
ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlÇE - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 5 26181 4389 4083

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

1 114 - EYYÜP ASLAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 20 0 20.00 20 0 20.00 88.00 1.00 87.67 495.966 8 1 1 1 1

2 79 - ESMANUR GÖKDEMİR
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 89.00 1.00 88.67 494.512 10 2 2 2 1

3 47 - KORHAN ALİ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 20 0 20.00 86.00 4.00 84.68 487.475 43 4 3 1 1

4 175 - ASAL BÜŞRA
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 19 1 18.67 86.00 4.00 84.67 484.828 53 6 4 3 2

5 456 - ATAÇ HİRA NUR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.35 478.541 119 7 5 1 1

6 679 - DAMAR ABDULKADİR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 19 1 18.67 84.00 6.00 82.00 476.918 137 9 6 2 2

7 126 - ÜMİT BARAN BEKEN
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 17 2 16.33 83.00 6.00 81.00 472.631 204 11 7 1 1

8 150 - AVZEM KİNO
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 17 1 16.67 19 0 19.00 83.00 4.00 81.68 471.712 236 12 8 4 3

9 612 - İREM ŞENOL
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 20 0 20.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 82.00 8.00 79.34 471.513 237 13 9 5 2

10 27 - DENİZ YASEMİN
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / B 19 1 18.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 18 1 17.67 80.00 9.00 77.01 466.061 332 15 10 2 1

11 225 - HATİCE ERTAŞ
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 18 2 17.33 17 3 16.00 80.00 10.00 76.67 461.889 411 17 11 1 1

12 9 - ZEHRA DUYAN
	YUKARIAZIKLI ORTAOKULU	 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 461.803 412 18 12 1 1

13 165 - BİLGİÇ HİVRON
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 20 0 20.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 1 15.67 17 2 16.33 79.00 7.00 76.67 457.787 480 20 13 1 1

14 10 - ARSLAN YUSUF İSLAM
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 20 0 20.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 17 2 16.33 17 3 16.00 79.00 10.00 75.66 457.211 482 21 14 3 1

15 1021 - SÜMEYYE GÖKDEMİR
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 15 4 13.67 19 1 18.67 80.00 8.00 77.34 456.272 520 23 15 6 4

16 221 - ASMİN YILMAZ
	ZERGAN ORTAOKULU	 8 / C 18 2 17.33 8 1 7.67 8 2 7.33 6 3 5.00 18 0 18.00 18 1 17.67 76.00 9.00 73.00 453.786 555 26 16 1 1

17 170 - AZAT RONİ DEMİREL
mehmet akif inan ortaokulu 8 / F 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 20 0 20.00 78.00 11.00 74.33 453.705 556 27 17 7 1

18 65 - MUHARREM KALIN
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 14 3 13.00 20 0 20.00 78.00 9.00 75.00 453.455 560 28 18 1 1

19 751 - İSMAİL KILINÇ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 17 3 16.00 18 2 17.33 78.00 12.00 74.00 452.987 567 29 19 4 3

20 7 - OLİF.SUDE.OK.
	ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR KIZ ANAD 8 / A 19 0 19.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 16 3 15.00 78.00 10.00 74.66 452.675 570 30 20 1 1

21 284 - ÖZEN FATMANUR
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 19 1 18.67 18 2 17.33 78.00 12.00 74.01 449.903 641 35 21 2 1

22 781 - BAŞBOĞA MİZGİN
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / D 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 4 12.67 19 1 18.67 78.00 10.00 74.68 448.900 652 36 22 2 1

23 112 - SAİT KURTAY
	YUKARIAZIKLI ORTAOKULU	 8 / A 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 16 4 14.67 77.00 13.00 72.68 447.352 699 38 23 2 2

24 642 - ZENAN SULTAN ARAÇ
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 17 3 16.00 18 2 17.33 76.00 13.00 71.66 445.653 744 41 24 3 1

25 9 - HATİP BULUT
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 18 2 17.33 5 3 4.00 9 1 8.67 8 2 7.33 15 2 14.33 19 1 18.67 74.00 11.00 70.33 442.263 863 43 25 1 1

26 18 - KIZIL AZRA
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 18 2 17.33 17 3 16.00 76.00 14.00 71.33 441.434 869 44 26 5 1

27 90 - ÜMİT KARAASLAN
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 16 3 15.00 18 2 17.33 72.00 14.00 67.34 440.196 919 45 27 3 2

28 12 - Hİ ?NUR ERTAŞ
	ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR KIZ ANAD 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 18 2 17.33 16 3 15.00 74.00 15.00 69.00 439.191 929 46 28 2 2

29 92 - RENAS TARHAN
	GÜNLÜCE ORTAOKULU	 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 18 2 17.33 19 1 18.67 73.00 17.00 67.33 437.888 975 47 29 1 1

30 161 - ÇETİNTÜRK BERAT
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / D 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 17 3 16.00 16 4 14.67 74.00 16.00 68.67 437.460 982 48 30 3 2

31 999 - ÖMER TİMUR
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 76.00 14.00 71.32 437.114 985 49 31 8 5

32 59 - TARHAN MUHAMMED ENES
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / D 18 1 17.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 16 1 15.67 16 3 15.00 73.00 12.00 69.01 434.887 1035 50 32 4 2

33 5 - ARDİLAN FARİS
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / B 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 5 10.33 16 3 15.00 76.00 10.00 72.67 434.025 1077 53 33 1 1

34 395 - ARDA ALTIN
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / E 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 17 3 16.00 16 4 14.67 74.00 14.00 69.34 432.761 1137 55 34 5 1

35 109 - HEYMA MAİY
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / A 19 0 19.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 14 5 12.33 17 1 16.67 72.00 14.00 67.33 432.582 1139 56 35 1 1

36 33 - LEYLA DEĞER
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / A 18 1 17.67 7 3 6.00 10 0 10.00 8 1 7.67 15 1 14.67 15 4 13.67 73.00 10.00 69.68 430.920 1153 57 36 4 2

37 117 - NEHİR ERTAŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 16 3 15.00 15 4 13.67 75.00 13.00 70.67 428.987 1206 58 37 2 1

38 79 - SEHER DENGİZ
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / B 14 4 12.67 7 2 6.33 9 1 8.67 7 2 6.33 18 1 17.67 17 2 16.33 72.00 12.00 68.00 428.918 1224 60 38 4 2

39 145 - KALIN HİRANUR
	VATAN ORTAOKULU	 8 / C 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 13 1 12.67 16 3 15.00 73.00 10.00 69.66 428.121 1262 61 39 1 1

40 3 - KANŞIRAY YAĞMUR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 14 5 12.33 75.00 9.00 72.00 428.068 1263 62 40 3 2

41 758 - MUSTAFA YİVLİ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 3 5.00 15 2 14.33 16 3 15.00 71.00 14.00 66.33 426.930 1296 64 41 6 4

42 0 - MİNA BADAY
mehmet akif inan ortaokulu 8 / İ 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 1 7.67 12 2 11.33 16 3 15.00 72.00 10.00 68.67 426.234 1321 67 42 9 1

43 917 - NİSA BALCİ
mehmet akif inan ortaokulu 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 14 1 13.67 15 4 13.67 73.00 11.00 69.34 426.063 1322 68 43 10 1

44 580 - ROLEDA İLHAN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 4 8.67 18 1 17.67 73.00 10.00 69.67 423.942 1383 71 44 7 5

45 1 - HİDAYET ERAY ÇEÇEN
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 13 4 11.67 16 3 15.00 73.00 13.00 68.67 423.569 1388 72 45 5 3

46 435 - TURGAY YASİN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 14 2 13.33 17 2 16.33 70.00 14.00 65.33 422.792 1452 74 46 8 2

47 236 - ALİ ERTAŞ
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / A 19 1 18.67 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 15 5 13.33 16 4 14.67 70.00 20.00 63.34 422.205 1456 75 47 5 3

48 17 - ABDULLAH ÇAKIR
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 6 10.00 16 4 14.67 75.00 13.00 70.67 421.862 1463 76 48 11 3

49 408 - ASLİN GÜLER
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 16 3 15.00 17 2 16.33 70.00 18.00 64.00 421.499 1467 78 49 9 2
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

50 147 - HELEN BOZKURT
	ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 5 9.33 16 3 15.00 73.00 12.00 69.00 420.925 1525 80 50 1 1

51 668 - MAHMUD M?AMMED
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 15 2 14.33 17 2 16.33 71.00 15.00 65.99 419.266 1540 81 51 1 1

52 882 - MUSTAFA DEMİRCAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 16 3 15.00 6 4 4.67 10 0 10.00 7 2 6.33 16 2 15.33 15 3 14.00 70.00 14.00 65.33 419.249 1541 82 52 12 6

53 384 - İREMNAZ KIZIL
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 14 4 12.67 16 4 14.67 72.00 16.00 66.68 418.672 1596 84 53 13 4

54 1093 - DURGAN YAĞMUR
mehmet akif inan ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 17 0 17.00 68.00 9.00 65.00 417.905 1601 85 54 14 1

55 446 - ELİF ECE AKİKOL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 13 6 11.00 73.00 11.00 69.34 416.924 1655 88 55 4 3

56 8 - DAMAR ENES
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / D 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 15 4 13.67 16 4 14.67 70.00 19.00 63.68 416.481 1660 89 56 6 3

57 1234 - MUSA SÜMER AAA
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 16 3 15.00 13 7 10.67 73.00 16.00 67.67 416.293 1662 90 57 15 7

58 724 - ARYA DEMİR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 11 5 9.33 17 3 16.00 69.00 16.00 63.67 415.821 1668 91 58 10 3

59 172 - DENİZ ECRİN
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / A 17 2 16.33 5 5 3.33 9 1 8.67 4 3 3.00 12 1 11.67 18 1 17.67 65.00 13.00 60.67 414.832 1728 94 59 7 4

60 165 - ALİ DENİZ
	ADNAN MENDERES İMAM HATİP
OR

8 / A 20 0 20.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 3 5.00 10 5 8.33 16 2 15.33 68.00 14.00 63.33 414.697 1729 95 60 1 1

61 48 - SEFİYYE SEVİNÇ
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 16 3 15.00 7 1 6.67 10 0 10.00 4 6 2.00 16 2 15.33 15 4 13.67 68.00 16.00 62.67 414.680 1730 96 61 2 2

62 61 - DAMLA ATASEVER
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / E 18 1 17.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 10 4 8.67 17 2 16.33 69.00 12.00 65.00 414.560 1733 97 62 11 1

63 108 - BEYZANUR TUTAL
	VATAN ORTAOKULU	 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 13 4 11.67 15 4 13.67 70.00 16.00 64.67 414.163 1737 98 63 2 2

64 657 - CAN MUSTAFA
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / D 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 5 8.33 18 2 17.33 69.00 16.00 63.66 412.534 1808 99 64 8 4

65 70 - ÖZER KÜBRA
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / İ 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 13 3 12.00 15 5 13.33 69.00 17.00 63.33 412.048 1816 100 65 1 1

66 33 - HASAN DİNLER
	KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKUL

8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 5 1.33 16 3 15.00 17 3 16.00 66.00 21.00 59.00 411.734 1820 101 66 1 1

67 142 - EKSİK MEDİNE
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 16 3 15.00 6 3 5.00 10 0 10.00 6 4 4.67 13 0 13.00 16 3 15.00 67.00 13.00 62.67 411.510 1832 102 67 2 1

68 519 - HACİRE SÖYKÜM
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 13 3 12.00 15 4 13.67 68.00 17.00 62.34 411.445 1833 103 68 1 1

69 1520 - EMİRHAN GÖÇMEN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / B 20 0 20.00 5 5 3.33 10 0 10.00 5 3 4.00 9 2 8.33 16 2 15.33 65.00 12.00 60.99 410.961 1888 106 69 16 2

70 45 - ÖZERGİN YUSUF
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 3 5.00 11 2 10.33 16 3 15.00 67.00 14.00 62.33 409.917 1901 107 70 2 1

71 209 - SEFA SÜLEYMAN
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / F 16 3 15.00 6 3 5.00 10 0 10.00 7 2 6.33 12 1 11.67 16 2 15.33 67.00 11.00 63.33 409.718 1903 108 71 1 1

72 633 - YILMAZ DENİZ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 3 2.00 15 4 13.67 17 3 16.00 66.00 19.00 59.67 409.614 1911 109 72 12 1

73 44 - ESRA KILINÇ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 3 4.00 10 4 8.67 17 2 16.33 67.00 14.00 62.33 409.363 1914 110 73 1 1

74 486 - KAVAK SÜMEYYE
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / C 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 13 2 12.33 15 3 14.00 68.00 12.00 64.00 409.103 1954 113 74 9 1

75 13 - ÇELİK ECRİN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 14 4 12.67 14 5 12.33 70.00 17.00 64.34 409.016 1957 114 75 17 5

76 328 - KIZILÇINAR MARYA
mehmet akif inan ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 4 6.67 18 2 17.33 69.00 13.00 64.66 408.962 1959 115 76 18 2

77 227 - GENÇ HEYYAM NUR
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / B 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 8 4 6.67 16 3 15.00 67.00 12.00 63.01 408.888 1961 116 77 10 1

78 275 - YUSUF ÖZÇELİK
	ZERGAN ORTAOKULU	 8 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 5 1.33 11 2 10.33 17 3 16.00 66.00 14.00 61.33 408.598 1966 117 78 2 1

79 0 - YAREN ÖZEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 5 5 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 13 3 12.00 16 4 14.67 68.00 18.00 62.00 408.429 1967 118 79 5 4

80 25 - İLTER M MİRAÇ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 16 4 14.67 12 7 9.67 71.00 18.00 65.01 408.347 1969 119 80 6 2

81 320 - İPEKEŞEN İBRAHİM
	ANAFARTALAR ORTAOKULU	 8 / C 19 0 19.00 6 3 5.00 9 1 8.67 6 1 5.67 17 2 16.33 7 1 6.67 64.00 8.00 61.34 407.674 1975 120 81 1 1

82 100 - YALÇINYBARIŞ
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 11 4 9.67 16 3 15.00 67.00 16.00 61.67 407.520 1986 121 82 11 2

83 380 - ESAT TURAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / H 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 14 3 13.00 15 4 13.67 66.00 19.00 59.67 407.117 2039 122 83 19 1

84 47 - KOTBOĞA GÜLÇİN
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 5 2.33 12 4 10.67 17 3 16.00 68.00 17.00 62.34 406.861 2047 123 84 12 5

85 3 - BARAN FİDAN
YUNUS EMRE ORTAOKULU 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 1 9.67 17 3 16.00 68.00 12.00 64.00 406.308 2054 124 85 1 1

86 354 - AYDIN M.SELİM
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 6 3 5.00 9 1 8.67 6 4 4.67 11 6 9.00 17 3 16.00 67.00 19.00 60.67 406.227 2056 125 86 7 1

87 503 - NUJİNPELİN TA Ş
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / E 18 2 17.33 6 3 5.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 2 10.33 14 5 12.33 68.00 13.00 63.66 405.300 2077 126 87 1 1

88 467 - BARAN ECEZZ
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 16 3 15.00 14 5 12.33 69.00 18.00 62.99 405.065 2143 129 88 6 2

89 606 - NEHİR DGR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 7 3 6.00 17 2 16.33 66.00 12.00 62.00 404.821 2150 130 89 13 1

90 221 - BADILLI HİCRAN
	VATAN ORTAOKULU	 8 / C 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 3 2 2.33 12 3 11.00 15 5 13.33 66.00 13.00 61.66 404.465 2155 131 90 3 3

91 980 - ASMİN TANRİVERDİ
	ARIKLI ORTAOKULU	 8 / A 17 2 16.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 5 12.33 14 5 12.33 68.00 19.00 61.66 404.363 2156 132 91 1 1

92 590 - BİLAL ERTAŞ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 14 4 12.67 14 5 12.33 67.00 19.00 60.66 404.196 2163 133 92 14 4

93 28 - SELMA YILDIRIM
YUNUS EMRE ORTAOKULU 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 13 0 13.00 14 5 12.33 65.00 14.00 60.33 403.983 2169 134 93 2 2

94 362 - HAYRUNNİSA AĞAR
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / E 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 3 8.00 15 3 14.00 68.00 12.00 64.00 403.943 2170 135 94 7 2

95 384 - KASLAN DAVUT
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 16 2 15.33 16 4 14.67 66.00 20.00 59.34 403.867 2173 136 95 2 1

96 446 - URTEKİN ZEYNEP
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / C 19 0 19.00 8 2 7.33 8 0 8.00 4 6 2.00 11 5 9.33 15 4 13.67 65.00 17.00 59.33 403.850 2174 137 96 13 2

97 249 - ERTAŞ BERİTAN
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 12 5 10.33 14 6 12.00 69.00 18.00 62.99 403.784 2177 138 97 14 5

98 10 - AKKAYA LİNA
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / B 15 5 13.33 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 14 2 13.33 16 2 15.33 66.00 18.00 59.99 403.719 2184 140 98 6 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

99 13 - HADRA GÜL DUYAN
	YUKARIAZIKLI ORTAOKULU	 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 12 4 10.67 15 5 13.33 67.00 19.00 60.66 403.436 2192 141 99 3 3

100 596 - TURG Y LEYLA
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / D 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 8 4 6.67 18 1 17.67 66.00 13.00 61.67 403.231 2199 142 100 2 1

101 209 - SARİBOĞA HEDİYE
	SÜREKLİ ORTAOKULU	 8 / C 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 11 5 9.33 15 4 13.67 66.00 19.00 59.67 402.959 2242 143 101 1 1

102 501 - BİŞAR KADAK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 17 3 16.00 5 0 5.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 3 12.00 14 6 12.00 67.00 14.00 62.34 402.733 2246 144 102 8 2

103 1315 - YUSUF ORHAN
	BAHÇELİEVLER ORTAOKULU	 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 14 5 12.33 14 6 12.00 67.00 22.00 59.66 402.687 2249 145 103 1 1

104 98 - TÜLİN TARHAN
	GÜNLÜCE İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 14 2 13.33 16 4 14.67 67.00 19.00 60.67 400.171 2343 147 104 1 1

105 36 - BARAN ORTEKİN
	İMKB ORTAOKULU	 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 4 2.67 10 6 8.00 16 4 14.67 66.00 18.00 60.00 399.868 2345 148 105 1 1

106 669 - HARUN İLİŞ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / H 19 1 18.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 5 2.33 14 1 13.67 12 7 9.67 63.00 20.00 56.34 399.491 2355 149 106 15 1

107 0 - M EMİR BARAŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 17 2 16.33 6 4 4.67 8 1 7.67 6 2 5.33 10 2 9.33 16 2 15.33 63.00 13.00 58.66 399.066 2404 150 107 9 3

108 629 - YÜCEDAĞ KURTAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 3 6 1.00 8 4 6.67 16 3 15.00 64.00 16.00 58.67 398.880 2406 151 108 10 5

109 234 - FURKAN ZAMUR
HALİL TÜFEKÇİ ORTAOKULU 8 / B 18 2 17.33 6 4 4.67 4 5 2.33 5 5 3.33 13 7 10.67 17 3 16.00 63.00 26.00 54.33 398.719 2411 152 109 1 1

110 47 - BÜŞRA İNCİ
mehmet akif inan ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 12 3 11.00 14 5 12.33 68.00 16.00 62.67 398.657 2412 153 110 20 1

111 1098 - YUNUS AKAR
mehmet akif inan ortaokulu 8 / İ 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 15 5 13.33 67.00 13.00 62.67 398.136 2429 154 111 21 2

112 54 - S ŞEYHMUS ALTUN
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 4 2.67 14 2 13.33 14 4 12.67 64.00 18.00 58.01 397.983 2430 155 112 3 2

113 610 - ZAMUR MUHAMMED
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 7 3 6.00 16 2 15.33 65.00 12.00 60.99 397.600 2447 156 113 3 2

114 742 - FATMA OZA N
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 14 6 12.00 14 5 12.33 66.00 23.00 58.32 397.367 2449 157 114 16 5

115 533 - UMUT MERT KAYA
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 12 7 9.67 68.00 15.00 63.01 396.747 2498 158 115 11 6

116 418 - URT M ALİ
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 6 4 4.67 4 5 2.33 11 2 10.33 17 2 16.33 63.00 18.00 57.00 396.654 2501 159 116 2 1

117 769 - TURGUT HAVVANUR
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / D 15 5 13.33 8 1 7.67 10 0 10.00 7 3 6.00 11 4 9.67 16 3 15.00 67.00 16.00 61.67 396.530 2504 160 117 1 1

118 272 - İSHAK AYDOĞAN
	VATAN ORTAOKULU	 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 16 2 15.33 13 4 11.67 65.00 18.00 59.00 395.591 2529 161 118 4 1

119 475 - MUHAMMED NEBİ ARAS
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 13 4 11.67 15 5 13.33 67.00 20.00 60.33 395.370 2530 162 119 12 3

120 447 - ENES KARABOĞA
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 11 4 9.67 15 5 13.33 66.00 19.00 59.67 395.312 2556 163 120 17 6

121 163 - NİSA AKSOY
mehmet akif inan ortaokulu 8 / H 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 6 0.00 13 2 12.33 15 4 13.67 62.00 19.00 55.67 395.264 2578 166 121 22 2

122 194 - BAHOZ EKN. CR
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / B 18 2 17.33 6 3 5.00 5 3 4.00 4 6 2.00 12 4 10.67 16 4 14.67 61.00 22.00 53.67 394.945 2584 167 122 2 2

123 114 - MÜCAHİT BERK AKSOY
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 11 2 10.33 12 5 10.33 65.00 15.00 59.99 394.367 2591 168 123 3 1

124 575 - ERTEM BERAT
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / F 16 2 15.33 6 3 5.00 8 1 7.67 5 4 3.67 9 2 8.33 17 1 16.67 61.00 13.00 56.67 394.039 2596 169 124 4 1

125 420 - ÖMER YALÇIN
mehmet akif inan ortaokulu 0 / 0 19 1 18.67 5 5 3.33 9 1 8.67 0 0 0.00 9 2 8.33 15 1 14.67 57.00 10.00 53.67 393.896 2598 170 125 23 1

126 169 - AKSOY CİVAN
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 10 4 8.67 18 2 17.33 64.00 18.00 58.00 393.572 2613 171 126 15 3

127 128 - MARYA S
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / C 18 2 17.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 0 9.00 15 4 13.67 62.00 16.00 56.67 393.520 2615 172 127 4 3

128 273 - AYAN RÜMEYSA
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / B 18 1 17.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 8 3 7.00 15 3 14.00 63.00 15.00 58.00 392.480 2684 174 128 2 1

129 6 - EBRAR TARHAN
	GÜNLÜCE İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 2 9.33 16 4 14.67 64.00 18.00 58.00 392.429 2685 175 129 2 2

130 1009 - YEL YUSUF
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / A 13 6 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 12 2 11.33 15 2 14.33 66.00 14.00 61.33 392.358 2688 176 130 3 2

131 463 - OĞUZEFE
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 2 5 0.33 10 3 9.00 16 2 15.33 62.00 16.00 56.67 391.451 2710 177 131 18 3

132 267 - AY ZEYNEP
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / D 17 2 16.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 2 8.33 14 5 12.33 65.00 14.00 60.32 391.248 2773 179 132 4 1

133 503 - SEFA ÇAPRAS
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 7 5.67 12 6 10.00 67.00 16.00 61.68 391.048 2774 180 133 13 7

134 612 - MELEK ABA
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 13 3 12.00 16 4 14.67 63.00 23.00 55.33 390.678 2780 181 134 8 3

135 57 - KARAKAYA BÜNYAMİN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 3 1.00 12 2 11.33 13 7 10.67 61.00 18.00 55.00 390.270 2796 182 135 19 6

136 71 - ÖZER MERVE
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / İ 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 3 4.00 11 6 9.00 16 4 14.67 64.00 21.00 57.01 390.142 2798 183 136 3 2

137 517 - AYDAR GÜLSEREN
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / G 16 2 15.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 0 8.00 4 1 3.67 17 2 16.33 64.00 6.00 62.00 389.873 2806 184 137 5 1

138 813 - SEMANUR KANDEMİR
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / E 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 5 6.33 14 3 13.00 65.00 15.00 59.99 389.854 2810 185 138 2 1

139 29 - SEHER YILDIRIM
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 1 7.67 16 3 15.00 8 6 6.00 66.00 16.00 60.67 389.843 2813 186 139 9 4

140 99 - TEKİN MEHMET MAHİR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 15 3 14.00 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 6 6 4.00 18 2 17.33 66.00 13.00 61.67 388.732 2887 189 140 20 7

141 148 - YUSUF BOZAN KUTLU ..
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 11 4 9.67 13 7 10.67 66.00 19.00 59.68 388.364 2894 190 141 21 8

142 653 - KIZILDAĞ JİYAN
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 12 2 11.33 11 5 9.33 62.00 18.00 55.99 387.732 2911 191 142 16 3

143 159 - BADE DİLEN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / İ 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 12 2 11.33 12 6 10.00 60.00 17.00 54.33 387.710 2912 192 143 24 3

144 100 - BİNGÖL MEYSERE
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 3 3.00 9 1 8.67 14 4 12.67 60.00 15.00 55.00 387.681 2913 193 144 22 4

145 507 - YUNUS EMRE İLİŞ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / H 14 6 12.00 2 0 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 15 3 14.00 15 4 13.67 60.00 19.00 53.67 387.175 2968 195 145 23 2

146 277 - YUSF TUNÇ
	YOLALDI ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 2 8.33 14 6 12.00 64.00 17.00 58.32 386.430 2982 197 146 1 1

147 228 - ABİÇ NAZLI
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / D 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 13 2 12.33 12 6 10.00 63.00 20.00 56.33 386.235 2988 198 147 10 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

148 44 - ELİF ASLAN
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / A 16 2 15.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 14 1 13.67 62.00 11.00 58.32 386.155 2990 199 148 7 4

149 149 - MERT KARAKUŞ
	IŞIKLAR ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 11 9 8.00 15 5 13.33 64.00 26.00 55.33 384.816 3062 200 149 1 1

150 755 - MUSA BARAN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 2 3 1.00 10 5 8.33 13 7 10.67 60.00 20.00 53.34 383.337 3155 201 150 24 5

151 285 - ZENGİN CANSU
mehmet akif inan ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 11 2 10.33 11 6 9.00 63.00 17.00 57.33 383.097 3157 202 151 25 3

152 147 - MAHMUT HAMMO
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / B 14 5 12.33 5 5 3.33 10 0 10.00 3 1 2.67 13 3 12.00 15 5 13.33 60.00 19.00 53.66 382.965 3161 203 152 3 1

153 785 - MEHMET ALİ KARATAY
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / D 16 4 14.67 7 2 6.33 9 1 8.67 4 2 3.33 13 3 12.00 12 6 10.00 61.00 18.00 55.00 382.854 3163 204 153 3 2

154 670 - ÖZGE AKKOYUN
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 0 / 0 16 3 15.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 10 5 8.33 14 6 12.00 64.00 19.00 57.66 382.595 3167 205 154 11 1

155 299 - TURGAY LOKMAN
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / A 18 1 17.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 2 2.33 11 4 9.67 13 7 10.67 59.00 20.00 52.34 382.257 3183 206 155 17 6

156 537 - YEKDAR ELMAS
mehmet akif inan ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 4 5.67 12 7 9.67 64.00 16.00 58.67 382.182 3185 207 156 26 4

157 103 - ALİ KOÇHAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 6 4 4.67 10 0 10.00 3 6 1.00 11 3 10.00 12 6 10.00 60.00 21.00 53.00 382.165 3186 208 157 27 2

158 76 - EREN CAFER
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 16 3 15.00 10 10 6.67 65.00 24.00 57.00 381.737 3205 210 158 28 6

159 443 - YAREN ERCAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 8 5 6.33 17 3 16.00 61.00 22.00 53.67 381.146 3274 212 159 14 4

160 508 - LİAN MOLLAİSMAİL
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 13 4 11.67 64.00 12.00 60.01 380.351 3290 214 160 4 2

161 598 - ŞİMŞEK ARJİN
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / E 16 4 14.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 11 2 10.33 15 5 13.33 59.00 24.00 50.99 379.750 3306 215 161 2 2

162 1075 - TAŞKIRAN NİDA
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 10 8 7.33 13 6 11.00 64.00 23.00 56.33 379.316 3352 217 162 29 7

163 19 - MNUR KURTAY
	YUKARIAZIKLI ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 13 5 11.33 61.00 16.00 55.67 378.983 3360 218 163 4 4

164 106 - SEVİM KARTAL
	SÜREKLİ ORTAOKULU	 8 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 2 8.33 15 5 13.33 62.00 19.00 55.66 378.954 3362 219 164 2 2

165 81 - ABADİ HELMA
	BOZHÖYÜK ORTAOKULU	 8 / C 15 2 14.33 7 2 6.33 10 0 10.00 3 0 3.00 8 3 7.00 14 0 14.00 57.00 7.00 54.66 378.643 3364 220 165 1 1

166 476 - RUKEN ADANIR
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 14 6 12.00 7 2 6.33 9 1 8.67 8 1 7.67 15 3 14.00 10 6 8.00 63.00 19.00 56.67 378.046 3376 221 166 12 5

167 154 - MERYEM GÜNEŞ
	IŞIKLAR ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 4 1.67 8 1 7.67 14 6 12.00 59.00 17.00 53.34 377.946 3395 222 167 2 2

168 215 - BERAT AYDOĞAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / I 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 1 1 0.67 11 4 9.67 12 1 11.67 57.00 13.00 52.68 377.800 3399 223 168 30 1

169 143 - AHMET BEYAZİT
YUNUS EMRE ORTAOKULU 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 4 1.67 10 3 9.00 13 7 10.67 60.00 20.00 53.34 377.799 3400 224 169 3 1

170 888 - ZEYNEP SU SÜMERLİ
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / D 15 2 14.33 6 3 5.00 7 1 6.67 3 2 2.33 9 2 8.33 15 1 14.67 55.00 11.00 51.33 377.519 3435 226 170 5 3

171 21 - BERAT ERTAŞ
	DİKMEN ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 5 4 3.67 9 0 9.00 2 1 1.67 6 0 6.00 15 0 15.00 54.00 8.00 51.34 377.450 3448 229 171 1 1

172 640 - TUSEM AKDDĞ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 4 9.67 11 9 8.00 64.00 21.00 57.00 377.442 3449 230 172 25 9

173 21 - ERTEKİN MUHAMMED
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 5 2.33 7 5 5.33 15 3 14.00 61.00 17.00 55.33 377.332 3452 231 173 8 4

174 491 - BARAN DEĞER
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 19 1 18.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 6 4.00 13 7 10.67 63.00 19.00 56.68 376.286 3473 232 174 26 2

175 708 - ROSİDA AKIN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / E 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 8 4 6.67 14 3 13.00 60.00 17.00 54.34 375.855 3489 233 175 27 2

176 317 - BURAK YALÇIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 6 5.00 14 4 12.67 64.00 17.00 58.34 375.822 3491 234 176 15 5

177 266 - YUSUFOĞLU ROZERİN
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / A 16 2 15.33 6 3 5.00 9 1 8.67 4 6 2.00 10 4 8.67 13 3 12.00 58.00 19.00 51.67 375.596 3497 235 177 18 7

178 243 - AYSEL DEMİREL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 6 2.00 8 5 6.33 17 3 16.00 61.00 21.00 53.99 375.504 3542 237 178 16 6

179 76 - HAYRÜNNİSA CAYLAN
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / A 16 3 15.00 6 4 4.67 8 1 7.67 5 5 3.33 10 1 9.67 13 5 11.33 58.00 19.00 51.67 375.208 3545 238 179 3 1

180 1099 - YUNUS AKYEL
mehmet akif inan ortaokulu 8 / C 19 1 18.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 9 2 8.33 12 8 9.33 58.00 23.00 50.33 374.879 3549 239 180 31 3

181 72 - HİVDA KILINÇ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 16 3 15.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 3 4.00 9 3 8.00 14 5 12.33 59.00 19.00 52.66 374.807 3550 240 181 2 1

182 98 - AY AHMET
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / H 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 10 2 9.33 16 3 15.00 59.00 22.00 51.67 374.712 3554 241 182 6 1

183 369 - ŞEVİN NİSA ATLİ
mehmet akif inan ortaokulu 8 / F 15 5 13.33 5 5 3.33 6 3 5.00 7 3 6.00 13 5 11.33 14 6 12.00 60.00 27.00 50.99 374.502 3563 243 183 32 2

184 373 - MUHAMMED BAYAT
	İMKB ORTAOKULU	 8 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 3 5.00 13 2 12.33 13 5 11.33 61.00 21.00 54.00 374.325 3566 244 184 2 1

185 232 - MERYEM SÜREN
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 0 9.00 6 4 4.67 3 3 2.00 17 2 16.33 59.00 15.00 54.00 374.324 3567 245 185 3 3

186 602 - GÖRKEM ATSIZ
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / E 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 11 1 10.67 12 7 9.67 61.00 20.00 54.34 373.693 3582 246 186 13 3

187 154 - BİLGİÇ SONGÜL
	YOLALDI ORTAOKULU	 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 12 8 9.33 60.00 20.00 53.34 373.434 3652 248 187 2 2

188 99 - BİLGİÇ FURKAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 11 4 9.67 12 8 9.33 62.00 23.00 54.33 373.324 3656 249 188 17 7

189 78 - UMUT YORTAÇ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 0 5 -1.67 12 4 10.67 11 7 8.67 56.00 23.00 48.34 372.973 3661 250 189 28 7

190 254 - SEFA KURTAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 8 4.33 15 5 13.33 63.00 21.00 56.00 372.914 3662 251 190 18 8

191 257 - ABDURRAHM N KÜÇTEKİN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 17 2 16.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 4 6.67 11 4 9.67 60.00 16.00 54.67 371.525 3750 254 191 4 1

192 533 - ESİLA BÜLBÜL
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 4 4 2.67 8 2 7.33 7 3 6.00 13 6 11.00 12 8 9.33 60.00 27.00 51.00 371.236 3752 255 192 33 8

193 293 - BAYRAM HACER
	24 KASIM ORTAOKULU	 8 / D 19 1 18.67 4 5 2.33 9 1 8.67 4 4 2.67 7 4 5.67 13 5 11.33 56.00 20.00 49.34 371.166 3753 256 193 1 1

194 81 - NUPELDA AKKAYA
	ANAFARTALAR ORTAOKULU	 8 / A 16 2 15.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 3 5.00 7 1 6.67 13 3 12.00 57.00 14.00 52.34 371.067 3757 257 194 2 1

195 185 - BÜNYAMİN BAHADUR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 2 4.33 6 1 5.67 15 4 13.67 59.00 14.00 54.33 370.946 3759 258 195 19 4

196 987 - BOZAN YEZDA
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / D 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 3 7.00 10 9 7.00 62.00 18.00 56.00 370.807 3762 259 196 7 2
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

197 22 - BATUHAN YALÇINKAYA
	SANCARLI ORTAOKULU	 8 / A 14 4 12.67 7 3 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 13 2 12.33 12 6 10.00 56.00 18.00 50.00 370.489 3777 260 197 1 1

198 135 - ABDULLAH AYDEMİR
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / B 15 5 13.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 9 6 7.00 17 3 16.00 58.00 27.00 48.99 370.463 3779 261 198 4 3

199 54 - MAHSUN DOĞAN AY
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / B 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 7 0.67 10 1 9.67 10 3 9.00 57.00 16.00 51.67 370.428 3780 262 199 4 2

200 627 - GÜNDOĞDU KÜBRA
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / G 17 3 16.00 4 6 2.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 2 8.33 11 6 9.00 59.00 19.00 52.66 370.264 3781 263 200 8 2

201 442 - GANİ ÇEÇEN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 18 1 17.67 7 3 6.00 7 2 6.33 7 1 6.67 6 7 3.67 14 5 12.33 59.00 19.00 52.67 370.128 3790 264 201 29 3

202 260 - TOKAY FİRDEVS
HALİL TÜFEKÇİ ORTAOKULU 8 / A 16 3 15.00 7 2 6.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 15 5 13.33 60.00 18.00 54.00 369.837 3797 265 202 2 1

203 168 - İNAN MALİK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 18 1 17.67 8 1 7.67 6 2 5.33 6 4 4.67 7 1 6.67 10 1 9.67 55.00 10.00 51.68 369.771 3798 266 203 5 2

204 1037 - ÇEÇAN ZELAL
mehmet akif inan ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 9 3 8.00 13 7 10.67 58.00 24.00 50.01 369.623 3850 268 204 34 3

205 209 - RÜMEYSA KAPLAN
	IŞIKLAR ORTAOKULU	 8 / B 19 1 18.67 6 2 5.33 9 1 8.67 3 3 2.00 6 3 5.00 12 4 10.67 55.00 14.00 50.34 369.569 3871 269 205 3 1

206 674 - YILDIRIM NAZ KEVSER
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 2 3.33 5 1 4.67 11 4 9.67 56.00 11.00 52.34 369.369 3873 270 206 5 2

207 195 - KANDEMİR FİKRİYE
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 3 5.00 5 5 3.33 17 2 16.33 58.00 20.00 51.33 368.998 3878 271 207 6 3

208 238 - MUSTAFA SAĞLAM
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 3 7 0.67 11 2 10.33 12 8 9.33 58.00 25.00 49.67 368.741 3882 272 208 5 1

209 481 - BAHADUR OLCAY
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 14 6 12.00 6 4 4.67 6 3 5.00 10 0 10.00 12 4 10.67 13 7 10.67 61.00 24.00 53.01 368.685 3883 273 209 30 10

210 1513 - ÖZTÜRK NİSA
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 16 4 14.67 7 3 6.00 9 0 9.00 4 4 2.67 11 1 10.67 10 6 8.00 57.00 18.00 51.01 368.028 3908 274 210 35 8

211 95 - EMİN AKIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 16 3 15.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 3 3.00 14 6 12.00 11 9 8.00 58.00 28.00 48.66 368.007 3909 275 211 20 9

212 88 - TARHAN ELİF
	GÜNLÜCE İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 4 1.67 6 2 5.33 14 6 12.00 57.00 18.00 51.00 367.678 3926 276 212 3 3

213 127 - DALMIŞ ECRİN
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / D 15 5 13.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 3 4.00 11 2 10.33 13 6 11.00 57.00 23.00 49.32 367.531 3972 280 213 14 4

214 877 - S.A.M.E.T B.O.Z.A.N
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 4 2.67 9 6 7.00 11 6 9.00 58.00 22.00 50.67 367.483 3974 281 214 15 2

215 232 - SAMETCAN YILDIRIM
YUNUS EMRE ORTAOKULU 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 2 4.33 13 5 11.33 59.00 16.00 53.66 367.192 3976 282 215 4 2

216 77 - HİVRON GÜNER
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 4 2 3.33 14 5 12.33 57.00 18.00 50.99 367.130 3978 283 216 3 2

217 196 - NADİRE NERGİZ...
	IŞIKLAR ORTAOKULU	 8 / A 16 4 14.67 5 2 4.33 8 1 7.67 0 5 -1.67 10 2 9.33 13 3 12.00 52.00 17.00 46.33 366.985 3983 284 217 4 3

218 78 - ERTAŞ HİLAL
	GÜNLÜCE ORTAOKULU	 8 / A 20 0 20.00 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 7 3.67 14 6 12.00 56.00 27.00 47.00 366.899 3985 285 218 2 2

219 732 - MEMO ERTAŞ
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / D 16 3 15.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 10 4 8.67 14 6 12.00 56.00 27.00 47.00 366.630 3996 286 219 19 6

220 198 - YUSUF GÜNDÜZ
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / E 16 4 14.67 2 8 -0.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 9 6.00 14 6 12.00 61.00 27.00 52.00 366.541 3997 287 220 3 3

221 430 - ELİF TÜFEK
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / E 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 1 7.67 13 7 10.67 58.00 21.00 51.01 365.926 4014 288 221 16 4

222 15 - HİRANUR DUYAN
	YUKARIAZIKLI ORTAOKULU	 8 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 4 1.67 10 3 9.00 13 4 11.67 56.00 21.00 49.01 365.897 4015 289 222 5 5

223 552 - ŞEVDAR ABLAY
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 7 0.67 8 10 4.67 14 6 12.00 60.00 28.00 50.67 365.889 4016 290 223 17 3

224 308 - FURKAN OKTAY
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 4 3.67 12 7 9.67 11 9 8.00 59.00 29.00 49.34 365.683 4044 291 224 18 4

225 566 - ÇEÇAN ER
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / D 15 4 13.67 3 3 2.00 9 1 8.67 4 5 2.33 9 2 8.33 14 4 12.67 54.00 19.00 47.67 365.209 4083 292 225 6 4

226 21 - MEDYA ÖMER
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 18 2 17.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 3 7.00 13 6 11.00 55.00 25.00 46.67 364.917 4093 293 226 4 4

227 992 - AKARCA RÜMEYSA
mehmet akif inan ortaokulu 0 / 0 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 7 4.67 13 6 11.00 58.00 25.00 49.67 364.611 4104 294 227 36 2

228 468 - BERNA IRMAK
mehmet akif inan ortaokulu 8 / I 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 8 3 7.00 9 9 6.00 58.00 21.00 51.00 364.452 4105 295 228 37 2

229 220 - SITERA YILDIZ
	DİKMEN ORTAOKULU	 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 7 6 5.00 15 2 14.33 58.00 21.00 50.99 364.028 4126 297 229 2 1

230 195 - KILINÇ SABRİ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 5 2.33 6 7 3.67 12 7 9.67 58.00 23.00 50.34 363.923 4128 298 230 6 2

231 59 - MİZGİN SLGN.
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / B 16 3 15.00 6 4 4.67 10 0 10.00 3 5 1.33 6 1 5.67 14 5 12.33 55.00 18.00 49.00 363.731 4134 299 231 5 4

232 181 - EREN ABDULLAH
	BOZHÖYÜK ORTAOKULU	 8 / C 15 3 14.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 2 1.33 8 2 7.33 12 4 10.67 55.00 13.00 50.67 363.716 4146 302 232 2 2

233 3 - ZEHRA NAZ KILINÇ
	ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR KIZ ANAD 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 11 3 10.00 12 6 10.00 57.00 25.00 48.66 363.422 4179 303 233 3 3

234 76 - KARTAL HİLAL
	SÜREKLİ ORTAOKULU	 8 / C 17 3 16.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 3 4.00 15 5 13.33 56.00 22.00 48.66 363.048 4185 304 234 3 3

235 496 - BAHADUR YUSUF
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 2 5.33 5 5 3.33 10 7 7.67 59.00 16.00 53.67 362.872 4188 305 235 21 5

236 321 - ÖNER BERKAY
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / H 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 13 2 12.33 15 5 13.33 57.00 27.00 47.99 362.604 4201 306 236 9 2

237 1714 - TÜRKAN KARAKUŞ
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 14 4 12.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 2 1.33 10 6 8.00 14 4 12.67 55.00 21.00 48.01 362.387 4204 307 237 38 9

238 311 - ÖZMEN AHMET
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 17 3 16.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 12 2 11.33 9 10 5.67 57.00 26.00 48.34 362.111 4223 308 238 22 8

239 718 - ALYA ÖLKER
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 8 6 6.00 12 5 10.33 54.00 22.00 46.66 361.647 4290 309 239 31 8

240 283 - MİRAÇ KAYA
HALİL TÜFEKÇİ ORTAOKULU 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 12 7 9.67 13 7 10.67 59.00 30.00 49.01 361.546 4294 310 240 3 2

241 87 - CEMİL ÇELİK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 17 2 16.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 3 2.00 4 3 3.00 14 3 13.00 54.00 15.00 48.99 361.282 4301 311 241 7 3

242 1201 - EKİN ASLAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / İ 15 5 13.33 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 10 5 8.33 12 6 10.00 58.00 25.00 49.66 360.981 4302 312 242 39 4

243 91 - HAVVA ÇAKAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 17 2 16.33 6 4 4.67 8 1 7.67 6 1 5.67 7 1 6.67 10 4 8.67 54.00 13.00 49.68 360.785 4304 313 243 23 9

244 811 - MİRZA GÜNGÖR
mehmet akif inan ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 6 4 4.67 10 0 10.00 3 7 0.67 4 8 1.33 14 5 12.33 56.00 25.00 47.67 360.233 4332 314 244 40 5

245 60 - BARAN GÜMÜŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 6 0.00 6 4 4.67 11 7 8.67 55.00 21.00 48.01 360.220 4334 315 245 24 10
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

246 11 - MUHAMMED BUDAK
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 2 7 -0.33 5 2 4.33 16 4 14.67 55.00 21.00 48.00 360.133 4337 316 246 5 5

247 73 - RIDVAN KAYA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 3 2.00 5 2 4.33 13 6 11.00 55.00 17.00 49.33 360.113 4339 317 247 8 3

248 463 - MUSTAFA AVCI
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 2 2.33 7 6 5.00 12 7 9.67 57.00 20.00 50.34 359.883 4341 318 248 19 6

249 656 - ÇEÇEN HEJA
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 7 4.67 15 5 13.33 60.00 24.00 52.00 359.816 4343 319 249 20 7

250 210 - NİDA KILIÇ
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / B 16 3 15.00 4 5 2.33 9 1 8.67 3 6 1.00 7 3 6.00 14 4 12.67 53.00 22.00 45.67 359.624 4399 320 250 6 5

251 361 - MUHAMED AKAK
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 3 4 1.67 15 4 13.67 56.00 19.00 49.67 359.475 4401 321 251 5 3

252 67 - MÜLTEZEM EZİM
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 5 3.33 14 6 12.00 57.00 23.00 49.33 359.466 4402 322 252 9 5

253 58 - DAMAR BÜNYAMİN
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / A 17 2 16.33 7 2 6.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 6 3 5.00 14 5 12.33 53.00 22.00 45.66 359.321 4406 323 253 7 2

254 313 - MEHMET AKIN
	ZERGAN ORTAOKULU	 8 / B 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 3 3.00 5 5 3.33 15 3 14.00 55.00 20.00 48.34 359.228 4414 324 254 3 2

255 501 - LEYLA GÖKOĞLU
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / C 17 3 16.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 2 6.33 12 4 10.67 54.00 21.00 47.01 358.951 4419 325 255 32 2

256 122 - FURKAN ENGİN
	İMKB ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 7 -1.33 7 7 4.67 14 4 12.67 54.00 26.00 45.35 358.690 4434 326 256 3 2

257 506 - YAKUP GÜNSEL
	VATAN ORTAOKULU	 8 / D 16 3 15.00 7 1 6.67 8 1 7.67 3 5 1.33 8 3 7.00 12 6 10.00 54.00 19.00 47.67 358.672 4435 327 257 5 1

258 705 - BURAK DEMİRCAN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 3 4.00 18 2 17.33 56.00 22.00 48.67 358.401 4439 328 258 33 4

259 74 - JİYAN BORAN
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / B 15 5 13.33 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 8 4 6.67 15 5 13.33 55.00 27.00 45.99 358.358 4440 329 259 7 6

260 599 - ENES TEKİN
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 17 1 16.67 7 2 6.33 4 0 4.00 9 0 9.00 2 1 1.67 14 4 12.67 53.00 8.00 50.34 358.314 4442 330 260 20 7

261 10 - KAHRAMAN KADİR
	ANAFARTALAR ORTAOKULU	 8 / A 15 2 14.33 7 3 6.00 10 0 10.00 3 4 1.67 8 2 7.33 11 5 9.33 54.00 16.00 48.66 358.223 4460 331 261 3 2

262 371 - ARJİN ABLAY
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 2 2.33 6 1 5.67 12 8 9.33 56.00 16.00 50.67 358.074 4463 332 262 21 1

263 377 - MURATCAN BULUT
	VATAN ORTAOKULU	 8 / B 16 2 15.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 0 5.00 11 3 10.00 55.00 12.00 51.00 358.071 4464 333 263 6 1

264 442 - KARTAL YUSUF
	SÜREKLİ ORTAOKULU	 8 / C 17 3 16.00 4 6 2.00 9 1 8.67 3 6 1.00 6 3 5.00 14 5 12.33 53.00 24.00 45.00 357.767 4507 335 264 4 4

265 607 - EYYO ROSLİN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 16 3 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 4 3 3.00 14 5 12.33 56.00 19.00 49.66 357.602 4525 336 265 34 6

266 81 - ROJDA ASLAN
	YÜCELİ ORTAOKULU	 8 / A 17 1 16.67 7 3 6.00 9 1 8.67 0 2 -0.67 2 0 2.00 15 4 13.67 50.00 11.00 46.34 357.579 4526 337 266 1 1

267 394 - KARABOĞA ALEYNA
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 16 3 15.00 5 5 3.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 1 5.67 12 7 9.67 56.00 19.00 49.67 357.572 4527 338 267 35 7

268 156 - ALİ FIRAT ALGÜL
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / A 15 4 13.67 6 3 5.00 9 1 8.67 2 3 1.00 10 1 9.67 11 7 8.67 53.00 19.00 46.68 357.384 4531 339 268 21 8

269 0 - ASİ PERVİN
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / E 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 2 9.33 12 8 9.33 58.00 24.00 50.00 357.350 4533 340 269 4 4

270 763 - ÖNDER MU AMMED
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / B 16 3 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 3 2.00 7 6 5.00 13 7 10.67 56.00 22.00 48.67 357.253 4540 341 270 10 1

271 474 - SÜMEYYE BÜYÜKASLAN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 5 2.33 9 4 7.67 13 6 11.00 57.00 24.00 49.00 357.110 4544 342 271 36 11

272 127 - EDİŞ ZÜLEYHA
	İBRAHİM ÖZMEN İMAM HATİP ORT 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 9 0 9.00 7 3 6.00 11 5 9.33 11 8 8.33 59.00 25.00 50.66 357.105 4545 343 272 1 1

273 739 - EYLÜL KURT
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / H 18 2 17.33 5 4 3.67 9 1 8.67 3 5 1.33 4 1 3.67 13 5 11.33 52.00 18.00 46.00 357.040 4549 344 273 37 3

274 986 - FİYAN BOZAN
	ZERGAN ORTAOKULU	 8 / A 13 6 11.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 4 5.67 17 3 16.00 55.00 25.00 46.67 357.013 4550 345 274 4 1

275 446 - EMRE ÇİÇEK
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 6 4 4.67 5 4 3.67 5 5 3.33 12 6 10.00 10 8 7.33 55.00 30.00 45.00 356.858 4554 346 275 41 9

276 0 - ELİF ABUKAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 3 4.00 13 7 10.67 58.00 20.00 51.33 356.744 4563 347 276 25 6

277 299 - ÖRNEK NURDA
YUNUS EMRE ORTAOKULU 8 / B 17 3 16.00 6 3 5.00 9 1 8.67 5 2 4.33 5 2 4.33 12 5 10.33 54.00 16.00 48.66 356.674 4565 348 277 5 3

278 69 - KORHAN MUSAP
	ÇIPLAK ORTAOKULU	 8 / A 17 0 17.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 2 0.33 2 2 1.33 15 3 14.00 50.00 12.00 45.99 356.489 4566 349 278 1 1

279 307 - NİSANUR AYKAL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 4 1.67 5 2 4.33 14 6 12.00 53.00 21.00 46.00 356.459 4567 350 279 26 7

280 286 - EMUL FARUK
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 5 1.33 9 4 7.67 14 5 12.33 55.00 25.00 46.66 356.334 4569 351 280 8 1

281 743 - LORİN ELA TUNÇ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 9 2 8.33 12 7 9.67 57.00 23.00 49.33 356.253 4580 352 281 38 9

282 194 - TUANA ÖZTÜRK
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / E 16 3 15.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 4 2.67 4 3 3.00 15 3 14.00 53.00 19.00 46.67 355.900 4586 353 282 9 1

283 7 - HELİN AKTÜRK
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 19 1 18.67 3 7 0.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 6 5.00 11 8 8.33 55.00 27.00 46.00 355.657 4654 355 283 6 6

284 419 - GÜLBARİN BAYAT
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 7 10 3.67 14 5 12.33 59.00 26.00 50.33 355.395 4657 356 284 5 1

285 1194 - KAYMAZ MERVE
mehmet akif inan ortaokulu 8 / I 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 5 8.33 9 10 5.67 59.00 25.00 50.68 355.289 4664 357 285 42 3

286 0 - TATLI RAHİME
	VATAN ORTAOKULU	 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 1 4.67 12 6 10.00 57.00 16.00 51.68 355.248 4668 358 286 7 2

287 15 - AZİZE SULTAN ERTAŞ
	DİKMEN ORTAOKULU	 8 / A 16 3 15.00 8 1 7.67 7 2 6.33 7 2 6.33 4 4 2.67 13 3 12.00 55.00 15.00 50.00 355.167 4670 359 287 3 2

288 431 - MEDİNE ERGÜVEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 2 5.33 5 3 4.00 10 8 7.33 55.00 19.00 48.66 355.126 4671 360 288 27 10

289 20 - SEVDE NAZ KURTAY
	YUKARIAZIKLI ORTAOKULU	 8 / A 18 2 17.33 7 2 6.33 8 1 7.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 54.00 14.00 49.33 354.692 4687 361 289 6 6

290 1040 - KURŞUN TUANA
mehmet akif inan ortaokulu 8 / F 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 3 3.00 8 8 5.33 11 8 8.33 57.00 25.00 48.66 354.541 4689 362 290 43 3

291 602 - TALHA ERTAŞ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / E 14 4 12.67 6 2 5.33 6 1 5.67 3 3 2.00 6 2 5.33 15 2 14.33 50.00 14.00 45.33 354.291 4711 363 291 39 3

292 304 - BERAT KARACA
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

0 / 0 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 5 5.33 13 6 11.00 58.00 22.00 50.66 353.810 4758 365 292 11 2

293 166 - MUHAMMED ÇEVİK
	ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 11 7 8.67 58.00 20.00 51.33 353.717 4778 367 293 2 2

294 35 - ARDA KARAKUŞ
	IŞIKLAR ORTAOKULU	 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 0 10 -3.33 9 7 6.67 12 7 9.67 54.00 31.00 43.67 353.676 4779 368 294 5 2
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

295 477 - TATLI SELAHATTİN
	VATAN ORTAOKULU	 8 / A 18 0 18.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 2 4.33 3 2 2.33 11 7 8.67 54.00 14.00 49.33 353.568 4781 369 295 8 3

296 249 - KALKAN ROJİN
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / E 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 5 5.33 12 6 10.00 56.00 24.00 48.00 353.209 4791 370 296 12 1

297 25 - NUHA ÖMER
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 1 5.67 11 7 8.67 54.00 21.00 47.00 353.133 4792 371 297 7 7

298 308 - KARTAL M MEHDİ
	SÜREKLİ ORTAOKULU	 8 / C 14 4 12.67 3 5 1.33 6 1 5.67 3 1 2.67 8 2 7.33 15 5 13.33 49.00 18.00 43.00 353.033 4793 372 298 5 5

299 179 - BOZKURT GÖZDE
	ZERGAN ORTAOKULU	 0 / 0 12 7 9.67 5 5 3.33 9 1 8.67 1 2 0.33 12 3 11.00 13 5 11.33 52.00 23.00 44.33 352.839 4802 373 299 5 1

300 87 - MESUDE DEMİRKAYA
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / H 15 3 14.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 5 6.33 11 6 9.00 56.00 22.00 48.66 352.634 4812 374 300 40 4

301 220 - VİSAL EMOL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 7 2 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 1 6.67 9 7 6.67 56.00 17.00 50.34 352.478 4814 375 301 28 8

302 168 - AKAY BÜŞRA
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 4 6 2.00 5 2 4.33 12 6 10.00 55.00 20.00 48.33 352.414 4817 376 302 7 4

303 44 - YUNUS EMRE KURTULUŞ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 3 3.00 9 3 8.00 12 4 10.67 55.00 20.00 48.34 352.380 4819 377 303 9 4

304 390 - ROJHAT DÖLEK
	İMKB ORTAOKULU	 8 / B 17 1 16.67 6 4 4.67 8 2 7.33 4 5 2.33 5 3 4.00 12 5 10.33 52.00 20.00 45.33 352.074 4839 379 304 4 2

305 169 - KARATAY RANA
	BÜYÜKBOĞAZİYE ORTAOKULU	 8 / B 17 2 16.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 0 0 0.00 5 0 5.00 14 6 12.00 47.00 17.00 41.33 351.895 4849 380 305 1 1

306 92 - HAVİN BOZ
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 5 1.33 7 6 5.00 13 4 11.67 56.00 22.00 48.67 351.763 4906 383 306 6 3

307 84 - FİRDEVS DUYAN
	IŞIKLAR ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 6 3.00 15 5 13.33 53.00 28.00 43.67 351.736 4907 384 307 6 4

308 150 - RÜMEYSA UÇAR
	IŞIKLI ORTAOKULU	 8 / B 12 7 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 3 8.00 12 4 10.67 57.00 20.00 50.34 351.625 4909 385 308 1 1

309 56 - YUSUF TURĞAY
İstiklal Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 12 6 10.00 11 8 8.33 56.00 31.00 45.66 351.477 4914 386 309 1 1

310 457 - LEYLA MEHMETEMİN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 6 3 5.00 8 1 7.67 4 5 2.33 10 3 9.00 12 5 10.33 53.00 22.00 45.66 351.317 4929 388 310 10 2

311 1522 - İSMAİL AKGÜÇ
mehmet akif inan ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 6 0.00 10 5 8.33 11 9 8.00 54.00 29.00 44.34 351.211 4931 389 311 44 4

312 1027 - ŞEYHMUS YILDIRIM
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 4 5 2.33 8 2 7.33 7 3 6.00 11 7 8.67 10 9 7.00 56.00 30.00 46.00 351.147 4932 390 312 45 10

313 987 - RENAS DOĞAN
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / D 13 7 10.67 4 5 2.33 8 2 7.33 4 6 2.00 9 2 8.33 14 3 13.00 52.00 25.00 43.66 351.034 4934 391 313 6 4

314 95 - BÜNYAMİN CAYLAN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 4 2.67 7 3 6.00 13 6 11.00 55.00 22.00 47.67 350.835 4943 392 314 41 12

315 237 - SEYYİD TOKAY
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / A 16 3 15.00 6 4 4.67 8 2 7.33 1 1 0.67 5 0 5.00 13 5 11.33 49.00 15.00 44.00 350.688 4947 393 315 6 1

316 625 - ZEHRA KUDAY
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 16 4 14.67 8 1 7.67 9 1 8.67 3 5 1.33 5 5 3.33 13 5 11.33 54.00 21.00 47.00 350.678 4948 394 316 42 5

317 214 - SALİHA ASLAN
	IŞIKLAR ORTAOKULU	 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 1 2 0.33 3 9 0.00 14 4 12.67 54.00 19.00 47.67 350.506 4953 395 317 7 3

318 1010 - AYDIN SERHAT
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 11 6 9.00 9 11 5.33 57.00 30.00 47.00 350.481 4954 396 318 46 11

319 336 - ABLAY ZAGROS
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 6 1.00 7 5 5.33 15 5 13.33 53.00 28.00 43.65 350.405 4956 397 319 22 2

320 182 - ADAR CAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 3 4.00 6 5 4.33 12 7 9.67 54.00 24.00 46.00 350.044 4969 398 320 29 9

321 445 - ENES ÖZZENGİN
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 10 3 9.00 10 7 7.67 55.00 24.00 47.00 349.963 4971 399 321 10 1

322 87 - ELİF TARHAN
	GÜNLÜCE ORTAOKULU	 8 / A 19 1 18.67 1 8 -1.67 8 2 7.33 6 3 5.00 4 5 2.33 13 6 11.00 51.00 25.00 42.66 349.921 4976 400 322 3 3

323 851 - MUHAMMED YILDIRIM
mehmet akif inan ortaokulu 8 / I 18 2 17.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 1 3.67 3 4 1.67 13 6 11.00 52.00 19.00 45.67 349.819 5021 403 323 47 4

324 3 - ABDULLAH BAYRAM
	HOCAKÖY ORTAOKULU	 8 / A 18 2 17.33 6 4 4.67 7 2 6.33 1 3 0.00 7 3 6.00 11 8 8.33 50.00 22.00 42.66 349.783 5022 404 324 1 1

325 968 - MUHAMMED GÜLHAT
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / B 15 4 13.67 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 0 4.00 12 3 11.00 53.00 15.00 48.00 349.655 5024 405 325 13 2

326 409 - ELANUR KALKAN
	VATAN ORTAOKULU	 8 / C 14 5 12.33 9 1 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 4 2.67 16 3 15.00 54.00 22.00 46.67 349.398 5027 406 326 9 4

327 4 - DELİLA ATSIZ
YARIMCA HACI EMİN TÜRKAN
KÖSE

8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 3 4 1.67 5 4 3.67 14 6 12.00 54.00 22.00 46.67 349.326 5030 407 327 1 1

328 0 - ŞEHADET ŞAN
	SÜREKLİ ORTAOKULU	 0 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 10 3 9.00 11 8 8.33 54.00 28.00 44.66 349.232 5031 408 328 6 1

329 978 - YAKUP AKTAŞ
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / K 16 2 15.33 8 2 7.33 7 2 6.33 8 2 7.33 3 3 2.00 13 7 10.67 55.00 18.00 48.99 349.208 5032 409 329 14 1

330 784 - YUSUF A .
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / C 17 3 16.00 2 2 1.33 8 1 7.67 6 4 4.67 5 3 4.00 13 7 10.67 51.00 20.00 44.34 349.188 5033 410 330 11 2

331 58 - HELEN ÖZKAN...
mehmet akif inan ortaokulu 8 / F 14 4 12.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 7 3 6.00 12 6 10.00 54.00 20.00 47.34 349.102 5035 411 331 48 4

332 134 - ŞÜKRAN DURAK
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 6 3.00 12 8 9.33 56.00 25.00 47.67 349.067 5037 412 332 7 2

333 838 - MUSTAFA DUMAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 2 -0.67 8 3 7.00 14 5 12.33 50.00 21.00 42.99 349.060 5040 413 333 49 5

334 34 - MALAİBRAHİM SİDRA
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 3 5.00 4 4 2.67 14 5 12.33 55.00 21.00 48.00 348.931 5045 414 334 8 4

335 2 - CİVAN HÜSEYİN
	YUKARIAZIKLI ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 3 7.00 11 9 8.00 53.00 28.00 43.67 348.872 5050 415 335 7 7

336 1535 - HAMZA İLDEM
mehmet akif inan ortaokulu 8 / I 17 3 16.00 7 3 6.00 7 2 6.33 0 0 0.00 5 1 4.67 12 5 10.33 48.00 14.00 43.33 348.807 5052 416 336 50 5

337 40 - ELİF GÜN E
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 13 4 11.67 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 11 1 10.67 10 9 7.00 51.00 17.00 45.34 348.730 5053 417 337 4 2

338 26 - ZEYNEP.KAHRAMAN
	ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR KIZ ANAD 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 10 3 9.00 10 8 7.33 55.00 25.00 46.66 348.671 5054 418 338 4 4

339 212 - KEREM ERCAN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / C 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 12 3 11.00 10 8 7.33 54.00 29.00 44.33 348.666 5055 419 339 43 3

340 251 - AKKOYUN ZULEY A
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / C 18 2 17.33 6 4 4.67 10 0 10.00 9 0 9.00 5 0 5.00 7 9 4.00 55.00 15.00 50.00 348.209 5077 420 340 22 4

341 631 - KALIN YUSUF
	ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 16 3 15.00 5 5 3.33 9 1 8.67 6 1 5.67 10 1 9.67 6 6 4.00 52.00 17.00 46.34 348.165 5078 421 341 1 1

342 767 - ZEHRA GÖKTAŞ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 6 7.00 10 9 7.00 58.00 26.00 49.33 348.141 5079 422 342 44 13

343 559 - BERFİN Y?EDAĞ
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 15 4 13.67 5 5 3.33 10 0 10.00 7 2 6.33 6 5 4.33 12 6 10.00 55.00 22.00 47.66 347.950 5088 423 343 23 8
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

344 74 - YAĞMUR AYGÜN
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / A 19 1 18.67 7 2 6.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 5 6 3.00 11 9 8.00 53.00 27.00 44.00 347.680 5160 424 344 8 3

345 210 - SERTKAYA YAKUP
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 18 2 17.33 7 2 6.33 9 1 8.67 2 3 1.00 7 2 6.33 7 5 5.33 50.00 15.00 44.99 347.519 5165 425 345 11 4

346 364 - MAHSUN BUDAK
	İMKB ORTAOKULU	 8 / A 13 5 11.33 6 4 4.67 9 1 8.67 2 6 0.00 9 8 6.33 14 4 12.67 53.00 28.00 43.67 347.453 5166 426 346 5 3

347 292 - YAĞMUR EMEN
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 8 1 7.67 4 5 2.33 5 1 4.67 12 8 9.33 53.00 21.00 46.00 347.168 5178 427 347 23 8

348 350 - ÖMER DEMİR
	ZERGAN ORTAOKULU	 8 / B 16 3 15.00 7 2 6.33 8 2 7.33 2 3 1.00 4 1 3.67 13 6 11.00 50.00 17.00 44.33 346.927 5182 428 348 6 3

349 421 - EREN ED KEVSER
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / B 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 6 2 5.33 11 3 10.00 53.00 17.00 47.33 346.693 5186 429 349 15 3

350 23 - BERİTAN KUTLUCAN
	KARAKUYU ORTAOKULU	 8 / A 19 1 18.67 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 6 0 6.00 9 10 5.67 48.00 17.00 42.34 346.532 5188 430 350 1 1

351 146 - FERHAT ASLAN
YUNUS EMRE ORTAOKULU 8 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 4 5.67 11 9 8.00 56.00 24.00 48.00 346.476 5189 431 351 6 3

352 102 - YUNUS YALÇINKAYA
	SANCARLI ORTAOKULU	 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 0 1 -0.33 3 2 2.33 14 4 12.67 49.00 15.00 44.00 346.340 5207 432 352 2 2

353 69 - KARTAL HAVVA
	SÜREKLİ ORTAOKULU	 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 4 1 3.67 14 6 12.00 53.00 22.00 45.67 346.254 5208 433 353 7 6

354 525 - ŞUHEDA ERDEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 4 0.67 4 4 2.67 15 4 13.67 50.00 23.00 42.35 346.158 5211 434 354 30 10

355 423 - NUDA AKTAŞ
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 6 1.00 12 6 10.00 8 10 4.67 54.00 31.00 43.68 346.082 5212 435 355 24 9

356 326 - YAKUP BAYRAM
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 7 0.67 5 11 1.33 13 7 10.67 56.00 30.00 46.00 345.562 5287 437 356 7 2

357 51 - KURTAY RIZGAR
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 5 3 4.00 0 4 -1.33 7 1 6.67 14 5 12.33 47.00 22.00 39.67 345.315 5301 438 357 10 5

358 112 - F.YILMAZ
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / B 16 4 14.67 4 6 2.00 8 2 7.33 1 6 -1.00 8 6 6.00 13 6 11.00 50.00 30.00 40.00 345.189 5302 439 358 8 7

359 550 - MAZLUM AHMED
İstiklal Ortaokulu 8 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 9 6 7.00 12 8 9.33 56.00 27.00 47.00 345.043 5305 440 359 2 2

360 161 - MERT TÜRK
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / E 12 8 9.33 4 6 2.00 8 2 7.33 4 2 3.33 7 6 5.00 17 3 16.00 52.00 27.00 42.99 344.882 5318 441 360 25 5

361 116 - SÜĞÜT MUHAMMED
	ŞENYURT ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 2 2 1.33 13 6 11.00 52.00 20.00 45.33 344.801 5320 442 361 1 1

362 239 - ESRA KILINÇ
YUNUS EMRE ORTAOKULU 0 / 0 17 3 16.00 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 5.00 14 5 12.33 42.00 11.00 38.33 344.778 5321 443 362 7 1

363 349 - AVŞİN ÖZER
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / B 18 1 17.67 9 0 9.00 8 2 7.33 4 4 2.67 2 7 -0.33 12 6 10.00 53.00 20.00 46.34 344.353 5339 444 363 8 4

364 1427 - YAĞMUR EROL
mehmet akif inan ortaokulu 8 / G 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 0 1 -0.33 1 0 1.00 13 6 11.00 49.00 12.00 45.01 344.347 5340 445 364 51 1

365 401 - FAYEEZ AB
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / C 15 4 13.67 7 3 6.00 8 1 7.67 8 2 7.33 7 2 6.33 9 7 6.67 54.00 19.00 47.67 344.237 5344 446 365 9 5

366 756 - MEHMET KUTLU
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / C 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 5 1.33 3 3 2.00 14 5 12.33 52.00 20.00 45.33 344.235 5345 447 366 7 1

367 484 - SAYAN SILA
	VATAN ORTAOKULU	 8 / A 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 3 4.00 11 7 8.67 53.00 22.00 45.67 344.227 5346 448 367 10 4

368 700 - AHMET KANIK
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 5 1.33 5 3 4.00 15 4 13.67 51.00 24.00 43.00 344.043 5349 449 368 9 4

369 471 - RAHİL IRMAK
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 17 3 16.00 5 4 3.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 9 2.00 12 4 10.67 53.00 26.00 44.34 343.925 5397 452 369 45 10

370 502 - DAĞ FEYZA
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / G 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 3 5 1.33 13 6 11.00 54.00 22.00 46.67 343.774 5405 453 370 16 3

371 61 - ŞEHADET ASLAN
	VATAN ORTAOKULU	 8 / A 14 4 12.67 8 1 7.67 9 1 8.67 5 3 4.00 7 3 6.00 10 6 8.00 53.00 18.00 47.01 343.625 5409 454 371 11 5

372 0 - ŞEYMA ATAY
	ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR KIZ ANAD 8 / A 14 4 12.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 5 2.33 9 6 7.00 11 7 8.67 53.00 27.00 44.01 343.138 5430 455 372 5 5

373 531 - BALIBEY KADRİYE
	ZERGAN ORTAOKULU	 8 / B 19 0 19.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 2 0.33 2 5 0.33 12 7 9.67 49.00 19.00 42.66 343.065 5432 456 373 7 4

374 0 - ŞEYHMUS KALKAN
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / K 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 5 4.33 12 8 9.33 53.00 27.00 44.00 342.677 5449 457 374 17 2

375 717 - İREM ÖZTÜRK
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 5 1.33 5 8 2.33 11 6 9.00 53.00 25.00 44.66 342.343 5466 458 375 46 4

376 58 - HACER ÖZ
	ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR KIZ ANAD 8 / A 13 7 10.67 6 3 5.00 9 1 8.67 7 3 6.00 11 3 10.00 9 9 6.00 55.00 26.00 46.34 342.269 5467 459 376 6 6

377 366 - SEVGİ ÖZÇELİ K
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 16 4 14.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 3 3.00 14 5 12.33 50.00 26.00 41.33 342.221 5468 460 377 47 6

378 682 - MUHAMMED BEKİR
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / F 16 3 15.00 5 3 4.00 9 1 8.67 2 0 2.00 3 17 -2.67 17 2 16.33 52.00 26.00 43.33 342.136 5471 461 378 10 1

379 460 - RONİ
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / B 14 4 12.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 1 0 1.00 15 4 13.67 51.00 17.00 45.34 341.969 5510 462 379 8 1

380 343 - LİONEL BUSE
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / E 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 6 1 5.67 8 4 6.67 52.00 16.00 46.68 341.733 5530 463 380 18 2

381 620 - NURCAN ADANIR
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / B 15 2 14.33 5 2 4.33 7 2 6.33 1 5 -0.67 4 2 3.33 14 4 12.67 46.00 17.00 40.32 341.716 5532 464 381 26 3

382 1471 - EYMEN DAĞTEKİN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 3 5.00 7 4 5.67 11 9 8.00 54.00 26.00 45.34 341.614 5536 465 382 52 6

383 300 - DAMAR ELİF
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / A 18 2 17.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 6 1.00 12 5 10.33 51.00 25.00 42.65 341.465 5547 466 383 19 3

384 112 - ERBEYİ İSMAİL
	ŞENYURT ORTAOKULU	 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 6 1.00 3 2 2.33 12 8 9.33 50.00 24.00 41.99 341.392 5549 467 384 2 2

385 45 - FATİME ÖNCEL
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 5 1.33 10 4 8.67 9 9 6.00 51.00 29.00 41.34 341.339 5551 468 385 53 12

386 120 - SLAVA ÖZTÜRK
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / E 17 2 16.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 5 1.33 4 4 2.67 11 7 8.67 51.00 22.00 43.67 341.336 5552 469 386 12 2

387 86 - URTEKİN HARUN
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 4 6 2.00 9 1 8.67 5 4 3.67 6 4 4.67 10 7 7.67 51.00 25.00 42.68 341.163 5555 470 387 4 2

388 352 - LEVENT ABRAHEM
	VATAN ORTAOKULU	 8 / D 15 4 13.67 7 2 6.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 7 4 5.67 11 5 9.33 50.00 24.00 42.00 340.754 5572 471 388 12 2

389 47 - EBUBEKİR GÖKOĞLU
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 17 3 16.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 2 6.33 5 5 3.33 11 7 8.67 52.00 25.00 43.66 340.742 5574 472 389 48 7

390 8 - ALI SARI
mehmet akif inan ortaokulu 8 / C 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 6 5 4.33 11 6 9.00 53.00 23.00 45.33 340.664 5577 473 390 54 4

391 382 - ESRA KORHAN
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / B 17 0 17.00 6 3 5.00 9 1 8.67 2 4 0.67 6 5 4.33 9 7 6.67 49.00 20.00 42.34 340.399 5599 475 391 5 2

392 989 - ZEYNEL ABİDİN AYDEMR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / E 14 5 12.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 16 4 14.67 43.00 10.00 39.67 340.324 5600 476 392 49 4
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

393 66 - FEHMAN KILIÇ
	EYMİRLİ ORTAOKULU	 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 4 2.67 6 1 5.67 11 7 8.67 51.00 22.00 43.67 340.213 5603 477 393 1 1

394 173 - MİRZA ÇANTALI
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / D 14 5 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 4 2.67 3 6 1.00 14 4 12.67 53.00 21.00 46.00 340.106 5605 478 394 27 5

395 38 - HEDİYE AYDIN
	BAĞRIBÜTÜN ORTAOKUL	 8 / A 14 4 12.67 6 4 4.67 7 1 6.67 6 4 4.67 5 0 5.00 12 6 10.00 50.00 19.00 43.68 339.851 5669 481 395 1 1

396 62 - İREM TEZDÖNEN
	BAŞAK ORTAOKULU	 8 / A 14 4 12.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 5 3 4.00 12 6 10.00 52.00 21.00 45.00 339.764 5672 483 396 1 1

397 276 - EMRE PINAR
HALİL TÜFEKÇİ ORTAOKULU 8 / B 13 4 11.67 2 6 0.00 8 0 8.00 4 5 2.33 12 6 10.00 10 6 8.00 49.00 27.00 40.00 339.751 5673 484 397 4 3

398 396 - ÖMER FARUK KARAKUŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 2 5.33 9 7 6.67 52.00 22.00 44.67 339.673 5674 485 398 31 11

399 123 - FEHRİŞAH KOÇHAN
	AKYAZI ORTAOKULU	 8 / A 13 5 11.33 6 3 5.00 9 1 8.67 7 2 6.33 6 3 5.00 12 7 9.67 53.00 21.00 46.00 339.514 5679 486 399 1 1

400 13 - HAR U ERDEM
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 3 4.00 4 0 4.00 8 8 5.33 51.00 16.00 45.66 339.449 5684 487 400 10 5

401 193 - DİNLER HAYRİYE
	VATAN ORTAOKULU	 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 0 7.00 9 7 6.67 52.00 20.00 45.33 339.019 5693 488 401 13 6

402 731 - EFE EREN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 4 2.67 4 5 2.33 11 6 9.00 51.00 23.00 43.33 338.978 5700 489 402 50 8

403 60 - BAYAT SÜMEYYE
	24 KASIM ORTAOKULU	 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 6 4 4.67 8 7 5.67 55.00 19.00 48.67 338.927 5706 490 403 2 1

404 129 - DELİLA ERKEK
	TURGUT ÖZAL ORTAOKULU	 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 2 1.33 14 6 12.00 52.00 22.00 44.66 338.828 5708 491 404 9 1

405 221 - BERAT GÜNBAY BABA
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 11 8 8.33 53.00 26.00 44.33 338.666 5711 492 405 51 14

406 787 - EBVA SENA KILIÇ
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 17 3 16.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 4 0.67 7 2 6.33 10 7 7.67 47.00 25.00 38.67 338.627 5712 493 406 52 11

407 22 - BERAT DEMİRKAYA
	KARAKUYU ORTAOKULU	 8 / A 18 1 17.67 7 3 6.00 7 2 6.33 0 2 -0.67 3 0 3.00 10 6 8.00 45.00 14.00 40.33 338.340 5730 494 407 2 2

408 406 - 
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 0 / 0 13 4 11.67 5 3 4.00 6 4 4.67 1 1 0.67 4 1 3.67 15 1 14.67 44.00 14.00 39.35 338.170 5731 495 408 6 1

409 11 - DAMLA KIZILDAĞ
	YÜCELİ ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 4 6 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 3 1 2.67 12 5 10.33 45.00 16.00 39.67 338.097 5732 496 409 2 2

410 495 - ÖZMEN BURCU
Esengül Hasan Keleşoğlu Ortao 8 / B 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 0 6 -2.00 4 6 2.00 14 4 12.67 48.00 26.00 39.34 337.996 5788 497 410 24 4

411 220 - MELİKE AĞATAY
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / A 14 5 12.33 5 5 3.33 10 0 10.00 4 5 2.33 8 1 7.67 10 9 7.00 51.00 25.00 42.66 337.918 5793 498 411 9 2

412 409 - BARDAKÇI ESMA NUR
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 5 6.33 11 8 8.33 52.00 30.00 42.00 337.687 5798 499 412 7 3

413 134 - MUHAMMED SAİD ERTAŞ
	DİKMEN ORTAOKULU	 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 2 8 -0.67 4 4 2.67 15 5 13.33 52.00 26.00 43.33 337.677 5799 500 413 4 3

414 618 - BERFİN AYDEMİR
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / B 16 4 14.67 5 4 3.67 7 2 6.33 1 0 1.00 1 0 1.00 15 5 13.33 45.00 15.00 40.00 337.430 5811 501 414 8 3

415 84 - GÖKTAŞ EMİR
	MEHMET EMİN DEĞER
ORTAOKULU	

8 / B 13 7 10.67 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 9 7 6.67 14 6 12.00 51.00 35.00 39.34 337.293 5812 502 415 10 8

416 1016 - BERİTAN ÜNLÜ
mehmet akif inan ortaokulu 8 / A 16 2 15.33 4 5 2.33 8 2 7.33 4 4 2.67 4 4 2.67 12 5 10.33 48.00 22.00 40.66 337.215 5814 503 416 55 7

417 126 - HANİFE SİNCAR
İstiklal Ortaokulu 8 / B 16 3 15.00 4 6 2.00 10 0 10.00 3 2 2.33 5 3 4.00 10 5 8.33 48.00 19.00 41.66 337.194 5816 504 417 3 3

418 147 - KARAKUŞ NAZLI
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 14 3 13.00 3 1 2.67 10 0 10.00 5 2 4.33 5 0 5.00 10 5 8.33 47.00 11.00 43.33 336.882 5832 505 418 12 3

419 280 - ASMİN TOKAY
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / D 14 4 12.67 5 5 3.33 10 0 10.00 3 7 0.67 8 7 5.67 11 6 9.00 51.00 29.00 41.34 336.638 5835 506 419 11 2

420 228 - EVİN KANBUR
	İMKB ORTAOKULU	 8 / E 14 4 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 4 2.67 4 2 3.33 11 4 9.67 50.00 17.00 44.34 336.589 5838 507 420 6 1

421 787 - DURAK ELİF
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / D 15 4 13.67 6 3 5.00 7 3 6.00 5 2 4.33 10 3 9.00 7 8 4.33 50.00 23.00 42.33 336.578 5839 508 421 13 5

422 71 - MERVE KOÇHAN
	YOLALDI ORTAOKULU	 8 / A 12 4 10.67 8 0 8.00 7 2 6.33 4 3 3.00 7 1 6.67 11 6 9.00 49.00 16.00 43.67 336.502 5860 510 422 3 3

423 954 - İREM KAYAN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / H 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 5 4 3.67 10 9 7.00 49.00 27.00 40.00 336.489 5861 511 423 53 5

424 705 - BUSE BABACAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 2 2 1.33 9 9 6.00 52.00 20.00 45.33 336.422 5864 512 424 13 2

425 138 - AKALAN ENES
	VATAN ORTAOKULU	 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 6 2 5.33 10 5 8.33 53.00 20.00 46.33 336.414 5865 513 425 14 5

426 75 - AHMET BULUT
mehmet akif inan ortaokulu 8 / B 15 3 14.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 3 2.00 5 6 3.00 12 6 10.00 50.00 23.00 42.33 336.248 5867 514 426 56 6

427 62 - YAŞİN BERAT
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 7 3.67 11 8 8.33 54.00 28.00 44.67 336.182 5868 515 427 32 11

428 432 - DEMİRCAR EREN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 16 2 15.33 4 5 2.33 8 2 7.33 4 2 3.33 8 2 7.33 8 9 5.00 48.00 22.00 40.65 336.037 5904 516 428 54 8

429 81 - NURCİHAN ŞAHİN
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 18 2 17.33 5 2 4.33 7 3 6.00 2 6 0.00 4 1 3.67 10 7 7.67 46.00 21.00 39.00 335.958 5925 517 429 8 8

430 774 - SUNAR YUNUS
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / C 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 12 6 10.00 54.00 23.00 46.33 335.713 5927 518 430 55 5

431 207 - SÜREYYA YUSUF
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 3 2.00 9 7 6.67 53.00 18.00 47.00 335.713 5927 518 430 14 3

432 1690 - ALİHAYDAR BOZDAĞ
mehmet akif inan ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 3 2.00 7 5 5.33 11 8 8.33 52.00 25.00 43.66 335.643 5930 520 432 57 7

433 365 - ÖZKAN MUHAMMED
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 4 3.67 7 6 5.00 11 8 8.33 52.00 29.00 42.33 335.574 5931 521 433 14 2

434 867 - HATİCE.AKAN
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / H 15 4 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 8 1.33 14 6 12.00 52.00 29.00 42.34 335.569 5935 522 434 56 6

435 451 - HUZEYFE KURUTKAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 5 3 4.00 8 3 7.00 50.00 15.00 45.01 335.494 5940 523 435 33 12

436 0 - İLHAN MUHAMMED
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 9 10 5.67 9 9 6.00 55.00 32.00 44.34 335.484 5942 524 436 20 3

437 0 - SULTAN SİNCAR
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / D 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 5 6 3.00 11 8 8.33 52.00 27.00 43.01 335.439 5943 525 437 28 6

438 114 - BÜŞRA AKKUŞ
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / C 11 8 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 1 3.67 13 3 12.00 7 9 4.00 53.00 23.00 45.33 335.234 5947 526 438 9 1

439 686 - ÖZDEMİR ZEYNEP
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / F 15 3 14.00 7 1 6.67 8 2 7.33 6 3 5.00 3 3 2.00 11 5 9.33 50.00 17.00 44.33 335.184 5949 527 439 15 2

440 435 - MERVE KURTAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 17 2 16.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 10 7 7.67 51.00 25.00 42.67 335.167 5950 528 440 34 13

441 20 - ALİOSMAN ÇİFTÇİOĞLU
	VATAN ORTAOKULU	 8 / A 12 6 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 2 2.33 6 1 5.67 13 4 11.67 48.00 19.00 41.67 335.076 5957 529 441 15 7
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Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

442 70 - ŞAN HEDİYENUR
	SÜREKLİ ORTAOKULU	 8 / C 15 2 14.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 13 4 11.67 52.00 20.00 45.34 335.052 5963 530 442 8 7

443 1054 - ZEYNEP KİP
mehmet akif inan ortaokulu 8 / E 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 7 2 6.33 7 9 4.00 50.00 25.00 41.67 334.999 5968 531 443 58 10

444 1908 - BADAY ZAHİDE
	BAHÇELİEVLER ORTAOKULU	 8 / B 18 1 17.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 2 6.33 4 3 3.00 6 6 4.00 50.00 17.00 44.34 334.628 5972 532 444 2 1

445 70 - ASYA AYKUT
	İMKB ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 5 3 4.00 10 8 7.33 47.00 22.00 39.66 333.970 6058 533 445 7 4

446 63 - ADİLE GÖKTAŞ
	YUKARIAZIKLI ORTAOKULU	 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 5 1 4.67 12 7 9.67 49.00 25.00 40.67 333.877 6061 534 446 8 8

447 476 - MUHAMMED YALÇIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 3 4.00 9 9 6.00 54.00 22.00 46.66 333.670 6064 535 447 35 1

448 33 - ELANUR ÇETİN
	MEHMET EMİN DEĞER İMAM
HATİP

8 / A 16 2 15.33 6 3 5.00 10 0 10.00 5 3 4.00 3 3 2.00 10 8 7.33 50.00 19.00 43.66 333.502 6082 536 448 9 9

449 912 - NEZİR ŞİYAR ADSOY
mehmet akif inan ortaokulu 8 / I 15 4 13.67 5 4 3.67 7 3 6.00 2 2 1.33 6 3 5.00 12 8 9.33 47.00 24.00 39.00 333.461 6083 537 449 59 6

450 97 - BILINT ABDO
	ŞENYURT ORTAOKULU	 8 / A 17 2 16.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 2 4 0.67 12 7 9.67 49.00 24.00 41.00 333.394 6086 538 450 3 3

451 248 - ENES DEĞER
	YOLALDI ORTAOKULU	 8 / A 15 3 14.00 5 4 3.67 6 4 4.67 3 3 2.00 6 3 5.00 11 5 9.33 46.00 22.00 38.67 333.380 6087 539 451 4 4

452 783 - ÖÖZNUR ABİÇÇ
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / C 11 7 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 1 4.67 10 4 8.67 9 5 7.33 51.00 21.00 44.01 333.377 6088 540 452 29 10

453 120 - SARYA NAİFOĞLU
	ŞENYURT ORTAOKULU	 8 / A 16 2 15.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 3 5.00 2 0 2.00 10 7 7.67 49.00 17.00 43.34 333.338 6090 541 453 4 4

454 35 - EYŞAN DURAK
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 17 3 16.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 1 2.67 9 9 6.00 51.00 21.00 44.00 333.180 6094 542 454 57 15

455 177 - İSHAK YUSUFOĞLU
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 12 5 10.33 10 10 6.67 51.00 36.00 39.00 333.077 6100 543 455 11 6

456 613 - ERDEM ZEYNEP
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / A 17 2 16.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 9 6 7.00 49.00 25.00 40.66 332.988 6104 544 456 10 4

457 352 - M ENES KÖSEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 9 3 8.00 12 8 9.33 52.00 28.00 42.66 332.932 6105 545 457 36 14

458 34 - AHMET ACET
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / E 12 5 10.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 4 2.67 12 2 11.33 6 9 3.00 51.00 23.00 43.33 332.919 6106 546 458 11 1

459 230 - MUSTAFA BAYIR
	MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU	 8 / B 16 4 14.67 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 13 2.67 12 8 9.33 53.00 37.00 40.66 332.877 6108 547 459 12 1

460 394 - ELİF ALDEMİR
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / B 17 2 16.33 6 3 5.00 8 2 7.33 3 3 2.00 5 2 4.33 8 7 5.67 47.00 19.00 40.66 332.821 6109 548 460 12 4

461 118 - DEMİRKESEN SUDENAZ
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / A 15 3 14.00 6 2 5.33 9 1 8.67 3 5 1.33 2 0 2.00 11 3 10.00 46.00 14.00 41.33 332.731 6110 549 461 21 4

462 485 - SİDELYA TÜRK
	SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU	 8 / B 13 3 12.00 8 2 7.33 7 1 6.67 4 2 3.33 7 3 6.00 10 8 7.33 49.00 19.00 42.66 332.574 6127 551 462 30 4

463 735 - EMEL DEMİR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 16 3 15.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 5 1.33 11 7 8.67 51.00 24.00 43.00 332.348 6134 552 463 58 16

464 61 - ESAT AYDIN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / D 14 2 13.33 9 1 8.67 8 1 7.67 4 3 3.00 8 8 5.33 8 7 5.67 51.00 22.00 43.67 332.285 6135 553 464 60 13

465 69 - BERRA ÜNÜKÜR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / B 16 2 15.33 7 2 6.33 10 0 10.00 6 2 5.33 2 0 2.00 7 3 6.00 48.00 9.00 44.99 332.230 6136 554 465 59 9

466 26 - AKCAN NUR DİCLE
SELAHADDİN EYYUBİ 8 / A 17 3 16.00 7 2 6.33 5 3 4.00 2 4 0.67 5 1 4.67 9 6 7.00 45.00 19.00 38.67 332.200 6137 555 466 1 1

467 437 - SEMANUR ARSLAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 2 3.33 4 3 3.00 12 7 9.67 49.00 23.00 41.33 332.085 6181 557 467 37 15

468 84 - HÜSEYİN AKLAN
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / A 16 3 15.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 13 4 11.67 44.00 12.00 40.00 332.026 6200 558 468 12 7

469 147 - GÜN LORİN
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / H 15 4 13.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 5 1.33 7 1 6.67 11 9 8.00 47.00 28.00 37.67 331.985 6201 559 469 22 3

470 151 - BUKET OMPUT
İstiklal Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 3 4 1.67 12 5 10.33 50.00 24.00 42.00 331.901 6203 560 470 4 4

471 353 - MUSTAFA DÜNDAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 7 2 6.33 7 1 6.67 8 2 7.33 11 5 9.33 49.00 23.00 41.33 331.887 6204 561 471 38 12

472 252 - KAYA BÜNYAMİN
	SITKI TÜRKOĞLU ORTAOKULU	 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 9 0 9.00 5 3 4.00 7 6 5.00 9 9 6.00 52.00 26.00 43.33 331.841 6209 562 472 16 3

473 122 - CUCİ ZEHRA
	ÇIPLAK ORTAOKULU	 8 / A 15 2 14.33 3 6 1.00 9 1 8.67 3 4 1.67 4 2 3.33 11 4 9.67 45.00 19.00 38.67 331.777 6211 563 473 2 2

474 233 - KAVAN SUDENAZ
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 1 4.67 7 1 6.67 8 9 5.00 51.00 20.00 44.34 331.629 6216 564 474 11 6

475 54 - ALEYNA ERBEY
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 8 2 7.33 10 10 6.67 52.00 28.00 42.67 331.628 6217 565 475 60 12

476 0 - ABİR EL VELİ
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / B 16 3 15.00 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 11 7 8.67 50.00 16.00 44.66 331.252 6234 566 476 13 5

477 255 - MUHAMMED ULUĞ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 3 2.00 6 2 5.33 10 9 7.00 49.00 24.00 40.99 331.182 6235 567 477 5 3

478 499 - CANSU KANAT
	ZERGAN ORTAOKULU	 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 10 0 10.00 3 7 0.67 9 3 8.00 7 9 4.00 50.00 28.00 40.67 331.013 6257 568 478 8 5

479 27 - MELİSA KAYA
	ŞEHİT ŞEYHMUZ DEMİR KIZ ANAD 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 2 2.33 9 4 7.67 8 6 6.00 48.00 23.00 40.33 330.947 6259 569 479 7 7

480 495 - HAYRUNNİSA AYDEMİR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / E 11 3 10.00 3 4 1.67 10 0 10.00 4 4 2.67 7 2 6.33 12 7 9.67 47.00 20.00 40.34 330.859 6261 570 480 61 5

481 326 - AKTÜRK HİVDA
	MEHMET DOĞRU ORTAOKULU	 8 / C 15 4 13.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 2 5.33 9 10 5.67 51.00 25.00 42.66 330.774 6262 571 481 12 6

482 629 - ROZERİN KURTCEBE
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / D 16 4 14.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 9 1.00 15 5 13.33 48.00 35.00 36.33 330.669 6263 572 482 62 17

483 359 - TAHA ERDOĞAN
	VATAN ORTAOKULU	 8 / C 10 7 7.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 3 2.00 8 2 7.33 12 4 10.67 48.00 21.00 41.01 330.558 6279 573 483 16 6

484 301 - DERSİM DEVRİM TAŞ
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / B 12 7 9.67 6 2 5.33 9 0 9.00 3 1 2.67 4 1 3.67 13 4 11.67 47.00 15.00 42.01 330.548 6280 574 484 14 6

485 203 - MİNANUR TAŞKAN
	İBRAHİM ÖZMEN İMAM HATİP ORT 8 / B 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 2 6.33 8 11 4.33 50.00 28.00 40.66 330.039 6354 578 485 2 1

486 3 - ALGÜ ABDULAZİZ
	VATAN ORTAOKULU	 8 / A 14 3 13.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 7 5.67 51.00 21.00 44.01 330.031 6355 579 486 17 8

487 70 - ELİF KARATAŞ
	IŞIKLAR ORTAOKULU	 8 / B 18 1 17.67 7 2 6.33 9 1 8.67 4 5 2.33 3 4 1.67 8 9 5.00 49.00 22.00 41.67 329.823 6363 580 487 8 4

488 70 - BUDAK MENESA
	YOLALDI ORTAOKULU	 8 / A 17 3 16.00 4 3 3.00 8 2 7.33 2 5 0.33 4 2 3.33 10 7 7.67 45.00 22.00 37.66 329.543 6375 581 488 5 5

489 419 - ECRİN VAN PERSİE
	MEHMETÇİK TAHİR ÖZCAN
DAYLAN

8 / E 16 2 15.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 13 2.67 9 6 7.00 52.00 31.00 41.67 329.341 6380 582 489 23 3

490 428 - İLKNUR AYDIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 3 4.00 6 4 4.67 10 9 7.00 50.00 27.00 41.00 329.181 6382 583 490 39 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - LGS 2023 SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE FENOMEN 2023-2024 8. SINIF KURUMSAL DENEME 5 26181 4389 4083

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2023 Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.30 5.46 10.48 5.27 3.40 4.13 7.02 2.23 6.27 3.76 3.32 2.66 5.59 4.47 4.10 9.00 7.00 6.66 42.94 25.89 34.31 263.396
İlçe Ortalaması 9.58 7.83 6.97 3.97 4.42 2.49 5.64 3.47 4.48 2.33 3.80 1.06 3.71 5.96 1.72 6.43 9.27 3.34 20.08 34.75 20.08 260.462

491 18 - EMİRHAN CAYLAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 9 6 7.00 8 11 4.33 52.00 32.00 41.33 329.179 6383 584 491 61 5

492 804 - AHMET DAMAR
KIZILTEPE ORTAOKULU 8 / G 18 2 17.33 9 1 8.67 6 4 4.67 1 3 0.00 0 0 0.00 10 4 8.67 44.00 14.00 39.34 329.162 6384 585 492 63 9

493 616 - AHİN MUSTAFA
	ZERGAN ORTAOKULU	 8 / C 15 4 13.67 6 3 5.00 9 1 8.67 3 6 1.00 4 3 3.00 11 7 8.67 48.00 24.00 40.01 329.015 6397 586 493 9 2

494 1529 - MİR KILINÇASLAN
mehmet akif inan ortaokulu 8 / B 13 6 11.00 5 2 4.33 8 2 7.33 0 0 0.00 4 2 3.33 14 5 12.33 44.00 17.00 38.32 328.746 6399 587 494 62 8

495 234 - AKIB YAKUTER
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 11 8 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 2 5.33 13 7 10.67 51.00 26.00 42.33 328.504 6427 588 495 40 11

496 390 - EYLÜL BAŞDAŞ
	ADNAN MENDERES ORTAOKULU	 8 / B 16 0 16.00 6 2 5.33 7 2 6.33 4 4 2.67 7 4 5.67 7 10 3.67 47.00 22.00 39.67 328.493 6428 589 496 15 7

497 582 - ZENAN BADILLI
	İMKB ORTAOKULU	 8 / A 15 5 13.33 6 3 5.00 10 0 10.00 0 3 -1.00 4 2 3.33 10 4 8.67 45.00 17.00 39.33 328.450 6429 590 497 8 5

498 162 - BOZAN E ES
	KIZILTEPE ÖZCAN YILDIZ ANADO 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 4 2.67 4 2 3.33 13 6 11.00 49.00 22.00 41.67 328.258 6432 591 498 13 6

499 10 - LOHAM ALAVİ
	KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU	 8 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 1 15.67 43.00 9.00 40.01 328.218 6436 592 499 1 1

500 30 - ELANUR SERCAN
	DİCLE ORTAOKULU	 8 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 6 1.00 3 5 1.33 12 8 9.33 50.00 26.00 41.33 328.191 6440 593 500 9 5


