
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin ARTUKLU MEHMET DOĞRU ORTA OKULU Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 3232 1955 423 82

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.78 9.22 5.71 4.79 3.86 3.50 6.63 2.71 5.72 3.97 3.08 2.95 4.98 6.24 2.90 8.65 8.52 5.81 37.80 33.63 26.59 278.186

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863
Okul Ortalaması 6.41 11.57 2.56 3.46 5.32 1.69 5.89 3.70 4.66 2.46 4.59 0.94 2.94 6.84 0.66 6.04 11.29 2.27 27.21 43.30 12.77 233.748

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 44 - MUSTAFA ACAR 8 / C 12 5 10.33 9 1 8.67 9 0 9.00 4 1 3.67 6 2 5.33 11 4 9.67 51.00 13.00 46.67 338.148 722 85 11 1
2 15 - PELDA NUR BARL 8 / C 9 11 5.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 2 6.33 6 0 6.00 11 4 9.67 50.00 20.00 43.33 322.900 832 123 16 2
3 66 - R *EN ACAR 8 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 2 3 1.00 15 5 13.33 50.00 23.00 42.33 318.936 856 134 21 3
4 217 - ÇAĞLA EMEN 8 / C 10 10 6.67 4 4 2.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 1 2.67 15 4 13.67 48.00 23.00 40.35 317.881 867 138 23 4
5 78 - FEDAİ GÜMÜŞ 8 / F 8 9 5.00 4 4 2.67 9 1 8.67 2 3 1.00 9 6 7.00 9 7 6.67 41.00 30.00 31.01 299.348 1021 214 31 5
6 200 - ZEYNEP DOĞAN 8 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 2 3 1.00 8 11 4.33 45.00 28.00 35.66 298.080 1035 220 34 6
7 294 - RUKEN TURĞAY 8 / C 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 4 0.67 5 3 4.00 6 12 2.00 42.00 29.00 32.34 293.377 1079 240 38 7
8 173 - MEDİNE DEMİR 8 / C 9 11 5.33 5 5 3.33 10 0 10.00 5 4 3.67 1 1 0.67 11 8 8.33 41.00 29.00 31.33 282.910 1194 315 47 8
9 370 - ZEHRA ÇEÇEN 8 / C 8 11 4.33 4 4 2.67 9 1 8.67 4 4 2.67 1 2 0.33 12 5 10.33 38.00 27.00 29.00 279.869 1231 339 52 9

10 120 - ŞEVHAT BULUŞ 8 / C 8 12 4.00 9 1 8.67 7 3 6.00 2 5 0.33 6 6 4.00 8 12 4.00 40.00 39.00 27.00 275.847 1278 370 56 10
11 265 - BARIŞ ABİK 8 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 1 3 0.00 14 6 12.00 40.00 33.00 29.00 275.311 1284 375 58 11
12 19 - DILİN KELEŞ 8 / C 13 6 11.00 5 4 3.67 9 1 8.67 3 5 1.33 2 4 0.67 4 12 0.00 36.00 32.00 25.34 269.199 1379 433 69 12
13 485 - DİCLE ULUĞ 8 / B 12 7 9.67 4 4 2.67 9 1 8.67 1 3 0.00 1 4 -0.33 7 11 3.33 34.00 30.00 24.01 267.662 1401 447 71 13
14 357 - ŞİNDA NUR ANŞİN 8 / E 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 12 8 9.33 7 13 2.67 33.00 57.00 14.00 265.495 1429 463 75 14
15 113 - RABİA GÜMÜŞ 8 / C 7 13 2.67 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 10 1.67 8 10 4.67 40.00 43.00 25.68 263.133 1462 482 78 15
16 209 - MERVE KANDEMİR 8 / E 12 6 10.00 0 4 -1.33 6 3 5.00 3 4 1.67 3 8 0.33 6 8 3.33 30.00 33.00 19.00 261.562 1489 503 81 16
17 413 - ELANUR KILINÇ 8 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 10 0 10.00 1 1 0.67 0 1 -0.33 7 12 3.00 35.00 27.00 26.00 260.814 1507 515 85 17
18 92 - ROBİN KILINÇ 8 / C 5 15 0.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 5 3 4.00 7 13 2.67 37.00 39.00 24.00 258.940 1550 548 89 18
19 77 - ZEHRANUR ABİK 8 / E 11 8 8.33 2 4 0.67 6 3 5.00 7 0 7.00 2 10 -1.33 6 8 3.33 34.00 33.00 23.00 258.245 1561 554 91 19
20 0 - ECRİN KANDEMİR 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 4 2.67 1 7 -1.33 10 10 6.67 35.00 41.00 21.34 253.435 1633 601 97 20
21 526 - ÖZLEM DEMİR 8 / D 8 9 5.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 32.00 55.00 13.68 252.443 1651 615 102 21
22 72 - MUSTAFA ÇİFÇİ 8 / C 10 9 7.00 5 5 3.33 9 1 8.67 1 0 1.00 4 7 1.67 2 10 -1.33 31.00 32.00 20.34 252.442 1652 616 103 22
23 460 - DİLA BULUŞ 8 / D 7 8 4.33 2 4 0.67 10 0 10.00 1 3 0.00 0 1 -0.33 6 8 3.33 26.00 24.00 18.00 245.437 1797 736 122 23
24 321 - BERKEM K LIÇ 8 / A 7 10 3.67 5 1 4.67 8 2 7.33 2 4 0.67 0 4 -1.33 7 8 4.33 29.00 29.00 19.34 245.196 1801 739 123 24
25 278 - YELİZ ÇETİN 8 / C 9 11 5.33 5 3 4.00 7 2 6.33 4 3 3.00 0 0 0.00 3 8 0.33 28.00 27.00 18.99 244.061 1827 762 131 25
26 279 - EDANUR ÖZDEMİR 8 / B 7 11 3.33 3 5 1.33 8 1 7.67 4 2 3.33 5 10 1.67 4 12 0.00 31.00 41.00 17.33 241.266 1887 812 141 26
27 456 - ALPER AYDIN 8 / E 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 1 -0.33 10 10 6.67 28.00 43.00 13.68 241.202 1889 813 142 27
28 334 - BERCEZ ESMER 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 6 14 1.33 33.00 57.00 13.99 240.776 1904 823 144 28
29 467 - SAMİRA ÇİFÇİ 8 / D 5 5 3.33 4 6 2.00 7 3 6.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 8 12 4.00 25.00 32.00 14.33 239.826 1921 837 147 29
30 461 - MUHARREM SERCANOĞLU 8 / E 10 10 6.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 5 -1.67 7 13 2.67 27.00 38.00 14.33 239.133 1936 848 150 30
31 271 - MAZLUM BOZAN 8 / D 7 8 4.33 2 1 1.67 7 1 6.67 2 4 0.67 2 0 2.00 2 9 -1.00 22.00 23.00 14.34 238.099 1958 864 154 31
32 630 - MİKAİL *FTSÜREN 8 / C 6 10 2.67 1 8 -1.67 7 2 6.33 3 2 2.33 5 4 3.67 3 11 -0.67 25.00 37.00 12.66 237.083 1988 890 158 32
33 364 - NİSANUR BATIRHAN 8 / B 6 11 2.33 5 3 4.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 25.00 25.00 16.67 236.711 1994 895 159 33
34 534 - ELİF KILINÇ 8 / D 7 12 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 32.00 57.00 13.00 236.568 2001 901 161 34
35 693 - HUDA MAHMUD 8 / A 7 12 3.00 3 4 1.67 7 3 6.00 0 0 0.00 1 2 0.33 6 10 2.67 24.00 31.00 13.67 236.137 2012 911 162 35
36 408 - SERHAT YA ÇINKYA 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 8 2 7.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 6 10 2.67 30.00 44.00 15.34 235.502 2029 927 165 36
37 0 - HIDIR ARSLAN 8 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 34.00 56.00 15.32 235.438 2031 929 166 37
38 81 - TUBA TUSUN 8 / E 8 10 4.67 2 5 0.33 7 3 6.00 3 4 1.67 3 7 0.67 5 15 0.00 28.00 44.00 13.34 234.595 2045 940 169 38
39 573 - AVŞİN VURAL 8 / A 6 14 1.33 3 4 1.67 7 1 6.67 4 6 2.00 0 3 -1.00 8 10 4.67 28.00 38.00 15.34 234.522 2048 942 170 39
40 48 - EMRE BATIRHAN 8 / A 4 13 -0.33 3 6 1.00 8 2 7.33 2 0 2.00 3 2 2.33 5 10 1.67 25.00 33.00 14.00 233.245 2081 969 174 40
41 89 - İBRAHİM ABİ K 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 4 2.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 31.00 47.00 15.33 233.235 2082 970 175 41
42 21 - MELİKE KARAVAŞ 8 / A 3 10 -0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 8 12 4.00 6 14 1.33 29.00 54.00 11.01 232.523 2096 982 181 42
43 244 - YUSUF ARAS 8 / E 7 11 3.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 0 5 -1.67 5 9 2.00 5 12 1.00 25.00 47.00 9.33 231.739 2120 999 187 43
44 455 - İSHAK ARAS 8 / D 6 7 3.67 2 6 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 4 0.67 7 13 2.67 23.00 44.00 8.34 229.864 2166 1039 196 44
45 400 - RÜZGAR ABİK 8 / A 3 14 -1.67 2 5 0.33 7 3 6.00 1 2 0.33 1 4 -0.33 9 6 7.00 23.00 34.00 11.66 228.755 2197 1066 205 45
46 584 - ABDULSAMET ACAR 8 / A 3 8 0.33 1 3 0.00 6 3 5.00 3 7 0.67 3 4 1.67 3 1 2.67 19.00 26.00 10.34 228.680 2200 1069 206 46
47 625 - EVİN VURAL 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 4 1.67 3 6 1.00 7 11 3.33 28.00 46.00 12.67 227.971 2213 1078 208 47
48 16 - ARDA TEKGÜL O 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 8 1 7.67 4 4 2.67 1 8 -1.67 5 15 0.00 30.00 46.00 14.67 227.623 2221 1085 210 48
49 145 - İREM KANDEMİR 8 / B 8 10 4.67 3 7 0.67 8 2 7.33 4 5 2.33 2 18 -4.00 7 12 3.00 32.00 54.00 14.00 226.469 2248 1106 215 49
50 280 - YAZNUR BOR 8 / E 6 10 2.67 1 4 -0.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 4 7 1.67 18.00 25.00 9.68 224.378 2310 1161 230 50
51 416 - ŞEYMA DEMİR 8 / E 5 11 1.33 2 3 1.00 8 1 7.67 3 2 2.33 2 10 -1.33 4 7 1.67 24.00 34.00 12.67 222.762 2365 1202 238 51
52 314 - MAHSUM BARLİN 8 / E 7 9 4.00 1 6 -1.00 1 4 -0.33 1 2 0.33 0 6 -2.00 7 7 4.67 17.00 34.00 5.67 221.253 2399 1232 244 52
53 464 - CENGİZHAN EMEN 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 25.00 65.00 3.32 218.620 2467 1283 260 53
54 253 - ALİHAYDAR DEMİR 8 / A 3 13 -1.33 1 8 -1.67 2 8 -0.67 0 4 -1.33 7 7 4.67 5 10 1.67 18.00 50.00 1.34 217.937 2487 1302 267 54
55 438 - İB*AHİM AYDI N 8 / B 8 12 4.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 27.00 62.00 6.34 217.502 2501 1314 274 55
56 378 - MERYEM RANA ÖDEN 8 / E 4 4 2.67 1 4 -0.33 3 3 2.00 1 1 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 19.00 42.00 5.01 217.437 2503 1315 275 56
57 62 - YUSUF KARAK 8 / D 7 13 2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 217.000 2516 1326 277 57
58 520 - ENES AKAN 8 / A 4 8 1.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 1.00 15.00 30.00 5.00 213.130 2603 1408 291 58
59 563 - BÜŞRA TOPRAK 8 / D 8 12 4.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.67 211.910 2633 1436 299 59
60 184 - ABDULKERİM YILDIZ 8 / A 5 13 0.67 4 3 3.00 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 16.00 33.00 5.01 209.403 2707 1495 311 60
61 499 - AHMET KAYA 8 / A 6 14 1.33 0 10 -3.33 7 3 6.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 6 14 1.33 19.00 51.00 2.00 209.293 2710 1498 312 61
62 0 - KOÇERE ÇELİK 8 / E 3 13 -1.33 1 7 -1.33 4 5 2.33 1 5 -0.67 6 11 2.33 4 12 0.00 19.00 53.00 1.33 206.780 2768 1550 321 62
63 496 - DELAL İLHAN 8 / B 6 14 1.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 7 -2.33 0 8 -2.67 4 16 -1.33 25.00 50.00 8.33 206.346 2780 1560 323 63
64 245 - M ABDULLAH KURKMAZ 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 206.180 2788 1568 324 64
65 478 - SADETTİN KARAVİL 8 / A 6 14 1.33 4 5 2.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 3 14 -1.67 19.00 47.00 3.32 205.647 2795 1573 327 65
66 5 - AHMET ÖZDEMİR 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 19.00 51.00 2.00 203.875 2835 1607 334 66
67 513 - EYLÜL A *AL 8 / D 2 17 -3.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 26.00 63.00 5.00 202.775 2856 1627 340 67
68 539 - MEDİNE BARS 8 / A 3 10 -0.33 1 4 -0.33 5 2 4.33 2 4 0.67 0 0 0.00 2 10 -1.33 13.00 30.00 3.01 201.354 2885 1652 346 68
69 484 - EMİRHAN KAVAN 8 / E 5 15 0.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 1 7 -1.33 3 13 -1.33 4 12 0.00 21.00 58.00 1.68 198.617 2949 1707 356 69
70 47 - AHMETARİFYILMAZ 8 / A 2 10 -1.33 1 6 -1.00 2 5 0.33 0 1 -0.33 2 1 1.67 3 12 -1.00 10.00 35.00 -1.66 197.580 2967 1725 363 70
71 595 - KEVSER ARASAN 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 9 -1.00 5 15 0.00 20.00 61.00 -0.33 195.960 2996 1751 372 71
72 390 - MEHM*T VEYSİ İLM 8 / D 4 9 1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 10 -2.33 2 12 -2.00 19.00 49.00 2.67 195.146 3012 1762 376 72
73 0 - NURŞİN ACAR 8 / A 5 11 1.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 0 0 0.00 0 6 -2.00 3 11 -0.67 13.00 41.00 -0.67 193.913 3032 1779 381 73
74 487 - AEYNEP MUSA 8 / A 5 15 0.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 6 1.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 16.00 52.00 -1.33 192.506 3051 1797 384 74
75 519 - HİRANUR ÇİFÇİ 8 / E 2 17 -3.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 13 1.67 17.00 61.00 -3.33 192.404 3054 1800 385 75
76 111 - BERFİN ABIŞKA 8 / B 2 15 -3.00 1 9 -2.00 5 4 3.67 0 8 -2.67 4 13 -0.33 6 13 1.67 18.00 62.00 -2.66 191.394 3064 1809 389 76
77 0 - ENES GÖKÇEN 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 18.00 71.00 -5.67 183.794 3147 1879 406 77
78 379 - İBRAHİM Çİ Çİ 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 17.00 73.00 -7.33 180.963 3165 1893 409 78
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79 486 - ÇEÇANİ ACAR 8 / E 0 14 -4.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 12 -2.00 4 13 -0.33 16.00 59.00 -3.67 176.050 3189 1913 414 79
80 411 - NARİN BİLEN 8 / E 2 18 -4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 16.00 74.00 -8.66 172.851 3203 1927 417 80
81 388 - EYÜP KILINÇ 8 / D 1 19 -5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 18.00 72.00 -5.99 167.881 3217 1941 420 81
82 521 - JİNDA BULUŞ 8 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 19 -5.33 4 16 -1.33 18.00 72.00 -5.99 167.053 3221 1945 421 82


