
ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlÇE - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1 284 - FATMANUR ÖZEN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 20 0 20.00 87.00 3.00 86.01 488.178 2 2 1 1 1

2 679 - ABDULKADİR DAMAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 19 1 18.67 87.00 3.00 86.01 482.267 5 5 2 1 1

3 79 - ESMANUR GÖKDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 17 3 16.00 87.00 3.00 86.00 476.296 9 9 3 1 1

4 612 - İREM ŞENOL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 19 0 19.00 18 2 17.33 86.00 3.00 85.00 476.281 11 11 4 2 1

5 456 - HİRA NUR ATAÇ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 17 3 16.00 86.00 4.00 84.67 468.415 16 16 5 1 1

6 15 - ALİ KORHAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 86.00 4.00 84.67 468.415 16 16 5 2 2

7 588 - ZANYAR KILIÇ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 0 19.00 18 2 17.33 83.00 6.00 81.01 464.459 26 26 7 1 1

8 594 - TALHA ŞENTÜRK
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 17 1 16.67 84.00 4.00 82.67 456.563 39 39 8 2 2

9 175 - BÜŞRA ASAL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 15 5 13.33 84.00 6.00 82.00 452.593 48 48 9 3 2

10 587 - HELBEST ÇAKAR
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 16 4 14.67 83.00 7.00 80.68 450.681 56 56 10 3 3

11 18 - AZRA YAĞMUR KIZIL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 17 3 16.00 83.00 7.00 80.67 450.622 58 58 11 3 1

12 360 - MAHİR AKDAĞ
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 18 2 17.33 83.00 7.00 80.66 450.563 63 63 12 1 1

13 642 - ZENAN SULTAN ARAÇ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 18 1 17.67 18 2 17.33 81.00 7.00 78.67 449.126 65 65 13 1 1

14 27 - YASEMİN DENİZ
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 20 0 20.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 16 3 15.00 18 2 17.33 80.00 9.00 76.99 446.637 69 69 14 1 1

15 111 - AYDEMİR M GÜNEY
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 8 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 6 2 5.33 5 0 5.00 19 1 18.67 17 3 16.00 75.00 8.00 72.34 444.237 77 77 15 1 1

16 610 - MUHAMMED ZAMUR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 2 4.33 14 0 14.00 18 1 17.67 76.00 4.00 74.67 440.267 90 90 16 1 1

17 12 - HİRANU ERTAŞ
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 20 0 20.00 16 4 14.67 80.00 10.00 76.67 438.785 91 91 17 1 1

18 670 - ÖZGE AKKOYÜN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 1 17.67 16 3 15.00 81.00 7.00 78.67 438.770 96 96 18 2 2

19 1021 - SÜMEYYE GÖKDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 0 18.00 14 5 12.33 80.00 7.00 77.67 438.756 99 99 19 4 3

20 114 - EYYÜP ASLAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 17 3 16.00 82.00 8.00 79.34 436.830 102 102 20 5 2

21 0 - DENİZ YILMAZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 20 0 20.00 9 1 8.67 7 3 6.00 1 8 -1.67 19 1 18.67 16 4 14.67 72.00 17.00 66.34 435.348 114 114 21 4 1

22 165 - HİVRON BİLGİÇ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 0 16.00 16 4 14.67 80.00 6.00 78.01 434.859 116 116 22 1 1

23 320 - İBRAHİM İPEKEŞEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 20 0 20.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 18 1 17.67 14 4 12.67 77.00 8.00 74.34 433.867 122 122 23 1 1

24 150 - AVZEM KİNO
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 19 1 18.67 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 18 0 18.00 14 5 12.33 80.00 6.00 78.00 433.333 123 123 24 6 4

25 10 - YUSUF İSLAM ARSLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 16 4 14.67 80.00 10.00 76.68 432.889 124 124 25 5 1

26 599 - KEREM SASA
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 14 1 13.67 18 2 17.33 77.00 8.00 74.33 430.874 135 135 26 4 4

27 225 - HATİCE ERTAŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 6 11.00 18 2 17.33 81.00 8.00 78.33 430.844 136 136 27 2 1

28 4 - ABDULCELİL DOLU
Vatan Ortaokulu 8 / C 17 2 16.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 17 3 16.00 80.00 9.00 77.00 428.874 146 146 28 1 1

29 48 - SEFİYYE SEVİNÇ
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 16 3 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 18 2 17.33 17 3 16.00 79.00 9.00 76.00 427.393 151 151 29 1 1

30 781 - MİZGİN BAŞBOĞA
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 17 1 16.67 15 5 13.33 78.00 10.00 74.67 426.933 155 155 30 3 1

31 92 - RENAS TARHAN
Günlüce Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 18 2 17.33 17 3 16.00 76.00 13.00 71.67 425.422 162 162 31 1 1

32 17 - ABDULLAH ÇAKIR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 20 0 20.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 15 4 13.67 16 4 14.67 78.00 11.00 74.34 424.978 163 163 32 7 3

33 161 - BERAT ÇETİNTÜRK
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 17 3 16.00 79.00 11.00 75.34 424.948 165 165 33 3 2

34 651 - TUĞÇE KARAGÖZ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 16 1 15.67 16 4 14.67 78.00 9.00 75.01 422.993 173 173 34 5 5

35 114 - MÜCAHİT BERK AKSOY
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 0 16.00 16 3 15.00 78.00 6.00 76.00 422.948 177 177 35 2 1

36 703 - ATAKAN KA ABULUT
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 8 / A 18 2 17.33 6 4 4.67 4 6 2.00 10 0 10.00 17 1 16.67 17 3 16.00 72.00 16.00 66.67 420.993 183 183 36 2 2

37 117 - NEHİR ERTAŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 2 16.33 14 5 12.33 78.00 10.00 74.66 420.963 184 184 37 2 1

38 79 - SEHER DENGİZ
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 19 1 18.67 9 0 9.00 6 2 5.33 6 1 5.67 19 0 19.00 13 5 11.33 72.00 9.00 69.00 420.000 187 187 38 2 2

39 381 - ZEYNEP ÖZER
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 15 4 13.67 18 2 17.33 78.00 11.00 74.33 419.007 191 191 39 2 2

40 33 - LEYLA DEĞER
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 17 3 16.00 14 5 12.33 77.00 12.00 73.00 417.037 203 203 40 4 2

41 395 - ARDA ALTIN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 16 4 14.67 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 20 0 20.00 14 6 12.00 77.00 12.00 73.01 415.585 211 211 41 4 1

42 7 - ELİF SUDE OK
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 17 3 16.00 15 5 13.33 77.00 13.00 72.66 415.022 215 215 42 2 2

43 830 - LORAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 18 0 18.00 15 5 13.33 77.00 11.00 73.34 413.096 222 222 43 1 1

44 1081 - MİNA BADAY
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 1 14.67 13 5 11.33 76.00 8.00 73.34 413.096 222 222 43 8 1

45 668 - MUHAMMED MAHMUD
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 17 3 16.00 16 4 14.67 75.00 15.00 70.00 411.126 230 230 45 1 1

46 147 - HELEN BOZKURT
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 2 14.33 15 4 13.67 77.00 9.00 74.00 411.096 232 232 46 1 1

47 126 - ÜMİT BARAN BEKEN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 16 4 14.67 77.00 13.00 72.68 409.185 237 237 47 3 1

48 65 - MUHARREM KALIN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 14 6 12.00 16 4 14.67 77.00 13.00 72.68 409.185 237 237 47 5 1

49 593 - ŞERZAN EKİNCİ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 15 5 13.33 77.00 13.00 72.67 409.126 243 243 49 6 6



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

50 494 - HARUN TÜRK
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 18 2 17.33 14 6 12.00 77.00 13.00 72.66 409.111 246 246 50 3 3

51 170 - AZAT RONİ DEMİREL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 18 2 17.33 15 5 13.33 77.00 13.00 72.66 409.111 246 246 50 9 1

52 169 - CİVAN AKSOY
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 7 2 6.33 7 1 6.67 18 1 17.67 16 3 15.00 73.00 12.00 69.00 406.667 255 255 52 5 1

53 221 - ASMİN YILMAZ
Zergan Ortaokulu 8 / C 17 2 16.33 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 16 4 14.67 15 5 13.33 77.00 11.00 73.33 405.659 256 256 53 1 1

54 76 - HAMZA SAMANCI
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 14 3 13.00 18 2 17.33 72.00 15.00 67.00 405.170 261 261 54 3 3

55 209 - SEFA SÜLEYMAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 0 6.00 16 1 15.67 15 4 13.67 72.00 10.00 68.67 403.244 271 271 55 1 1

56 0 - ŞEMSA SERTKAYA
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 4 13.67 12 2 11.33 76.00 7.00 73.67 403.230 273 273 56 6 3

57 1315 - YUSUF ORHAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 1 17.67 12 8 9.33 76.00 13.00 71.67 403.200 277 277 57 1 1

58 751 - İSMAİL KILINÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 16 2 15.33 15 5 13.33 75.00 13.00 70.66 403.170 280 280 58 6 3

59 235 - YAREN ÖZEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 14 3 13.00 14 6 12.00 76.00 11.00 72.34 401.259 287 287 59 3 2

60 13 - HADRA GÜL DUYAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 12 3 11.00 17 2 16.33 76.00 8.00 73.33 401.215 293 293 60 1 1

61 446 - ZEYNEP URTEKİN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 15 3 14.00 15 5 13.33 74.00 14.00 69.33 401.200 295 295 61 6 1

62 145 - HİRANUR KALIN
Vatan Ortaokulu 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 15 5 13.33 76.00 9.00 73.00 399.259 306 306 62 2 2

63 590 - BİLAL ERTAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 4 14.67 13 7 10.67 76.00 14.00 71.34 395.333 319 319 63 7 2

64 418 - M ALİ URT
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 18 1 17.67 10 0 10.00 8 0 8.00 7 1 6.67 15 2 14.33 13 5 11.33 71.00 9.00 68.00 393.319 335 335 64 2 1

65 54 - S ŞEYHMUS ALTUN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 17 1 16.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 0 8.00 15 1 14.67 13 4 11.67 70.00 9.00 67.01 390.430 348 348 65 2 1

66 9 - ZEHRA DUYAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 16 2 15.33 14 6 12.00 74.00 14.00 69.34 389.393 350 350 66 2 2

67 486 - SÜMEYYE KAVAK
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 8 1 7.67 7 0 7.00 15 2 14.33 14 4 12.67 70.00 11.00 66.34 389.393 350 350 66 7 2

68 769 - HAVVANUR TURGUT
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 14 2 13.33 14 5 12.33 71.00 14.00 66.32 389.319 362 362 68 2 1

69 657 - MUSTAFA CAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 14 5 12.33 15 5 13.33 72.00 17.00 66.32 389.319 362 362 68 8 3

70 605 - FERHAT KARADAĞ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 13 4 11.67 15 4 13.67 71.00 14.00 66.34 387.926 366 366 70 7 1

71 209 - HEDİYE SARİBOĞA
Sürekli Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 0 9.00 14 3 13.00 14 6 12.00 72.00 14.00 67.33 387.881 367 367 71 1 1

72 142 - MEDİNE EKSİK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 14 2 13.33 16 4 14.67 73.00 12.00 69.01 387.437 370 370 72 3 1

73 112 - SAİT KURTAY
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 3 15.00 14 6 12.00 74.00 15.00 69.01 387.437 370 370 72 3 3

74 1234 - MUSA SÜMER
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 12 8 9.33 75.00 15.00 70.00 387.393 374 374 74 10 5

75 8 - ENES DAMAR
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 13 6 11.00 17 3 16.00 73.00 16.00 67.67 385.452 378 378 75 9 4

76 435 - YASİN TURGAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 15 0 15.00 15 5 13.33 72.00 13.00 67.67 385.407 386 386 76 8 2

77 507 - YUNUS EMRE İLİŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 17 3 16.00 9 1 8.67 8 1 7.67 8 1 7.67 16 3 15.00 13 6 11.00 71.00 15.00 66.01 384.459 388 388 77 9 1

78 106 - SEVİM KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 0 8.00 13 2 12.33 14 6 12.00 71.00 12.00 67.00 384.415 390 390 78 2 2

79 501 - BİŞAR KA AK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 4 12.67 15 5 13.33 74.00 14.00 69.34 383.481 393 393 79 4 1

80 604 - ABDİ ARDA BOZKURT
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 8 6.33 18 2 17.33 70.00 17.00 64.33 383.437 399 399 80 8 7

81 585 - BARAN ALKAN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 14 5 12.33 73.00 14.00 68.33 383.407 406 406 81 9 8

82 108 - BEYZANUR TUTAL
Vatan Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 9 0 9.00 9 1 8.67 7 3 6.00 17 2 16.33 15 5 13.33 71.00 17.00 65.33 381.941 409 409 82 3 3

83 123 - FEHRİŞAH KOÇHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 2 3.33 11 3 10.00 15 5 13.33 67.00 13.00 62.66 379.496 426 426 83 1 1

84 98 - TÜLİN TARHAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 5 8.33 15 5 13.33 72.00 13.00 67.66 379.481 427 427 84 1 1

85 580 - PERİ İLHAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 13 3 12.00 12 8 9.33 71.00 15.00 66.00 375.556 450 450 85 10 4

86 70 - KÜBRA ÖZER
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 12 8 9.33 73.00 15.00 68.00 375.541 452 452 86 1 1

87 59 - MUHAMMED ENES TARHAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 8 1 7.67 3 5 1.33 15 4 13.67 14 6 12.00 66.00 20.00 59.34 373.111 466 466 87 7 2

88 0 - ESAT TURAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 17 3 16.00 11 7 8.67 68.00 19.00 61.67 372.119 468 468 88 11 1

89 236 - ALİ ERTAŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 7 0.67 14 6 12.00 16 4 14.67 67.00 23.00 59.35 371.659 469 469 89 10 3

90 408 - ASLİN GÜLER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 16 4 14.67 9 11 5.33 70.00 20.00 63.34 371.615 472 472 90 11 3

91 221 - HİCRAN BADILLI
Vatan Ortaokulu 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 2 3.33 14 3 13.00 14 6 12.00 66.00 17.00 60.33 371.600 473 473 91 4 4

92 1 - HİDAYET ERAY ÇEÇEN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 5 10.33 14 5 12.33 72.00 14.00 67.33 371.570 477 477 92 4 2

93 373 - MUHAMMED BAYAT
İMKB Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 5 4 3.67 2 2 1.33 14 3 13.00 12 4 10.67 61.00 15.00 56.01 371.156 479 479 93 1 1

94 612 - MELEK ABA
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 1 5.67 12 2 11.33 13 6 11.00 67.00 12.00 63.01 371.126 480 480 94 8 4

95 272 - İSHAK AYDOĞAN
Vatan Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 3 5.00 16 2 15.33 11 7 8.67 68.00 17.00 62.33 370.119 485 485 95 5 1

96 0 - BARAN ECE
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 17 1 16.67 11 9 8.00 70.00 18.00 64.01 369.674 486 486 96 9 5

97 602 - EREN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 5 10.33 15 4 13.67 71.00 15.00 66.01 369.659 489 489 97 10 1

98 5 - ARDİLAN FARİS
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 3 8.00 15 4 13.67 69.00 12.00 65.01 369.644 492 492 98 1 1
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Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

99 1098 - A YUNUS AKAR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 11 2 10.33 14 4 12.67 69.00 12.00 65.00 369.630 496 496 99 12 2

100 3 - YAĞMUR KANŞIRAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 12 2 11.33 13 6 11.00 71.00 12.00 67.00 369.615 497 497 100 5 3

101 596 - LEYLA TURGAY
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 5 2 4.33 11 4 9.67 13 4 11.67 66.00 13.00 61.67 369.185 498 498 101 2 2

102 109 - HEYMA MAİY
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 3 5.00 12 5 10.33 14 6 12.00 68.00 18.00 61.99 368.104 505 505 102 3 1

103 328 - MARYA KIZILÇINAR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 11 5 9.33 17 3 16.00 70.00 16.00 64.66 367.615 513 513 103 13 1

104 22 - BATUHAN YAL
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 16 3 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 2 1 1.67 12 3 11.00 15 3 14.00 64.00 11.00 60.34 367.170 516 516 104 1 1

105 165 - ALİ DENİZ
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 10 5 8.33 16 4 14.67 68.00 15.00 63.00 366.667 517 517 105 1 1

106 669 - HARUN ILIŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 6 1.00 14 3 13.00 15 5 13.33 64.00 22.00 56.66 366.163 521 521 106 12 2

107 249 - BERİTAN ERTAŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 7 5.67 15 5 13.33 71.00 14.00 66.34 365.704 524 524 107 11 5

108 10 - LİNA AKKAYA
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 6 10.00 14 6 12.00 71.00 17.00 65.34 365.689 525 525 108 5 3

109 277 - YUSUF TUNÇ
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 12 3 11.00 14 6 12.00 68.00 17.00 62.33 365.674 527 527 109 1 1

110 100 - BARIŞ YALÇIN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 8 1 7.67 4 3 3.00 16 2 15.33 13 6 11.00 66.00 17.00 60.33 365.644 531 531 110 12 2

111 95 - EMİN AKIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 0 7.00 16 4 14.67 10 10 6.67 69.00 18.00 63.00 365.200 535 535 111 6 4

112 591 - BERKEN IRMAK
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 16 4 14.67 70.00 15.00 65.01 363.733 545 545 112 11 1

113 321 - ABDURRAHMAN TÜRK
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 14 3 13.00 13 7 10.67 68.00 18.00 62.01 362.267 557 557 113 4 4

114 999 - ÖMER TİMUR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 17 3 16.00 12 8 9.33 68.00 22.00 60.66 361.689 569 569 114 14 6

115 9 - HATİP BULUT
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 17 3 16.00 8 1 7.67 7 2 6.33 10 0 10.00 11 2 10.33 13 4 11.67 66.00 12.00 62.00 360.741 575 575 115 2 2

116 172 - ECRİN DENİZ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 18 2 17.33 9 0 9.00 5 4 3.67 2 2 1.33 10 3 9.00 15 3 14.00 59.00 14.00 54.33 359.733 586 586 116 13 4

117 44 - ELİF ASLAN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 16 2 15.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 11 3 10.00 13 2 12.33 66.00 11.00 62.33 359.719 587 587 117 6 3

118 888 - ZEYNEP SU SÜMERLİ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 15 3 14.00 7 2 6.33 5 2 4.33 4 1 3.67 15 4 13.67 14 5 12.33 60.00 17.00 54.33 358.267 594 594 118 4 3

119 99 - FURKAN BİLGİÇ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 7 7.67 13 7 10.67 69.00 18.00 63.01 357.837 596 596 119 7 2

120 234 - FURKAN ZAMUR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 8 9.33 14 6 12.00 69.00 21.00 62.00 357.763 603 603 120 1 1

121 128 - MARYA TÜRKAN SAĞLAM
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 8 1 7.67 8 1 7.67 8 5 6.33 15 4 13.67 66.00 14.00 61.34 356.785 608 608 121 3 2

122 275 - YUSUF ÖZÇELİK
Zergan Ortaokulu 8 / B 19 0 19.00 10 0 10.00 8 1 7.67 8 2 7.33 12 6 10.00 11 9 8.00 68.00 18.00 62.00 356.296 612 612 122 2 1

123 384 - İREM NAZ KIZIL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 12 5 10.33 13 7 10.67 68.00 19.00 61.67 355.807 618 618 123 15 4

124 3 - BARAN FİDAN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 16 2 15.33 9 0 9.00 7 1 6.67 9 1 8.67 10 2 9.33 14 5 12.33 65.00 11.00 61.33 355.259 625 625 124 1 1

125 954 - İREM KAYAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 4 4 2.67 18 2 17.33 64.00 13.00 59.67 354.311 628 628 125 13 3

126 147 - MAHMUT HAMMO
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 2 3 1.00 16 3 15.00 14 5 12.33 61.00 22.00 53.66 354.296 629 629 126 3 1

127 29 - SEHER YILDIRIM
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 16 1 15.67 11 9 8.00 67.00 20.00 60.34 353.837 635 635 127 10 6

128 143 - AHMET BEYAZİT
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 20 0 20.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 7 7.67 12 8 9.33 67.00 20.00 60.33 353.822 641 641 128 2 1

129 813 - SEMANUR KANDEMİR
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 17 2 16.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 13 2 12.33 10 6 8.00 66.00 14.00 61.33 353.793 645 645 129 3 2

130 785 - MEHMET ALİ KARATAY
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 3 3.00 17 1 16.67 13 6 11.00 63.00 21.00 56.00 353.363 647 647 130 4 2

131 619 - EZGİ ERİN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 19 0 19.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 2 5.33 9 1 8.67 12 4 10.67 60.00 13.00 55.67 352.874 649 649 131 12 1

132 653 - JİYAN KIZILDAĞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 5 11.33 11 7 8.67 68.00 18.00 62.00 351.852 658 658 132 14 3

133 164 - ELİF TİMURAĞAOĞLU
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 17 3 16.00 10 10 6.67 69.00 21.00 62.00 351.852 658 658 132 5 1

134 1075 - NİDA TAŞKIRAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 11 6 9.00 11 9 8.00 67.00 20.00 60.34 347.926 678 678 134 16 5

135 517 - GÜLSEREN AYDAR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 1 4.67 16 4 14.67 62.00 14.00 57.33 347.911 681 681 135 1 1

136 475 - NEBİ ARAS
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 5 11.33 12 8 9.33 70.00 17.00 64.33 347.881 685 685 136 8 3

137 917 - NİSA BALCİ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 13 4 11.67 10 8 7.33 65.00 20.00 58.32 347.867 687 687 137 17 1

138 519 - HAÇİRE SÖYKÜM
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 15 4 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 1 7.67 11 6 9.00 15 4 13.67 64.00 20.00 57.34 346.459 692 692 138 2 1

139 33 - HASAN DİNLER
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 2 3.33 13 2 12.33 12 8 9.33 63.00 18.00 57.00 345.911 703 703 139 1 1

140 147 - NAZLI KARAKUŞ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 17 1 16.67 4 1 3.67 9 1 8.67 5 3 4.00 10 2 9.33 13 5 11.33 58.00 13.00 53.67 345.422 710 710 140 4 2

141 266 - ROZERİN YUSUFOĞLU
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 16 4 14.67 9 0 9.00 8 1 7.67 9 1 8.67 11 4 9.67 13 7 10.67 66.00 17.00 60.35 345.007 711 711 141 15 5

142 78 - HILAL ERTAŞ
Günlüce Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 0 9.00 12 8 9.33 63.00 16.00 57.66 343.911 724 724 142 2 2

143 313 - MEHMET AKIN
Zergan Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 7 3 6.00 9 0 9.00 7 1 6.67 10 6 8.00 11 6 9.00 63.00 17.00 57.34 343.481 726 726 143 3 2

144 28 - SELMA YILDIRIM
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 3 1 2.67 9 3 8.00 13 7 10.67 61.00 15.00 56.00 342.963 730 730 144 3 2

145 45 - YUSUF ÖZERGİN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 16 2 15.33 9 0 9.00 9 1 8.67 9 0 9.00 11 4 9.67 11 5 9.33 65.00 12.00 61.00 342.948 732 732 145 4 3

146 471 - RAHİL IRMAK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 7 2 6.33 8 2 7.33 11 3 10.00 11 8 8.33 63.00 19.00 56.65 342.415 737 737 146 14 4

147 1201 - EKİN ASLAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 5 11.33 14 6 12.00 68.00 20.00 61.34 341.985 740 740 147 18 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

148 194 - TUANA ÖZTÜRK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 17 2 16.33 8 0 8.00 8 1 7.67 5 2 4.33 10 1 9.67 11 5 9.33 59.00 11.00 55.33 338.993 760 760 148 5 1

149 362 - HAYRUNNİSA AĞAR
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 10 4 8.67 13 7 10.67 65.00 18.00 59.01 338.578 762 762 149 11 2

150 56 - YUSUF TURGAY
İstiklal Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 11 7 8.67 13 6 11.00 65.00 21.00 58.01 338.563 763 763 150 1 1

151 739 - EYLÜL KURT
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 4 3.67 4 4 2.67 16 3 15.00 61.00 15.00 56.00 338.519 765 765 151 15 4

152 743 - LORİN ELA TUNÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 12 4 10.67 11 7 8.67 62.00 22.00 54.67 338.059 770 770 152 16 5

153 724 - ARYA DEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 0 9.00 5 2 4.33 12 1 11.67 10 9 7.00 62.00 16.00 56.67 338.044 772 772 153 17 6

154 227 - HEYYAM NUR GENÇ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 1 4.67 10 4 8.67 15 5 13.33 63.00 16.00 57.67 338.015 776 776 154 16 3

155 273 - RÜMEYSA AYAN
Dicle Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 2 6.33 7 3 6.00 15 3 14.00 61.00 16.00 55.67 336.563 786 786 155 1 1

156 987 - RENAS DOĞAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 8 5 6.33 13 5 11.33 63.00 16.00 57.66 336.489 789 789 156 5 3

157 784 - YUSUF ALKIŞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 18 1 17.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 2 4.33 13 7 10.67 65.00 11.00 61.34 336.074 791 791 157 6 1

158 47 - BÜŞRA İNCİ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 11 4 9.67 11 9 8.00 65.00 20.00 58.34 336.074 791 791 157 19 1

159 476 - MUHAMMED YALÇIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 15 4 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 12 5 10.33 12 5 10.33 63.00 20.00 56.33 336.030 798 798 159 9 1

160 220 - SITERA YILDIZ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 5 8.33 11 9 8.00 65.00 20.00 58.33 336.015 802 802 160 1 1

161 127 - ZÜLEYHA EDİŞ
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 7 2 6.33 7 2 6.33 14 3 13.00 10 10 6.67 62.00 22.00 54.66 335.067 810 810 161 1 1

162 299 - LOKMAN TURGAY
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 2 2.33 10 4 8.67 15 5 13.33 59.00 20.00 52.33 334.548 814 814 162 17 6

163 0 - HEJA ÇEÇEN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 5 6.33 14 6 12.00 65.00 18.00 59.00 334.074 818 818 163 18 6

164 598 - ARJİN ŞİMŞEK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 15 5 13.33 5 5 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 12 3 11.00 13 7 10.67 61.00 24.00 53.00 334.074 818 818 163 1 1

165 394 - ALEYNA KARABOĞA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 5 4.33 13 7 10.67 66.00 15.00 61.00 334.059 824 824 165 18 3

166 1194 - MERVE KAYMAZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 5 9.33 14 6 12.00 65.00 21.00 58.00 334.059 824 824 165 20 1

167 980 - ASMİN TANRİVERDİ
Arıklı Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 9 1 8.67 7 1 6.67 10 0 10.00 12 7 9.67 14 5 12.33 65.00 20.00 58.34 333.096 833 833 167 1 1

168 1522 - İSMAİL AKGÜÇ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 11 4 9.67 12 7 9.67 62.00 22.00 54.68 332.163 842 842 168 21 2

169 446 - ELİF ECE AKİKOL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 4 11.67 11 9 8.00 65.00 22.00 57.66 332.089 846 846 169 10 5

170 90 - ÜMİT KARAASLAN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 5 5 3.33 2 5 0.33 12 5 10.33 13 7 10.67 58.00 26.00 49.33 331.615 850 850 170 7 4

171 47 - GÜLÇİN KOTBOĞA
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 2 1.33 10 7 7.67 13 7 10.67 60.00 21.00 53.01 331.156 851 851 171 1 1

172 215 - BERAT AYDOĞAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 1 1 0.67 13 4 11.67 10 7 7.67 58.00 17.00 52.34 330.163 857 857 172 22 2

173 13 - ECRİN ÇELİK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 7 7.67 11 8 8.33 63.00 23.00 55.34 330.119 864 864 173 23 6

174 260 - FİRDEVS TOKAY
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 10 5 8.33 13 5 11.33 63.00 20.00 56.33 330.074 872 872 174 2 1

175 77 - HİVRON GÜNER
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 18 2 17.33 9 0 9.00 9 1 8.67 4 5 2.33 7 2 6.33 12 6 10.00 59.00 16.00 53.66 329.096 874 874 175 1 1

176 209 - RÜMEYSA KAPLAN
Işıklar Ortaokulu 8 / B 16 3 15.00 8 1 7.67 5 0 5.00 3 1 2.67 9 4 7.67 13 3 12.00 54.00 12.00 50.01 328.178 881 881 176 1 1

177 232 - SAMETCAN YILDIRIM
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 6 3.00 13 7 10.67 66.00 15.00 61.00 328.148 886 886 177 4 2

178 608 - BAHAR AKGÜL
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 18 2 17.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 3 8.00 11 9 8.00 61.00 21.00 53.99 328.119 892 892 178 13 2

179 347 - MUSTAFA ÇILGIN
Vatan Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 3 3.00 9 4 7.67 16 4 14.67 58.00 22.00 50.67 327.689 896 896 179 6 5

180 0 - YAĞMUR EMEN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 6 0.00 5 4 3.67 16 4 14.67 57.00 20.00 50.34 327.200 898 898 180 19 7

181 168 - BÜŞRA AKAY
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 4 8.67 12 4 10.67 61.00 19.00 54.67 326.193 905 905 181 5 4

182 6 - EBRAR TARHAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 12 4 10.67 12 8 9.33 61.00 25.00 52.67 326.163 913 913 182 2 2

183 326 - YAKUP BAYRAM
Dicle Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 7 8 4.33 14 6 12.00 63.00 22.00 55.66 326.148 916 916 183 2 1

184 78 - UMUT YORTAÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 0 4.00 12 7 9.67 11 8 8.33 58.00 24.00 50.00 325.185 923 923 184 19 7

185 705 - BURAK DMRCN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 17 3 16.00 9 1 8.67 7 2 6.33 4 2 3.33 10 2 9.33 11 9 8.00 58.00 19.00 51.66 324.667 928 928 185 20 1

186 243 - AYSEL DEMİREL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 6 10 2.67 16 4 14.67 63.00 23.00 55.35 324.267 930 930 186 11 4

187 48 - KARACA AYÇA
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 9 4.00 11 9 8.00 66.00 20.00 59.34 324.222 932 932 187 1 1

188 369 - ŞEVİN NİSA ATLİ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 8 6.33 11 9 8.00 64.00 23.00 56.32 324.148 939 939 188 24 2

189 606 - NEHİR DGR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 0 5.00 5 8 2.33 16 4 14.67 61.00 17.00 55.34 322.741 946 946 189 21 2

190 138 - ENES AKALAN
Vatan Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 5 2.33 6 5 4.33 16 1 15.67 57.00 20.00 50.33 322.696 948 948 190 7 6

191 120 - SLAVA ÖZTÜRK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 14 3 13.00 9 0 9.00 7 2 6.33 5 2 4.33 9 2 8.33 13 5 11.33 57.00 14.00 52.32 322.667 951 951 191 7 2

192 238 - MUSTAFA SAĞLAM
Dicle Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 8 7 5.67 15 4 13.67 63.00 21.00 56.01 322.267 952 952 192 3 2

193 453 - ELİF ABUKAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 14 4 12.67 62.00 15.00 57.01 322.237 955 955 193 12 2

194 228 - NAZLI ABİÇ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 12 7 9.67 11 8 8.33 64.00 24.00 56.00 322.207 959 959 194 12 3

195 750 - BEDİRHAN DİNÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 2 5.33 14 2 13.33 9 10 5.67 60.00 23.00 52.33 321.215 964 964 195 22 2

196 404 - YUSUF KİNO
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 3 5 1.33 7 4 5.67 12 8 9.33 59.00 20.00 52.33 321.215 964 964 195 13 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

197 150 - RÜMEYSA UÇAR
Işıklı Ortaokulu 8 / B 13 3 12.00 8 1 7.67 6 4 4.67 9 1 8.67 14 2 13.33 9 7 6.67 59.00 18.00 53.01 320.756 969 969 197 1 1

198 58 - HACER ÖZ
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 7 5.67 16 4 14.67 63.00 22.00 55.68 320.311 974 974 198 3 3

199 503 - NUJİN AŞ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 2 9.33 9 10 5.67 65.00 16.00 59.67 320.267 976 976 199 2 2

200 929 - NUDEM ADAL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 1 3.67 11 8 8.33 61.00 13.00 56.67 320.267 976 976 199 25 1

201 237 - YUSUF EMİN ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 11 8 8.33 12 7 9.67 63.00 25.00 54.67 320.237 985 985 201 2 2

202 616 - AHİN MUSTAFA
Zergan Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 8 1 7.67 8 2 7.33 6 2 5.33 8 6 6.00 11 7 8.67 59.00 20.00 52.33 319.748 996 996 202 4 2

203 285 - CANSU ZENGİN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 7 2 6.33 9 1 8.67 6 3 5.00 12 4 10.67 8 8 5.33 59.00 21.00 52.00 319.259 998 998 203 26 2

204 195 - SABRİ KILINÇ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 1 6.67 6 5 4.33 11 7 8.67 62.00 15.00 57.00 319.244 1000 1000 204 5 2

205 60 - BARAN GÜMÜŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 3 7.00 8 10 4.67 62.00 17.00 56.34 318.311 1003 1003 205 13 6

206 415 - BERİTAN GÜMÜŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 6 8.00 11 8 8.33 62.00 23.00 54.33 318.267 1005 1005 206 14 5

207 149 - MERT KARAKUŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 11 9 8.00 11 9 8.00 61.00 29.00 51.33 318.267 1005 1005 206 2 1

208 877 - SAMET BOZAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 2 4.33 12 6 10.00 12 7 9.67 60.00 24.00 52.00 317.793 1009 1009 208 14 2

209 443 - YAREN ERCAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 7 10 3.67 14 5 12.33 62.00 23.00 54.34 316.815 1017 1017 209 15 6

210 430 - ELİF TÜFEK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 17 3 16.00 8 2 7.33 6 3 5.00 9 1 8.67 8 6 6.00 12 8 9.33 60.00 23.00 52.33 316.770 1019 1019 210 15 3

211 198 - YUSUF GÜNDÜZ JR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 14 6 12.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 13 5 11.33 10 10 6.67 64.00 24.00 56.00 316.296 1027 1027 211 3 3

212 602 - GÖRKEM ATSIZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 15 4 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 5 9.33 10 9 7.00 63.00 21.00 56.00 316.296 1027 1027 211 16 4

213 0 - RAHİME TATLI
Vatan Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 7 2 6.33 5 2 4.33 4 3 3.00 14 5 12.33 57.00 15.00 51.99 316.267 1034 1034 213 8 2

214 146 - FERHAT ASLAN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 0 8.00 9 5 7.33 8 8 5.33 61.00 17.00 55.33 315.259 1039 1039 214 5 3

215 120 - SAMET ÇETİN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 6 1 5.67 5 3 4.00 15 4 13.67 11 8 8.33 55.00 27.00 46.00 314.815 1044 1044 215 6 2

216 1027 - ŞEYHMUS YILDIRIM
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 9 4.00 13 6 11.00 62.00 22.00 54.66 314.311 1055 1055 216 27 7

217 123 - ELİF ÖNAL
Vatan Ortaokulu 8 / C 14 4 12.67 8 2 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 10 5 8.33 12 5 10.33 58.00 22.00 50.66 314.296 1058 1058 217 9 7

218 62 - BERAT YAŞİN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 5 2 4.33 11 4 9.67 9 7 6.67 58.00 20.00 51.34 313.881 1060 1060 218 16 7

219 308 - FURKAN OKTAY
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 7 3 6.00 2 5 0.33 13 7 10.67 12 8 9.33 58.00 29.00 48.33 313.822 1062 1062 219 17 3

220 21 - MEDYA ÖMER
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 0 8.00 4 4 2.67 14 6 12.00 60.00 15.00 55.01 313.363 1063 1063 220 3 3

221 811 - MİRZA GÜNGÖR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 7 4 5.67 12 7 9.67 57.00 22.00 49.67 312.874 1064 1064 221 28 3

222 99 - MEHMET MAHİR TEKİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 15 3 14.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 7 5.67 11 7 8.67 64.00 17.00 58.34 312.385 1070 1070 222 23 5

223 176 - HASAN AYDOĞAN
Vatan Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 5 12.33 7 10 3.67 62.00 23.00 54.34 312.370 1072 1072 223 10 3

224 57 - BÜNYAMİN KARAKAYA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 0 6.00 13 7 10.67 9 11 5.33 60.00 26.00 51.33 312.356 1075 1075 224 24 8

225 148 - YUSUF BOZAN KUTLU
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 15 5 13.33 9 11 5.33 58.00 32.00 47.32 312.281 1084 1084 225 25 6

226 586 - ARDA KARABOĞA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 14 6 12.00 6 3 5.00 6 4 4.67 4 4 2.67 16 3 15.00 9 10 5.67 55.00 30.00 45.01 311.881 1085 1085 226 26 7

227 76 - ŞEHMUS DAĞ
Vatan Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 6 3 5.00 2 2 1.33 8 7 5.67 16 3 15.00 53.00 24.00 45.00 311.867 1087 1087 227 11 8

228 6 - ADAR AKBULUT
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 17 2 16.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 2 4.33 9 5 7.33 11 8 8.33 55.00 24.00 46.99 311.793 1089 1089 228 8 4

229 247 - İPEK ÇETİN
Vatan Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 8 1 7.67 6 3 5.00 12 3 11.00 8 7 5.67 59.00 19.00 52.67 311.363 1090 1090 229 12 4

230 193 - HAYRİYE DİNLER
Vatan Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 3 4.00 7 4 5.67 12 8 9.33 57.00 22.00 49.67 311.363 1090 1090 229 12 4

231 630 - ALİ EMİR KÖKSAL
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / B 13 4 11.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 1 4.67 10 3 9.00 12 7 9.67 57.00 18.00 51.01 310.415 1101 1101 231 14 2

232 735 - MUHAMMED İLHAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 10 7 7.67 13 6 11.00 59.00 27.00 50.01 310.400 1103 1103 232 3 1

233 758 - MUSTAFA YİVLİ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 13 4 11.67 9 8 6.33 54.00 30.00 44.00 310.385 1106 1106 233 27 8

234 154 - SONGÜL BİLGİÇ
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 4 5 2.33 8 1 7.67 7 6 5.00 13 6 11.00 57.00 23.00 49.34 309.407 1116 1116 234 2 2

235 592 - EGE KAVAKLI
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 15 5 13.33 9 1 8.67 7 1 6.67 9 1 8.67 13 3 12.00 8 12 4.00 61.00 23.00 53.34 309.378 1118 1118 235 15 9

236 627 - KÜBRA GÜNDOĞDU
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 4 6.67 13 6 11.00 62.00 19.00 55.67 308.430 1127 1127 236 4 2

237 20 - SEVDE KRT
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 13 4 11.67 9 1 8.67 5 1 4.67 4 2 3.33 13 2 12.33 8 3 7.00 52.00 13.00 47.67 308.400 1131 1131 237 4 4

238 603 - EYLÜL ACET
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 7 3.67 12 8 9.33 61.00 22.00 53.67 308.400 1131 1131 237 16 3

239 59 - MİZGİN SLGN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 1 9 -2.00 8 3 7.00 14 6 12.00 53.00 28.00 43.67 308.385 1135 1135 239 2 2

240 531 - KADRİYE BALIBEY
Zergan Ortaokulu 8 / B 17 2 16.33 10 0 10.00 7 2 6.33 1 2 0.33 3 2 2.33 14 5 12.33 52.00 13.00 47.65 308.326 1142 1142 240 5 3

241 44 - YUNUS EMRE KURTULUŞ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 9 0 9.00 0 4 -1.33 8 6 6.00 13 6 11.00 55.00 20.00 48.34 307.926 1143 1143 241 7 3

242 122 - FURKAN ENGİN
İMKB Ortaokulu 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 7 7 4.67 12 6 10.00 58.00 21.00 51.01 307.437 1147 1147 242 2 1

243 196 - NADİRE NERGİZ
Işıklar Ortaokulu 8 / A 18 1 17.67 7 2 6.33 7 3 6.00 1 0 1.00 11 2 10.33 7 10 3.67 51.00 18.00 45.00 307.422 1149 1149 243 3 2

244 416 - NURŞİN BADILLI
Vatan Ortaokulu 8 / C 10 3 9.00 5 4 3.67 9 1 8.67 6 0 6.00 9 1 8.67 13 1 12.67 52.00 10.00 48.68 306.963 1153 1153 244 14 9

245 88 - ELİF TARHAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 9 2 8.33 10 10 6.67 61.00 19.00 54.67 306.904 1156 1156 245 3 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

246 92 - HELEN ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 3 5.00 12 8 9.33 59.00 20.00 52.34 306.430 1161 1161 246 3 3

247 135 - ABDULLAH AYDEMİR
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 9 6 7.00 13 6 11.00 58.00 26.00 49.34 306.430 1161 1161 246 3 3

248 163 - HAYRÜNNİSA AKSOY
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 1 5.67 7 5 5.33 11 7 8.67 56.00 21.00 49.00 305.926 1167 1167 248 29 2

249 179 - GÖZDE BOZKURT
Zergan Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 1 2 0.33 9 5 7.33 11 8 8.33 55.00 21.00 47.99 305.896 1168 1168 249 6 4

250 88 - MUSTAFA DEMİRCAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 12 6 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 2 4.33 14 2 13.33 9 8 6.33 57.00 21.00 49.99 305.881 1169 1169 250 30 7

251 774 - YUNUS EMRE SUNAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 10 0 10.00 7 2 6.33 8 1 7.67 10 3 9.00 10 7 7.67 59.00 19.00 52.67 305.452 1170 1170 251 28 3

252 70 - ASYA AYKUT
İMKB Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 1 0 1.00 5 5 3.33 13 6 11.00 53.00 17.00 47.33 304.919 1177 1177 252 3 2

253 434 - MELİKE AKSOY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 10 0 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 3 4.00 14 5 12.33 58.00 18.00 52.00 304.415 1193 1193 253 17 7

254 181 - AB* LLAH EREN
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 16 2 15.33 10 0 10.00 9 0 9.00 4 0 4.00 8 4 6.67 9 7 6.67 56.00 13.00 51.67 303.970 1196 1196 254 1 1

255 159 - BADE DİLEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 15 5 13.33 9 0 9.00 8 0 8.00 2 4 0.67 10 3 9.00 10 7 7.67 54.00 19.00 47.67 303.956 1198 1198 255 31 4

256 352 - LEVENT ABRAHEM
Vatan Ortaokulu 8 / D 13 5 11.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 1 5.67 8 5 6.33 13 6 11.00 58.00 19.00 51.66 303.911 1199 1199 256 15 1

257 15 - HİRA DUYAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 15 2 14.33 8 1 7.67 6 2 5.33 4 3 3.00 9 6 7.00 11 6 9.00 53.00 20.00 46.33 303.437 1205 1205 257 5 5

258 352 - M ENES KÖSEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 2 5.33 8 5 6.33 13 7 10.67 57.00 23.00 49.32 303.422 1206 1206 258 18 8

259 94 - KENAN EROL
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 10 0 10.00 6 3 5.00 8 2 7.33 14 4 12.67 8 10 4.67 59.00 24.00 51.00 302.978 1208 1208 259 8 4

260 384 - DAVUT KASLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 11 4 9.67 11 9 8.00 60.00 25.00 51.68 302.519 1211 1211 260 5 1

261 76 - HİLAL KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 1 5.67 12 8 9.33 55.00 22.00 47.67 302.489 1215 1215 261 3 3

262 629 - ROZERİN KURTCEBE
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 12 3 11.00 9 11 5.33 57.00 28.00 47.66 302.430 1219 1219 262 29 9

263 492 - BEDİRHAN YURTGÜL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 14 4 12.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 3 4.00 11 6 9.00 11 8 8.33 55.00 27.00 46.00 301.481 1229 1229 263 8 2

264 1174 - MEHDİ KURT
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 14 4 12.67 3 0 3.00 7 2 6.33 0 1 -0.33 11 3 10.00 11 6 9.00 46.00 16.00 40.67 301.007 1231 1231 264 6 1

265 71 - MERVE ÖZER
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 13 6 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 11 7 8.67 11 8 8.33 60.00 25.00 51.66 300.978 1237 1237 265 2 2

266 54 - ALEYNA ERBEY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 10 7 7.67 10 9 7.00 57.00 29.00 47.34 300.533 1240 1240 266 30 9

267 68 - HÜLYA TUNCER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 11 7 8.67 9 11 5.33 59.00 29.00 49.34 300.519 1243 1243 267 31 10

268 447 - ENES KARABOĞA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 14 6 12.00 9 11 5.33 58.00 32.00 47.34 300.489 1249 1249 268 32 10

269 35 - ARDA KARAKUŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 7 3 6.00 4 6 2.00 10 6 8.00 11 9 8.00 57.00 29.00 47.33 300.474 1252 1252 269 4 2

270 252 - YUNUS EMRE ÖZDEMİR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 8 1 7.67 7 1 6.67 7 6 5.00 9 7 6.67 58.00 18.00 52.01 300.030 1254 1254 270 19 8

271 76 - HAYRÜNNİSA CAYLAN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 14 4 12.67 7 3 6.00 8 1 7.67 7 1 6.67 8 5 6.33 12 7 9.67 56.00 21.00 49.01 300.030 1254 1254 270 4 1

272 854 - ALİ SARI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 13 6 11.00 9 1 8.67 8 1 7.67 1 3 0.00 9 5 7.33 13 5 11.33 53.00 21.00 46.00 299.970 1257 1257 272 32 2

273 246 - ESMA SAĞLAM
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 8 8 5.33 10 0 10.00 7 3 6.00 3 1 2.67 14 1 13.67 12 6 10.00 54.00 19.00 47.67 299.511 1260 1260 273 4 1

274 0 - ENES TEKİN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 15 3 14.00 9 1 8.67 6 1 5.67 8 0 8.00 3 1 2.67 13 5 11.33 54.00 11.00 50.34 299.022 1263 1263 274 18 7

275 0 - ALİ KURTOĞLU
İMKB Ortaokulu 8 / A 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 5 2 4.33 11 7 8.67 55.00 17.00 49.34 299.007 1267 1267 275 4 3

276 506 - YAKUP GÜNSEL
Vatan Ortaokulu 8 / D 13 6 11.00 10 0 10.00 9 0 9.00 3 3 2.00 8 5 6.33 13 6 11.00 56.00 20.00 49.33 298.993 1269 1269 276 16 2

277 4 - ABDULLAH YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 2 2.33 13 5 11.33 8 8 5.33 55.00 23.00 47.32 298.948 1270 1270 277 2 2

278 718 - ALYA ÖLKER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 19 1 18.67 5 4 3.67 6 4 4.67 3 4 1.67 9 7 6.67 9 10 5.67 51.00 30.00 41.02 298.593 1271 1271 278 33 11

279 257 - ABDURRAHMAN KÜÇTEKİN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 7 4.67 10 9 7.00 59.00 24.00 51.01 298.548 1273 1273 279 9 1

280 533 - UMUT MERT KAYA
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 8 7.33 10 10 6.67 61.00 27.00 52.00 298.504 1277 1277 280 20 9

281 533 - ESİLA BÜLBÜL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 8 3.33 12 8 9.33 60.00 24.00 52.00 298.504 1277 1277 280 33 8

282 595 - ZEHRA AKGÜÇ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 14 4 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 2 3.33 13 5 11.33 57.00 15.00 52.00 298.504 1277 1277 280 17 3

283 590 - MAHMUT KIZIL
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 8 4.33 14 6 12.00 58.00 27.00 49.00 298.504 1277 1277 280 17 3

284 629 - KURTAY YÜCEDAĞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 16 3 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 11 4.33 60.00 18.00 54.00 298.489 1283 1283 284 21 10

285 25 - M MİRAÇ İLTER
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 5 9.33 11 9 8.00 62.00 24.00 53.99 298.474 1284 1284 285 22 3

286 0 - KEREM ERCAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 1 5.67 6 8 3.33 13 7 10.67 56.00 25.00 47.67 298.044 1287 1287 286 34 4

287 54 - MAHSUN DOĞAN AY
Dicle Ortaokulu 0 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 6 3 5.00 5 3 4.00 6 6 4.00 12 6 10.00 54.00 22.00 46.67 298.030 1289 1289 287 4 1

288 81 - HELMA ABADİ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 15 4 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 3 1 2.67 8 4 6.67 10 7 7.67 55.00 17.00 49.35 297.600 1292 1292 288 2 2

289 232 - ASMİN HİRA DAĞLI
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 9 8 6.33 10 0 10.00 7 3 6.00 3 1 2.67 14 2 13.33 11 6 9.00 54.00 20.00 47.33 297.496 1299 1299 289 5 2

290 499 - CANSU KANAT
Zergan Ortaokulu 8 / B 15 4 13.67 6 3 5.00 7 2 6.33 7 0 7.00 9 6 7.00 10 6 8.00 54.00 21.00 47.00 297.052 1302 1302 290 7 5

291 126 - MEDİNE BEYAZİT
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 20 0 20.00 10 0 10.00 8 2 7.33 2 3 1.00 4 4 2.67 9 9 6.00 53.00 18.00 47.00 297.052 1302 1302 290 1 1

292 92 - HAVİN BOZ
Dicle Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 2 6.33 6 2 5.33 12 3 11.00 54.00 18.00 48.00 297.022 1304 1304 292 5 2

293 72 - HİVDA KILI *
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 5 4 3.67 3 4 1.67 11 3 10.00 8 12 4.00 52.00 28.00 42.67 296.548 1307 1307 293 2 1

294 1023 - ŞEVİN SARIOĞLU
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 10 0 10.00 13 4 11.67 49.00 28.00 39.66 296.533 1311 1311 294 34 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

295 270 - ECRİN YAPA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 3 8.00 12 5 10.33 57.00 22.00 49.67 296.519 1316 1316 295 3 2

296 616 - İREM ATEŞ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 1 5.67 6 0 6.00 9 5 7.33 53.00 14.00 48.34 296.059 1320 1320 296 19 2

297 86 - HARUN URTEKİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 7 2 6.33 4 1 3.67 9 4 7.67 11 8 8.33 55.00 21.00 48.00 295.556 1328 1328 297 6 2

298 36 - BARAN ORTEKİN
İMKB Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 11 6 9.00 9 8 6.33 57.00 24.00 49.00 295.526 1329 1329 298 5 4

299 700 - AHMET KANIK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 14 4 12.67 10 0 10.00 9 1 8.67 2 4 0.67 6 4 4.67 13 7 10.67 54.00 20.00 47.35 294.637 1339 1339 299 4 1

300 39 - ELZEM ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 1 4.67 7 4 5.67 56.00 11.00 52.35 294.622 1340 1340 300 4 1

301 460 - RONİ Ö *EMİR
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 13 5 11.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 1 4.67 13 6 11.00 56.00 17.00 50.33 294.563 1344 1344 301 6 4

302 267 - ZEYNEP SULTAN AY
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 6 4.00 10 8 7.33 57.00 23.00 49.33 294.548 1347 1347 302 7 2

303 628 - MUS
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 5 5 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 13 7 10.67 3 8 0.33 55.00 26.00 46.33 294.548 1347 1347 302 35 5

304 566 - HASAN HÜSEYİN ACAR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 9 7 6.67 8 2 7.33 6 2 5.33 4 1 3.67 15 3 14.00 11 9 8.00 53.00 24.00 45.00 294.089 1350 1350 304 35 8

305 195 - FİKRİYE KANDEMİR
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 8 7 5.67 10 10 6.67 58.00 25.00 49.68 293.644 1355 1355 305 6 2

306 63 - BÜNYAMİN SEMETOĞLU
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 16 3 15.00 10 0 10.00 8 1 7.67 5 0 5.00 5 7 2.67 11 5 9.33 55.00 16.00 49.67 293.585 1358 1358 306 23 11

307 1513 - NİSA ÖZTÜRK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 15 5 13.33 7 3 6.00 5 4 3.67 4 1 3.67 8 4 6.67 11 5 9.33 50.00 22.00 42.67 293.570 1360 1360 307 36 9

308 7 - HELİN AKTÜRK
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 4 7 1.67 12 8 9.33 60.00 20.00 53.34 293.111 1365 1365 308 4 4

309 445 - ENES ÖZZENGİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 2 6.33 9 6 7.00 10 7 7.67 55.00 26.00 46.33 293.081 1369 1369 309 9 2

310 128 - İBRAHİM TEKİN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 3 5.00 5 5 3.33 10 9 7.00 52.00 26.00 43.33 293.081 1369 1369 309 6 3

311 113 - ELANUR CAN
Dicle Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 9 10 5.67 11 9 8.00 59.00 30.00 49.01 292.607 1376 1376 311 6 1

312 674 - KEVSER NAZ YILDIRIM
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 9 0 9.00 9 1 8.67 7 0 7.00 7 2 6.33 10 4 8.67 55.00 12.00 51.00 292.578 1382 1382 312 7 3

313 519 - PERVİN ASİ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 10 7 7.67 9 11 5.33 60.00 27.00 51.00 292.578 1382 1382 312 5 4

314 173 - HALİME AKTI
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 11 2 10.33 8 12 4.00 56.00 27.00 46.99 292.548 1387 1387 314 5 2

315 571 - MİRAN KILIÇ
İnkılap Ortaokulu 8 / D 13 6 11.00 5 3 4.00 8 2 7.33 2 3 1.00 9 8 6.33 14 6 12.00 51.00 28.00 41.66 292.074 1391 1391 315 1 1

316 441 - AHMET FIRAT AKTÜRK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 15 4 13.67 10 0 10.00 7 2 6.33 0 0 0.00 11 5 9.33 9 11 5.33 52.00 22.00 44.66 292.074 1391 1391 315 6 5

317 377 - MURATCAN BULUT
Vatan Ortaokulu 8 / B 15 4 13.67 10 0 10.00 7 1 6.67 10 0 10.00 1 2 0.33 13 4 11.67 56.00 11.00 52.34 291.630 1393 1393 317 17 1

318 571 - EYLEM ÖNAL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 10 9 7.00 9 1 8.67 6 4 4.67 4 1 3.67 15 3 14.00 10 9 7.00 54.00 27.00 45.01 291.126 1398 1398 318 10 4

319 21 - MUHAMMED ERTEKİN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 14 4 12.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 5 2.33 8 6 6.00 11 8 8.33 56.00 24.00 48.00 291.111 1399 1399 319 9 5

320 986 - FİYAN BOZAN
Zergan Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 6 4.00 10 10 6.67 57.00 25.00 48.67 290.637 1404 1404 320 8 1

321 516 - EYLEM EDE
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 1 4.67 7 3 6.00 9 11 5.33 54.00 22.00 46.67 290.607 1412 1412 321 24 12

322 693 - MEHMET SAİD KILIÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 13 7 10.67 7 3 6.00 5 5 3.33 7 0 7.00 14 6 12.00 9 11 5.33 55.00 32.00 44.33 290.119 1420 1420 322 36 11

323 559 - BERFİN YÜCEDAĞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 5 4 3.67 5 3 4.00 9 5 7.33 11 7 8.67 52.00 26.00 43.33 290.104 1423 1423 323 19 8

324 787 - EBVA SENA KILIÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 8 1 7.67 2 3 1.00 5 6 3.00 11 9 8.00 51.00 24.00 43.00 289.615 1427 1427 324 37 12

325 210 - NİDA KILIÇ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 4 6 2.00 9 1 8.67 7 2 6.33 6 4 4.67 11 8 8.33 53.00 25.00 44.67 289.156 1430 1430 325 6 4

326 755 - MUSA BARAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 1 1 0.67 6 6 4.00 11 7 8.67 52.00 20.00 45.35 288.696 1435 1435 326 38 13

327 468 - BERNA IRMAK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 2 4 0.67 9 4 7.67 8 9 5.00 53.00 23.00 45.34 288.681 1436 1436 327 37 3

328 44 - ESRA KILINÇ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 12 7 9.67 7 2 6.33 9 1 8.67 3 4 1.67 11 7 8.67 12 8 9.33 54.00 29.00 44.34 288.667 1440 1440 328 3 2

329 141 - FERİTOĞUZ
Dicle Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 11 7 8.67 11 9 8.00 53.00 35.00 41.33 288.652 1444 1444 329 7 2

330 69 - HAVVA KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 7 5.67 7 13 2.67 59.00 26.00 50.33 288.652 1444 1444 329 4 4

331 610 - DENİZ AYYILDIZ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 13 6 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 5 4.33 13 7 10.67 57.00 23.00 49.33 288.637 1450 1450 331 20 5

332 359 - TAHA ERDOĞAN
Vatan Ortaokulu 8 / C 14 4 12.67 6 2 5.33 6 3 5.00 4 1 3.67 7 5 5.33 11 2 10.33 48.00 17.00 42.33 288.622 1454 1454 332 18 10

333 168 - MALİK İNAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 15 3 14.00 10 0 10.00 8 1 7.67 5 3 4.00 4 4 2.67 11 4 9.67 53.00 15.00 48.01 288.193 1463 1463 333 10 3

334 327 - SABRİ ÇİÇEK
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 5 2 4.33 9 3 8.00 10 7 7.67 55.00 21.00 48.00 288.178 1465 1465 334 1 1

335 16 - ARJİN DEMİR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 3 4 1.67 7 2 6.33 4 3 3.00 5 1 4.67 15 5 13.33 47.00 21.00 40.00 288.148 1466 1466 335 7 2

336 40 - NURGÜL VURAL
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 13 4 11.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 3 3.00 6 3 5.00 12 5 10.33 52.00 18.00 46.00 288.148 1466 1466 335 1 1

337 383 - ÇEKDAR SAKİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 16 4 14.67 1 1 0.67 5 5 3.33 4 0 4.00 6 2 5.33 12 7 9.67 44.00 19.00 37.67 287.674 1473 1473 337 8 1

338 8 - ADAR GÜNSEL
Vatan Ortaokulu 8 / C 13 7 10.67 6 3 5.00 8 1 7.67 4 2 3.33 10 4 8.67 11 8 8.33 52.00 25.00 43.67 287.674 1473 1473 337 19 11

339 214 - SALİHA ASLAN
Işıklar Ortaokulu 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 6 4 4.67 5 3 4.00 5 8 2.33 9 9 6.00 54.00 25.00 45.67 287.659 1475 1475 339 5 3

340 20 - ROJİN YILDIZ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 17 1 16.67 10 0 10.00 9 0 9.00 7 2 6.33 4 5 2.33 9 8 6.33 56.00 16.00 50.66 287.630 1476 1476 340 11 3

341 293 - HACER BAYRAM
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 2 2.33 9 1 8.67 6 9 3.00 52.00 17.00 46.34 287.185 1477 1477 341 2 2

342 717 - İREM ÖZTÜRK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 5 10 1.67 10 9 7.00 57.00 26.00 48.34 287.170 1480 1480 342 39 6

343 421 - EDA KE SER EREN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 2 6.33 8 5 6.33 9 8 6.33 55.00 23.00 47.33 287.141 1483 1483 343 9 1
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Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

344 287 - M EMİN YAMAN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 14 6 12.00 9 11 5.33 57.00 33.00 45.99 286.622 1495 1495 344 2 2

345 1010 - SERHAT AYDIN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 14 5 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 8 8 5.33 12 8 9.33 55.00 30.00 44.99 286.607 1496 1496 345 38 9

346 419 - GÜLBARİN BAYAT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 6 9 3.00 12 7 9.67 53.00 28.00 43.67 286.207 1497 1497 346 8 1

347 435 - MERVE KURTAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 9 0 9.00 6 3 5.00 6 4 4.67 9 9 6.00 56.00 20.00 49.34 285.719 1502 1502 347 25 9

348 624 - BAŞAK GÜRER
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / C 18 2 17.33 6 4 4.67 7 1 6.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 12 8 9.33 54.00 23.00 46.34 285.674 1504 1504 348 21 1

349 348 - NURŞİN KURT
Zergan Ortaokulu 8 / C 16 3 15.00 10 0 10.00 6 3 5.00 6 0 6.00 6 5 4.33 10 10 6.67 54.00 21.00 47.00 285.185 1511 1511 349 9 3

350 194 - BAHOZ EKİN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 8 1 7.67 5 3 4.00 2 2 1.33 10 6 8.00 11 9 8.00 50.00 27.00 41.00 285.185 1511 1511 349 7 5

351 237 - SEYYİD TOKAY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 8 1 7.67 8 0 8.00 0 0 0.00 6 0 6.00 12 6 10.00 47.00 12.00 43.00 285.170 1513 1513 351 9 3

352 17 - MİRAN YURTGÜL
Vatan Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 6 3 5.00 8 1 7.67 4 3 3.00 6 5 4.33 13 7 10.67 51.00 24.00 43.00 285.170 1513 1513 351 20 12

353 11 - MUHAMMED BUDAK
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 4 5 2.33 2 5 0.33 12 8 9.33 55.00 21.00 47.99 285.141 1516 1516 353 5 5

354 537 - YEKDAR ELMAS
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 16 2 15.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 9 3.00 9 10 5.67 60.00 22.00 52.67 284.696 1519 1519 354 39 4

355 249 - ROJİN KALKAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 14 6 12.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 6 6.00 12 8 9.33 53.00 31.00 42.67 284.681 1522 1522 355 10 1

356 503 - SEFA ÇAPRAS
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 6 8.00 9 11 5.33 58.00 28.00 48.66 284.667 1529 1529 356 26 13

357 364 - MAHSUN BUDAK
İMKB Ortaokulu 8 / A 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 6 0.00 5 7 2.67 12 7 9.67 51.00 27.00 42.01 283.748 1538 1538 357 6 5

358 0 - ALİ KOÇHAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 8 3 7.00 9 9 6.00 55.00 21.00 48.00 283.689 1542 1542 358 40 3

359 365 - MUHAMMED ÖZKAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 16 3 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 2 6 0.00 6 9 3.00 11 8 8.33 54.00 27.00 45.00 283.689 1542 1542 358 11 1

360 66 - HAVİN DENLİ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 2 5.33 6 7 3.67 7 8 4.33 55.00 21.00 47.99 283.674 1545 1545 360 40 7

361 600 - MUSTAFA EREN KUŞ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 14 5 12.33 10 0 10.00 7 2 6.33 6 4 4.67 7 7 4.67 11 7 8.67 55.00 25.00 46.67 283.230 1548 1548 361 22 6

362 120 - SARYA NAİFOĞLU
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 15 3 14.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 3 4.00 10 9 7.00 55.00 20.00 48.34 282.726 1556 1556 362 1 1

363 74 - GÜLBİN TARHAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 5 4.33 11 7 8.67 53.00 26.00 44.33 282.696 1560 1560 363 4 4

364 586 - EYLÜL ECRİN UYLAŞ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 12 2.00 12 8 9.33 59.00 29.00 49.33 282.681 1562 1562 364 23 2

365 1520 - EMİRHAN GÖÇMEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 3 2 2.33 8 1 7.67 2 4 0.67 9 4 7.67 8 7 5.67 46.00 22.00 38.68 281.793 1571 1571 365 41 5

366 0 - ŞEYMA ATAY
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 1 6.67 11 3 10.00 10 7 7.67 52.00 25.00 43.68 281.778 1572 1572 366 4 4

367 253 - FIRAT ERTAŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 12 6 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 0 1 -0.33 4 4 2.67 16 4 14.67 47.00 19.00 40.68 281.778 1572 1572 366 20 7

368 992 - RÜMEYSA AKARCA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 3 5.00 10 7 7.67 7 10 3.67 54.00 29.00 44.34 281.289 1581 1581 368 42 4

369 123 - MUSTAFA ÇELİK
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 6 3 5.00 4 2 3.33 11 4 9.67 8 10 4.67 51.00 26.00 42.33 281.244 1584 1584 369 1 1

370 350 - ÖMER DEMİR
Zergan Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 10 0 10.00 7 3 6.00 3 2 2.33 4 7 1.67 14 6 12.00 52.00 23.00 44.33 281.230 1586 1586 370 10 6

371 457 - LEYLA MEHMETEMİN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 13 6 11.00 7 0 7.00 7 3 6.00 8 0 8.00 11 5 9.33 8 9 5.00 54.00 23.00 46.33 281.215 1590 1590 371 12 4

372 323 - ADAR YAKUT
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 8 12 4.00 58.00 21.00 51.01 280.770 1594 1594 372 20 9

373 154 - MERYEM GÜNEŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 2 4 0.67 5 5 3.33 11 9 8.00 52.00 24.00 44.01 280.756 1595 1595 373 6 3

374 173 - MİRZA ÇANTALI
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 11 7 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 4 3 3.00 8 2 7.33 12 6 10.00 51.00 21.00 44.00 280.741 1596 1596 374 21 4

375 129 - JİYAN DELİLA ERKEK
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 3 7.00 9 11 5.33 57.00 24.00 49.00 280.726 1598 1598 375 7 1

376 513 - NİSA BAYAT
İMKB Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 9 0 9.00 8 1 7.67 2 0 2.00 6 3 5.00 12 7 9.67 50.00 17.00 44.34 279.778 1605 1605 376 7 6

377 55 - CİVAN BUDAK
İMKB Ortaokulu 8 / A 16 3 15.00 8 1 7.67 9 1 8.67 4 6 2.00 5 6 3.00 10 7 7.67 52.00 24.00 44.01 279.289 1611 1611 377 8 7

378 87 - CEMİL ÇELİK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 7 1 6.67 3 4 1.67 6 3 5.00 10 8 7.33 50.00 21.00 43.01 279.274 1612 1612 378 13 5

379 390 - ROJHAT DÖLEK
İMKB Ortaokulu 8 / B 15 2 14.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 2 2 1.33 11 6 9.00 52.00 15.00 47.00 279.230 1619 1619 379 9 2

380 385 - EYLÜL ÖZKUL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 11 6 9.00 7 3 6.00 7 1 6.67 2 2 1.33 6 1 5.67 13 3 12.00 46.00 16.00 40.67 278.785 1628 1628 380 41 12

381 38 - HEDİYE AYDIN
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 3 2.00 12 8 9.33 54.00 22.00 46.67 278.741 1633 1633 381 1 1

382 442 - YUSUF KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 13 5 11.33 9 1 8.67 7 2 6.33 6 2 5.33 9 1 8.67 8 9 5.00 52.00 20.00 45.33 278.267 1635 1635 382 5 5

383 472 - SADİYE ADSIZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 1 6.67 10 3 9.00 8 11 4.33 55.00 24.00 47.00 277.763 1643 1643 383 11 2

384 84 - GAZAL SAYAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 1 3 0.00 5 5 3.33 11 8 8.33 49.00 24.00 40.99 277.748 1645 1645 384 3 1

385 0 - MUHAMMED ÖNDER
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 13 6 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 4 1 3.67 9 9 6.00 10 9 7.00 56.00 25.00 47.67 277.289 1651 1651 385 12 2

386 11 - DİJLE AZÜN
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 1 7.67 6 9 3.00 6 7 3.67 55.00 22.00 47.67 277.289 1651 1651 385 2 2

387 611 - BURAK REŞİT OMUK
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 6 3 5.00 10 0 10.00 7 5 5.33 8 9 5.00 56.00 22.00 48.66 277.244 1658 1658 387 1 1

388 912 - NEZİR ŞİYAR ADSOY
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 12 7 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 1 0.67 8 3 7.00 12 7 9.67 48.00 23.00 40.34 276.830 1659 1659 388 43 5

389 91 - HAVVA ÇAKAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 17 3 16.00 9 0 9.00 8 0 8.00 8 1 7.67 4 5 2.33 8 8 5.33 54.00 17.00 48.33 276.756 1668 1668 389 27 10

390 12 - NAFİYE ÇAĞRI
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 10 0 10.00 7 2 6.33 7 1 6.67 8 2 7.33 9 9 6.00 54.00 21.00 47.00 276.296 1673 1673 390 14 5

391 101 - ÖZCAN IŞIK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 15 4 13.67 8 1 7.67 10 0 10.00 6 3 5.00 6 5 4.33 9 9 6.00 54.00 22.00 46.67 275.807 1681 1681 391 42 4

392 69 - MUSAP KORHAN
Çıplak Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 0 4.00 5 3 4.00 12 6 10.00 50.00 19.00 43.66 275.793 1682 1682 392 1 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

393 484 - SILA SAYAN
Vatan Ortaokulu 8 / A 15 3 14.00 8 1 7.67 7 3 6.00 5 4 3.67 6 2 5.33 9 9 6.00 50.00 22.00 42.67 275.793 1682 1682 392 21 6

394 275 - MAZLUM YILMA Z
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 4 2 3.33 10 2 9.33 12 5 10.33 49.00 22.00 41.66 275.763 1686 1686 394 15 6

395 61 - ŞEHADET ASLAN
Vatan Ortaokulu 8 / A 12 5 10.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 4 2.67 7 2 6.33 11 8 8.33 51.00 22.00 43.66 275.748 1687 1687 395 22 7

396 0 - MEHMET AĞAR
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 12 5 10.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 1 6.67 6 5 4.33 12 5 10.33 51.00 22.00 43.66 275.748 1687 1687 395 24 3

397 1024 - ŞEVVAL GÖKHAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 14 4 12.67 9 1 8.67 7 1 6.67 6 1 5.67 7 1 6.67 7 6 5.00 50.00 14.00 45.35 275.363 1689 1689 397 44 10

398 0 - BUSE TURAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 15 4 13.67 9 1 8.67 8 0 8.00 4 3 3.00 8 4 6.67 7 8 4.33 51.00 20.00 44.34 275.333 1690 1690 398 13 2

399 296 - KEREM MALGİR
Vatan Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 7 4 5.67 7 11 3.33 55.00 23.00 47.34 275.333 1690 1690 398 23 8

400 280 - ASMİN TOKAY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 15 4 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 10 2.67 11 8 8.33 54.00 30.00 44.00 274.830 1701 1701 400 10 2

401 251 - ZULEYHA AKKOYUN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 3 2.00 10 9 7.00 54.00 21.00 47.00 274.830 1701 1701 400 21 4

402 177 - İSHAK YUSUFOĞLU
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 12 5 10.33 8 11 4.33 53.00 33.00 42.00 274.800 1706 1706 402 10 5

403 185 - BÜNYAMİN BAHADUR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 15 2 14.33 9 1 8.67 8 1 7.67 1 2 0.33 4 6 2.00 11 6 9.00 48.00 18.00 42.00 274.800 1706 1706 402 28 4

404 652 - BEYZA KORHA N
Zergan Ortaokulu 8 / C 16 2 15.33 9 0 9.00 8 2 7.33 5 2 4.33 6 5 4.33 8 10 4.67 52.00 21.00 44.99 274.785 1709 1709 404 11 4

405 156 - ALİ FIRAT ALGÜL
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 6 3 5.00 1 3 0.00 4 7 1.67 13 7 10.67 48.00 25.00 39.68 274.385 1714 1714 405 22 8

406 1040 - TUANA KURŞUN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 1 5.67 5 7 2.67 10 9 7.00 53.00 25.00 44.67 274.356 1715 1715 406 45 3

407 485 - YUSUF İSLAM ÖZTÜRK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 13 6 11.00 10 0 10.00 7 1 6.67 1 4 -0.33 5 5 3.33 13 6 11.00 49.00 22.00 41.67 274.311 1718 1718 407 12 3

408 584 - GÜLSÜM CAN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Y 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 7 10 3.67 54.00 22.00 46.67 272.874 1742 1742 408 25 10

409 843 - NAZAR ÖZER
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 15 4 13.67 10 0 10.00 8 1 7.67 5 2 4.33 4 4 2.67 10 8 7.33 52.00 19.00 45.67 272.859 1744 1744 409 1 1

410 16 - MUSTAFA DUYAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 12 5 10.33 10 8 7.33 54.00 31.00 43.67 272.830 1747 1747 410 6 6

411 508 - LİAN MOLLAİS AİL
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 2 5 0.33 6 8 3.33 55.00 16.00 49.67 272.830 1747 1747 410 8 3

412 474 - SÜMEYYE BÜYÜKASLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 15 5 13.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 4 6.67 8 8 5.33 50.00 28.00 40.66 272.815 1752 1752 412 43 13

413 303 - HELEN ÖRNEK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 3 5 1.33 7 11 3.33 57.00 19.00 50.66 272.785 1753 1753 413 29 11

414 298 - BERAT AYDOĞAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 9 6 7.00 9 9 6.00 51.00 29.00 41.33 272.341 1755 1755 414 46 11

415 416 - HALİME SAVAŞÇI
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 14 4 12.67 10 0 10.00 6 4 4.67 5 2 4.33 5 2 4.33 10 8 7.33 50.00 20.00 43.33 272.326 1757 1757 415 7 3

416 12 - ABDULKADİR ERYAĞMA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 13 5 11.33 7 3 6.00 5 3 4.00 4 1 3.67 11 6 9.00 9 11 5.33 49.00 29.00 39.33 272.311 1759 1759 416 4 3

417 78 - ENGİN AYDIN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 15 1 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 0 4.00 2 0 2.00 9 6 7.00 48.00 9.00 45.01 271.881 1761 1761 417 13 3

418 742 - SEMANUR ER ĞLU
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 5 1.33 10 1 9.67 4 11 0.33 50.00 24.00 42.00 271.867 1762 1762 418 9 1

419 81 - NUPELDA AKKA AY
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 8 1 7.67 8 1 7.67 6 3 5.00 9 8 6.33 53.00 21.00 46.00 271.837 1763 1763 419 2 1

420 19 - MNUR KURTAY
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 7 3 6.00 10 10 6.67 53.00 25.00 44.67 271.378 1765 1765 420 7 7

421 827 - ÖMER DAĞĞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 6 1.00 8 12 4.00 11 9 8.00 55.00 34.00 43.67 271.363 1766 1766 421 14 2

422 312 - ESMANUR SAYHAR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 9 1 8.67 7 2 6.33 2 0 2.00 7 6 5.00 10 5 8.33 48.00 19.00 41.66 271.319 1771 1771 422 16 7

423 147 - GÖRKEM SERDAROĞLU
Dicle Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 5 2.33 10 5 8.33 8 11 4.33 51.00 31.00 40.65 271.289 1773 1773 423 8 3

424 354 - SELİM AYDIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 10 9 7.00 54.00 32.00 43.34 270.874 1777 1777 424 30 12

425 838 - MUSTAFA DUMAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 2 3.33 5 4 3.67 12 8 9.33 52.00 23.00 44.33 270.874 1777 1777 424 47 4

426 416 - BARIŞ ARSLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 9 11 5.33 54.00 23.00 46.33 270.859 1782 1782 426 44 5

427 88 - ECRİN AKBAŞ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 7 1 6.67 6 2 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 7 3.67 49.00 20.00 42.33 270.844 1785 1785 427 17 8

428 1923 - ESMANUR TÜRK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 14 5 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 2 5 0.33 5 7 2.67 12 8 9.33 51.00 27.00 41.99 270.341 1793 1793 428 2 2

429 574 - HALİME SERTKAYA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 7 8 4.33 2 8 -0.67 8 1 7.67 3 2 2.33 12 0 12.00 11 3 10.00 43.00 22.00 35.66 269.852 1801 1801 429 14 5

430 220 - VİSAL EMOL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 10 0 10.00 8 1 7.67 10 0 10.00 4 3 3.00 10 8 7.33 55.00 17.00 49.33 269.348 1811 1811 430 31 5

431 325 - İBRAHİM İLHAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 13 2.67 8 12 4.00 57.00 33.00 46.00 268.904 1812 1812 431 4 3

432 299 - MELEK ADSIZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 6 1 5.67 4 1 3.67 4 3 3.00 11 6 9.00 48.00 18.00 42.01 268.904 1812 1812 431 22 2

433 787 - ELİF DURAK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 5 4 3.67 3 4 1.67 11 4 9.67 4 14 -0.67 49.00 30.00 39.01 268.904 1812 1812 431 15 6

434 442 - GANİ ÇEÇEN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 12 8 9.33 8 2 7.33 7 1 6.67 3 1 2.67 9 6 7.00 11 9 8.00 50.00 27.00 41.00 268.874 1818 1818 434 45 3

435 254 - SEFA KURTAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 8 5.33 10 8 7.33 54.00 30.00 43.99 268.859 1819 1819 435 32 14

436 640 - TUSEM AKDAĞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 9 11 5.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 15 5 13.33 8 12 4.00 57.00 33.00 46.00 268.859 1819 1819 435 46 14

437 0 - MİRAN KARABOĞA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 9 1 8.67 6 3 5.00 0 0 0.00 6 2 5.33 11 7 8.67 45.00 19.00 38.67 268.400 1825 1825 437 48 5

438 21 - BERAT ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 14 4 12.67 9 0 9.00 7 2 6.33 3 0 3.00 4 4 2.67 11 8 8.33 48.00 18.00 42.00 267.422 1835 1835 438 5 1

439 88 - TUA A ACAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 15 3 14.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 3 1.00 0 2 -0.67 12 4 10.67 46.00 15.00 41.00 267.407 1837 1837 439 47 5

440 84 - EMİR GÖKTAŞ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 7 2 6.33 4 6 2.00 11 4 9.67 10 8 7.33 49.00 33.00 38.00 267.407 1837 1837 439 8 6

441 19 - HİCRAN ÖZDEMİR
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 7 6 5.00 10 9 7.00 51.00 30.00 41.00 267.407 1837 1837 439 6 5
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

442 666 - UMUT GÜMÜŞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 12 2 11.33 9 1 8.67 2 5 0.33 3 1 2.67 9 4 7.67 8 5 6.33 43.00 18.00 37.00 267.393 1840 1840 442 23 4

443 7 - İREM GÖKTAŞ
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 6 10 2.67 13 7 10.67 49.00 37.00 36.68 266.963 1843 1843 443 3 3

444 27 - MELİSA KAYA
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 8 4.33 10 6 8.00 53.00 28.00 43.67 266.919 1850 1850 444 5 5

445 70 - MENESA BUDAK
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 5 1 4.67 9 1 8.67 4 2 3.33 4 3 3.00 10 7 7.67 47.00 19.00 40.67 266.919 1850 1850 444 3 3

446 961 - PINAR YILDIZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 5 3 4.00 4 4 2.67 9 10 5.67 51.00 24.00 43.01 265.985 1863 1863 446 49 4

447 579 - ABDULLAH KANDEMİR
İMKB Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 0 0 0.00 8 4 6.67 9 10 5.67 47.00 24.00 39.01 265.970 1865 1865 447 10 8

448 86 - TUANA KAYMAZ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 9 3 8.00 3 4 1.67 1 2 0.33 4 2 3.33 13 4 11.67 10 9 7.00 40.00 24.00 32.00 265.941 1866 1866 448 18 9

449 959 - PERVİN DEMİRCAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 8 1 7.67 6 3 5.00 6 4 4.67 8 9 5.00 51.00 24.00 43.00 265.926 1871 1871 449 50 6

450 183 - SÜMEYYE DİLMEN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 8 9 5.00 6 12 2.00 56.00 28.00 46.68 265.467 1873 1873 450 3 3

451 642 - BÜŞRA ACET
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 4 9 1.00 12 4 10.67 53.00 26.00 44.35 264.993 1876 1876 451 26 7

452 1099 - YUNUS AKYEL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 7 2 6.33 6 3 5.00 1 3 0.00 7 3 6.00 8 11 4.33 45.00 26.00 36.33 264.933 1881 1881 452 51 4

453 332 - MENCİ NUR DİNÇ
Vatan Ortaokulu 8 / C 13 4 11.67 6 2 5.33 6 3 5.00 4 1 3.67 4 5 2.33 11 2 10.33 44.00 17.00 38.33 264.919 1883 1883 453 24 13

454 10 - KADİR KAHRAMAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 8 2 7.33 8 1 7.67 4 3 3.00 5 4 3.67 11 8 8.33 49.00 23.00 41.33 264.919 1883 1883 453 3 2

455 1013 - YUSUF YILDIZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 9 0 9.00 2 2 1.33 6 2 5.33 10 10 6.67 49.00 21.00 42.00 264.444 1890 1890 455 15 3

456 495 - BURCU ÖZMEN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 5 4 3.67 1 4 -0.33 5 7 2.67 10 6 8.00 44.00 28.00 34.68 264.000 1895 1895 456 23 4

457 222 - GÜLTEN TOKAY
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 5 5 3.33 6 2 5.33 5 4 3.67 10 7 7.67 49.00 25.00 40.67 263.985 1897 1897 457 5 4

458 1016 - BERİTAN ÜNLÜ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 6 5 4.33 9 9 6.00 52.00 25.00 43.67 263.941 1901 1901 458 52 6

459 428 - İLKNUR AYDIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 3 4.00 9 4 7.67 9 11 5.33 53.00 28.00 43.66 263.926 1904 1904 459 33 13

460 615 - EMİNA DEMİRTAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 7 2 6.33 6 3 5.00 3 5 1.33 10 8 7.33 49.00 25.00 40.66 263.926 1904 1904 459 48 8

461 477 - SELAHATTİN TATLI
Vatan Ortaokulu 8 / A 17 2 16.33 10 0 10.00 6 3 5.00 4 1 3.67 1 5 -0.67 10 8 7.33 48.00 19.00 41.66 263.896 1909 1909 461 25 9

462 431 - MEDİNE ERGÜVEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 7 2 6.33 10 0 10.00 6 4 4.67 6 8 3.33 53.00 20.00 46.33 263.437 1916 1916 462 34 14

463 37 - İLKİM ÇABUK
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 12 -1.00 10 10 6.67 55.00 30.00 45.00 262.978 1922 1922 463 1 1

464 735 - EMEL DEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 12 5 10.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 4 2.67 12 5 10.33 48.00 24.00 40.00 262.948 1932 1932 464 49 15

465 617 - MEHMET EREN ÜZÜM
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 3 4 1.67 1 0 1.00 12 8 9.33 49.00 19.00 42.67 262.459 1939 1939 465 27 8

466 627 - ZEYNEP ERGİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 14 4 12.67 5 3 4.00 7 2 6.33 1 2 0.33 6 2 5.33 9 7 6.67 42.00 20.00 35.33 261.985 1944 1944 466 16 1

467 640 - MEDİNE SU CEVHEROĞLU
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 15 4 13.67 5 5 3.33 6 4 4.67 8 1 7.67 5 7 2.67 9 6 7.00 48.00 27.00 39.01 261.526 1950 1950 467 28 4

468 490 - PERİSA BAYRI
Dicle Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 10 0 10.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 11 7 8.67 10 10 6.67 51.00 36.00 39.01 261.526 1950 1950 467 9 4

469 619 - RUKEN URTEKİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 9 6 7.00 8 10 4.67 52.00 30.00 42.01 261.526 1950 1950 467 8 4

470 0 - NUDA AKTAŞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 16 3 15.00 9 1 8.67 7 2 6.33 2 8 -0.67 12 7 9.67 3 12 -1.00 49.00 33.00 38.00 261.496 1953 1953 470 24 10

471 101 - İBRAHİM İNCESU
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 14 3 13.00 7 2 6.33 8 0 8.00 3 1 2.67 5 5 3.33 9 7 6.67 46.00 18.00 40.00 261.481 1956 1956 471 7 4

472 232 - MERYEM SÜREN
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 8 1 7.67 9 1 8.67 3 5 1.33 11 9 8.00 52.00 24.00 44.00 261.452 1959 1959 472 6 6

473 937 - UMUT KURTAY
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 4 5 2.33 0 5 -1.67 11 6 9.00 49.00 21.00 41.99 261.452 1959 1959 472 2 2

474 865 - JİYAN KARAKUŞ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 12 7 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 7 6.67 8 7 5.67 52.00 28.00 42.67 261.037 1963 1963 474 5 2

475 515 - SULTANİ BULUT
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 2 1 1.67 10 8 7.33 49.00 22.00 41.67 260.978 1972 1972 475 10 2

476 607 - BERİVAN KARABOĞA
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 3 5.00 11 9 8.00 51.00 28.00 41.66 260.963 1975 1975 476 29 5

477 525 - ŞUHEDA ERDEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 9 0 9.00 3 0 3.00 2 8 -0.67 13 7 10.67 49.00 22.00 41.66 260.963 1975 1975 476 35 6

478 552 - ŞEVDAR ABLAY
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 7 11 3.33 12 8 9.33 48.00 40.00 34.66 260.948 1978 1978 478 25 5

479 429 - ELANUR ÇELİK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 2 3.33 6 2 5.33 8 11 4.33 48.00 25.00 39.65 260.919 1982 1982 479 16 2

480 596 - ELVİN TAŞDEMİR
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 4 6 2.00 6 2 5.33 10 4 8.67 8 9 5.00 49.00 30.00 39.00 260.000 1993 1993 480 26 11

481 217 - BEREN NAZ ATA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 7 2 6.33 8 1 7.67 6 6 4.00 6 4 4.67 49.00 21.00 42.00 260.000 1993 1993 480 53 7

482 444 - OMAR MUHAMMED
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 11 7 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 7 8 4.33 11 6 9.00 51.00 27.00 42.00 260.000 1993 1993 480 11 4

483 98 - AHMET AY
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 13 7 10.67 6 4 4.67 6 3 5.00 6 3 5.00 4 2 3.33 12 8 9.33 47.00 27.00 38.00 259.985 1998 1998 483 17 2

484 476 - RUKEN ADANIR
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 8 2 7.33 6 3 5.00 9 1 8.67 11 4 9.67 8 8 5.33 52.00 28.00 42.67 259.526 2003 2003 484 27 12

485 552 - HATİCE KILINÇ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 3 1.00 3 2 2.33 10 8 7.33 46.00 22.00 38.66 259.452 2007 2007 485 11 1

486 304 - BERAT KARACA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 12 8 9.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 6 6.00 10 10 6.67 52.00 32.00 41.34 259.022 2016 2016 486 18 3

487 317 - BURAK YALÇIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 7 3.67 8 11 4.33 56.00 26.00 47.34 259.022 2016 2016 486 36 15

488 395 - ELİF İPEKEŞEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 14 6 12.00 8 0 8.00 8 2 7.33 6 2 5.33 6 6 4.00 8 7 5.67 50.00 23.00 42.33 259.022 2016 2016 486 54 5

489 40 - ELİF GÜNER
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 14 5 12.33 8 1 7.67 6 3 5.00 0 0 0.00 9 3 8.00 7 11 3.33 44.00 23.00 36.33 258.978 2023 2023 489 4 2

490 307 - NİSANUR AYKAL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 10 9 7.00 51.00 26.00 42.32 258.963 2027 2027 490 37 7
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

491 191 - MENİFA COŞKUN
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 2 0.33 7 4 5.67 11 7 8.67 47.00 24.00 39.00 258.533 2031 2031 491 5 3

492 550 - MAZLUM KUDAY
İstiklal Ortaokulu 8 / B 15 4 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 2 1 1.67 3 9 0.00 11 8 8.33 49.00 24.00 41.00 258.519 2032 2032 492 2 2

493 107 - DİLBER ÇİÇEK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 12 5 10.33 7 2 6.33 5 3 4.00 5 1 4.67 11 6 9.00 7 10 3.67 47.00 27.00 38.00 258.519 2032 2032 492 19 10

494 17 - ZEHRA ETE
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 10 0 10.00 7 2 6.33 6 2 5.33 5 6 3.00 7 3 6.00 49.00 18.00 42.99 258.489 2037 2037 494 20 6

495 36 - MELTEM ECRİN VURAL
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 11 5 9.33 6 2 5.33 5 2 4.33 3 1 2.67 4 6 2.00 14 5 12.33 43.00 21.00 35.99 258.474 2038 2038 495 2 2

496 1 - RENAS KAYA
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 1 6.67 7 4 5.67 7 6 5.00 52.00 19.00 45.68 258.074 2039 2039 496 7 7

497 119 - AHMET KOÇHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / B 14 4 12.67 10 0 10.00 8 1 7.67 1 0 1.00 3 5 1.33 10 6 8.00 46.00 16.00 40.67 258.030 2044 2044 497 2 2

498 70 - HEDİYENUR ŞAN
Sürekli Ortaokulu 8 / C 13 6 11.00 9 1 8.67 7 2 6.33 10 0 10.00 3 3 2.00 10 8 7.33 52.00 20.00 45.33 257.511 2050 2050 498 6 6

499 201 - DENİZ BUDAK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 6 3 5.00 2 1 1.67 5 2 4.33 7 11 3.33 46.00 21.00 39.00 257.022 2065 2065 499 38 16

500 627 - NEVROZ MELLE HASAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 10 9 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 1 2 0.33 12 7 9.67 10 10 6.67 47.00 34.00 35.67 256.578 2070 2070 500 9 3

501 76 - CAFER EREN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 8 1 7.67 7 1 6.67 9 7 6.67 4 14 -0.67 53.00 28.00 43.68 256.578 2070 2070 500 55 12

502 152 - AZİZE EZGİ ERDOĞAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 13 6 11.00 6 0 6.00 0 0 0.00 5 4 3.67 3 3 2.00 13 6 11.00 40.00 19.00 33.67 256.548 2072 2072 502 6 5

503 8 - NEHİR KARABOĞA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 8 2 7.33 4 3 3.00 5 5 3.33 10 6 8.00 10 8 7.33 47.00 31.00 36.66 256.533 2073 2073 503 21 11

504 582 - ZEN N BADILLI
İMKB Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 0 0 0.00 7 1 6.67 8 4 6.67 44.00 14.00 39.34 256.104 2076 2076 504 11 9

505 0 - MUHAMMED KURUTKAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 8 8 5.33 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 13 4 11.67 9 9 6.00 45.00 26.00 36.34 256.059 2082 2082 505 28 13

506 306 - BATU
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 3 4.00 7 6 5.00 6 7 3.67 50.00 23.00 42.33 256.044 2084 2084 506 8 4

507 416 - YUNUS EMRE ŞİMŞEK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 7 5 5.33 6 2 5.33 5 1 4.67 4 2 3.33 11 2 10.33 9 5 7.33 42.00 17.00 36.32 255.985 2093 2093 507 17 7

508 326 - HİVDA AKTÜRK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 15 4 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 0 9.00 1 3 0.00 10 9 7.00 50.00 21.00 43.00 255.570 2097 2097 508 9 5

509 309 - BERFİN GÜNER
İstiklal Ortaokulu 8 / B 15 4 13.67 4 5 2.33 8 2 7.33 2 4 0.67 2 2 1.33 11 7 8.67 42.00 24.00 34.00 255.570 2097 2097 508 3 3

510 790 - EDİBE NİSA YILDIZ
Zergan Ortaokulu 8 / B 17 3 16.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 1 3.67 5 5 3.33 7 12 3.00 47.00 27.00 38.00 255.541 2100 2100 510 12 7

511 58 - BÜNYAMİN DAMAR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 12 6 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 3 3 2.00 7 6 5.00 10 8 7.33 47.00 27.00 37.99 255.526 2102 2102 511 18 4

512 0 - ŞEHADET ŞAN
Sürekli Ortaokulu 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 7 4 5.67 8 10 4.67 51.00 28.00 41.67 255.111 2104 2104 512 7 7

513 55 - MEHMETCAN ELİBOL
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 8 12 4.00 12 8 9.33 47.00 43.00 32.67 255.067 2112 2112 513 29 6

514 1093 - YAĞMUR SENA DURGAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 4.00 44.67 255.067 2112 2112 513 56 8

515 420 - ÖMER YALÇIN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 8 1 7.67 5 4 3.67 0 0 0.00 8 3 7.00 11 8 8.33 43.00 25.00 34.67 255.052 2114 2114 515 57 7

516 63 - ABDULLAHÇETİN
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 10 2 9.33 9 9 6.00 46.00 34.00 34.66 255.037 2117 2117 516 3 3

517 253 - ESMA ARAÇ
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 13 5 11.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 2 0.33 11 7 8.67 50.00 19.00 43.66 255.037 2117 2117 516 4 1

518 84 - FİRDEVS DUYAN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 10 8 7.33 11 9 8.00 45.00 43.00 30.66 255.022 2121 2121 518 7 4

519 353 - MUSTAFA DÜNDAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 9 1 8.67 6 3 5.00 7 0 7.00 6 5 4.33 8 8 5.33 49.00 22.00 41.66 255.007 2124 2124 519 39 15

520 13 - HARUN ERDEM
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 15 3 14.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 2 4.33 2 3 1.00 8 6 6.00 47.00 17.00 41.33 254.563 2127 2127 520 10 5

521 361 - MUHAMMED AKAK
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 5 1.33 7 6 5.00 10 10 6.67 48.00 33.00 37.00 254.104 2131 2131 521 12 5

522 35 - EYŞAN DURAK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 10 10 6.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 2 5.33 9 3 8.00 10 9 7.00 49.00 30.00 39.00 254.089 2133 2133 522 50 16

523 612 - ZEYNEB EGE
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 15 4 13.67 7 3 6.00 9 0 9.00 6 3 5.00 3 5 1.33 9 9 6.00 49.00 24.00 41.00 254.074 2136 2136 523 30 9

524 182 - ADAR CAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 0 0 0.00 3 7 0.67 11 8 8.33 45.00 24.00 37.00 254.059 2137 2137 524 40 8

525 349 - AVŞİN ÖZER
Dicle Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 6 3 5.00 6 3 5.00 3 5 1.33 11 9 8.00 48.00 27.00 38.99 254.030 2140 2140 525 10 3

526 410 - BİLAL DOĞAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 7 1 6.67 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 11 9 8.00 41.00 16.00 35.67 253.600 2144 2144 526 7 2

527 141 - ENES KADAK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 3 14.00 6 0 6.00 9 0 9.00 10 0 10.00 4 1 3.67 3 3 2.00 47.00 7.00 44.67 253.600 2144 2144 526 41 17

528 300 - ELİF YAĞMUR DAMAR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 1 8 -1.67 12 7 9.67 52.00 25.00 43.66 253.570 2149 2149 528 19 3

529 130 - ELİF DEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 13 2 12.33 5 9 2.00 50.00 28.00 40.66 253.570 2149 2149 528 51 17

530 883 - SEDA UR KURĞA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 0 5 -1.67 6 4 4.67 8 11 4.33 46.00 28.00 36.66 253.556 2152 2152 530 20 3

531 246 - İBRAHİM IRM*
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 15 5 13.33 9 1 8.67 3 1 2.67 1 2 0.33 1 2 0.33 12 8 9.33 41.00 19.00 34.66 253.526 2155 2155 531 52 4

532 211 - YADİGAR SÜMER
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 11 7 8.67 7 2 6.33 9 0 9.00 7 1 6.67 8 4 6.67 8 9 5.00 50.00 23.00 42.34 253.126 2157 2157 532 6 4

533 184 - BÜŞRA ÇAKA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 11 5 9.33 2 2 1.33 10 0 10.00 0 0 0.00 7 4 5.67 11 9 8.00 41.00 20.00 34.33 253.081 2165 2165 533 12 2

534 299 - NURDA ÖRNEK
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 8 1 7.67 8 2 7.33 3 0 3.00 6 6 4.00 8 9 5.00 47.00 23.00 39.33 253.067 2168 2168 534 8 4

535 210 - YAKUP SERTKAYA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 1 2 0.33 6 7 3.67 5 7 2.67 47.00 21.00 40.01 252.652 2173 2173 535 22 4

536 174 - İREMSU TİMUR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 14 4 12.67 7 1 6.67 7 2 6.33 5 1 4.67 7 5 5.33 7 11 3.33 47.00 24.00 39.00 252.578 2177 2177 536 42 16

537 325 - HİCRAN ABİK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 16 2 15.33 7 1 6.67 6 3 5.00 5 1 4.67 3 3 2.00 7 8 4.33 44.00 18.00 38.00 252.563 2179 2179 537 11 1

538 110 - ALİ ZANYAR AYYILDIZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 9 8 6.33 8 2 7.33 5 3 4.00 2 3 1.00 13 3 12.00 8 11 4.33 45.00 30.00 34.99 252.548 2183 2183 538 58 10

539 16 - İSHAK ABİÇ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 0 0.00 7 6 5.00 7 10 3.67 44.00 25.00 35.67 252.133 2184 2184 539 2 1
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

540 0 - BERKA ÖNER
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 0 12.00 15 4 13.67 27.00 4.00 25.67 252.119 2185 2185 540 21 3

541 228 - EVİN KANBUR
İMKB Ortaokulu 8 / E 15 2 14.33 10 0 10.00 8 1 7.67 4 1 3.67 4 4 2.67 6 8 3.33 47.00 16.00 41.67 252.089 2186 2186 541 12 1

542 100 - MEYSERE BİNGÖL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 7 2 6.33 10 0 10.00 2 3 1.00 4 3 3.00 9 8 6.33 46.00 22.00 38.66 252.074 2188 2188 542 53 6

543 0 - HALİL ORHAN
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 6 3 5.00 2 7 -0.33 1 6 -1.00 11 5 9.33 9 7 6.67 40.00 35.00 28.34 251.630 2193 2193 543 2 2

544 242 - M EMİR BARAŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 12 6 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 8 2 7.33 4 5 2.33 11 8 8.33 49.00 26.00 40.33 251.570 2202 2202 544 43 9

545 735 - MEHMET EMİN TİMUR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 6 1 5.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 5 2 4.33 10 7 7.67 41.00 21.00 34.01 251.141 2205 2205 545 59 8

546 144 - MERVE DEMİR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 16 3 15.00 8 2 7.33 8 1 7.67 5 2 4.33 1 1 0.67 8 9 5.00 46.00 18.00 40.00 251.126 2206 2206 546 23 7

547 521 - NUPELDA ÖZTÜRK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 4 6 2.00 3 3 2.00 3 7 0.67 11 8 8.33 45.00 30.00 35.00 251.096 2211 2211 547 44 18

548 530 - ZEHRA TURĞAY
İnkılap Ortaokulu 8 / A 10 8 7.33 8 1 7.67 6 3 5.00 0 4 -1.33 8 5 6.33 11 6 9.00 43.00 27.00 34.00 251.081 2212 2212 548 2 1

549 102 - BAVER ÖNER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 5 5.33 9 9 6.00 50.00 30.00 39.99 251.067 2214 2214 549 54 7

550 140 - MENESA KAPLAN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 12 5 10.33 5 2 4.33 5 0 5.00 1 1 0.67 4 5 2.33 11 2 10.33 38.00 15.00 32.99 251.052 2215 2215 550 8 5

551 485 - SİDELYA TÜRK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 11 8 8.33 9 1 8.67 7 2 6.33 3 1 2.67 6 6 4.00 11 7 8.67 47.00 25.00 38.67 250.622 2216 2216 551 30 3

552 319 - EMEL BEDİR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 8 1 7.67 7 1 6.67 7 4 5.67 5 12 1.00 50.00 25.00 41.67 250.622 2216 2216 551 24 8

553 1908 - ZAHİDE BADAY
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 13 6 11.00 10 0 10.00 8 1 7.67 9 0 9.00 3 4 1.67 9 9 6.00 52.00 20.00 45.34 250.148 2222 2222 553 3 1

554 783 - ÖZNUR AABİÇ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 4 2.67 10 9 7.00 10 10 6.67 49.00 38.00 36.34 250.148 2222 2222 553 31 14

555 4 - DELİLA ATSIZ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 3 4.00 5 1 4.67 5 14 0.33 50.00 23.00 42.34 250.148 2222 2222 553 1 1

556 2 - HÜSEYİN CİVAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 6 10 2.67 8 12 4.00 52.00 32.00 41.34 250.133 2227 2227 556 8 8

557 166 - MUHAMMED ÇEVİK
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 3 4.00 6 4 4.67 10 9 7.00 48.00 29.00 38.33 250.119 2229 2229 557 2 2

558 627 - AZAD İLHAN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 5 1.33 7 6 5.00 8 11 4.33 48.00 32.00 37.32 250.089 2233 2233 558 31 10

559 567 - EMİRHAN GÜNER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 5 9 2.00 3 2 2.33 7 3 6.00 3 3 2.00 11 0 11.00 12 7 9.67 41.00 24.00 33.00 249.644 2235 2235 559 19 8

560 3 - ABDULLAH BAYRAM
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 2 6.33 6 6 4.00 6 12 2.00 51.00 27.00 42.00 249.644 2235 2235 559 3 3

561 222 - ELİF ECE
İnkılap Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 5 1 4.67 9 1 8.67 0 1 -0.33 7 5 5.33 10 6 8.00 42.00 21.00 35.01 249.644 2235 2235 559 3 2

562 401 - HÜSEYİN VAHİD
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 5 4 3.67 4 6 2.00 8 2 7.33 10 9 7.00 45.00 33.00 34.00 249.615 2240 2240 562 1 1

563 766 - AZRA KARAALP
İstiklal Ortaokulu 8 / A 11 5 9.33 8 2 7.33 7 1 6.67 1 2 0.33 9 2 8.33 7 9 4.00 43.00 21.00 35.99 249.585 2244 2244 563 4 1

564 47 - ABDULKADİR DURAK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 11 5 9.33 6 1 5.67 4 3 3.00 5 2 4.33 6 2 5.33 10 8 7.33 42.00 21.00 34.99 249.570 2245 2245 564 55 5

565 51 - RIZGAR KURTAY
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 12 7 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 1 0.67 10 3 9.00 7 12 3.00 45.00 28.00 35.67 249.156 2250 2250 565 11 6

566 134 - ŞÜKRAN DURAK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 9 -1.00 10 9 7.00 49.00 31.00 38.66 249.141 2255 2255 566 13 4

567 31 - ŞÜKRAN ÖZMEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 0 2.00 5 3 4.00 6 11 2.33 45.00 22.00 37.67 249.141 2255 2255 566 60 2

568 614 - ELA EGE
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 9 3.00 8 12 4.00 51.00 34.00 39.66 249.111 2263 2263 568 32 11

569 0 - BERAT OBEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 6 2 5.33 1 4 -0.33 4 3 3.00 10 7 7.67 43.00 23.00 35.34 248.667 2271 2271 569 4 2

570 154 - ELİF ÖZGÜN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 2 4.33 5 0 5.00 10 6 8.00 45.00 20.00 38.34 248.667 2271 2271 569 45 17

571 441 - SÜKEYNA KARAYEL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 9 1 8.67 5 5 3.33 2 5 0.33 6 5 4.33 9 11 5.33 45.00 32.00 34.32 248.578 2281 2281 571 46 19

572 85 - BERFİN GİRGİN
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 6 2 5.33 7 2 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 8 6.33 48.00 23.00 40.32 248.578 2281 2281 571 5 3

573 152 - ABDULLAH GÜNER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 10 6 8.00 5 2 4.33 6 4 4.67 1 2 0.33 9 3 8.00 10 10 6.67 41.00 27.00 32.00 248.163 2284 2284 573 20 9

574 120 - SALİH ORHAN
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 1 3.67 2 4 0.67 8 9 5.00 48.00 19.00 41.68 247.704 2293 2293 574 4 4

575 154 - ALİŞAN ÇAĞRI
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 13 7 10.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 1 3.67 3 0 3.00 11 9 8.00 43.00 25.00 34.68 247.689 2294 2294 575 56 6

576 62 - İREM TEZDÖNEN
Başak Ortaokulu 8 / A 12 5 10.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 7 4 5.67 8 12 4.00 48.00 25.00 39.67 247.659 2298 2298 576 1 1

577 139 - ELİF ÖZTÜRK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 3 2.00 4 6 2.00 9 11 5.33 46.00 28.00 36.66 247.644 2302 2302 577 32 4

578 723 - ALYANUR BOĞAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 16 3 15.00 8 0 8.00 7 3 6.00 5 2 4.33 1 2 0.33 8 9 5.00 45.00 19.00 38.66 247.630 2304 2304 578 57 8

579 15 - AZIZE SULTAN ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 2 8 -0.67 11 8 8.33 52.00 25.00 43.66 247.615 2305 2305 579 6 2

580 480 - ZİLAN ERDEM
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 11 7 8.67 6 4 4.67 4 3 3.00 1 4 -0.33 5 7 2.67 13 4 11.67 40.00 29.00 30.35 247.230 2306 2306 580 10 4

581 987 - Y* DA BOZAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 11 7 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 4 7.67 7 12 3.00 51.00 29.00 41.34 247.200 2307 2307 581 22 3

582 448 - BAVER ABIŞKA
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 12 6 10.00 8 1 7.67 5 5 3.33 2 5 0.33 5 2 4.33 10 7 7.67 42.00 26.00 33.33 247.156 2311 2311 582 12 2

583 1714 - TÜRKAN KARAKUŞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 9 6 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 0 2.00 9 5 7.33 10 6 8.00 41.00 26.00 32.33 247.141 2317 2317 583 61 11

584 320 - CİHATNEBİ ÖZBAY
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 2 2 1.33 8 10 4.67 49.00 23.00 41.33 247.141 2317 2317 583 61 6

585 79 - BİLAL BUDAK
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 11 4 9.67 7 1 6.67 3 2 2.33 2 3 1.00 6 2 5.33 9 5 7.33 38.00 17.00 32.33 247.141 2317 2317 583 4 4

586 99 - LİKA YUSUF
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 10 9 7.00 50.00 20.00 43.33 247.126 2325 2325 586 1 1

587 491 - BARAN DEĞER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 14 6 12.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 1 1.67 6 7 3.67 10 10 6.67 43.00 33.00 32.01 246.711 2328 2328 587 58 7

588 71 - ALİ ADAR ÇELİK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 11 4 9.67 8 1 7.67 7 1 6.67 10 0 10.00 2 0 2.00 9 6 7.00 47.00 12.00 43.01 246.696 2330 2330 588 59 9



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

589 61 - ESAT AYDIN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 13 4 11.67 7 1 6.67 7 2 6.33 4 2 3.33 8 6 6.00 5 6 3.00 44.00 21.00 37.00 246.681 2331 2331 589 63 13

590 634 - SİNEM ERİN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 11 5 9.33 2 1 1.67 10 0 10.00 1 1 0.67 7 3 6.00 9 8 6.33 40.00 18.00 34.00 246.637 2340 2340 590 14 3

591 507 - SALİH KARAKUŞ
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 6 7 3.67 11 9 8.00 44.00 37.00 31.68 246.222 2342 2342 591 4 4

592 271 - RIFAT ALTIN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 5 1.33 3 3 2.00 7 8 4.33 46.00 22.00 38.67 246.178 2345 2345 592 25 1

593 502 - FEYZA DAĞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 4 5 2.33 9 11 5.33 49.00 28.00 39.66 246.133 2350 2350 593 23 4

594 112 - İSMAİL ERBEYİ
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 9 0 9.00 6 0 6.00 4 4 2.67 7 12 3.00 49.00 23.00 41.33 245.674 2352 2352 594 2 2

595 67 - MÜLTEZEM EZİM
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 6 1.00 8 12 4.00 49.00 30.00 39.00 245.200 2358 2358 595 12 6

596 575 - BERAT ERTEM
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 13 6 11.00 0 0 0.00 5 1 4.67 6 2 5.33 7 4 5.67 9 11 5.33 40.00 24.00 32.00 245.185 2364 2364 596 21 2

597 409 - ELANUR KALKAN
Vatan Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 2 3 1.00 9 10 5.67 47.00 27.00 38.00 245.185 2364 2364 596 26 14

598 702 - ENES SÜER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 14 6 12.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 8 6 6.00 7 8 4.33 43.00 36.00 30.99 245.156 2372 2372 598 60 18

599 349 - MİRZA TEZDÖNEN
Vatan Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 8 1 7.67 5 4 3.67 5 4 3.67 5 3 4.00 8 10 4.67 45.00 28.00 35.68 244.726 2380 2380 599 27 2

600 13 - ABDULHALİM TURAY
Akyazı Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 6 -1.00 4 7 1.67 9 10 5.67 46.00 31.00 35.67 244.711 2382 2382 600 3 3

601 10 - ÖZLEM DİNLER
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 3 4.00 4 7 1.67 9 8 6.33 50.00 26.00 41.34 244.222 2389 2389 601 8 3

602 514 - GÜLBARİN UÇKANSS JR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 14 5 12.33 7 3 6.00 8 1 7.67 7 2 6.33 6 9 3.00 8 12 4.00 50.00 32.00 39.33 244.178 2396 2396 602 24 3

603 705 - BUSE BABACAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 2 1.33 3 3 2.00 10 8 7.33 44.00 23.00 36.32 244.163 2399 2399 603 26 2

604 110 - MERYEM ÖZDEMİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 12 2 11.33 5 1 4.67 7 1 6.67 3 0 3.00 4 1 3.67 7 4 5.67 38.00 9.00 35.01 243.733 2405 2405 604 3 1

605 122 - ZEHRA CUCİ
Çıplak Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 7 2 6.33 7 3 6.00 3 3 2.00 5 2 4.33 9 10 5.67 44.00 27.00 35.00 243.719 2407 2407 605 2 2

606 501 - LEYLA GÖKOĞLU
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 4 1.67 7 10 3.67 49.00 24.00 41.00 243.719 2407 2407 605 61 9

607 18 - EBRAR TURHAN
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 15 4 13.67 7 2 6.33 7 2 6.33 2 1 1.67 3 3 2.00 7 6 5.00 41.00 18.00 35.00 243.719 2407 2407 605 1 1

608 173 - HASRET AYAS
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 16 3 15.00 10 0 10.00 7 2 6.33 3 3 2.00 3 5 1.33 7 11 3.33 46.00 24.00 37.99 243.659 2417 2417 608 25 4

609 30 - ELANUR SERCAN
Dicle Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 2 6.33 6 5 4.33 7 8 4.33 45.00 30.00 34.99 243.659 2417 2417 608 11 4

610 369 - NEHİR NİSA YAVU Z
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 15 4 13.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 4 1.67 2 4 0.67 9 9 6.00 44.00 25.00 35.67 243.244 2423 2423 610 27 5

611 66 - FEHMAN KILIÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 3 5.00 9 7 6.67 49.00 25.00 40.67 243.230 2426 2426 611 1 1

612 11 - BERKAN KAYAN
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 10 10 6.67 48.00 31.00 37.67 243.230 2426 2426 611 2 2

613 606 - HARUN SONGUR
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 2 2 1.33 9 10 5.67 48.00 25.00 39.67 243.215 2432 2432 613 33 4

614 192 - MÜKRİME DUYAN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 4 4 2.67 5 3 4.00 3 3 2.00 4 6 2.00 8 8 5.33 40.00 28.00 30.67 243.215 2432 2432 613 9 6

615 618 - BERFİN AYDEMİR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 9 1 8.67 4 2 3.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 11 6 9.00 38.00 16.00 32.66 243.185 2440 2440 615 11 2

616 261 - YAĞMUR BALA
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 6 1 5.67 3 2 2.33 2 7 -0.33 11 8 8.33 44.00 25.00 35.66 243.185 2440 2440 615 9 5

617 428 - KÜBRA ENGİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 11 6 9.00 6 2 5.33 4 4 2.67 3 3 2.00 8 5 6.33 8 5 6.33 40.00 25.00 31.66 243.170 2443 2443 617 62 10

618 151 - BUKET OMPUT
İstiklal Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 0 7.00 2 4 0.67 8 10 4.67 48.00 23.00 40.34 242.741 2446 2446 618 5 4

619 246 - ŞAHADET SEVGİ
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 11 4 9.67 5 4 3.67 6 2 5.33 6 4 4.67 7 0 7.00 7 9 4.00 42.00 23.00 34.34 242.741 2446 2446 618 1 1

620 481 - MERYEM CAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 2 2 1.33 7 1 6.67 6 6 4.00 37.00 26.00 28.34 242.741 2446 2446 618 24 9

621 1111 - EMİR KUL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 15 2 14.33 7 1 6.67 8 1 7.67 4 2 3.33 7 3 6.00 3 11 -0.67 44.00 20.00 37.33 242.681 2454 2454 621 64 9

622 432 - EREN DEMİRCAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 13 6 11.00 8 1 7.67 5 3 4.00 2 1 1.67 6 4 4.67 8 9 5.00 42.00 24.00 34.01 242.252 2456 2456 622 63 10

623 450 - BERİTAN ÇELİK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 10 2 9.33 1 4 -0.33 6 3 5.00 4 2 3.33 9 3 8.00 6 4 4.67 36.00 18.00 30.00 242.222 2458 2458 623 13 6

624 71 - HİFA KOCABUĞA
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 15 5 13.33 8 1 7.67 9 1 8.67 3 6 1.00 0 0 0.00 9 8 6.33 44.00 21.00 37.00 242.193 2463 2463 624 6 6

625 59 - MUHAMMED KILIÇ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 2 2.33 3 4 1.67 11 8 8.33 43.00 28.00 33.67 241.748 2469 2469 625 12 5

626 540 - MUHAMMED EFE BOZAN
Zergan Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 10 0 10.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 3 7 0.67 10 9 7.00 44.00 25.00 35.67 241.733 2470 2470 626 13 8

627 1037 - ZELAL ÇEÇAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 5 9 2.00 6 14 1.33 52.00 31.00 41.67 241.733 2470 2470 626 65 10

628 164 - TÜRKAN KARABOĞA
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 6 2 5.33 2 5 0.33 3 5 1.33 12 7 9.67 43.00 28.00 33.66 241.733 2470 2470 626 5 5

629 15 - MUHAMMED GÖRGÜN
Yumurcak Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 9 0 9.00 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 7 12 3.00 46.00 31.00 35.67 241.733 2470 2470 626 1 1

630 67 - MEDİNE ADANIR
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 13 5 11.33 8 2 7.33 8 1 7.67 6 4 4.67 7 4 5.67 5 9 2.00 47.00 25.00 38.67 241.733 2470 2470 626 7 7

631 15 - NEHİR YÜKSFK
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 9 11 5.33 5 4 3.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 10 5.67 12 8 9.33 48.00 40.00 34.67 241.719 2475 2475 631 8 8

632 506 - MERYEM DENİZ EKİN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 5 2.33 10 9 7.00 9 11 5.33 48.00 40.00 34.66 241.704 2478 2478 632 33 15

633 463 - EFEOĞUZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 8 1 7.67 6 1 5.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 9 7.00 49.00 26.00 40.35 241.289 2482 2482 633 64 11

634 169 - RANA KARATAY
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 7 1 6.67 0 0 0.00 2 1 1.67 11 8 8.33 41.00 14.00 36.34 241.259 2486 2486 634 2 2

635 629 - VİYAN TEKİN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 9 0.00 9 10 5.67 52.00 29.00 42.34 241.259 2486 2486 634 34 5

636 409 - ESMA NUR BARDAKÇI
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 6 9 3.00 7 10 3.67 49.00 32.00 38.34 241.244 2492 2492 636 13 6

637 10 - BÜŞRA AKSEL
Dicle Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 11 9 8.00 7 13 2.67 49.00 41.00 35.33 241.230 2495 2495 637 12 5
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

638 340 - ADİLE BOZAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 10 9 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 3 7.00 8 9 5.00 48.00 29.00 38.33 241.230 2495 2495 637 65 19

639 87 - MELİSA ADANIR
Zergan Ortaokulu 8 / C 14 2 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 3 2.00 2 3 1.00 8 9 5.00 44.00 20.00 37.33 241.215 2498 2498 639 14 5

640 74 - JİYAN BORAN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 8 1 7.67 6 3 5.00 0 0 0.00 5 15 0.00 12 8 9.33 44.00 32.00 33.33 241.200 2500 2500 640 9 7

641 646 - ŞEVVAL ERDEM
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 12 5 10.33 7 2 6.33 7 2 6.33 0 0 0.00 4 5 2.33 10 6 8.00 40.00 20.00 33.32 241.185 2502 2502 641 25 5

642 0 - ZAGROS ABLAY
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 8 4.33 9 11 5.33 50.00 35.00 38.32 241.170 2505 2505 642 34 5

643 3 - BARAN KORHAN
Çıplak Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 4 0 4.00 5 2 4.33 0 0 0.00 5 3 4.00 8 7 5.67 36.00 18.00 30.00 240.756 2508 2508 643 3 3

644 248 - ENES DEĞER
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 12 3 11.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 3 2 2.33 6 3 5.00 8 6 6.00 37.00 24.00 29.00 240.741 2511 2511 644 6 6

645 1054 - ZEYNEP KİP
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 12 6 10.00 4 4 2.67 7 3 6.00 2 3 1.00 4 5 2.33 11 6 9.00 40.00 27.00 31.00 240.726 2512 2512 645 66 12

646 120 - ARİN SAZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 16 2 15.33 10 0 10.00 5 4 3.67 5 3 4.00 9 8 6.33 3 16 -2.33 48.00 33.00 37.00 240.726 2512 2512 645 66 3

647 1427 - YAĞMUR EROL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 14 5 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 0 0 0.00 1 1 0.67 9 8 6.33 42.00 16.00 36.66 240.222 2525 2525 647 68 4

648 0 - BERİTAN KUTLUCAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 11 4 9.67 8 0 8.00 8 2 7.33 3 0 3.00 4 1 3.67 9 10 5.67 43.00 17.00 37.34 239.807 2527 2527 648 2 2

649 679 - SUNA EMEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 13 6 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 2 3 1.00 4 4 2.67 9 11 5.33 46.00 26.00 37.33 239.748 2528 2528 649 4 3

650 686 - ZEYNEP ÖZDEMİR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 11 6 9.00 7 1 6.67 6 2 5.33 7 2 6.33 4 2 3.33 9 7 6.67 44.00 20.00 37.33 239.748 2528 2528 649 22 3

651 208 - ZERO COŞKUN
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 3 1.00 5 0 5.00 7 9 4.00 42.00 23.00 34.33 239.748 2528 2528 649 6 3

652 195 - MAHSUM CAN SAVAŞÇI
Dicle Ortaokulu 8 / A 9 6 7.00 3 5 1.33 3 2 2.33 2 3 1.00 6 7 3.67 13 4 11.67 36.00 27.00 27.00 239.289 2536 2536 652 13 3

653 233 - SUDENAZ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 10 0 10.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 1 4 -0.33 10 7 7.67 44.00 24.00 36.00 239.289 2536 2536 652 14 7

654 34 - AHMET ACET
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 10 6 8.00 10 0 10.00 5 3 4.00 1 3 0.00 8 4 6.67 8 8 5.33 42.00 24.00 34.00 239.259 2542 2542 654 14 5

655 112 - ŞERZAN DEMİREL
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 0 2 -0.67 7 5 5.33 10 10 6.67 44.00 30.00 33.99 239.244 2544 2544 655 5 5

656 0 - MİRZAL DEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 12 6 10.00 8 2 7.33 6 2 5.33 0 0 0.00 7 3 6.00 7 8 4.33 40.00 21.00 32.99 239.230 2547 2547 656 66 6

657 124 - ARJİN YILMAZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 4 5 2.33 6 3 5.00 2 2 1.33 7 1 6.67 8 8 5.33 39.00 27.00 29.99 239.230 2547 2547 656 69 9

658 614 - İSMAİL KARTAL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 11 7 8.67 0 0 0.00 5 4 3.67 1 1 0.67 9 1 8.67 7 6 5.00 33.00 19.00 26.68 238.815 2553 2553 658 26 4

659 258 - AYŞE GÖKÇEN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 8 6 6.00 7 2 6.33 5 5 3.33 2 2 1.33 10 5 8.33 9 8 6.33 41.00 28.00 31.65 238.711 2562 2562 659 28 12

660 371 - ARJİN ABLAY
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 1 2.67 3 4 1.67 10 10 6.67 45.00 26.00 36.34 238.326 2564 2564 660 35 6

661 120 - TUANA TAŞ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 12 7 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 5 1.33 4 6 2.00 10 8 7.33 46.00 29.00 36.33 238.267 2573 2573 661 7 4

662 130 - ESRA NUR AKGÜL
Zergan Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 7 8 4.33 9 11 5.33 48.00 35.00 36.32 238.207 2580 2580 662 15 6

663 547 - ZİLAN ÇAÇAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 5 10 1.67 10 10 6.67 50.00 33.00 39.00 237.822 2582 2582 663 36 7

664 267 - NEVROZ AKIN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 11 5 9.33 3 3 2.00 6 1 5.67 3 1 2.67 7 1 6.67 8 10 4.67 38.00 21.00 31.01 237.807 2583 2583 664 10 6

665 35 - HİLAL ANŞİN
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 1 0 1.00 6 4 4.67 6 13 1.67 43.00 27.00 34.00 237.793 2585 2585 665 8 4

666 23 - SEVİM KURTAY
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 8 1 7.67 10 0 10.00 2 4 0.67 0 5 -1.67 10 5 8.33 44.00 21.00 37.00 237.748 2593 2593 666 9 9

667 148 - SUDENAZ ATAV
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 4 3 3.00 4 1 3.67 6 3 5.00 8 10 4.67 41.00 28.00 31.68 237.333 2596 2596 667 29 9

668 771 - ELANUR TÜRK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 5 4 3.67 2 5 0.33 5 2 4.33 6 13 1.67 41.00 31.00 30.67 237.304 2598 2598 668 37 7

669 10 - ESMANUR A * V
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 9 8 6.33 7 2 6.33 9 0 9.00 7 1 6.67 9 4 7.67 7 10 3.67 48.00 25.00 39.67 237.304 2598 2598 668 7 5

670 366 - ULAŞ ÖZDEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 15 5 13.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 7 0.67 10 10 6.67 43.00 37.00 30.67 237.304 2598 2598 668 7 1

671 643 - ELİF YOLDAŞ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 1 7 -1.33 10 10 6.67 47.00 31.00 36.66 237.289 2602 2602 671 35 6

672 268 - PINAR ASMİN ÇETİN
Dicle Ortaokulu 8 / B 12 7 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 2 1 1.67 12 8 9.33 40.00 28.00 30.66 237.289 2602 2602 671 14 5

673 495 - DİLAN YILMAZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 16 4 14.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 1 4.67 7 5 5.33 4 12 0.00 43.00 31.00 32.67 237.289 2602 2602 671 15 1

674 623 - İSA
İnkılap Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 7 1 6.67 7 3 6.00 0 0 0.00 9 5 7.33 8 7 5.67 41.00 25.00 32.67 237.289 2602 2602 671 4 3

675 105 - NEHİR URTEKİN
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 6 7 3.67 4 1 3.67 2 0 2.00 3 0 3.00 5 2 4.33 14 3 13.00 34.00 13.00 29.67 237.289 2602 2602 671 7 7

676 140 - KÜBRANUR BULUT
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 7 1 6.67 6 3 5.00 9 0 9.00 7 2 6.33 11 9 8.00 47.00 25.00 38.67 237.289 2602 2602 671 6 4

677 19 - AYTEN YILDIZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 6 3 5.00 5 2 4.33 4 2 3.33 8 9 5.00 44.00 25.00 35.66 237.274 2611 2611 677 15 5

678 193 - SEMRA ACAR
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 11 0.33 6 12 2.00 49.00 34.00 37.66 237.259 2612 2612 678 4 4

679 976 - RAMAZAN TOKDAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 10 8 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 9 8 6.33 8 12 4.00 51.00 34.00 39.66 237.244 2615 2615 679 67 14

680 789 - ŞEYMA KARAASLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 7 2 6.33 6 2 5.33 6 3 5.00 7 9 4.00 45.00 26.00 36.33 236.800 2619 2619 680 68 15

681 120 - MERT TARHAN
Günlüce Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 3 3.00 6 5 4.33 9 11 5.33 46.00 32.00 35.32 236.726 2622 2622 681 3 3

682 748 - ASMİN ERDEM
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 3 1 2.67 8 11 4.33 47.00 24.00 39.00 236.311 2623 2623 682 13 2

683 269 - ZEYNEP KILIÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 11 8 8.33 7 2 6.33 5 5 3.33 6 3 5.00 11 6 9.00 5 9 2.00 45.00 33.00 33.99 236.267 2628 2628 683 9 3

684 625 - ZEHRA KUDAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 10 9 7.00 10 0 10.00 7 3 6.00 3 2 2.33 5 7 2.67 11 7 8.67 46.00 28.00 36.67 235.837 2636 2636 684 69 8

685 989 - ABİDİN AYDEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 14 6 12.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 4 4 2.67 11 9 8.00 30.00 19.00 23.67 235.822 2638 2638 685 70 1

686 25 - NUHA ÖMER
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 1 3 0.00 11 9 8.00 45.00 28.00 35.67 235.822 2638 2638 685 8 8



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI
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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

687 738 - İSMAİL ACAR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 17 3 16.00 6 2 5.33 6 1 5.67 1 1 0.67 0 3 -1.00 8 9 5.00 38.00 19.00 31.67 235.807 2644 2644 687 70 3

688 100 - HATUN KURTAY
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 6 1.00 7 12 3.00 46.00 31.00 35.66 235.807 2644 2644 687 10 10

689 580 - C I V A N D E M İ R
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 13 6 11.00 7 3 6.00 5 4 3.67 5 1 4.67 9 8 6.33 5 9 2.00 44.00 31.00 33.67 235.793 2646 2646 689 38 16

690 488 - SEMANU RAYDIN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 14 5 12.33 7 2 6.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 2 3 1.00 9 8 6.33 41.00 25.00 32.65 235.748 2650 2650 690 5 4

691 250 - AYŞE YILMAZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 11 7 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 13 2.67 11 9 8.00 47.00 41.00 33.35 235.363 2652 2652 691 71 2

692 339 - İLAYDA EROL
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 13 6 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 8 7 5.67 49.00 20.00 42.34 235.348 2654 2654 692 7 2

693 26 - ZEYNEP KAHRAMAN
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 4 10 0.67 9 11 5.33 52.00 32.00 41.34 235.333 2655 2655 693 9 9

694 25 - ŞEYMA DEMİR
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 13 7 10.67 3 7 0.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 12 4.00 8 12 4.00 49.00 41.00 35.34 235.333 2655 2655 693 9 9

695 634 - FERHAT AÇİL
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / C 13 6 11.00 7 2 6.33 8 2 7.33 4 3 3.00 5 9 2.00 9 10 5.67 46.00 32.00 35.33 235.319 2661 2661 695 36 3

696 15 - HASAN EREN
Dicle Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 8 12 4.00 12 8 9.33 43.00 47.00 27.33 235.289 2665 2665 696 15 6

697 79 - BÜŞRA UĞUR
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 2 0 2.00 2 5 0.33 7 4 5.67 42.00 17.00 36.33 235.289 2665 2665 696 15 8

698 33 - FIRAT YİĞİT
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 11 4 9.67 8 1 7.67 7 3 6.00 0 0 0.00 5 10 1.67 11 9 8.00 42.00 27.00 33.01 234.859 2670 2670 698 3 3

699 82 - NAİME DUYAN
Işıklar Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 5 0.33 4 9 1.00 9 10 5.67 43.00 36.00 31.00 234.815 2674 2674 699 10 4

700 335 - BEJAN GÖKTAŞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 16 4 14.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 3 3.00 2 5 0.33 8 12 4.00 44.00 30.00 34.00 234.815 2674 2674 699 71 5

701 291 - NESRİN ÇİDEM
Zergan Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 1 2.67 0 0 0.00 9 9 6.00 43.00 19.00 36.67 234.326 2683 2683 701 16 7

702 3 - ALVİN İOĞLU
Çağıl Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 2 1.33 2 1 1.67 11 9 8.00 42.00 25.00 33.66 234.311 2687 2687 702 1 1

703 235 - BERJİN BOZAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 11 8 8.33 2 3 1.00 8 2 7.33 3 2 2.33 5 3 4.00 10 7 7.67 39.00 25.00 30.66 234.311 2687 2687 702 72 6

704 10 - LOHAM ALAVİ
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 8 1 7.67 0 1 -0.33 2 2 1.33 9 9 6.00 41.00 16.00 35.67 234.311 2687 2687 702 4 4

705 534 - ROJBİN GÜNEŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 6 2 5.33 7 3 6.00 2 4 0.67 2 8 -0.67 10 5 8.33 41.00 28.00 31.66 234.281 2691 2691 705 16 7

706 118 - SUDENAZ DEMİRKESEN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 14 2 13.33 4 3 3.00 7 1 6.67 5 0 5.00 1 2 0.33 8 8 5.33 39.00 16.00 33.66 234.267 2694 2694 706 27 4

707 1147 - TUANA BALTACI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 15 4 13.67 8 2 7.33 5 4 3.67 4 2 3.33 2 5 0.33 8 9 5.00 42.00 26.00 33.33 233.822 2705 2705 707 73 7

708 952 - TUĞÇE BAŞBOĞA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 11 6 9.00 6 3 5.00 8 1 7.67 5 3 4.00 2 4 0.67 11 7 8.67 43.00 24.00 35.01 233.378 2711 2711 708 28 5

709 451 - HUZEYFE KURUTKAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 14 4 12.67 10 0 10.00 8 1 7.67 6 1 5.67 5 4 3.67 4 11 0.33 47.00 21.00 40.01 233.363 2712 2712 709 47 20

710 48 - NAZDAR YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 13 4 11.67 10 0 10.00 4 3 3.00 10 0 10.00 2 3 1.00 5 3 4.00 44.00 13.00 39.67 232.859 2724 2724 710 2 2

711 264 - MELİS YILDIRIM
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 6 4 4.67 4 3 3.00 6 3 5.00 7 9 4.00 44.00 28.00 34.67 232.830 2727 2727 711 48 18

712 126 - BERİTAN AYDOĞAN
Vatan Ortaokulu 8 / A 14 3 13.00 8 0 8.00 5 5 3.33 4 1 3.67 1 2 0.33 8 8 5.33 40.00 19.00 33.66 232.800 2730 2730 712 28 10

713 309 - BERFİN AKMAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 2 4 0.67 6 9 3.00 43.00 26.00 34.34 232.385 2733 2733 713 29 4

714 295 - M SALİH GÜNSEL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 9 5 7.33 9 11 5.33 42.00 32.00 31.33 232.326 2742 2742 714 72 16

715 178 - AMED DAŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 11 9 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 1 3 0.00 4 5 2.33 12 8 9.33 41.00 32.00 30.33 232.311 2746 2746 715 17 6

716 89 - HASAN DÜNDAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 13 6 11.00 9 1 8.67 4 4 2.67 2 1 1.67 3 3 2.00 9 9 6.00 40.00 24.00 32.01 231.867 2752 2752 716 49 21

717 591 - SERDAR YALÇIN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 10 9 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 1 3.67 11 4 9.67 6 11 2.33 43.00 33.00 32.00 231.852 2758 2758 717 39 17

718 46 - ZEH A ANŞİN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 9 0 9.00 9 0 9.00 2 1 1.67 0 1 -0.33 8 11 4.33 43.00 18.00 37.00 231.837 2761 2761 718 16 1

719 481 - LEYLA DURGAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 2 6.33 0 0 0.00 11 6 9.00 44.00 21.00 36.99 231.822 2763 2763 719 23 4

720 402 - SONGÜL YİĞİT
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 10 5 8.33 7 2 6.33 7 2 6.33 6 1 5.67 2 3 1.00 10 5 8.33 42.00 18.00 35.99 231.807 2766 2766 720 24 4

721 940 - MUHAMMED ÖZDAŞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 9 6 7.00 8 0 8.00 6 4 4.67 0 0 0.00 10 3 9.00 6 9 3.00 39.00 22.00 31.67 231.363 2774 2774 721 74 13

722 573 - MUNA ÖZER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 5 3 4.00 10 8 7.33 39.00 28.00 29.66 231.319 2787 2787 722 18 7

723 419 - KYLİAN ECRİN Ö
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 12 5 10.33 9 1 8.67 4 4 2.67 7 2 6.33 5 4 3.67 7 10 3.67 44.00 26.00 35.34 230.889 2792 2792 723 30 4

724 406 - EYÜP KORHAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 12 4 10.67 9 1 8.67 8 1 7.67 0 0 0.00 2 3 1.00 8 5 6.33 39.00 14.00 34.34 230.874 2794 2794 724 19 1

725 1535 - HAMZA İLDEM
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 12 6 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 0 0 0.00 5 1 4.67 7 11 3.33 41.00 20.00 34.34 230.874 2794 2794 724 75 7

726 124 - MUHAMMED KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 9 9 6.00 7 2 6.33 8 1 7.67 4 5 2.33 5 3 4.00 11 9 8.00 44.00 29.00 34.33 230.859 2797 2797 726 2 2

727 162 - ENES BOZAN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 3 3.00 3 6 1.00 9 11 5.33 46.00 29.00 36.33 230.844 2801 2801 727 13 7

728 924 - HÜSNÜGÜL ARTOPAL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 13 2 12.33 8 1 7.67 6 4 4.67 0 0 0.00 1 2 0.33 8 5 6.33 36.00 14.00 31.33 230.815 2805 2805 728 6 5

729 60 - SÜMEYYE BAYAT
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 3 4.00 6 7 3.67 6 12 2.00 49.00 30.00 39.01 230.415 2806 2806 729 9 4

730 35 - NURDAN ARTOPAL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 14 4 12.67 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 9 10 5.67 43.00 24.00 35.01 230.400 2807 2807 730 50 10

731 220 - MELİKE AĞATAY
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 7 2 6.33 6 3 5.00 1 4 -0.33 10 9 7.00 45.00 27.00 36.00 230.400 2807 2807 730 10 3

732 11 - HELEN ROLLAS
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 12 5 10.33 8 1 7.67 8 1 7.67 7 3 6.00 10 7 7.67 0 4 -1.33 45.00 21.00 38.01 230.400 2807 2807 730 10 4

733 851 - MUHAMMED YILDIRIM
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 14 4 12.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 0 0.00 2 6 0.00 9 9 6.00 40.00 24.00 32.00 230.385 2811 2811 733 76 8

734 49 - MEDİNE TÜRKOĞLU
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 7 3 6.00 5 4 3.67 2 7 -0.33 5 8 2.33 9 9 6.00 41.00 36.00 29.00 230.341 2823 2823 734 1 1

735 71 - MERVE KOÇHAN
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 14 4 12.67 4 0 4.00 8 1 7.67 3 1 2.67 4 3 3.00 6 10 2.67 39.00 19.00 32.68 229.926 2826 2826 735 8 8
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

736 162 - BEYZA KURUTKAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 12 7 9.67 3 4 1.67 7 3 6.00 4 4 2.67 4 3 3.00 10 10 6.67 40.00 31.00 29.68 229.926 2826 2826 735 26 8

737 264 - DİJLE BİLEN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 14 4 12.67 8 2 7.33 8 1 7.67 3 3 2.00 2 4 0.67 7 8 4.33 42.00 22.00 34.67 229.896 2828 2828 737 25 2

738 0 - SEMA TEKİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 15 5 13.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 2 6.33 1 5 -0.67 8 11 4.33 46.00 28.00 36.66 229.822 2836 2836 738 73 7

739 138 - ALİCANMMALGİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 13 7 10.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 7 1.67 10 9 7.00 42.00 38.00 29.34 229.422 2837 2837 739 31 5

740 97 - MUHAMMED ALİ TURĞAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 12 6 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 8 7 5.67 6 10 2.67 44.00 35.00 32.34 229.422 2837 2837 739 51 19

741 301 - MUHAMMED BALA
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 3 2.00 12 8 9.33 38.00 38.00 25.32 229.333 2846 2846 741 4 4

742 301 - DEVRİM TAŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 8 2 7.33 7 2 6.33 7 1 6.67 2 1 1.67 7 10 3.67 44.00 21.00 37.00 228.904 2850 2850 742 20 3

743 64 - KÜBRA NAZ YİĞİT
Başak Ortaokulu 8 / A 12 5 10.33 5 4 3.67 7 3 6.00 6 2 5.33 4 3 3.00 8 10 4.67 42.00 27.00 33.00 228.889 2854 2854 743 2 2

744 118 - ARDA GENÇ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 0 3.00 3 0 3.00 7 11 3.33 42.00 21.00 35.00 228.874 2855 2855 744 77 14

745 381 - AERAT DEMİR
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 15 4 13.67 9 1 8.67 6 3 5.00 1 0 1.00 1 1 0.67 7 10 3.67 39.00 19.00 32.68 228.459 2857 2857 745 10 1

746 234 - AKIB YAKUTER
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 8 6 6.00 8 2 7.33 5 3 4.00 6 4 4.67 3 6 1.00 13 7 10.67 43.00 28.00 33.67 228.415 2860 2860 746 52 11

747 34 - ZEYNEP GÜZEL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 12 6 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 10 5 8.33 40.00 22.00 32.67 228.400 2865 2865 747 74 9

748 660 - DAVUT BAYIR
Zergan Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 4 9 1.00 10 9 7.00 46.00 34.00 34.66 228.370 2868 2868 748 17 8

749 276 - EMRE PINAR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 11 8 8.33 8 2 7.33 8 1 7.67 6 4 4.67 10 7 7.67 4 10 0.67 47.00 32.00 36.34 227.926 2875 2875 749 11 5

750 598 - HÜSEYİN ELÇİÇEK
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / C 13 6 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 2 6.33 6 7 3.67 6 12 2.00 47.00 32.00 36.34 227.926 2875 2875 749 37 4

751 299 - GAMZE AYDIN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 11 6 9.00 10 0 10.00 7 2 6.33 8 2 7.33 0 0 0.00 9 7 6.67 45.00 17.00 39.33 227.911 2877 2877 751 8 2

752 644 - HALEF DENKTAŞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 9 5 7.33 6 2 5.33 8 2 7.33 5 2 4.33 5 6 3.00 9 6 7.00 42.00 23.00 34.32 227.867 2882 2882 752 26 3

753 208 - FURKAN DAMAR
İMKB Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 10 2.67 7 12 3.00 49.00 36.00 37.01 227.452 2884 2884 753 13 3

754 150 - ALİ TURGUT
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 15 4 13.67 7 3 6.00 3 1 2.67 4 4 2.67 3 7 0.67 7 8 4.33 39.00 27.00 30.01 227.437 2886 2886 754 30 6

755 495 - HAYRUNNİSA AYDEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 11 8 8.33 4 3 3.00 6 3 5.00 6 4 4.67 5 5 3.33 9 7 6.67 41.00 30.00 31.00 227.393 2890 2890 755 75 3

756 36 - İLKNUR ÇEVİK
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 13 6 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 3 2.00 7 8 4.33 6 9 3.00 42.00 33.00 31.00 227.393 2890 2890 755 2 1

757 453 - GÜLBİN BULUT
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 4 0.67 12 8 9.33 6 14 1.33 44.00 42.00 30.00 227.378 2894 2894 757 21 8

758 405 - LATİFE ARİ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 10 3 9.00 2 2 1.33 6 3 5.00 3 2 2.33 4 8 1.33 11 6 9.00 36.00 24.00 27.99 227.378 2894 2894 757 16 3

759 74 - BÜŞRA KILIÇ
Vatan Ortaokulu 8 / C 8 9 5.00 4 4 2.67 7 2 6.33 7 2 6.33 7 5 5.33 10 8 7.33 43.00 30.00 32.99 227.363 2897 2897 759 29 15

760 178 - ELA EKSİK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 9 9 6.00 3 3 2.00 6 4 4.67 3 4 1.67 5 1 4.67 11 7 8.67 37.00 28.00 27.68 226.963 2901 2901 760 78 9

761 26 - DİCLE NUR AKCAN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 7 2 6.33 4 2 3.33 2 2 1.33 5 4 3.67 5 7 2.67 37.00 22.00 29.66 226.919 2902 2902 761 3 1

762 344 - MEHMET YÜCEDAĞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 5 3 4.00 0 1 -0.33 3 6 1.00 9 5 7.33 38.00 19.00 31.67 226.919 2902 2902 761 27 10

763 66 - ABDÜLMELİK ORTEKİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 11 7 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 0 0 0.00 3 3 2.00 10 8 7.33 39.00 22.00 31.66 226.904 2905 2905 763 32 5

764 273 - RAHMETULLAH OĞRAKK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 11 6 9.00 7 2 6.33 9 0 9.00 4 1 3.67 5 8 2.33 9 11 5.33 45.00 28.00 35.66 226.874 2908 2908 764 33 3

765 109 - ESMANUR AL
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 3 1 2.67 3 4 1.67 7 6 5.00 43.00 20.00 36.34 226.459 2913 2913 765 3 3

766 0 - KÜBRA KILIÇ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 4 1 3.67 6 2 5.33 3 4 1.67 6 3 5.00 11 6 9.00 38.00 26.00 29.34 226.444 2914 2914 766 27 10

767 255 - MUHAMMED ULUĞ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 5 1.33 4 7 1.67 11 9 8.00 44.00 35.00 32.33 226.430 2916 2916 767 9 5

768 0 - GÜLHAT MUHAMMED
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 14 6 12.00 8 1 7.67 8 1 7.67 10 0 10.00 1 7 -1.33 7 8 4.33 48.00 23.00 40.34 226.430 2916 2916 767 34 4

769 24 - SAMED ÖNCEL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 13 4 11.67 7 3 6.00 4 5 2.33 1 0 1.00 4 2 3.33 7 9 4.00 36.00 23.00 28.33 226.415 2920 2920 769 22 4

770 226 - HAYRUNNİSA OKTAY
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 11 8 8.33 0 1 -0.33 3 3 2.00 0 1 -0.33 5 8 2.33 11 2 10.33 30.00 23.00 22.33 226.370 2926 2926 770 28 11

771 174 - SÜMEYYE TUTUŞ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 9 1 8.67 9 0 9.00 4 2 3.33 2 4 0.67 7 9 4.00 44.00 21.00 37.00 225.926 2930 2930 771 3 3

772 633 - NARİN BARAN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 11 8 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 1 7.67 3 3 2.00 8 7 5.67 45.00 24.00 37.00 225.926 2930 2930 771 38 7

773 70 - HALİL BOZAN
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 8 8 5.33 8 11 4.33 35.00 33.00 24.00 225.911 2933 2933 773 5 5

774 861 - MUSAB EMİR YILDIZ
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 8 / A 10 4 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 3 5 1.33 9 4 7.67 38.00 19.00 31.67 225.452 2938 2938 774 7 6

775 120 - YASİR YAHYA ARICI
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 6 2.00 5 15 0.00 9 11 5.33 50.00 40.00 36.67 225.437 2943 2943 775 14 7

776 855 - GAMZE GÜMÜŞTTE
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 1 1 0.67 2 11 -1.67 12 7 9.67 43.00 31.00 32.67 225.422 2944 2944 776 14 3

777 81 - NURCİHAN ŞAHİN
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 15 4 13.67 7 1 6.67 7 3 6.00 4 4 2.67 2 5 0.33 6 8 3.33 41.00 25.00 32.67 225.422 2944 2944 776 9 9

778 62 - EDA ZAMUR
Işıklar Ortaokulu 8 / A 14 4 12.67 1 0 1.00 5 2 4.33 4 2 3.33 1 0 1.00 8 8 5.33 33.00 16.00 27.66 225.422 2944 2944 776 11 7

779 82 - LEYLA TARHAN
Günlüce Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 3 3.00 5 7 2.67 8 10 4.67 42.00 35.00 30.34 224.993 2952 2952 779 4 4

780 382 - ESRA KORHAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 8 1 7.67 7 3 6.00 1 3 0.00 6 5 4.33 8 10 4.67 41.00 29.00 31.34 224.963 2954 2954 780 23 5

781 665 - NAZLI AYHAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 11 6 9.00 4 4 2.67 4 3 3.00 0 0 0.00 7 3 6.00 8 10 4.67 34.00 26.00 25.34 224.963 2954 2954 780 28 4

782 713 - MUHAMMED BERAT SESİZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 11 9 8.00 7 2 6.33 3 4 1.67 3 4 1.67 7 5 5.33 8 8 5.33 39.00 32.00 28.33 224.904 2962 2962 782 35 6

783 115 - SUZAN TARHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 3 0.00 1 7 -1.33 10 10 6.67 42.00 30.00 32.00 224.474 2966 2966 783 4 1

784 444 - HALİME GÜÇ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 11 5 9.33 5 1 4.67 6 2 5.33 1 1 0.67 3 1 2.67 8 5 6.33 34.00 15.00 29.00 224.430 2974 2974 784 31 7



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

785 298 - MESUT ÇAÇAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 12 6 10.00 9 0 9.00 6 2 5.33 0 0 0.00 5 1 4.67 5 7 2.67 37.00 16.00 31.67 223.985 2978 2978 785 40 5

786 568 - BERFİN ECER
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 11 6 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 0 0 0.00 10 10 6.67 44.00 22.00 36.68 223.985 2978 2978 785 40 18

787 119 - CEMRE KAYMAZ
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 15 4 13.67 6 2 5.33 7 2 6.33 7 1 6.67 2 4 0.67 5 9 2.00 42.00 22.00 34.67 223.985 2978 2978 785 11 5

788 349 - ECRİN SAĞMAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 13 4 11.67 4 3 3.00 5 4 3.67 2 3 1.00 2 6 0.00 10 8 7.33 36.00 28.00 26.67 223.956 2982 2982 788 11 6

789 1655 - ECRİN ALTINŞIK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 14 4 12.67 9 1 8.67 7 3 6.00 1 0 1.00 4 2 3.33 4 9 1.00 39.00 19.00 32.67 223.956 2982 2982 788 79 5

790 201 - AHMET EGE YALÇINKAYA
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 5 2.33 3 8 0.33 8 12 4.00 46.00 34.00 34.66 223.926 2992 2992 790 6 6

791 3 - ZEHRA NAZ KILINÇ
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 8 11 4.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 7 12 3.00 11 8 8.33 49.00 37.00 36.65 223.896 2995 2995 791 11 11

792 615 - JİYAN EGE
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 8 1 7.67 9 1 8.67 3 8 0.33 6 14 1.33 49.00 31.00 38.66 223.896 2995 2995 791 39 6

793 27 - İLAYDA SARUHAN
Çağıl Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 3 2 2.33 2 2 1.33 9 11 5.33 44.00 25.00 35.65 223.881 2997 2997 793 2 2

794 82 - ASMİN KURĞA
İMKB Ortaokulu 8 / C 9 10 5.67 5 3 4.00 7 3 6.00 1 3 0.00 7 4 5.67 10 9 7.00 39.00 32.00 28.34 223.496 2999 2999 794 14 1

795 132 - SİBEL KEPENÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 12 7 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 6 3.00 6 7 3.67 44.00 29.00 34.34 223.496 2999 2999 794 12 6

796 441 - DİJLE PO AT
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 12 4 10.67 5 2 4.33 6 3 5.00 4 2 3.33 1 4 -0.33 10 8 7.33 38.00 23.00 30.33 223.467 3002 3002 796 29 5

797 0 - ÖMR ATS
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 6 4 4.67 1 1 0.67 3 4 1.67 9 8 6.33 40.00 26.00 31.34 223.452 3006 3006 797 5 3

798 272 - BERAY ASLAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 8 2 7.33 6 1 5.67 8 2 7.33 1 0 1.00 4 6 2.00 10 6 8.00 37.00 17.00 31.33 223.437 3013 3013 798 53 12

799 1 - EYMEN DAĞTEKİN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 7 2 6.33 7 3 6.00 3 4 1.67 8 5 6.33 7 13 2.67 43.00 35.00 31.33 223.437 3013 3013 798 80 11

800 134 - MUHAMMED SAİD ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 7 2 6.33 9 0 9.00 3 5 1.33 2 9 -1.00 9 11 5.33 44.00 32.00 33.32 223.407 3016 3016 800 7 3

801 202 - DİLBER BEYZA YALÇIN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 12 8 9.33 2 5 0.33 8 2 7.33 3 6 1.00 8 5 6.33 6 9 3.00 39.00 35.00 27.32 223.407 3016 3016 800 5 1

802 89 - HARUN KARAKUŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 3 -1.00 2 3 1.00 13 7 10.67 38.00 30.00 28.01 223.007 3018 3018 802 12 8

803 541 - ROJİN EROL
Fırat Ortaokulu 8 / C 12 7 9.67 4 2 3.33 5 3 4.00 7 2 6.33 3 4 1.67 8 6 6.00 39.00 24.00 31.00 222.993 3020 3020 803 1 1

804 500 - MUHAMMED MERT YILMAZ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 11 6 9.00 0 0 0.00 10 0 10.00 3 2 2.33 7 0 7.00 5 10 1.67 36.00 18.00 30.00 222.978 3022 3022 804 30 11

805 937 - ŞEYHMUS KALKAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 10 10 6.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 3 3.00 7 6 5.00 8 12 4.00 47.00 33.00 36.00 222.978 3022 3022 804 36 5

806 246 - MELİSSA KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 13 7 10.67 5 1 4.67 8 2 7.33 5 2 4.33 4 8 1.33 8 10 4.67 43.00 30.00 33.00 222.978 3022 3022 804 8 8

807 462 - YURCU PELŞİN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 1 1 0.67 5 3 4.00 3 2 2.33 2 6 0.00 7 5 5.33 33.00 21.00 26.00 222.963 3026 3026 807 42 8

808 155 - FATMANUR AKBAŞ
Vatan Ortaokulu 8 / C 8 6 6.00 6 2 5.33 5 3 4.00 5 2 4.33 7 2 6.33 7 6 5.00 38.00 21.00 30.99 222.933 3033 3033 808 30 16

809 23 - MELEK ERKEK
Zergan Ortaokulu 8 / C 15 2 14.33 5 0 5.00 6 2 5.33 2 0 2.00 0 0 0.00 5 5 3.33 33.00 9.00 29.99 222.919 3036 3036 809 18 9

810 461 - EYMEN TURGAY
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 13 6 11.00 2 4 0.67 10 0 10.00 6 2 5.33 5 6 3.00 6 10 2.67 42.00 28.00 32.67 222.489 3041 3041 810 17 9

811 499 - SÜMEYYE TURĞAY
İnkılap Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 4 2 3.33 7 3 6.00 0 4 -1.33 8 7 5.67 9 6 7.00 37.00 31.00 26.67 222.489 3041 3041 810 5 4

812 537 - AZADE NUJİN ABAK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 6 9 3.00 3 1 2.67 3 2 2.33 2 1 1.67 11 2 10.33 7 4 5.67 32.00 19.00 25.67 222.474 3045 3045 812 43 19

813 205 - UĞUR KIJINÇ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 12 6 10.00 4 6 2.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 4 2 3.33 9 10 5.67 35.00 28.00 25.67 222.474 3045 3045 812 10 6

814 184 - TÜLİN YILMAZ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 2 1.33 3 4 1.67 9 9 6.00 41.00 28.00 31.66 222.459 3047 3047 814 4 4

815 305 - BERFİN ÇEÇAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 11 6 9.00 1 2 0.33 7 2 6.33 7 1 6.67 0 6 -2.00 12 5 10.33 38.00 22.00 30.66 222.444 3049 3049 815 2 1

816 272 - MİRZA ÖTÜN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 12 4 10.67 4 3 3.00 6 3 5.00 5 4 3.67 9 4 7.67 3 11 -0.67 39.00 29.00 29.34 222.000 3052 3052 816 13 7

817 289 - EBRU YILMAZ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 13 4 11.67 4 3 3.00 6 2 5.33 0 2 -0.67 5 5 3.33 7 10 3.67 35.00 26.00 26.33 221.985 3057 3057 817 54 13

818 397 - SİDRA ADIN
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 14 5 12.33 1 0 1.00 7 3 6.00 5 1 4.67 1 3 0.00 8 8 5.33 36.00 20.00 29.33 221.941 3060 3060 818 12 2

819 301 - ŞEYHMUS SİYİ
Dicle Ortaokulu 8 / C 11 7 8.67 7 3 6.00 4 0 4.00 0 0 0.00 10 4 8.67 5 13 0.67 37.00 27.00 28.01 221.541 3061 3061 819 16 6

820 650 - ÇAĞLA KARABOĞA
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 8 7 5.67 5 3 4.00 5 3 4.00 5 5 3.33 8 6 6.00 8 6 6.00 39.00 30.00 29.00 221.496 3067 3067 820 44 6

821 146 - ESRA KAN EMİR
Vatan Ortaokulu 8 / B 10 4 8.67 5 3 4.00 7 3 6.00 5 3 4.00 4 3 3.00 9 11 5.33 40.00 27.00 31.00 221.481 3070 3070 821 31 3

822 394 - ELİF ALDEMİR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 12 5 10.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 0 6.00 3 3 2.00 6 9 3.00 43.00 21.00 35.99 221.452 3076 3076 822 24 6

823 21 - ŞEYMANUR GÜLTEKİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 12 8 9.33 8 12 4.00 42.00 48.00 26.00 221.452 3076 3076 822 24 9

824 180 - RAVZA ÖZTÜRK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 15 2 14.33 7 1 6.67 7 1 6.67 3 3 2.00 0 5 -1.67 7 9 4.00 39.00 21.00 32.00 221.452 3076 3076 822 55 14

825 183 - SARE ÇELİK
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 11 3 10.00 4 1 3.67 8 1 7.67 4 1 3.67 4 4 2.67 7 9 4.00 38.00 19.00 31.68 221.022 3083 3083 825 4 2

826 181 - YAREN ARSLAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 2 4.33 1 2 0.33 5 9 2.00 44.00 19.00 37.66 220.948 3094 3094 826 56 20

827 64 - BARIŞ KILIÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 9 1 8.67 3 5 1.33 6 3 5.00 7 5 5.33 9 9 6.00 43.00 34.00 31.66 220.948 3094 3094 826 2 2

828 230 - MUSTAFA BAYIR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 7 8 4.33 7 12 3.00 43.00 34.00 31.66 220.948 3094 3094 826 17 4

829 631 - YUSUF KALIN
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 13 6 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 1 3 0.00 5 4 3.67 3 7 0.67 42.00 20.00 35.34 220.533 3098 3098 829 2 2

830 478 - ŞEVİN URTEKİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 4 5 2.33 6 4 4.67 4 1 3.67 5 7 2.67 7 10 3.67 39.00 32.00 28.34 220.519 3099 3099 830 76 17

831 460 - HELBESTE ALKAN
İstiklal Ortaokulu 8 / A 11 6 9.00 8 2 7.33 7 2 6.33 1 0 1.00 4 1 3.67 7 9 4.00 38.00 20.00 31.33 220.504 3102 3102 831 6 2

832 776 - DİCLE TÜRK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 7 11 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 2 1.33 8 4 6.67 10 6 8.00 38.00 32.00 27.33 220.489 3103 3103 832 45 20

833 69 - ESRA YUSUFOĞLU
Dikmen Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 3 8 0.33 10 10 6.67 39.00 33.00 28.01 220.030 3116 3116 833 8 4



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

834 613 - HOZAN KIZIL
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / Ü 13 7 10.67 7 3 6.00 4 5 2.33 10 0 10.00 3 10 -0.33 9 11 5.33 46.00 36.00 34.00 220.015 3119 3119 834 40 12

835 931 - ŞEHED
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 14 4 12.67 2 1 1.67 8 1 7.67 10 0 10.00 1 0 1.00 4 7 1.67 39.00 13.00 34.68 219.556 3126 3126 835 37 6

836 380 - ROJHAT AVCI
Dikmen Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 6 4 4.67 8 1 7.67 3 4 1.67 4 2 3.33 9 10 5.67 40.00 28.00 30.68 219.541 3129 3129 836 9 5

837 60 - SİRAÇ KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 8 12 4.00 11 9 8.00 41.00 49.00 24.68 219.541 3129 3129 836 2 2

838 26 - GÜLBİN YILDIZ
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 10 9 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 4 2.67 9 10 5.67 45.00 31.00 34.67 219.541 3129 3129 836 10 10

839 514 - MUSTAFA BOZ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 0 2.00 4 4 2.67 7 11 3.33 42.00 25.00 33.67 219.526 3133 3133 839 18 3

840 401 - FAYEZ A
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 7 6 5.00 8 2 7.33 8 1 7.67 6 1 5.67 5 1 4.67 8 8 5.33 42.00 19.00 35.67 219.511 3139 3139 840 19 6

841 607 - ROSLİN EYYO
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 5 0.33 9 8 6.33 46.00 28.00 36.66 219.467 3148 3148 841 77 12

842 292 - BERFİN AYDINALP
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 13 7 10.67 8 1 7.67 8 2 7.33 1 3 0.00 6 6 4.00 5 10 1.67 41.00 29.00 31.34 219.052 3150 3150 842 13 7

843 392 - ELANUR ARSLAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 9 10 5.67 8 2 7.33 7 2 6.33 2 2 1.33 9 3 8.00 6 10 2.67 41.00 29.00 31.33 219.037 3151 3151 843 26 2

844 229 - AZZA MİNA DEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 13 5 11.33 8 1 7.67 8 1 7.67 7 2 6.33 4 1 3.67 3 10 -0.33 43.00 20.00 36.34 219.037 3151 3151 843 14 8

845 680 - ARAT FİDAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 1 1.67 3 6 1.00 8 12 4.00 43.00 29.00 33.34 219.037 3151 3151 843 29 9

846 144 - MUSTAFA DOĞAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 9 9 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 2 2 1.33 5 2 4.33 9 7 6.67 38.00 26.00 29.33 219.007 3158 3158 846 57 22

847 154 - ZEYNEP YILDIRIM
İnkılap Ortaokulu 8 / B 12 5 10.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 1 5.67 3 6 1.00 8 12 4.00 44.00 29.00 34.34 219.007 3158 3158 846 6 1

848 682 - HASANCAN KARATAY
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 11 6 9.00 7 2 6.33 6 2 5.33 2 4 0.67 12 6 10.00 2 12 -2.00 40.00 32.00 29.33 219.007 3158 3158 846 46 5

849 627 - ZEYNEP ALTAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 12 7 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 3 4.00 3 7 0.67 8 12 4.00 47.00 30.00 37.01 218.563 3169 3169 849 78 11

850 95 - BÜNYAMİN CAYLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 7 10 3.67 9 1 8.67 6 4 4.67 3 1 2.67 8 2 7.33 7 6 5.00 40.00 24.00 32.01 218.533 3172 3172 850 79 20

851 308 - BERAT TOPRAK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 15 5 13.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 10 10 6.67 33.00 33.00 22.00 218.504 3177 3177 851 38 7

852 153 - NEHİR OK
Vatan Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 4 5 2.33 5 5 3.33 7 2 6.33 3 4 1.67 7 9 4.00 39.00 30.00 28.99 218.504 3177 3177 851 32 4

853 25 - SEMANUR ERKEK
Zergan Ortaokulu 8 / C 11 6 9.00 7 2 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 1 1 0.67 7 8 4.33 44.00 19.00 37.67 218.030 3194 3194 853 19 10

854 501 - MUHAMMED BURAK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 2 2.33 3 3 2.00 10 10 6.67 40.00 31.00 29.66 218.030 3194 3194 853 20 10

855 909 - MEHMET SAİT DEMİRAL
Zergan Ortaokulu 8 / D 11 5 9.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 0 5.00 9 4 7.67 5 14 0.33 39.00 34.00 27.67 218.015 3200 3200 855 20 1

856 0 - BÜNYAMİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 10 3 9.00 3 0 3.00 0 0 0.00 4 2 3.33 5 6 3.00 7 2 6.33 29.00 13.00 24.66 218.000 3203 3203 856 39 5

857 409 - ECE DELER
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 10 8 7.33 7 1 6.67 7 3 6.00 1 2 0.33 5 3 4.00 8 8 5.33 38.00 25.00 29.66 217.985 3205 3205 857 40 6

858 167 - NESRİN KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 7 2 6.33 10 0 10.00 1 2 0.33 8 11 4.33 46.00 25.00 37.65 217.956 3206 3206 858 10 6

859 0 - CEBO DMRKSN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 13 6 11.00 4 3 3.00 6 0 6.00 9 0 9.00 1 4 -0.33 8 10 4.67 41.00 23.00 33.34 217.570 3208 3208 859 41 4

860 122 - ELİF MEMİŞ
Akyazı Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 2 5 0.33 7 3 6.00 2 3 1.00 3 5 1.33 10 9 7.00 36.00 32.00 25.33 217.526 3220 3220 860 5 2

861 370 - HÜSEYİN ABLAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 8 5 6.33 8 12 4.00 39.00 44.00 24.33 217.511 3223 3223 861 80 12

862 358 - MUHAMMED ALİ AYDINALP
Vatan Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 4 0.67 7 12 3.00 12 5 10.33 38.00 44.00 23.33 217.496 3225 3225 862 33 17

863 131 - KADİR BOZAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 8 1 7.67 5 3 4.00 9 1 8.67 1 4 -0.33 8 11 4.33 44.00 27.00 35.01 217.067 3229 3229 863 81 13

864 105 - NURCAN OĞUR
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 15 3 14.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 3 3.00 4 4 2.67 5 15 0.00 40.00 33.00 29.00 217.052 3231 3231 864 3 3

865 114 - BÜŞRA AKKUŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 10 7 7.67 6 3 5.00 7 3 6.00 3 1 2.67 8 5 6.33 6 11 2.33 40.00 30.00 30.00 217.022 3237 3237 865 27 3

866 88 - DİCLE KILINÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 9 6 7.00 9 0 9.00 8 1 7.67 2 3 1.00 8 6 6.00 4 5 2.33 40.00 21.00 33.00 217.022 3237 3237 865 2 2

867 0 - MERYEM TUMUR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 3 -1.00 3 5 1.33 6 10 2.67 37.00 30.00 27.00 217.022 3237 3237 865 82 14

868 31 - ENES DEMİR
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 1 2 0.33 3 2 2.33 9 10 5.67 39.00 27.00 29.99 217.007 3242 3242 868 14 5

869 363 - TUANA KAYA
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 11 8 8.33 6 4 4.67 5 4 3.67 3 1 2.67 7 2 6.33 5 8 2.33 37.00 27.00 28.00 216.993 3246 3246 869 21 11

870 99 - YAGMUR ALİOĞLU
Günlüce Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 5 4 3.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 2 10 -1.33 10 8 7.33 40.00 37.00 27.67 216.548 3250 3250 870 5 5

871 676 - ELİF VURAL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 8 12 4.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 3 0.00 8 10 4.67 12 8 9.33 39.00 43.00 24.67 216.548 3250 3250 870 28 8

872 27 - RUKEN URTEKİN
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 11 8 8.33 4 4 2.67 6 3 5.00 2 5 0.33 4 5 2.33 10 9 7.00 37.00 34.00 25.66 216.504 3259 3259 872 5 5

873 105 - MUSTA A DOĞMUŞÖZ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 8 5 6.33 9 0 9.00 9 0 9.00 9 1 8.67 6 5 4.33 5 8 2.33 46.00 19.00 39.66 216.489 3262 3262 873 30 10

874 926 - SONER DURSUN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 0 4 -1.33 9 9 6.00 41.00 26.00 32.34 216.089 3263 3263 874 7 6

875 390 - EYLÜL BAŞDAŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 7 2 6.33 5 4 3.67 3 4 1.67 6 6 4.00 7 9 4.00 39.00 32.00 28.34 216.074 3264 3264 875 29 7

876 88 - HAMDİYE ASLAN
Işıklar Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 3 4 1.67 11 9 8.00 37.00 35.00 25.34 216.074 3264 3264 875 13 5

877 494 - YAĞMUR KARABOĞA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 12 7 9.67 7 2 6.33 7 1 6.67 3 1 2.67 2 1 1.67 7 8 4.33 38.00 20.00 31.34 216.074 3264 3264 875 83 4

878 1014 - YUSUF ÖZGÜL
ÖZEL ÇAĞIN ETİK ORTAOKULU 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 2 2.33 2 4 0.67 7 10 3.67 41.00 26.00 32.33 216.074 3264 3264 875 1 1

879 286 - FARUK EMUL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 7 3 6.00 5 4 3.67 1 1 0.67 3 6 1.00 8 10 4.67 37.00 29.00 27.34 216.059 3269 3269 879 31 3

880 41 - HARUN ADIN
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 0 0 0.00 4 2 3.33 1 2 0.33 5 7 2.67 9 11 5.33 32.00 29.00 22.33 216.059 3269 3269 879 15 6

881 390 - ELİF KURUTKAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 15 3 14.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 0 5.00 3 8 0.33 5 12 1.00 42.00 29.00 32.33 216.030 3274 3274 881 81 12

882 207 - SÜREYYA YUSUF
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 13 7 10.67 9 1 8.67 7 2 6.33 10 0 10.00 0 2 -0.67 6 8 3.33 45.00 20.00 38.33 216.030 3274 3274 881 32 3



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

883 229 - MARYA GÜRKAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 11 8 8.33 5 4 3.67 7 3 6.00 3 3 2.00 4 3 3.00 8 8 5.33 38.00 29.00 28.33 216.015 3278 3278 883 33 8

884 609 - ARMAN Z AL
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / C 15 4 13.67 4 4 2.67 5 3 4.00 0 2 -0.67 1 4 -0.33 7 7 4.67 32.00 24.00 24.01 215.615 3281 3281 884 41 5

885 91 - DEMHAT YALÇIN
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 1 0.67 2 7 -0.33 9 9 6.00 41.00 27.00 32.01 215.600 3283 3283 885 4 4

886 242 - ADEM KÖSEN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 14 6 12.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 10 10 6.67 35.00 45.00 20.00 215.585 3285 3285 886 15 2

887 762 - SERHAT KIZILÇINAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 14 1.33 6 13 1.67 50.00 39.00 37.00 215.570 3287 3287 887 84 8

888 2 - ABDULLAH KAYMAZ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 3 6 1.00 4 3 3.00 4 2 3.33 7 6 5.00 36.00 27.00 27.00 215.556 3289 3289 888 11 7

889 584 - HELEN ÖZKAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 10 9 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 3 2.00 6 7 3.67 7 8 4.33 43.00 30.00 33.00 215.556 3289 3289 888 82 6

890 3 - ABDULAZİZ ALGÜ
Vatan Ortaokulu 8 / A 10 6 8.00 7 3 6.00 8 1 7.67 5 2 4.33 6 4 4.67 6 11 2.33 42.00 27.00 33.00 215.556 3289 3289 888 34 11

891 28 - ABDULLAH GÜMÜS
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 1 1 0.67 3 2 2.33 6 12 2.00 41.00 24.00 33.00 215.556 3289 3289 888 15 8

892 198 - MUHAMMED HÜSEYİN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 10 8 7.33 5 4 3.67 5 2 4.33 1 1 0.67 8 4 6.67 7 11 3.33 36.00 30.00 26.00 215.541 3296 3296 892 16 9

893 63 - BARAN ÇEL İK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 9 0.00 8 12 4.00 42.00 36.00 29.99 215.541 3296 3296 892 85 10

894 867 - HATİCE AKAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 14 6 12.00 5 5 3.33 5 5 3.33 0 2 -0.67 0 2 -0.67 10 10 6.67 34.00 30.00 23.99 215.541 3296 3296 892 85 9

895 147 - LORİN GÜN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 16 3 15.00 10 0 10.00 7 3 6.00 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 10.00 32.67 215.067 3311 3311 895 42 8

896 33 - ECRİNNUR ÖZGÜN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 12 6 10.00 5 3 4.00 7 2 6.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 9 6 7.00 33.00 19.00 26.66 215.052 3313 3313 896 12 7

897 244 - MEVLÜDE ABLAY
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 13 7 10.67 4 4 2.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 3 1 2.67 7 9 4.00 34.00 26.00 25.34 214.607 3318 3318 897 4 4

898 461 - ROLEDA BULUT
İnkılap Ortaokulu 8 / C 10 4 8.67 3 0 3.00 8 1 7.67 7 1 6.67 3 5 1.33 6 3 5.00 37.00 14.00 32.34 214.578 3321 3321 898 7 1

899 555 - EYMEN ÇİMEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 5 7 2.67 6 14 1.33 42.00 38.00 29.34 214.578 3321 3321 898 83 13

900 153 - HİRA NUR YILDIZ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 14 5 12.33 8 0 8.00 7 2 6.33 3 4 1.67 1 0 1.00 3 3 2.00 36.00 14.00 31.33 214.548 3332 3332 900 58 15

901 480 - BÜŞRA URTEKİNN
Zergan Ortaokulu 8 / D 13 7 10.67 7 3 6.00 9 0 9.00 1 1 0.67 5 9 2.00 6 10 2.67 41.00 30.00 31.01 214.119 3337 3337 901 21 2

902 34 - EYÜP AKATAY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 5 -1.67 2 6 0.00 10 10 6.67 34.00 39.00 21.00 214.089 3341 3341 902 18 6

903 300 - LEYLA TEZDÖNEN
Vatan Ortaokulu 8 / A 9 6 7.00 10 0 10.00 5 2 4.33 3 1 2.67 5 3 4.00 6 6 4.00 38.00 18.00 32.00 214.074 3344 3344 903 35 12

904 996 - ADIK FURKAN ADSIZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 10 7 7.67 5 4 3.67 3 4 1.67 7 2 6.33 8 5 6.33 5 8 2.33 38.00 30.00 28.00 214.059 3346 3346 904 84 14

905 73 - RIDVAN KAYA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 13 6 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 4 2 3.33 5 12 1.00 39.00 24.00 31.00 214.059 3346 3346 904 34 9

906 620 - MEHMET SAİT OMUK
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 0 3 -1.00 8 9 5.00 45.00 24.00 37.00 214.059 3346 3346 904 3 3

907 396 - BERAT KARA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 9 11 5.33 10 0 10.00 7 2 6.33 4 2 3.33 3 5 1.33 10 7 7.67 43.00 27.00 33.99 214.044 3350 3350 907 87 1

908 78 - EVİN YAMAN
İMKB Ortaokulu 8 / A 11 4 9.67 6 1 5.67 6 3 5.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 9 8 6.33 35.00 25.00 26.67 213.600 3355 3355 908 15 10

909 573 - MUHAMMED FATİH DAĞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 14 6 12.00 5 4 3.67 6 2 5.33 2 3 1.00 0 0 0.00 7 7 4.67 34.00 22.00 26.67 213.600 3355 3355 908 88 11

910 308 - M MEHDİ KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 10 8 7.33 7 2 6.33 5 3 4.00 2 3 1.00 4 1 3.67 9 11 5.33 37.00 28.00 27.66 213.556 3366 3366 910 9 9

911 40 - FERİDE TEZDÖNEN
Başak Ortaokulu 8 / B 12 5 10.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 3 2.00 1 2 0.33 7 9 4.00 40.00 22.00 32.66 213.541 3369 3369 911 3 1

912 431 - VİYAN KARAYEL
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 13 7 10.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 3 3.00 6 7 3.67 6 12 2.00 40.00 38.00 27.34 213.126 3371 3371 912 16 8

913 197 - BAGER ADSOY
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 5 5 3.33 0 7 -2.33 5 4 3.67 10 10 6.67 35.00 41.00 21.34 213.126 3371 3371 912 11 8

914 92 - ŞEYMA ÇAÇAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 4 8 1.33 7 12 3.00 43.00 35.00 31.34 213.096 3374 3374 914 47 9

915 799 - BİRCAN KASIRGA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 14 6 12.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 2 4.33 5 6 3.00 6 14 1.33 40.00 38.00 27.33 213.067 3377 3377 915 30 4

916 47 - EBUBEKİR GÖKOĞLU
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 13 5 11.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 3 3.00 3 8 0.33 7 10 3.67 41.00 32.00 30.33 213.067 3377 3377 915 89 12

917 10 - MENAR İMAM
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 11 8 8.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 3 2 2.33 3 10 -0.33 12 8 9.33 37.00 38.00 24.33 213.067 3377 3377 915 5 5

918 625 - SEYRAN A SAMETOĞLU
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 13 5 11.33 10 0 10.00 7 2 6.33 2 2 1.33 1 0 1.00 5 8 2.33 38.00 17.00 32.32 213.037 3382 3382 918 42 8

919 243 - KÜBRA DEMİRKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 12 5 10.33 7 2 6.33 7 2 6.33 2 3 1.00 5 5 3.33 5 9 2.00 38.00 26.00 29.32 213.037 3382 3382 918 85 15

920 315 - ARDA ÖRNEK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 11 5 9.33 5 0 5.00 5 3 4.00 8 2 7.33 2 5 0.33 8 8 5.33 39.00 23.00 31.32 213.022 3384 3384 920 59 23

921 12 - BERİVAN BEKEN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 11 7 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 0 0 0.00 1 0 1.00 9 11 5.33 38.00 21.00 31.00 212.593 3389 3389 921 31 2

922 28 - BERİVAN EMOL
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 7 2 6.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 1 0 1.00 7 10 3.67 35.00 21.00 28.00 212.593 3389 3389 921 1 1

923 1720 - BAHOZ YÜKSEL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 11 2 10.33 10 0 10.00 7 2 6.33 0 1 -0.33 2 1 1.67 6 9 3.00 36.00 15.00 31.00 212.593 3389 3389 921 86 10

924 11 - AHMET DAL
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 5 1.33 4 8 1.33 11 9 8.00 38.00 42.00 24.00 212.578 3393 3393 924 6 6

925 47 - HEVİ ŞÜKRAN ÇAPAN
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 8 8 5.33 7 2 6.33 8 2 7.33 8 1 7.67 3 5 1.33 9 6 7.00 43.00 24.00 34.99 212.548 3399 3399 925 11 11

926 440 - MELEK BAHA UR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 5 4 3.67 5 5 3.33 4 2 3.33 9 7 6.67 8 12 4.00 40.00 40.00 26.67 212.133 3403 3403 926 90 18

927 396 - ÖMER FARUK KARAKUŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 15 4 13.67 10 0 10.00 8 1 7.67 8 2 7.33 0 6 -2.00 5 12 1.00 46.00 25.00 37.67 212.119 3407 3407 927 60 24

928 110 - LAVA MUHAMMED
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 9 4 7.67 6 2 5.33 6 1 5.67 1 2 0.33 5 1 4.67 5 4 3.67 32.00 14.00 27.34 211.659 3420 3420 928 5 5

929 956 - SADİYE ELMAS
Zergan Ortaokulu 8 / D 11 6 9.00 0 0 0.00 5 3 4.00 1 1 0.67 9 3 8.00 4 10 0.67 30.00 23.00 22.34 211.630 3422 3422 929 22 3

930 507 - GÜLİSTAN AKGÜL
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 1 4.67 0 0 0.00 10 7 7.67 39.00 23.00 31.34 211.630 3422 3422 929 15 3

931 203 - MİNANUR TAŞKAN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 12 8 9.33 4 4 2.67 9 1 8.67 0 0 0.00 4 4 2.67 8 12 4.00 37.00 29.00 27.34 211.615 3426 3426 931 6 2



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

932 402 - NURETTİN VAHİD
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 10 9 7.00 7 2 6.33 5 3 4.00 4 5 2.33 2 0 2.00 9 7 6.67 37.00 26.00 28.33 211.615 3426 3426 931 3 3

933 184 - İSA COŞKUN
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 7 11 3.33 5 4 3.67 4 6 2.00 1 2 0.33 8 2 7.33 10 10 6.67 35.00 35.00 23.33 211.585 3434 3434 933 11 5

934 450 - HİLAL SEVİM
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 14 5 12.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 1 4.67 3 8 0.33 6 12 2.00 42.00 32.00 31.33 211.570 3440 3440 934 31 6

935 688 - HALIL SAMEDOĞLU
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 9 7 6.67 6 1 5.67 6 2 5.33 0 0 0.00 4 7 1.67 10 7 7.67 35.00 24.00 27.01 211.170 3442 3442 935 48 7

936 437 - SEMANUR ARSLAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 13 6 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 1 2 0.33 3 4 1.67 6 13 1.67 41.00 27.00 32.00 211.141 3443 3443 936 61 25

937 392 - MELİSA ASLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 10 7 7.67 9 1 8.67 3 4 1.67 4 6 2.00 8 6 6.00 5 9 2.00 39.00 33.00 28.01 211.141 3443 3443 936 91 21

938 0 - HELEN OKTAY
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 13 6 11.00 6 3 5.00 7 2 6.33 7 2 6.33 3 7 0.67 6 10 2.67 42.00 30.00 32.00 211.141 3443 3443 936 87 7

939 45 - FATOŞ ÖNCEL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 13 6 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 6 -1.00 6 9 3.00 6 13 1.67 41.00 39.00 28.00 211.126 3449 3449 939 88 16

940 388 - VEYSEL ERKAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 8 2 7.33 2 4 0.67 2 1 1.67 4 3 3.00 9 3 8.00 34.00 24.00 26.00 211.096 3456 3456 940 62 26

941 148 - SADİYE SÜER
İnkılap Ortaokulu 8 / D 13 5 11.33 2 0 2.00 9 1 8.67 3 0 3.00 1 2 0.33 6 7 3.67 34.00 15.00 29.00 211.096 3456 3456 940 8 2

942 756 - MEHMET KUTLU
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 13 6 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 3 4 1.67 2 8 -0.67 7 12 3.00 45.00 30.00 35.00 211.096 3456 3456 940 16 4

943 29 - BÜNYAMİN KOCABOĞA
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 13 5 11.33 6 2 5.33 5 5 3.33 2 3 1.00 1 8 -1.67 9 7 6.67 36.00 30.00 25.99 211.081 3460 3460 943 12 7

944 249 - BİLAL OĞUR
Zergan Ortaokulu 8 / B 14 4 12.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 1 2.67 4 7 1.67 5 12 1.00 39.00 31.00 28.67 210.652 3463 3463 944 23 9

945 11 - DAMLA KIZILDAĞ
Yüceli Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 5 1 4.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 11 2.33 34.00 19.00 27.67 210.637 3465 3465 945 1 1

946 42 - DİCLE B OĞL U
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 3 4.00 10 5 8.33 8 7 5.67 38.00 37.00 25.66 210.593 3470 3470 946 6 6

947 631 - ELİFNAZ ÇUKA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 13 6 11.00 8 0 8.00 8 2 7.33 6 0 6.00 3 8 0.33 6 12 2.00 44.00 28.00 34.66 210.593 3470 3470 946 89 8

948 212 - ENES ERTEN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 4 2 3.33 6 11 2.33 36.00 25.00 27.66 210.578 3475 3475 948 13 6

949 46 - CANAN ACAR
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 1 3.67 2 7 -0.33 7 8 4.33 41.00 26.00 32.34 210.133 3480 3480 949 13 8

950 602 - TALHA ERTAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 10 6 8.00 7 3 6.00 4 4 2.67 2 1 1.67 4 2 3.33 8 10 4.67 35.00 26.00 26.34 210.133 3480 3480 949 92 5

951 98 - SUDENAZ YÜCEDAĞ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 2 6 0.00 9 10 5.67 41.00 35.00 29.34 210.133 3480 3480 949 12 9

952 223 - ELİF ŞAHİN
Fırat Ortaokulu 8 / B 12 5 10.33 4 2 3.33 4 3 3.00 0 0 0.00 3 1 2.67 6 6 4.00 29.00 17.00 23.33 210.119 3487 3487 952 3 1

953 14 - BERİTAN İLDEM
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 12 6 10.00 4 5 2.33 6 4 4.67 4 6 2.00 8 11 4.33 6 12 2.00 40.00 44.00 25.33 210.104 3488 3488 953 35 13

954 109 - ÖMER SİNCAROĞLU
Eymirli Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 10 0 10.00 8 2 7.33 3 2 2.33 6 6 4.00 8 11 4.33 44.00 32.00 33.32 210.074 3494 3494 954 3 3

955 732 - BÜNYAMİN ERTAŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 11 7 8.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 7 4.67 6 7 3.67 36.00 39.00 23.01 209.689 3495 3495 955 32 11

956 153 - MİHRİBAN KILIÇ
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 16 4 14.67 7 2 6.33 7 3 6.00 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 12.00 30.00 209.644 3503 3503 956 17 9

957 469 - ARJİN SÖLÜMBAS
İMKB Ortaokulu 8 / B 11 8 8.33 2 1 1.67 8 1 7.67 5 1 4.67 1 3 0.00 10 10 6.67 37.00 24.00 29.01 209.644 3503 3503 956 16 4

958 0 - MELİH İNAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 1 6 -1.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 4 9 1.00 13 6 11.00 33.00 45.00 18.00 209.644 3503 3503 956 90 5

959 13 - MELİKE ÇAVUŞOĞLU
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 11 8 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 2 4 0.67 0 1 -0.33 9 9 6.00 40.00 24.00 32.00 209.630 3509 3509 959 1 1

960 49 - MELİS YERTÜM
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 10 7 7.67 4 4 2.67 7 3 6.00 0 0 0.00 8 11 4.33 7 8 4.33 36.00 33.00 25.00 209.615 3513 3513 960 12 12

961 283 - MİRAÇ KAYA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 9 11 5.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 13 2.67 9 11 5.33 48.00 42.00 34.00 209.615 3513 3513 960 16 9

962 195 - AYA HÜSEYİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 12 8 9.33 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 2 4.33 7 13 2.67 38.00 39.00 25.00 209.615 3513 3513 960 43 5

963 222 - HAZAL ÖZTÜRK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 11 4 9.67 9 11 5.33 40.00 45.00 25.00 209.615 3513 3513 960 49 8

964 22 - AYLİN İLDENİZ
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 11 0.33 8 6 6.00 42.00 36.00 29.99 209.585 3520 3520 964 7 1

965 405 - ELİF NUR ALTUNDAL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 10 8 7.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 8 4.33 9 11 5.33 38.00 45.00 22.99 209.570 3522 3522 965 91 15

966 182 - OSMAN KILIÇ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 7 2 6.33 7 3 6.00 4 0 4.00 5 1 4.67 9 7 6.67 38.00 22.00 30.67 209.170 3524 3524 966 13 4

967 127 - ASYA GÜMÜŞ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 3 6 1.00 7 1 6.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 3 1 2.67 14 5 12.33 34.00 25.00 25.67 209.141 3529 3529 967 4 4

968 14 - ALEYNASU KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 9 8 6.33 5 2 4.33 5 4 3.67 2 5 0.33 5 8 2.33 10 7 7.67 36.00 34.00 24.66 209.111 3536 3536 968 5 1

969 126 - İKLİM TARHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / A 14 3 13.00 3 3 2.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 2 2 1.33 6 12 2.00 33.00 25.00 24.66 209.111 3536 3536 968 6 3

970 35 - İZZETTİN VURAL
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 10 9 7.00 3 2 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 1 2 0.33 12 8 9.33 32.00 25.00 23.66 209.096 3539 3539 970 5 5

971 141 - HALİME AYHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / B 12 7 9.67 7 2 6.33 3 3 2.00 1 4 -0.33 2 6 0.00 10 10 6.67 35.00 32.00 24.34 208.681 3542 3542 971 7 4

972 103 - MAHMUD ŞEHMAHMUD
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 1 2.67 8 12 4.00 8 12 4.00 43.00 41.00 29.34 208.667 3545 3545 972 32 5

973 208 - AMARA RENGİN KUZU
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 5 4 3.67 3 6 1.00 4 6 2.00 7 12 3.00 39.00 38.00 26.34 208.667 3545 3545 972 50 8

974 116 - MERYEM MACİT
Eskin Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 7 3 6.00 7 2 6.33 1 4 -0.33 4 8 1.33 9 8 6.33 38.00 32.00 27.33 208.622 3550 3550 974 1 1

975 1359 - TUANNA KARAALP
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 14 4 12.67 6 2 5.33 7 3 6.00 2 4 0.67 1 5 -0.67 7 11 3.33 37.00 29.00 27.33 208.622 3550 3550 974 92 6

976 316 - MUHAMMED ÖZKAN
Sürekli Ortaokulu 8 / C 8 9 5.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 0 8.00 8 2 7.33 4 11 0.33 44.00 26.00 35.33 208.607 3553 3553 976 10 10

977 275 - ŞERİF KEREN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 11 7 8.67 8 1 7.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 7 6.67 2 10 -1.33 42.00 33.00 31.02 208.222 3555 3555 977 17 10

978 961 - İREM KURT
Zergan Ortaokulu 8 / A 11 6 9.00 8 1 7.67 8 2 7.33 1 1 0.67 0 7 -2.33 10 7 7.67 38.00 24.00 30.01 208.193 3556 3556 978 24 2

979 344 - SİNAN KAYA
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 13 4 11.67 10 0 10.00 8 1 7.67 1 1 0.67 3 16 -2.33 8 11 4.33 43.00 33.00 32.01 208.178 3559 3559 979 63 2

980 67 - ALEYNA TEMEL
İMKB Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 6 1 5.67 6 4 4.67 0 0 0.00 4 4 2.67 10 10 6.67 35.00 27.00 26.01 208.178 3559 3559 979 17 11



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE
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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

981 131 - PELŞİN SU KUZU
Akyazı Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 5 4 3.67 2 4 0.67 3 6 1.00 8 11 4.33 37.00 36.00 25.01 208.163 3563 3563 981 8 5

982 436 - ECRİN IRM K
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 15 5 13.33 6 2 5.33 8 2 7.33 3 4 1.67 3 10 -0.33 5 10 1.67 40.00 33.00 29.00 208.163 3563 3563 981 93 10

983 252 - BÜNYAMİN KAYA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 11 6 9.00 9 1 8.67 7 2 6.33 4 2 3.33 5 4 3.67 5 12 1.00 41.00 27.00 32.00 208.163 3563 3563 981 32 4

984 250 - BERK MALGİR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 13 4 11.67 8 2 7.33 6 3 5.00 3 3 2.00 2 6 0.00 6 9 3.00 38.00 27.00 29.00 208.163 3563 3563 981 32 4

985 113 - SUDENAZ DEMİRKAYA
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 6 3 5.00 0 2 -0.67 6 2 5.33 5 10 1.67 37.00 27.00 28.00 208.148 3571 3571 985 17 10

986 116 - MUHAMMED SÜĞÜT
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 2 6.33 1 6 -1.00 5 14 0.33 44.00 30.00 34.00 208.148 3571 3571 985 3 3

987 36 - ESMANUR OK
Başak Ortaokulu 8 / A 12 4 10.67 3 3 2.00 7 3 6.00 9 0 9.00 2 2 1.33 5 9 2.00 38.00 21.00 31.00 208.148 3571 3571 985 4 3

988 686 - ARDA
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 10 9 7.00 2 1 1.67 6 4 4.67 0 0 0.00 7 8 4.33 8 8 5.33 33.00 30.00 23.00 208.119 3583 3583 988 33 12

989 161 - MERT TÜR K
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 12 8 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 3 1.00 4 8 1.33 8 11 4.33 40.00 36.00 27.99 208.089 3586 3586 989 51 6

990 297 - EVİN TAŞKAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 13 7 10.67 3 5 1.33 8 1 7.67 0 1 -0.33 0 1 -0.33 8 7 5.67 32.00 22.00 24.68 207.719 3587 3587 990 18 10

991 339 - VİYAN KAYMAZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 10 4.67 41.00 37.00 28.68 207.689 3589 3589 991 19 1

992 110 - NİSA NUR KILIÇ
Doyuran Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 8 1 7.67 1 2 0.33 2 3 1.00 7 11 3.33 39.00 25.00 30.67 207.659 3592 3592 992 1 1

993 133 - KEVSER KOÇHAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 1 4.67 0 0 0.00 7 13 2.67 39.00 25.00 30.67 207.659 3592 3592 992 3 3

994 73 - EMİNE AKCAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 13 5 11.33 4 3 3.00 7 2 6.33 8 2 7.33 2 3 1.00 6 13 1.67 40.00 28.00 30.66 207.644 3596 3596 994 44 5

995 105 - EMİR BARAN BULUT
Dicle Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 5 1 4.67 6 3 5.00 3 4 1.67 7 7 4.67 4 14 -0.67 38.00 34.00 26.67 207.644 3596 3596 994 17 4

996 611 - M HALİM YALÇINKA A
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 10 9 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 3 2.00 4 2 3.33 7 12 3.00 42.00 28.00 32.67 207.644 3596 3596 994 52 21

997 660 - MENESA DİNLER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 8 7 5.67 5 3 4.00 6 2 5.33 0 2 -0.67 4 3 3.00 8 2 7.33 31.00 19.00 24.66 207.644 3596 3596 994 34 5

998 124 - EMİR KORKMAZ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 4 1.67 9 3 8.00 4 16 -1.33 44.00 35.00 32.35 207.215 3608 3608 998 14 10

999 400 - ELİF DEMİRKAYA
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 7 10 3.67 2 0 2.00 3 4 1.67 9 1 8.67 11 6 9.00 4 5 2.33 36.00 26.00 27.34 207.170 3612 3612 999 7 5

1000 438 - MAZLUM KEREN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 12 5 10.33 6 3 5.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 1 5 -0.67 9 9 6.00 34.00 26.00 25.33 207.126 3622 3622 1000 8 7

1001 87 - MESUDE DEMİRKAYA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 14 5 12.33 8 2 7.33 6 2 5.33 6 3 5.00 1 5 -0.67 6 12 2.00 41.00 29.00 31.32 207.111 3624 3624 1001 94 11

1002 1633 - AHMET HARMANCI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 11 5 9.33 8 1 7.67 7 3 6.00 7 1 6.67 4 5 2.33 4 8 1.33 41.00 23.00 33.33 207.111 3624 3624 1001 93 4

1003 810 - MİRAN SAYGIN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 10 10 6.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 1 6.67 4 10 0.67 7 6 5.00 45.00 30.00 35.01 206.711 3628 3628 1003 94 11

1004 872 - NİSANUR TOKYAY
Arıklı Ortaokulu 8 / A 11 4 9.67 9 0 9.00 5 2 4.33 0 0 0.00 2 0 2.00 7 12 3.00 34.00 18.00 28.00 206.681 3631 3631 1004 2 2

1005 18 - EMİRHAN CAYLAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 6 0.00 3 13 -1.33 11 9 8.00 42.00 42.00 28.00 206.681 3631 3631 1004 95 7

1006 35 - DİCLE KARATAY
Akyazı Ortaokulu 8 / B 12 3 11.00 5 3 4.00 6 1 5.67 0 5 -1.67 0 4 -1.33 9 8 6.33 32.00 24.00 24.00 206.667 3635 3635 1006 9 6

1007 623 - ELANUR ÇEÇEN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 5 6 3.00 2 0 2.00 5 1 4.67 2 2 1.33 3 5 1.33 13 4 11.67 30.00 18.00 24.00 206.667 3635 3635 1006 43 1

1008 728 - MEHMET BÜLBÜL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 11 6 9.00 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 4 5 2.33 7 12 3.00 38.00 27.00 28.99 206.637 3643 3643 1008 96 6

1009 257 - ZEYŞANERDEM
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 10 8 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 3 0.00 4 8 1.33 9 9 6.00 39.00 33.00 27.99 206.622 3647 3647 1009 33 9

1010 78 - ASMİN ERKAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 3 2 2.33 2 2 1.33 0 0 0.00 1 0 1.00 9 11 5.33 28.00 22.00 20.66 206.163 3655 3655 1010 19 7

1011 589 - İLAYDA ÖZCAN
İnkılap Ortaokulu 8 / D 14 5 12.33 1 0 1.00 9 1 8.67 1 1 0.67 4 7 1.67 3 5 1.33 32.00 19.00 25.67 206.163 3655 3655 1010 9 3

1012 702 - ENES KANIK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 5 2.33 1 10 -2.33 11 9 8.00 42.00 37.00 29.66 206.163 3655 3655 1010 20 7

1013 134 - ALEYNA ŞERAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 12 5 10.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 4 3 3.00 4 1 3.67 7 11 3.33 28.00 25.00 19.66 206.148 3659 3659 1013 45 1

1014 554 - BERİTAN KOÇHAN
Dicle Ortaokulu 8 / C 7 8 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 9 -3.00 9 8 6.33 10 9 7.00 34.00 46.00 18.66 206.133 3661 3661 1014 18 7

1015 52 - FEHİME ÇAPAT
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 37.00 53.00 19.35 205.733 3664 3664 1015 3 2

1016 47 - ŞEVVAL YALÇIN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 1 4.67 2 4 0.67 6 6 4.00 35.00 29.00 25.35 205.733 3664 3664 1015 5 2

1017 214 - YUSUF EMRE KEPENÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 9 10 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 12 1.00 11 9 8.00 42.00 44.00 27.33 205.689 3671 3671 1017 18 11

1018 0 - YUSUF ELÇİ
Dicle Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 14 1.33 13 7 10.67 40.00 50.00 23.34 205.689 3671 3671 1017 19 5

1019 229 - FAZİL TEKİN
İMKB Ortaokulu 8 / C 10 8 7.33 5 3 4.00 6 3 5.00 1 0 1.00 2 6 0.00 11 9 8.00 35.00 29.00 25.33 205.659 3681 3681 1019 18 2

1020 613 - EMİNE AKSOY
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 12 6 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 3 2.00 3 5 1.33 5 9 2.00 40.00 26.00 31.33 205.659 3681 3681 1019 4 4

1021 611 - SAMET DÜDÜK
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 9 1 8.67 8 5 6.33 8 12 4.00 42.00 41.00 28.33 205.659 3681 3681 1019 44 9

1022 0 - HALİSE DUYAN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 1 1.67 6 6 4.00 5 12 1.00 38.00 33.00 27.01 205.215 3688 3688 1022 14 9

1023 399 - ESRA GÜL KILINÇ
İnkılap Ortaokulu 8 / C 10 6 8.00 8 1 7.67 8 1 7.67 4 1 3.67 3 5 1.33 6 7 3.67 39.00 21.00 32.01 205.200 3690 3690 1023 10 2

1024 481 - OLCAY BAHADUR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 10 8 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 3 1 2.67 5 3 4.00 6 10 2.67 38.00 27.00 29.00 205.185 3692 3692 1024 95 22

1025 23 - ELİ R BULUT
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 9.00 34.00 205.170 3694 3694 1025 20 8

1026 326 - SENEMNUR ADSIZ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 13 2 12.33 3 2 2.33 6 1 5.67 3 4 1.67 1 8 -1.67 7 7 4.67 33.00 24.00 25.00 205.170 3694 3694 1025 36 10

1027 226 - İSA ÇAKA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 14 2 13.33 10 0 10.00 6 3 5.00 5 3 4.00 4 8 1.33 2 11 -1.67 41.00 27.00 31.99 205.126 3699 3699 1027 97 7

1028 0 - MUSTAFA AVCI
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 3 12.00 9 10 5.67 22.00 13.00 17.67 204.711 3706 3706 1028 53 22

1029 223 - BÜŞRA DUYAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 5 4 3.67 7 2 6.33 1 1 0.67 1 3 0.00 12 6 10.00 34.00 25.00 25.67 204.696 3710 3710 1029 11 11
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1030 89 - FATMA DUYAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 1 2 0.33 6 4 4.67 2 1 1.67 2 6 0.00 10 10 6.67 33.00 31.00 22.67 204.696 3710 3710 1029 11 11

1031 25 - EMİNE DEMİR
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 9 9 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 2 1.33 3 2 2.33 9 10 5.67 38.00 28.00 28.66 204.681 3718 3718 1031 2 2

1032 83 - AMARA ÇALIŞ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 13 4 11.67 7 2 6.33 7 2 6.33 5 1 4.67 0 8 -2.67 7 8 4.33 39.00 25.00 30.66 204.667 3722 3722 1032 4 2

1033 687 - MERYEMNUR ÖZKUL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 14 4 12.67 3 5 1.33 6 4 4.67 1 5 -0.67 0 5 -1.67 8 8 5.33 32.00 31.00 21.66 204.667 3722 3722 1032 46 7

1034 498 - HARUN AYDIN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 5 3 4.00 7 3 6.00 1 5 -0.67 7 8 4.33 39.00 28.00 29.66 204.652 3726 3726 1034 34 8

1035 70 - ELİFNUR KARATAŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / B 16 4 14.67 4 3 3.00 6 4 4.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 14.00 26.34 204.222 3728 3728 1035 15 6

1036 642 - MUSTAFA ENGİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 10 10 6.67 4 6 2.00 2 5 0.33 5 3 4.00 5 11 1.33 11 9 8.00 37.00 44.00 22.33 204.193 3730 3730 1036 96 13

1037 554 - HARUN AYAYDIN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 9 10 5.67 5 5 3.33 9 1 8.67 0 5 -1.67 5 8 2.33 10 9 7.00 38.00 38.00 25.33 204.193 3730 3730 1036 98 12

1038 682 - ROZERİN ARSLAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 11 8 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 1 3.67 0 3 -1.00 9 9 6.00 39.00 26.00 30.33 204.178 3736 3736 1038 17 1

1039 512 - SULTAN ÖZBİLGE
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 11 7 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 1 2 0.33 3 3 2.00 5 7 2.67 37.00 21.00 30.01 203.748 3743 3743 1039 34 7

1040 200 - REYHAN AYKUT
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 11 6 9.00 1 0 1.00 7 1 6.67 0 1 -0.33 6 3 5.00 3 4 1.67 28.00 15.00 23.01 203.733 3744 3744 1040 14 6

1041 903 - CELAL ASKAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 1 1 0.67 2 2 1.33 10 10 6.67 36.00 30.00 26.01 203.733 3744 3744 1040 97 6

1042 157 - ABDULLAH KAYMAZ JR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 2 4 0.67 8 12 4.00 39.00 33.00 28.00 203.704 3747 3747 1042 21 5

1043 239 - MEHMETNUR TOPRAK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 5 10 1.67 5 2 4.33 2 7 -0.33 7 3 6.00 9 6 7.00 9 8 6.33 37.00 36.00 25.00 203.704 3747 3747 1042 54 9

1044 99 - RESUL TUTAR
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 9 11 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 8 3.33 9 9 6.00 40.00 42.00 25.99 203.659 3763 3763 1044 3 3

1045 12 - ABDULLAH MEMİŞ
Dicle Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 1 2 0.33 3 7 0.67 6 10 2.67 37.00 31.00 26.67 203.244 3768 3768 1045 20 6

1046 383 - ZÜLEYHA AKMAN
Dikmen Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 4 2 3.33 7 3 6.00 3 4 1.67 2 1 1.67 7 7 4.67 34.00 25.00 25.67 203.230 3770 3770 1046 12 2

1047 585 - YAĞMUR PINAR BASIN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 10 6 8.00 9 0 9.00 6 1 5.67 1 2 0.33 4 1 3.67 4 6 2.00 34.00 16.00 28.67 203.230 3770 3770 1046 98 19

1048 411 - SALİH ÖZKILIÇ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 11 9 8.00 6 3 5.00 9 1 8.67 2 2 1.33 3 10 -0.33 8 6 6.00 39.00 31.00 28.67 203.230 3770 3770 1046 22 4

1049 89 - HİRA NUR ÇELİK
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 4 0 4.00 6 3 5.00 2 9 -1.00 8 10 4.67 41.00 31.00 30.67 203.215 3776 3776 1049 7 7

1050 13 - NEHİR AK*
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 9 7 6.67 5 1 4.67 5 2 4.33 5 2 4.33 5 1 4.67 6 10 2.67 35.00 23.00 27.34 202.770 3785 3785 1050 1 1

1051 675 - SEMANUR ORAL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 9 4 7.67 1 1 0.67 5 4 3.67 3 2 2.33 5 4 3.67 6 5 4.33 29.00 20.00 22.34 202.741 3788 3788 1051 9 1

1052 196 - RAFET DİNLER
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 10 4 8.67 6 2 5.33 6 2 5.33 5 3 4.00 2 7 -0.33 8 8 5.33 37.00 26.00 28.33 202.726 3791 3791 1052 21 1

1053 0 - MERT YAPRAK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 9 9 6.00 7 2 6.33 5 5 3.33 1 0 1.00 4 7 1.67 10 9 7.00 36.00 32.00 25.33 202.726 3791 3791 1052 99 9

1054 499 - SAİT AKBAŞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 8 9 5.00 9 1 8.67 8 1 7.67 0 1 -0.33 1 3 0.00 10 5 8.33 36.00 20.00 29.34 202.711 3793 3793 1054 35 6

1055 35 - RAVZA KILIÇ
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 11 8 8.33 6 3 5.00 9 1 8.67 4 5 2.33 1 6 -1.00 9 9 6.00 40.00 32.00 29.33 202.696 3795 3795 1055 12 12

1056 565 - HASAN AHMED
İnkılap Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 5 4 3.67 8 2 7.33 3 6 1.00 8 9 5.00 11 9 8.00 41.00 44.00 26.33 202.696 3795 3795 1055 11 4

1057 478 - MUSTAFA DEMİ CR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 12 5 10.33 6 3 5.00 3 4 1.67 0 0 0.00 3 8 0.33 8 9 5.00 32.00 29.00 22.33 202.681 3797 3797 1057 64 16

1058 1035 - TALHA AYDIN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 8 11 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 5 8 2.33 10 8 7.33 38.00 32.00 27.32 202.652 3799 3799 1058 100 13

1059 442 - TUANA ARI
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 12 4 10.67 3 3 2.00 9 0 9.00 10 0 10.00 0 4 -1.33 5 7 2.67 39.00 18.00 33.01 202.281 3800 3800 1059 22 7

1060 550 - SUDENAZ ÇELİK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 7 4 5.67 6 0 6.00 5 0 5.00 5 1 4.67 6 3 5.00 5 7 2.67 34.00 15.00 29.01 202.267 3802 3802 1060 55 23

1061 84 - HÜSEYİN AKLAN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 7 9 4.00 33.00 24.00 25.01 202.252 3803 3803 1061 18 11

1062 51 - ASMİN BOZAN
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 8 7 5.67 3 6 1.00 4 3 3.00 0 5 -1.67 4 2 3.33 10 7 7.67 29.00 30.00 19.00 202.237 3805 3805 1062 9 9

1063 731 - EFE EREN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 15 5 13.33 5 4 3.67 5 5 3.33 3 3 2.00 2 8 -0.67 6 11 2.33 36.00 36.00 23.99 202.163 3810 3810 1063 99 14

1064 92 - CEMALETTİN ÖZTÜRK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 7 3 6.00 5 3 4.00 2 2 1.33 8 6 6.00 7 6 5.00 36.00 31.00 25.66 201.704 3820 3820 1064 36 5

1065 378 - NEBİ ONUR DEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 12 5 10.33 2 4 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 10 9 7.00 32.00 40.00 18.66 201.689 3824 3824 1065 19 3

1066 186 - EDA ÖZ LBAYRAK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 5 5 3.33 4 3 3.00 3 2 2.33 1 1 0.67 7 3 6.00 9 8 6.33 29.00 22.00 21.66 201.689 3824 3824 1065 23 6

1067 180 - ABDURRAHMAN KEPENÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 9 8 6.33 2 5 0.33 6 4 4.67 5 4 3.67 11 5 9.33 3 11 -0.67 36.00 37.00 23.66 201.674 3827 3827 1067 20 12

1068 5 - ADLENUR AKDAĞ
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 6 3 5.00 0 0 0.00 8 12 4.00 8 12 4.00 38.00 41.00 24.34 201.259 3829 3829 1068 8 7

1069 149 - GÜLPELDA ALKAN
Dicle Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 3 3.00 0 6 -2.00 8 12 4.00 38.00 35.00 26.33 201.230 3835 3835 1069 21 7

1070 179 - ESRA İLDEM
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 11 9 8.00 3 6 1.00 4 5 2.33 1 0 1.00 2 5 0.33 10 7 7.67 31.00 32.00 20.33 201.230 3835 3835 1069 35 5

1071 0 - MERVE ŞAHİN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 11 6 9.00 10 0 10.00 8 1 7.67 8 0 8.00 2 5 0.33 3 5 1.33 42.00 17.00 36.33 201.200 3841 3841 1071 14 7

1072 18 - ARŞİN HALO
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 13 5 11.33 6 3 5.00 6 4 4.67 0 0 0.00 4 3 3.00 4 11 0.33 33.00 26.00 24.33 201.200 3841 3841 1071 6 6

1073 232 - ALİBARAN VURAL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 5 0.33 7 7 4.67 8 11 4.33 39.00 41.00 25.32 201.200 3841 3841 1071 100 13

1074 631 - SÜLEYMAN KURT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 11 6 9.00 3 7 0.67 6 3 5.00 0 0 0.00 6 14 1.33 7 5 5.33 33.00 35.00 21.33 201.200 3841 3841 1071 24 5

1075 102 - BİLAL
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 11 7 8.67 8 1 7.67 6 3 5.00 7 3 6.00 0 0 0.00 7 10 3.67 39.00 24.00 31.01 200.785 3848 3848 1075 9 3

1076 832 - EMRE DURSUN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 12 6 10.00 6 4 4.67 6 2 5.33 0 2 -0.67 3 4 1.67 7 12 3.00 34.00 30.00 24.00 200.756 3853 3853 1076 10 1

1077 78 - POYRAZ KARADENİ Z
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 2 6 0.00 3 5 1.33 1 3 0.00 5 12 1.00 9 9 6.00 32.00 42.00 18.00 200.756 3853 3853 1076 3 3

1078 278 - EMİRCAN ERKAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 12 4 10.67 7 2 6.33 7 1 6.67 1 2 0.33 2 1 1.67 4 8 1.33 33.00 18.00 27.00 200.756 3853 3853 1076 37 6
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1079 116 - NADİRE TENTİK
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 10 6 8.00 5 2 4.33 5 3 4.00 0 1 -0.33 2 0 2.00 8 9 5.00 30.00 21.00 23.00 200.741 3858 3858 1079 2 2

1080 115 - ELANUR ÇUR
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 4 5 2.33 0 5 -1.67 6 4 4.67 6 9 3.00 32.00 36.00 19.99 200.726 3860 3860 1080 15 8

1081 419 - ŞURA TAYFAN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 4 15 -1.00 4 6 2.00 9 0 9.00 4 6 2.00 11 6 9.00 8 7 5.67 40.00 40.00 26.67 200.267 3871 3871 1081 21 13

1082 423 - BARAN YILDIRIM
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 10 7 7.67 6 2 5.33 5 4 3.67 0 0 0.00 8 3 7.00 3 9 0.00 32.00 25.00 23.67 200.267 3871 3871 1081 56 7

1083 58 - DİLBER ZAMUR
Işıklar Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 7 2 6.33 3 4 1.67 0 1 -0.33 4 5 2.33 7 9 4.00 32.00 28.00 22.67 200.252 3874 3874 1083 16 7

1084 257 - CEMRE YILDIRIM
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 10 10 6.67 5 4 3.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 5 6 3.00 8 11 4.33 38.00 37.00 25.67 200.252 3874 3874 1083 15 7

1085 106 - SU DİNLER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 12 8 9.33 9 1 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 4 5 2.33 41.00 19.00 34.66 200.193 3885 3885 1085 101 23

1086 0 - MELİKE BADAY
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 9 4 7.67 7 2 6.33 3 4 1.67 2 0 2.00 2 4 0.67 8 6 6.00 31.00 20.00 24.34 199.793 3887 3887 1086 47 6

1087 127 - ECRİN DALMIŞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 8 12 4.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 7 7 4.67 7 13 2.67 46.00 38.00 33.34 199.793 3887 3887 1086 57 10

1088 0 - NUN YUŞA DOĞAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 2 3.33 6 10 2.67 8 12 4.00 41.00 41.00 27.33 199.778 3891 3891 1088 102 20

1089 21 - BEKİR DEMİR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 0 12 -4.00 8 11 4.33 39.00 41.00 25.34 199.763 3895 3895 1089 25 8

1090 209 - AHMET ERBEYİ
Fırat Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 7 2 6.33 10 0 10.00 2 5 0.33 2 8 -0.67 6 10 2.67 40.00 32.00 29.33 199.763 3895 3895 1089 4 1

1091 350 - HİLDA ALALİ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 7 8 4.33 3 1 2.67 5 5 3.33 6 2 5.33 2 3 1.00 11 7 8.67 34.00 26.00 25.33 199.748 3900 3900 1091 38 7

1092 88 - HAVİN YUSUFOĞLU
Dikmen Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 2 4 0.67 0 2 -0.67 6 8 3.33 39.00 23.00 31.33 199.704 3905 3905 1092 13 4

1093 857 - BEYZA BAYKARA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / 0 10 5 8.33 6 1 5.67 4 4 2.67 2 6 0.00 3 7 0.67 8 7 5.67 33.00 30.00 23.01 199.289 3908 3908 1093 103 1

1094 403 - CİHAT BAYAT
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 4 1.67 3 3 2.00 7 13 2.67 37.00 36.00 25.01 199.274 3911 3911 1094 22 9

1095 103 - YAĞMUR BOZAN
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 13 5 11.33 9 1 8.67 7 2 6.33 2 2 1.33 2 4 0.67 4 10 0.67 37.00 24.00 29.00 199.274 3911 3911 1094 3 3

1096 97 - BILINT ABDO
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 6 3 5.00 7 2 6.33 2 7 -0.33 5 3 4.00 6 11 2.33 36.00 33.00 25.00 199.259 3915 3915 1096 4 4

1097 209 - HİZNE ANĞAY
İMKB Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 9 0 9.00 5 5 3.33 0 0 0.00 3 5 1.33 8 12 4.00 36.00 30.00 25.99 199.215 3918 3918 1097 19 3

1098 68 - HATİCE GÖKDEMİR
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 3 5 1.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 7 2 6.33 8 9 5.00 32.00 36.00 19.99 199.215 3918 3918 1097 15 5

1099 105 - CİVAN ÖZTÜRK
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 4 3 3.00 0 2 -0.67 2 5 0.33 9 5 7.33 30.00 30.00 19.99 199.215 3918 3918 1097 15 11

1100 53 - YUSUF ERDEM
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 9 9 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 8 10 4.67 5 7 2.67 37.00 31.00 26.68 198.815 3922 3922 1100 65 3

1101 792 - MERVE OKTY
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 7 7 4.67 6 2 5.33 6 1 5.67 7 2 6.33 0 0 0.00 10 7 7.67 36.00 19.00 29.67 198.800 3923 3923 1101 10 4

1102 0 - ZİNET ÖZGÜN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 11 6 9.00 4 3 3.00 8 2 7.33 4 3 3.00 6 7 3.67 4 10 0.67 37.00 31.00 26.67 198.800 3923 3923 1101 18 5

1103 29 - BEYZ ERDEM
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 10 6 8.00 5 4 3.67 5 3 4.00 1 2 0.33 1 3 0.00 9 7 6.67 31.00 25.00 22.67 198.785 3925 3925 1103 6 6

1104 388 - SADİYE KAYA
Sürekli Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 5 5 3.33 7 1 6.67 3 5 1.33 7 13 2.67 42.00 34.00 30.67 198.770 3930 3930 1104 11 11

1105 193 - EYÜP EROL
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 3 2 2.33 11 9 8.00 32.00 28.00 22.66 198.726 3938 3938 1105 26 7

1106 23 - TARIK TEKİN
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 8 9 5.00 5 5 3.33 5 3 4.00 1 1 0.67 4 5 2.33 9 5 7.33 32.00 28.00 22.66 198.726 3938 3938 1105 6 6

1107 613 - ZEYNEP ERDEM
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 10 8 7.33 6 2 5.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 8 1.33 6 8 3.33 41.00 31.00 30.65 198.696 3941 3941 1107 35 10

1108 187 - MUHAMMET ÖZÇELİK
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 10 6 8.00 2 1 1.67 7 1 6.67 1 1 0.67 3 4 1.67 7 7 4.67 30.00 20.00 23.35 198.326 3942 3942 1108 2 2

1109 184 - SÜLEYMAN KALKAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 14 5 12.33 0 0 0.00 4 1 3.67 1 3 0.00 0 1 -0.33 7 10 3.67 26.00 20.00 19.34 198.296 3945 3945 1109 39 6

1110 272 - ASYA BİLEN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 0 5.00 5 13 0.67 5 5 3.33 35.00 38.00 22.33 198.281 3946 3946 1110 8 6

1111 97 - ÖZKAN ERDİN
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 0 5 -1.67 6 9 3.00 6 13 1.67 38.00 41.00 24.33 198.267 3951 3951 1111 4 4

1112 757 - MUSTAFA DEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 2 2.33 11 9 8.00 7 13 2.67 35.00 50.00 18.33 198.267 3951 3951 1111 104 21

1113 139 - AYSEL ÖZTÜRK
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 9 7 6.67 3 3 2.00 7 2 6.33 3 3 2.00 2 0 2.00 8 8 5.33 32.00 23.00 24.33 198.267 3951 3951 1111 17 12

1114 416 - ASMİN ASYA YILDIRIM
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 8 11 4.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 5 3 4.00 11 8 8.33 7 13 2.67 36.00 47.00 20.33 198.252 3957 3957 1114 58 11

1115 176 - BİRHAT AL
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 8 11 4.33 3 3 2.00 6 3 5.00 1 1 0.67 3 2 2.33 11 9 8.00 32.00 29.00 22.33 198.237 3960 3960 1115 27 8

1116 131 - ABİR EL VELİ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 10 8 7.33 7 2 6.33 8 2 7.33 10 0 10.00 0 0 0.00 7 11 3.33 42.00 23.00 34.32 198.222 3963 3963 1116 36 9

1117 566 - ÇEÇAN ER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 9 5 7.33 9 0 9.00 5 5 3.33 4 2 3.33 3 5 1.33 7 9 4.00 37.00 26.00 28.32 198.222 3963 3963 1116 40 12

1118 62 - ASYA SİNCAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 8 10 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 1 0.67 1 1 0.67 9 4 7.67 34.00 21.00 27.01 197.837 3965 3965 1118 105 15

1119 798 - NİSA KARAHAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 11 9 8.00 4 1 3.67 7 3 6.00 3 0 3.00 3 1 2.67 7 13 2.67 35.00 27.00 26.01 197.822 3967 3967 1119 48 8

1120 265 - ROSİL HAMO
Fırat Ortaokulu 8 / B 12 3 11.00 0 0 0.00 9 1 8.67 4 0 4.00 2 4 0.67 3 4 1.67 30.00 12.00 26.01 197.822 3967 3967 1119 5 2

1121 73 - RAMAZ N AKAN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 6 1.00 4 13 -0.33 43.00 33.00 32.01 197.822 3967 3967 1119 19 12

1122 190 - ŞAHADET DEMİR
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 12 8 9.33 7 13 2.67 34.00 54.00 16.01 197.807 3970 3970 1122 9 8

1123 210 - ELANUR ÇELİK
İnkılap Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 1 7 -1.33 2 8 -0.67 2 2 1.33 7 11 3.33 11 7 8.67 31.00 45.00 16.00 197.793 3974 3974 1123 12 5

1124 988 - ZEHRASELÇ*
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 3 7 0.67 9 11 5.33 41.00 39.00 28.00 197.793 3974 3974 1123 101 8

1125 606 - ASMİN BOZKURT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 11 6 9.00 6 3 5.00 8 2 7.33 4 3 3.00 0 3 -1.00 7 7 4.67 36.00 24.00 28.00 197.793 3974 3974 1123 101 5

1126 63 - ADİLE GÖKTAŞ
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 41.00 39.00 28.00 197.793 3974 3974 1123 13 13

1127 411 - MÜBAREK ÖNCEL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 11 6 9.00 7 1 6.67 6 2 5.33 1 1 0.67 2 3 1.00 7 11 3.33 34.00 24.00 26.00 197.763 3983 3983 1127 37 10



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1128 277 - HİND ELVELİ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 0 0 0.00 8 11 4.33 43.00 24.00 34.99 197.748 3987 3987 1128 38 10

1129 390 - ŞERZAN ÇAÇAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 10 0 10.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 14 0.33 9 11 5.33 41.00 48.00 24.99 197.733 3989 3989 1129 59 10

1130 61 - SULTAN SAĞMAN
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 11 7 8.67 5 4 3.67 7 2 6.33 0 1 -0.33 4 4 2.67 6 10 2.67 33.00 28.00 23.68 197.348 3992 3992 1130 7 7

1131 526 - ZERYA GÖKDEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 10 7 7.67 8 1 7.67 6 3 5.00 9 0 9.00 1 1 0.67 6 10 2.67 40.00 22.00 32.68 197.348 3992 3992 1130 106 7

1132 49 - ENİSE TOPDEMİR
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 9 7 6.67 5 3 4.00 6 2 5.33 0 3 -1.00 5 3 4.00 6 7 3.67 31.00 25.00 22.67 197.319 3995 3995 1132 8 8

1133 94 - MİZGİN KURT
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 12 7 9.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 5 0.33 6 9 3.00 6 13 1.67 37.00 43.00 22.67 197.319 3995 3995 1132 16 8

1134 43 - NAZLI ABLAK
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 11 7 8.67 9 0 9.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 4.67 32.00 19.00 25.67 197.319 3995 3995 1132 7 7

1135 222 - BİLAL SIRDAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 4 1.67 7 7 4.67 9 10 5.67 34.00 46.00 18.67 197.304 4000 4000 1135 107 22

1136 1 - MUSTAFA YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 10 6 8.00 9 1 8.67 5 0 5.00 0 0 0.00 5 2 4.33 3 7 0.67 32.00 16.00 26.67 197.289 4005 4005 1136 5 5

1137 68 - BERAT KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / C 10 8 7.33 4 4 2.67 3 4 1.67 0 0 0.00 3 5 1.33 9 7 6.67 29.00 28.00 19.67 197.274 4011 4011 1137 14 3

1138 102 - YUNUS YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 2 0.33 3 2 2.33 8 11 4.33 38.00 28.00 28.66 197.259 4018 4018 1138 6 6

1139 39 - MEHMET ALİ ALPASLAN
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 3 0.00 2 7 -0.33 8 10 4.67 37.00 29.00 27.34 196.815 4023 4023 1139 5 5

1140 75 - NİSANNUR GÜLTAŞ
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 8 0 8.00 7 3 6.00 2 4 0.67 2 7 -0.33 5 12 1.00 38.00 32.00 27.34 196.815 4023 4023 1139 23 10

1141 387 - EZGİ GÜLTAŞ
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 17 3 16.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 4 2.67 3 16 -2.33 5 14 0.33 39.00 47.00 23.34 196.800 4028 4028 1141 24 3

1142 374 - CİHAN ERGÜVEN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 1 2 0.33 7 10 3.67 39.00 29.00 29.33 196.785 4030 4030 1142 49 2

1143 523 - MUHAMMED MEN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 9 6 7.00 4 2 3.33 3 5 1.33 2 4 0.67 4 6 2.00 9 9 6.00 31.00 32.00 20.33 196.785 4030 4030 1142 23 8

1144 31 - BEYZANUR KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / C 14 4 12.67 7 2 6.33 5 4 3.67 4 2 3.33 0 2 -0.67 5 12 1.00 35.00 26.00 26.33 196.785 4030 4030 1142 15 4

1145 128 - KEREM YILDIZ
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 6 2 5.33 5 5 3.33 1 1 0.67 8 7 5.67 9 9 6.00 35.00 35.00 23.33 196.785 4030 4030 1142 4 4

1146 222 - RESUL AKMEŞE
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 12 5 10.33 8 2 7.33 3 3 2.00 0 0 0.00 2 3 1.00 7 13 2.67 32.00 26.00 23.33 196.785 4030 4030 1142 36 6

1147 185 - TÜRKAN AYDIN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 7 2 6.33 2 3 1.00 3 5 1.33 9 9 6.00 36.00 32.00 25.33 196.770 4040 4040 1147 5 5

1148 836 - ZÜBEYİR DÖNDER
Arıklı Ortaokulu 8 / A 11 2 10.33 3 1 2.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 0 3 -1.00 8 9 5.00 29.00 20.00 22.33 196.770 4040 4040 1147 3 3

1149 0 - EMİNE ÖZEL
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 9 4 7.67 5 4 3.67 4 3 3.00 1 0 1.00 2 10 -1.33 10 6 8.00 31.00 27.00 22.01 196.341 4047 4047 1149 19 5

1150 551 - MELİKE *RADENİZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 10 7 7.67 8 1 7.67 3 1 2.67 0 0 0.00 1 1 0.67 7 5 5.33 29.00 15.00 24.01 196.326 4049 4049 1150 108 16

1151 488 - SUDENAZ KINAŞ
Vatan Ortaokulu 8 / C 6 9 3.00 5 1 4.67 5 1 4.67 2 3 1.00 7 0 7.00 6 7 3.67 31.00 21.00 24.01 196.326 4049 4049 1150 36 18

1152 1073 - ZÜHRE YUTAR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 10 9 7.00 1 5 -0.67 7 3 6.00 2 3 1.00 2 3 1.00 9 7 6.67 31.00 30.00 21.00 196.311 4052 4052 1152 103 10

1153 91 - NİSA K* LAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 9 6 7.00 6 3 5.00 6 2 5.33 0 0 0.00 2 4 0.67 9 9 6.00 32.00 24.00 24.00 196.311 4052 4052 1152 37 12

1154 622 - 
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 10 7 7.67 8 1 7.67 6 2 5.33 4 0 4.00 0 0 0.00 8 11 4.33 36.00 21.00 29.00 196.296 4055 4055 1154 45 10

1155 840 - NEHİR AZRA YILMAZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 10 10 6.67 3 6 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 8 9 5.00 7 11 3.33 36.00 48.00 20.00 196.296 4055 4055 1154 109 8

1156 132 - MIZGİN KILINÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 7 7 4.67 5 4 3.67 5 4 3.67 1 2 0.33 3 2 2.33 8 2 7.33 29.00 21.00 22.00 196.281 4060 4060 1156 3 3

1157 267 - ALİ EMİR ABA
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 4 6 2.00 0 1 -0.33 0 2 -0.67 9 11 5.33 33.00 30.00 22.99 196.237 4061 4061 1157 20 13

1158 339 - YUSUF İSLAM
Dicle Ortaokulu 8 / C 8 10 4.67 7 3 6.00 3 4 1.67 2 3 1.00 8 6 6.00 6 8 3.33 34.00 34.00 22.67 195.807 4066 4066 1158 22 8

1159 140 - SERHAT DENİZ KUZU
Akyazı Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 2 6 0.00 4 2 3.33 7 9 4.00 29.00 37.00 16.67 195.807 4066 4066 1158 10 7

1160 32 - CEMRE ÖZTÜRK
Dikmen Ortaokulu 8 / B 12 3 11.00 7 2 6.33 6 4 4.67 3 4 1.67 6 6 4.00 3 15 -2.00 37.00 34.00 25.67 195.807 4066 4066 1158 16 5

1161 174 - MUHAMMET YAVUZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 6 13 1.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 9 11 5.33 10 9 7.00 39.00 49.00 22.67 195.807 4066 4066 1158 60 12

1162 827 - MENESA BABUR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 8 9 5.00 7 2 6.33 6 2 5.33 6 3 5.00 6 9 3.00 7 9 4.00 40.00 34.00 28.66 195.793 4075 4075 1162 110 9

1163 318 - GİZEM KAYA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 9 8 6.33 6 3 5.00 5 2 4.33 1 1 0.67 4 8 1.33 9 9 6.00 34.00 31.00 23.66 195.763 4082 4082 1163 39 11

1164 194 - FATMA KARABOĞA
Fırat Ortaokulu 8 / D 13 4 11.67 6 3 5.00 3 7 0.67 1 3 0.00 0 4 -1.33 7 8 4.33 30.00 29.00 20.34 195.333 4088 4088 1164 6 2

1165 329 - BERAT AŞA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 5 8 2.33 7 1 6.67 4 3 3.00 0 0 0.00 10 2 9.33 4 6 2.00 30.00 20.00 23.33 195.274 4097 4097 1165 40 6

1166 307 - ŞEYMA SEVİM
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 11 7 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 4 2.67 1 7 -1.33 9 10 5.67 37.00 36.00 25.02 194.889 4099 4099 1166 50 5

1167 56 - MUHAMEED GÜMÜŞ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 8 1 7.67 4 5 2.33 8 12 4.00 6 13 1.67 42.00 45.00 27.01 194.859 4100 4100 1167 6 5

1168 286 - BERAT OZAN ÖZDEMİR
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 12 5 10.33 9 1 8.67 4 4 2.67 3 3 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 36.00 30.00 26.01 194.844 4101 4101 1168 6 2

1169 15 - AYSUN YAKUT
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 11 7 8.67 2 2 1.33 5 2 4.33 0 1 -0.33 2 0 2.00 8 12 4.00 28.00 24.00 20.00 194.830 4105 4105 1169 2 2

1170 923 - NİSA CANGİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 10 6 8.00 6 4 4.67 6 3 5.00 7 2 6.33 3 5 1.33 6 10 2.67 38.00 30.00 28.00 194.815 4109 4109 1170 104 8

1171 228 - MENAF KIL Ç
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 9 6 7.00 5 2 4.33 6 1 5.67 2 0 2.00 5 3 4.00 5 9 2.00 32.00 21.00 25.00 194.815 4109 4109 1170 7 3

1172 472 - HÜSAYİN ANDİNÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 12 6 10.00 9 1 8.67 7 1 6.67 1 5 -0.67 2 5 0.33 6 12 2.00 37.00 30.00 27.00 194.800 4114 4114 1172 111 17

1173 42 - EMİNE KAYA
Işıklar Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 3 2 2.33 6 3 5.00 1 2 0.33 3 4 1.67 5 10 1.67 31.00 28.00 21.67 194.370 4123 4123 1173 17 8

1174 862 - ROSİM BAZİD
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 13 5 11.33 0 0 0.00 9 0 9.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 10 2.67 28.00 16.00 22.67 194.341 4127 4127 1174 51 6

1175 842 - HELEN GÖKDEMİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 7 2 6.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 9 2.00 6 12 2.00 37.00 43.00 22.67 194.341 4127 4127 1174 11 2

1176 149 - ASMİN ERMİŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 10 7 7.67 6 2 5.33 6 3 5.00 3 1 2.67 5 7 2.67 6 11 2.33 36.00 31.00 25.67 194.341 4127 4127 1174 41 7



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1177 1004 - YELİZ NAZLI EMÜL
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 9 7 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 2 3 1.00 6 9 3.00 40.00 25.00 31.67 194.341 4127 4127 1174 11 5

1178 95 - EMRE TAŞKIRAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 13 7 10.67 3 7 0.67 5 5 3.33 1 0 1.00 1 3 0.00 8 12 4.00 31.00 34.00 19.67 194.341 4127 4127 1174 38 13

1179 90 - MİRAÇ AKTÜRK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 12 7 9.67 9 1 8.67 8 1 7.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 6 11 2.33 35.00 22.00 27.67 194.326 4136 4136 1179 112 18

1180 309 - ALİ ENES YILMAZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 9 8 6.33 3 14 -1.67 38.00 43.00 23.67 194.311 4138 4138 1180 61 9

1181 118 - HÜSEYİNCAN AKTAŞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 6 3 5.00 7 2 6.33 1 2 0.33 0 2 -0.67 6 10 2.67 33.00 25.00 24.66 194.311 4138 4138 1180 41 7

1182 802 - MERYEM DAĞLI
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 10 6 8.00 3 3 2.00 7 3 6.00 7 2 6.33 1 3 0.00 7 8 4.33 35.00 25.00 26.66 194.296 4145 4145 1182 20 6

1183 645 - SEYİD RIZA VURAL
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 9 7 6.67 6 4 4.67 7 2 6.33 4 2 3.33 2 2 1.33 7 8 4.33 35.00 25.00 26.66 194.296 4145 4145 1182 46 2

1184 366 - SEVGİ ÖZÇEL İK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 10 10 6.67 7 3 6.00 3 7 0.67 5 5 3.33 8 12 4.00 7 13 2.67 40.00 50.00 23.34 193.867 4156 4156 1184 113 19

1185 1418 - ÖMER YUSUF
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 9 10 5.67 9 1 8.67 5 3 4.00 5 3 4.00 7 13 2.67 7 11 3.33 42.00 41.00 28.34 193.852 4158 4158 1185 6 1

1186 195 - SÜLEYMAN DANIŞ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 13 7 10.67 6 3 5.00 7 3 6.00 2 1 1.67 1 6 -1.00 6 9 3.00 35.00 29.00 25.34 193.852 4158 4158 1185 12 8

1187 329 - MAKBULE TÜRKEL
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 1 0.67 5 13 0.67 41.00 29.00 31.34 193.852 4158 4158 1185 24 9

1188 626 - CEMALTAY POYRAZ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 13 4 11.67 7 1 6.67 5 4 3.67 3 2 2.33 1 7 -1.33 5 8 2.33 34.00 26.00 25.34 193.852 4158 4158 1185 47 3

1189 1898 - ZEYNEP ŞAHİN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 8 2 7.33 6 2 5.33 0 0 0.00 3 1 2.67 8 12 4.00 34.00 26.00 25.33 193.837 4163 4163 1189 7 4

1190 52 - HAVİN DEMİR
Yüceli Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 3 2.00 0 0 0.00 7 9 4.00 36.00 23.00 28.33 193.837 4163 4163 1189 2 2

1191 900 - SEMANUR YILMAZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 11 6 9.00 8 2 7.33 6 4 4.67 1 5 -0.67 3 4 1.67 6 11 2.33 35.00 32.00 24.33 193.822 4168 4168 1191 42 8

1192 116 - EVİN ÇELİK
Dicle Ortaokulu 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 13 6 11.00 35.00 53.00 17.33 193.807 4171 4171 1192 23 8

1193 44 - AZİZ GÖKÇEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 11 6 9.00 7 2 6.33 5 3 4.00 1 4 -0.33 6 8 3.33 5 12 1.00 35.00 35.00 23.33 193.807 4171 4171 1192 105 14

1194 8 - MELEK TUNC
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 9 6 7.00 7 1 6.67 4 5 2.33 0 1 -0.33 0 2 -0.67 10 8 7.33 30.00 23.00 22.33 193.793 4175 4175 1194 43 11

1195 1077 - YAĞMUR İL ENİZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 7 12 3.00 8 2 7.33 8 2 7.33 0 2 -0.67 2 3 1.00 10 5 8.33 35.00 26.00 26.32 193.793 4175 4175 1194 106 8

1196 57 - KEVSER GÜZEL
Eşme Ortaokulu 8 / A 12 6 10.00 6 1 5.67 2 7 -0.33 4 3 3.00 0 0 0.00 6 7 3.67 30.00 24.00 22.01 193.363 4181 4181 1196 1 1

1197 521 - YAĞMUR ÖZÇELİK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 10 9 7.00 3 0 3.00 3 4 1.67 8 1 7.67 9 6 7.00 4 16 -1.33 37.00 36.00 25.01 193.363 4181 4181 1196 28 6

1198 117 - SUDENAZ KARAKUŞ
Çıplak Ortaokulu 8 / A 11 5 9.33 6 4 4.67 7 2 6.33 0 0 0.00 1 4 -0.33 8 12 4.00 33.00 27.00 24.00 193.333 4185 4185 1198 4 4

1199 97 - FUNDA KILIÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 9 3 8.00 4 0 4.00 5 1 4.67 2 3 1.00 2 0 2.00 5 5 3.33 27.00 12.00 23.00 193.319 4188 4188 1199 4 4

1200 336 - ENES KILIÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 9 11 5.33 7 3 6.00 4 5 2.33 2 2 1.33 4 0 4.00 8 12 4.00 34.00 33.00 22.99 193.304 4192 4192 1200 114 10

1201 185 - ECRİN ÖZÇELİK
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 14 4 12.67 2 5 0.33 7 3 6.00 4 2 3.33 3 2 2.33 3 14 -1.67 33.00 30.00 22.99 193.304 4192 4192 1200 21 8

1202 1064 - AHMET YASİN AKDAĞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 11 6 9.00 8 2 7.33 4 6 2.00 0 3 -1.00 2 5 0.33 7 8 4.33 32.00 30.00 21.99 193.289 4194 4194 1202 107 14

1203 328 - HÜSEYİN DÜNDAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 2 1.33 4 3 3.00 6 13 1.67 39.00 31.00 28.67 192.874 4197 4197 1203 66 27

1204 144 - MUHAMMED IRMAK
Vatan Ortaokulu 8 / A 4 6 2.00 3 2 2.33 4 3 3.00 0 0 0.00 9 1 8.67 4 1 3.67 24.00 13.00 19.67 192.874 4197 4197 1203 37 13

1205 187 - DİLA AYDEMİR
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 4 2 3.33 0 0 0.00 3 7 0.67 11 3 10.00 30.00 25.00 21.67 192.859 4202 4202 1205 39 14

1206 688 - ELİF BİRİCİK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 9 8 6.33 4 6 2.00 4 5 2.33 2 7 -0.33 3 12 -1.00 11 5 9.33 33.00 43.00 18.66 192.800 4213 4213 1206 8 5

1207 265 - YUSUF ÖZGÜN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 12 3 11.00 6 2 5.33 3 1 2.67 4 1 3.67 1 7 -1.33 4 3 3.00 30.00 17.00 24.34 192.370 4220 4220 1207 67 17

1208 291 - ALEYNA BUDAK
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 3 13 -1.33 4 9 1.00 38.00 32.00 27.34 192.370 4220 4220 1207 16 8

1209 126 - ABDULKADİR AKGÜN
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 9 11 5.33 9 1 8.67 6 4 4.67 1 0 1.00 7 6 5.00 3 4 1.67 35.00 26.00 26.34 192.356 4230 4230 1209 5 3

1210 457 - BÜNYAMİN ÖZERGİN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 9 9 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 1 1 0.67 3 4 1.67 8 11 4.33 36.00 29.00 26.33 192.341 4234 4234 1210 25 10

1211 444 - ESMANUR ÖNCÜ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 11 8 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 2 3 1.00 2 6 0.00 6 9 3.00 38.00 29.00 28.33 192.326 4238 4238 1211 44 3

1212 853 - YUSUF DURGAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 5 5 3.33 0 5 -1.67 3 3 2.00 7 11 3.33 34.00 35.00 22.32 192.311 4243 4243 1212 108 15

1213 662 - HAYRUNNİSA AYGÜN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / 0 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 3 2.00 1 7 -1.33 8 7 5.67 39.00 30.00 29.01 191.911 4247 4247 1213 62 1

1214 389 - MİHRİBAN AKMAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 1 3 0.00 10 0 10.00 4 4 2.67 3 1 2.67 8 10 4.67 34.00 27.00 25.01 191.896 4250 4250 1214 17 6

1215 595 - KUTBEDDİN HAMO
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 8 7 5.67 2 6 0.00 6 2 5.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 8 7 5.67 32.00 39.00 19.00 191.881 4252 4252 1215 45 2

1216 63 - YAREN BAYRAM
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 10 10 6.67 7 12 3.00 38.00 51.00 21.01 191.881 4252 4252 1215 10 9

1217 383 - OZAN KEPENÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 13 7 10.67 2 4 0.67 6 4 4.67 10 0 10.00 0 0 0.00 4 9 1.00 35.00 24.00 27.01 191.881 4252 4252 1215 22 6

1218 581 - ENES CAYLAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 13 4 11.67 5 3 4.00 6 3 5.00 3 2 2.33 1 3 0.00 5 12 1.00 33.00 27.00 24.00 191.867 4257 4257 1218 7 3

1219 66 - AMMAR BOĞA
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 36.00 54.00 17.99 191.807 4270 4270 1219 21 4

1220 168 - HAYRÜNİSA GELERİ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 5 0.33 6 6 4.00 5 13 0.67 37.00 40.00 23.67 191.378 4276 4276 1220 68 21

1221 98 - GÜLİZAR KILINÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 8 7 5.67 5 1 4.67 4 3 3.00 4 2 3.33 4 1 3.67 6 8 3.33 31.00 22.00 23.67 191.378 4276 4276 1220 5 5

1222 126 - AYLİN AY
Işıklı Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 6 3 5.00 2 8 -0.67 4 4 2.67 8 4 6.67 5 10 1.67 33.00 37.00 20.67 191.378 4276 4276 1220 4 4

1223 923 - MERYEM ÇETİN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 11 5 9.33 8 1 7.67 9 0 9.00 1 0 1.00 1 4 -0.33 6 12 2.00 36.00 22.00 28.67 191.363 4280 4280 1223 13 9

1224 415 - NURBANUR ATAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 11 6 9.00 5 4 3.67 6 4 4.67 2 2 1.33 3 3 2.00 6 12 2.00 33.00 31.00 22.67 191.363 4280 4280 1223 29 6

1225 614 - NURSİMA AYAZ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 10 4 8.67 2 4 0.67 3 4 1.67 2 1 1.67 2 7 -0.33 8 6 6.00 27.00 26.00 18.35 190.919 4291 4291 1225 42 13



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1226 26 - FATMA ERDOGA N
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 10 0 10.00 1 3 0.00 1 4 -0.33 8 10 4.67 37.00 29.00 27.34 190.904 4293 4293 1226 4 4

1227 72 - HASAN HALEFOĞLU
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 12 4 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 5 1.33 3 13 -1.33 6 9 3.00 37.00 38.00 24.33 190.889 4295 4295 1227 11 2

1228 5 - ASMİN GÖNÜL
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 7 10 3.67 4 1 3.67 6 4 4.67 6 3 5.00 3 3 2.00 9 8 6.33 35.00 29.00 25.34 190.874 4298 4298 1228 3 3

1229 62 - LOK *N AKA Y
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 12 5 10.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 7 12 3.00 32.00 29.00 22.34 190.874 4298 4298 1228 22 9

1230 621 - MERT CEVHEROĞLU
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 13 3 12.00 1 2 0.33 3 2 2.33 0 0 0.00 4 10 0.67 5 9 2.00 26.00 26.00 17.33 190.874 4298 4298 1228 48 11

1231 10 - BETÜL ALTUĞ
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 11 8 8.33 5 3 4.00 4 6 2.00 0 2 -0.67 1 3 0.00 9 10 5.67 30.00 32.00 19.33 190.859 4306 4306 1231 13 13

1232 268 - ZİLAN ÖTAR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 4 15 -1.00 1 8 -1.67 8 1 7.67 4 6 2.00 11 5 9.33 8 9 5.00 36.00 44.00 21.33 190.844 4309 4309 1232 23 14

1233 155 - AHMET MAHİR YALÇIN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 12 6 10.00 5 3 4.00 4 4 2.67 2 2 1.33 3 2 2.33 5 12 1.00 31.00 29.00 21.33 190.844 4309 4309 1232 40 13

1234 0 - MİRİ BANKKILIÇ
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 3 7.00 11 8 8.33 19.00 11.00 15.33 190.844 4309 4309 1232 25 11

1235 240 - BERKEN ALP
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 3 5 1.33 5 4 3.67 5 3 4.00 9 7 6.67 6 10 2.67 35.00 39.00 22.01 190.430 4322 4322 1235 109 10

1236 31 - AYSELNAZ AYYILDIZ
Günlüce Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 4 4 2.67 7 2 6.33 4 4 2.67 3 7 0.67 9 10 5.67 36.00 36.00 24.01 190.415 4324 4324 1236 6 6

1237 1231 - M ÖMÜR YILDIRIM
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 11 6 9.00 9 1 8.67 7 2 6.33 1 1 0.67 3 4 1.67 3 7 0.67 34.00 21.00 27.01 190.415 4324 4324 1236 110 6

1238 922 - HİRANUR DEMİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 10 10 6.67 7 2 6.33 6 3 5.00 1 2 0.33 1 3 0.00 9 10 5.67 34.00 30.00 24.00 190.400 4327 4327 1238 14 10

1239 260 - NURSILA DURAK
Dicle Ortaokulu 8 / A 9 7 6.67 2 4 0.67 6 2 5.33 2 5 0.33 3 8 0.33 9 7 6.67 31.00 33.00 20.00 190.385 4329 4329 1239 24 7

1240 261 - SELAHADDİ YILMAZ
Fırat Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 3 6 1.00 7 3 6.00 0 2 -0.67 0 3 -1.00 10 10 6.67 31.00 33.00 20.00 190.385 4329 4329 1239 8 2

1241 335 - DİCLE KAYA
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 4 2 3.33 3 6 1.00 7 5 5.33 34.00 30.00 24.00 190.356 4336 4336 1241 8 3

1242 647 - İBRAHİM ÖZME N
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 10 0 10.00 9 1 8.67 2 3 1.00 5 8 2.33 5 11 1.33 41.00 33.00 30.00 190.356 4336 4336 1241 111 16

1243 955 - EMİRHAN KILINÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 11 8 8.33 5 3 4.00 7 2 6.33 2 2 1.33 4 10 0.67 6 8 3.33 35.00 33.00 23.99 190.341 4340 4340 1243 115 2

1244 685 - BERAT TRKGLL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 3 5 1.33 3 6 1.00 8 1 7.67 2 3 1.00 9 9 6.00 33.00 31.00 22.67 189.896 4344 4344 1244 46 12

1245 222 - MUHAMMED AKGÜL
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 10 9 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 2 4 0.67 8 12 4.00 37.00 34.00 25.67 189.896 4344 4344 1244 30 9

1246 76 - NURETTİN ORHAN
Yüceli Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 7 1 6.67 0 0 0.00 3 3 2.00 4 8 1.33 32.00 22.00 24.67 189.881 4351 4351 1246 3 3

1247 136 - ZİLAN AKKURT
Akyazı Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 4 0.67 6 5 4.33 7 13 2.67 35.00 40.00 21.67 189.881 4351 4351 1246 11 8

1248 66 - HEMALİN MELE HASAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 10 9 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 2 4 0.67 5 8 2.33 6 10 2.67 37.00 37.00 24.67 189.881 4351 4351 1246 47 9

1249 336 - ÖMER DARGA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 12 6 10.00 3 6 1.00 4 3 3.00 2 4 0.67 2 5 0.33 7 10 3.67 30.00 34.00 18.67 189.881 4351 4351 1246 31 9

1250 536 - ARİN EROL
Fırat Ortaokulu 8 / B 10 3 9.00 4 2 3.33 5 1 4.67 2 4 0.67 2 5 0.33 7 10 3.67 30.00 25.00 21.67 189.881 4351 4351 1246 9 3

1251 127 - RAMAZAN SAĞLAM
Zergan Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 8 1 7.67 8 2 7.33 1 2 0.33 0 0 0.00 4 6 2.00 33.00 19.00 26.66 189.852 4360 4360 1251 25 3

1252 53 - HAMZA ABDAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 11 9 8.00 38.00 52.00 20.66 189.852 4360 4360 1251 63 11

1253 125 - YUSUF ASLAN
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 37.00 43.00 22.66 189.837 4367 4367 1253 3 3

1254 312 - MİZGİN ASLAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 11 6 9.00 3 4 1.67 4 3 3.00 2 2 1.33 2 8 -0.67 9 11 5.33 31.00 34.00 19.66 189.837 4367 4367 1253 32 2

1255 478 - ELİF ERGÜN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 4 4 2.67 5 5 3.33 9 10 5.67 33.00 41.00 19.34 189.407 4372 4372 1255 64 13

1256 68 - ERZU EREN
Dicle Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 8 1 7.67 8 1 7.67 2 3 1.00 1 8 -1.67 6 13 1.67 38.00 32.00 27.34 189.393 4374 4374 1256 25 8

1257 345 - YASEMİN GÜNDÜZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 11 6 9.00 2 3 1.00 5 2 4.33 1 2 0.33 1 4 -0.33 8 9 5.00 28.00 26.00 19.33 189.393 4374 4374 1256 33 3

1258 11 - EDANUR YILMAZ
Çıplak Ortaokulu 8 / A 13 5 11.33 6 4 4.67 5 4 3.67 3 1 2.67 2 2 1.33 4 13 -0.33 33.00 29.00 23.34 189.378 4377 4377 1258 5 5

1259 424 - NESRİN ÇİFTÇİOĞLUU
Vatan Ortaokulu 8 / D 11 5 9.33 3 1 2.67 4 3 3.00 6 2 5.33 0 0 0.00 5 6 3.00 29.00 17.00 23.33 189.363 4381 4381 1259 38 3

1260 559 - HAYRUNNİSA BADAY
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 12 5 10.33 3 1 2.67 3 0 3.00 0 0 0.00 2 3 1.00 6 11 2.33 26.00 20.00 19.33 189.348 4385 4385 1260 52 9

1261 277 - RÜMEYSA TEK
Dicle Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 6 -1.00 1 12 -3.00 10 8 7.33 36.00 41.00 22.33 189.348 4385 4385 1260 26 9

1262 101 - KÜBRA ÇİMEN
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 12 5 10.33 4 4 2.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 6 8 3.33 24.00 23.00 16.33 189.348 4385 4385 1260 4 4

1263 601 - MEHMET ÖNGÖRÜR
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 9 5 7.33 8 1 7.67 4 2 3.33 2 2 1.33 0 2 -0.67 8 8 5.33 31.00 20.00 24.32 189.319 4389 4389 1263 49 4

1264 756 - MUSTAFA KIDIR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 5 3 4.00 6 2 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7 9 4.00 29.00 21.00 22.00 188.904 4395 4395 1264 116 15

1265 944 - TUANA AKMAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 11 6 9.00 4 1 3.67 6 2 5.33 3 0 3.00 2 7 -0.33 7 11 3.33 33.00 27.00 24.00 188.889 4396 4396 1265 53 10

1266 11 - MELİSA GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 4 6 2.00 6 1 5.67 4 3 3.00 4 2 3.33 6 1 5.67 5 2 4.33 29.00 15.00 24.00 188.889 4396 4396 1265 2 2

1267 53 - HALİL ÖLMEZ
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 10 6 8.00 8 1 7.67 5 4 3.67 0 2 -0.67 3 5 1.33 5 6 3.00 31.00 24.00 23.00 188.874 4404 4404 1267 17 9

1268 330 - ŞERZAN GÜNSEL
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 13 6 11.00 2 5 0.33 5 2 4.33 0 2 -0.67 7 12 3.00 5 15 0.00 32.00 42.00 17.99 188.874 4404 4404 1267 26 12

1269 14 - ALİCAN DİNÇ
Vatan Ortaokulu 8 / D 7 3 6.00 4 1 3.67 8 1 7.67 4 2 3.33 0 0 0.00 8 8 5.33 31.00 15.00 26.00 188.874 4404 4404 1267 39 4

1270 230 - İLHAN ASLAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 9 6 7.00 10 0 10.00 9 1 8.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 4 4 2.67 33.00 13.00 28.68 188.444 4413 4413 1270 41 7

1271 168 - ASLI ÖZBEK
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 11 4 9.67 5 2 4.33 8 1 7.67 0 5 -1.67 0 7 -2.33 7 6 5.00 31.00 25.00 22.67 188.430 4415 4415 1271 3 3

1272 269 - YAĞMUR KARADENİZ
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 7 10 3.67 9 0 9.00 9 1 8.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 9 6 7.00 34.00 19.00 27.67 188.415 4419 4419 1272 23 14

1273 285 - SEMANUP DİNLER
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 8 9 5.00 4 5 2.33 7 3 6.00 1 1 0.67 1 3 0.00 10 7 7.67 31.00 28.00 21.67 188.415 4419 4419 1272 27 13

1274 306 - CEMİLE ARAÇ
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 9 9 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 6 4 4.67 1 0 1.00 6 10 2.67 39.00 25.00 30.67 188.415 4419 4419 1272 12 6



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1275 245 - SERHAT GÜNSEL
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 6 4 4.67 8 1 7.67 8 2 7.33 1 1 0.67 1 2 0.33 9 9 6.00 33.00 19.00 26.67 188.400 4424 4424 1275 28 11

1276 5 - ARA ŞEYHMUHAMMED
Çağıl Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 3 1.00 0 0 0.00 11 9 8.00 34.00 31.00 23.67 188.400 4424 4424 1275 3 3

1277 757 - SAİD GÜLER
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 9 6 7.00 7 1 6.67 4 4 2.67 0 5 -1.67 7 4 5.67 4 11 0.33 31.00 31.00 20.67 188.400 4424 4424 1275 65 8

1278 2 - AYŞE GÖRGÜN
Yumurcak İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 6 3 5.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 1 4.67 5 12 1.00 37.00 31.00 26.67 188.400 4424 4424 1275 1 1

1279 508 - HAVVA DOGAN
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 3 1.00 2 6 0.00 8 12 4.00 38.00 34.00 26.67 188.400 4424 4424 1275 8 8

1280 90 - ŞÜKRÜ YKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 1 2 0.33 7 9 4.00 31.00 28.00 21.67 188.370 4436 4436 1280 7 7

1281 213 - BAHOZ ABİÇ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 8 11 4.33 8 2 7.33 4 5 2.33 1 1 0.67 2 2 1.33 8 4 6.67 31.00 25.00 22.66 188.370 4436 4436 1280 66 10

1282 228 - MUHAMMED BENZİGÜL
Dicle Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 7 2 6.33 3 3 2.00 1 1 0.67 1 2 0.33 9 6 7.00 30.00 25.00 21.66 188.356 4440 4440 1282 27 9

1283 55 - 
Dicle Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 1 0.67 5 7 2.67 5 13 0.67 35.00 35.00 23.34 187.956 4443 4443 1283 28 10

1284 183 - MUHAMET DOĞAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 14 6 12.00 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 37.00 53.00 19.34 187.941 4445 4445 1284 5 1

1285 0 - EREN KANAT
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 14 5 12.33 5 5 3.33 3 4 1.67 0 1 -0.33 2 7 -0.33 4 7 1.67 28.00 29.00 18.34 187.926 4448 4448 1285 15 2

1286 386 - RESUL VURAL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 9 7 6.67 4 4 2.67 2 5 0.33 3 4 1.67 3 8 0.33 10 10 6.67 31.00 38.00 18.34 187.926 4448 4448 1285 24 4

1287 217 - SERHAT KARAASLAN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 9 2.00 8 12 4.00 37.00 47.00 21.33 187.911 4450 4450 1287 18 13

1288 109 - KARDELEN AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 3 2.00 5 14 0.33 12 6 10.00 36.00 47.00 20.33 187.896 4454 4454 1288 2 1

1289 43 - İBRAHİM İLKER AKDUMAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 9 9 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 2 -0.67 4 4 2.67 7 11 3.33 34.00 32.00 23.33 187.896 4454 4454 1288 112 15

1290 84 - EMİNE IRMAK
Eskin Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 9 -1.00 6 9 3.00 38.00 38.00 25.33 187.881 4460 4460 1290 3 2

1291 233 - ZEHRA GÜNENÇ
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 9 10 5.67 4 4 2.67 8 2 7.33 5 3 4.00 1 5 -0.67 9 8 6.33 36.00 32.00 25.33 187.881 4460 4460 1290 14 14

1292 228 - HIDIR BOZAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 8 8 5.33 3 7 0.67 2 2 1.33 0 0 0.00 5 6 3.00 8 6 6.00 26.00 29.00 16.33 187.881 4460 4460 1290 42 15

1293 814 - ARGEŞ KAPLAN
Zergan Ortaokulu 8 / B 11 5 9.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 4 9 1.00 6 5 4.33 27.00 35.00 15.32 187.852 4470 4470 1293 26 10

1294 169 - HİLAL ORTAÇ
Dicle Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 3 3.00 7 7 4.67 7 13 2.67 39.00 39.00 26.01 187.467 4472 4472 1294 29 11

1295 159 - BEJAN AKAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 8 10 4.67 8 1 7.67 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 6.00 34.00 21.00 27.01 187.437 4474 4474 1295 43 16

1296 636 - YUSUF CIRIK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 11 9 8.00 6 2 5.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 8 10 4.67 5 15 0.00 36.00 45.00 21.00 187.422 4475 4475 1296 67 9

1297 974 - AYSUN KARABOĞA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 7 6 5.00 0 6 -2.00 5 5 3.33 6 1 5.67 4 2 3.33 8 10 4.67 30.00 30.00 20.00 187.407 4476 4476 1297 113 11

1298 986 - ROJDA KADAK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 10 6 8.00 4 1 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 2 3 1.00 5 6 3.00 29.00 18.00 23.00 187.407 4476 4476 1297 113 11

1299 339 - ZEKİYE YASAK
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 10 10 6.67 4 5 2.33 5 4 3.67 0 1 -0.33 4 2 3.33 6 8 3.33 29.00 30.00 19.00 187.393 4478 4478 1299 29 14

1300 595 - EYLÜL ERGENÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 12 5 10.33 8 1 7.67 6 3 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 9.00 28.00 187.393 4478 4478 1299 117 11

1301 285 - BAHOZ ÇELİK
Zergan Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 8 2 7.33 7 2 6.33 0 0 0.00 3 5 1.33 9 7 6.67 34.00 27.00 24.99 187.378 4483 4483 1301 27 11

1302 676 - SERVET ÖZTÜRK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 6 9 3.00 1 5 -0.67 6 2 5.33 0 1 -0.33 7 2 6.33 8 11 4.33 28.00 30.00 17.99 187.363 4484 4484 1302 43 6

1303 213 - KEMAL AY
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 8 6 6.00 3 0 3.00 2 3 1.00 1 2 0.33 5 5 3.33 8 11 4.33 27.00 27.00 17.99 187.363 4484 4484 1302 18 9

1304 106 - ELİF CEREN ABUL
Fırat Ortaokulu 8 / C 8 11 4.33 5 3 4.00 7 3 6.00 0 5 -1.67 2 2 1.33 10 9 7.00 32.00 33.00 20.99 187.363 4484 4484 1302 10 3

1305 14 - KEVSER KARADAĞ
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 13 5 11.33 8 1 7.67 8 2 7.33 0 0 0.00 2 2 1.33 3 14 -1.67 34.00 24.00 25.99 187.348 4487 4487 1305 6 2

1306 963 - ENGİN GÖKÇEN
Zergan Ortaokulu 8 / C 10 6 8.00 9 1 8.67 5 4 3.67 0 1 -0.33 2 1 1.67 5 9 2.00 31.00 22.00 23.68 186.948 4490 4490 1306 28 11

1307 790 - İREM NUR ERMİŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 9 10 5.67 6 4 4.67 4 4 2.67 2 4 0.67 6 8 3.33 7 10 3.67 34.00 40.00 20.68 186.948 4490 4490 1306 48 12

1308 54 - MEHMETSIDDIK YILMAZ
Çıplak Ortaokulu 8 / A 9 6 7.00 0 0 0.00 6 2 5.33 0 0 0.00 4 1 3.67 5 7 2.67 24.00 16.00 18.67 186.948 4490 4490 1306 6 6

1309 105 - AVŞİN KORUL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 10 10 6.67 6 3 5.00 5 5 3.33 6 3 5.00 9 10 5.67 4 15 -1.00 40.00 46.00 24.67 186.948 4490 4490 1306 25 15

1310 270 - DOĞAN EMEN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 11 6 9.00 4 3 3.00 4 1 3.67 2 2 1.33 1 1 0.67 6 9 3.00 28.00 22.00 20.67 186.933 4494 4494 1310 19 10

1311 237 - ZENAN DUYAN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 1 2.67 7 3 6.00 4 16 -1.33 34.00 40.00 20.67 186.933 4494 4494 1310 18 10

1312 1202 - MUHAMMED DEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 2 13 -2.33 0 6 -2.00 3 5 1.33 1 1 0.67 12 4 10.67 9 8 6.33 27.00 37.00 14.67 186.933 4494 4494 1310 115 16

1313 646 - ÖMER AYGÜN
İnkılap Ortaokulu 8 / D 9 7 6.67 0 4 -1.33 8 2 7.33 1 1 0.67 4 6 2.00 7 8 4.33 29.00 28.00 19.67 186.919 4500 4500 1313 13 5

1314 163 - GÜLBİN ZOZAN BİRGÜL
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 13 7 10.67 3 1 2.67 6 3 5.00 0 3 -1.00 1 3 0.00 5 8 2.33 28.00 25.00 19.67 186.919 4500 4500 1313 37 10

1315 97 - ZEHRA KOŞAR
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 10 8 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 4 2.67 4 8 1.33 6 13 1.67 40.00 37.00 27.67 186.904 4505 4505 1315 4 4

1316 234 - EMRE ÇAKI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 10 5 8.33 8 0 8.00 7 2 6.33 1 2 0.33 1 3 0.00 6 10 2.67 33.00 22.00 25.66 186.904 4505 4505 1315 116 9

1317 237 - BÜNYAMİN DEMİR
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 11 8 8.33 3 4 1.67 5 4 3.67 0 0 0.00 5 9 2.00 5 6 3.00 29.00 31.00 18.67 186.904 4505 4505 1315 9 3

1318 196 - NARİN YILDIRIM
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 10 8 7.33 5 3 4.00 8 2 7.33 3 3 2.00 5 4 3.67 4 11 0.33 35.00 31.00 24.66 186.889 4511 4511 1318 17 9

1319 99 - EDA BAYIRLI
Dicle Ortaokulu 8 / C 10 7 7.67 2 3 1.00 2 5 0.33 0 0 0.00 5 2 4.33 5 8 2.33 24.00 25.00 15.66 186.889 4511 4511 1318 30 10

1320 239 - M ŞERİF ŞAN
Sürekli Ortaokulu 8 / B 8 10 4.67 5 5 3.33 3 3 2.00 1 0 1.00 4 7 1.67 10 10 6.67 31.00 35.00 19.34 186.474 4522 4522 1320 12 1

1321 1110 - YUSUF DEMİRAT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 3 1.00 2 4 0.67 5 10 1.67 35.00 29.00 25.34 186.474 4522 4522 1320 117 17

1322 512 - EMİR DEGER
Zergan Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 4 5 2.33 7 1 6.67 0 0 0.00 4 7 1.67 8 9 5.00 31.00 29.00 21.34 186.459 4524 4524 1322 29 12

1323 403 - İLKNURV URAL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 5 2.33 4 12 0.00 11 9 8.00 38.00 47.00 22.33 186.415 4533 4533 1323 49 3



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1324 793 - MERVE AKMAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 11 6 9.00 9 0 9.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 11.00 31.33 186.415 4533 4533 1323 13 3

1325 975 - YAĞMUR VERDİ UÇAR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 8 9 5.00 4 4 2.67 6 4 4.67 3 1 2.67 3 12 -1.00 10 6 8.00 34.00 36.00 22.01 185.941 4554 4554 1325 54 9

1326 62 - SANEM KURTAY
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 3 0.00 7 10 3.67 34.00 36.00 22.01 185.941 4554 4554 1325 20 11

1327 251 - MUHAMMED İSMET YEŞİL
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 9 9 6.00 4 4 2.67 5 5 3.33 3 5 1.33 3 9 0.00 10 10 6.67 34.00 42.00 20.00 185.941 4554 4554 1325 18 10

1328 689 - HİRANUR İLHAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 6 13 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 4 0.67 7 8 4.33 11 9 8.00 32.00 48.00 16.00 185.926 4559 4559 1328 50 13

1329 1215 - NAM AYDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 12 4 10.67 9 1 8.67 6 3 5.00 5 2 4.33 1 11 -2.67 5 9 2.00 38.00 30.00 28.00 185.926 4559 4559 1328 118 17

1330 42 - HAVİN BAYKARA
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 9 9 6.00 5 2 4.33 4 4 2.67 3 4 1.67 1 0 1.00 8 8 5.33 30.00 27.00 21.00 185.911 4565 4565 1330 7 6

1331 31 - BEYZANUR GÜMÜŞ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 4 8 1.33 2 4 0.67 5 1 4.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 14 6 12.00 29.00 33.00 18.00 185.911 4565 4565 1330 7 6

1332 846 - AYFER SOLHAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 10 7 7.67 7 2 6.33 8 2 7.33 1 2 0.33 2 6 0.00 5 5 3.33 33.00 24.00 24.99 185.911 4565 4565 1330 22 6

1333 421 - ELFİDA KAPLAN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 12 5 10.33 2 4 0.67 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 3 9 0.00 34.00 21.00 27.00 185.911 4565 4565 1330 26 7

1334 134 - SİMGE KUZU
Akyazı Ortaokulu 8 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 5 2 4.33 9 0 9.00 0 5 -1.67 5 8 2.33 38.00 21.00 30.99 185.867 4579 4579 1334 12 4

1335 1 - AHMET BEŞER
Günlüce Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 0 7 -2.33 4 12 0.00 7 13 2.67 40.00 43.00 25.68 185.467 4582 4582 1335 7 7

1336 2 - SEMANUR KAHRAMAN
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 11 6 9.00 5 3 4.00 7 3 6.00 6 3 5.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 40.00 43.00 25.67 185.452 4584 4584 1336 1 1

1337 327 - BASAK SÜLEYMANLL
İstiklal Ortaokulu 8 / C 9 8 6.33 5 1 4.67 5 5 3.33 2 1 1.67 0 0 0.00 9 10 5.67 30.00 25.00 21.67 185.437 4589 4589 1337 7 1

1338 110 - KEVSER DEMİR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 11 5 9.33 3 6 1.00 2 6 0.00 5 5 3.33 7 10 3.67 5 14 0.33 33.00 46.00 17.66 185.407 4601 4601 1338 38 14

1339 434 - EMİRCAN BUĞDAYCI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 11 9 8.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 0 4 -1.33 5 8 2.33 7 13 2.67 33.00 44.00 18.33 184.933 4618 4618 1339 119 9

1340 489 - AYŞE KORHAN
Zergan Ortaokulu 8 / D 8 9 5.00 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 5 2 4.33 4 5 2.33 30.00 23.00 22.33 184.904 4625 4625 1340 30 4

1341 25 - AYŞE GÜMÜŞ
Akyazı Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 7 3 6.00 5 3 4.00 1 1 0.67 3 2 2.33 8 11 4.33 32.00 29.00 22.33 184.904 4625 4625 1340 13 9

1342 74 - ABDULAH ALİ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 8 8 5.33 4 6 2.00 6 2 5.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 33.00 41.00 19.32 184.889 4627 4627 1342 51 4

1343 227 - SÜMEYYE KAHRAMAN
Işıklar Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 7 2 6.33 6 4 4.67 2 4 0.67 0 4 -1.33 3 3 2.00 31.00 24.00 23.01 184.489 4629 4629 1343 19 9

1344 488 - BİLAL ÇEÇAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 11 4 9.67 8 1 7.67 8 1 7.67 1 2 0.33 1 4 -0.33 4 9 1.00 33.00 21.00 26.01 184.489 4629 4629 1343 44 8

1345 20 - KÜBRA ACAR
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 8 11 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 3 1.00 9 7 6.67 2 7 -0.33 36.00 33.00 25.00 184.459 4632 4632 1345 6 4

1346 625 - MİZGİN BARIK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 8 2 7.33 4 3 3.00 0 0 0.00 1 5 -0.67 7 10 3.67 31.00 27.00 22.00 184.459 4632 4632 1345 34 10

1347 159 - İSMAİL KALKAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 8 3 7.00 3 3 2.00 2 2 1.33 2 1 1.67 5 3 4.00 5 9 2.00 25.00 21.00 18.00 184.444 4635 4635 1347 45 7

1348 0 - RONAİ GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 4 5 2.33 7 1 6.67 4 3 3.00 4 2 3.33 6 1 5.67 4 3 3.00 29.00 15.00 24.00 184.444 4635 4635 1347 3 3

1349 102 - YUSUF TEZDÖNEN
Başak Ortaokulu 8 / B 10 5 8.33 8 1 7.67 3 5 1.33 0 0 0.00 4 5 2.33 3 5 1.33 28.00 21.00 20.99 184.385 4644 4644 1349 5 2

1350 92 - FADİLE KILIÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 4 4 2.67 6 4 4.67 4 4 2.67 4 4 2.67 9 3 8.00 32.00 31.00 21.68 183.985 4647 4647 1350 5 5

1351 345 - DİCLE EREN
Zergan Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 14 6 12.00 32.00 58.00 12.67 183.970 4650 4650 1351 31 13

1352 75 - AHMET OSMAN
Zergan Ortaokulu 8 / D 10 10 6.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 9 11 5.33 32.00 58.00 12.67 183.970 4650 4650 1351 31 5

1353 605 - YAĞMUR KILINÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 7 12 3.00 41.00 31.00 30.67 183.970 4650 4650 1351 118 16

1354 568 - MAHMUT KAVAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 10 6 8.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 4 0.67 2 4 0.67 6 8 3.33 31.00 31.00 20.67 183.956 4653 4653 1354 52 13

1355 244 - HİRAN R ÇAÇA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 10 6 8.00 2 4 0.67 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 5 9 2.00 34.00 22.00 26.67 183.956 4653 4653 1354 27 8

1356 293 - BERAT DİNLER
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 10 10 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 3 2.00 8 9 5.00 30.00 43.00 15.66 183.956 4653 4653 1354 44 8

1357 498 - MEDİNE SAĞLAM
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 9 11 5.33 41.00 46.00 25.67 183.941 4658 4658 1357 26 2

1358 162 - ELİF CAN AYDOĞAN
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 1 6 -1.00 1 2 0.33 5 8 2.33 32.00 28.00 22.67 183.941 4658 4658 1357 5 1

1359 143 - VEYSİCAN YILDIRIM
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 13 7 10.67 5 4 3.67 5 5 3.33 5 2 4.33 1 8 -1.67 6 11 2.33 35.00 37.00 22.66 183.926 4663 4663 1359 119 14

1360 72 - AMED ŞERİF BOZYEL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 10 5 8.33 9 1 8.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 6 8 3.33 31.00 28.00 21.66 183.911 4667 4667 1360 120 20

1361 596 - ZİLAN SALMAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 10 6 8.00 8 1 7.67 7 2 6.33 0 0 0.00 0 2 -0.67 7 11 3.33 32.00 22.00 24.66 183.911 4667 4667 1360 35 1

1362 12 - AYŞEGÜL SİVLİM
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 3 1.00 9 11 5.33 35.00 40.00 21.66 183.911 4667 4667 1360 15 15

1363 19 - MUSHAP ER
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 9 11 5.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 0 2 -0.67 9 11 5.33 38.00 34.00 26.66 183.896 4672 4672 1363 2 2

1364 2 - SAMET AKKUŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 9 10 5.67 1 1 0.67 6 4 4.67 3 4 1.67 3 12 -1.00 9 4 7.67 31.00 35.00 19.35 183.511 4674 4674 1364 53 5

1365 7 - BERİTAN EROL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 11 7 8.67 3 5 1.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 1 6 -1.00 8 10 4.67 32.00 38.00 19.34 183.496 4675 4675 1365 120 12

1366 395 - PELŞİN ATA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 10 9 7.00 6 4 4.67 6 3 5.00 4 4 2.67 4 9 1.00 7 12 3.00 37.00 41.00 23.34 183.467 4679 4679 1366 55 6

1367 63 - MEDİNE ASLAN
Yüceli Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 6 3 5.00 6 1 5.67 2 1 1.67 2 1 1.67 8 11 4.33 32.00 26.00 23.34 183.467 4679 4679 1366 4 4

1368 28 - ZEYNEP TÜRKOĞLU
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 5 0.33 6 5 4.33 6 13 1.67 34.00 41.00 20.33 183.452 4682 4682 1368 19 6

1369 428 - ŞİYAR OĞUZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 9 8 6.33 6 2 5.33 5 4 3.67 0 2 -0.67 9 4 7.67 2 12 -2.00 31.00 32.00 20.33 183.452 4682 4682 1368 68 10

1370 218 - ZEYNEP KOLBAŞI
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 12 8 9.33 3 6 1.00 8 2 7.33 8 0 8.00 2 4 0.67 5 15 0.00 38.00 35.00 26.33 183.452 4682 4682 1368 28 9

1371 253 - PINAR KAYA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 12 8 9.33 3 6 1.00 8 2 7.33 8 0 8.00 1 1 0.67 5 15 0.00 37.00 32.00 26.33 183.452 4682 4682 1368 28 9

1372 379 - ROJİN ÇET N
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 11 6 9.00 5 1 4.67 7 2 6.33 1 3 0.00 2 6 0.00 6 11 2.33 32.00 29.00 22.33 183.437 4687 4687 1372 46 5



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
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Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500
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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1373 256 - YUS F ENGİN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 13 6 11.00 5 5 3.33 2 5 0.33 0 2 -0.67 2 6 0.00 4 5 2.33 26.00 29.00 16.32 183.422 4691 4691 1373 16 3

1374 82 - BÜŞRA ASLAN
Dicle Ortaokulu 8 / C 6 12 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 4 1.67 11 5 9.33 6 14 1.33 34.00 47.00 18.33 183.422 4691 4691 1373 31 11

1375 577 - MAZLUM DOĞN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 12 8 9.33 8 1 7.67 7 3 6.00 0 0 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 33.00 26.00 24.33 183.422 4691 4691 1373 36 7

1376 795 - FURKAN KORHAN
Zergan Ortaokulu 8 / B 9 10 5.67 9 1 8.67 6 2 5.33 0 2 -0.67 4 5 2.33 6 10 2.67 34.00 30.00 24.00 182.978 4701 4701 1376 33 14

1377 184 - FURKAN ÖZMEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 9 9 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 5 3 4.00 0 0 0.00 6 7 3.67 35.00 24.00 27.00 182.978 4701 4701 1376 14 7

1378 836 - HASAN AVCİL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 10 7 7.67 10 0 10.00 7 2 6.33 0 1 -0.33 1 6 -1.00 6 8 3.33 34.00 24.00 26.00 182.963 4706 4706 1378 17 11

1379 120 - AHE T YILDAN
Sürekli Ortaokulu 8 / C 6 5 4.33 3 4 1.67 8 1 7.67 2 2 1.33 6 4 4.67 5 8 2.33 30.00 24.00 22.00 182.948 4712 4712 1379 13 12

1380 0 - HİRA ÖZDEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 12 8 9.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 1 5 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 29.00 45.00 13.99 182.948 4712 4712 1379 30 5

1381 44 - CİHAT DUMAN
Zergan Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 3 0.00 1 3 0.00 5 8 2.33 34.00 27.00 24.99 182.933 4718 4718 1381 34 4

1382 421 - DERSİM ZEYN DOĞANAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 11 6 9.00 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 1 2 0.33 2 2 1.33 29.00 15.00 24.00 182.933 4718 4718 1381 121 21

1383 500 - ŞEHMUS EŞİYOK
Vatan Ortaokulu 8 / B 11 8 8.33 5 3 4.00 4 3 3.00 2 3 1.00 2 2 1.33 5 8 2.33 29.00 27.00 19.99 182.904 4720 4720 1383 40 5

1384 140 - HACER KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 6 12 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 2 0 2.00 10 10 6.67 35.00 34.00 23.68 182.504 4722 4722 1384 9 8

1385 281 - ŞÜKRAN BAĞCİVANÇİ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 11 7 8.67 5 2 4.33 4 4 2.67 1 5 -0.67 6 6 4.00 4 13 -0.33 31.00 37.00 18.67 182.504 4722 4722 1384 9 4

1386 222 - NAZLI KORUL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 2 15 -3.00 1 9 -2.00 9 0 9.00 4 6 2.00 12 6 10.00 7 7 4.67 35.00 43.00 20.67 182.489 4727 4727 1386 31 16

1387 201 - HALİM AYDOĞAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 12 3 11.00 2 1 1.67 4 2 3.33 5 3 4.00 0 0 0.00 4 10 0.67 27.00 19.00 20.67 182.489 4727 4727 1386 30 2

1388 251 - ZEHRA CENGİZ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 3 1.00 3 1 2.67 7 13 2.67 35.00 34.00 23.67 182.489 4727 4727 1386 9 1

1389 163 - CAN TEK
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 4 1 3.67 3 1 2.67 2 2 1.33 1 0 1.00 8 8 5.33 26.00 19.00 19.67 182.474 4733 4733 1389 20 14

1390 511 - MUSTAFA ŞAHİN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 11 7 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 4 2 3.33 0 0 0.00 1 0 1.00 31.00 13.00 26.66 182.474 4733 4733 1389 37 8

1391 0 - EMRE YILDIZ
Başak Ortaokulu 8 / A 10 6 8.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 3 2 2.33 4 9 1.00 32.00 31.00 21.67 182.459 4736 4736 1391 6 4

1392 110 - ECRİN ÇETİN
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 6 6 4.00 5 0 5.00 3 3 2.00 4 2 3.33 6 0 6.00 5 11 1.33 29.00 22.00 21.66 182.444 4738 4738 1392 4 4

1393 340 - ESMA ÇETİNKAYA
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 10 5 8.33 4 4 2.67 2 1 1.67 0 2 -0.67 3 5 1.33 7 11 3.33 26.00 28.00 16.66 182.415 4743 4743 1393 10 3

1394 24 - ŞÜKRAN AKAY
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 4 16 -1.33 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 10 10 6.67 9 10 5.67 39.00 50.00 22.34 182.030 4744 4744 1394 5 5

1395 341 - YAĞMUR DİNÇ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 7 13 2.67 7 12 3.00 36.00 53.00 18.34 182.015 4745 4745 1395 38 4

1396 235 - YILDIZ TUMUR
Dikmen Ortaokulu 8 / C 13 4 11.67 4 2 3.33 5 1 4.67 1 1 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 8.00 20.34 182.000 4748 4748 1396 18 5

1397 207 - YAĞMUR DEMİR
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 12 8 9.33 7 13 2.67 33.00 56.00 14.34 182.000 4748 4748 1396 12 10

1398 52 - KİNEM YALÇIN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 1 7 -1.33 1 4 -0.33 0 3 -1.00 0 6 -2.00 13 4 11.67 8 11 4.33 23.00 35.00 11.34 182.000 4748 4748 1396 39 15

1399 371 - MUHAMMED VURAL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 9 7 6.67 4 4 2.67 3 4 1.67 2 5 0.33 3 7 0.67 9 11 5.33 30.00 38.00 17.34 182.000 4748 4748 1396 32 6

1400 153 - AMİNE AYDOĞAN
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 10 8 7.33 4 1 3.67 4 6 2.00 2 1 1.67 3 1 2.67 4 6 2.00 27.00 23.00 19.34 181.985 4754 4754 1400 6 2

1401 439 - YUSUF E *EN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 6 5 4.33 3 0 3.00 4 0 4.00 1 2 0.33 4 3 3.00 6 4 4.67 24.00 14.00 19.33 181.970 4757 4757 1401 47 8

1402 753 - MELEK ASLAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 10 9 7.00 4 5 2.33 7 3 6.00 0 3 -1.00 5 6 3.00 5 9 2.00 31.00 35.00 19.33 181.970 4757 4757 1401 23 7

1403 85 - MEHMETSAİT ERTAŞ
Günlüce Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 10 10 6.67 34.00 56.00 15.33 181.956 4765 4765 1403 8 8

1404 312 - VELAT ÇELİK
Zergan Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 6 4 4.67 6 3 5.00 4 3 3.00 4 3 3.00 7 8 4.33 34.00 32.00 23.33 181.941 4769 4769 1404 35 15

1405 112 - SELEHATTİN BOZKURT
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 11 3.33 37.00 50.00 20.33 181.941 4769 4769 1404 31 12

1406 71 - OSMAN ERDOĞAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 1 0 1.00 2 4 0.67 4 3 3.00 2 0 2.00 5 8 2.33 25.00 23.00 17.33 181.941 4769 4769 1404 40 2

1407 200 - FATMA KILIÇ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 7 3 6.00 2 2 1.33 2 3 1.00 3 2 2.33 4 2 3.33 7 11 3.33 25.00 23.00 17.32 181.926 4774 4774 1407 21 15

1408 213 - RUBAR ÇİÇEK DEMİRCAN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 3 2 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 2 1 1.67 7 7 4.67 26.00 21.00 19.01 181.541 4775 4775 1408 22 16

1409 209 - DİCLENUR YILDIZ
Zergan Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 18.00 23.01 181.511 4780 4780 1409 36 16

1410 978 - YAKUP AKTAŞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 3 3.00 4 5 2.33 4 16 -1.33 40.00 36.00 28.00 181.481 4782 4782 1410 56 7

1411 89 - ZEYNEP ADANIR
Zergan Ortaokulu 8 / C 7 7 4.67 0 7 -2.33 2 6 0.00 2 2 1.33 4 6 2.00 10 8 7.33 25.00 36.00 13.00 181.481 4782 4782 1410 37 12

1412 753 - SAİT DENKTAŞ
Zergan Ortaokulu 8 / C 7 9 4.00 8 1 7.67 8 0 8.00 0 2 -0.67 5 1 4.67 5 11 1.33 33.00 24.00 25.00 181.481 4782 4782 1410 37 12

1413 26 - BEYTULLAH GÜMÜŞ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 8 1 7.67 4 4 2.67 6 10 2.67 6 11 2.33 38.00 42.00 24.00 181.467 4791 4791 1413 10 9

1414 131 - SUDENAZ DENLİ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 6 1 5.67 2 4 0.67 4 2 3.33 4 14 -0.67 33.00 33.00 22.00 181.437 4793 4793 1414 39 10

1415 263 - BÜNYAMİN AKIN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 8 9 5.00 9 1 8.67 7 2 6.33 2 2 1.33 1 2 0.33 8 11 4.33 35.00 27.00 25.99 181.437 4793 4793 1414 121 9

1416 618 - MUHAMMED ELHADİ
İnkılap Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 5 5 3.33 8 1 7.67 3 2 2.33 2 7 -0.33 8 10 4.67 35.00 34.00 23.67 181.022 4799 4799 1416 14 2

1417 108 - UMUT DEMIR
Eşme Ortaokulu 8 / A 8 7 5.67 7 0 7.00 2 4 0.67 5 2 4.33 0 0 0.00 7 6 5.00 29.00 19.00 22.67 181.007 4802 4802 1417 2 2

1418 0 - HAMZA BOZAN
İMKB Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 13.00 22.67 181.007 4802 4802 1417 20 12

1419 30 - FATMA NAZ TURĞUT
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 7 7.67 8 6 6.00 18.00 13.00 13.67 181.007 4802 4802 1417 10 7

1420 184 - HACR KESEN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 10 9 7.00 8 1 7.67 7 3 6.00 4 1 3.67 1 0 1.00 6 14 1.33 36.00 28.00 26.67 180.978 4815 4815 1420 4 4

1421 601 - MERAL ESEN
İMKB Ortaokulu 8 / C 7 5 5.33 4 2 3.33 7 2 6.33 2 3 1.00 4 6 2.00 6 7 3.67 30.00 25.00 21.66 180.978 4815 4815 1420 21 4



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1422 135 - ESMANUR ELÇİBOĞA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 0 12 -4.00 5 12 1.00 40.00 37.00 27.66 180.978 4815 4815 1420 41 4

1423 39 - ASMİN SEVİŞ
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 10 9 7.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 5 12 1.00 8 11 4.33 34.00 49.00 17.66 180.963 4820 4820 1423 2 2

1424 0 - TARIK AKYÜZ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 8 11 4.33 7 2 6.33 6 4 4.67 7 2 6.33 5 5 3.33 6 13 1.67 39.00 37.00 26.66 180.963 4820 4820 1423 33 11

1425 56 - HERDEM FARABİ KORTAK
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 10 7 7.67 9 1 8.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 7 12 3.00 34.00 32.00 23.35 180.548 4829 4829 1425 24 10

1426 303 - BEKEN AKKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 2 2.33 4 6 2.00 6 10 2.67 35.00 35.00 23.34 180.533 4831 4831 1426 122 18

1427 447 - FEHİME GÜL AKKOYUN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 9 5 7.33 0 0 0.00 4 4 2.67 1 0 1.00 1 4 -0.33 9 10 5.67 24.00 23.00 16.34 180.519 4834 4834 1427 15 3

1428 561 - HARUN SAVUCI
İnkılap Ortaokulu 8 / D 6 10 2.67 3 4 1.67 4 6 2.00 0 0 0.00 6 6 4.00 8 6 6.00 27.00 32.00 16.34 180.519 4834 4834 1427 15 6

1429 39 - ELİF KARATAY
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 2 5 0.33 4 6 2.00 2 2 1.33 3 4 1.67 10 8 7.33 28.00 35.00 16.33 180.504 4839 4839 1429 6 6

1430 765 - FAHRİYE ÇAÇA
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 8 10 4.67 3 3 2.00 6 2 5.33 3 4 1.67 5 5 3.33 7 11 3.33 32.00 35.00 20.33 180.474 4849 4849 1430 24 6

1431 94 - EMİNE AKGÜN
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 10 9 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 2 3 1.00 6 8 3.33 2 8 -0.67 36.00 32.00 25.33 180.459 4855 4855 1431 7 5

1432 65 - AHMED BURAK
İMKB Ortaokulu 8 / A 4 3 3.00 1 7 -1.33 3 6 1.00 0 0 0.00 7 5 5.33 8 8 5.33 23.00 29.00 13.33 180.459 4855 4855 1431 22 13

1433 307 - AMANULLAH KORHAN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 7 2 6.33 7 3 6.00 4 2 3.33 6 6 4.00 7 11 3.33 37.00 35.00 25.32 180.444 4857 4857 1433 23 7

1434 1114 - ZARİFE YALÇINKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 9 9 6.00 5 5 3.33 8 2 7.33 0 6 -2.00 1 1 0.67 7 7 4.67 30.00 30.00 20.00 180.030 4860 4860 1434 123 10

1435 956 - TANER ATEŞ
Kızıltepe Ortaokulu 0 / 0 10 10 6.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 2 1 1.67 0 0 0.00 9 9 6.00 27.00 33.00 16.00 180.015 4864 4864 1435 122 1

1436 595 - JİNDA AL
İMKB Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 0 0 0.00 8 11 4.33 37.00 30.00 27.00 180.000 4867 4867 1436 23 1

1437 44 - DİLAN ÇAÇAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 8 8 5.33 7 13 2.67 35.00 51.00 18.00 180.000 4867 4867 1436 69 12

1438 1352 - HAYRUNNİSA YILDIZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 10 6 8.00 8 2 7.33 3 1 2.67 0 0 0.00 2 4 0.67 5 8 2.33 28.00 21.00 21.00 180.000 4867 4867 1436 124 11

1439 151 - MUHAMMED HACMUSA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 4 9 1.00 2 6 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 8 4 6.67 8 8 5.33 24.00 27.00 15.00 180.000 4867 4867 1436 48 9

1440 343 - ADİLE KAPLAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 8 1 7.67 7 3 6.00 4 3 3.00 6 12 2.00 7 9 4.00 39.00 39.00 26.00 179.985 4878 4878 1440 70 11

1441 138 - DİLVİN ŞEHMUS
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 8 9 5.00 2 3 1.00 2 5 0.33 8 2 7.33 11 9 8.00 3 14 -1.67 34.00 42.00 19.99 179.970 4882 4882 1441 11 8

1442 619 - NİSA DUNLAYICI
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 8 1.33 7 11 3.33 38.00 42.00 23.99 179.941 4886 4886 1442 71 12

1443 726 - ERAY ALP ÖZDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 3 2.00 4 11 0.33 5 14 0.33 38.00 42.00 23.99 179.941 4886 4886 1442 125 10

1444 283 - BARİN İLDEM
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 9 3 8.00 2 2 1.33 6 1 5.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.67 21.00 7.00 18.67 179.526 4891 4891 1444 57 7

1445 1938 - TUBA TEKİN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 6 1 5.67 5 3 4.00 3 5 1.33 3 4 1.67 8 9 5.00 32.00 31.00 21.67 179.526 4891 4891 1444 9 6

1446 198 - SENE ÖNDER
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 12 6 10.00 4 1 3.67 4 2 3.33 0 0 0.00 4 1 3.67 2 12 -2.00 26.00 22.00 18.67 179.526 4891 4891 1444 42 11

1447 614 - ZEYNEP TURĞAY
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 9 5 7.33 2 2 1.33 6 2 5.33 1 2 0.33 2 4 0.67 6 7 3.67 26.00 22.00 18.66 179.511 4895 4895 1447 54 11

1448 0 - İLKNUR TURAN
Dikmen Ortaokulu 8 / C 8 6 6.00 2 1 1.67 4 2 3.33 1 1 0.67 3 0 3.00 6 9 3.00 24.00 19.00 17.67 179.511 4895 4895 1447 19 6

1449 534 - ECRİN ÖKMEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 5 3 4.00 5 4 3.67 3 3 2.00 6 3 5.00 4 7 1.67 30.00 28.00 20.67 179.511 4895 4895 1447 126 19

1450 540 - PELŞİN EROL
Fırat Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 7 2 6.33 4 2 3.33 2 2 1.33 4 4 2.67 6 8 3.33 31.00 28.00 21.66 179.511 4895 4895 1447 11 2

1451 176 - BEYZA ÇELİK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 12 6 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 1 8 -1.67 5 13 0.67 38.00 34.00 26.66 179.496 4905 4905 1451 49 7

1452 140 - KEREMCAN VURAL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 8 3 7.00 4 3 3.00 3 2 2.33 5 2 4.33 5 9 2.00 6 12 2.00 31.00 31.00 20.66 179.496 4905 4905 1451 123 23

1453 503 - YAKUP AKBALI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 5 13 0.67 7 2 6.33 8 2 7.33 0 0 0.00 5 6 3.00 9 8 6.33 34.00 31.00 23.66 179.496 4905 4905 1451 127 16

1454 173 - HAMZA ER
Vatan Ortaokulu 8 / A 8 7 5.67 4 5 2.33 4 4 2.67 0 2 -0.67 2 5 0.33 9 8 6.33 27.00 31.00 16.66 179.481 4908 4908 1454 41 14

1455 625 - ZEYNEP OMUK
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 9 8 6.33 3 5 1.33 6 4 4.67 3 2 2.33 2 4 0.67 7 8 4.33 30.00 31.00 19.66 179.481 4908 4908 1454 5 5

1456 469 - SEDANUR KARTAL
Fırat Ortaokulu 8 / D 12 7 9.67 2 0 2.00 7 3 6.00 1 2 0.33 0 2 -0.67 6 11 2.33 28.00 25.00 19.66 179.481 4908 4908 1454 12 4

1457 645 - HAMDİYE ŞAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 6 8 3.33 5 2 4.33 5 2 4.33 3 2 2.33 3 2 2.33 7 6 5.00 29.00 22.00 21.65 179.452 4913 4913 1457 50 10

1458 495 - ELİFTUANA AYDIN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 8 8 5.33 1 6 -1.00 3 5 1.33 2 2 1.33 4 2 3.33 7 8 4.33 25.00 31.00 14.65 179.437 4915 4915 1458 51 11

1459 55 - YAĞMUR ÖLKER
İnkılap Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 0 0 0.00 5 5 3.33 3 3 2.00 3 7 0.67 9 7 6.67 28.00 32.00 17.34 179.067 4917 4917 1459 17 6

1460 144 - SOZDA REŞİT
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 8 7 5.67 2 1 1.67 4 3 3.00 9 1 8.67 6 11 2.33 3 3 2.00 32.00 26.00 23.34 179.022 4923 4923 1460 12 9

1461 126 - BEHİYE VURAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 8 2 7.33 7 2 6.33 1 4 -0.33 2 6 0.00 6 13 1.67 35.00 35.00 23.33 179.007 4929 4929 1461 14 13

1462 1900 - ABİDİN ÇETİNTAŞ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 12 5 10.33 7 2 6.33 6 4 4.67 2 3 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 14.00 22.33 178.993 4937 4937 1462 10 3

1463 767 - MÜBAREK GÜLDAĞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 9 6 7.00 4 4 2.67 6 2 5.33 0 0 0.00 5 6 3.00 4 8 1.33 28.00 26.00 19.33 178.993 4937 4937 1462 55 10

1464 361 - MASUM ÇILGIN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 8 2 7.33 3 7 0.67 2 2 1.33 2 8 -0.67 9 8 6.33 32.00 35.00 20.32 178.948 4946 4946 1464 52 8

1465 32 - FERHAT UÇAR
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 7 5 5.33 4 1 3.67 4 2 3.33 0 2 -0.67 1 4 -0.33 9 7 6.67 25.00 21.00 18.00 178.533 4948 4948 1465 7 7

1466 24 - BEYZANUR ALKIŞ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 3 3 2.00 5 2 4.33 3 1 2.67 3 3 2.00 6 12 2.00 30.00 30.00 20.00 178.519 4952 4952 1466 11 4

1467 628 - ROBİN AKKOYUN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 9 8 6.33 4 3 3.00 4 2 3.33 3 1 2.67 3 7 0.67 7 9 4.00 30.00 30.00 20.00 178.519 4952 4952 1466 50 5

1468 277 - YUSUF IŞIK
Zergan Ortaokulu 8 / B 9 8 6.33 6 3 5.00 6 2 5.33 1 7 -1.33 6 6 4.00 4 10 0.67 32.00 36.00 20.00 178.519 4952 4952 1466 39 17

1469 337 - YUSUFEMRE ÇETİN
Dicle Ortaokulu 8 / C 4 12 0.00 3 6 1.00 2 6 0.00 2 6 0.00 9 7 6.67 9 8 6.33 29.00 45.00 14.00 178.519 4952 4952 1466 32 12

1470 174 - RUKEN DEĞ R
Zergan Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 10 0 10.00 6 4 4.67 2 3 1.00 1 3 0.00 6 11 2.33 35.00 30.00 25.00 178.504 4959 4959 1470 40 5
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1471 793 - MELEK KANDEMİR
İstiklal Ortaokulu 8 / C 9 9 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 8 11 4.33 31.00 27.00 22.00 178.504 4959 4959 1470 8 2

1472 569 - ESMANUR ACAR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 10 8 7.33 5 3 4.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 4 9 1.00 6 11 2.33 33.00 36.00 20.99 178.474 4963 4963 1472 56 11

1473 22 - BERAT DEMİRKAYA
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 9 7 6.67 8 1 7.67 8 1 7.67 0 0 0.00 1 3 0.00 6 10 2.67 32.00 22.00 24.68 178.074 4966 4966 1473 7 5

1474 892 - ROJHAT GÖKDEN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 6 9 3.00 3 6 1.00 4 3 3.00 2 0 2.00 5 4 3.67 8 9 5.00 28.00 31.00 17.67 178.044 4968 4968 1474 57 14

1475 641 - PELİN TUNÇ
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 11 7 8.67 5 1 4.67 4 3 3.00 3 2 2.33 0 0 0.00 5 9 2.00 28.00 22.00 20.67 178.044 4968 4968 1474 51 6

1476 92 - SİNAN TURAN
Başak Ortaokulu 8 / B 10 7 7.67 0 7 -2.33 5 5 3.33 0 1 -0.33 6 6 4.00 4 8 1.33 25.00 34.00 13.67 178.030 4972 4972 1476 7 3

1477 64 - HELİN DİNÇ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 10 8 7.33 3 1 2.67 7 3 6.00 1 3 0.00 2 4 0.67 6 9 3.00 29.00 28.00 19.67 178.030 4972 4972 1476 128 13

1478 397 - KAVA UĞURLU
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 12 8 9.33 9 11 5.33 32.00 58.00 12.67 178.015 4979 4979 1478 18 4

1479 201 - GÜLSÜM EKMEN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 12 5 10.33 4 4 2.67 6 4 4.67 1 3 0.00 0 6 -2.00 6 9 3.00 29.00 31.00 18.67 178.015 4979 4979 1478 13 10

1480 18 - BARANERDEM DEMİR
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 10 8 7.33 0 8 -2.67 7 2 6.33 9 0 9.00 3 12 -1.00 7 10 3.67 36.00 40.00 22.66 178.015 4979 4979 1478 21 10

1481 428 - ELİF ŞAHİN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 2 0 2.00 9 0 9.00 1 2 0.33 1 6 -1.00 8 6 6.00 30.00 25.00 21.66 178.000 4986 4986 1481 18 4

1482 211 - İSMAİL KAYMAZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 11 5 9.33 5 5 3.33 4 0 4.00 0 0 0.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 29.00 31.00 18.66 178.000 4986 4986 1481 40 11

1483 204 - H*RUNNİS A KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 9 8 6.33 7 1 6.67 4 5 2.33 0 5 -1.67 2 7 -0.33 8 8 5.33 30.00 34.00 18.66 178.000 4986 4986 1481 15 14

1484 486 - SİDAR SAKİN
Vatan Ortaokulu 8 / B 10 8 7.33 4 3 3.00 7 3 6.00 7 2 6.33 2 2 1.33 5 13 0.67 35.00 31.00 24.66 178.000 4986 4986 1481 42 6

1485 626 - SERKAN OK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 5 11 1.33 37.00 49.00 20.66 177.985 4994 4994 1485 72 13

1486 0 - ESMANUR ÖZDEMİR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 9 7 6.67 5 2 4.33 6 4 4.67 1 5 -0.67 2 1 1.67 6 10 2.67 29.00 29.00 19.34 177.585 4996 4996 1486 53 8

1487 95 - ELİZAN KARAALP
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 10 10 6.67 6 1 5.67 10 0 10.00 4 2 3.33 2 9 -1.00 7 13 2.67 39.00 35.00 27.34 177.570 4998 4998 1487 13 13

1488 456 - BÜNYAMİN ALAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 7 10 3.67 2 5 0.33 9 1 8.67 3 3 2.00 8 10 4.67 5 9 2.00 34.00 38.00 21.34 177.570 4998 4998 1487 41 9

1489 582 - ÖMER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 7 6 5.00 9 1 8.67 6 3 5.00 0 0 0.00 3 7 0.67 6 6 4.00 31.00 23.00 23.34 177.556 5001 5001 1489 124 3

1490 680 - SÜMEYRA ACAR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 7 7 4.67 1 2 0.33 8 1 7.67 6 1 5.67 2 4 0.67 7 8 4.33 31.00 23.00 23.34 177.556 5001 5001 1489 54 12

1491 10 - BİŞAR GÖKÇEN
Yüceli Ortaokulu 8 / A 8 6 6.00 3 2 2.33 5 3 4.00 0 2 -0.67 2 3 1.00 7 7 4.67 25.00 23.00 17.33 177.541 5009 5009 1491 5 5

1492 17 - BERAT AYDIN
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 5 3 4.00 5 5 3.33 4 5 2.33 5 5 3.33 6 13 1.67 34.00 41.00 20.33 177.541 5009 5009 1491 32 13

1493 48 - KATİBE KORHAN
Çıplak Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 0 0 0.00 8 2 7.33 3 2 2.33 0 5 -1.67 9 7 6.67 29.00 26.00 20.33 177.541 5009 5009 1491 7 7

1494 559 - ĞUSUN İSMAİL
İnkılap Ortaokulu 8 / D 7 5 5.33 0 0 0.00 9 0 9.00 5 1 4.67 6 5 4.33 0 0 0.00 27.00 11.00 23.33 177.496 5018 5018 1494 19 7

1495 418 - HALE MEHMETEMİN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 9 10 5.67 6 3 5.00 7 1 6.67 3 4 1.67 3 11 -0.67 8 10 4.67 36.00 39.00 23.01 177.067 5019 5019 1495 43 11

1496 71 - MARYA GÖKOLU
Eşme Ortaokulu 0 / 0 12 4 10.67 5 0 5.00 2 2 1.33 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 9.00 20.00 177.052 5022 5022 1496 3 1

1497 610 - MERVE SÜRER
İnkılap Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 2 4 0.67 5 5 3.33 2 2 1.33 1 3 0.00 9 9 6.00 27.00 30.00 17.00 177.052 5022 5022 1496 20 5

1498 116 - HASAN KORHAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 0 11 -3.67 6 13 1.67 39.00 39.00 26.00 177.052 5022 5022 1496 125 15

1499 794 - MELEK CENG*
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 8 2 7.33 4 4 2.67 8 2 7.33 0 4 -1.33 3 4 1.67 34.00 24.00 26.00 177.052 5022 5022 1496 15 4

1500 378 - ÇEKDAR ATA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 8 7 5.67 5 3 4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 9 3.00 29.00 39.00 16.00 177.037 5030 5030 1500 58 10

1501 0 - MAŞİTA TARHAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 5 6.33 10 10 6.67 18.00 15.00 13.00 177.037 5030 5030 1500 7 7

1502 63 - E Y M E N A R I K AN
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 7 9 4.00 4 6 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 7 6 5.00 6 12 2.00 31.00 36.00 19.00 177.037 5030 5030 1500 3 3

1503 736 - İREM KUTUR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 9 11 5.33 7 2 6.33 4 4 2.67 3 4 1.67 1 1 0.67 7 8 4.33 31.00 30.00 21.00 177.022 5036 5036 1503 58 4

1504 237 - EYLÜL YÜCEDAĞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 10 9 7.00 4 1 3.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 7 11 3.33 29.00 24.00 21.00 177.022 5036 5036 1503 69 18

1505 96 - ASLI MALGİR
Doyuran Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 6 2 5.33 6 4 4.67 2 4 0.67 1 3 0.00 7 11 3.33 32.00 33.00 21.00 177.022 5036 5036 1503 2 2

1506 804 - AHMET DAMAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 10 8 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 11 2.33 32.00 24.00 24.00 177.022 5036 5036 1503 126 22

1507 69 - SEFA ECE
Zergan Ortaokulu 8 / C 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 1 2.67 1 5 -0.67 9 9 6.00 33.00 30.00 23.00 177.007 5043 5043 1507 41 14

1508 272 - SERHAT KAYGISIZ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 11 6 9.00 7 2 6.33 6 2 5.33 0 3 -1.00 2 3 1.00 2 5 0.33 28.00 21.00 20.99 177.007 5043 5043 1507 12 4

1509 67 - MEHMET ÖZMEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 8 9 5.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 4 5 2.33 1 2 0.33 9 11 5.33 31.00 33.00 19.99 176.993 5046 5046 1509 16 8

1510 427 - DİLSAN ESAT
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 7 8 4.33 6 2 5.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 5 2.33 9 11 5.33 30.00 42.00 15.99 176.978 5048 5048 1510 34 17

1511 548 - SEYİTBİLAL ÇE *K
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 10 9 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 1 13 -3.33 10 10 6.67 36.00 46.00 20.68 176.593 5049 5049 1511 59 15

1512 639 - HİRA İLHAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 9 10 5.67 8 2 7.33 6 3 5.00 0 2 -0.67 4 4 2.67 4 7 1.67 31.00 28.00 21.67 176.593 5049 5049 1511 59 12

1513 233 - VİYAN SARYA PAMUK
Dikmen Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 6 3 5.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 5 12 1.00 36.00 37.00 23.68 176.593 5049 5049 1511 20 7

1514 44 - EYLÜL İŞLEK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 4 5 2.33 3 3 2.00 1 0 1.00 0 1 -0.33 27.00 19.00 20.67 176.578 5053 5053 1514 70 22

1515 36 - BETÜL AYDOĞAN
Akyazı Ortaokulu 8 / B 9 10 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 3 1.00 2 6 0.00 8 9 5.00 32.00 37.00 19.67 176.563 5057 5057 1515 14 10

1516 8 - ARDA YUSUFOĞLU
Dikmen Ortaokulu 8 / C 5 10 1.67 5 3 4.00 3 5 1.33 1 4 -0.33 5 5 3.33 8 4 6.67 27.00 31.00 16.67 176.563 5057 5057 1515 21 7

1517 139 - ENES ATAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 10 9 7.00 4 3 3.00 5 3 4.00 4 6 2.00 0 3 -1.00 7 7 4.67 30.00 31.00 19.67 176.563 5057 5057 1515 127 17

1518 168 - SEVCAN DEMİRCAN
Zergan Ortaokulu 8 / B 11 7 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 1 0 1.00 0 6 -2.00 6 11 2.33 34.00 28.00 24.67 176.548 5062 5062 1518 42 18

1519 268 - MEHAL GANIM
İnkılap Ortaokulu 8 / A 6 8 3.33 7 1 6.67 5 5 3.33 0 7 -2.33 7 6 5.00 5 7 2.67 30.00 34.00 18.67 176.548 5062 5062 1518 21 7
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1520 67 - KADRİYE ÖZMEN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 9 5 7.33 2 1 1.67 4 5 2.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 8 9 5.00 25.00 28.00 15.67 176.548 5062 5062 1518 21 6

1521 243 - SANEM KOÇHAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 3 1.00 4 9 1.00 8 12 4.00 35.00 40.00 21.67 176.548 5062 5062 1518 8 6

1522 275 - YASEMİN ÜNSAL
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 8 5 6.33 3 5 1.33 7 1 6.67 0 1 -0.33 0 3 -1.00 8 7 5.67 26.00 22.00 18.67 176.548 5062 5062 1518 17 5

1523 88 - YUSUF ÖZTÜRK
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 10 9 7.00 6 3 5.00 7 3 6.00 2 4 0.67 6 6 4.00 4 15 -1.00 35.00 40.00 21.67 176.548 5062 5062 1518 16 16

1524 163 - BEDİRHAN KURTCEBE
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 9 6 7.00 2 6 0.00 5 4 3.67 0 0 0.00 7 7 4.67 4 11 0.33 27.00 34.00 15.67 176.548 5062 5062 1518 19 9

1525 275 - SÜMEYYE ERTAŞ
Fırat Ortaokulu 8 / C 10 8 7.33 7 2 6.33 6 2 5.33 0 0 0.00 1 3 0.00 6 10 2.67 30.00 25.00 21.66 176.533 5075 5075 1525 13 4

1526 124 - ZAMYANA ELHABBO
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 10 6 8.00 5 0 5.00 8 2 7.33 5 1 4.67 2 5 0.33 3 8 0.33 33.00 22.00 25.66 176.504 5080 5080 1526 61 6

1527 859 - KENAN ARIÇ
ÖZEL ÇAĞIN ETİK ORTAOKULU 8 / A 12 7 9.67 8 1 7.67 4 5 2.33 0 0 0.00 2 7 -0.33 4 9 1.00 30.00 29.00 20.34 176.089 5082 5082 1527 2 2

1528 304 - İSL AM ELİŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 4 0.67 0 0 0.00 8 6 6.00 32.00 23.00 24.34 176.059 5091 5091 1528 45 8

1529 282 - ABDURAHMAN YİVLİ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 5 9 2.00 5 4 3.67 4 3 3.00 1 1 0.67 4 6 2.00 9 6 7.00 28.00 29.00 18.34 176.059 5091 5091 1528 62 16

1530 302 - EBRAR NİSA ANŞİN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 1 0 1.00 6 14 1.33 36.00 35.00 24.33 176.044 5093 5093 1530 27 11

1531 334 - BAHOZ ERDAL ÖZDEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 0 / C 11 9 8.00 4 6 2.00 3 5 1.33 2 6 0.00 3 17 -2.67 10 10 6.67 33.00 53.00 15.33 176.044 5093 5093 1530 35 1

1532 718 - RESUL EKİN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 10 8 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 0 0 0.00 2 6 0.00 7 12 3.00 31.00 32.00 20.33 176.030 5098 5098 1532 46 9

1533 194 - EYÜP GÜLER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 5 2 4.33 9 1 8.67 3 6 1.00 4 5 2.33 9 11 5.33 36.00 38.00 23.33 176.030 5098 5098 1532 63 12

1534 77 - İSMAİL KARABOĞA
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 6 3 5.00 8 1 7.67 3 5 1.33 2 9 -1.00 6 12 2.00 36.00 38.00 23.33 176.030 5098 5098 1532 13 11

1535 800 - MELİK AY
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 12 5 10.33 8 2 7.33 3 1 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 8.00 20.33 176.030 5098 5098 1532 129 17

1536 295 - BEYZANUR URAL
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 3 2 2.33 8 2 7.33 1 2 0.33 3 2 2.33 5 7 2.67 29.00 26.00 20.32 176.015 5106 5106 1536 28 3

1537 601 - SİNAN ÇEÇEN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.32 176.015 5106 5106 1536 128 12

1538 199 - SEYİT DURGUN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 1 4.67 2 8 -0.67 5 14 0.33 40.00 35.00 28.33 176.015 5106 5106 1536 55 9

1539 93 - CEBRAİL ÇETİN
Dicle Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 34.00 56.00 15.33 176.000 5111 5111 1539 33 13

1540 140 - FASLA ARTOPA L
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 5 4 3.67 2 6 0.00 3 15 -2.00 5 12 1.00 36.00 45.00 21.00 175.556 5122 5122 1540 22 12

1541 190 - KEMAL AKİKOL
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 9 11 5.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 1 6 -1.00 10 9 7.00 27.00 30.00 17.00 175.541 5126 5126 1541 9 9

1542 1718 - UMUT ÖZTÜRK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 9 11 5.33 9 1 8.67 6 3 5.00 0 0 0.00 5 9 2.00 6 12 2.00 35.00 36.00 23.00 175.541 5126 5126 1541 130 18

1543 62 - ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 6 4 4.67 2 5 0.33 3 9 0.00 6 14 1.33 37.00 42.00 23.00 175.541 5126 5126 1541 130 20

1544 428 - SİDEM ARI
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 9 10 5.67 6 4 4.67 10 0 10.00 1 3 0.00 3 4 1.67 6 13 1.67 35.00 34.00 23.68 175.126 5131 5131 1544 59 11

1545 53 - OKTAY ARPA
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 5 1 4.67 3 1 2.67 2 0 2.00 2 3 1.00 7 13 2.67 29.00 28.00 19.68 175.111 5132 5132 1545 33 14

1546 646 - HAVİN KÖSEN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 8 9 5.00 4 1 3.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 2 4 0.67 7 7 4.67 29.00 28.00 19.68 175.111 5132 5132 1545 52 7

1547 601 - ASMİN TAŞ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 12 7 9.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 1 0.67 4 6 2.00 23.00 28.00 13.67 175.096 5134 5134 1547 25 2

1548 38 - KÜBRA KURT
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 5 1.33 2 8 -0.67 7 10 3.67 35.00 40.00 21.67 175.081 5137 5137 1548 3 1

1549 452 - MERHAS KARAVUŞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 6 9 3.00 5 1 4.67 4 2 3.33 0 4 -1.33 5 7 2.67 7 5 5.33 27.00 28.00 17.67 175.067 5143 5143 1549 132 11

1550 457 - ENES TAŞÇI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 9 9 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 2 3 1.00 4 5 2.33 30.00 22.00 22.67 175.052 5149 5149 1550 133 7

1551 45 - JİNDA ÖZKUL
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 4 2.67 3 4 1.67 8 11 4.33 33.00 40.00 19.67 175.052 5149 5149 1550 11 10

1552 367 - MEHMET KÖSEN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 11 9 8.00 2 5 0.33 1 6 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 11 4.33 27.00 46.00 11.66 175.052 5149 5149 1550 36 7

1553 177 - YUSUF EREN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 9 -3.00 7 5 5.33 30.00 31.00 19.66 175.037 5156 5156 1553 23 13

1554 418 - ZELAL ELMAS
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 7 4 5.67 1 1 0.67 4 4 2.67 3 4 1.67 3 3 2.00 6 7 3.67 24.00 23.00 16.35 174.622 5164 5164 1554 56 13

1555 598 - İREM HAYALİOĞL U
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 6 8 3.33 3 3 2.00 8 1 7.67 7 3 6.00 2 4 0.67 6 4 4.67 32.00 23.00 24.34 174.593 5168 5168 1555 26 3

1556 90 - SEMA AKAT
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 4 6 2.00 4 4 2.67 5 4 3.67 2 2 1.33 7 3 6.00 6 10 2.67 28.00 29.00 18.34 174.593 5168 5168 1555 44 12

1557 154 - BARIŞ GERGİN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 10 9 7.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 3 1.00 2 10 -1.33 9 11 5.33 32.00 44.00 17.34 174.578 5173 5173 1557 25 11

1558 565 - SİNAN YILMAZ
İMKB Ortaokulu 8 / C 8 10 4.67 2 5 0.33 7 3 6.00 0 0 0.00 1 3 0.00 9 8 6.33 27.00 29.00 17.33 174.563 5177 5177 1558 24 5

1559 493 - MUHAMMED DİNDAROĞIU
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 12 8 9.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 4 3.67 6 11 2.33 4 16 -1.33 36.00 50.00 19.33 174.548 5179 5179 1559 42 10

1560 824 - HAZAL SERTKAYA
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 5 9 2.00 1 3 0.00 3 6 1.00 1 3 0.00 7 6 5.00 8 8 5.33 25.00 35.00 13.33 174.548 5179 5179 1559 73 24

1561 692 - RUKEN SOLCAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 6 8 3.33 5 2 4.33 9 1 8.67 0 0 0.00 1 0 1.00 7 6 5.00 28.00 17.00 22.33 174.548 5179 5179 1559 18 6

1562 312 - ESRANUR ÜRÜK
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 8 11 4.33 3 3 2.00 6 4 4.67 2 3 1.00 7 5 5.33 4 9 1.00 30.00 35.00 18.33 174.533 5185 5185 1562 64 13

1563 208 - HİRANUR BULUT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 9 8 6.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 0 1.00 3 2 2.33 5 12 1.00 31.00 29.00 21.33 174.533 5185 5185 1562 43 12

1564 33 - HİLAL ALTUN
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 10 9 7.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 11 0.33 32.00 41.00 18.33 174.533 5185 5185 1562 4 4

1565 17 - CİHAN KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 31.00 56.00 12.32 174.519 5189 5189 1565 5 5

1566 148 - ÖMER ÇELİK
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 1 8 -1.67 7 2 6.33 2 6 0.00 5 3 4.00 9 10 5.67 30.00 42.00 16.00 174.104 5191 5191 1566 24 8

1567 1657 - SEMA AYDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 7 6 5.00 0 2 -0.67 5 4 3.67 1 2 0.33 7 3 6.00 5 13 0.67 25.00 30.00 15.00 174.089 5193 5193 1567 134 12

1568 65 - MELİSA YILDIZ
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 5 4 3.67 7 2 6.33 5 1 4.67 1 2 0.33 3 2 2.33 5 4 3.67 26.00 15.00 21.00 174.089 5193 5193 1567 4 4



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1569 635 - MELİS YÜKSELOĞLU
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 8 9 5.00 3 2 2.33 6 4 4.67 2 5 0.33 2 6 0.00 8 7 5.67 29.00 33.00 18.00 174.089 5193 5193 1567 53 8

1570 632 - ÖMER KILINÇ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 9 9 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 7 7 4.67 32.00 36.00 20.00 174.074 5201 5201 1570 29 12

1571 221 - SENANU ERGÜN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 10 8 7.33 2 5 0.33 7 1 6.67 0 3 -1.00 4 3 3.00 3 7 0.67 26.00 27.00 17.00 174.074 5201 5201 1570 34 3

1572 890 - RUMEYSA AVCI
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 9 9 6.00 5 3 4.00 7 3 6.00 0 0 0.00 5 6 3.00 4 9 1.00 30.00 30.00 20.00 174.074 5201 5201 1570 65 14

1573 11 - İBRAHİM KESEN
İMKB Ortaokulu 8 / C 13 7 10.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 33.00 57.00 14.00 174.074 5201 5201 1570 25 6

1574 445 - RAHAF ABDULKADİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 10 10 6.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 33.00 57.00 14.00 174.074 5201 5201 1570 129 13

1575 166 - MUHAMMED BEKLER
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 8 12 4.00 33.00 57.00 14.00 174.074 5201 5201 1570 9 7

1576 0 - MEHMETEMİN ŞAN
Sürekli Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 8 12 4.00 10 10 6.67 33.00 57.00 14.00 174.074 5201 5201 1570 16 1

1577 416 - ABDUL HADİ ALPASLAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 8 1 7.67 6 3 5.00 0 0 0.00 2 5 0.33 6 10 2.67 31.00 27.00 22.00 174.059 5211 5211 1577 19 3

1578 1397 - KEREM KERSE
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 6 2 5.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 9 10 5.67 30.00 33.00 18.99 174.044 5215 5215 1578 11 7

1579 649 - ÖMER FARUK ÖZCAN
İnkılap Ortaokulu 8 / C 10 9 7.00 6 0 6.00 9 1 8.67 2 4 0.67 3 5 1.33 2 5 0.33 32.00 24.00 24.00 174.044 5215 5215 1578 23 3

1580 862 - MUSAB KAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 10 9 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 1 3 0.00 6 11 2.33 32.00 30.00 21.99 174.044 5215 5215 1578 135 18

1581 23 - ÖMER FARUK MACİT
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 10 8 7.33 4 6 2.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 5 6 3.00 4 12 0.00 32.00 39.00 18.99 174.044 5215 5215 1578 5 5

1582 512 - ESMA HALİL
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 10 6 8.00 4 3 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 10 0.67 33.00 34.00 21.68 173.630 5227 5227 1582 74 13

1583 226 - MELİKŞAHİN
İnkılap Ortaokulu 8 / D 5 12 1.00 4 6 2.00 6 2 5.33 1 0 1.00 6 4 4.67 8 10 4.67 30.00 34.00 18.67 173.615 5229 5229 1583 24 8

1584 303 - BÜŞRA YALÇIN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 6 3 5.00 5 3 4.00 0 2 -0.67 4 4 2.67 4 15 -1.00 30.00 34.00 18.67 173.615 5229 5229 1583 13 5

1585 6 - EMRE AYDIN
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 9 10 5.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 1 1.67 0 1 -0.33 6 5 4.33 29.00 25.00 20.67 173.600 5233 5233 1585 3 3

1586 59 - DİL* A ULUS
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 7 9 4.00 5 4 3.67 4 5 2.33 1 4 -0.33 1 3 0.00 10 9 7.00 28.00 34.00 16.67 173.585 5237 5237 1586 60 11

1587 83 - KEVSER KILINÇ
Akyazı Ortaokulu 8 / B 7 5 5.33 8 1 7.67 7 3 6.00 0 0 0.00 3 6 1.00 5 7 2.67 30.00 22.00 22.67 173.585 5237 5237 1586 15 11

1588 146 - HAYRÜNNİSA BAĞÇİĞ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 12 5 10.33 2 6 0.00 2 6 0.00 2 1 1.67 1 1 0.67 5 12 1.00 24.00 31.00 13.67 173.585 5237 5237 1586 10 1

1589 677 - YUNUS EMRE BULUT
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 9 8 6.33 1 6 -1.00 9 1 8.67 2 4 0.67 6 7 3.67 4 11 0.33 31.00 37.00 18.67 173.570 5242 5242 1589 66 7

1590 0 - MUSTAFA A *I
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 13.00 24.67 173.570 5242 5242 1589 75 25

1591 25 - ARZU GÖKTAŞ
Günlüce Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 5 4 3.67 5 5 3.33 3 5 1.33 3 9 0.00 7 11 3.33 33.00 43.00 18.66 173.556 5250 5250 1591 9 9

1592 649 - TUNA YAŞİN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 9 9 6.00 4 2 3.33 4 1 3.67 3 5 1.33 2 2 1.33 5 6 3.00 27.00 25.00 18.66 173.556 5250 5250 1591 54 9

1593 43 - BERAT BÜYÜKASLAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 9 10 5.67 3 7 0.67 5 4 3.67 0 5 -1.67 3 7 0.67 9 11 5.33 29.00 44.00 14.34 173.111 5256 5256 1593 8 8

1594 15 - ARYA SOL AN
Zergan Ortaokulu 8 / C 8 9 5.00 8 1 7.67 9 1 8.67 7 2 6.33 1 0 1.00 5 13 0.67 38.00 26.00 29.34 173.111 5256 5256 1593 43 15

1595 296 - BERAT ESEN
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 9 8 6.33 3 3 2.00 5 3 4.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 6 4 4.67 24.00 23.00 16.33 173.081 5267 5267 1595 35 15

1596 42 - İSMAİL DURSUN
Çağıl Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 2 1.33 4 11 0.33 9 11 5.33 38.00 41.00 24.33 173.067 5272 5272 1596 4 4

1597 290 - EMRULLAH UGAR
İMKB Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 3 4 1.67 11 5 9.33 25.00 38.00 12.33 173.067 5272 5272 1596 26 14

1598 829 - YAĞMUR BOZKURT
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 11 6 9.00 9 1 8.67 8 2 7.33 1 3 0.00 0 3 -1.00 5 14 0.33 34.00 29.00 24.33 173.067 5272 5272 1596 57 6

1599 214 - BAHAR ZENGİN
Fırat Ortaokulu 8 / D 11 9 8.00 1 0 1.00 6 4 4.67 3 2 2.33 0 0 0.00 6 11 2.33 27.00 26.00 18.33 173.067 5272 5272 1596 14 5

1600 647 - MUSA ASAR
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 9 8 6.33 9 1 8.67 3 2 2.33 0 1 -0.33 1 0 1.00 5 8 2.33 27.00 20.00 20.33 173.052 5279 5279 1600 55 12

1601 58 - ELİFNAZ DOĞAN
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 10 8 7.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 4 -1.33 7 5 5.33 3 14 -1.67 30.00 41.00 16.33 173.037 5282 5282 1601 14 12

1602 81 - DOZDAR ÖMEROĞLU
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 6 5 4.33 5 4 3.67 6 2 5.33 1 2 0.33 2 2 1.33 7 8 4.33 27.00 23.00 19.32 173.022 5284 5284 1602 67 13

1603 8 - ABDULLAH KARAK
Dicle Ortaokulu 8 / C 11 7 8.67 6 1 5.67 5 1 4.67 0 0 0.00 3 9 0.00 4 9 1.00 29.00 27.00 20.01 172.622 5288 5288 1603 34 14

1604 60 - ZELAL ÇEÇEN
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 10 7 7.67 3 5 1.33 4 5 2.33 2 6 0.00 3 4 1.67 4 6 2.00 26.00 33.00 15.00 172.622 5288 5288 1603 2 2

1605 1260 - AHMET KILINÇ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 4 8 1.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 2 2.33 2 4 0.67 9 10 5.67 35.00 27.00 26.00 172.607 5293 5293 1605 136 12

1606 522 - BÜŞRA KILIÇ
İstiklal Ortaokulu 8 / B 9 6 7.00 2 3 1.00 5 3 4.00 1 3 0.00 2 3 1.00 5 6 3.00 24.00 24.00 16.00 172.593 5296 5296 1606 9 5

1607 179 - NEHİR GÖKDEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 7 7 4.67 4 2 3.33 5 3 4.00 2 1 1.67 1 6 -1.00 8 5 6.33 27.00 24.00 19.00 172.593 5296 5296 1606 130 24

1608 80 - AYSEMA SARUHAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 12 8 9.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 3 5.00 2 15 -3.00 7 13 2.67 38.00 48.00 22.00 172.593 5296 5296 1606 130 14

1609 870 - MUHAMMED YILMAZ
Arıklı Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 0 3 -1.00 8 9 5.00 31.00 30.00 21.00 172.578 5304 5304 1609 4 4

1610 112 - ROBİN TURĞAY
İstiklal Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 3 1.00 3 5 1.33 6 14 1.33 34.00 39.00 20.99 172.563 5313 5313 1610 10 6

1611 0 - SEDAT AKAY
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 5 15 0.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 2 2.33 9 11 5.33 9 11 5.33 34.00 51.00 16.99 172.548 5315 5315 1611 6 6

1612 162 - MELİKE TURAN
Fırat Ortaokulu 8 / B 10 3 9.00 3 3 2.00 1 5 -0.67 2 3 1.00 3 5 1.33 4 8 1.33 23.00 27.00 13.99 172.548 5315 5315 1611 15 4

1613 258 - AHMET ÖKSÜZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 12 7 9.67 5 5 3.33 4 5 2.33 0 7 -2.33 3 6 1.00 2 4 0.67 26.00 34.00 14.67 172.133 5318 5318 1613 68 14

1614 159 - HİRANUR ÇELİK
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 8 9 5.00 1 1 0.67 5 3 4.00 3 5 1.33 5 7 2.67 7 12 3.00 29.00 37.00 16.67 172.119 5323 5323 1614 14 4

1615 289 - NECİM KARADAŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 6 12 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 6 7 3.67 7 9 4.00 34.00 43.00 19.67 172.119 5323 5323 1614 47 10

1616 102 - NARAMA ELHABBO
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 9 10 5.67 3 2 2.33 6 2 5.33 3 2 2.33 3 3 2.00 5 9 2.00 29.00 28.00 19.66 172.104 5330 5330 1616 69 8

1617 452 - MENESSA TİMUR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 10 9 7.00 5 4 3.67 3 6 1.00 3 1 2.67 0 0 0.00 7 11 3.33 28.00 31.00 17.67 172.089 5338 5338 1617 132 24



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1618 1563 - İRE MÖTER
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 10 5 8.33 6 4 4.67 7 1 6.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 13.00 23.67 172.089 5338 5338 1617 137 12

1619 174 - PINAR DURAK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 6 4 4.67 4 2 3.33 4 2 3.33 3 3 2.00 4 9 1.00 6 5 4.33 27.00 25.00 18.66 172.089 5338 5338 1617 58 10

1620 498 - SUNA TAN
Fırat Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 4 0.67 1 7 -1.33 6 11 2.33 33.00 37.00 20.67 172.089 5338 5338 1617 16 3

1621 63 - BERAT SAĞLAM
Zergan Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 6 2 5.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 4 2 3.33 24.00 19.00 17.66 172.074 5346 5346 1621 44 6

1622 71 - BAHAR SU AKKURT
Dicle Ortaokulu 0 / 0 9 11 5.33 8 2 7.33 7 3 6.00 0 6 -2.00 5 9 2.00 6 12 2.00 35.00 43.00 20.66 172.074 5346 5346 1621 35 2

1623 71 - MUSTAFA CUCİ
Çıplak Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 4 2 3.33 5 3 4.00 0 0 0.00 2 4 0.67 7 8 4.33 26.00 25.00 17.66 172.074 5346 5346 1621 8 8

1624 324 - ENES AYDIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 7 11 3.33 8 11 4.33 38.00 49.00 21.66 172.044 5357 5357 1624 71 28

1625 39 - İLKNUR BEŞER
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 12 8 9.33 3 1 2.67 1 4 -0.33 0 5 -1.67 4 2 3.33 4 14 -0.67 24.00 34.00 12.66 172.044 5357 5357 1624 26 12

1626 64 - MUSAB ER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 8 6 6.00 3 4 1.67 1 3 0.00 0 0 0.00 4 4 2.67 5 6 3.00 21.00 23.00 13.34 171.630 5362 5362 1626 59 11

1627 620 - NURCAN ADANIR
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 1 3 0.00 3 5 1.33 7 12 3.00 30.00 35.00 18.34 171.615 5365 5365 1627 76 14

1628 22 - NUDEM ÇETİNKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 9 10 5.67 5 4 3.67 6 3 5.00 5 4 3.67 4 5 2.33 5 12 1.00 34.00 38.00 21.34 171.615 5365 5365 1627 138 13

1629 57 - MİZGİN TİMUR
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 10 9 7.00 5 4 3.67 5 5 3.33 1 3 0.00 3 2 2.33 5 12 1.00 29.00 35.00 17.33 171.585 5374 5374 1629 11 9

1630 105 - SEVAL DİDİN
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 7 10 3.67 9 1 8.67 7 2 6.33 0 0 0.00 0 5 -1.67 9 8 6.33 32.00 26.00 23.33 171.585 5374 5374 1629 8 3

1631 368 - ELİF TÜRK
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 0 / A 8 5 6.33 4 1 3.67 7 0 7.00 3 0 3.00 4 5 2.33 2 6 0.00 28.00 17.00 22.33 171.570 5378 5378 1631 8 1

1632 408 - MEHMET DOĞAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 12 8 9.33 8 1 7.67 7 3 6.00 0 0 0.00 3 9 0.00 2 8 -0.67 32.00 29.00 22.33 171.570 5378 5378 1631 44 11

1633 791 - ZERGAN ORAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 11 6 9.00 9 0 9.00 6 2 5.33 4 2 3.33 2 5 0.33 3 14 -1.67 35.00 29.00 25.32 171.556 5380 5380 1633 133 16

1634 13 - ALEYNA ÇAPAN
Vatan Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 7 1 6.67 6 3 5.00 6 1 5.67 3 4 1.67 4 12 0.00 35.00 30.00 25.01 171.141 5385 5385 1634 43 7

1635 651 - MİRAC BAŞARAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 10 7 7.67 10 0 10.00 5 3 4.00 5 5 3.33 4 5 2.33 2 13 -2.33 36.00 33.00 25.00 171.126 5388 5388 1635 77 14

1636 7 - ELİFNUR KARATA
Işıklar Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 3 4.00 11 9 8.00 16.00 12.00 12.00 171.111 5390 5390 1636 20 10

1637 299 - CEMAL CEVHEROGLU
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 2.33 12 7 9.67 17.00 15.00 12.00 171.111 5390 5390 1636 139 13

1638 231 - 
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 11 8 8.33 5 1 4.67 5 5 3.33 7 1 6.67 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 15.00 23.00 171.096 5396 5396 1638 134 15

1639 62 - YEZDANUR DİDİN
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 5 8 2.33 4 3 3.00 5 4 3.67 0 0 0.00 8 4 6.67 3 5 1.33 25.00 24.00 17.00 171.096 5396 5396 1638 9 6

1640 231 - HANZADE ERBEY
Fırat Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 5 5 3.33 7 3 6.00 1 3 0.00 2 6 0.00 7 11 3.33 31.00 36.00 18.99 171.067 5400 5400 1640 17 4

1641 480 - MUSTAFA ORTANÇ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 1 4 -0.33 2 3 1.00 5 5 3.33 4 2 3.33 3 4 1.67 10 4 8.67 25.00 22.00 17.67 170.667 5403 5403 1641 27 7

1642 25 - EVİN JİYAN YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 1 4 -0.33 4 7 1.67 4 6 2.00 32.00 31.00 21.67 170.637 5407 5407 1642 5 5

1643 450 - EMİNE ÖZCAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 6 11 2.33 4 2 3.33 7 2 6.33 0 2 -0.67 2 4 0.67 9 7 6.67 28.00 28.00 18.66 170.622 5416 5416 1643 61 8

1644 733 - ELİF BEŞER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 7 9 4.00 6 2 5.33 4 5 2.33 1 3 0.00 3 3 2.00 7 9 4.00 28.00 31.00 17.66 170.607 5420 5420 1644 135 17

1645 354 - MELTEM İLDEM
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 8 9 5.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 1 -0.33 3 2 2.33 8 12 4.00 26.00 37.00 13.67 170.607 5420 5420 1644 78 26

1646 638 - ALİ FIRAT CANGİR
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / K 10 9 7.00 4 2 3.33 7 2 6.33 7 3 6.00 3 3 2.00 3 12 -1.00 34.00 31.00 23.66 170.607 5420 5420 1644 56 13

1647 578 - YAKUP CIRIK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 3 13 -1.33 10 5 8.33 32.00 46.00 16.66 170.593 5426 5426 1647 79 15

1648 0 - ROBİN ATA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 8 2.33 8 2 7.33 3 7 0.67 2 3 1.00 1 5 -0.67 11 9 8.00 30.00 34.00 18.66 170.578 5430 5430 1648 62 7

1649 330 - ZELAL AYKAL
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 13 5 11.33 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 1 2 0.33 2 6 0.00 17.00 13.00 12.66 170.578 5430 5430 1648 48 11

1650 975 - SEMA ÖRNEK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 5 3 4.00 7 0 7.00 5 1 4.67 0 2 -0.67 7 8 4.33 31.00 22.00 23.66 170.563 5433 5433 1650 80 14

1651 113 - SEYHMUS KANDEMİR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 36.00 44.00 21.34 170.148 5437 5437 1651 72 23

1652 632 - ZEYNEP DEMİR
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 7 12 3.00 6 4 4.67 6 3 5.00 4 3 3.00 2 4 0.67 8 9 5.00 33.00 35.00 21.34 170.148 5437 5437 1651 6 6

1653 787 - GÜLDAR KAYGISIZ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 8 12 4.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 6 1.00 8 12 4.00 35.00 44.00 20.34 170.133 5448 5448 1653 28 7

1654 9 - MAŞ* A TARHAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 20.00 23.34 170.133 5448 5448 1653 9 9

1655 226 - ŞEHED ALKHALAF
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 2 3.33 0 7 -2.33 6 12 2.00 36.00 35.00 24.33 170.133 5448 5448 1653 30 12

1656 314 - NURSEL ERDEM
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 11 4 9.67 4 4 2.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 24.00 20.00 17.34 170.133 5448 5448 1653 70 5

1657 160 - ROJHAT DURAK
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 10 5 8.33 7 1 6.67 6 1 5.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 2 4 0.67 25.00 14.00 20.34 170.133 5448 5448 1653 7 5

1658 79 - HİRA ÇİÇEK
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 10 10 6.67 8 12 4.00 34.00 56.00 15.33 170.133 5448 5448 1653 15 13

1659 160 - ŞEYDANUR BARIŞ
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 5 4 3.67 7 1 6.67 2 3 1.00 3 2 2.33 7 10 3.67 30.00 29.00 20.34 170.133 5448 5448 1653 10 10

1660 542 - HASRET RÜYA GÖKDENİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 13 7 10.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 3 -1.00 5 11 1.33 28.00 41.00 14.33 170.119 5460 5460 1660 63 12

1661 704 - MENESA KILIÇ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 9 7 6.67 2 2 1.33 3 3 2.00 1 3 0.00 2 2 1.33 6 9 3.00 23.00 26.00 14.33 170.119 5460 5460 1660 71 14

1662 404 - RAMAZAN KART L
İMKB Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.33 170.119 5460 5460 1660 27 15

1663 693 - ECRİN AKTAŞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 9 6 7.00 5 0 5.00 4 2 3.33 4 3 3.00 0 3 -1.00 6 9 3.00 28.00 23.00 20.33 170.119 5460 5460 1660 60 7

1664 106 - YUSUF ÇEÇAN
Yüceli Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 0 4 -1.33 9 11 5.33 32.00 38.00 19.33 170.104 5466 5466 1664 6 6

1665 536 - HİRANUR KIZILKAYA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 10 9 7.00 3 6 1.00 2 0 2.00 7 0 7.00 4 5 2.33 5 15 0.00 31.00 35.00 19.33 170.104 5466 5466 1664 72 15

1666 608 - MERT EMİR KIZILÇINAR
İnkılap Ortaokulu 8 / D 6 11 2.33 1 5 -0.67 4 4 2.67 0 0 0.00 8 6 6.00 5 6 3.00 24.00 32.00 13.33 170.104 5466 5466 1664 25 9



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1667 451 - KERİM ERTAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 11 8 8.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 39.00 50.00 22.33 170.104 5466 5466 1664 136 4

1668 416 - PERVİN ELÇİBOĞA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 13 7 10.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 4 0.67 1 5 -0.67 3 11 -0.67 31.00 35.00 19.33 170.104 5466 5466 1664 45 7

1669 293 - KÜBRA ABDAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 9 10 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 2 -0.67 4 11 0.33 8 11 4.33 31.00 44.00 16.32 170.089 5477 5477 1669 81 16

1670 390 - MUSTAFA DAĞDELEN
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 14 1.33 5 14 0.33 35.00 53.00 17.33 170.074 5481 5481 1670 36 4

1671 46 - MAHİR AYDIN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 12 6 10.00 6 2 5.33 7 3 6.00 5 0 5.00 0 0 0.00 1 10 -2.33 31.00 21.00 24.00 169.644 5491 5491 1671 140 19

1672 150 - RUKEN DÖLEK
Vatan Ortaokulu 8 / C 6 10 2.67 5 3 4.00 4 5 2.33 2 0 2.00 5 1 4.67 6 11 2.33 28.00 30.00 18.00 169.644 5491 5491 1671 44 19

1673 747 - İREM TUTUMAN
Fırat Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 4 5 2.33 7 3 6.00 2 6 0.00 5 11 1.33 7 13 2.67 34.00 48.00 18.00 169.644 5491 5491 1671 18 5

1674 644 - JİYAN ÇILGIN
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 6 8 3.33 3 1 2.67 5 4 3.67 2 4 0.67 2 4 0.67 8 6 6.00 26.00 27.00 17.01 169.644 5491 5491 1671 57 10

1675 779 - HENSE KAYT
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 7 6 5.00 7 2 6.33 8 1 7.67 2 3 1.00 3 2 2.33 3 7 0.67 30.00 21.00 23.00 169.630 5497 5497 1675 29 8

1676 188 - EMİR KASAÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 8 2 7.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 24.00 21.00 17.00 169.630 5497 5497 1675 137 18

1677 57 - ASMİN LUNA BAYRAM
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 4 1 3.67 7 3 6.00 4 0 4.00 0 2 -0.67 1 4 -0.33 28.00 18.00 22.00 169.615 5503 5503 1677 12 2

1678 585 - ELA DURGAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 3 6 1.00 1 4 -0.33 6 2 5.33 1 1 0.67 5 5 3.33 8 6 6.00 24.00 24.00 16.00 169.615 5503 5503 1677 61 14

1679 43 - BERAT KIZIL
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / 0 7 11 3.33 3 6 1.00 3 6 1.00 0 1 -0.33 8 6 6.00 6 12 2.00 27.00 42.00 13.00 169.615 5503 5503 1677 27 1

1680 485 - YUSUFHAN KUŞTEPE
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 8 / A 8 9 5.00 2 4 0.67 2 4 0.67 1 2 0.33 6 8 3.33 5 6 3.00 24.00 33.00 13.00 169.615 5503 5503 1677 9 7

1681 263 - ELİF KÜRÇE
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 10 3 9.00 4 2 3.33 4 2 3.33 3 0 3.00 2 2 1.33 0 3 -1.00 23.00 12.00 18.99 169.600 5512 5512 1681 14 5

1682 632 - CEREN MANAS
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / C 8 8 5.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 3 5 1.33 5 12 1.00 35.00 33.00 23.99 169.585 5516 5516 1682 58 6

1683 53 - HİDANUR AKKOYUN
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 1 2 0.33 2 3 1.00 7 11 3.33 33.00 27.00 23.99 169.585 5516 5516 1682 12 2

1684 70 - SENA GÜNDÜZ
İnkılap Ortaokulu 8 / B 10 4 8.67 2 1 1.67 9 1 8.67 3 0 3.00 2 6 0.00 2 7 -0.33 28.00 19.00 21.68 169.185 5520 5520 1684 26 7

1685 90 - MELİKE ZEYNEP EKİNCİ
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 5 1.33 4 7 1.67 3 8 0.33 33.00 37.00 20.67 169.156 5526 5526 1685 14 14

1686 234 - ÇİĞDEM EFETÜRK
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 11 4 9.67 3 4 1.67 3 2 2.33 0 0 0.00 4 4 2.67 3 14 -1.67 24.00 28.00 14.67 169.156 5526 5526 1685 15 6

1687 530 - BÜŞRA ANĞAY
İMKB Ortaokulu 8 / D 8 11 4.33 6 4 4.67 10 0 10.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 7 9 4.00 32.00 28.00 22.67 169.141 5530 5530 1687 28 2

1688 0 - YAĞMUR AVG N
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 19.00 22.67 169.141 5530 5530 1687 46 11

1689 108 - ZİLAN DUMAN
Başak Ortaokulu 8 / B 10 5 8.33 4 3 3.00 4 4 2.67 0 1 -0.33 2 5 0.33 3 4 1.67 23.00 22.00 15.67 169.126 5538 5538 1689 8 4

1690 137 - AZRA RONGUR
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 8 5 6.33 4 2 3.33 2 3 1.00 0 5 -1.67 3 3 2.00 4 4 2.67 21.00 22.00 13.66 169.126 5538 5538 1689 82 17

1691 226 - ENES ÇEÇAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 9 9 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 2 3 1.00 2 6 0.00 7 11 3.33 31.00 37.00 18.67 169.126 5538 5538 1689 45 5

1692 630 - MUHAMMET ASLAN
İnkılap Ortaokulu 8 / D 9 9 6.00 0 2 -0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 7 2 6.33 1 8 -1.67 23.00 25.00 14.66 169.096 5550 5550 1692 27 10

1693 170 - YAĞMUR CENGİZ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 3 1.00 1 1 0.67 6 10 2.67 31.00 29.00 21.34 168.681 5552 5552 1693 13 3

1694 642 - NİSAN AKKOYUN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 8 6 6.00 0 5 -1.67 5 4 3.67 3 0 3.00 0 4 -1.33 9 10 5.67 25.00 29.00 15.34 168.681 5552 5552 1693 28 8

1695 132 - İBRAHİM ERDOĞAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 9 7 6.67 9 1 8.67 7 1 6.67 1 2 0.33 2 7 -0.33 5 11 1.33 33.00 29.00 23.34 168.667 5557 5557 1695 46 6

1696 197 - ABDULLAH ÇİÇEK
Fırat Ortaokulu 8 / A 9 7 6.67 8 0 8.00 5 5 3.33 1 2 0.33 2 3 1.00 4 9 1.00 29.00 26.00 20.33 168.652 5560 5560 1696 19 6

1697 648 - ÖMERFARUK KÖÇER
İnkılap Ortaokulu 8 / B 4 5 2.33 3 3 2.00 7 3 6.00 7 2 6.33 3 4 1.67 8 12 4.00 32.00 29.00 22.33 168.637 5564 5564 1697 29 9

1698 196 - AYTEN YASAK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 3 1.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 29.00 56.00 10.33 168.637 5564 5564 1697 47 12

1699 545 - BERFİN BAŞBOĞA
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 6 9 3.00 7 1 6.67 4 6 2.00 1 2 0.33 0 3 -1.00 9 5 7.33 27.00 26.00 18.33 168.622 5569 5569 1699 20 12

1700 817 - NAZLICAN BULUT
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 8 6 6.00 1 6 -1.00 9 1 8.67 2 2 1.33 5 6 3.00 3 8 0.33 28.00 29.00 18.33 168.622 5569 5569 1699 73 9

1701 112 - İLKNUR KANDEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 5 2 4.33 5 3 4.00 2 4 0.67 1 1 0.67 7 5 5.33 26.00 23.00 18.33 168.622 5569 5569 1699 138 18

1702 1516 - HAVİN SUN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 10 6 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 1 0 1.00 3 2 2.33 1 9 -2.00 29.00 23.00 21.33 168.622 5569 5569 1699 141 10

1703 29 - NİHALECRAM ŞİMŞEK
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 12 6 10.00 4 2 3.33 5 4 3.67 0 6 -2.00 2 6 0.00 5 14 0.33 28.00 38.00 15.33 168.622 5569 5569 1699 6 6

1704 638 - DİLAN ÇELİK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 9 4 7.67 0 0 0.00 5 5 3.33 4 4 2.67 4 4 2.67 3 10 -0.33 25.00 27.00 16.01 168.207 5581 5581 1704 62 14

1705 351 - YUSUF EGE
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 7 3 6.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 10 10 6.67 31.00 39.00 18.01 168.193 5582 5582 1705 48 8

1706 897 - BERFİN TÜRK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 8 9 5.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 1 9 -2.00 7 7 4.67 33.00 30.00 23.00 168.163 5586 5586 1706 13 4

1707 511 - YUNUSEMR EZĞİ
Vatan Ortaokulu 8 / D 8 3 7.00 4 2 3.33 1 6 -1.00 2 3 1.00 0 0 0.00 5 4 3.67 20.00 18.00 14.00 168.163 5586 5586 1706 45 5

1708 14 - MERT KAYA
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 7 4 5.67 0 1 -0.33 6 1 5.67 1 1 0.67 0 0 0.00 6 5 4.33 20.00 12.00 16.01 168.163 5586 5586 1706 49 12

1709 946 - TUANA URAL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 11 9 8.00 2 4 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 10 1.67 6 14 1.33 30.00 51.00 13.00 168.148 5591 5591 1709 64 7

1710 258 - BARAN ALİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 15 0.00 7 3 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 10 9 7.00 5 15 0.00 41.00 48.00 25.00 168.148 5591 5591 1709 64 8

1711 762 - VEYSİ YALÇIN
Zergan Ortaokulu 8 / C 7 11 3.33 9 1 8.67 7 2 6.33 0 3 -1.00 2 0 2.00 6 10 2.67 31.00 27.00 22.00 168.148 5591 5591 1709 45 16

1712 609 - SEDANUR ÇAPAR
İMKB Ortaokulu 8 / E 8 8 5.33 7 2 6.33 8 1 7.67 0 0 0.00 1 1 0.67 5 9 2.00 29.00 21.00 22.00 168.148 5591 5591 1709 29 2

1713 667 - MEHMET ŞİRİN ORAL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 11 8 8.33 9 1 8.67 7 1 6.67 3 5 1.33 2 5 0.33 4 16 -1.33 36.00 36.00 24.00 168.133 5600 5600 1713 66 9

1714 57 - İSLAM ÖZTÜ K
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 17 -4.67 10 10 6.67 31.00 57.00 12.00 168.133 5600 5600 1713 49 13

1715 1200 - YAĞMUR BUSE YILDIRIM
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 3 4 1.67 6 2 5.33 3 4 1.67 6 3 5.00 4 11 0.33 29.00 33.00 18.00 168.133 5600 5600 1713 142 14



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1716 503 - ELA BULUT
Fırat Ortaokulu 8 / E 12 5 10.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 1 10 -2.33 4 11 0.33 33.00 36.00 20.99 168.119 5606 5606 1716 20 1

1717 81 - FATMA HALEFOĞLU
Işıklar Ortaokulu 8 / B 10 8 7.33 2 6 0.00 5 5 3.33 0 0 0.00 2 2 1.33 3 3 2.00 22.00 24.00 13.99 168.104 5607 5607 1717 21 11

1718 91 - FERHAT ÖZER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 8 7 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 0 0 0.00 1 3 0.00 6 7 3.67 26.00 25.00 17.68 167.704 5608 5608 1718 63 12

1719 604 - İLAYDA AKSOY
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 7 10 3.67 5 4 3.67 6 4 4.67 5 3 4.00 2 1 1.67 6 9 3.00 31.00 31.00 20.68 167.704 5608 5608 1718 7 7

1720 417 - ŞEVKİYE O
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 8 7 5.67 3 4 1.67 6 4 4.67 2 4 0.67 3 9 0.00 5 3 4.00 27.00 31.00 16.68 167.689 5610 5610 1720 30 8

1721 21 - ESMANUR KORH*
Çıplak Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 3 6 1.00 7 3 6.00 1 3 0.00 4 7 1.67 8 12 4.00 31.00 43.00 16.67 167.674 5613 5613 1721 9 9

1722 28 - ASYA KANDEMİR
Vatan Ortaokulu 8 / C 6 13 1.67 3 6 1.00 4 4 2.67 4 2 3.33 12 5 10.33 2 13 -2.33 31.00 43.00 16.67 167.674 5613 5613 1721 46 20

1723 64 - ENES BAĞÇIVANCI
Yüceli Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 3 6 1.00 3 7 0.67 1 3 0.00 2 2 1.33 6 13 1.67 26.00 40.00 12.67 167.659 5621 5621 1723 7 7

1724 1013 - SIDA TİCE
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 6 9 3.00 10 0 10.00 7 1 6.67 1 0 1.00 2 1 1.67 6 11 2.33 32.00 22.00 24.67 167.659 5621 5621 1723 143 20

1725 8 - BİRGÜL KAPLAN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 4 1 3.67 6 3 5.00 2 3 1.00 2 4 0.67 6 8 3.33 28.00 28.00 18.67 167.659 5621 5621 1723 7 7

1726 175 - EYÜP TUNCER
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 6 1 5.67 2 8 -0.67 4 7 1.67 7 9 4.00 29.00 40.00 15.67 167.659 5621 5621 1723 20 10

1727 739 - MUSTAFA BULUT
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 7 -2.33 6 8 3.33 10 6 8.00 28.00 49.00 11.67 167.644 5628 5628 1727 31 9

1728 88 - EVİNDAR AKDOĞ N
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 10 6 8.00 9 0 9.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 27.00 10.00 23.66 167.630 5638 5638 1728 31 4

1729 0 - RUKEN BORAK
İMKB Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 5 4 3.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 2 1.33 8 12 4.00 28.00 34.00 16.66 167.615 5640 5640 1729 30 16

1730 92 - BERİTAN YALÇIN
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 9 5 7.33 0 6 -2.00 2 4 0.67 1 2 0.33 6 11 2.33 6 12 2.00 24.00 40.00 10.66 167.615 5640 5640 1729 19 7

1731 593 - KEREM SADİOĞLU
İnkılap Ortaokulu 8 / D 7 10 3.67 2 3 1.00 2 5 0.33 0 0 0.00 5 7 2.67 8 10 4.67 24.00 35.00 12.34 167.215 5643 5643 1731 30 11

1732 460 - SENA DEMİRCAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 3 4 1.67 7 3 6.00 1 2 0.33 4 9 1.00 7 10 3.67 30.00 38.00 17.34 167.200 5644 5644 1732 74 15

1733 342 - ALİYE AKAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 7 6 5.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 0 2 -0.67 3 4 1.67 6 7 3.67 24.00 29.00 14.34 167.200 5644 5644 1732 139 25

1734 62 - AYŞENUR KILIÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 6 7 3.67 6 0 6.00 3 2 2.33 3 2 2.33 1 2 0.33 6 4 4.67 25.00 17.00 19.33 167.170 5648 5648 1734 6 6

1735 463 - HAMZA KURTCEBE
İnkılap Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 4 3 3.00 9 0 9.00 4 0 4.00 3 8 0.33 6 12 2.00 34.00 32.00 23.33 167.141 5651 5651 1735 31 10

1736 1076 - YAĞMUR DURSUN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 7 9 4.00 2 2 1.33 5 2 4.33 2 3 1.00 3 2 2.33 5 5 3.33 24.00 23.00 16.32 167.111 5657 5657 1736 144 17

1737 95 - EBRU ÖTER
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 10 7 7.67 3 4 1.67 4 6 2.00 6 2 5.33 0 1 -0.33 3 4 1.67 26.00 24.00 18.01 166.726 5659 5659 1737 20 5

1738 281 - AYLİN KORUL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 5 13 0.67 3 7 0.67 6 3 5.00 4 6 2.00 9 10 5.67 6 9 3.00 33.00 48.00 17.01 166.711 5660 5660 1738 37 18

1739 20 - BELİNAY TUMUR
Dikmen Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 4 0 4.00 6 4 4.67 2 1 1.67 2 1 1.67 5 9 2.00 27.00 24.00 19.01 166.696 5661 5661 1739 22 8

1740 159 - ŞERİF ÇİMEN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 2 3 1.00 9 1 8.67 5 1 4.67 1 2 0.33 10 7 7.67 31.00 27.00 22.01 166.696 5661 5661 1739 25 17

1741 641 - HELEN KAYMAZ
Fırat Ortaokulu 8 / E 12 6 10.00 4 3 3.00 4 5 2.33 2 3 1.00 2 7 -0.33 4 12 0.00 28.00 36.00 16.00 166.681 5666 5666 1741 21 2

1742 44 - HAVVA KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 8 9 5.00 3 5 1.33 6 3 5.00 4 4 2.67 1 8 -1.67 9 10 5.67 31.00 39.00 18.00 166.667 5672 5672 1742 12 2

1743 271 - ROJDA SUFUK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 4 9 1.00 6 1 5.67 4 5 2.33 5 4 3.67 8 5 6.33 4 9 1.00 31.00 33.00 20.00 166.652 5676 5676 1743 67 13

1744 110 - AHMET FURKAN KAYLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 11 7 8.67 3 5 1.33 6 3 5.00 6 2 5.33 3 11 -0.67 5 14 0.33 34.00 42.00 19.99 166.637 5680 5680 1744 68 8

1745 944 - BİLAL TUMUR
Zergan Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 7 2 6.33 8 2 7.33 6 0 6.00 1 10 -2.33 3 8 0.33 36.00 30.00 25.99 166.637 5680 5680 1744 46 7

1746 13 - BAVER YİĞİT
Başak Ortaokulu 8 / A 10 6 8.00 8 2 7.33 5 3 4.00 1 2 0.33 1 3 0.00 3 8 0.33 28.00 24.00 19.99 166.637 5680 5680 1744 9 5

1747 517 - JİYAN GÖKDEMİR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 2 2.33 2 5 0.33 6 9 3.00 29.00 36.00 16.99 166.637 5680 5680 1744 73 24

1748 444 - MUHAMMED DEMİR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 6 2 5.33 6 4 4.67 1 2 0.33 5 15 0.00 3 11 -0.67 33.00 42.00 18.99 166.622 5685 5685 1748 74 25

1749 700 - UMUT ELBİR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 6 2 5.33 6 4 4.67 1 2 0.33 2 6 0.00 3 11 -0.67 30.00 33.00 18.99 166.622 5685 5685 1748 74 25

1750 454 - BÜNYAMİN KIZILÇINARGS
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 9 8 6.33 3 4 1.67 7 3 6.00 2 2 1.33 0 2 -0.67 7 11 3.33 28.00 30.00 17.99 166.607 5689 5689 1750 32 4

1751 395 - ZELAL ABAY
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 10 -2.33 7 13 2.67 38.00 43.00 23.68 166.237 5691 5691 1751 37 5

1752 206 - MARYAGÜZEL
Dicle Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 11 9 8.00 32.00 58.00 12.67 166.193 5695 5695 1752 36 15

1753 115 - YAĞMUR KILIÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 7 4 5.67 6 0 6.00 4 2 3.33 1 1 0.67 0 1 -0.33 5 5 3.33 23.00 13.00 18.67 166.193 5695 5695 1752 7 7

1754 602 - ABDURRAHMAN ÖTÜNÇ
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 8 9 5.00 3 7 0.67 5 5 3.33 6 0 6.00 3 7 0.67 5 6 3.00 30.00 34.00 18.67 166.193 5695 5695 1752 8 8

1755 191 - YUSUF AYD N
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 7 13 2.67 32.00 58.00 12.66 166.178 5706 5706 1755 8 1

1756 576 - NİSA GÜNENÇ
Fırat Ortaokulu 8 / C 9 9 6.00 4 4 2.67 9 1 8.67 3 5 1.33 2 7 -0.33 6 11 2.33 33.00 37.00 20.67 166.178 5706 5706 1755 22 5

1757 55 - FURKAN AKAN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 8 8 5.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 1 0.67 4 4 2.67 4 9 1.00 28.00 31.00 17.67 166.178 5706 5706 1755 28 13

1758 996 - HAMDİYE TUNÇ
Zergan Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 7 2 6.33 3 4 1.67 7 6 5.00 4 15 -1.00 35.00 43.00 20.67 166.178 5706 5706 1755 47 8

1759 196 - ENES ÇELİK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 10 3 9.00 5 2 4.33 7 2 6.33 2 0 2.00 0 1 -0.33 3 11 -0.67 27.00 19.00 20.66 166.163 5718 5718 1759 21 1

1760 623 - LOKMAN BAŞBOĞA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 9 11 5.33 4 6 2.00 9 1 8.67 0 10 -3.33 7 13 2.67 6 14 1.33 35.00 55.00 16.67 166.163 5718 5718 1759 50 2

1761 531 - YUSUF NERGİZ
Sürekli Ortaokulu 8 / D 11 8 8.33 8 1 7.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 1 2 0.33 2 4 0.67 24.00 22.00 16.67 166.163 5718 5718 1759 17 1

1762 15 - NESRİN KURŞUN
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 5 11 1.33 5 0 5.00 2 4 0.67 6 1 5.67 6 1 5.67 6 14 1.33 30.00 31.00 19.67 166.163 5718 5718 1759 7 7

1763 76 - FURKAN DOĞAN
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 5 11 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 9 6.00 7 10 3.67 29.00 52.00 11.66 166.163 5718 5718 1759 21 11

1764 844 - ÜMRAN KIZIL
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 9 11 5.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 7 8 4.33 36.00 49.00 19.66 166.148 5725 5725 1764 33 9



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1765 296 - ESMA BİNGÖL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 10 8 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 0 6 -2.00 2 7 -0.33 5 11 1.33 32.00 37.00 19.66 166.148 5725 5725 1764 76 19

1766 791 - MİZGİN FİLİZ
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 1 8 -1.67 34.00 25.00 25.66 166.148 5725 5725 1764 21 6

1767 19 - BAVER KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 10 9 7.00 1 8 -1.67 5 2 4.33 1 6 -1.00 4 12 0.00 6 7 3.67 27.00 44.00 12.33 165.689 5737 5737 1767 23 8

1768 794 - UMUT ERTEM
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 4 15 -1.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 10 10 6.67 9 11 5.33 28.00 50.00 11.34 165.689 5737 5737 1767 83 15

1769 1142 - UMUT KALKAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 9 9 6.00 10 0 10.00 3 5 1.33 3 2 2.33 2 9 -1.00 5 7 2.67 32.00 32.00 21.33 165.689 5737 5737 1767 145 11

1770 16 - EMİNE YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 8 3 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 8.00 23.34 165.689 5737 5737 1767 6 6

1771 722 - MEHMET NURİ ALPASLAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 10 8 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 4 0.67 4 12 0.00 30.00 29.00 20.33 165.674 5745 5745 1771 22 2

1772 109 - ELANUR KURĞA
Vatan Ortaokulu 8 / B 7 5 5.33 3 2 2.33 0 2 -0.67 7 1 6.67 2 0 2.00 5 10 1.67 24.00 20.00 17.33 165.674 5745 5745 1771 47 8

1773 488 - ALEYNA DURMUŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 6 3 5.00 3 2 2.33 6 0 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 9 4.00 22.00 14.00 17.33 165.674 5745 5745 1771 50 14

1774 66 - EFE ÇETİNER
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 9 5 7.33 5 3 4.00 3 6 1.00 3 3 2.00 1 5 -0.67 4 4 2.67 25.00 26.00 16.33 165.659 5752 5752 1774 77 20

1775 855 - NEHİR KUL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 12 8 9.33 6 3 5.00 4 6 2.00 2 6 0.00 3 17 -2.67 6 10 2.67 33.00 50.00 16.33 165.659 5752 5752 1774 140 12

1776 360 - İLAYDA ÜREY
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 5 8 2.33 4 2 3.33 5 2 4.33 2 0 2.00 7 6 5.00 4 8 1.33 27.00 26.00 18.32 165.630 5759 5759 1776 75 15

1777 699 - BARAN DEĞER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 9 7 6.67 1 7 -1.33 4 4 2.67 6 2 5.33 0 0 0.00 6 10 2.67 26.00 30.00 16.01 165.230 5762 5762 1777 76 16

1778 29 - BEYZA NUR KİLİÇ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 4 2.67 5 7 2.67 3 16 -2.33 34.00 45.00 19.01 165.230 5762 5762 1777 24 9

1779 79 - ALİ HÜSEYİN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / 0 4 10 0.67 3 4 1.67 2 5 0.33 5 1 4.67 9 1 8.67 3 9 0.00 26.00 30.00 16.01 165.230 5762 5762 1777 14 1

1780 65 - BERFİN ÖZDEMİR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 6 13 1.67 2 6 0.00 5 5 3.33 4 2 3.33 5 6 3.00 8 10 4.67 30.00 42.00 16.00 165.215 5765 5765 1780 51 3

1781 883 - SURANUR EREN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 6 9 3.00 8 1 7.67 5 3 4.00 3 4 1.67 3 4 1.67 6 9 3.00 31.00 30.00 21.01 165.215 5765 5765 1780 64 15

1782 94 - NURSEL ERZİİ
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 7 12 3.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 1 7 -1.33 6 3 5.00 34.00 30.00 24.00 165.200 5770 5770 1782 15 15

1783 62 - ALYE GÜNENÇ
Fırat Ortaokulu 8 / B 7 7 4.67 2 1 1.67 4 5 2.33 3 5 1.33 4 2 3.33 5 10 1.67 25.00 30.00 15.00 165.200 5770 5770 1782 23 5

1784 367 - CEREN MALGİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 9 8 6.33 0 1 -0.33 5 1 4.67 8 1 7.67 1 4 -0.33 6 12 2.00 29.00 27.00 20.01 165.200 5770 5770 1782 69 6

1785 6 - MEHMET ELMAS
Çağıl Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 1 2.67 0 6 -2.00 7 13 2.67 31.00 39.00 18.00 165.200 5770 5770 1782 5 5

1786 713 - ELANUR ÖLÇER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 9 8 6.33 9 1 8.67 4 5 2.33 5 0 5.00 0 6 -2.00 4 4 2.67 31.00 24.00 23.00 165.185 5782 5782 1786 141 19

1787 0 - ALEYNA DEMİK AYA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 11 5 9.33 2 5 0.33 7 2 6.33 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 15.00 15.99 165.156 5791 5791 1787 38 19

1788 259 - PİRAN OK
Fırat Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 0 0 0.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 4 4 2.67 8 10 4.67 21.00 31.00 10.68 164.756 5798 5798 1788 24 6

1789 52 - NİSA KALKAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 8 7 5.67 3 0 3.00 2 5 0.33 4 3 3.00 3 1 2.67 5 12 1.00 25.00 28.00 15.67 164.726 5800 5800 1789 70 3

1790 607 - ÖZGÜR EMEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 11 7 8.67 7 2 6.33 5 3 4.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 6 12 2.00 32.00 40.00 18.67 164.726 5800 5800 1789 23 5

1791 1366 - NURDA ASO
Bahçelievler Ortaokulu 8 / 0 7 13 2.67 4 3 3.00 5 3 4.00 1 1 0.67 1 5 -0.67 10 9 7.00 28.00 34.00 16.67 164.696 5803 5803 1791 14 1

1792 118 - VİYAN MUSO
Doyuran Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 3 5 1.33 7 3 6.00 1 6 -1.00 2 4 0.67 7 8 4.33 27.00 34.00 15.66 164.667 5812 5812 1792 3 3

1793 241 - NİSANUR ÖZÇELIK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 10 6 8.00 1 3 0.00 3 5 1.33 6 3 5.00 0 0 0.00 5 11 1.33 25.00 28.00 15.66 164.667 5812 5812 1792 142 5

1794 51 - ENES KARAALP
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 4 9 1.00 5 11 1.33 30.00 43.00 15.66 164.667 5812 5812 1792 3 3

1795 897 - NECMETTİN DOĞAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 9 9 6.00 7 3 6.00 8 1 7.67 0 2 -0.67 2 2 1.33 3 8 0.33 29.00 25.00 20.66 164.652 5815 5815 1795 146 13

1796 185 - HİVRON ERDEM
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 7 7 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 2 4 0.67 4 16 -1.33 7 10 3.67 36.00 41.00 22.35 164.267 5819 5819 1796 10 10

1797 1485 - YAKUP ÇİÇEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 2 -0.67 8 12 4.00 8 10 4.67 27.00 53.00 9.34 164.237 5822 5822 1797 15 1

1798 198 - 
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 6 10 2.67 7 13 2.67 34.00 47.00 18.34 164.237 5822 5822 1797 26 18

1799 719 - MEDİNE BULUT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 9 10 5.67 6 4 4.67 7 2 6.33 0 3 -1.00 6 3 5.00 3 16 -2.33 31.00 38.00 18.34 164.237 5822 5822 1797 147 15

1800 341 - EMİR ARPA
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 10 9 7.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 3 2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 32.00 53.00 14.34 164.222 5826 5826 1800 38 16

1801 92 - Z L N
Sürekli Ortaokulu 8 / C 11 4 9.67 3 1 2.67 1 0 1.00 1 0 1.00 2 5 0.33 2 7 -0.33 20.00 17.00 14.34 164.222 5826 5826 1800 18 15

1802 496 - SENA KARABOĞA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 0 / D 4 11 0.33 3 3 2.00 4 4 2.67 1 3 0.00 6 4 4.67 7 7 4.67 25.00 32.00 14.34 164.222 5826 5826 1800 148 1

1803 1642 - YUS F GEÇTİ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 10 10 6.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 3 2.00 2 2 1.33 4 16 -1.33 35.00 35.00 23.34 164.222 5826 5826 1800 148 14

1804 437 - ŞEVSAR BULUŞ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 6 0 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 0 4 -1.33 4 16 -1.33 35.00 35.00 23.33 164.207 5836 5836 1804 32 13

1805 691 - İZZ TTİ BAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 11 9 8.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 4 15 -1.00 30.00 59.00 10.33 164.193 5841 5841 1805 143 23

1806 0 - EREN OKAY
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 10 8 7.33 9 1 8.67 3 4 1.67 4 1 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 14.00 21.34 164.193 5841 5841 1805 84 18

1807 104 - CUMA DENİZ
Fırat Ortaokulu 8 / D 8 8 5.33 4 2 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 7 6 5.00 19.00 17.00 13.33 164.193 5841 5841 1805 25 6

1808 760 - SEMANUR ÖZER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 8 12 4.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 8 12 4.00 34.00 56.00 15.33 164.178 5847 5847 1808 77 10

1809 116 - SİNAN BAYHAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 6 3 5.00 6 3 5.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 6 11 2.33 30.00 35.00 18.33 164.178 5847 5847 1808 15 14

1810 81 - CİHAN DOLU
Vatan Ortaokulu 8 / B 9 5 7.33 3 2 2.33 6 2 5.33 3 2 2.33 2 5 0.33 3 7 0.67 26.00 23.00 18.32 164.163 5854 5854 1810 48 9

1811 277 - EYÜP OĞUZ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 6 1 5.67 1 6 -1.00 5 3 4.00 0 0 0.00 2 1 1.67 3 1 2.67 17.00 12.00 13.01 163.763 5858 5858 1811 16 6

1812 470 - SAADET DEMİRAL
Zergan Ortaokulu 8 / D 7 6 5.00 6 1 5.67 7 1 6.67 2 2 1.33 4 7 1.67 4 10 0.67 30.00 27.00 21.01 163.748 5859 5859 1812 48 6

1813 292 - MEHMET ÖZDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 7 11 3.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 2 7 -0.33 6 10 2.67 7 9 4.00 29.00 48.00 13.01 163.719 5864 5864 1813 150 19



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1814 648 - EMİRHAN YİĞİT
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 6 10 2.67 5 4 3.67 3 5 1.33 4 2 3.33 3 7 0.67 8 8 5.33 29.00 36.00 17.00 163.719 5864 5864 1813 59 11

1815 19 - ASMİN SARIB O*
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 11 6 9.00 6 3 5.00 5 4 3.67 0 5 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 18.00 16.00 163.704 5868 5868 1815 10 3

1816 622 - RAMAZAN TEKİN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 6 8 3.33 3 5 1.33 4 4 2.67 1 6 -1.00 3 9 0.00 9 7 6.67 26.00 39.00 13.00 163.704 5868 5868 1815 85 16

1817 20 - FETHULLAH KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 1 6 -1.00 4 5 2.33 0 7 -2.33 3 17 -2.67 10 10 6.67 28.00 54.00 10.00 163.704 5868 5868 1815 6 6

1818 449 - AYŞE ALKAN
Zergan Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 4 4 2.67 4 5 2.33 1 1 0.67 4 11 0.33 11 9 8.00 29.00 42.00 15.00 163.689 5874 5874 1818 49 19

1819 426 - GÜLBİN ANŞİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 3 5 1.33 4 5 2.33 0 2 -0.67 4 7 1.67 6 9 3.00 25.00 36.00 12.99 163.689 5874 5874 1818 78 17

1820 532 - VİYAN ÇELİK
İMKB Ortaokulu 8 / C 8 11 4.33 5 5 3.33 3 2 2.33 0 0 0.00 1 3 0.00 8 9 5.00 25.00 30.00 14.99 163.674 5879 5879 1820 31 7

1821 168 - SULTAN AKMAN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 0 4 -1.33 6 3 5.00 1 1 0.67 1 3 0.00 8 5 6.33 22.00 24.00 14.00 163.674 5879 5879 1820 32 11

1822 1004 - SELANUR AKSOY
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 9 10 5.67 7 2 6.33 7 2 6.33 6 3 5.00 1 2 0.33 4 11 0.33 34.00 30.00 23.99 163.674 5879 5879 1820 151 15

1823 252 - MUHAMMED YUSUF DAĞ
Fırat Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 0 6 -2.00 8 2 7.33 1 2 0.33 2 3 1.00 4 6 2.00 24.00 27.00 14.99 163.674 5879 5879 1820 26 7

1824 9 - ASMİN AYAZ
İMKB Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 4 4 2.67 6 3 5.00 3 4 1.67 5 10 1.67 6 10 2.67 31.00 40.00 17.68 163.259 5888 5888 1824 32 5

1825 264 - TUNCAY YILDIRIM
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 6 10 2.67 6 3 5.00 5 2 4.33 0 0 0.00 7 13 2.67 7 12 3.00 31.00 40.00 17.67 163.244 5890 5890 1825 39 12

1826 776 - MUSA AYGÜN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 9 7 6.67 1 7 -1.33 7 3 6.00 1 5 -0.67 6 5 4.33 3 13 -1.33 27.00 40.00 13.67 163.230 5894 5894 1826 71 9

1827 426 - EFTELYAS ARIBOĞA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 11 9 8.00 18.00 22.00 10.67 163.230 5894 5894 1826 71 12

1828 181 - AHMET KAYMAZ
İstiklal Ortaokulu 8 / C 6 13 1.67 9 1 8.67 8 2 7.33 0 0 0.00 2 3 1.00 8 12 4.00 33.00 31.00 22.67 163.230 5894 5894 1826 11 3

1829 1716 - SUDENAZ YALÇINKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 10 10 6.67 5 1 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 1.00 27.00 22.00 19.67 163.230 5894 5894 1826 152 16

1830 321 - BERKAY ÖNER
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 11 9 8.00 7 3 6.00 3 3 2.00 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 19.00 18.67 163.215 5901 5901 1830 73 14

1831 229 - VİLDAN TAŞKIN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 3 7 0.67 3 6 1.00 0 1 -0.33 4 5 2.33 5 12 1.00 25.00 40.00 11.67 163.200 5907 5907 1831 22 11

1832 711 - MEHMET TAŞ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 10 7 7.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 7 8 4.33 23.00 34.00 11.67 163.200 5907 5907 1831 34 5

1833 607 - ASMİN DAMAR
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 10 5 8.33 1 8 -1.67 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.00 19.00 22.00 11.66 163.185 5915 5915 1833 51 15

1834 236 - İSHAK ARIÇ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 12 8 9.33 8 2 7.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 0 3 -1.00 5 15 0.00 29.00 34.00 17.66 163.185 5915 5915 1833 14 10

1835 106 - LEYLA ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 5 4 3.67 8 2 7.33 4 5 2.33 0 4 -1.33 7 8 4.33 31.00 31.00 20.66 163.185 5915 5915 1833 25 9

1836 0 - * A EAYNHSN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 9 11 5.33 18.00 22.00 10.66 163.170 5919 5919 1836 74 10

1837 80 - ASMANUR KAYA
Işıklar Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 3 1.00 8 7 5.67 4 9 1.00 29.00 44.00 14.34 162.756 5924 5924 1837 23 12

1838 1017 - ZELAL KARAOSMANOĞLU
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 9 10 5.67 1 0 1.00 4 3 3.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 8 12 4.00 22.00 26.00 13.34 162.741 5926 5926 1838 75 7

1839 487 - NİSANUR ERTAŞ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 7 9 4.00 5 2 4.33 6 2 5.33 4 2 3.33 3 4 1.67 4 7 1.67 29.00 26.00 20.33 162.741 5926 5926 1838 78 29

1840 78 - NESRİN KOÇHAN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 8 7 5.67 2 6 0.00 6 4 4.67 1 6 -1.00 1 1 0.67 6 8 3.33 24.00 32.00 13.34 162.741 5926 5926 1838 5 5

1841 5 - EMİN KARAAS AN
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 10 9 7.00 9 1 8.67 6 3 5.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 20.00 21.34 162.726 5934 5934 1841 4 4

1842 163 - BURAK AKAR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 10 8 7.33 8 1 7.67 4 4 2.67 1 3 0.00 0 6 -2.00 4 4 2.67 27.00 26.00 18.34 162.726 5934 5934 1841 79 6

1843 196 - BÜNYAMİN JR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 5 5 3.33 7 13 2.67 5 12 1.00 33.00 53.00 15.33 162.711 5936 5936 1843 47 16

1844 14 - YASIR ADIBELLİ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 12 5 10.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 3 3 2.00 0 12 -4.00 27.00 29.00 17.34 162.711 5936 5936 1843 4 4

1845 241 - FAYSAL DURAK
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 7 6 5.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 10 10 6.67 25.00 47.00 9.33 162.711 5936 5936 1843 40 8

1846 442 - EFE KÖSEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 3 5 1.33 4 3 3.00 2 4 0.67 5 8 2.33 5 9 2.00 27.00 38.00 14.33 162.696 5942 5942 1846 79 27

1847 517 - ZEHRA BARAN
Vatan Ortaokulu 8 / B 7 7 4.67 4 3 3.00 4 3 3.00 4 3 3.00 3 5 1.33 5 8 2.33 27.00 29.00 17.33 162.696 5942 5942 1846 49 10

1848 107 - MUHAMMED GÜZEL
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 1 2 0.33 8 12 4.00 26.00 38.00 13.33 162.681 5946 5946 1848 15 4

1849 428 - NÜMEYSA YEŞİLOVA
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 7 8 4.33 1 6 -1.00 2 4 0.67 0 0 0.00 4 5 2.33 8 12 4.00 22.00 35.00 10.33 162.681 5946 5946 1848 52 16

1850 515 - ASMİN YILMAZ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 1 1 0.67 4 5 2.33 3 0 3.00 2 4 0.67 6 4 4.67 23.00 24.00 15.01 162.281 5952 5952 1850 24 3

1851 55 - BERAT DÖLEK
Zergan Ortaokulu 8 / D 5 13 0.67 7 3 6.00 6 1 5.67 1 0 1.00 9 4 7.67 4 15 -1.00 32.00 36.00 20.01 162.267 5955 5955 1851 50 7

1852 599 - SAİD BOZDAĞ
İnkılap Ortaokulu 8 / D 4 12 0.00 5 3 4.00 6 4 4.67 1 3 0.00 5 7 2.67 8 7 5.67 29.00 36.00 17.01 162.267 5955 5955 1851 33 12

1853 426 - ZİLAN TUSUN
Zergan Ortaokulu 8 / C 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 9 10 5.67 6 14 1.33 34.00 54.00 16.01 162.252 5959 5959 1853 51 17

1854 96 - MUAAMEDD MUTAA ADANIR
Zergan Ortaokulu 8 / C 7 9 4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 1 0.67 0 1 -0.33 9 9 6.00 24.00 33.00 13.01 162.252 5959 5959 1853 51 17

1855 274 - KÜBRA AKBULUT
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 6 13 1.67 32.00 57.00 13.01 162.252 5959 5959 1853 41 20

1856 515 - EREN ÇELİK
Zergan Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 35.00 51.00 18.00 162.222 5971 5971 1856 53 20

1857 112 - ZELAL GÜM*
Eşme Ortaokulu 8 / A 7 5 5.33 8 1 7.67 6 3 5.00 6 2 5.33 0 0 0.00 3 7 0.67 30.00 18.00 24.00 162.222 5971 5971 1856 4 3

1858 175 - MAHİR BARAN TURAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 36.00 54.00 18.00 162.222 5971 5971 1856 144 19

1859 208 - ENES ASLAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 7 5 5.33 9 0 9.00 4 4 2.67 3 2 2.33 0 0 0.00 4 7 1.67 27.00 18.00 21.00 162.222 5971 5971 1856 22 9

1860 43 - EMİNE KILIÇ
Dikmen Ortaokulu 8 / C 9 8 6.33 3 3 2.00 7 1 6.67 5 3 4.00 1 1 0.67 3 8 0.33 28.00 24.00 20.00 162.207 5981 5981 1860 26 8

1861 130 - MUSA KOÇHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 2 6 0.00 1 7 -1.33 1 1 0.67 0 3 -1.00 8 8 5.33 21.00 33.00 10.00 162.193 5984 5984 1861 16 5

1862 89 - MUHAMMED ERTAŞ
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 6 6 4.00 5 5 3.33 5 3 4.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 9 8 6.33 25.00 27.00 15.99 162.178 5985 5985 1862 10 10



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1863 337 - BEŞİR TOFAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 9 11 5.33 36.00 54.00 17.99 162.163 5987 5987 1863 16 8

1864 36 - ELANUR OLGUN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 9 7 6.67 7 2 6.33 7 3 6.00 3 5 1.33 1 1 0.67 2 7 -0.33 29.00 25.00 20.67 161.778 5989 5989 1864 27 10

1865 682 - UTKU EROL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 5 2 4.33 6 4 4.67 0 2 -0.67 4 7 1.67 6 9 3.00 28.00 34.00 16.67 161.763 5991 5991 1865 25 4

1866 93 - RUKEN ACAR
Çıplak Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 4 1 3.67 6 2 5.33 0 2 -0.67 1 7 -1.33 9 9 6.00 27.00 31.00 16.67 161.763 5991 5991 1865 10 10

1867 415 - MEHMET SİRAÇ OBUZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 7 7 4.67 6 1 5.67 5 2 4.33 1 0 1.00 2 3 1.00 4 6 2.00 25.00 19.00 18.67 161.748 5994 5994 1867 86 11

1868 462 - SAMET DAMAR
Vatan Ortaokulu 8 / C 6 11 2.33 2 1 1.67 6 2 5.33 0 0 0.00 4 4 2.67 7 10 3.67 25.00 28.00 15.67 161.748 5994 5994 1867 50 21

1869 221 - İBRAHİM ABLAY
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 6 2 5.33 9 1 8.67 0 1 -0.33 1 10 -2.33 5 5 3.33 30.00 28.00 20.67 161.733 6000 6000 1869 16 5

1870 537 - MERYEM BOZAN
İMKB Ortaokulu 8 / E 8 10 4.67 6 2 5.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 3 5 1.33 5 11 1.33 31.00 34.00 19.66 161.704 6007 6007 1870 33 3

1871 223 - MEHDİYE KÜRÜMİ ÇAKA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 6 6 4.00 0 4 -1.33 2 2 1.33 1 2 0.33 9 8 6.33 5 15 0.00 23.00 37.00 10.66 161.704 6007 6007 1870 52 13

1872 125 - HARUN KOÇHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 8 2 7.33 5 4 3.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 10 8 7.33 29.00 31.00 18.66 161.689 6012 6012 1872 17 12

1873 302 - HARBİYE ERDOĞAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 6 11 2.33 2 3 1.00 3 3 2.00 0 0 0.00 5 6 3.00 8 11 4.33 24.00 34.00 12.66 161.689 6012 6012 1872 53 5

1874 4 - EMİNE MENİZ
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 6 8 3.33 8 0 8.00 8 2 7.33 5 4 3.67 0 0 0.00 5 8 2.33 32.00 22.00 24.66 161.689 6012 6012 1872 23 10

1875 25 - SERHAT ERDEM
Işıklar Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 30.00 50.00 13.34 161.274 6017 6017 1875 24 12

1876 606 - KERİM YAMAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 6 4 4.67 7 2 6.33 2 3 1.00 3 7 0.67 0 4 -1.33 8 9 5.00 26.00 29.00 16.34 161.274 6017 6017 1875 54 14

1877 326 - MEHMETEMİR SOLHAN FB
Vatan Ortaokulu 8 / A 5 13 0.67 5 3 4.00 4 4 2.67 0 0 0.00 4 6 2.00 9 9 6.00 27.00 35.00 15.34 161.259 6021 6021 1877 51 15

1878 368 - BANU DOĞAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 6 6 4.00 2 2 1.33 3 5 1.33 2 2 1.33 4 7 1.67 6 7 3.67 23.00 29.00 13.33 161.259 6021 6021 1877 65 9

1879 265 - IRMAK BAHADUR
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 10 6 8.00 5 1 4.67 5 0 5.00 0 1 -0.33 3 3 2.00 3 15 -2.00 26.00 26.00 17.34 161.244 6024 6024 1879 24 11

1880 8 - ENES KARADAĞ
Körsu Ortaokulu 8 / A 9 7 6.67 2 2 1.33 4 3 3.00 0 5 -1.67 4 5 2.33 2 4 0.67 21.00 26.00 12.33 161.244 6024 6024 1879 1 1

1881 59 - MAHMUT KILIÇ
Eşme Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 5 1 4.67 1 1 0.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 14.00 17.34 161.244 6024 6024 1879 5 4

1882 455 - RÜMEYSA DİNÇ
Vatan Ortaokulu 8 / B 10 3 9.00 1 4 -0.33 2 4 0.67 5 0 5.00 2 4 0.67 4 14 -0.67 24.00 29.00 14.34 161.244 6024 6024 1879 52 11

1883 582 - HÜSEYİN GÜLSOY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 4 4 2.67 7 2 6.33 2 5 0.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 29.00 35.00 17.33 161.230 6033 6033 1883 80 21

1884 568 - GAMZE BUDAK
İMKB Ortaokulu 8 / D 7 12 3.00 4 6 2.00 3 5 1.33 4 6 2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 30.00 47.00 14.33 161.230 6033 6033 1883 34 3

1885 611 - GÜLŞEN BORA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 7 8 4.33 2 3 1.00 2 3 1.00 2 0 2.00 3 3 2.00 6 9 3.00 22.00 26.00 13.33 161.215 6043 6043 1885 80 18

1886 27 - AHMET SAYILIR
İnkılap Ortaokulu 8 / D 10 8 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 17.00 19.33 161.215 6043 6043 1885 34 13

1887 456 - TÜRKAN DEMİRKAYA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 5 13 0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 3 4.00 12 8 9.33 3 14 -1.67 33.00 50.00 16.33 161.215 6043 6043 1885 145 20

1888 68 - NURULLAH A
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 7 9 4.00 3 3 2.00 2 0 2.00 0 0 0.00 3 5 1.33 5 3 4.00 20.00 20.00 13.33 161.215 6043 6043 1885 48 7

1889 943 - YUSUF CAN KUTLU
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 9 11 5.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 4 2.67 2 6 0.00 6 14 1.33 35.00 41.00 21.33 161.200 6050 6050 1889 26 13

1890 11 - FATİME ÖÜ M M
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 3 2 2.33 6 2 5.33 4 3 3.00 0 2 -0.67 6 14 1.33 29.00 32.00 18.32 161.185 6052 6052 1890 33 5

1891 151 - AHMET KILINÇASLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 10 10 6.67 4 6 2.00 5 5 3.33 0 5 -1.67 0 10 -3.33 9 9 6.00 28.00 45.00 13.00 160.770 6055 6055 1891 146 24

1892 10 - MELEK YARDIM
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 7 9 4.00 5 5 3.33 3 4 1.67 6 2 5.33 0 1 -0.33 7 9 4.00 28.00 30.00 18.00 160.756 6057 6057 1892 27 9

1893 681 - MUHBET YALÇINKAYAGS
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 9 10 5.67 2 7 -0.33 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 4 6 2.00 28.00 30.00 18.00 160.756 6057 6057 1892 35 6

1894 636 - İHSAN ACEBEK
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 9 9 6.00 6 2 5.33 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 26.00 24.00 18.00 160.756 6057 6057 1892 60 12

1895 660 - ZEHRA DENİZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 9 6 7.00 4 4 2.67 2 5 0.33 3 3 2.00 2 5 0.33 5 10 1.67 25.00 33.00 14.00 160.741 6060 6060 1895 153 12

1896 0 - TUANA SUDEN ARAS
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 6 5 4.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 2 6.33 1 5 -0.67 5 10 1.67 34.00 27.00 25.00 160.726 6065 6065 1896 76 13

1897 658 - ZELİHA NU BAŞDAŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 9 11 5.33 6 2 5.33 6 4 4.67 2 1 1.67 1 3 0.00 5 9 2.00 29.00 30.00 19.00 160.726 6065 6065 1896 81 7

1898 20 - MERYEM KARAALP
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 8 9 5.00 3 3 2.00 5 4 3.67 7 3 6.00 1 0 1.00 6 14 1.33 30.00 33.00 19.00 160.726 6065 6065 1896 17 17

1899 106 - ŞEYMA OĞUR
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 11 8 8.33 8 1 7.67 10 0 10.00 2 0 2.00 1 3 0.00 2 15 -3.00 34.00 27.00 25.00 160.726 6065 6065 1896 8 8

1900 85700 - ROJDA İVEDİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 4 16 -1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 8 12 4.00 10 10 6.67 32.00 58.00 12.67 160.281 6076 6076 1900 77 14

1901 642 - RESUL ÇİFÇİ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 9 9 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 1 1.67 0 3 -1.00 5 10 1.67 30.00 28.00 20.67 160.267 6083 6083 1901 34 4

1902 542 - SERHAT KESEN
İMKB Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 4 14 -0.67 6 13 1.67 39.00 46.00 23.67 160.267 6083 6083 1901 35 4

1903 497 - SULTAN BOZKURT
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 0 4 -1.33 8 12 4.00 34.00 40.00 20.67 160.267 6083 6083 1901 36 5

1904 89 - NEHİR KEPENCC
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 7 10 3.67 2 4 0.67 8 2 7.33 3 3 2.00 5 7 2.67 4 8 1.33 29.00 34.00 17.67 160.267 6083 6083 1901 16 16

1905 62 - YUNUS TAŞKIRAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 7 8 4.33 3 4 1.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 5.67 20.00 28.00 10.67 160.252 6094 6094 1905 53 17

1906 102 - HELEN AYDIN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 5 4 3.67 6 2 5.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 5 11 1.33 28.00 34.00 16.67 160.252 6094 6094 1905 4 4

1907 6 - A S M İ N Ç A M
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 15 0.00 9 11 5.33 35.00 55.00 16.67 160.252 6094 6094 1905 55 15

1908 789 - BERAT ÇAKIL
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 15 5 13.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 16 -1.33 2 18 -4.00 35.00 55.00 16.67 160.252 6094 6094 1905 49 17

1909 66 - MERYEM ADLIM
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 3 2.00 1 5 -0.67 6 9 3.00 33.00 34.00 21.67 160.237 6106 6106 1909 4 2

1910 590 - HELEN KURT
İMKB Ortaokulu 8 / C 8 11 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 0 2 -0.67 1 3 0.00 8 9 5.00 25.00 37.00 12.66 160.222 6114 6114 1910 36 8

1911 410 - MEİNE ÇOBAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 12 8 9.33 4 5 2.33 3 7 0.67 1 2 0.33 1 0 1.00 4 15 -1.00 25.00 37.00 12.66 160.222 6114 6114 1910 87 12
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1912 140 - BEHİYE BARAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 9 7 6.67 4 4 2.67 6 3 5.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 33.00 50.00 16.35 159.822 6120 6120 1912 39 4

1913 101 - MEHMET BARAN KANBUR
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 2 3 1.00 3 1 2.67 0 2 -0.67 2 4 0.67 8 6 6.00 21.00 26.00 12.34 159.793 6121 6121 1913 28 10

1914 500 - BARAN KURŞUN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 10 9 7.00 9 1 8.67 6 4 4.67 1 2 0.33 0 0 0.00 4 13 -0.33 30.00 29.00 20.34 159.778 6124 6124 1914 81 4

1915 248 - ŞÜKSAN SENA COTUK
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 8 10 4.67 6 4 4.67 4 4 2.67 4 5 2.33 3 4 1.67 4 8 1.33 29.00 35.00 17.34 159.778 6124 6124 1914 11 4

1916 786 - YUSUFSAİTSABRİMECİT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 9 10 5.67 3 7 0.67 2 1 1.67 2 8 -0.67 1 0 1.00 5 6 3.00 22.00 32.00 11.34 159.778 6124 6124 1914 154 16

1917 53 - BAHAR AUĞURCU
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 0 0 0.00 7 3 6.00 5 4 3.67 3 0 3.00 4 12 0.00 27.00 29.00 17.34 159.778 6124 6124 1914 24 8

1918 658 - MEHMET ÖZTEMEL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 8 4 6.67 7 1 6.67 2 1 1.67 0 0 0.00 3 6 1.00 2 5 0.33 22.00 17.00 16.34 159.763 6132 6132 1918 78 6

1919 932 - ÖMÜR ARTOPAL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 9 7 6.67 9 1 8.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 0 3 -1.00 6 14 1.33 30.00 32.00 19.34 159.763 6132 6132 1918 27 14

1920 221 - BERAT GÜNBAY BA* PRO
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 9 9 6.00 9 1 8.67 6 3 5.00 3 1 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 14.00 22.34 159.763 6132 6132 1918 147 25

1921 522 - DİLA YİĞİT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 9 6 7.00 9 1 8.67 4 4 2.67 9 0 9.00 1 1 0.67 1 11 -2.67 33.00 23.00 25.34 159.763 6132 6132 1918 155 17

1922 25 - ABDULKERİM KASAÇ
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 5 11 1.33 8 1 7.67 4 4 2.67 3 3 2.00 2 1 1.67 7 9 4.00 29.00 29.00 19.34 159.763 6132 6132 1918 25 11

1923 499 - MERVE ALİ
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 7 2 6.33 7 3 6.00 1 3 0.00 1 12 -3.00 6 12 2.00 33.00 41.00 19.33 159.748 6142 6142 1923 12 5

1924 69 - HÜ EYRA NUR CAN
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 8 10 4.67 1 5 -0.67 6 4 4.67 1 2 0.33 6 11 2.33 4 6 2.00 26.00 38.00 13.33 159.748 6142 6142 1923 17 17

1925 993 - FAHRİYE TUNÇ
Zergan Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 3 3 2.00 6 2 5.33 1 4 -0.33 3 4 1.67 5 11 1.33 26.00 32.00 15.33 159.733 6148 6148 1925 54 9

1926 358 - MUHAMMED YUNUS EMRE
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 9 8 6.33 4 3 3.00 9 1 8.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 3 6 1.00 25.00 20.00 18.33 159.733 6148 6148 1925 40 6

1927 252 - YUNUSEMRE BUDAK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 6 3 5.00 5 4 3.67 4 5 2.33 5 10 1.67 8 11 4.33 33.00 44.00 18.33 159.733 6148 6148 1925 50 18

1928 77 - EYMEN ÇELİK
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 1 1 0.67 6 3 5.00 0 1 -0.33 1 1 0.67 5 7 2.67 21.00 21.00 14.01 159.289 6158 6158 1928 41 15

1929 254 - İBRAHİM TURGUT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 4 10 0.67 8 2 7.33 7 2 6.33 0 1 -0.33 2 2 1.33 7 7 4.67 28.00 24.00 20.00 159.274 6159 6159 1929 156 8

1930 39 - FATMAGÜL GÜMÜŞ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 4 16 -1.33 5 3 4.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 11 9 8.00 32.00 45.00 17.00 159.274 6159 6159 1929 13 3

1931 187 - NİSANUR GEÇMEZ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 7 9 4.00 4 4 2.67 4 4 2.67 4 4 2.67 3 2 2.33 5 10 1.67 27.00 33.00 16.01 159.274 6159 6159 1929 37 6

1932 563 - CAN TUNÇ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 5 2 4.33 3 2 2.33 1 3 0.00 2 1 1.67 5 3 4.00 3 7 0.67 19.00 18.00 13.00 159.259 6168 6168 1932 66 16

1933 96 - ŞEMSİHAN YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 3 3 2.00 6 4 4.67 3 5 1.33 2 3 1.00 7 6 5.00 27.00 33.00 16.00 159.259 6168 6168 1932 9 9

1934 243 - BÜŞRA KANŞİRAY
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 6 9 3.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 10 8 7.33 24.00 42.00 10.00 159.259 6168 6168 1932 42 9

1935 90 - MEYA EL BEKR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 3 4 1.67 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 4.00 26.00 30.00 16.00 159.259 6168 6168 1932 82 19

1936 68 - AYŞEGÜL IRMAK
Eskin Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 5 3 4.00 5 4 3.67 5 2 4.33 5 8 2.33 3 10 -0.33 31.00 36.00 19.00 159.259 6168 6168 1932 4 2

1937 686 - DİLEK AKTÜRK
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 1 2.67 9 11 5.33 4 16 -1.33 30.00 54.00 12.00 159.244 6178 6178 1937 83 16

1938 110 - HİRANUR ŞİMDİ
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 2 1.33 2 2 1.33 2 11 -1.67 31.00 30.00 21.00 159.244 6178 6178 1937 13 6

1939 49 - FDYZA GÜMÜŞ
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 4 3 3.00 7 3 6.00 2 1 1.67 0 3 -1.00 5 8 2.33 27.00 27.00 18.00 159.244 6178 6178 1937 10 10

1940 40 - ENSAR AYDIN
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 9 5 7.33 3 3 2.00 6 1 5.67 2 1 1.67 0 0 0.00 3 8 0.33 23.00 18.00 17.00 159.230 6187 6187 1940 5 5

1941 292 - NEHRİN ÖZER
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 0 5 -1.67 4 3 3.00 2 2 1.33 4 2 3.33 5 8 2.33 22.00 30.00 11.99 159.230 6187 6187 1940 17 5

1942 748 - HATİP EMLEK
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 8 8 5.33 8 2 7.33 6 3 5.00 4 5 2.33 3 8 0.33 3 7 0.67 32.00 33.00 20.99 159.230 6187 6187 1940 54 9

1943 420 - ESAT MAHUM TURAAN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 5 14 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 4 -1.33 9 11 5.33 8 12 4.00 29.00 54.00 11.00 159.230 6187 6187 1940 35 5

1944 176 - ABDULLKADİR ÖZTÜRK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 7 8 4.33 5 3 4.00 3 5 1.33 6 2 5.33 4 9 1.00 5 9 2.00 30.00 36.00 17.99 159.230 6187 6187 1940 88 19

1945 582 - SULTAN KAYA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 6 10 2.67 1 6 -1.00 8 2 7.33 3 5 1.33 4 10 0.67 7 7 4.67 29.00 40.00 15.67 158.815 6199 6199 1945 84 11

1946 389 - HASİBE BAYAZİT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 6 10 2.67 5 4 3.67 6 4 4.67 1 1 0.67 6 8 3.33 6 13 1.67 30.00 40.00 16.68 158.800 6200 6200 1946 56 9

1947 178 - CELAL YILDIZ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 7 3 6.00 5 5 3.33 2 5 0.33 2 2 1.33 1 3 0.00 3 1 2.67 20.00 19.00 13.66 158.770 6208 6208 1947 18 6

1948 233 - FATIH KAYA
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 5 15 0.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 0 1.00 5 5 3.33 6 4 4.67 27.00 34.00 15.66 158.756 6215 6215 1948 38 10

1949 107 - ENES ÇELİK
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 9 4 7.67 4 1 3.67 7 0 7.00 0 1 -0.33 2 8 -0.67 3 8 0.33 25.00 22.00 17.67 158.756 6215 6215 1948 29 15

1950 12 - ASMİN DOĞAN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 2 6.33 1 4 -0.33 1 11 -2.67 35.00 31.00 24.66 158.756 6215 6215 1948 36 6

1951 263 - FURKAN DÜLEK
İstiklal Ortaokulu 8 / A 4 8 1.33 4 2 3.33 8 2 7.33 1 0 1.00 2 1 1.67 6 6 4.00 25.00 19.00 18.66 158.756 6215 6215 1948 12 3

1952 236 - BERAT KARADENİ*
Akyazı Ortaokulu 8 / A 6 5 4.33 2 2 1.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 4 5.67 15.00 16.00 9.66 158.756 6215 6215 1948 18 6

1953 482 - İBRAHİM AKTÜRK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 8 11 4.33 1 0 1.00 8 1 7.67 2 1 1.67 3 6 1.00 4 6 2.00 26.00 25.00 17.67 158.756 6215 6215 1948 57 12

1954 160 - EFRAİL AZİZOĞLU
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 6 12 2.00 1 6 -1.00 3 4 1.67 2 1 1.67 4 3 3.00 7 8 4.33 23.00 34.00 11.67 158.756 6215 6215 1948 51 13

1955 390 - ZEYNEP SAĞLAM
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 4 4 2.67 5 2 4.33 0 2 -0.67 2 6 0.00 8 8 5.33 25.00 31.00 14.66 158.741 6224 6224 1955 17 2

1956 74 - HATİCE AKTAŞ
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 1 5 -0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 27.00 55.00 8.66 158.741 6224 6224 1955 8 6

1957 114 - BÜŞRA ECE
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 5 8 2.33 8 0 8.00 5 3 4.00 3 2 2.33 0 0 0.00 7 9 4.00 28.00 22.00 20.66 158.741 6224 6224 1955 26 12

1958 127 - BARAN BALA
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 6 6 4.00 10 0 10.00 5 2 4.33 0 0 0.00 2 6 0.00 5 8 2.33 28.00 22.00 20.66 158.741 6224 6224 1955 25 14

1959 171 - SUNA SÜMER
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 36.00 44.00 21.35 158.341 6235 6235 1959 29 11

1960 126 - EMEL GANIM
İnkılap Ortaokulu 8 / D 7 7 4.67 0 0 0.00 4 6 2.00 0 0 0.00 7 9 4.00 2 4 0.67 20.00 26.00 11.34 158.311 6238 6238 1960 35 14



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

1961 7 - NERİMAN GÜMÜŞ
Eşme Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 5 1 4.67 2 3 1.00 4 3 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 26.00 29.00 16.34 158.296 6241 6241 1961 6 5

1962 582 - İBRAHİM KILINÇ
İnkılap Ortaokulu 8 / D 8 12 4.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 0 1 -0.33 5 9 2.00 7 10 3.67 25.00 44.00 10.34 158.296 6241 6241 1961 36 15

1963 242 - ASMİN ÖZKA N
Sürekli Ortaokulu 8 / C 9 7 6.67 5 3 4.00 6 1 5.67 0 3 -1.00 0 1 -0.33 3 5 1.33 23.00 20.00 16.34 158.296 6241 6241 1961 19 16

1964 11 - ELİF KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 10 1.67 7 12 3.00 35.00 47.00 19.34 158.296 6241 6241 1961 7 7

1965 22 - FATMA* L İLHAN
ÖZEL ÇAĞIN ETİK ORTAOKULU 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 10 0.67 8 9 5.00 28.00 53.00 10.34 158.296 6241 6241 1961 3 3

1966 474 - FATİME KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 10 0.67 5 10 1.67 32.00 47.00 16.33 158.281 6250 6250 1966 14 4

1967 432 - ELİF AHSEN KAYLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 8 8 5.33 1 7 -1.33 4 4 2.67 2 0 2.00 2 3 1.00 7 13 2.67 24.00 35.00 12.34 158.281 6250 6250 1966 79 15

1968 990 - ROZERİN AKDAĞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 31.00 56.00 12.33 158.267 6256 6256 1968 157 21

1969 453 - FURKAN ACAR
İnkılap Ortaokulu 8 / B 4 6 2.00 0 1 -0.33 5 5 3.33 0 3 -1.00 2 0 2.00 9 11 5.33 20.00 26.00 11.33 158.252 6260 6260 1969 37 12

1970 160 - NERGİS ÇAĞRI
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 8 6 6.00 7 2 6.33 4 4 2.67 2 3 1.00 1 0 1.00 1 2 0.33 23.00 17.00 17.33 158.252 6260 6260 1969 27 13

1971 796 - ENES ÇEVİK
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 9 11 5.33 6 13 1.67 33.00 56.00 14.33 158.252 6260 6260 1969 39 8

1972 166 - HAYRÜNNİSA ACAR
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 9 11 5.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 4 14 -0.67 8 12 4.00 32.00 56.00 13.33 158.237 6265 6265 1972 15 11

1973 890 - YAĞMUR BİLEK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 9 8 6.33 5 4 3.67 6 3 5.00 0 0 0.00 1 3 0.00 5 11 1.33 26.00 29.00 16.33 158.237 6265 6265 1972 28 6

1974 154 - HÜSEYİN MELLE
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 12 8 9.33 5 15 0.00 28.00 62.00 7.32 158.222 6268 6268 1974 30 12

1975 99 - YAKUP TEZDÖNEN
Başak Ortaokulu 0 / 0 9 11 5.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 8 2.33 6 14 1.33 30.00 53.00 12.32 158.207 6270 6270 1975 10 1

1976 687 - ELA DEĞER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 7 7 4.67 0 0 0.00 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8 10 4.67 18.00 21.00 11.01 157.822 6273 6273 1976 85 8

1977 623 - NURŞİN EME N
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 9 7 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 4 1.67 0 2 -0.67 3 7 0.67 28.00 27.00 19.01 157.807 6279 6279 1977 28 1

1978 47 - AYŞE ARAÇ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 13 7 10.67 6 3 5.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 7 -2.33 3 11 -0.67 27.00 33.00 16.00 157.793 6281 6281 1978 29 4

1979 51 - MELEK NİSA YAŞAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 6 13 1.67 3 4 1.67 2 5 0.33 0 5 -1.67 4 5 2.33 8 7 5.67 23.00 39.00 10.00 157.793 6281 6281 1978 82 22

1980 113 - LEYLA SÖNMEZ
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 3 5 1.33 3 5 1.33 3 4 1.67 11 4 9.67 4 11 0.33 27.00 42.00 13.00 157.793 6281 6281 1978 16 14

1981 342 - DİLEK ORAL
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 7 12 3.00 4 5 2.33 7 3 6.00 1 3 0.00 6 3 5.00 4 13 -0.33 29.00 39.00 16.00 157.793 6281 6281 1978 55 18

1982 96 - HÜMEYRA ERTA
Dikmen Ortaokulu 8 / A 6 6 4.00 0 0 0.00 7 2 6.33 6 4 4.67 1 2 0.33 7 13 2.67 27.00 27.00 18.00 157.778 6287 6287 1982 28 11

1983 729 - DAMLA DEMİRJUAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 9 8 6.33 8 1 7.67 2 3 1.00 6 3 5.00 0 0 0.00 3 9 0.00 28.00 24.00 20.00 157.763 6294 6294 1983 148 6

1984 168 - FERİDE ÇELİK
Sürekli Ortaokulu 8 / B 6 11 2.33 2 5 0.33 4 6 2.00 1 5 -0.67 5 14 0.33 10 10 6.67 28.00 51.00 10.99 157.748 6301 6301 1984 20 2

1985 23 - BERAT ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 7 2 6.33 3 6 1.00 0 2 -0.67 3 1 2.67 3 16 -2.33 26.00 34.00 14.67 157.333 6307 6307 1985 29 12

1986 16 - AHMET TİMUR
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 13 7 10.67 4 4 2.67 5 4 3.67 3 4 1.67 3 10 -0.33 1 11 -2.67 29.00 40.00 15.68 157.319 6308 6308 1986 14 7

1987 90 - MİZGİN TAŞ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 7 10 3.67 1 7 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 10 4.67 24.00 49.00 7.67 157.319 6308 6308 1986 22 12

1988 780 - YAKUP ŞEYH MUHAMMED
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 7 7 4.67 6 3 5.00 7 3 6.00 6 3 5.00 3 8 0.33 5 13 0.67 34.00 37.00 21.67 157.304 6313 6313 1988 40 10

1989 0 - ÇEÇANE DEMİR
Işıklar Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 2 8 -0.67 5 3 4.00 3 7 0.67 7 12 3.00 6 12 2.00 30.00 52.00 12.67 157.304 6313 6313 1988 25 13

1990 494 - EYLÜL ADA DUMAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 12 5 10.33 4 3 3.00 6 4 4.67 4 3 3.00 2 7 -0.33 2 15 -3.00 30.00 37.00 17.67 157.289 6318 6318 1990 158 18

1991 415 - SÜLEYMAN ELAHMED
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 4 10 0.67 3 4 1.67 3 4 1.67 0 2 -0.67 10 6 8.00 5 14 0.33 25.00 40.00 11.67 157.289 6318 6318 1990 52 19

1992 130 - SULTAN KARAÇAM
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 7 6 5.00 5 4 3.67 4 3 3.00 0 0 0.00 4 11 0.33 4 4 2.67 24.00 28.00 14.67 157.289 6318 6318 1990 16 5

1993 382 - NUBAHAR CAN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 9 9 6.00 3 6 1.00 1 6 -1.00 4 4 2.67 2 10 -1.33 8 11 4.33 27.00 46.00 11.67 157.289 6318 6318 1990 43 10

1994 31 - İREMSU TOPRAK
Çağıl Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 7 3 6.00 5 5 3.33 2 2 1.33 0 3 -1.00 9 11 5.33 30.00 37.00 17.66 157.274 6325 6325 1994 6 6

1995 41 - BERFİN BAĞÇİĞ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 9 6 7.00 5 2 4.33 3 6 1.00 1 3 0.00 2 2 1.33 4 12 0.00 24.00 31.00 13.66 157.259 6330 6330 1995 17 2

1996 74 - YAĞMUR AYGÜN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.33 12 8 9.33 14.00 13.00 9.66 157.244 6335 6335 1996 58 16

1997 745 - HELİN KAVRAR
Zergan Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 0 1.00 11 9 8.00 7 13 2.67 28.00 53.00 10.34 156.830 6342 6342 1997 55 8

1998 169 - HAYRULLAH KURUN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 8 7 5.67 1 5 -0.67 5 1 4.67 2 3 1.00 3 9 0.00 5 7 2.67 24.00 32.00 13.34 156.830 6342 6342 1997 89 17

1999 37 - ZEYNEPNUR TANAR
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 10 10 6.67 8 2 7.33 4 4 2.67 1 6 -1.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 31.00 44.00 16.34 156.830 6342 6342 1997 5 5

2000 7 - 
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 0 / 0 3 6 1.00 5 0 5.00 0 0 0.00 3 1 2.67 5 0 5.00 3 4 1.67 19.00 11.00 15.34 156.815 6347 6347 2000 8 1

2001 91 - OZAN KILIÇ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 3 3 2.00 6 1 5.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 3 5.00 21.00 17.00 15.34 156.815 6347 6347 2000 31 13

2002 17 - MELİH KURTAY
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 1 0 1.00 0 2 -0.67 7 13 2.67 29.00 32.00 18.34 156.815 6347 6347 2000 16 15

2003 90 - HAYAT SARIDAĞ
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 3 5 1.33 0 3 -1.00 0 4 -1.33 5 14 0.33 26.00 38.00 13.33 156.770 6365 6365 2003 9 3

2004 502 - VİYAN ASMİN İLHAN
İnkılap Ortaokulu 8 / C 7 5 5.33 0 0 0.00 9 1 8.67 1 2 0.33 0 7 -2.33 6 5 4.33 23.00 20.00 16.33 156.770 6365 6365 2003 38 4

2005 26 - ESRA SUNAR
Dicle Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 16 -4.33 9 11 5.33 33.00 54.00 15.01 156.326 6379 6379 2005 37 16

2006 101 - YUSUF YALÇIN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 3 10 -0.33 7 2 6.33 6 2 5.33 5 4 3.67 8 7 5.67 4 11 0.33 33.00 36.00 21.00 156.311 6381 6381 2006 53 20

2007 750 - FURKAN KILINÇ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 3 7 0.67 1 1 0.67 2 3 1.00 5 14 0.33 27.00 39.00 14.01 156.311 6381 6381 2006 67 9

2008 466 - EMİR KARABOĞA
ÖZEL ÇAĞIN ETİK ORTAOKULU 8 / A 9 11 5.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 1 -0.33 8 9 5.00 23.00 45.00 8.00 156.296 6386 6386 2008 4 4

2009 799 - NİSA NUR BİLGİÇ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 35.00 45.00 20.00 156.296 6386 6386 2008 80 15



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2010 1403 - ERHAN DURSUN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 8 12 4.00 33.00 57.00 14.00 156.296 6386 6386 2008 18 9

2011 246 - MİJDAR UÇKAN
İMKB Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 14 1.33 4 15 -1.00 39.00 48.00 23.00 156.296 6386 6386 2008 37 5

2012 0 - VEYSİ AKIŞ
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 5 14 0.33 32.00 57.00 13.00 156.281 6393 6393 2012 42 5

2013 251 - HAKAN FİLİZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 7 8 4.33 0 3 -1.00 8 1 7.67 1 9 -2.00 6 6 4.00 2 6 0.00 24.00 33.00 13.00 156.281 6393 6393 2012 86 12

2014 99 - ECRİN BORAN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 6 3 5.00 6 4 4.67 4 3 3.00 7 6 5.00 3 15 -2.00 33.00 42.00 19.00 156.281 6393 6393 2012 5 5

2015 512 - İBRAHİM OKTA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 9 11 5.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 8 11 4.33 32.00 57.00 13.00 156.281 6393 6393 2012 59 4

2016 633 - HALEF GÖNÜL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 10 8 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 0 3 -1.00 3 9 0.00 5 15 0.00 30.00 42.00 16.00 156.281 6393 6393 2012 159 14

2017 194 - HALİME ARTOPAL
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 9 6 7.00 6 2 5.33 4 4 2.67 2 4 0.67 0 0 0.00 2 5 0.33 23.00 21.00 16.00 156.281 6393 6393 2012 29 14

2018 41 - BAHOZ AŞİTİ EKTİRENH
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 9 11 5.33 6 3 5.00 3 7 0.67 3 4 1.67 3 6 1.00 6 14 1.33 30.00 45.00 15.00 156.267 6404 6404 2018 81 10

2019 1 - ALAADDİN GEZME
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 10 5 8.33 3 1 2.67 5 3 4.00 1 1 0.67 1 5 -0.67 3 9 0.00 23.00 24.00 15.00 156.267 6404 6404 2018 10 4

2020 222 - ZEYNEP SÜER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 9 5 7.33 2 2 1.33 4 2 3.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 4 8 1.33 19.00 18.00 12.99 156.267 6404 6404 2018 68 8

2021 99 - ROJİN KURTULUŞ
Yumurcak Ortaokulu 8 / A 9 5 7.33 2 1 1.67 6 2 5.33 1 2 0.33 0 0 0.00 3 8 0.33 21.00 18.00 14.99 156.252 6408 6408 2021 2 2

2022 220 - HİRANUR ÇELİK
İMKB Ortaokulu 8 / C 7 8 4.33 6 2 5.33 6 4 4.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 7 11 3.33 27.00 30.00 16.99 156.237 6411 6411 2022 38 9

2023 640 - NİSANUR KARA
İnkılap Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 2 3 1.00 6 4 4.67 1 2 0.33 2 8 -0.67 7 11 3.33 26.00 36.00 13.99 156.237 6411 6411 2022 39 13

2024 103 - SÜLEYMAN YAVUZ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 2 6 0.00 3 6 1.00 2 4 0.67 3 7 0.67 4 13 -0.33 25.00 43.00 10.68 155.867 6413 6413 2024 83 28

2025 81 - MAHİR GÜMÜŞ
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 8 7 5.67 4 2 3.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 10 1.67 24.00 22.00 16.67 155.852 6415 6415 2025 11 11

2026 533 - ABDURAHMAN BOZAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 7 7 4.67 6 3 5.00 5 2 4.33 0 3 -1.00 1 4 -0.33 7 12 3.00 26.00 31.00 15.67 155.837 6418 6418 2026 27 7

2027 272 - ROBİN ÖZKUL
Dicle Ortaokulu 8 / C 7 7 4.67 2 6 0.00 4 3 3.00 0 0 0.00 4 6 2.00 6 12 2.00 23.00 34.00 11.67 155.822 6421 6421 2027 38 17

2028 134 - GÜLHAN CENGİZ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 9 10 5.67 7 1 6.67 5 2 4.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 4 8 1.33 25.00 22.00 17.67 155.822 6421 6421 2027 18 11

2029 184 - ABDURREZZAK ALI NDAĞ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 5 7 2.67 7 2 6.33 9 1 8.67 1 3 0.00 3 7 0.67 6 11 2.33 31.00 31.00 20.67 155.822 6421 6421 2027 18 6

2030 231 - RAMAZAN BOZKURT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 6 9 3.00 4 5 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 6 4 4.67 5 15 0.00 27.00 37.00 14.67 155.822 6421 6421 2027 60 14

2031 329 - IRMAK KORHAN
Zergan Ortaokulu 8 / C 7 9 4.00 6 3 5.00 5 1 4.67 0 0 0.00 1 0 1.00 5 9 2.00 24.00 22.00 16.67 155.807 6429 6429 2031 56 19

2032 4 - N NİL NAS
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 11 7 8.67 0 0 0.00 6 4 4.67 1 0 1.00 0 0 0.00 3 11 -0.67 21.00 22.00 13.67 155.807 6429 6429 2031 84 29

2033 51 - ZEYNEP ÖZTÜRK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 9 5 7.33 0 3 -1.00 4 4 2.67 1 3 0.00 2 6 0.00 3 4 1.67 19.00 25.00 10.67 155.807 6429 6429 2031 54 3

2034 287 - EMRİN ÖZER
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 10 5 8.33 1 2 0.33 0 2 -0.67 0 2 -0.67 2 4 0.67 4 10 0.67 17.00 25.00 8.66 155.807 6429 6429 2031 19 7

2035 103 - FATMA ULUĞ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 6 10 2.67 1 7 -1.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 5 6 3.00 7 8 4.33 22.00 43.00 7.67 155.807 6429 6429 2031 23 13

2036 235 - İSHAK KAYA
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 10 10 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 3 3.00 4 5 2.33 2 9 -1.00 27.00 40.00 13.66 155.793 6437 6437 2036 41 11

2037 355 - M SALİH TUNÇ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 5 14 0.33 9 1 8.67 8 1 7.67 0 0 0.00 6 9 3.00 6 12 2.00 34.00 37.00 21.67 155.793 6437 6437 2036 56 13

2038 555 - DAVUT BORAK
İMKB Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 4 5 2.33 0 0 0.00 4 3 3.00 6 14 1.33 26.00 40.00 12.66 155.778 6442 6442 2038 39 17

2039 778 - KÜBRA ASLAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 6 8 3.33 2 3 1.00 7 3 6.00 3 1 2.67 2 5 0.33 6 8 3.33 26.00 28.00 16.66 155.748 6448 6448 2039 42 12

2040 211 - SALİH TO ÇUL
Işıklar Ortaokulu 8 / B 6 9 3.00 2 5 0.33 3 6 1.00 4 4 2.67 5 7 2.67 4 4 2.67 24.00 35.00 12.34 155.348 6449 6449 2040 26 14

2041 223 - NERMİN SEVGİ
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 8 1 7.67 7 2 6.33 3 3 2.00 2 7 -0.33 5 13 0.67 33.00 35.00 21.34 155.348 6449 6449 2040 15 8

2042 193 - KÜBRA KAYMAZ
Dicle Ortaokulu 8 / A 5 10 1.67 5 2 4.33 4 2 3.33 2 5 0.33 7 9 4.00 5 10 1.67 28.00 38.00 15.33 155.333 6454 6454 2042 39 12

2043 314 - MUHAMMED CAN AKSOY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 7 1 6.67 5 3 4.00 2 6 0.00 2 4 0.67 6 11 2.33 29.00 35.00 17.34 155.333 6454 6454 2042 61 6

2044 132 - YUSUF KALKAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 2 1 1.67 0 0 0.00 3 1 2.67 0 0 0.00 6 0 6.00 2 3 1.00 13.00 5.00 11.34 155.333 6454 6454 2042 69 15

2045 767 - ZEYNEL ABİDİN ZENGİN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 5 10 1.67 5 3 4.00 5 3 4.00 4 4 2.67 6 3 5.00 4 12 0.00 29.00 35.00 17.34 155.333 6454 6454 2042 43 13

2046 201 - AYLAN BURTU
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 7 9 4.00 1 4 -0.33 5 4 3.67 3 3 2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 29.00 47.00 13.34 155.319 6462 6462 2046 82 11

2047 26 - BE*AT CAN ERDEM
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 9 6 7.00 6 4 4.67 4 3 3.00 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 17.00 16.34 155.319 6462 6462 2046 87 17

2048 989 - ENGİN KOÇH*
Zergan Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 4 5 2.33 7 3 6.00 5 0 5.00 3 8 0.33 4 7 1.67 31.00 35.00 19.33 155.304 6469 6469 2048 57 10

2049 683 - İSKENDER AKKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 7 2 6.33 6 2 5.33 7 3 6.00 2 0 2.00 2 4 0.67 2 9 -1.00 26.00 20.00 19.33 155.304 6469 6469 2048 160 21

2050 76 - AHMET BULUT
İstiklal Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 31.00 29.00 21.33 155.289 6475 6475 2050 13 7

2051 574 - SONGÜL ABLAY
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 9 11 5.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 2 3 1.00 1 7 -1.33 9 11 5.33 25.00 47.00 9.33 155.289 6475 6475 2050 90 18

2052 70 - MURAT OK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 4 5 2.33 5 4 3.67 3 17 -2.67 6 11 2.33 35.00 50.00 18.33 155.289 6475 6475 2050 90 20

2053 40 - ALAYNA BAHDUR
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 12 8 9.33 17.00 23.00 9.33 155.289 6475 6475 2050 30 2

2054 414 - TUBA KIDIR
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 10 8 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 3 6 1.00 2 11 -1.67 28.00 32.00 17.33 155.274 6482 6482 2054 17 6

2055 24 - İSLAM ATAMAN
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 6 8 3.33 5 2 4.33 4 3 3.00 0 2 -0.67 3 2 2.33 6 12 2.00 24.00 29.00 14.32 155.259 6486 6486 2055 20 12

2056 12 - ÖMER DAĞDELEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 8 7 5.67 7 3 6.00 6 2 5.33 2 1 1.67 4 4 2.67 0 7 -2.33 27.00 24.00 19.01 154.874 6488 6488 2056 161 18

2057 57 - ELİF A AASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 10 7 7.67 6 4 4.67 4 5 2.33 1 1 0.67 3 12 -1.00 4 10 0.67 28.00 39.00 15.01 154.859 6489 6489 2057 30 10

2058 33 - ŞÜHEYDA KARACA
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 9 10 5.67 8 1 7.67 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 25.00 21.00 18.01 154.859 6489 6489 2057 30 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2059 141 - EDA SÖYLER
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 7 7 4.67 7 2 6.33 5 5 3.33 10 0 10.00 0 3 -1.00 1 1 0.67 30.00 18.00 24.00 154.844 6493 6493 2059 31 3

2060 194 - ASLI PINAR ÖZDEMİ R
İstiklal Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 1 7 -1.33 4 4 2.67 4 1 3.67 4 3 3.00 2 1 1.67 22.00 27.00 13.01 154.830 6499 6499 2060 14 8

2061 458 - SEVENDER AKKOYUN
Zergan Ortaokulu 8 / B 10 8 7.33 1 4 -0.33 6 2 5.33 0 0 0.00 2 1 1.67 2 9 -1.00 21.00 24.00 13.00 154.815 6501 6501 2061 58 21

2062 0 - ZEYNEP ERTAŞ
Zergan Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 6 2 5.33 5 4 3.67 0 0 0.00 1 3 0.00 4 11 0.33 26.00 30.00 16.00 154.815 6501 6501 2061 58 21

2063 554 - DOLUNAY ERDEN
İMKB Ortaokulu 8 / D 7 11 3.33 6 4 4.67 7 2 6.33 3 7 0.67 4 15 -1.00 8 12 4.00 35.00 51.00 18.00 154.800 6508 6508 2063 40 6

2064 159 - BERFİN KIZILÇINAR
İnkılap Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 4 3 3.00 2 7 -0.33 2 3 1.00 6 8 3.33 6 13 1.67 27.00 45.00 12.00 154.800 6508 6508 2063 40 8

2065 35 - EMRE DAMAR
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 6 4 4.67 4 3 3.00 0 0 0.00 3 5 1.33 3 6 1.00 24.00 27.00 15.00 154.800 6508 6508 2063 26 12

2066 99 - VİYAN GÖKHAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 10 9 7.00 2 6 0.00 5 5 3.33 1 2 0.33 2 2 1.33 2 6 0.00 22.00 30.00 11.99 154.785 6515 6515 2066 44 7

2067 59 - FURKAN ÖLKER
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 10 5 8.33 0 8 -2.67 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 1.00 18.00 27.00 8.99 154.785 6515 6515 2066 11 5

2068 446 - YÜKSEL DURAK
Sürekli Ortaokulu 8 / A 8 4 6.67 1 2 0.33 6 2 5.33 0 3 -1.00 0 7 -2.33 6 7 3.67 21.00 25.00 12.67 154.370 6523 6523 2068 21 2

2069 1115 - FEYZA ERDOĞAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 9 7 6.67 6 2 5.33 7 3 6.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 2 6 0.00 26.00 25.00 17.67 154.356 6525 6525 2069 162 9

2070 34 - İREM TÜRKOĞLU
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 5 13 0.67 4 4 2.67 6 3 5.00 4 5 2.33 5 11 1.33 8 10 4.67 32.00 46.00 16.67 154.341 6527 6527 2070 8 8

2071 524 - ZEYNEP KURĞA
Vatan Ortaokulu 8 / A 6 8 3.33 2 4 0.67 3 5 1.33 0 0 0.00 6 1 5.67 3 10 -0.33 20.00 28.00 10.67 154.341 6527 6527 2070 53 16

2072 93 - MUHAMMED ALİ TUTAR
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 6 14 1.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 5 10 1.67 7 13 2.67 36.00 49.00 19.67 154.341 6527 6527 2070 6 6

2073 129 - METEHAN KAYMAZ
Dicle Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 32.00 58.00 12.67 154.326 6540 6540 2073 40 18

2074 207 - MUSTAFA CAN ABUL
Karakuyu Ortaokulu 0 / 0 14 6 12.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 11 -2.67 3 15 -2.00 31.00 49.00 14.66 154.296 6545 6545 2074 16 1

2075 445 - DİJVAR ROBİN KIZILAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 8 11 4.33 6 4 4.67 0 8 -2.67 0 0 0.00 8 6 6.00 3 14 -1.67 25.00 43.00 10.66 154.281 6549 6549 2075 85 5

2076 191 - ÖMER SELÇUK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 0 2.00 5 8 2.33 2 17 -3.67 31.00 43.00 16.66 154.281 6549 6549 2075 85 30

2077 65 - DİLAN KARADAĞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 3 2 2.33 5 4 3.67 5 3 4.00 3 5 1.33 4 11 0.33 28.00 34.00 16.66 154.281 6549 6549 2075 70 13

2078 509 - MURAT ÇAPAT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 8 11 4.33 6 14 1.33 34.00 55.00 15.66 154.267 6556 6556 2078 62 13

2079 366 - ASMİN TOKAY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 2 3 1.00 5 3 4.00 0 6 -2.00 4 7 1.67 6 9 3.00 24.00 38.00 11.34 153.867 6560 6560 2079 63 7

2080 244 - SERHAT TUTAL
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 11 6 9.00 3 5 1.33 2 4 0.67 1 4 -0.33 3 15 -2.00 5 10 1.67 25.00 44.00 10.34 153.852 6561 6561 2080 17 9

2081 122 - AYŞE DEMİR
İnkılap Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 0 6 -2.00 1 4 -0.33 0 4 -1.33 6 3 5.00 3 4 1.67 17.00 32.00 6.34 153.837 6564 6564 2081 41 9

2082 445 - YUNS EMRE KARADAĞ
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 3 6 1.00 4 1 3.67 0 1 -0.33 3 9 0.00 6 10 2.67 24.00 35.00 12.34 153.837 6564 6564 2081 18 10

2083 778 - NEHİR SOLHAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 0 3.00 8 12 4.00 7 13 2.67 30.00 53.00 12.33 153.822 6570 6570 2083 30 1

2084 6 - ELİF GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 3 12 -1.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 6 1 5.67 5 11 1.33 30.00 35.00 18.33 153.822 6570 6570 2083 9 8

2085 224 - FURKAN İÇTEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 9 8 6.33 6 3 5.00 7 2 6.33 1 4 -0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 28.00 32.00 17.33 153.807 6575 6575 2085 163 15

2086 180 - GÜLCAN TÜRK
Sürekli Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 2 4 0.67 5 4 3.67 2 2 1.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 25.00 35.00 13.33 153.793 6580 6580 2086 22 3

2087 0 - MUSA GÜLER
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 12 8 9.33 0 7 -2.33 1 4 -0.33 2 5 0.33 4 15 -1.00 6 14 1.33 25.00 53.00 7.33 153.793 6580 6580 2086 15 5

2088 0 - DİLAN İLHAN
İMKB Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 1 8 -1.67 5 5 3.33 4 4 2.67 3 5 1.33 5 11 1.33 27.00 44.00 12.32 153.763 6585 6585 2088 41 6

2089 2 - AHMET KORHAN
Çıplak Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 4 5 2.33 4 5 2.33 3 3 2.00 1 7 -1.33 6 10 2.67 27.00 39.00 14.00 153.363 6589 6589 2089 11 11

2090 158 - YUŞUF BULUT
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 4 13 -0.33 3 5 1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 8 12 4.00 8 12 4.00 31.00 54.00 13.00 153.348 6591 6591 2090 45 9

2091 2 - BERİTAN GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 8 12 4.00 8 1 7.67 5 5 3.33 4 5 2.33 6 9 3.00 4 16 -1.33 35.00 48.00 19.00 153.348 6591 6591 2090 10 9

2092 479 - KÜBRA TEMEL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 10 8 7.33 5 4 3.67 3 6 1.00 0 2 -0.67 1 3 0.00 5 13 0.67 24.00 36.00 12.00 153.333 6596 6596 2092 31 15

2093 49 - ÇEÇANİ OĞUR
Işıklar Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 3 0.00 6 9 3.00 7 13 2.67 31.00 48.00 15.00 153.333 6596 6596 2092 27 13

2094 690 - İREM DAĞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 1 3 0.00 3 1 2.67 21.00 27.00 12.00 153.333 6596 6596 2092 149 21

2095 447 - EMRE KIZIL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 7 9 4.00 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 5 10 1.67 4 11 0.33 30.00 36.00 18.00 153.333 6596 6596 2092 164 13

2096 84 - MEHMET BÜYÜKASLAN
Günlüce Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 6 0.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 30.00 48.00 14.00 153.319 6608 6608 2096 10 10

2097 38 - ENES KAYA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 2 1.33 5 5 3.33 7 13 2.67 29.00 45.00 14.00 153.319 6608 6608 2096 150 13

2098 144 - ELİF ELÇİ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 9 11 5.33 6 2 5.33 8 1 7.67 6 1 5.67 0 0 0.00 2 9 -1.00 31.00 24.00 23.00 153.319 6608 6608 2096 46 8

2099 150 - İREM NAZ YILMAZ
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 4 11 0.33 2 3 1.00 1 6 -1.00 3 1 2.67 8 5 6.33 5 10 1.67 23.00 36.00 11.00 153.319 6608 6608 2096 5 3

2100 10 - SEFANUR OK
Fırat Ortaokulu 8 / B 6 6 4.00 4 2 3.33 5 4 3.67 4 1 3.67 3 5 1.33 3 6 1.00 25.00 24.00 17.00 153.319 6608 6608 2096 28 6

2101 174 - HAMZA MÜBAREK BARAN
Vatan Ortaokulu 8 / D 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 27.00 33.00 15.99 153.289 6620 6620 2101 54 6

2102 322 - BERFİN KESKİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 4 7 1.67 4 2 3.33 5 2 4.33 0 0 0.00 1 1 0.67 8 10 4.67 22.00 22.00 14.67 152.889 6625 6625 2102 71 9

2103 264 - MELEK ASLAN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 4 16 -1.33 34.00 43.00 19.67 152.874 6626 6626 2103 18 12

2104 34 - HİRANUR AKGÜL
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 4 6 2.00 5 2 4.33 0 0 0.00 3 9 0.00 6 7 3.67 25.00 34.00 13.67 152.874 6626 6626 2103 6 6

2105 0 - ŞEYMA GÜNER
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 7 13 2.67 26.00 40.00 12.67 152.859 6630 6630 2105 10 4

2106 118 - YU UF ABLAY
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 12 7 9.67 8 2 7.33 4 5 2.33 0 2 -0.67 0 2 -0.67 3 16 -2.33 27.00 34.00 15.66 152.844 6635 6635 2106 21 13

2107 62 - KEVSER TEKİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 6 4 4.67 1 0 1.00 8 2 7.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 5 8 2.33 20.00 16.00 14.66 152.830 6642 6642 2107 83 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2108 336 - KÜBRA DAĞDELEN
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 10 9 7.00 0 0 0.00 2 2 1.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 13.00 14.66 152.830 6642 6642 2107 43 7

2109 21 - ABDULLAH ÇAM
Işıklar Ortaokulu 8 / B 11 5 9.33 2 1 1.67 2 4 0.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 1 5 -0.67 16.00 16.00 10.67 152.830 6642 6642 2107 28 15

2110 61 - ENES ÖZDEMİR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 8 11 4.33 8 1 7.67 4 4 2.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 4 4 2.67 25.00 25.00 16.67 152.830 6642 6642 2107 55 8

2111 319 - HASAN VURAL
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 28.00 61.00 7.66 152.815 6650 6650 2111 44 8

2112 206 - BERİTAN KIZILKAYA
Zergan Ortaokulu 8 / B 5 14 0.33 0 10 -3.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 8 8 5.33 8 12 4.00 26.00 58.00 6.66 152.800 6654 6654 2112 60 23

2113 339 - TÜRKİYE AKMAN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 4 12 0.00 5 5 3.33 3 4 1.67 1 3 0.00 3 8 0.33 10 8 7.33 26.00 40.00 12.66 152.800 6654 6654 2112 31 13

2114 445 - EMANALBERİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 5 12 1.00 2 8 -0.67 4 4 2.67 0 0 0.00 10 10 6.67 5 13 0.67 26.00 47.00 10.34 152.385 6659 6659 2114 84 11

2115 104 - HAMRAFİN ŞEHMU S
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 5 7 2.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 1 4.67 2 3 1.00 4 10 0.67 31.00 26.00 22.34 152.385 6659 6659 2114 72 14

2116 299 - HANIM KRAL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 6 2 5.33 3 4 1.67 0 3 -1.00 2 3 1.00 6 10 2.67 24.00 32.00 13.34 152.385 6659 6659 2114 72 10

2117 459 - PINAR SİNCAROĞLU
Fırat Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 4 1 3.67 6 2 5.33 2 3 1.00 1 9 -2.00 5 7 2.67 26.00 29.00 16.34 152.385 6659 6659 2114 29 7

2118 556 - MUHAMME ENESKANDEMİR
İMKB Ortaokulu 8 / E 11 9 8.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 2 6 0.00 23.00 35.00 11.34 152.356 6668 6668 2118 42 4

2119 1112 - YÜSRA GALİN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 6 8 3.33 4 4 2.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 3 10 -0.33 7 9 4.00 28.00 41.00 14.34 152.356 6668 6668 2118 165 10

2120 1428 - ANAHİ A AHMED
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 12 0.00 8 11 4.33 32.00 53.00 14.33 152.341 6674 6674 2120 19 5

2121 25 - BERAT TURAN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 4 0.67 6 14 1.33 29.00 47.00 13.34 152.341 6674 6674 2120 32 14

2122 392 - ECRİN BOZ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 10 5 8.33 2 5 0.33 2 7 -0.33 2 0 2.00 0 0 0.00 3 9 0.00 19.00 26.00 10.33 152.326 6687 6687 2122 37 14

2123 10 - MEHMET AKİF SARUHAN
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 4 10 0.67 5 0 5.00 3 5 1.33 1 4 -0.33 6 2 5.33 4 8 1.33 23.00 29.00 13.33 152.326 6687 6687 2122 11 10

2124 681 - MUSTAFA ERGÜL
Fırat Ortaokulu 8 / D 6 9 3.00 5 4 3.67 6 3 5.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 8 8 5.33 25.00 29.00 15.33 152.311 6692 6692 2124 30 8

2125 815 - İREM ALTAY
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 9 6 7.00 5 2 4.33 5 4 3.67 1 1 0.67 2 5 0.33 1 5 -0.67 23.00 23.00 15.33 152.311 6692 6692 2124 32 7

2126 225 - SUDEN KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 7 12 3.00 1 5 -0.67 5 5 3.33 4 2 3.33 0 0 0.00 8 11 4.33 25.00 35.00 13.32 152.311 6692 6692 2124 33 15

2127 600 - MELEK ŞEHMUS
İnkılap Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 9 11 5.33 6 14 1.33 31.00 59.00 11.32 152.281 6699 6699 2127 42 5

2128 25000 - NÜSAMEDDİN BULUT
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 8 12 4.00 9 1 8.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 1.67 25.00 21.00 18.01 151.881 6705 6705 2128 11 5

2129 880 - SEMANUR ÖZTÜRK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 12 8 9.33 7 2 6.33 7 3 6.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 3 16 -2.33 32.00 42.00 18.00 151.867 6706 6706 2129 74 17

2130 872 - SADİYE AKKAYA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 7 13 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 1 2 0.33 5 15 0.00 8 12 4.00 32.00 51.00 15.00 151.867 6706 6706 2129 85 8

2131 590 - HAMDİY EŞ *AN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 5 12 1.00 6 1 5.67 1 5 -0.67 0 2 -0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 27.00 45.00 12.00 151.867 6706 6706 2129 33 5

2132 15 - ENES GÜZEL
Körsu Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 0 0 0.00 1 2 0.33 0 0 0.00 2 3 1.00 2 3 1.00 15.00 18.00 9.00 151.867 6706 6706 2129 2 2

2133 628 - ALEYNA ÖZBEK
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 3 8 0.33 1 0 1.00 5 3 4.00 0 2 -0.67 2 1 1.67 8 7 5.67 19.00 21.00 12.00 151.867 6706 6706 2129 88 13

2134 137 - EMİNE KURĞA
Vatan Ortaokulu 8 / D 5 6 3.00 5 1 4.67 2 4 0.67 3 4 1.67 2 0 2.00 4 6 2.00 21.00 21.00 14.01 151.867 6706 6706 2129 55 7

2135 579 - IRMAK CEYLAN
İnkılap Ortaokulu 8 / D 8 7 5.67 2 5 0.33 7 3 6.00 1 1 0.67 0 0 0.00 4 8 1.33 22.00 24.00 14.00 151.852 6715 6715 2135 43 16

2136 520 - EVLİN MÜHYETTİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 12 8 9.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 5 1.33 3 15 -2.00 5 13 0.67 29.00 54.00 10.99 151.837 6719 6719 2136 86 8

2137 737 - MAHMUT OĞUR
ÖZEL ÇAĞIN ETİK ORTAOKULU 8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 2 0.33 0 6 -2.00 5 5 3.33 23.00 36.00 10.99 151.837 6719 6719 2136 5 5

2138 854 - MUHAMMED ÖZER
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 7 9 4.00 3 6 1.00 5 3 4.00 0 2 -0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 24.00 36.00 11.99 151.807 6726 6726 2138 34 8

2139 326 - MÜNİRE ÖZEN
İstiklal Ortaokulu 8 / C 4 9 1.00 1 6 -1.00 6 3 5.00 1 2 0.33 4 2 3.33 6 8 3.33 22.00 30.00 11.99 151.807 6726 6726 2138 15 4

2140 553 - BEDİRHAN KDSKİN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 4 7 1.67 4 3 3.00 5 2 4.33 3 3 2.00 2 3 1.00 6 7 3.67 24.00 25.00 15.67 151.393 6733 6733 2140 87 23

2141 765 - MUHAMMED EKİN EKİN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 9 7 6.67 7 3 6.00 4 5 2.33 3 6 1.00 4 13 -0.33 5 15 0.00 32.00 49.00 15.67 151.393 6733 6733 2140 92 19

2142 291 - MUHAMMED DEM İR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 1 10 -2.33 7 0 7.00 7 2 6.33 0 0 0.00 6 3 5.00 5 7 2.67 26.00 22.00 18.67 151.393 6733 6733 2140 166 14

2143 2 - GÜLSİMA OĞUZ
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 7 10 3.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 6 2 5.33 1 3 0.00 6 10 2.67 28.00 37.00 15.67 151.393 6733 6733 2140 18 18

2144 513 - NESRULLAH AKKOYUN
Fırat Ortaokulu 8 / B 5 7 2.67 1 3 0.00 2 5 0.33 2 3 1.00 4 3 3.00 5 7 2.67 19.00 28.00 9.67 151.393 6733 6733 2140 31 8

2145 189 - HİCRANNUR TÜRKOĞLU
Fırat Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 0 0 0.00 6 4 4.67 0 2 -0.67 3 7 0.67 4 7 1.67 22.00 31.00 11.67 151.378 6738 6738 2145 32 7

2146 152 - BORAN YAŞAR
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 11 9 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.00 3 7 0.67 15.00 19.00 8.67 151.378 6738 6738 2145 11 11

2147 94 - İPEK GAS O*LU
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 4 12 0.00 6 3 5.00 4 5 2.33 3 7 0.67 7 10 3.67 6 9 3.00 30.00 46.00 14.67 151.378 6738 6738 2145 17 3

2148 0 - MUHAMMED BEKİR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 9 7 6.67 4 4 2.67 6 2 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 13.00 14.67 151.378 6738 6738 2145 64 5

2149 436 - MUSAŞERAN
Vatan Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 4 7.67 5 12 1.00 14.00 16.00 8.67 151.378 6738 6738 2145 56 17

2150 0 - ONUR OZAN GERGİN
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 5 3 4.00 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 16.00 13.67 151.363 6750 6750 2150 18 15

2151 15 - KADİR DUYAN
Işıklar Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 3 4 1.67 3 6 1.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 5 12 1.00 22.00 34.00 10.67 151.363 6750 6750 2150 29 16

2152 596 - EFE KILINÇ
İnkılap Ortaokulu 8 / D 5 4 3.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 2 2 1.33 3 3 2.00 20.00 19.00 13.67 151.363 6750 6750 2150 44 17

2153 592 - EDA ÖZCAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 8 9 5.00 9 1 8.67 2 3 1.00 5 0 5.00 0 0 0.00 4 12 0.00 28.00 25.00 19.67 151.363 6750 6750 2150 151 26

2154 499 - RİMAS ŞERİF
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 6 14 1.33 10 0 10.00 3 7 0.67 1 3 0.00 1 3 0.00 6 4 4.67 27.00 31.00 16.67 151.363 6750 6750 2150 151 7

2155 82 - SAMED YALÇINKAYA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 6 6 4.00 8 2 7.33 4 1 3.67 0 1 -0.33 1 4 -0.33 4 5 2.33 23.00 19.00 16.67 151.363 6750 6750 2150 56 14

2156 358 - RUKEN IŞIK
Fırat Ortaokulu 8 / C 3 16 -2.33 1 7 -1.33 4 6 2.00 3 3 2.00 8 8 5.33 8 9 5.00 27.00 49.00 10.67 151.363 6750 6750 2150 33 8



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2157 971 - RAMAZAN GÜÇLÜ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 4 9 1.00 2 5 0.33 5 5 3.33 1 6 -1.00 5 4 3.67 6 8 3.33 23.00 37.00 10.66 151.348 6761 6761 2157 167 15

2158 151 - İLAYLA ELMAS
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 6 13 1.67 7 3 6.00 8 2 7.33 1 3 0.00 3 2 2.33 6 14 1.33 31.00 37.00 18.66 151.333 6764 6764 2158 22 7

2159 143 - ONUROOZAN GERGİN
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 5.33 7 11 3.33 15.00 19.00 8.66 151.319 6767 6767 2159 19 16

2160 68 - ELİF KORKUT
Işıklar Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 1 5 -0.67 1 3 0.00 1 1 0.67 1 5 -0.67 6 8 3.33 19.00 31.00 8.66 151.319 6767 6767 2159 30 14

2161 653 - 
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 4 2 3.33 3 3 2.00 2 3 1.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 6 3 5.00 18.00 19.00 11.66 151.319 6767 6767 2159 61 13

2162 668 - İREM DEMİ R
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 5 14 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 4 2 3.33 8 11 4.33 24.00 40.00 10.65 151.289 6771 6771 2162 168 11

2163 29 - FERHAT DENK
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 2 9 -1.00 3 6 1.00 4 4 2.67 2 6 0.00 4 1 3.67 8 9 5.00 23.00 35.00 11.34 150.889 6772 6772 2163 4 4

2164 681 - TUANA AKTAŞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 3 3 2.00 3 3 2.00 2 3 1.00 2 4 0.67 2 3 1.00 7 7 4.67 19.00 23.00 11.34 150.889 6772 6772 2163 75 16

2165 38 - DİLARA KOCABOĞA
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 6 10 2.67 4 4 2.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 5 3 4.00 5 11 1.33 22.00 35.00 10.34 150.874 6776 6776 2165 24 14

2166 465 - MEDİ* ASLAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 9 9 6.00 6 2 5.33 4 3 3.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 3 7 0.67 22.00 23.00 14.33 150.874 6776 6776 2165 88 6

2167 478 - REFİF AHMED
İnkılap Ortaokulu 8 / C 7 7 4.67 0 0 0.00 6 2 5.33 2 3 1.00 1 6 -1.00 5 5 3.33 21.00 23.00 13.33 150.859 6782 6782 2167 45 6

2168 11 - ENES ER
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 5 9 2.00 6 2 5.33 2 5 0.33 1 1 0.67 0 1 -0.33 7 5 5.33 21.00 23.00 13.33 150.859 6782 6782 2167 6 6

2169 406 - ZİŞAN VURAL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 8 12 4.00 4 6 2.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 30.00 59.00 10.33 150.859 6782 6782 2167 44 11

2170 16 - ELANUR SARIBOĞA
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 7 7 4.67 3 3 2.00 8 1 7.67 1 5 -0.67 3 11 -0.67 6 11 2.33 28.00 38.00 15.33 150.844 6789 6789 2170 9 9

2171 183 - BÜNYAMİN ÖRNEK
Yüceli Ortaokulu 8 / A 6 2 5.33 1 2 0.33 6 4 4.67 1 3 0.00 3 5 1.33 3 7 0.67 20.00 23.00 12.33 150.844 6789 6789 2170 8 8

2172 431 - NURE AKMAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 5 5 3.33 7 2 6.33 6 4 4.67 10 0 10.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 31.00 20.00 24.33 150.844 6789 6789 2170 32 4

2173 314 - BERİTAN AKKURT
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 7 11 3.33 7 3 6.00 5 3 4.00 2 1 1.67 3 2 2.33 3 9 0.00 27.00 29.00 17.33 150.830 6799 6799 2173 87 9

2174 261 - SEMANUR ADIN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 4 2 3.33 8 2 7.33 3 2 2.33 0 0 0.00 5 11 1.33 27.00 26.00 18.32 150.830 6799 6799 2173 45 6

2175 44 - SERHAT DEMİRKAYA
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 7 8 4.33 4 2 3.33 5 4 3.67 5 1 4.67 2 9 -1.00 6 11 2.33 29.00 35.00 17.33 150.830 6799 6799 2173 19 19

2176 570 - HİRANUR CEYLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 4 7 1.67 1 4 -0.33 7 2 6.33 0 0 0.00 4 1 3.67 6 13 1.67 22.00 27.00 13.01 150.430 6807 6807 2176 88 10

2177 48 - ABDULVAHİT AYDOĞAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 4 9 1.00 2 6 0.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 7 13 2.67 7 6 5.00 21.00 39.00 8.00 150.385 6816 6816 2177 17 1

2178 1 - ADEM GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 2 1 1.67 5 2 4.33 1 1 0.67 3 2 2.33 6 1 5.67 2 8 -0.67 19.00 15.00 14.00 150.385 6816 6816 2177 12 11

2179 11 - EVİN ELÇİÇEK
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 7 9 4.00 4 4 2.67 4 5 2.33 2 3 1.00 0 3 -1.00 7 9 4.00 24.00 33.00 13.00 150.370 6821 6821 2179 18 18

2180 439 - ENES
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / 0 8 9 5.00 7 3 6.00 8 0 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 12 0.00 27.00 24.00 19.00 150.370 6821 6821 2179 57 1

2181 501 - NAZLICAN AKIN
Fırat Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 4 5 2.33 7 3 6.00 3 4 1.67 2 9 -1.00 9 10 5.67 31.00 45.00 16.00 150.370 6821 6821 2179 34 8

2182 215 - BARAF IRMAK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 5 15 0.00 28.00 57.00 9.00 150.356 6829 6829 2182 153 14

2183 597 - MEHMET ŞERİF AVCI
İstiklal Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 2 5 0.33 0 0 0.00 2 8 -0.67 27.00 27.00 17.99 150.341 6831 6831 2183 16 9

2184 380 - SALİH BADAY
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 6 5 4.33 7 3 6.00 6 2 5.33 0 0 0.00 0 3 -1.00 4 5 2.33 23.00 18.00 16.99 150.326 6835 6835 2184 76 10

2185 222 - YONCA KIZILKAYA
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 9 5 7.33 0 5 -1.67 3 4 1.67 0 2 -0.67 3 8 0.33 4 9 1.00 19.00 33.00 7.99 150.326 6835 6835 2184 20 7

2186 187 - SEMA BEDİR
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 7 10 3.67 4 4 2.67 6 1 5.67 5 3 4.00 0 10 -3.33 8 9 5.00 30.00 37.00 17.68 149.926 6838 6838 2186 20 20

2187 48 - ESİN TURĞAY
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 4 4 2.67 7 3 6.00 5 4 3.67 0 4 -1.33 4 12 0.00 30.00 37.00 17.68 149.926 6838 6838 2186 12 12

2188 298 - SULTAN NAS
İstiklal Ortaokulu 8 / A 9 7 6.67 0 0 0.00 3 7 0.67 0 1 -0.33 3 3 2.00 1 4 -0.33 16.00 22.00 8.68 149.926 6838 6838 2186 17 4

2189 31 - ENES KARATAY
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 7 5 5.33 2 1 1.67 1 1 0.67 1 1 0.67 0 1 -0.33 5 7 2.67 16.00 16.00 10.68 149.911 6845 6845 2189 57 4

2190 49 - ALİ DEMİR
Dicle Ortaokulu 8 / C 7 7 4.67 6 3 5.00 7 3 6.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 6 12 2.00 30.00 40.00 16.67 149.896 6848 6848 2190 41 19

2191 578 - MEHMET ECE
İstiklal Ortaokulu 8 / A 5 6 3.00 4 1 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 6 3.00 22.00 16.00 16.67 149.896 6848 6848 2190 18 5

2192 394 - ESER ÇAÇAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 4 4 2.67 1 6 -1.00 3 10 -0.33 31.00 34.00 19.67 149.896 6848 6848 2190 93 21

2193 561 - MELİ HDEGER
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 5 10 1.67 2 3 1.00 4 3 3.00 0 3 -1.00 5 9 2.00 6 6 4.00 22.00 34.00 10.67 149.896 6848 6848 2190 93 21

2194 23 - ECRİN SAROHAN
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 9 8 6.33 6 3 5.00 4 6 2.00 0 0 0.00 1 1 0.67 4 13 -0.33 24.00 31.00 13.67 149.896 6848 6848 2190 3 3

2195 396 - AYA ALALİ
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 5 3 4.00 5 4 3.67 10 0 10.00 0 1 -0.33 1 5 -0.67 29.00 22.00 21.67 149.881 6855 6855 2195 33 5

2196 468 - ÖMER FARUK AKDOĞAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 11 8 8.33 0 2 -0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 21.00 37.00 8.66 149.852 6860 6860 2196 58 5

2197 400 - ADANUR ARASAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 5 9 2.00 2 7 -0.33 2 6 0.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 6 11 2.33 24.00 49.00 7.66 149.837 6864 6864 2197 95 23

2198 42 - NİL DENİZ
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 8 5 6.33 2 0 2.00 6 3 5.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 4 6 2.00 20.00 19.00 13.66 149.837 6864 6864 2197 27 13

2199 576 - HAYRUNNİSA KESEN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 8 5 6.33 2 2 1.33 4 1 3.67 1 1 0.67 1 2 0.33 3 8 0.33 19.00 19.00 12.66 149.822 6868 6868 2199 77 18

2200 187 - MURAT SAVCI
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 6 5 4.33 2 6 0.00 2 5 0.33 2 2 1.33 1 2 0.33 5 5 3.33 18.00 25.00 9.65 149.807 6869 6869 2200 12 7

2201 326 - BERAT RÜZGAR ÇELİK
Zergan Ortaokulu 8 / D 3 10 -0.33 2 4 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 8 4 6.67 4 9 1.00 22.00 32.00 11.34 149.422 6870 6870 2201 61 9

2202 82 - ÖMER ULUĞ
Eşme Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 4 2.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 30.00 38.00 17.34 149.422 6870 6870 2201 7 6

2203 556 - EFE KILIN
İnkılap Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 3.67 8 10 4.67 14.00 17.00 8.34 149.422 6870 6870 2201 46 18

2204 379 - MİRAC ERDOĞAN
Vatan Ortaokulu 8 / D 5 6 3.00 1 3 0.00 3 5 1.33 7 1 6.67 2 1 1.67 4 7 1.67 22.00 23.00 14.34 149.422 6870 6870 2201 57 8

2205 597 - İLKNUR EMENSS J R
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 8 9 5.00 4 5 2.33 4 4 2.67 6 1 5.67 1 7 -1.33 5 9 2.00 28.00 35.00 16.34 149.407 6876 6876 2205 89 9



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2206 78 - ABİDE GEZMEZ
Zergan Ortaokulu 8 / C 9 7 6.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 14 1.33 22.00 35.00 10.34 149.407 6876 6876 2205 62 20

2207 22 - ABDURRAHİM
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 4 6 2.00 9 1 8.67 4 1 3.67 3 2 2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 27.00 23.00 19.34 149.407 6876 6876 2205 34 15

2208 645 - EDİBE AKTÜRK
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 4 4 2.67 3 6 1.00 3 7 0.67 0 1 -0.33 8 12 4.00 6 14 1.33 24.00 44.00 9.34 149.393 6881 6881 2208 89 9

2209 686 - ZEYNER AŞA
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 8 10 4.67 4 2 3.33 4 4 2.67 0 2 -0.67 4 12 0.00 6 11 2.33 26.00 41.00 12.33 149.378 6885 6885 2209 35 6

2210 17 - FATMANUR ÇAKIR
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 27.00 26.00 18.33 149.378 6885 6885 2209 38 7

2211 279 - SEMANUR ALTUN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 6 6 4.00 3 1 2.67 5 5 3.33 0 2 -0.67 4 11 0.33 7 13 2.67 25.00 38.00 12.33 149.378 6885 6885 2209 90 14

2212 510 - FUNDA BUDAK
İMKB Ortaokulu 8 / E 8 9 5.00 7 2 6.33 8 0 8.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 2 6 0.00 25.00 20.00 18.33 149.378 6885 6885 2209 43 5

2213 480 - ZEYNA KAVUD
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 7 3 6.00 0 0 0.00 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 11.00 15.33 149.378 6885 6885 2209 35 7

2214 781 - SERDAR ORTANÇ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 4 6 2.00 4 1 3.67 8 2 7.33 3 2 2.33 4 6 2.00 4 9 1.00 27.00 26.00 18.33 149.378 6885 6885 2209 47 14

2215 313 - SİNAN ÖLMEZ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 4 2.67 4 11 0.33 22.00 41.00 8.33 149.363 6893 6893 2215 58 17

2216 528 - YUSUF HUSEYİN
İnkılap Ortaokulu 8 / A 5 12 1.00 4 6 2.00 5 3 4.00 2 0 2.00 7 9 4.00 5 11 1.33 28.00 41.00 14.33 149.363 6893 6893 2215 47 10

2217 968 - HADİ KARATAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 8 5 6.33 4 6 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 1 3 0.00 5 15 0.00 25.00 32.00 14.33 149.363 6893 6893 2215 154 16

2218 167 - FİKRİ E DAMAR
Vatan Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 2 7.33 5 12 1.00 13.00 14.00 8.33 149.363 6893 6893 2215 58 18

2219 21 - ŞAFİA GÖKÇE
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 7 12 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 2 5.33 9 11 5.33 3 17 -2.67 34.00 53.00 16.33 149.348 6907 6907 2219 13 12

2220 395 - HAYRUNNİSA ÇELİK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 5 14 0.33 4 1 3.67 6 4 4.67 2 3 1.00 3 8 0.33 8 8 5.33 28.00 38.00 15.33 149.333 6909 6909 2220 65 10

2221 84 - ŞEMSE ÖZÇELİK
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 4 5 2.33 4 5 2.33 4 6 2.00 3 5 1.33 5 9 2.00 27.00 41.00 13.32 149.333 6909 6909 2220 9 9

2222 877 - HAVİN AKSU
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 7 10 3.67 4 5 2.33 5 3 4.00 4 4 2.67 3 7 0.67 6 13 1.67 29.00 42.00 15.01 148.948 6912 6912 2222 78 19

2223 24 - BAVER DAMAR
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 7 3 6.00 5 4 3.67 4 2 3.33 5 0 5.00 5 11 1.33 29.00 33.00 18.00 148.889 6919 6919 2223 13 13

2224 1556 - MUSACAN BEKEN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 6 13 1.67 6 2 5.33 4 6 2.00 3 4 1.67 4 11 0.33 8 12 4.00 31.00 48.00 15.00 148.889 6919 6919 2223 20 10

2225 105 - ŞEHMUS AKKOYUN
Yüceli Ortaokulu 8 / A 6 8 3.33 5 1 4.67 4 3 3.00 0 0 0.00 2 6 0.00 6 9 3.00 23.00 27.00 14.00 148.874 6926 6926 2225 9 9

2226 870 - MUH*M EDY ILM*
Arıklı Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 18.00 17.00 148.874 6926 6926 2225 5 5

2227 247 - ZEYNEP KARAKUŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 30.00 5.00 148.874 6926 6926 2225 31 15

2228 624 - ZİLAN KAYA
Fırat Ortaokulu 8 / E 10 6 8.00 1 1 0.67 8 2 7.33 4 1 3.67 1 6 -1.00 3 14 -1.67 27.00 30.00 17.00 148.874 6926 6926 2225 35 3

2229 403 - FATİME COŞKAN
İMKB Ortaokulu 8 / E 9 11 5.33 4 3 3.00 5 5 3.33 3 5 1.33 3 5 1.33 0 1 -0.33 24.00 30.00 13.99 148.859 6933 6933 2229 44 6

2230 94 - HAVİN KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 5 8 2.33 7 9 4.00 24.00 51.00 7.00 148.859 6933 6933 2229 10 10

2231 439 - ELİF EREN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 9 4 7.67 1 2 0.33 7 2 6.33 1 1 0.67 1 6 -1.00 3 10 -0.33 22.00 25.00 13.67 148.430 6940 6940 2231 90 12

2232 413 - YASİN DÖLEK
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 8 10 4.67 6 1 5.67 3 4 1.67 7 1 6.67 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 16.00 18.68 148.430 6940 6940 2231 36 8

2233 413 - YUSUF ÖRNEK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 6 6 4.00 2 2 1.33 5 3 4.00 1 1 0.67 3 1 2.67 3 9 0.00 20.00 22.00 12.67 148.415 6944 6944 2233 89 30

2234 769 - ZİLAN ALTUN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 5 -0.67 0 0 0.00 8 12 4.00 26.00 40.00 12.67 148.415 6944 6944 2233 155 22

2235 926 - NİSA KURT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 4 0.67 1 4 -0.33 3 5 1.33 28.00 28.00 18.67 148.415 6944 6944 2233 169 16

2236 106 - KADRENUR ÇELİK
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 6 10 2.67 7 1 6.67 5 0 5.00 2 3 1.00 3 11 -0.67 6 9 3.00 29.00 34.00 17.67 148.400 6955 6955 2236 20 4

2237 0 - EMİNE YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 3 5 1.33 8 2 7.33 3 5 1.33 2 1 1.67 4 10 0.67 27.00 34.00 15.66 148.400 6955 6955 2236 14 14

2238 117 - UBEYDULLAH BOZAN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 13 -1.33 9 6 7.00 29.00 52.00 11.67 148.400 6955 6955 2236 6 6

2239 112 - NİSA KURT
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 5 -0.67 5 4 3.67 5 13 0.67 23.00 49.00 6.66 148.400 6955 6955 2236 25 15

2240 40 - GİZEM KARAYILAN
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 4 5 2.33 3 2 2.33 4 3 3.00 1 5 -0.67 1 0 1.00 6 7 3.67 19.00 22.00 11.66 148.385 6962 6962 2240 16 11

2241 0 - SERKAN GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 0 / 0 1 16 -4.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 15 5 13.33 3 15 -2.00 30.00 55.00 11.66 148.385 6962 6962 2240 14 2

2242 210 - MUHAMMED MUSTAFA
ESEN
Işıklar Ortaokulu

8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 29.00 61.00 8.66 148.385 6962 6962 2240 32 17

2243 641 - HASAN GÖNÜITAŞ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 26.00 64.00 4.67 148.385 6962 6962 2240 66 8

2244 500 - MUHAMMED EFE
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 7 11 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 10 4.67 4 15 -1.00 30.00 55.00 11.66 148.385 6962 6962 2240 66 14

2245 318 - FATMA DOLU
Vatan Ortaokulu 8 / D 6 12 2.00 7 2 6.33 7 2 6.33 2 6 0.00 4 1 3.67 4 14 -0.67 30.00 37.00 17.66 148.385 6962 6962 2240 59 9

2246 392 - MİRAN ABDO
Dikmen Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 11 4.33 28.00 61.00 7.66 148.370 6972 6972 2246 34 11

2247 97 - DİLVAN MUSO
Doyuran Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 12 1.00 29.00 46.00 13.66 148.370 6972 6972 2246 6 6

2248 613 - ADLENUR AYDIN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 4 7 1.67 5 3 4.00 3 6 1.00 0 2 -0.67 6 4 4.67 5 13 0.67 23.00 35.00 11.34 147.956 6980 6980 2248 68 15

2249 79 - YAĞMUR TÜRK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 7 5 5.33 8 1 7.67 2 4 0.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 4 9 1.00 22.00 23.00 14.34 147.911 6988 6988 2249 21 3

2250 586 - SÜMEYRA TOKAY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 8 11 4.33 1 8 -1.67 4 6 2.00 3 5 1.33 4 10 0.67 7 13 2.67 27.00 53.00 9.33 147.911 6988 6988 2249 69 6

2251 520 - ZARİFE EMEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 4 12 0.00 3 1 2.67 5 3 4.00 2 1 1.67 1 0 1.00 7 6 5.00 22.00 23.00 14.34 147.911 6988 6988 2249 170 16

2252 172 - MUHAMMED ACET
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 3 3 2.00 5 2 4.33 1 1 0.67 3 13 -1.33 6 11 2.33 26.00 38.00 13.33 147.881 6995 6995 2252 32 14

2253 980 - ZEYNEP ÇİÇEK
Zergan Ortaokulu 8 / A 7 6 5.00 1 7 -1.33 5 3 4.00 0 3 -1.00 1 5 -0.67 6 8 3.33 20.00 32.00 9.33 147.867 7004 7004 2253 63 11

2254 0 - MUHAMMED EMİN AYDIN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 8 8 5.33 0 6 -2.00 1 6 -1.00 3 7 0.67 0 0 0.00 7 11 3.33 19.00 38.00 6.33 147.867 7004 7004 2253 31 14



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2255 620 - HASRET ÖNGÖRÜR
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 5 5 3.33 4 0 4.00 6 4 4.67 1 0 1.00 1 3 0.00 4 5 2.33 21.00 17.00 15.33 147.867 7004 7004 2253 62 14

2256 437 - OZAN ALINCA
Zergan Ortaokulu 8 / D 4 5 2.33 5 3 4.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 2 -0.67 7 8 4.33 22.00 23.00 14.33 147.852 7009 7009 2256 64 10

2257 30 - AMİNE SAKİN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 3 3 2.00 5 5 3.33 5 2 4.33 0 5 -1.67 4 11 0.33 27.00 35.00 15.32 147.852 7009 7009 2256 33 16

2258 325 - ALAEDDİN ÖZDEMİR
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 7 3 6.00 0 3 -1.00 1 5 -0.67 5 14 0.33 30.00 38.00 17.32 147.837 7011 7011 2258 32 17

2259 475 - HANSE K* ATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 5 12 1.00 3 3 2.00 7 2 6.33 4 5 2.33 1 1 0.67 7 10 3.67 27.00 33.00 16.00 147.437 7015 7015 2259 17 12

2260 421 - MUHAMMED ULG
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 6 4 4.67 5 4 3.67 1 0 1.00 0 1 -0.33 6 10 2.67 24.00 27.00 15.01 147.437 7015 7015 2259 39 13

2261 642 - ASMİN ÖMÜR IRMAK
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 2 6 0.00 3 7 0.67 2 4 0.67 4 7 1.67 8 12 4.00 25.00 48.00 9.01 147.437 7015 7015 2259 91 16

2262 666 - MURAT TURĞAY
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 6 2 5.33 5 5 3.33 10 0 10.00 0 1 -0.33 3 9 0.00 31.00 27.00 22.00 147.437 7015 7015 2259 37 6

2263 211 - MELEK ALAY
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 0 8 -2.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 7 6 5.00 25.00 48.00 9.00 147.422 7022 7022 2263 40 15

2264 0 - Dİ CENUR YILDIZ
Zergan Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.00 7 12 3.00 14.00 18.00 8.00 147.407 7025 7025 2264 65 24

2265 291 - HAM * BOZAN
İMKB Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 2.33 9 10 5.67 13.00 15.00 8.00 147.407 7025 7025 2264 45 18

2266 232 - LALEŞ ERDEM
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.33 10 7 7.67 11.00 9.00 8.00 147.407 7025 7025 2264 156 17

2267 0 - EREN OKAY Ü
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.00 9 6 7.00 12.00 12.00 8.00 147.407 7025 7025 2264 96 24

2268 1243 - OZAN BEYDÜZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 9 7 6.67 4 3 3.00 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 -0.67 23.00 27.00 14.00 147.407 7025 7025 2264 171 17

2269 0 - A * E Ş E LR LE
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 10 10 6.67 16.00 24.00 8.00 147.407 7025 7025 2264 59 12

2270 746 - AHMET ABİÇ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 26.00 54.00 8.00 147.407 7025 7025 2264 48 11

2271 242 - MELEK YILDIZ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 7 9 4.00 1 0 1.00 7 1 6.67 5 2 4.33 0 2 -0.67 4 7 1.67 24.00 21.00 17.00 147.407 7025 7025 2264 59 14

2272 4 - BÜŞRA ACETN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 9 5 7.33 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 9.00 10.00 147.393 7037 7037 2272 92 10

2273 407 - SÜMEYRA DURMUŞ
Sürekli Ortaokulu 8 / B 6 11 2.33 2 4 0.67 5 5 3.33 3 1 2.67 2 10 -1.33 8 8 5.33 26.00 39.00 13.00 147.393 7037 7037 2272 23 4

2274 127 - SİNEM ASLAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 8 6 6.00 4 2 3.33 5 2 4.33 1 6 -1.00 1 5 -0.67 4 9 1.00 23.00 30.00 12.99 147.378 7043 7043 2274 70 17

2275 913 - PINAR MENTEŞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 5 8 2.33 1 5 -0.67 6 3 5.00 0 5 -1.67 3 2 2.33 5 7 2.67 20.00 30.00 9.99 147.378 7043 7043 2274 172 19

2276 920 - SÜMEYYE SAKİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 6 1.00 2 14 -2.67 7 6 5.00 26.00 51.00 8.99 147.363 7050 7050 2276 91 16

2277 276 - KEVSER AKSOY
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 4 3 3.00 3 1 2.67 4 2 3.33 0 2 -0.67 2 2 1.33 6 11 2.33 19.00 21.00 11.99 147.363 7050 7050 2276 93 15

2278 262 - NARİN ÇİÇEK YILMAZ
Fırat Ortaokulu 8 / D 10 10 6.67 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 13 0.67 19.00 28.00 9.67 146.948 7055 7055 2278 36 9

2279 849 - RAHİME KALKAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 1 0 1.00 3 16 -2.33 6 14 1.33 31.00 49.00 14.67 146.933 7060 7060 2279 92 11

2280 624 - PINAR KİNİÇ
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 5 8 2.33 9 1 8.67 4 3 3.00 5 3 4.00 2 1 1.67 2 6 0.00 27.00 22.00 19.67 146.919 7067 7067 2280 38 16

2281 0 - ZEYNEP ÖZMEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 6 6 4.00 5 3 4.00 7 1 6.67 1 4 -0.33 3 8 0.33 2 3 1.00 24.00 25.00 15.67 146.904 7071 7071 2281 39 7

2282 18 - ALİ TURGUT
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 0 2 -0.67 4 6 2.00 4 5 2.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 22.00 34.00 10.66 146.904 7071 7071 2281 21 7

2283 664 - İREM DAL
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 8 10 4.67 2 2 1.33 2 6 0.00 1 0 1.00 2 2 1.33 6 14 1.33 21.00 34.00 9.66 146.889 7075 7075 2283 60 10

2284 470 - NİSA SAD OĞLU
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 9 8 6.33 3 3 2.00 5 3 4.00 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 16.00 12.66 146.889 7075 7075 2283 157 8

2285 372 - SÜLEYMAN NAMLI
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 8 11 4.33 7 3 6.00 4 4 2.67 1 2 0.33 4 5 2.33 3 12 -1.00 27.00 37.00 14.66 146.874 7081 7081 2285 90 31

2286 216 - AHMET BUDAK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 8 12 4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 31.00 59.00 11.34 146.444 7084 7084 2286 93 17

2287 106 - HAYRÜNNİSA IRMAK
Eskin Ortaokulu 8 / A 7 9 4.00 4 4 2.67 5 2 4.33 3 4 1.67 2 4 0.67 3 6 1.00 24.00 29.00 14.34 146.444 7084 7084 2286 5 3

2288 65 - EMRE KILIÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 6 8 3.33 6 1 5.67 3 1 2.67 1 2 0.33 0 1 -0.33 5 7 2.67 21.00 20.00 14.34 146.444 7084 7084 2286 8 8

2289 156 - ŞİFANUR AY
Işıklı Ortaokulu 8 / B 3 12 -1.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 7 5.67 3 9 0.00 31.00 41.00 17.34 146.444 7084 7084 2286 6 6

2290 235 - EMİRHAN ÇAÇAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 4 10 0.67 4 5 2.33 2 5 0.33 0 2 -0.67 4 1 3.67 5 6 3.00 19.00 29.00 9.33 146.444 7084 7084 2286 97 25

2291 806 - ÖZNUR DAĞLI
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 10 9 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 5 13 0.67 27.00 47.00 11.34 146.444 7084 7084 2286 49 10

2292 562 - HE * BORAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 10 0.67 4 15 -1.00 33.00 50.00 16.34 146.430 7094 7094 2292 98 27

2293 101 - İSHAK TURAN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 3 3 2.00 4 6 2.00 1 5 -0.67 1 6 -1.00 6 9 3.00 23.00 38.00 10.33 146.415 7097 7097 2293 35 16

2294 299 - AYAZ BOĞA
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 28.00 62.00 7.33 146.415 7097 7097 2293 33 19

2295 505 - YAĞMUR SÜER
Vatan Ortaokulu 8 / A 7 12 3.00 8 1 7.67 5 4 3.67 4 4 2.67 0 2 -0.67 4 6 2.00 28.00 29.00 18.34 146.415 7097 7097 2293 60 19

2296 13 - NEHİR TARAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 5 14 0.33 31.00 53.00 13.33 146.415 7097 7097 2293 11 11

2297 29 - DİLHA ÇİFÇİ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 7 6 5.00 2 5 0.33 0 7 -2.33 4 4 2.67 3 8 0.33 5 8 2.33 21.00 38.00 8.33 146.385 7117 7117 2297 9 2

2298 106 - KUDBETTİN VAHİD
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 3 5 1.33 4 6 2.00 5 1 4.67 4 6 2.00 3 9 0.00 8 11 4.33 27.00 38.00 14.33 146.385 7117 7117 2297 18 13

2299 725 - ŞEYHMUS ÇAĞIRDAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 9 8 6.33 4 2 3.33 6 2 5.33 1 3 0.00 0 5 -1.67 3 6 1.00 23.00 26.00 14.32 146.370 7122 7122 2299 37 10

2300 564 - 
İstiklal Ortaokulu 0 / 0 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 9 11 5.33 7 9 4.00 30.00 56.00 11.32 146.370 7122 7122 2299 19 1

2301 432 - BEKİR KEPENÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 30.00 59.00 10.32 146.356 7125 7125 2301 45 21

2302 1 - ÖMER FARUK GÜZEL
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 0 9 -3.00 5 0 5.00 3 2 2.33 3 2 2.33 6 4 4.67 6 7 3.67 23.00 24.00 15.00 145.956 7128 7128 2302 15 13

2303 150 - EREN YILDIZ
Zergan Ortaokulu 8 / C 3 10 -0.33 5 2 4.33 5 3 4.00 0 0 0.00 5 5 3.33 5 7 2.67 23.00 27.00 14.00 145.941 7131 7131 2303 66 21



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2304 204 - TUANA AKSOY
Dicle Ortaokulu 8 / A 10 7 7.67 2 6 0.00 3 5 1.33 0 7 -2.33 1 9 -2.00 6 11 2.33 22.00 45.00 7.00 145.926 7135 7135 2304 42 13

2305 183 - ARDA YILDIZ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 5 1 4.67 1 5 -0.67 0 3 -1.00 5 3 4.00 2 13 -2.33 21.00 33.00 10.00 145.926 7135 7135 2304 91 24

2306 196 - HAMDULLAH ERDEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 6 7 3.67 1 5 -0.67 1 1 0.67 3 0 3.00 2 2 1.33 5 9 2.00 18.00 24.00 10.00 145.926 7135 7135 2304 40 9

2307 481 - MELO ACAR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 10 6 8.00 0 6 -2.00 5 4 3.67 0 0 0.00 1 3 0.00 3 11 -0.67 19.00 30.00 9.00 145.911 7141 7141 2307 94 16

2308 882 - ZÜLEYHA BİÇAK
Arıklı Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 5 4 3.67 7 3 6.00 1 3 0.00 4 5 2.33 6 12 2.00 28.00 39.00 15.00 145.911 7141 7141 2307 6 1

2309 2490 - HÜSEYİN ÖZDEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 7 8 4.33 2 4 0.67 5 2 4.33 2 4 0.67 1 1 0.67 2 2 1.33 19.00 21.00 12.00 145.911 7141 7141 2307 46 13

2310 167 - DİLDEM ÇİÇEK
Fırat Ortaokulu 8 / D 8 8 5.33 0 0 0.00 5 4 3.67 1 1 0.67 3 2 2.33 2 9 -1.00 19.00 24.00 11.00 145.896 7150 7150 2310 38 11

2311 873 - RIDVAN YILMAZ
Arıklı Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 1 8 -1.67 0 9 -3.00 0 5 -1.67 5 1 4.67 7 11 3.33 18.00 45.00 2.99 145.896 7150 7150 2310 7 6

2312 199 - İLAYDA SOLMAZ
Fırat Ortaokulu 8 / C 9 10 5.67 0 0 0.00 6 4 4.67 1 1 0.67 0 0 0.00 3 7 0.67 19.00 22.00 11.68 145.481 7157 7157 2312 39 9

2313 357 - AYŞENUR ÇETİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 1 7 -1.33 4 5 2.33 1 6 -1.00 3 13 -1.33 7 11 3.33 25.00 52.00 7.67 145.452 7161 7161 2313 79 15

2314 109 - BİLAL ÖZDEMİR
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 3 2 2.33 7 13 2.67 22.00 43.00 7.67 145.452 7161 7161 2313 22 8

2315 95 - MERT ADANIR
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 5 1.33 8 12 4.00 8 12 4.00 30.00 58.00 10.67 145.452 7161 7161 2313 99 26

2316 17 - ENES SARUHAN
Çağıl Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 3 0.00 2 1 1.67 5 15 0.00 24.00 43.00 9.67 145.437 7171 7171 2316 7 7

2317 58 - KOÇERO KURŞUN
Eşme Ortaokulu 8 / A 12 8 9.33 5 0 5.00 3 7 0.67 6 3 5.00 1 12 -3.00 4 16 -1.33 31.00 46.00 15.67 145.437 7171 7171 2316 8 7

2318 19 - YASİN TUSUN
Yumurcak Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 5 4 3.67 5 4 3.67 1 5 -0.67 2 3 1.00 5 10 1.67 25.00 37.00 12.67 145.437 7171 7171 2316 3 3

2319 502 - GÜLSÜM BOĞA
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 6 13 1.67 7 3 6.00 3 7 0.67 2 6 0.00 2 5 0.33 7 9 4.00 27.00 43.00 12.67 145.437 7171 7171 2316 50 7

2320 254 - HELEN AYDIN
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 4 13 -0.33 1 4 -0.33 2 5 0.33 3 1 2.67 9 3 8.00 3 11 -0.67 22.00 37.00 9.67 145.437 7171 7171 2316 6 4

2321 662 - ÇİÇEK EREN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 7 10 3.67 1 3 0.00 8 2 7.33 0 2 -0.67 3 5 1.33 5 12 1.00 24.00 34.00 12.66 145.422 7181 7181 2321 95 17

2322 165 - ELA ÇEÇEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 6 7 3.67 1 5 -0.67 4 3 3.00 5 2 4.33 1 2 0.33 4 6 2.00 21.00 25.00 12.66 145.422 7181 7181 2321 41 9

2323 523 - NERGİZ ERTAŞ
İMKB Ortaokulu 8 / B 4 9 1.00 2 8 -0.67 5 3 4.00 3 3 2.00 4 9 1.00 7 8 4.33 25.00 40.00 11.66 145.407 7186 7186 2323 46 7

2324 69 - ADLE KURTAY
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 4 5 2.33 4 3 3.00 0 0 0.00 1 5 -0.67 7 9 4.00 22.00 31.00 11.66 145.407 7186 7186 2323 18 16

2325 305 - MUS*AFA COŞKUN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 6 7 3.67 0 2 -0.67 4 4 2.67 0 2 -0.67 1 2 0.33 4 2 3.33 15.00 19.00 8.66 145.407 7186 7186 2323 61 19

2326 412 - ENES
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 3 11 -0.67 9 1 8.67 5 5 3.33 0 0 0.00 6 9 3.00 5 8 2.33 28.00 34.00 16.66 145.393 7191 7191 2326 173 17

2327 359 - ESER CENGİZ
İMKB Ortaokulu 8 / E 8 12 4.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 2 4 0.67 1 4 -0.33 27.00 29.00 17.34 144.978 7196 7196 2327 47 7

2328 245 - 
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 8 6 6.00 0 0 0.00 6 3 5.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 2 4 0.67 17.00 17.00 11.34 144.978 7196 7196 2327 47 14

2329 422 - EDA KILI Ç
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 15 0.00 5 4 3.67 5 3 4.00 5 3 4.00 6 10 2.67 6 12 2.00 32.00 47.00 16.34 144.963 7203 7203 2329 94 13

2330 975 - SEMANUR ÇELİK
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 5 7 2.67 1 4 -0.33 2 5 0.33 1 4 -0.33 5 7 2.67 5 8 2.33 19.00 35.00 7.34 144.963 7203 7203 2329 96 18

2331 431 - ZİYNET BÜYÜK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 11 9 8.00 6 3 5.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 4 16 -1.33 25.00 44.00 10.34 144.963 7203 7203 2329 100 13

2332 247 - REYHAN ERDEM
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 7 7 4.67 3 1 2.67 7 3 6.00 2 1 1.67 1 3 0.00 4 11 0.33 24.00 26.00 15.34 144.948 7209 7209 2332 41 8

2333 106 - MEDİNE NUR ÇOBAN
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 7 9 4.00 5 5 3.33 2 6 0.00 1 2 0.33 6 7 3.67 4 15 -1.00 25.00 44.00 10.33 144.948 7209 7209 2332 13 6

2334 51 - HALİL GÜMÜŞ
Eşme Ortaokulu 8 / A 11 6 9.00 4 1 3.67 3 7 0.67 3 3 2.00 2 9 -1.00 1 9 -2.00 24.00 35.00 12.34 144.948 7209 7209 2332 9 8

2335 825 - SEVAL TUNCEL
Arıklı Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 6 1 5.67 5 4 3.67 1 4 -0.33 3 2 2.33 4 12 0.00 25.00 32.00 14.34 144.933 7217 7217 2335 8 7

2336 57 - ABDULLAH KELEŞOĞLU
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 7 8 4.33 4 1 3.67 2 2 1.33 0 0 0.00 1 2 0.33 6 13 1.67 20.00 26.00 11.33 144.919 7223 7223 2336 174 17

2337 399 - İLKNUR ÇAĞIRDAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 14 0.33 4 15 -1.00 30.00 56.00 11.32 144.904 7225 7225 2337 97 17

2338 702 - SAHİN ÜNSAL
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 6 2 5.33 7 2 6.33 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 14.00 17.32 144.904 7225 7225 2337 42 10

2339 635 - MÜBAREK TOĞUÇ
Fırat Ortaokulu 8 / E 7 9 4.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 4 4 2.67 5 11 1.33 5 11 1.33 26.00 47.00 10.33 144.904 7225 7225 2337 40 4

2340 82 - ELİF AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / A 5 10 1.67 0 7 -2.33 4 5 2.33 4 6 2.00 5 10 1.67 7 10 3.67 25.00 48.00 9.01 144.504 7230 7230 2340 6 4

2341 557 - DERYA İÇTEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 9 7 6.67 2 4 0.67 5 5 3.33 0 2 -0.67 1 1 0.67 3 11 -0.67 20.00 30.00 10.00 144.459 7235 7235 2341 36 9

2342 812 - CESUR İNAL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 10 10 6.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 9 11 5.33 1 19 -5.33 30.00 60.00 10.00 144.459 7235 7235 2341 36 9

2343 60 - LETİF ÇAM
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 10 10 6.67 30.00 60.00 10.00 144.459 7235 7235 2341 71 18

2344 593 - İREM KAPLAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 5 8 2.33 2 2 1.33 5 3 4.00 3 3 2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 25.00 36.00 13.00 144.459 7235 7235 2341 80 20

2345 360 - EVİN AKSOY
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 9 2.00 4 13 -0.33 27.00 54.00 9.00 144.444 7246 7246 2345 62 15

2346 0 - HARUN KIZILKAYA
Zergan Ortaokulu 8 / D 3 6 1.00 10 0 10.00 3 6 1.00 0 3 -1.00 8 10 4.67 4 14 -0.67 28.00 39.00 15.00 144.444 7246 7246 2345 67 11

2347 102 - ELİF EROL
Dicle Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 10 10 6.67 27.00 63.00 6.00 144.444 7246 7246 2345 43 9

2348 86 - İREM ÇEÇEN
Dicle Ortaokulu 8 / İ 9 6 7.00 0 5 -1.67 6 2 5.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 18.00 8.99 144.430 7260 7260 2348 44 1

2349 150 - YUSUF ÖZTÜRK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 17 -2.67 7 10 3.67 30.00 57.00 11.00 144.430 7260 7260 2348 72 19

2350 119 - AHMET SARIBOĞA
Sürekli Ortaokulu 8 / D 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 14 0.33 7 13 2.67 26.00 63.00 5.00 144.430 7260 7260 2348 24 2

2351 22 - AYSUN AYDIN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 5 5 3.33 5 2 4.33 0 5 -1.67 3 3 2.00 5 14 0.33 25.00 39.00 11.99 144.430 7260 7260 2348 23 8

2352 230 - ŞAHA KAYMAZ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 3 1.00 8 11 4.33 28.00 45.00 13.00 144.415 7270 7270 2352 36 17



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2353 1 - EGİT TEKİN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 4 3 3.00 7 2 6.33 6 3 5.00 0 0 0.00 1 2 0.33 2 2 1.33 20.00 12.00 15.99 144.400 7274 7274 2353 28 14

2354 105 - YAĞMUR ÖZTÜRK
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 6 8 3.33 6 4 4.67 7 2 6.33 1 2 0.33 0 3 -1.00 5 8 2.33 25.00 27.00 15.99 144.400 7274 7274 2353 5 5

2355 94 - FİRDEVS KARADENİZ
Eskin Ortaokulu 8 / B 5 10 1.67 3 4 1.67 7 1 6.67 4 4 2.67 4 12 0.00 6 9 3.00 29.00 40.00 15.68 143.985 7279 7279 2355 7 3

2356 189 - TUBA SAVAŞÇİ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 8 10 4.67 7 2 6.33 6 4 4.67 3 5 1.33 1 0 1.00 4 16 -1.33 29.00 37.00 16.67 143.985 7279 7279 2355 34 20

2357 1493 - AZRA TANEM ERTAŞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 6 1 5.67 1 0 1.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 15.00 4.00 13.67 143.985 7279 7279 2355 175 18

2358 6 - BÜNYAMİN CIRIK
Yumurcak Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 0 4 -1.33 2 2 1.33 6 10 2.67 20.00 40.00 6.68 143.985 7279 7279 2355 4 4

2359 85 - YAKUP KILINÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 7 7 4.67 0 1 -0.33 4 2 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.00 15.00 16.00 9.67 143.970 7283 7283 2359 9 9

2360 504 - AZAD YILMAZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 6 10 2.67 1 9 -2.00 6 3 5.00 0 0 0.00 4 9 1.00 6 9 3.00 23.00 40.00 9.67 143.970 7283 7283 2359 73 9

2361 380 - DİLBER ÖME R
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 12 6 10.00 3 1 2.67 7 3 6.00 3 2 2.33 2 18 -4.00 4 16 -1.33 31.00 46.00 15.67 143.970 7283 7283 2359 73 11

2362 790 - SABİHA ÇUR
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 7 7 4.67 0 6 -2.00 6 2 5.33 2 7 -0.33 2 4 0.67 4 8 1.33 21.00 34.00 9.67 143.970 7283 7283 2359 51 11

2363 569 - ENES SABRİ ÖZEN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 10 6 8.00 3 5 1.33 6 2 5.33 1 2 0.33 1 4 -0.33 2 12 -2.00 23.00 31.00 12.66 143.956 7291 7291 2363 81 21

2364 775 - NAZİME MALGİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 1 6 -1.00 2 6 0.00 0 4 -1.33 5 6 3.00 3 9 0.00 19.00 40.00 5.67 143.956 7291 7291 2363 38 2

2365 1 - KADİR DRS
Çağıl Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 6 4 4.67 3 6 1.00 1 3 0.00 2 3 1.00 7 11 3.33 25.00 40.00 11.67 143.956 7291 7291 2363 8 8

2366 7 - ABDULKADİR IŞIK
Sürekli Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 3 7 0.67 4 5 2.33 1 7 -1.33 4 11 0.33 4 10 0.67 25.00 49.00 8.67 143.956 7291 7291 2363 25 3

2367 424 - YUSUF KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 6 10 2.67 0 7 -2.33 5 3 4.00 0 4 -1.33 6 8 3.33 5 11 1.33 22.00 43.00 7.67 143.941 7300 7300 2367 37 12

2368 226 - SUDE ÖZTRK
Dikmen Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 4 4 2.67 3 4 1.67 0 0 0.00 1 3 0.00 7 6 5.00 20.00 28.00 10.67 143.941 7300 7300 2367 37 12

2369 30 - GÜLENDAM EMOL
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 3 2 2.33 4 3 3.00 2 5 0.33 1 1 0.67 3 6 1.00 21.00 28.00 11.66 143.941 7300 7300 2367 24 9

2370 1449 - FURKAN ÇETİNKAYA
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 3 -1.00 2 3 1.00 6 12 2.00 22.00 43.00 7.66 143.926 7305 7305 2370 22 6

2371 31 - AHMET SEYDEMİR
İnkılap Ortaokulu 8 / C 2 9 -1.00 2 5 0.33 3 4 1.67 4 5 2.33 6 8 3.33 8 12 4.00 25.00 43.00 10.66 143.926 7305 7305 2370 48 7

2372 33 - ALEYNA OKTA
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 10 8 7.33 2 5 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 3 8 0.33 24.00 52.00 6.66 143.911 7309 7309 2372 39 5

2373 879 - YEŞİM ERAT
Arıklı Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 1 5 -0.67 5 4 3.67 0 1 -0.33 2 4 0.67 7 9 4.00 20.00 32.00 9.34 143.481 7317 7317 2373 9 8

2374 277 - ESMANUR KARKUŞ
İnkılap Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 4 3 3.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 6 13 1.67 5 13 0.67 25.00 47.00 9.34 143.481 7317 7317 2373 49 11

2375 643 - MELİSSA BOĞA
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 6 11 2.33 2 6 0.00 4 4 2.67 0 0 0.00 3 4 1.67 6 10 2.67 21.00 35.00 9.34 143.481 7317 7317 2373 63 11

2376 132 - ZEHRA KESEN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 6 7 3.67 0 0 0.00 8 2 7.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 6 12 2.00 20.00 23.00 12.33 143.467 7323 7323 2376 7 7

2377 25 - ZİLAN GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 5 9 2.00 5 2 4.33 2 3 1.00 5 3 4.00 5 8 2.33 5 13 0.67 27.00 38.00 14.33 143.452 7326 7326 2377 16 14

2378 192 - BEDRİYE AKGÜL
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 5 13 0.67 2 5 0.33 4 4 2.67 4 5 2.33 7 11 3.33 6 12 2.00 28.00 50.00 11.33 143.452 7326 7326 2377 23 8

2379 171 - ÜMRAN ADANIR
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 5 1.33 5 15 0.00 6 12 2.00 30.00 56.00 11.33 143.452 7326 7326 2377 101 27

2380 1001 - SARYA ÇELİK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 8 8 5.33 5 3 4.00 6 3 5.00 1 2 0.33 0 3 -1.00 4 10 0.67 24.00 29.00 14.33 143.452 7326 7326 2377 176 12

2381 930 - SULTAN NİSA KILIÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 4 12 0.00 8 2 7.33 4 4 2.67 4 6 2.00 2 6 0.00 6 5 4.33 28.00 35.00 16.33 143.437 7334 7334 2381 158 27

2382 199 - EMİNE EKİN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 4.00 11.00 11.00 7.33 143.437 7334 7334 2381 75 20

2383 150 - ELİF AKGÜN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 2 3 1.00 4 3 3.00 4 0 4.00 1 0 1.00 1 0 1.00 18.00 14.00 13.33 143.437 7334 7334 2381 43 8

2384 393 - SERAP ÖZDEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 8 5 6.33 0 1 -0.33 7 3 6.00 1 0 1.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 18.00 17.00 12.33 143.422 7341 7341 2384 48 12

2385 185 - KAMURAN EMEN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 0 5.00 4 16 -1.33 10 10 6.67 34.00 51.00 17.01 143.022 7343 7343 2385 42 14

2386 1540 - ASRIN ERDEM
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 6 10 2.67 2 4 0.67 4 6 2.00 1 4 -0.33 1 5 -0.67 7 7 4.67 21.00 36.00 9.01 142.993 7345 7345 2386 177 14

2387 28 - ALİCAN HATTAPOĞLU
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 3 7 0.67 3 4 1.67 3 4 1.67 4 3 3.00 6 7 3.67 4 8 1.33 23.00 33.00 12.01 142.993 7345 7345 2386 60 6

2388 17 - ZÜHEYRA TAŞ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 5 13 0.67 3 4 1.67 4 5 2.33 4 5 2.33 7 12 3.00 6 12 2.00 29.00 51.00 12.00 142.978 7350 7350 2388 24 9

2389 318 - MENESA DİDİN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 5 7 2.67 0 4 -1.33 4 2 3.33 1 2 0.33 2 2 1.33 4 4 2.67 16.00 21.00 9.00 142.978 7350 7350 2388 64 20

2390 1498 - YASEMİN ERTEM BJK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 9 6 7.00 1 1 0.67 0 0 0.00 2 5 0.33 2 1 1.67 3 14 -1.67 17.00 27.00 8.00 142.963 7356 7356 2390 23 7

2391 347 - HAL*MEEEKE
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 10 9 7.00 3 7 0.67 3 6 1.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 24.00 8.00 142.963 7356 7356 2390 46 17

2392 2 - AHMET CIRIK
Yumurcak Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 5 2 4.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 23.00 27.00 14.00 142.963 7356 7356 2390 5 5

2393 453 - SEMANUR ÖZKAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 2 2 1.33 0 3 -1.00 5 4 3.67 1 0 1.00 2 3 1.00 6 6 4.00 16.00 18.00 10.00 142.948 7363 7363 2393 82 17

2394 69 - ALADDİN AKIN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 8 5 6.33 1 2 0.33 4 3 3.00 1 2 0.33 0 0 0.00 3 9 0.00 17.00 21.00 9.99 142.933 7367 7367 2394 25 10

2395 227 - KEVSER ÖZDEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 0 5 -1.67 4 10 0.67 4 14 -0.67 29.00 48.00 12.99 142.933 7367 7367 2394 49 22

2396 331 - ZEYNEP ATAÇ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 3 7 0.67 0 0 0.00 8 2 7.33 0 0 0.00 3 4 1.67 4 3 3.00 18.00 16.00 12.67 142.504 7369 7369 2396 98 11

2397 507 - SEMANUR YALÇI
İnkılap Ortaokulu 8 / D 6 4 4.67 0 0 0.00 5 5 3.33 0 0 0.00 2 1 1.67 0 0 0.00 13.00 10.00 9.67 142.504 7369 7369 2396 50 19

2398 380 - EMİR CAYLAN
Zergan Ortaokulu 8 / D 1 3 0.00 4 1 3.67 2 2 1.33 1 0 1.00 9 4 7.67 3 15 -2.00 20.00 25.00 11.67 142.489 7375 7375 2398 68 12

2399 24 - HALİL MEHMET
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 5 4 3.67 1 6 -1.00 4 12 0.00 6 13 1.67 29.00 52.00 11.67 142.489 7375 7375 2398 7 7

2400 81 - 
İMKB Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 7 13 2.67 29.00 61.00 8.67 142.489 7375 7375 2398 48 10

2401 1220 - GAMZE AKACAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 0 1.00 9 7 6.67 21.00 46.00 5.67 142.489 7375 7375 2398 178 19



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2402 23 - ŞİLAN GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 10 10 6.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 9 11 5.33 1 19 -5.33 29.00 61.00 8.67 142.489 7375 7375 2398 17 15

2403 126 - MUSTAFA KEPENÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 3 10 -0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 7 6 5.00 6 9 3.00 22.00 49.00 5.67 142.489 7375 7375 2398 50 23

2404 859 - ELİF DÜNDAR
Arıklı Ortaokulu 8 / A 6 6 4.00 5 1 4.67 5 3 4.00 1 3 0.00 0 4 -1.33 5 8 2.33 22.00 25.00 13.67 142.474 7389 7389 2404 10 9

2405 269 - 
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 7 7 4.67 4 3 3.00 7 0 7.00 3 1 2.67 1 6 -1.00 3 8 0.33 25.00 25.00 16.67 142.474 7389 7389 2404 179 19

2406 443 - CEMİLE ALİHANOĞLU
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 1 5 -0.67 5 15 0.00 26.00 46.00 10.66 142.459 7393 7393 2406 43 9

2407 627 - MUSTAFA KIL IÇ
İnkılap Ortaokulu 8 / D 7 9 4.00 4 6 2.00 0 7 -2.33 0 1 -0.33 5 8 2.33 3 6 1.00 19.00 37.00 6.67 142.459 7393 7393 2406 51 20

2408 116 - YAĞMUR CENGİZ
Akyazı Ortaokulu 8 / B 2 9 -1.00 1 5 -0.67 1 5 -0.67 1 1 0.67 4 5 2.33 9 9 6.00 18.00 34.00 6.66 142.444 7399 7399 2408 19 13

2409 474 - MUSTAFA KÖSEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 0 2 -0.67 7 11 3.33 8 5 6.33 23.00 40.00 9.66 142.444 7399 7399 2408 92 7

2410 54 - DEVRİM DAĞLIK
Işıklar Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 0 2.00 4 6 2.00 2 17 -3.67 27.00 43.00 12.66 142.444 7399 7399 2408 34 17

2411 48 - FATMA ÇAPAT
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 9 11 5.33 5 15 0.00 29.00 61.00 8.66 142.430 7403 7403 2411 12 6

2412 282 - EDA KÖSEN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 11 9 8.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 29.00 61.00 8.66 142.430 7403 7403 2411 51 13

2413 367 - ULAŞ GÜNGÜZ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 6 12 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 0 3 -1.00 3 7 0.67 7 13 2.67 27.00 44.00 12.34 142.015 7412 7412 2413 44 6

2414 515 - ŞEHMUS BÜYÜK
İMKB Ortaokulu 8 / C 7 7 4.67 5 3 4.00 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 20.00 23.00 12.34 142.015 7412 7412 2413 49 11

2415 233 - LORİN GÜÇLÜ
Sürekli Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 5 4 3.67 4 3 3.00 1 2 0.33 2 9 -1.00 4 10 0.67 25.00 38.00 12.34 142.015 7412 7412 2413 26 4

2416 354 - EMİNE YAMAN
İMKB Ortaokulu 8 / E 8 12 4.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 5 0.33 6 13 1.67 4 16 -1.33 33.00 53.00 15.33 142.000 7416 7416 2416 50 8

2417 338 - FURKAN DURAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 5 8 2.33 5 2 4.33 4 2 3.33 2 0 2.00 3 1 2.67 3 10 -0.33 22.00 23.00 14.33 141.985 7418 7418 2417 180 20

2418 927 - MUHAMED YILDIZ
Mezopotamya Ortaokulu 0 / 0 7 10 3.67 8 2 7.33 6 3 5.00 0 0 0.00 2 3 1.00 4 14 -0.67 27.00 32.00 16.33 141.970 7421 7421 2418 40 1

2419 407 - EMİR MİR MİRZA İLBOĞA
Fırat Ortaokulu 8 / B 2 3 1.00 6 3 5.00 4 2 3.33 0 0 0.00 2 3 1.00 5 6 3.00 19.00 17.00 13.33 141.970 7421 7421 2418 41 9

2420 759 - NURDANUR OR ANÇ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 5 9 2.00 0 0 0.00 7 3 6.00 2 3 1.00 4 2 3.33 2 6 0.00 20.00 23.00 12.33 141.956 7425 7425 2420 52 15

2421 8 - EMİN GÜL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 7 5 5.33 5 3 4.00 4 3 3.00 0 0 0.00 2 4 0.67 2 8 -0.67 20.00 23.00 12.33 141.956 7425 7425 2420 52 15

2422 0 - OSMAN BOĞURCU
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 9 11 5.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 26.00 12.33 141.956 7425 7425 2420 99 19

2423 161 - AVŞİN ALTINKILIÇ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 4 11 0.33 0 10 -3.33 2 6 0.00 1 8 -1.67 5 3 4.00 5 3 4.00 17.00 41.00 3.33 141.956 7425 7425 2420 76 16

2424 0 - NECLA YALÇINKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 8 8 5.33 4 3 3.00 5 3 4.00 0 0 0.00 2 5 0.33 3 10 -0.33 22.00 29.00 12.33 141.956 7425 7425 2420 181 13

2425 921 - HİCRAN DURUŞ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 6 8 3.33 4 4 2.67 3 3 2.00 2 3 1.00 2 11 -1.67 6 6 4.00 23.00 35.00 11.33 141.941 7434 7434 2425 41 16

2426 65 - GÜLSÜM KUST
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 6 11 2.33 3 5 1.33 4 5 2.33 1 5 -0.67 6 11 2.33 6 13 1.67 26.00 50.00 9.32 141.941 7434 7434 2425 26 11

2427 204 - AHMET ÇİÇEK
Fırat Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 5 1 4.67 4 5 2.33 0 1 -0.33 2 6 0.00 5 10 1.67 23.00 33.00 12.01 141.526 7441 7441 2427 42 9

2428 621 - MURAT İLHAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 8 10 4.67 4 6 2.00 0 3 -1.00 6 1 5.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 23.00 33.00 12.01 141.526 7441 7441 2427 100 20

2429 62 - FURKAN DEMİRCAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 9 3 8.00 4 1 3.67 2 6 0.00 3 4 1.67 2 12 -2.00 1 4 -0.33 21.00 30.00 11.01 141.511 7444 7444 2429 61 7

2430 501 - NURHAN KAYAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 6 7 3.67 2 2 1.33 6 2 5.33 1 3 0.00 0 0 0.00 4 7 1.67 19.00 21.00 12.00 141.511 7444 7444 2429 83 10

2431 85 - FİDAN YALÇİN
Fırat Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 3 5 1.33 4 4 2.67 3 5 1.33 1 10 -2.33 5 5 3.33 24.00 39.00 11.00 141.496 7447 7447 2431 43 10

2432 203 - BERAT AYKAL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 5 7 2.67 1 4 -0.33 5 2 4.33 2 2 1.33 3 5 1.33 4 7 1.67 20.00 27.00 11.00 141.496 7447 7447 2431 101 18

2433 362 - NİSANUR DAĞDELEN
İMKB Ortaokulu 8 / C 7 9 4.00 3 5 1.33 5 2 4.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 6 13 1.67 21.00 30.00 11.00 141.496 7447 7447 2431 51 12

2434 664 - 
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 8 10 4.67 5 0 5.00 3 3 2.00 0 5 -1.67 2 6 0.00 3 6 1.00 21.00 30.00 11.00 141.496 7447 7447 2431 159 25

2435 83 - SEMANUR TÜRKOĞLU
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 7 -1.33 3 14 -1.67 7 12 3.00 26.00 57.00 7.01 141.496 7447 7447 2431 11 11

2436 771 - MUHAMET SALİH ALKAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 12 6 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 11 -1.67 4 16 -1.33 18.00 33.00 7.00 141.481 7454 7454 2436 95 4

2437 875 - SARA BOZKURT
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 7 9 4.00 2 3 1.00 5 4 3.67 0 2 -0.67 2 8 -0.67 6 10 2.67 22.00 36.00 10.00 141.481 7454 7454 2436 42 11

2438 0 - BERAT GÜNBA TBABA PRO
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 6 9 3.00 10.00 9.00 7.00 141.481 7454 7454 2436 160 28

2439 599 - MAHMUT TÜRKER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 7 12 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 3 5 1.33 7 13 2.67 22.00 45.00 7.00 141.481 7454 7454 2436 160 15

2440 29 - ŞEVİN ULUĞ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 4 5 2.33 2 6 0.00 1 3 0.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 9 10 5.67 16.00 27.00 7.00 141.481 7454 7454 2436 13 7

2441 430 - KARDELEN TUNELİ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 6 12 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 6 0.00 1 8 -1.67 8 9 5.00 27.00 45.00 12.00 141.467 7467 7467 2441 93 32

2442 170 - REŞAD EFE
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 8 11 4.33 5 4 3.67 6 4 4.67 2 3 1.00 3 8 0.33 5 15 0.00 29.00 45.00 14.00 141.452 7473 7473 2442 10 8

2443 186 - KADİR KARAASLAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 6 11 2.33 1 7 -1.33 3 5 1.33 3 5 1.33 8 9 5.00 4 14 -0.67 25.00 51.00 7.99 141.437 7479 7479 2443 24 8

2444 37 - İVANA MUSTAFA
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 3 4 1.67 2 7 -0.33 4 4 2.67 3 5 1.33 4 14 -0.67 24.00 42.00 10.00 141.437 7479 7479 2443 8 8

2445 18 - BAHOZ JARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 3 5 1.33 9 1 8.67 1 5 -0.67 3 6 1.00 4 11 0.33 26.00 36.00 13.99 141.437 7479 7479 2443 39 14

2446 97 - İLAYDA KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 6 10 2.67 6 3 5.00 6 3 5.00 1 2 0.33 1 3 0.00 5 10 1.67 25.00 31.00 14.67 141.022 7484 7484 2446 40 15

2447 901 - SİDAR EL AHMED
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 8 8 5.33 0 0 0.00 6 3 5.00 0 0 0.00 5 4 3.67 1 13 -3.33 20.00 28.00 10.67 141.007 7485 7485 2447 96 12

2448 93 - ESMANUR GÜLER
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 5 10 1.67 3 4 1.67 2 6 0.00 0 2 -0.67 5 10 1.67 6 8 3.33 21.00 40.00 7.67 141.007 7485 7485 2447 25 4

2449 1103 - YUSUF ASLAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 4 4 2.67 6 3 5.00 2 2 1.33 4 6 2.00 2 10 -1.33 25.00 34.00 13.67 141.007 7485 7485 2447 182 18

2450 0 - BETÜL YILDZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 9 10 5.67 2 6 0.00 6 4 4.67 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 22.00 10.67 141.007 7485 7485 2447 182 18



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2451 789 - ZİLAN ERENGS
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 9 9 6.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 12 1.00 5 13 0.67 24.00 58.00 4.67 141.007 7485 7485 2447 53 12

2452 931 - NE BİR MALGİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 6 12 2.00 2 6 0.00 5 3 4.00 0 1 -0.33 4 11 0.33 7 10 3.67 24.00 43.00 9.67 140.993 7493 7493 2452 43 12

2453 156 - BERAT ASLAN
İnkılap Ortaokulu 8 / A 5 12 1.00 2 3 1.00 5 4 3.67 4 3 3.00 6 8 3.33 5 13 0.67 27.00 43.00 12.67 140.993 7493 7493 2452 52 12

2454 0 - EMRE ACAR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 5 10 1.67 4 3 3.00 5 3 4.00 2 4 0.67 2 2 1.33 5 9 2.00 23.00 31.00 12.67 140.993 7493 7493 2452 184 14

2455 336 - BİLAL HABEŞ ÖLMEZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 8 9 5.00 4 5 2.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 15 0.00 29.00 52.00 11.66 140.963 7502 7502 2455 97 12

2456 814 - VEYSEL GÜLTEKİN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 2 11 -1.67 7 11 3.33 26.00 46.00 10.67 140.963 7502 7502 2455 54 12

2457 262 - CANAN ÇİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 6 2 5.33 4 4 2.67 1 4 -0.33 1 5 -0.67 4 11 0.33 24.00 34.00 12.66 140.933 7509 7509 2457 84 11

2458 93 - ÖMER YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 3 5 1.33 6 4 4.67 3 4 1.67 2 2 1.33 7 11 3.33 26.00 40.00 12.66 140.933 7509 7509 2457 15 15

2459 608 - YUSUF GÜR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 7 13 2.67 8 12 4.00 31.00 59.00 11.34 140.533 7512 7512 2459 102 18

2460 1218 - İSMAİL YIM AZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 4 16 -1.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 6 1.00 8 7 5.67 27.00 47.00 11.34 140.533 7512 7512 2459 185 15

2461 99100 - ABDULLAH EKİNCİ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 28.00 62.00 7.34 140.519 7516 7516 2461 162 18

2462 307 - ALPER EFE AKILLI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 4 5 2.33 27.00 41.00 13.34 140.519 7516 7516 2461 186 16

2463 163 - RECEP AYHAN
Vatan Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 7 13 2.67 31.00 53.00 13.34 140.519 7516 7516 2461 61 10

2464 1014 - IB *HİM ARSLAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 8 12 4.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 28.00 62.00 7.33 140.504 7527 7527 2464 44 2

2465 106 - İ
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 7 10 3.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 1 1.67 6 14 1.33 23.00 47.00 7.33 140.504 7527 7527 2464 33 15

2466 115 - MERT KAR ASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / C 8 8 5.33 3 5 1.33 4 4 2.67 0 2 -0.67 0 3 -1.00 5 10 1.67 20.00 32.00 9.33 140.489 7534 7534 2466 41 9

2467 121 - MİRAN KARABOĞA
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 31.00 59.00 11.33 140.474 7538 7538 2467 21 5

2468 538 - TEVF*K BOZKURTT
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 6 12 2.00 26.00 62.00 5.33 140.474 7538 7538 2467 163 16

2469 20 - AYLA YILDIZ
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 2 17 -3.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 7 13 2.67 9 11 5.33 33.00 56.00 14.33 140.474 7538 7538 2467 19 8

2470 284 - BERK DEMİ R
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 8 11 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 1 5 -0.67 5 13 0.67 28.00 41.00 14.33 140.474 7538 7538 2467 77 10

2471 114 - ABDULHALİM SERTKAYA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 4 2 3.33 4 4 2.67 0 0 0.00 2 4 0.67 4 11 0.33 21.00 29.00 11.33 140.474 7538 7538 2467 85 16

2472 164 - CUMA SAMED PAR
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 5 15 0.00 7 3 6.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 2 3.33 6 14 1.33 29.00 47.00 13.33 140.459 7546 7546 2472 8 8

2473 130 - NARİN ÖZMEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 3 2 2.33 4 2 3.33 1 2 0.33 2 3 1.00 3 9 0.00 20.00 26.00 11.32 140.459 7546 7546 2472 45 6

2474 617 - ASMİN BAYRAKTAR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 5 4 3.67 5 4 3.67 1 3 0.00 4 5 2.33 4 14 -0.67 26.00 41.00 12.33 140.444 7549 7549 2474 187 19

2475 589 - HÜSEYİN KARA BUDAK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 4 11 0.33 1 7 -1.33 6 2 5.33 0 2 -0.67 4 5 2.33 6 8 3.33 21.00 35.00 9.32 140.430 7552 7552 2475 188 20

2476 102 - KAMURAN AYDOĞAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 7 8 4.33 5 2 4.33 4 3 3.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 3 5 1.33 19.00 20.00 12.32 140.430 7552 7552 2475 19 2

2477 69 - ABDURRAHMAN ZAMUR
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 7 12 3.00 7 3 6.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 13 1.67 25.00 33.00 14.01 140.044 7556 7556 2477 25 10

2478 29 - BIRADER SAMETOĞLU
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 4 10 0.67 4 4 2.67 4 3 3.00 1 3 0.00 0 0 0.00 7 7 4.67 20.00 27.00 11.01 140.044 7556 7556 2477 21 21

2479 9 - YUSUF YILDIZ
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 4 8 1.33 7 1 6.67 6 1 5.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 10 2.67 23.00 21.00 16.01 140.030 7559 7559 2479 34 18

2480 69 - ŞEMSANUR KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 4 8 1.33 8 2 7.33 3 4 1.67 1 5 -0.67 1 1 0.67 4 4 2.67 21.00 24.00 13.00 140.015 7562 7562 2480 19 6

2481 101 - VEYSEL ÇELİK
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 5 8 2.33 3 2 2.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 2 1 1.67 5 10 1.67 19.00 27.00 10.00 140.015 7562 7562 2480 16 16

2482 1877 - BORAN ERİN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 6 1 5.67 1 1 0.67 1 0 1.00 3 12 -1.00 25.00 30.00 15.01 140.015 7562 7562 2480 26 11

2483 288 - CEMİLE EROL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 3 6 1.00 1 0 1.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 4 4.67 15.00 15.00 10.00 140.015 7562 7562 2480 94 25

2484 840 - HELEN ÇELİK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 1 2 0.33 1 8 -1.67 5 12 1.00 28.00 39.00 15.00 140.000 7569 7569 2484 46 3

2485 56 - KÜBRA ÇAKIL
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 2 5 0.33 2 7 -0.33 4 3 3.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 25.00 48.00 9.00 140.000 7569 7569 2484 26 3

2486 287 - MUHAMMED KAYMAZ
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 4 6 2.00 5 4 3.67 3 5 1.33 6 7 3.67 3 12 -1.00 27.00 45.00 12.00 140.000 7569 7569 2484 44 11

2487 217 - MERVE BULUT
Dicle Ortaokulu 8 / C 0 13 -4.33 2 5 0.33 1 5 -0.67 1 5 -0.67 10 5 8.33 6 9 3.00 20.00 42.00 5.99 139.985 7578 7578 2487 45 20

2488 49 - HATİP AYAYDIN
Yüceli Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 1 7 -1.33 4 4 2.67 1 2 0.33 0 3 -1.00 9 11 5.33 20.00 36.00 8.00 139.985 7578 7578 2487 10 10

2489 0 - MUHAMED CENGİZ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 4 8 1.33 4 1 3.67 6 2 5.33 1 1 0.67 0 0 0.00 4 3 3.00 19.00 15.00 14.00 139.985 7578 7578 2487 27 14

2490 76 - MAHMUT DEMİR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 9 8 6.33 10 0 10.00 5 4 3.67 0 0 0.00 3 12 -1.00 3 15 -2.00 30.00 39.00 17.00 139.985 7578 7578 2487 86 11

2491 622 - ŞİYAR VURAL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 3 9 0.00 10 0 10.00 4 1 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 3.33 23.00 18.00 17.00 139.985 7578 7578 2487 86 11

2492 10 - KADIR ZENGIN
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 6 8 3.33 7 2 6.33 5 2 4.33 1 6 -1.00 4 12 0.00 3 6 1.00 26.00 36.00 13.99 139.970 7586 7586 2492 20 7

2493 56 - SUITAN GÜMÜŞ
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 0 / 0 1 1 0.67 4 5 2.33 5 5 3.33 1 3 0.00 7 5 5.33 2 8 -0.67 20.00 27.00 10.99 139.970 7586 7586 2492 18 3

2494 311 - VİYAN DEMİREL
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 4 14 -0.67 7 3 6.00 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 24.00 33.00 12.99 139.956 7588 7588 2494 102 20

2495 48 - MERYEM BATIRHAN
Çağıl Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 1 2.67 1 3 0.00 7 13 2.67 27.00 40.00 13.68 139.556 7591 7591 2495 9 9

2496 0 - ZEYNEP KARAKU Ş
Işıklar Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 4.00 7 13 2.67 15.00 25.00 6.67 139.526 7594 7594 2496 35 18

2497 122 - JİNDA DERVİŞ
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 4.00 7 13 2.67 15.00 25.00 6.67 139.526 7594 7594 2496 20 11

2498 148 - UMUT NAS
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 3 6 1.00 3 4 1.67 3 5 1.33 3 6 1.00 4 13 -0.33 24.00 43.00 9.67 139.526 7594 7594 2496 88 12

2499 239 - MEHMET HALİT SARUHAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 0 0 0.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 3.67 20.00 13.00 15.67 139.526 7594 7594 2496 65 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2500 19 - SEMANUR AYDOĞAN
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 8 12 4.00 6 3 5.00 8 1 7.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 33.00 55.00 14.67 139.511 7603 7603 2500 19 19

2501 407 - ZÜHRENAZ ÖZDEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 8 5 6.33 1 0 1.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 1 6 -1.00 17.00 16.00 11.67 139.511 7603 7603 2500 53 14

2502 470 - ZEK* E KARAK
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 8 7 5.67 1 4 -0.33 4 2 3.33 1 4 -0.33 1 2 0.33 1 3 0.00 16.00 22.00 8.67 139.511 7603 7603 2500 45 10

2503 1893 - ELİF İLHAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 10 10 6.67 2 4 0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 2 11 -1.67 5 11 1.33 21.00 40.00 7.67 139.496 7609 7609 2503 27 9

2504 91 - SEVDA KAYAN
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 6 5 4.33 7 3 6.00 8 1 7.67 0 1 -0.33 1 4 -0.33 2 8 -0.67 24.00 22.00 16.67 139.496 7609 7609 2503 4 4

2505 86 - RONYA DEMİRCAN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 8 8 5.33 3 5 1.33 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 16.00 10.66 139.481 7613 7613 2505 8 8

2506 515 - ESMA DURMUŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 23.00 37.00 10.66 139.481 7613 7613 2505 66 12

2507 628 - MERVAN ÇETİNKAYA
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 4 10 0.67 0 4 -1.33 8 2 7.33 0 2 -0.67 0 2 -0.67 8 8 5.33 20.00 28.00 10.66 139.481 7613 7613 2505 45 7

2508 1 - SEBAHAT TAŞK IRAN
Bahçelievler Ortaokulu 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.33 5 11 1.33 12.00 16.00 6.66 139.467 7620 7620 2508 28 1

2509 594 - EYLÜL ERGENÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 5 4.33 5 8 2.33 11.00 13.00 6.66 139.467 7620 7620 2508 164 17

2510 6 - KEREM AKAY
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.33 7 8 4.33 10.00 10.00 6.66 139.467 7620 7620 2508 35 16

2511 271 - ALİ SİNAN BABUR
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 7 10 3.67 1 7 -1.33 2 7 -0.33 0 0 0.00 2 4 0.67 6 10 2.67 18.00 38.00 5.35 139.081 7625 7625 2511 67 21

2512 191 - HÜSEYİN SELAM ÖRNEK
Yüceli Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 2 8 -0.67 3 5 1.33 1 2 0.33 0 7 -2.33 10 10 6.67 22.00 44.00 7.33 139.037 7634 7634 2512 11 11

2513 97 - İSA TARHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / A 6 7 3.67 4 3 3.00 2 4 0.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 5 7 2.67 17.00 23.00 9.34 139.037 7634 7634 2512 20 7

2514 132 - BERİVAN BUDAK
İMKB Ortaokulu 8 / C 6 12 2.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 0 6 -2.00 4 7 1.67 7 12 3.00 23.00 50.00 6.34 139.037 7634 7634 2512 52 13

2515 0 - SİDRA BORA
İnkılap Ortaokulu 8 / C 5 7 2.67 3 1 2.67 6 2 5.33 1 4 -0.33 4 6 2.00 3 9 0.00 22.00 29.00 12.34 139.037 7634 7634 2512 53 8

2516 152 - ZUHAL BUDAK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 8 6 6.00 3 0 3.00 3 1 2.67 3 3 2.00 1 7 -1.33 3 9 0.00 21.00 26.00 12.34 139.037 7634 7634 2512 62 13

2517 205 - SİDELYA ÖZTÜRK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 8 7 5.67 4 0 4.00 4 1 3.67 0 0 0.00 2 1 1.67 2 14 -2.67 20.00 23.00 12.34 139.037 7634 7634 2512 62 15

2518 0 - BERAT MALGİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 8 7 5.67 0 2 -0.67 5 5 3.33 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 14.00 9.33 139.022 7641 7641 2518 98 9

2519 243 - İBRAHİM AHMO
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 3 6 1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 8 5 6.33 23.00 44.00 8.34 139.022 7641 7641 2518 103 21

2520 170 - REYAN KOCABOĞA
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 6 7 3.67 7 1 6.67 4 4 2.67 3 6 1.00 4 8 1.33 2 9 -1.00 26.00 35.00 14.34 139.022 7641 7641 2518 7 5

2521 1404 - MERVE DEMİREL
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 4 15 -1.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 6 1.00 5 13 0.67 9 11 5.33 30.00 56.00 11.33 139.007 7645 7645 2521 29 3

2522 34 - SULTAN DOĞAN
Dicle Ortaokulu 8 / A 4 14 -0.67 6 4 4.67 5 4 3.67 1 1 0.67 4 7 1.67 6 8 3.33 26.00 38.00 13.34 139.007 7645 7645 2521 46 14

2523 199 - FİRDEVS DOLU
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 7 12 3.00 3 6 1.00 3 6 1.00 2 5 0.33 6 9 3.00 5 15 0.00 26.00 53.00 8.33 139.007 7645 7645 2521 165 18

2524 438 - SEYİT DEMİRKIRAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 8 11 4.33 3 4 1.67 5 3 4.00 3 3 2.00 2 2 1.33 2 9 -1.00 23.00 32.00 12.33 138.978 7658 7658 2524 55 8

2525 858 - NESRİN EMLEK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 2 6 0.00 2 8 -0.67 2 5 0.33 3 11 -0.67 4 9 1.00 22.00 47.00 6.32 138.963 7661 7661 2525 47 7

2526 795 - SILA GÜL KAPAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 0 10 -3.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 24.00 66.00 2.02 138.593 7664 7664 2526 48 4

2527 708 - MUHAMMED ARSU
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 30.00 60.00 10.01 138.563 7666 7666 2527 99 5

2528 75 - CANER ÇOKAN
Vatan Ortaokulu 8 / D 8 9 5.00 1 3 0.00 7 3 6.00 3 1 2.67 0 4 -1.33 4 10 0.67 23.00 30.00 13.01 138.563 7666 7666 2527 62 11

2529 31 - YUNUS GEZMEZ
Zergan Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 3 2 2.33 7 2 6.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 4 7 1.67 23.00 30.00 13.00 138.548 7673 7673 2529 69 22

2530 266 - MUSTAFA BARAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 4 0.67 6 14 1.33 28.00 48.00 12.01 138.548 7673 7673 2529 47 7

2531 371 - DİLAN YILMAZ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 8 12 4.00 27.00 63.00 6.00 138.533 7679 7679 2531 49 7

2532 114 - HİRANUR KILIÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 6 12 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 5 15 0.00 28.00 60.00 8.01 138.533 7679 7679 2531 7 7

2533 35 - FATMA YILDIZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 5 2 4.33 5 3 4.00 0 3 -1.00 0 7 -2.33 5 15 0.00 25.00 39.00 12.00 138.533 7679 7679 2531 78 21

2534 553 - CESUR ESEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 10 10 6.67 24.00 66.00 2.00 138.519 7691 7691 2534 50 8

2535 167 - İLKNUR KUDAY
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / 0 6 10 2.67 6 2 5.33 5 4 3.67 1 0 1.00 0 0 0.00 6 14 1.33 24.00 30.00 14.00 138.519 7691 7691 2534 46 1

2536 443 - AYŞEGÜL ÇELİK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 6 13 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 26.00 63.00 5.00 138.519 7691 7691 2534 79 15

2537 714 - MUHAMMED BURTU
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 30.00 60.00 10.00 138.504 7697 7697 2537 100 17

2538 521 - BARAN ÇAPAT
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 9 11 5.33 30.00 60.00 10.00 138.504 7697 7697 2537 51 3

2539 517 - SALAHATTİN GÖVSA
İMKB Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 30.00 60.00 10.00 138.504 7697 7697 2537 53 8

2540 622 - YAĞMUR GÜNDÜZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 9 10 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 1 4.67 4 8 1.33 3 17 -2.67 29.00 48.00 13.00 138.504 7697 7697 2537 166 9

2541 21 - ŞEHED ELMUSA
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 30.00 10.00 138.504 7697 7697 2537 9 9

2542 206 - ECRİN ÖZGE ÖRNEK
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 6 10 2.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 2 -0.67 1 0 1.00 2 5 0.33 22.00 24.00 13.99 138.504 7697 7697 2537 29 15

2543 33 - ECRİN YILDIZ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 6 11 2.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 9 -1.00 7 7 4.67 24.00 48.00 7.99 138.504 7697 7697 2537 27 16

2544 529 - OSMAN KOÇHAN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 5 9 2.00 4 6 2.00 2 5 0.33 3 2 2.33 4 12 0.00 6 8 3.33 24.00 42.00 9.99 138.489 7710 7710 2544 47 16

2545 26 - EDANUR DURAK
Başak Ortaokulu 8 / A 7 9 4.00 6 0 6.00 4 5 2.33 2 5 0.33 3 3 2.00 2 11 -1.67 24.00 33.00 12.99 138.489 7710 7710 2544 11 6

2546 252 - ZEKERİYA URAL
Bozhöyük Ortaokulu 0 / 0 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 4 2.67 0 0 0.00 2 3 1.00 7 8 4.33 21.00 27.00 12.00 138.489 7710 7710 2544 28 1

2547 814 - MEHMET ÖZDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / Ğ 8 12 4.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 30.00 60.00 9.99 138.489 7710 7710 2544 189 1

2548 366 - BERAT KIZILKAYA
Zergan Ortaokulu 8 / B 5 14 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 7 12 3.00 26.00 51.00 8.99 138.474 7719 7719 2548 70 25



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2549 377 - ERKAN YILDIRIM
Dicle Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 8 12 4.00 27.00 63.00 5.99 138.474 7719 7719 2548 47 10

2550 18 - ALAATTİN ŞAN
Sürekli Ortaokulu 8 / C 5 8 2.33 3 4 1.67 3 4 1.67 3 1 2.67 3 5 1.33 5 11 1.33 22.00 33.00 11.00 138.474 7719 7719 2548 27 17

2551 124 - DEMHAT DURSUN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 5 7 2.67 4 3 3.00 6 4 4.67 10 0 10.00 1 4 -0.33 2 7 -0.33 28.00 25.00 19.68 138.089 7723 7723 2551 46 9

2552 141 - SÜLEYMAN GÜNÖR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 12 1.00 0 0 0.00 5 3 4.00 1 6 -1.00 5 9 2.00 6 10 2.67 22.00 40.00 8.67 138.044 7726 7726 2552 101 14

2553 65 - MFHMFT BFŞİR ZÜCFDAĞ
Yüceli Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 3 7 0.67 4 5 2.33 0 0 0.00 3 4 1.67 6 12 2.00 22.00 40.00 8.67 138.044 7726 7726 2552 12 12

2554 550 - ELİF ALBAYRAK
İMKB Ortaokulu 8 / E 8 12 4.00 6 4 4.67 10 0 10.00 2 5 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 30.00 37.00 17.67 138.044 7726 7726 2552 54 9

2555 1 - AMED ÖZEL
Başak Ortaokulu 8 / A 4 5 2.33 3 4 1.67 7 1 6.67 0 8 -2.67 0 1 -0.33 5 6 3.00 19.00 25.00 10.67 138.030 7733 7733 2555 12 7

2556 1278 - MUHAMMED AHMED
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 8 9 5.00 0 0 0.00 6 4 4.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 3 8 0.33 18.00 25.00 9.67 138.015 7743 7743 2556 30 10

2557 90 - İBRAHİM AKBULUT
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 4 4 2.67 8 2 7.33 4 5 2.33 1 3 0.00 1 3 0.00 3 5 1.33 21.00 22.00 13.66 138.015 7743 7743 2556 95 26

2558 435 - EYYÜP OMAY
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 9 8 6.33 5 1 4.67 3 1 2.67 1 4 -0.33 4 5 2.33 0 12 -4.00 22.00 31.00 11.67 138.000 7749 7749 2558 48 18

2559 94 - GAZAL ŞİMŞEK
Işıklı Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 2 3 1.00 5 3 4.00 0 2 -0.67 5 3 4.00 4 14 -0.67 21.00 34.00 9.66 138.000 7749 7749 2558 8 1

2560 110 - BARAN BAHADUR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 0 8 -2.67 7 0 7.00 2 6 0.00 5 14 0.33 6 13 1.67 26.00 49.00 9.66 138.000 7749 7749 2558 80 17

2561 339 - EBRAR AYDOĞAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 5 8 2.33 1 5 -0.67 4 3 3.00 1 1 0.67 2 8 -0.67 7 9 4.00 20.00 34.00 8.66 137.985 7757 7757 2561 190 22

2562 125 - ZEYNEP KOCABOĞA
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 6 11 2.33 1 3 0.00 5 5 3.33 0 1 -0.33 4 9 1.00 5 8 2.33 21.00 37.00 8.66 137.985 7757 7757 2561 28 12

2563 248 - TAHA AYDOĞAN
Dicle Ortaokulu 8 / A 9 8 6.33 1 8 -1.67 4 5 2.33 4 5 2.33 2 15 -3.00 6 11 2.33 26.00 52.00 8.65 137.970 7760 7760 2563 48 15

2564 2 - BEYZA YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 6 0.00 0 10 -3.33 6 6 4.00 29.00 41.00 15.34 137.570 7761 7761 2564 7 7

2565 84 - ESİN BEKLER
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 3 6 1.00 2 3 1.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 27.00 56.00 8.34 137.556 7765 7765 2565 52 8

2566 629 - E S R
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 7 7 4.67 1 1 0.67 4 3 3.00 3 0 3.00 1 0 1.00 0 3 -1.00 16.00 14.00 11.34 137.556 7765 7765 2565 52 9

2567 76000 - HAMİT KARASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 0 4 -1.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 25.00 59.00 5.34 137.556 7765 7765 2565 42 18

2568 159 - SELAHATTİN GERGİN
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 4 12 0.00 3 5 1.33 5 4 3.67 3 4 1.67 4 7 1.67 6 9 3.00 25.00 41.00 11.34 137.556 7765 7765 2565 22 6

2569 519 - MTSTAFA ATEŞ
İMKB Ortaokulu 8 / C 8 10 4.67 4 4 2.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 20.00 11.34 137.556 7765 7765 2565 55 14

2570 590 - CİVAN AYDIN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 21.00 38.00 8.33 137.541 7772 7772 2570 48 10

2571 305 - ERDİ ÇELİK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 4 8 1.33 4 13 -0.33 24.00 50.00 7.34 137.541 7772 7772 2570 96 31

2572 31 - FATOŞ YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 3 4 1.67 0 7 -2.33 0 6 -2.00 1 9 -2.00 8 3 7.00 18.00 41.00 4.34 137.541 7772 7772 2570 8 8

2573 206 - ZEYNEP AKKUŞ
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 6 7 3.67 0 5 -1.67 3 3 2.00 1 0 1.00 2 3 1.00 4 8 1.33 16.00 26.00 7.33 137.526 7782 7782 2573 14 8

2574 805 - BERFİN EGE
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 5 9 2.00 6 2 5.33 7 1 6.67 0 0 0.00 3 9 0.00 4 8 1.33 25.00 29.00 15.33 137.511 7787 7787 2574 54 13

2575 83 - SELMAN YİĞİT
Başak Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 5 2 4.33 5 1 4.67 1 6 -1.00 4 9 1.00 3 6 1.00 23.00 32.00 12.33 137.511 7787 7787 2574 13 5

2576 0 - EMİRAY
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 23.00 9.33 137.511 7787 7787 2574 29 4

2577 110 - BİRHAT KIZILKAYA
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.33 2 3 1.00 11.00 14.00 6.33 137.511 7787 7787 2574 26 9

2578 263 - EMRE SEVİNÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 3 8 0.33 6 3 5.00 6 4 4.67 7 2 6.33 2 6 0.00 4 6 2.00 28.00 29.00 18.33 137.511 7787 7787 2574 54 16

2579 270 - ASMİN ÖZSÜER
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 2 8 -0.67 2 2 1.33 3 4 1.67 1 4 -0.33 5 5 3.33 4 3 3.00 17.00 26.00 8.33 137.496 7797 7797 2579 97 27

2580 618 - HÜSEYİN KARACA
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 4 2.67 5 5 3.33 5 14 0.33 27.00 50.00 10.33 137.481 7798 7798 2580 10 10

2581 335 - EYÜP HARUN SÜRER
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 5 8 2.33 0 8 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 8 3.33 6 14 1.33 22.00 53.00 4.32 137.467 7800 7800 2581 64 21

2582 3 - BARIŞ AKAY
Yumurcak Ortaokulu 8 / A 1 4 -0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 3 1.00 2 5 0.33 8 10 4.67 22.00 33.00 11.00 137.052 7808 7808 2582 6 6

2583 387 - MAHMUT URAL
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 3 5 1.33 5 5 3.33 3 4 1.67 2 1 1.67 2 8 -0.67 22.00 33.00 11.00 137.052 7808 7808 2582 47 12

2584 365 - FATİH YAPRAK
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 4 -0.33 5 15 0.00 9 10 5.67 24.00 60.00 4.00 137.037 7814 7814 2584 104 20

2585 44 - MEHMETİSA TARHAN
Günlüce Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 1 -0.33 3 6 1.00 7 12 3.00 24.00 45.00 9.00 137.022 7817 7817 2585 11 11

2586 228 - HELİN HÜSSO
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 3 4 1.67 4 2 3.33 0 4 -1.33 0 0 0.00 5 8 2.33 18.00 27.00 9.00 137.022 7817 7817 2585 35 15

2587 16 - MUSA ŞEYHO
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 4 15 -1.00 3 7 0.67 4 5 2.33 2 4 0.67 4 5 2.33 8 12 4.00 25.00 48.00 9.00 137.022 7817 7817 2585 12 12

2588 69 - YASİN DEMİR
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 1 8 -1.67 4 14 -0.67 27.00 39.00 14.00 137.007 7823 7823 2588 29 13

2589 157 - İPEK BOZ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 7 8 4.33 3 2 2.33 8 2 7.33 1 1 0.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 20.00 18.00 13.99 136.993 7828 7828 2589 56 9

2590 145 - EYYÜP ERGÜL
İMKB Ortaokulu 8 / B 4 7 1.67 3 3 2.00 0 8 -2.67 3 5 1.33 2 4 0.67 7 10 3.67 19.00 37.00 6.67 136.593 7831 7831 2590 56 9

2591 160 - MİZGİN YILDIZ
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 29.00 61.00 8.68 136.593 7831 7831 2590 21 9

2592 180 - RUKEN BOZYEL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 6 8 3.33 2 4 0.67 5 1 4.67 1 1 0.67 4 7 1.67 3 10 -0.33 21.00 31.00 10.68 136.578 7833 7833 2592 105 17

2593 51 - FATMA GÖRGÜN
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 6 7 3.67 2 4 0.67 5 1 4.67 1 1 0.67 1 3 0.00 4 9 1.00 19.00 25.00 10.68 136.578 7833 7833 2592 30 5

2594 438 - CAN ÇİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 6 13 1.67 6 3 5.00 6 3 5.00 2 2 1.33 0 4 -1.33 7 12 3.00 27.00 37.00 14.67 136.578 7833 7833 2592 89 13

2595 26 - BERFİN ERDEM
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 6 9 3.00 3 4 1.67 4 4 2.67 2 1 1.67 0 7 -2.33 7 9 4.00 22.00 34.00 10.68 136.578 7833 7833 2592 8 8

2596 826 - HAKIM TEKIN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 9 11 5.33 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 136.563 7841 7841 2596 55 10

2597 159 - EMİNE YILDIZ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 6 2 5.33 3 6 1.00 2 7 -0.33 5 14 0.33 6 13 1.67 29.00 55.00 10.67 136.563 7841 7841 2596 98 32
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2598 241 - MEDİNE KAKIZ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 6 2 5.33 1 0 1.00 0 1 -0.33 2 5 0.33 4 10 0.67 20.00 28.00 10.67 136.563 7841 7841 2596 65 14

2599 274 - NAİL SAN İLAÇ
Zergan Ortaokulu 8 / A 5 10 1.67 1 6 -1.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 2 5 0.33 5 6 3.00 20.00 31.00 9.67 136.548 7846 7846 2599 71 12

2600 554 - ELİF ACAR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 4 15 -1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 12 8 9.33 25.00 64.00 3.67 136.548 7846 7846 2599 81 7

2601 6 - ŞEYMA CIRIK
Yumurcak İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 6 1 5.67 7 3 6.00 2 3 1.00 1 3 0.00 4 10 0.67 25.00 28.00 15.67 136.548 7846 7846 2599 2 2

2602 218 - SERDAR ARSLAN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 4 10 0.67 3 3 2.00 5 1 4.67 2 0 2.00 2 2 1.33 3 3 2.00 19.00 19.00 12.67 136.548 7846 7846 2599 27 10

2603 0 - SULTAN YALÇINKAYA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 4 3 3.00 1 5 -0.67 2 2 1.33 1 3 0.00 0 0 0.00 5 6 3.00 13.00 19.00 6.66 136.533 7854 7854 2603 55 17

2604 229 - MUHAMETEMİN BOZAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 6 6 4.00 1 7 -1.33 2 4 0.67 0 0 0.00 4 6 2.00 2 5 0.33 15.00 28.00 5.67 136.533 7854 7854 2603 106 18

2605 208 - MUSTAFA TİMUR
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 11 3.33 4 13 -0.33 30.00 55.00 11.67 136.533 7854 7854 2603 22 10

2606 455 - BEYTULLAH İĞAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 29.00 61.00 8.67 136.533 7854 7854 2603 82 16

2607 1505 - ROZERİN SARIGÜL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 7 2 6.33 6 3 5.00 0 0 0.00 1 2 0.33 3 12 -1.00 24.00 28.00 14.66 136.519 7865 7865 2607 191 20

2608 100 - GURBET KARADENİZ
Eskin Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 136.504 7870 7870 2608 8 4

2609 4 - SEMANUR AKIN
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 7 8 4.33 3 4 1.67 6 2 5.33 4 3 3.00 1 3 0.00 3 11 -0.67 24.00 31.00 13.66 136.504 7870 7870 2608 22 22

2610 560 - RÜMEYSA ARTOPAL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 4 3.67 1 3 0.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 27.00 56.00 8.34 136.089 7875 7875 2610 102 10

2611 123 - CANSU AKKOYUN
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 5 7 2.67 0 6 -2.00 5 3 4.00 0 1 -0.33 0 2 -0.67 6 7 3.67 16.00 26.00 7.34 136.074 7879 7879 2611 31 15

2612 23 - AHMET FERHAT YILMAZ
İnkılap Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 2 3 1.00 3 1 2.67 2 0 2.00 3 9 0.00 6 12 2.00 23.00 38.00 10.34 136.074 7879 7879 2611 54 13

2613 105 - MÜKERREMATURK
Sürekli Ortaokulu 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 6 12 2.00 8 9 5.00 28.00 53.00 10.34 136.074 7879 7879 2611 28 5

2614 198 - EDANUR ELMAS
Bozhöyük Ortaokulu 0 / 0 9 10 5.67 1 5 -0.67 4 6 2.00 1 2 0.33 0 3 -1.00 4 9 1.00 19.00 35.00 7.33 136.059 7886 7886 2614 32 2

2615 244 - EDANU RKR ACA
Dikmen Ortaokulu 8 / B 8 10 4.67 4 2 3.33 3 5 1.33 2 3 1.00 1 2 0.33 4 13 -0.33 22.00 35.00 10.33 136.059 7886 7886 2614 43 16

2616 676 - SAMİ YUSUF SÜRER
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 3 4 1.67 2 5 0.33 2 3 1.00 5 11 1.33 6 10 2.67 23.00 44.00 8.33 136.030 7897 7897 2616 66 15

2617 121 - ÜMRAN AKIN
Çıplak Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 3 3 2.00 1 6 -1.00 1 1 0.67 6 5 4.33 3 11 -0.67 19.00 35.00 7.33 136.015 7903 7903 2617 12 12

2618 560 - EMRE TUNÇ
İMKB Ortaokulu 8 / D 6 8 3.33 5 4 3.67 7 3 6.00 0 0 0.00 1 11 -2.67 5 6 3.00 24.00 32.00 13.33 136.015 7903 7903 2617 57 7

2619 53 - DİJVARRAV
İstiklal Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 28.00 60.00 8.01 135.600 7906 7906 2619 20 6

2620 131 - MERVE SİNCAROĞLU
Işıklı Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 7 -1.33 7 13 2.67 5 15 0.00 28.00 60.00 8.01 135.600 7906 7906 2619 9 8

2621 144 - MERYEM ÇİFÇİ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 5 3 4.00 4 6 2.00 2 4 0.67 1 4 -0.33 7 10 3.67 24.00 39.00 11.01 135.600 7906 7906 2619 11 9

2622 362 - MERYEM ERCAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 5 6 3.00 1 1 0.67 5 3 4.00 3 3 2.00 0 4 -1.33 6 10 2.67 20.00 27.00 11.01 135.600 7906 7906 2619 90 14

2623 83 - HAS ET ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / C 4 10 0.67 4 3 3.00 5 5 3.33 5 2 4.33 2 3 1.00 5 10 1.67 25.00 33.00 14.00 135.585 7912 7912 2623 44 10

2624 495 - RUKEN DEMİR
İMKB Ortaokulu 8 / C 3 12 -1.00 1 9 -2.00 5 4 3.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 10 10 6.67 20.00 39.00 7.01 135.585 7912 7912 2623 58 15

2625 103 - NEZİR DAMAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 6 3 5.00 3 2 2.33 0 2 -0.67 1 7 -1.33 5 9 2.00 22.00 33.00 11.00 135.585 7912 7912 2623 167 20

2626 951 - ABDURAHMAN TUNCEL
Arıklı Ortaokulu 8 / B 3 7 0.67 0 6 -2.00 4 2 3.33 0 0 0.00 6 4 4.67 3 8 0.33 16.00 27.00 7.00 135.570 7917 7917 2626 11 2

2627 643 - ÖMER FARUK DURAK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 6 10 2.67 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 6 14 1.33 5 15 0.00 28.00 48.00 12.00 135.556 7918 7918 2627 103 6

2628 262 - MU*Z EZ KAHRAMAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 9 9 6.00 0 0 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 4 15 -1.00 21.00 36.00 9.00 135.556 7918 7918 2627 56 9

2629 181 - HÜSEYİN ERDEM
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 6 11 2.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 21.00 36.00 9.00 135.556 7918 7918 2627 49 15

2630 620 - HAYRUNİSA KIZIL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 2 1.33 4 11 0.33 5 15 0.00 26.00 51.00 9.00 135.556 7918 7918 2627 99 8

2631 119 - MURŞİD AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / B 6 10 2.67 2 5 0.33 3 4 1.67 0 6 -2.00 4 8 1.33 4 6 2.00 19.00 39.00 6.00 135.556 7918 7918 2627 9 5

2632 37 - GÜLİ ATAMA
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 8 6 6.00 3 3 2.00 6 3 5.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 2 11 -1.67 20.00 27.00 11.00 135.541 7929 7929 2632 8 3

2633 65 - LEYLA AKTÜRK
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 5 11 1.33 3 3 2.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 1 1 0.67 5 5 3.33 18.00 30.00 7.99 135.526 7932 7932 2633 20 20

2634 425 - YUSUF DÖLEK
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 9 5 7.33 0 5 -1.67 5 3 4.00 1 2 0.33 1 6 -1.00 1 6 -1.00 17.00 27.00 7.99 135.526 7932 7932 2633 48 11

2635 117 - BEYZANUR ERKAN
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 3 14 -1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 6 12 2.00 9 11 5.33 24.00 51.00 6.99 135.511 7938 7938 2635 9 9

2636 46 - MAHMUT KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 8 11 4.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 4 3.67 3 16 -2.33 6 10 2.67 28.00 55.00 9.67 135.081 7940 7940 2636 21 8

2637 967 - ADAR ASAN
Zergan Ortaokulu 8 / D 5 10 1.67 8 2 7.33 4 6 2.00 0 1 -0.33 4 4 2.67 4 14 -0.67 25.00 37.00 12.67 135.081 7940 7940 2636 72 13

2638 151 - ECRİN BAYAT
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 6 12 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 2 2.33 6 10 2.67 4 15 -1.00 29.00 49.00 12.67 135.081 7940 7940 2636 49 8

2639 124 - GİZEM KILIÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / A 4 7 1.67 1 3 0.00 5 1 4.67 1 2 0.33 0 1 -0.33 5 5 3.33 16.00 19.00 9.67 135.081 7940 7940 2636 10 2

2640 563 - ZEYNEP UCAR
Vatan Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 0 5 -1.67 1 9 -2.00 7 9 4.00 25.00 46.00 9.67 135.081 7940 7940 2636 63 20

2641 20 - HAVİN GÜNGÖR
Çağıl Ortaokulu 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 8 1 7.67 1 1 0.67 0 3 -1.00 3 14 -1.67 26.00 34.00 14.67 135.067 7951 7951 2641 10 10

2642 277 - İREM SU ERDOĞAN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 4 12 0.00 3 7 0.67 9 0 9.00 4 6 2.00 7 10 3.67 2 8 -0.67 29.00 43.00 14.67 135.067 7951 7951 2641 56 24

2643 207 - YUSUF DAYAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 6 6 4.00 0 4 -1.33 5 0 5.00 0 0 0.00 1 5 -0.67 3 4 1.67 15.00 19.00 8.67 135.067 7951 7951 2641 68 17

2644 608 - ELİF AYDOĞAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 6 8 3.33 0 0 0.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.67 13.00 13.00 8.67 135.067 7951 7951 2641 44 12

2645 367 - MELİSA ESEN
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 8 5 6.33 3 7 0.67 3 4 1.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 2 8 -0.67 17.00 28.00 7.67 135.052 7960 7960 2645 50 19

2646 407 - ELENA DAVUD
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 5 6 3.00 0 0 0.00 3 4 1.67 9 1 8.67 0 3 -1.00 5 11 1.33 22.00 25.00 13.67 135.052 7960 7960 2645 50 9
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2647 52 - RESUL KILIÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 28.00 61.00 7.67 135.052 7960 7960 2645 11 3

2648 719 - ÖZLEM ABA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 7 7 4.67 8 1 7.67 4 4 2.67 0 0 0.00 3 5 1.33 2 14 -2.67 24.00 31.00 13.67 135.052 7960 7960 2645 168 10

2649 341 - FATMA TAŞKIRAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 9 9 6.00 6 3 5.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 17 -3.67 6 13 1.67 30.00 55.00 11.66 135.052 7960 7960 2645 67 16

2650 420 - EDA AYLİN ÖZTEMEL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 5 12 1.00 5 2 4.33 2 5 0.33 3 4 1.67 3 8 0.33 6 9 3.00 24.00 40.00 10.66 135.037 7968 7968 2650 104 10

2651 960 - MENESE KARADAĞ
Zergan Ortaokulu 8 / C 9 8 6.33 6 3 5.00 7 3 6.00 0 2 -0.67 0 3 -1.00 3 15 -2.00 25.00 34.00 13.66 135.037 7968 7968 2650 73 23

2652 132 - DİLAN DEMİF
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 6 3 5.00 6 2 5.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 5 15 0.00 27.00 40.00 13.66 135.037 7968 7968 2650 107 19

2653 102 - YUNUSEMRESEZGİN
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 6 8 3.33 0 8 -2.67 6 4 4.67 1 6 -1.00 8 9 5.00 3 17 -2.67 24.00 52.00 6.66 135.022 7974 7974 2653 7 7

2654 619 - İKRAM AKGÜÇ
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 0 2.00 3 3 2.00 2 7 -0.33 22.00 35.00 10.34 134.607 7979 7979 2654 11 11

2655 99 - MEHMET FATİH DUMAN
Zergan Ortaokulu 8 / A 4 7 1.67 8 2 7.33 3 1 2.67 0 0 0.00 1 7 -1.33 5 6 3.00 21.00 23.00 13.34 134.607 7979 7979 2654 74 13

2656 509 - YAĞMUR OKTAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 10 9 7.00 2 2 1.33 5 4 3.67 2 3 1.00 1 4 -0.33 2 13 -2.33 22.00 35.00 10.34 134.607 7979 7979 2654 100 28

2657 8 - ARZU ÇİÇEK
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 134.607 7979 7979 2654 23 7

2658 233 - AYAZ ALDARVICH
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 1 2 0.33 4 16 -1.33 10 10 6.67 26.00 56.00 7.33 134.593 7985 7985 2658 57 11

2659 725 - AVZEN AYDEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 10 10 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 2 9 -1.00 22.00 44.00 7.33 134.593 7985 7985 2658 169 19

2660 176 - YILDIZ ASLAN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 8 7 5.67 3 5 1.33 5 4 3.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 18.00 26.00 9.34 134.593 7985 7985 2658 30 16

2661 13 - MELİSA ÖZKAN
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 5 12 1.00 3 5 1.33 5 5 3.33 5 3 4.00 1 10 -2.33 8 9 5.00 27.00 44.00 12.33 134.578 7991 7991 2661 23 23

2662 104 - MUSTAFA GÜNER
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 7 10 3.67 5 4 3.67 2 7 -0.33 1 3 0.00 3 12 -1.00 6 11 2.33 24.00 47.00 8.34 134.578 7991 7991 2661 30 14

2663 50 - BERAT KAYMAZ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 134.578 7991 7991 2661 58 10

2664 22 - ĞECİCE ULUÇ
Çıplak Ortaokulu 8 / A 8 10 4.67 2 5 0.33 6 0 6.00 3 2 2.33 1 11 -2.67 6 13 1.67 26.00 41.00 12.33 134.578 7991 7991 2661 13 13

2665 301 - FATMA GÜL ÖZER
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 8 9 5.00 4 6 2.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 3 3 2.00 3 16 -2.33 23.00 41.00 9.33 134.578 7991 7991 2661 83 12

2666 128 - SÜMEYYA AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / B 6 9 3.00 3 4 1.67 3 5 1.33 2 5 0.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 23.00 44.00 8.33 134.563 8002 8002 2666 10 6

2667 139 - MELEK KARĞI
Işıklar Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.33 134.563 8002 8002 2666 36 18

2668 538 - ZİLAN KAYIK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 3 10 -0.33 0 8 -2.67 4 4 2.67 0 2 -0.67 5 2 4.33 5 9 2.00 17.00 35.00 5.33 134.563 8002 8002 2666 91 13

2669 225 - HAVİN ASLAN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 15 -3.00 4 14 -0.67 29.00 56.00 10.34 134.563 8002 8002 2666 31 15

2670 478 - ÖMER BARAN YALÇIN
Fırat Ortaokulu 8 / D 6 12 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 9 5.00 29.00 56.00 10.33 134.548 8012 8012 2670 45 13

2671 985 - YASİN SAVAŞÇI
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 11 9 8.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 28.00 62.00 7.33 134.548 8012 8012 2670 105 15

2672 783 -
MUHAMMEDŞİRİNALTUNDAL
Kızıltepe Ortaokulu

8 / H 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 9 11 5.33 28.00 62.00 7.33 134.548 8012 8012 2670 170 19

2673 647 - SULTAN NECİM
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 10 10 6.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 134.548 8012 8012 2670 84 8

2674 88 - CAN MUHAMMED ALKAN
Dicle Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 134.533 8023 8023 2674 49 16

2675 0 - UĞUR YILDIZ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 14 -0.67 6 14 1.33 29.00 59.00 9.33 134.533 8023 8023 2674 36 21

2676 274 - ELİF KAÇM*
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 6 1 5.67 2 5 0.33 7 1 6.67 1 3 0.00 1 2 0.33 22.00 20.00 15.33 134.533 8023 8023 2674 49 10

2677 27 - ECRİN HÜMA
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 9 11 5.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 2 3.33 3 15 -2.00 4 15 -1.00 33.00 50.00 16.32 134.533 8023 8023 2674 69 18

2678 96 - SİDEM ULUĞ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

0 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 11 4.33 27.00 62.00 6.32 134.519 8030 8030 2678 14 1

2679 36 - AHMETFURKANDEMİR
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 0 / 0 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 9 11 5.33 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.32 134.519 8030 8030 2678 24 1

2680 332 - BERİTAN KIZILKAYA
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 5 7 2.67 0 7 -2.33 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 7 2.67 15.00 24.00 7.01 134.119 8036 8036 2680 50 11

2681 393 - EMRULLAH CANSİN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 7 10 3.67 2 5 0.33 3 5 1.33 2 2 1.33 2 7 -0.33 5 10 1.67 21.00 39.00 8.00 134.119 8036 8036 2680 50 8

2682 124 - YUSUF EMRE KURT
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 8 12 4.00 5 4 3.67 5 4 3.67 0 9 -3.00 3 6 1.00 3 10 -0.33 24.00 45.00 9.01 134.104 8041 8041 2682 31 17

2683 472 - BURAK ABAY
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 6 10 2.67 2 7 -0.33 8 2 7.33 2 2 1.33 5 7 2.67 2 11 -1.67 25.00 39.00 12.00 134.089 8043 8043 2683 108 21

2684 38 - ESMANUR TEZ*NEN
Başak Ortaokulu 8 / B 6 12 2.00 3 2 2.33 5 5 3.33 4 4 2.67 3 7 0.67 3 6 1.00 24.00 36.00 12.00 134.089 8043 8043 2683 14 6

2685 92 - HALİSE DUYAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 3 5 1.33 6 3 5.00 1 1 0.67 1 11 -2.67 4 12 0.00 25.00 42.00 11.00 134.074 8050 8050 2685 20 17

2686 33 - DİLARA YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 3 15 -2.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 7 -1.33 4 2 3.33 8 9 5.00 20.00 48.00 4.00 134.059 8053 8053 2686 17 17

2687 279 - YAĞMUR ÖTER
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 7 11 3.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 4 1.67 0 4 -1.33 8 11 4.33 20.00 48.00 4.00 134.059 8053 8053 2686 70 22

2688 786 - SEMANUR CEBECİ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 6 12 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 1 2 0.33 7 9 4.00 3 17 -2.67 29.00 48.00 12.99 134.044 8061 8061 2688 59 17

2689 806 - MİNANUR GÖKDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 6 9 3.00 6 2 5.33 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 20.00 21.00 12.99 134.044 8061 8061 2688 192 15

2690 572 - HİRANUR ENÇ
İMKB Ortaokulu 8 / D 5 12 1.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 3 5 1.33 4 8 1.33 5 8 2.33 24.00 45.00 8.99 134.030 8070 8070 2690 59 8

2691 66 - RABİA GÜLER
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 4 2.67 1 8 -1.67 2 3 1.00 8 11 4.33 21.00 45.00 5.99 134.030 8070 8070 2690 22 14

2692 275 - AHMET TOKAY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 4 7 1.67 0 5 -1.67 4 2 3.33 2 3 1.00 5 7 2.67 4 10 0.67 19.00 34.00 7.67 133.630 8075 8075 2692 85 11

2693 118 - TAHA KARAKUŞ
Çıplak Ortaokulu 8 / A 5 3 4.00 5 1 4.67 5 4 3.67 0 1 -0.33 2 4 0.67 2 9 -1.00 19.00 22.00 11.68 133.615 8076 8076 2693 14 14

2694 606 - EMRE KILINÇ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 9 9 6.00 4 5 2.33 6 4 4.67 8 1 7.67 1 9 -2.00 2 12 -2.00 30.00 40.00 16.67 133.585 8089 8089 2694 51 17

2695 9 - BÜŞRA KAYA
Çıplak Ortaokulu 8 / A 4 12 0.00 7 3 6.00 5 4 3.67 2 3 1.00 1 6 -1.00 7 9 4.00 26.00 37.00 13.67 133.585 8089 8089 2694 15 15
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2696 696 - NECLA POJİYAN KIZIL
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 7 12 3.00 5 2 4.33 4 4 2.67 1 4 -0.33 4 6 2.00 4 15 -1.00 25.00 43.00 10.67 133.585 8089 8089 2694 171 21

2697 21 - ASMİN ERAT
Vatan Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 1 6.67 3 5 1.33 7 13 2.67 27.00 49.00 10.67 133.585 8089 8089 2694 64 12

2698 61 - DANYA ER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 3 7 0.67 4 1 3.67 2 2 1.33 2 1 1.67 1 3 0.00 5 5 3.33 17.00 19.00 10.67 133.585 8089 8089 2694 92 17

2699 310 - YUNUS EMER
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 4 3 3.00 0 0 0.00 4 4 2.67 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 10.00 7.00 7.67 133.585 8089 8089 2694 28 11

2700 896 - BERİ*AN PULAT
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 8 12 4.00 2 7 -0.33 6 3 5.00 1 1 0.67 1 6 -1.00 5 11 1.33 23.00 40.00 9.67 133.570 8100 8100 2700 60 18

2701 255 - ŞEHMUS BİNGÖL
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 6 12 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 3 8 0.33 7 12 3.00 22.00 46.00 6.67 133.570 8100 8100 2700 101 9

2702 77 - ZELAL KILIÇ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 5 11 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 4 2.67 0 0 0.00 8 12 4.00 21.00 43.00 6.66 133.556 8108 8108 2702 23 15

2703 185 - MUHAMED İKBAL AKTAŞ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 8 12 4.00 1 9 -2.00 4 5 2.33 2 3 1.00 7 9 4.00 3 17 -2.67 25.00 55.00 6.66 133.556 8108 8108 2702 23 9

2704 34 - HAMZA TAŞKAN
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 5 8 2.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 2 0.33 4 11 0.33 23.00 28.00 13.66 133.526 8117 8117 2704 9 9

2705 167 - RESUL GÖKTAŞ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 7 6 5.00 0 3 -1.00 2 4 0.67 0 0 0.00 1 0 1.00 0 1 -0.33 10.00 14.00 5.34 133.111 8122 8122 2705 29 8

2706 265 - ABDULMELİK SELÇUK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 4 16 -1.33 24.00 65.00 2.33 133.096 8128 8128 2706 86 12

2707 260 - MELİKE BİLEK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 6 9 3.00 3 4 1.67 3 2 2.33 0 5 -1.67 5 7 2.67 3 11 -0.67 20.00 38.00 7.33 133.081 8132 8132 2707 61 12

2708 46 - ENESBAHADUR
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 5 4 3.67 4 5 2.33 2 5 0.33 4 9 1.00 4 13 -0.33 26.00 47.00 10.33 133.081 8132 8132 2707 18 18

2709 631 - YEZDA YİĞİT
ÖZEL YÜKSEL KOLEJİ 8 / S 3 9 0.00 0 0 0.00 7 2 6.33 1 3 0.00 0 0 0.00 5 3 4.00 16.00 17.00 10.33 133.081 8132 8132 2707 63 15

2710 76 - NESİM ÇEÇEN
Eymirli Ortaokulu 8 / A 4 3 3.00 2 3 1.00 2 4 0.67 0 2 -0.67 1 2 0.33 4 6 2.00 13.00 20.00 6.33 133.067 8138 8138 2710 10 10

2711 0 - HÜSEYİN ERGÜVEN
İMKB Ortaokulu 8 / C 7 11 3.33 9 0 9.00 5 5 3.33 2 4 0.67 3 5 1.33 2 13 -2.33 28.00 38.00 15.33 133.067 8138 8138 2710 60 16

2712 562 - EZEL ERGÜVEN
İMKB Ortaokulu 8 / D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 0 1.00 6 9 3.00 3 2 2.33 21.00 35.00 9.33 133.067 8138 8138 2710 60 9

2713 25 - JİYAN ARIÇ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 5 -1.67 2 3 1.00 6 14 1.33 20.00 50.00 3.32 133.052 8147 8147 2713 33 16

2714 71 - MERAL İMAL
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 4 14 -0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 9 11 5.33 28.00 59.00 8.32 133.037 8149 8149 2714 12 12

2715 594 - İLKNUR ÇAĞAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 7 13 2.67 0 0 0.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 6 12 2.00 20.00 33.00 9.01 132.637 8150 8150 2715 106 13

2716 0 - ZİLAN SELÇUK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 7 7 4.67 2 6 0.00 4 4 2.67 6 0 6.00 2 3 1.00 2 13 -2.33 23.00 33.00 12.01 132.637 8150 8150 2715 193 20

2717 277 - DEVRAN BEKLER
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 27.00 63.00 6.00 132.622 8155 8155 2717 62 5

2718 430 - SÜMEYYE OKTAY
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 3 7 0.67 6 3 5.00 3 4 1.67 5 15 0.00 7 13 2.67 29.00 54.00 11.01 132.622 8155 8155 2717 52 9

2719 56 - BİLAL TOKAY
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 4 9 1.00 2 6 0.00 3 6 1.00 3 2 2.33 0 1 -0.33 7 9 4.00 19.00 33.00 8.00 132.607 8160 8160 2719 53 10

2720 152 - SARYA KILINÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 2 5 0.33 1 6 -1.00 5 3 4.00 4 13 -0.33 5 11 1.33 24.00 48.00 8.00 132.607 8160 8160 2719 12 9

2721 564 - NİSA ALBAYRA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 6 12 2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 10 2.67 17.00 27.00 8.00 132.607 8160 8160 2719 172 23

2722 471 - HAYRUNNİSA DİNÇ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 6 8 3.33 0 7 -2.33 4 4 2.67 2 1 1.67 4 10 0.67 4 9 1.00 20.00 39.00 7.01 132.607 8160 8160 2719 87 17

2723 636 - İRANUR NERGİZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 7 9 4.00 4 3 3.00 6 3 5.00 4 2 3.33 1 7 -1.33 4 12 0.00 26.00 36.00 14.00 132.607 8160 8160 2719 194 19

2724 49 - RAHİME SARRAFOĞLU
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 7 11 3.33 4 4 2.67 1 7 -1.33 3 7 0.67 2 15 -3.00 7 7 4.67 24.00 51.00 7.01 132.607 8160 8160 2719 7 7

2725 175 - KADİR KARATAY
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 7 7 4.67 3 6 1.00 4 5 2.33 0 0 0.00 2 5 0.33 4 13 -0.33 20.00 36.00 8.00 132.607 8160 8160 2719 12 12

2726 770 - EMİR SAVASCİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 30.00 60.00 10.00 132.593 8173 8173 2726 107 11

2727 451 - ABDULMELİK BULUT
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 3 12 -1.00 4 4 2.67 4 3 3.00 2 5 0.33 4 7 1.67 6 8 3.33 23.00 39.00 10.00 132.593 8173 8173 2726 109 20

2728 463 - KEVSER DAMAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 7 9 4.00 6 2 5.33 3 3 2.00 0 4 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 18.00 10.00 132.593 8173 8173 2726 102 10

2729 247 - ŞEHMUS SARIBOĞA
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 2 3 1.00 2 4 0.67 1 2 0.33 4 7 1.67 2 9 -1.00 18.00 33.00 7.00 132.593 8173 8173 2726 23 11

2730 872 - MERT KIZILDAĞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 7 12 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 0 3.00 3 15 -2.00 25.00 45.00 10.00 132.593 8173 8173 2726 195 22

2731 259 - KERİM ESMER
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 6 14 1.33 25.00 45.00 9.99 132.578 8184 8184 2731 52 11

2732 26 - ABDURAHMAN KILINÇ
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 27.00 63.00 6.00 132.578 8184 8184 2731 24 12

2733 241 - RABİA İLHAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 11 -0.67 2 12 -2.00 30.00 45.00 15.00 132.578 8184 8184 2731 24 12

2734 853 - POLAT OLAM
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 3 17 -2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 13 7 10.67 3 17 -2.67 27.00 63.00 6.00 132.578 8184 8184 2731 103 14

2735 227 - SENANUR EKİNCİ
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 27.00 63.00 6.00 132.578 8184 8184 2731 19 7

2736 164 - ECRİN YALÇINKAYA
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 6 8 3.33 2 3 1.00 5 4 3.67 0 0 0.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 20.00 33.00 9.00 132.578 8184 8184 2731 71 13

2737 623 - KADİR AYDEMİR
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 4 7 1.67 3 2 2.33 4 5 2.33 0 0 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 18.00 27.00 8.99 132.563 8197 8197 2737 12 12

2738 366 - CANSU ÇETİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 7 11 3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 14 0.33 5 13 0.67 28.00 57.00 8.99 132.563 8197 8197 2737 110 22

2739 747 - MİRŞAH DAĞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 6 14 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 6 11 2.33 6 14 1.33 27.00 60.00 6.99 132.533 8209 8209 2739 108 18

2740 379 - ENGİN BİLEN
İstiklal Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 1 0 1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 4 7 1.67 3 7 0.67 20.00 31.00 9.68 132.163 8210 8210 2740 21 7

2741 692 - MUHAMED ATA
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 5 15 0.00 0 5 -1.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 7 7 4.67 19.00 31.00 8.67 132.133 8213 8213 2741 57 10

2742 30 - DİJLE YİĞİT
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 7 7 4.67 4 1 3.67 7 1 6.67 2 4 0.67 0 2 -0.67 3 13 -1.33 23.00 28.00 13.68 132.133 8213 8213 2741 10 10

2743 999 - UMUT EREN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 1 4 -0.33 0 0 0.00 4 3 3.00 0 0 0.00 2 3 1.00 6 6 4.00 13.00 16.00 7.67 132.119 8217 8217 2743 93 22

2744 181 - HİCRAN GÜNSEL
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 6 7 3.67 1 3 0.00 6 4 4.67 3 2 2.33 0 4 -1.33 3 5 1.33 19.00 25.00 10.67 132.119 8217 8217 2743 54 10
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2745 865 - MUSTAFA BAĞMANCI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 7 9 4.00 1 6 -1.00 5 3 4.00 5 3 4.00 2 4 0.67 4 15 -1.00 24.00 40.00 10.67 132.119 8217 8217 2743 196 21

2746 816 - EDANUR ÖZTÜRK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 1 6 -1.00 2 1 1.67 2 4 0.67 0 2 -0.67 5 2 4.33 3 4 1.67 13.00 19.00 6.67 132.104 8224 8224 2746 63 14

2747 9 - HAMDULLAH *
İstiklal Ortaokulu 8 / C 2 5 0.33 4 0 4.00 2 4 0.67 1 0 1.00 0 0 0.00 6 7 3.67 15.00 16.00 9.67 132.104 8224 8224 2746 22 5

2748 224 - M İ K A İ L A R S LAN
İstiklal Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 4 4 2.67 4 3 3.00 0 0 0.00 4 10 0.67 3 12 -1.00 22.00 37.00 9.67 132.104 8224 8224 2746 22 8

2749 65 - AZRA KARCI
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 4 6 2.00 1 4 -0.33 3 2 2.33 1 4 -0.33 6 7 3.67 2 8 -0.67 17.00 31.00 6.67 132.104 8224 8224 2746 197 20

2750 445 - RAMAZAN ŞAN
Vatan Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 1 7 -1.33 2 4 0.67 5 0 5.00 2 6 0.00 7 12 3.00 22.00 40.00 8.67 132.089 8233 8233 2750 65 13

2751 17 - REMZİYE TURGUT
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 6 8 3.33 0 0 0.00 4 5 2.33 0 2 -0.67 1 6 -1.00 6 10 2.67 17.00 31.00 6.66 132.089 8233 8233 2750 21 21

2752 54 - AHMET BİLEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 3 9 0.00 3 3 2.00 7 3 6.00 1 2 0.33 0 0 0.00 6 8 3.33 20.00 25.00 11.66 132.074 8241 8241 2752 103 29

2753 173 - FATİME EROL
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 4 8 1.33 3 2 2.33 5 5 3.33 7 1 6.67 0 0 0.00 2 3 1.00 21.00 19.00 14.66 132.074 8241 8241 2752 51 12

2754 291 - YASİN DURSUN
Fırat Ortaokulu 8 / A 4 7 1.67 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.67 6 10 2.67 14.00 23.00 6.34 131.659 8249 8249 2754 46 11

2755 157 - BERFİN ACAR
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 5 13 0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 3 4.00 3 13 -1.33 6 12 2.00 33.00 47.00 17.34 131.644 8250 8250 2755 15 8

2756 480 - ELİFNUR AZTEKİN
Fırat Ortaokulu 8 / D 4 9 1.00 4 2 3.33 5 3 4.00 2 4 0.67 2 4 0.67 5 10 1.67 22.00 32.00 11.34 131.644 8250 8250 2755 47 14

2757 580 - NAZAR GÖK
İMKB Ortaokulu 8 / E 5 10 1.67 5 3 4.00 8 0 8.00 1 3 0.00 0 1 -0.33 2 3 1.00 21.00 20.00 14.34 131.644 8250 8250 2755 62 10

2758 40 - ZEHRA ALİSO
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 5 9 2.00 4 4 2.67 3 6 1.00 3 0 3.00 2 18 -4.00 8 7 5.67 25.00 44.00 10.34 131.630 8255 8255 2758 104 11

2759 610 - NİL BUĞURCU
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 4 8 1.33 3 3 2.00 5 1 4.67 5 3 4.00 1 4 -0.33 3 4 1.67 21.00 23.00 13.34 131.630 8255 8255 2758 52 13

2760 294 - KADİR KAYMAZ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 1 4 -0.33 4 2 3.33 0 1 -0.33 2 4 0.67 2 4 0.67 16.00 26.00 7.34 131.630 8255 8255 2758 30 12

2761 257 - YUSUF TAŞ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 5 4 3.67 3 7 0.67 5 0 5.00 0 3 -1.00 3 4 1.67 21.00 26.00 12.34 131.615 8263 8263 2761 31 13

2762 0 - HÜMEYRA ÇİCİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 5 10 1.67 0 4 -1.33 7 1 6.67 0 0 0.00 2 3 1.00 5 11 1.33 19.00 29.00 9.34 131.615 8263 8263 2761 109 11

2763 527 - HALİME ASLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 1 8 -1.67 1 4 -0.33 3 7 0.67 1 4 -0.33 9 11 5.33 4 7 1.67 19.00 41.00 5.34 131.600 8268 8268 2763 110 7

2764 1515 - YUSUF ÇİÇEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 0 0 0.00 4 6 2.00 4 15 -1.00 2 18 -4.00 29.00 50.00 12.33 131.600 8268 8268 2763 31 12

2765 19 - MEHMET GÜZEL
Körsu Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 1 5 -0.67 4 5 2.33 0 1 -0.33 3 10 -0.33 6 9 3.00 20.00 41.00 6.33 131.600 8268 8268 2763 3 3

2766 65 - NİL ADIBELLİ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 6 12 2.00 3 2 2.33 6 3 5.00 1 1 0.67 0 0 0.00 4 8 1.33 20.00 26.00 11.33 131.585 8276 8276 2766 173 11

2767 10 - ECRİN ŞEN
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 9 11 5.33 5 15 0.00 24.00 56.00 5.33 131.585 8276 8276 2766 16 7

2768 97 - HALİME TEKİN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 4 14 -0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 3 2 2.33 3 2 2.33 6 13 1.67 25.00 41.00 11.33 131.585 8276 8276 2766 32 14

2769 0 - ALEYNA DEMİRKAYA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 8 6 6.00 8.00 8.00 5.33 131.585 8276 8276 2766 57 1

2770 105 - ECRİN OKTAY
Fırat Ortaokulu 8 / A 8 5 6.33 7 2 6.33 5 3 4.00 2 1 1.67 2 6 0.00 1 15 -4.00 25.00 32.00 14.33 131.585 8276 8276 2766 48 12

2771 108 - ABDURRAHMAN SARI
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 5 8 2.33 5 2 4.33 5 2 4.33 1 5 -0.67 2 1 1.67 2 8 -0.67 20.00 26.00 11.32 131.570 8293 8293 2771 58 9

2772 103 - KENAN AYDOĞAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 5 1 4.67 0 2 -0.67 2 1 1.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 2 4 0.67 9.00 9.00 6.01 131.170 8297 8297 2772 21 3

2773 124 - GÖKHAN CAYLAN
Akyazı Ortaokulu 8 / B 3 7 0.67 2 4 0.67 2 5 0.33 0 4 -1.33 4 6 2.00 5 7 2.67 16.00 33.00 5.01 131.156 8298 8298 2773 21 14

2774 47 - ELİF ÇAÇAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 1 6 -1.00 2 4 0.67 2 6 0.00 5 7 2.67 3 9 0.00 19.00 42.00 5.01 131.156 8298 8298 2773 104 15

2775 272 - ZEYNEP ÇETİNTAŞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 6 10 2.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 2 2.33 3 3 2.00 2 16 -3.33 29.00 36.00 17.00 131.141 8302 8302 2775 105 15

2776 389 - HAMZA İLHAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 2 5 0.33 8 2 7.33 4 4 2.67 5 7 2.67 5 11 1.33 27.00 42.00 13.00 131.126 8304 8304 2776 111 21

2777 161 - ZEYNEP CAN GEZER
İstiklal Ortaokulu 8 / B 6 9 3.00 3 5 1.33 3 7 0.67 0 3 -1.00 0 5 -1.67 6 7 3.67 18.00 36.00 6.00 131.111 8307 8307 2777 24 10

2778 15 - 
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 4 10 0.67 0 2 -0.67 3 4 1.67 1 3 0.00 4 11 0.33 7 9 4.00 19.00 39.00 6.00 131.111 8307 8307 2777 9 9

2779 67 - RUKEYLA AKKOYUN
Dikmen Ortaokulu 8 / C 5 14 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 7 13 2.67 24.00 54.00 6.00 131.111 8307 8307 2777 45 11

2780 79 - ROZELİN DOĞAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 6 9 3.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 3 1.00 1 7 -1.33 5 8 2.33 22.00 39.00 9.00 131.111 8307 8307 2777 68 8

2781 514 - YILME YILMAZ
İMKB Ortaokulu 8 / B 5 13 0.67 2 5 0.33 5 5 3.33 3 5 1.33 2 6 0.00 4 2 3.33 21.00 36.00 8.99 131.096 8317 8317 2781 63 10

2782 477 - FEHİME ÖZTÜRK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 6 14 1.33 7 13 2.67 26.00 63.00 5.00 131.096 8317 8317 2781 106 28

2783 107 - MEHMETALİ BEŞER
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 5 14 0.33 3 5 1.33 4 5 2.33 0 0 0.00 5 15 0.00 8 12 4.00 25.00 51.00 7.99 131.081 8325 8325 2783 12 10

2784 19 - EZGİ AYDIN
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 6 2 5.33 3 6 1.00 0 0 0.00 0 8 -2.67 5 12 1.00 22.00 36.00 9.99 131.067 8327 8327 2784 10 10

2785 387 - ROJHAT AKMAN
Dikmen Ortaokulu 8 / C 5 8 2.33 3 4 1.67 6 2 5.33 0 2 -0.67 0 2 -0.67 5 9 2.00 19.00 27.00 9.99 131.067 8327 8327 2784 46 12

2786 161 - ENES ALBAYRAK
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 4 4 2.67 8 1 7.67 2 3 1.00 0 0 0.00 1 7 -1.33 3 4 1.67 18.00 19.00 11.68 130.681 8330 8330 2786 53 17

2787 284 - SULTANGÜL OĞUZ
Dicle Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 15 0.00 7 13 2.67 32.00 58.00 12.68 130.652 8333 8333 2787 50 11

2788 687 - EYMEN ORTAÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 6 10 2.67 1 1 0.67 4 2 3.33 0 2 -0.67 1 4 -0.33 4 6 2.00 16.00 25.00 7.67 130.652 8333 8333 2787 174 24

2789 701 - YAKUP SÖNMEZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 130.652 8333 8333 2787 174 22

2790 240 - ÖMER TÜRKAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 130.652 8333 8333 2787 26 14

2791 114 - SELMA HIDIR
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 8 10 4.67 1 5 -0.67 0 6 -2.00 3 3 2.00 4 12 0.00 3 7 0.67 19.00 43.00 4.67 130.652 8333 8333 2787 20 13

2792 350 - BARIŞ İPEK
Dicle Ortaokulu 8 / B 4 7 1.67 6 2 5.33 6 4 4.67 0 0 0.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 21.00 25.00 12.67 130.637 8340 8340 2792 51 12

2793 0 - İREM GÜNDÜZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 5 9 2.00 2 1 1.67 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.00 15.00 19.00 8.67 130.622 8345 8345 2793 111 13
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2794 300 - FİDAN DOĞAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 5 12 1.00 4 2 3.33 0 7 -2.33 1 4 -0.33 2 5 0.33 5 4 3.67 17.00 34.00 5.67 130.622 8345 8345 2793 105 12

2795 499 - ARDA K UTCEBE
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 5 6 3.00 7 1 6.67 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 10.00 11.67 130.622 8345 8345 2793 105 12

2796 0 - A TUA*Ç A N
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 31.00 8.67 130.622 8345 8345 2793 107 16

2797 5 - AYLİN SÜMER
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 3 6 1.00 4 6 2.00 3 4 1.67 0 0 0.00 8 12 4.00 23.00 43.00 8.67 130.622 8345 8345 2793 13 13

2798 125 - MEMİNMAHMUTOĞLU
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 4 13 -0.33 26.00 61.00 5.67 130.622 8345 8345 2793 58 25

2799 41 - ŞEYMA DÖLEK
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 4 12 0.00 2 7 -0.33 1 4 -0.33 0 0 0.00 4 9 1.00 7 8 4.33 18.00 40.00 4.67 130.607 8357 8357 2799 13 13

2800 116 - HÜSEYİN KILINÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 5 15 0.00 29.00 61.00 8.66 130.607 8357 8357 2799 13 4

2801 562 - EMRE GÜNDÜZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 26.00 64.00 4.67 130.607 8357 8357 2799 88 9

2802 1 - FURKAN ÇAKA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 0 2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 24.00 58.00 4.66 130.593 8366 8366 2802 89 18

2803 306 - ELİF KARADAĞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 5 9 2.00 5 2 4.33 4 3 3.00 1 3 0.00 0 0 0.00 4 8 1.33 19.00 25.00 10.66 130.593 8366 8366 2802 94 15

2804 4 - AYNUR İVEDİ
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.66 130.593 8366 8366 2802 10 10

2805 395 - SEVİM CAN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 9 8 6.33 3 5 1.33 0 8 -2.67 1 1 0.67 0 0 0.00 4 15 -1.00 17.00 37.00 4.66 130.593 8366 8366 2802 59 15

2806 104 - HİDANUR ŞAHİN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 8 8 5.33 2 6 0.00 6 4 4.67 2 2 1.33 1 6 -1.00 4 14 -0.67 23.00 40.00 9.66 130.578 8378 8378 2806 7 7

2807 28 - ADULİ MALGİR
İMKB Ortaokulu 8 / A 3 4 1.67 1 8 -1.67 5 4 3.67 1 0 1.00 1 3 0.00 5 7 2.67 16.00 26.00 7.34 130.163 8381 8381 2807 64 19

2808 377 - DİLAR ÖMER
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 5 6 3.00 2 3 1.00 3 2 2.33 0 1 -0.33 5 10 1.67 3 10 -0.33 18.00 32.00 7.34 130.163 8381 8381 2807 90 13

2809 111 - TUBA E*E
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 5 10 1.67 2 5 0.33 2 6 0.00 3 1 2.67 3 4 1.67 4 9 1.00 19.00 35.00 7.34 130.163 8381 8381 2807 32 17

2810 664 - SEVDANUR ABUL
Fırat Ortaokulu 8 / E 5 10 1.67 3 7 0.67 4 5 2.33 0 0 0.00 2 3 1.00 4 7 1.67 18.00 32.00 7.34 130.163 8381 8381 2807 49 5

2811 255 - İ R E M K I L I Ç
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 5 12 1.00 2 7 -0.33 2 6 0.00 4 6 2.00 5 3 4.00 4 13 -0.33 22.00 47.00 6.34 130.148 8388 8388 2811 112 7

2812 341 - MEHMET ERKAN
İMKB Ortaokulu 8 / D 6 7 3.67 5 4 3.67 6 4 4.67 0 0 0.00 2 12 -2.00 4 8 1.33 23.00 35.00 11.34 130.133 8393 8393 2812 65 10

2813 113 - BURAK ÖTER
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 6 9 3.00 1 5 -0.67 4 3 3.00 5 1 4.67 1 2 0.33 1 3 0.00 18.00 23.00 10.33 130.104 8402 8402 2813 54 14

2814 1983 - İREM ÖRNEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 6 13 1.67 6 1 5.67 6 2 5.33 2 3 1.00 1 4 -0.33 4 10 0.67 25.00 33.00 14.01 129.689 8407 8407 2814 32 11

2815 809 - EZGİ ÖZAN
Arıklı Ortaokulu 8 / A 7 7 4.67 4 2 3.33 3 4 1.67 0 3 -1.00 0 10 -3.33 5 7 2.67 19.00 33.00 8.01 129.689 8407 8407 2814 12 10

2816 42 - HAKKI DEMİR
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 1 7 -1.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 9 10 5.67 19.00 48.00 3.01 129.659 8416 8416 2816 55 16

2817 84 - EVİN EMEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 7 7 4.67 0 1 -0.33 2 7 -0.33 6 0 6.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 18.00 27.00 9.01 129.659 8416 8416 2816 55 12

2818 613 - NURAY DÖLEK
İMKB Ortaokulu 8 / D 6 9 3.00 5 4 3.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 2 11 -1.67 5 10 1.67 26.00 45.00 11.01 129.644 8422 8422 2818 66 11

2819 942 - TUANA ACAR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 12 1.00 0 7 -2.33 2 6 0.00 4 5 2.33 3 8 0.33 7 10 3.67 21.00 48.00 5.00 129.630 8426 8426 2819 113 16

2820 0 - HALİMEEKE
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.00 7 12 3.00 11.00 18.00 5.00 129.630 8426 8426 2819 56 20

2821 158 - EJDER EKE
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 5 9 2.00 5 4 3.67 4 6 2.00 7 2 6.33 0 3 -1.00 3 6 1.00 24.00 30.00 14.00 129.630 8426 8426 2819 112 22

2822 0 - NİSA SADİOĞLU
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.00 7.00 6.00 5.00 129.630 8426 8426 2819 176 12

2823 223 - RUKEN ZENGİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 6 12 2.00 10 0 10.00 4 6 2.00 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 21.00 14.00 129.630 8426 8426 2819 176 26

2824 86 - İREM ÇEÇEN
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.67 5 8 2.33 9.00 12.00 5.00 129.630 8426 8426 2819 8 8

2825 698 - HAYRUNNİSA KAYA
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 6 14 1.33 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 7 13 2.67 24.00 39.00 11.00 129.630 8426 8426 2819 72 23

2826 43 - HATİCE HÜSEYİN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 3 8 0.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 0 1 -0.33 4 7 1.67 5 5 3.33 15.00 33.00 4.00 129.615 8438 8438 2826 21 8

2827 51 - YUSUF CENGİZ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 6 11 2.33 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 3 2 2.33 0 13 -4.33 28.00 27.00 19.00 129.615 8438 8438 2826 33 9

2828 0 - EMİNE KİLİÇ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 7 12 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 27.00 10.99 129.615 8438 8438 2826 47 17

2829 174 - AYNOR HÜSEYİN
Sürekli Ortaokulu 8 / D 6 9 3.00 2 4 0.67 1 6 -1.00 1 6 -1.00 4 11 0.33 5 9 2.00 19.00 45.00 4.00 129.615 8438 8438 2826 29 3

2830 141 - ENDER DİDİN
Vatan Ortaokulu 8 / B 7 8 4.33 7 2 6.33 4 1 3.67 1 1 0.67 1 5 -0.67 4 16 -1.33 24.00 33.00 13.00 129.615 8438 8438 2826 66 14

2831 22 - CEREN SU OKTAY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 5 13 0.67 4 5 2.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 14 0.33 24.00 51.00 6.99 129.600 8450 8450 2831 91 22

2832 162 - ESAT ALTUN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 10 0 10.00 2 2 1.33 1 2 0.33 0 5 -1.67 23.00 24.00 14.99 129.585 8455 8455 2832 59 11

2833 184 - BERAT YILDIZ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 9 7 6.67 4 3 3.00 3 5 1.33 3 3 2.00 1 7 -1.33 1 9 -2.00 21.00 34.00 9.67 129.170 8461 8461 2833 107 30

2834 114 - ASMİN BOZAN
İnkılap Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 3 5 1.33 4 6 2.00 0 3 -1.00 6 6 4.00 5 10 1.67 21.00 43.00 6.67 129.170 8461 8461 2833 55 14

2835 6 - NAZ BUDAK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 7 7 4.67 1 0 1.00 4 4 2.67 2 2 1.33 0 0 0.00 1 6 -1.00 15.00 19.00 8.67 129.156 8463 8463 2835 53 12

2836 857 - BERİVAN EKTİREN
Arıklı Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 5 4 3.67 3 5 1.33 0 0 0.00 1 7 -1.33 5 7 2.67 20.00 34.00 8.67 129.156 8463 8463 2835 13 11

2837 108 - MERCAN KARTAL
Doyuran Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 5 3 4.00 2 6 0.00 2 3 1.00 5 1 4.67 1 17 -4.67 22.00 40.00 8.67 129.156 8463 8463 2835 8 8

2838 90 - AHMET KORHAN
İMKB Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 1 7 -1.33 4 3 3.00 0 2 -0.67 0 9 -3.00 6 9 3.00 19.00 40.00 5.67 129.156 8463 8463 2835 67 12

2839 1926 - HİRA NUR ŞAHİN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 4 2 3.33 2 5 0.33 0 0 0.00 1 3 0.00 5 11 1.33 18.00 31.00 7.66 129.126 8473 8473 2839 33 5

2840 75 - HELEN KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 0 8 -2.67 7 3 6.00 1 2 0.33 1 7 -1.33 8 12 4.00 23.00 46.00 7.66 129.126 8473 8473 2839 30 6

2841 914 - MUSAB ÖZÇELİK
Zergan Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 6 3 5.00 2 8 -0.67 6 12 2.00 5 14 0.33 28.00 58.00 8.66 129.096 8486 8486 2841 75 14

2842 502 - BÜNYAMİN ÇILGIN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 9 8 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 2 3 1.00 3 17 -2.67 2 15 -3.00 33.00 46.00 17.66 129.096 8486 8486 2841 108 14



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2843 31 - AHMET BİLEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 5 8 2.33 1 6 -1.00 3 1 2.67 2 0 2.00 2 2 1.33 4 11 0.33 17.00 28.00 7.66 129.081 8491 8491 2843 56 13

2844 38 - ABDÜLMEL GÜZEL
Dicle Ortaokulu 8 / C 10 10 6.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.35 128.711 8493 8493 2844 52 21

2845 547 - BÜNYAMİN DİNÇER
İnkılap Ortaokulu 8 / D 5 7 2.67 4 4 2.67 0 6 -2.00 0 0 0.00 6 14 1.33 3 7 0.67 18.00 38.00 5.34 128.667 8497 8497 2845 56 21

2846 568 - HİRA CANGİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.34 128.652 8502 8502 2846 114 12

2847 9 - ASMİN ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 4 9 1.00 3 4 1.67 5 4 3.67 0 6 -2.00 4 6 2.00 4 9 1.00 20.00 38.00 7.34 128.652 8502 8502 2846 48 19

2848 21 - AHMET KILIÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 5 10 1.67 0 7 -2.33 0 7 -2.33 0 0 0.00 7 9 4.00 4 11 0.33 16.00 44.00 1.34 128.652 8502 8502 2846 14 10

2849 0 - ELİF NUR DAĞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 7 7 4.67 2 2 1.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 14 -1.67 20.00 26.00 11.33 128.652 8502 8502 2846 108 16

2850 68 - EMRE KAHRAMAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 5 9 2.00 3 4 1.67 7 3 6.00 4 1 3.67 0 0 0.00 2 6 0.00 21.00 23.00 13.34 128.652 8502 8502 2846 57 15

2851 283 - EVİN GÜNSEL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 7 6 5.00 0 5 -1.67 3 3 2.00 1 2 0.33 1 9 -2.00 4 7 1.67 16.00 32.00 5.33 128.652 8502 8502 2846 95 16

2852 25 - BARIŞ ÖZKUL
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 28.00 62.00 7.34 128.652 8502 8502 2846 25 16

2853 343 - İBRAHİM NAS
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 7 5 5.33 5 1 4.67 2 1 1.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 1 9 -2.00 15.00 17.00 9.34 128.637 8512 8512 2853 96 17

2854 694 - MİRAC AYDIN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 3 17 -2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 8 12 4.00 7 13 2.67 28.00 62.00 7.33 128.637 8512 8512 2853 115 14

2855 670 - SAMET KARATAY
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 10 2.67 3 6 1.00 22.00 53.00 4.33 128.637 8512 8512 2853 34 6

2856 29 - BARAN ÖNAL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 4 16 -1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 128.637 8512 8512 2853 113 23

2857 382 - BERFİN ALGUR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 5 12 1.00 3 2 2.33 6 3 5.00 5 3 4.00 0 0 0.00 2 3 1.00 21.00 23.00 13.33 128.637 8512 8512 2853 198 17

2858 620 - YUSUF KANDEMİR
İMKB Ortaokulu 8 / E 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 128.622 8522 8522 2858 68 11

2859 290 - CEMAL CEVHEROĞLU
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 8 11 4.33 1 3 0.00 2 4 0.67 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 20.00 6.33 128.622 8522 8522 2858 199 20

2860 929 - MUHAMMED KONUKÇU
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 6 11 2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 2 -0.67 5 7 2.67 3 8 0.33 18.00 44.00 3.33 128.622 8522 8522 2858 97 11

2861 577 - RAVEN RAMAZAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 5 11 1.33 3 3 2.00 3 3 2.00 2 4 0.67 2 12 -2.00 7 8 4.33 22.00 41.00 8.33 128.607 8531 8531 2861 98 12

2862 82 - HAMZA EREN
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 6 14 1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 14 1.33 4 12 0.00 30.00 56.00 11.33 128.607 8531 8531 2861 9 9

2863 117 - BARAN ÖZBEK
Fırat Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 0 10 -3.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 128.607 8531 8531 2861 50 10

2864 119 - YUSUF KILIÇ
Doyuran Ortaokulu 8 / A 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 11 2.33 6 12 2.00 24.00 56.00 5.33 128.607 8531 8531 2861 9 9

2865 356 - HALİT YAPRAK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 25.00 65.00 3.32 128.607 8531 8531 2861 178 26

2866 577 - HAMZA CAN KARKMAZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 11 9 8.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.32 128.607 8531 8531 2861 109 17

2867 75 - YUSUF CAN SAFİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 17 -2.67 8 12 4.00 31.00 59.00 11.32 128.593 8537 8537 2867 116 12

2868 81 - HANZADE YUSUFOĞLU
Dikmen Ortaokulu 8 / A 6 7 3.67 5 3 4.00 3 4 1.67 3 5 1.33 0 4 -1.33 5 13 0.67 22.00 36.00 10.01 128.207 8542 8542 2868 49 20

2869 306 - CEYDA ALTAŞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 7 6 5.00 4 3 3.00 4 4 2.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 2 10 -1.33 18.00 27.00 9.01 128.193 8543 8543 2869 200 21

2870 58 - MUHAMMED KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 6 10 2.67 4 3 3.00 5 3 4.00 4 4 2.67 2 3 1.00 3 13 -1.33 24.00 36.00 12.01 128.193 8543 8543 2869 26 17

2871 172 - ECRİN YALÇINKAYA
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 6 3 5.00 8 1 7.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 1 13 -3.33 23.00 27.00 14.01 128.178 8546 8546 2871 54 13

2872 113 - ZEYNEP HASO
İstiklal Ortaokulu 8 / A 3 7 0.67 2 4 0.67 3 4 1.67 2 0 2.00 3 3 2.00 3 6 1.00 16.00 24.00 8.01 128.178 8546 8546 2871 25 9

2873 141 - ROHAT TARİN
İstiklal Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 5 5 3.33 2 3 1.00 0 0 0.00 2 6 0.00 2 10 -1.33 19.00 33.00 8.00 128.163 8549 8549 2873 26 11

2874 807 - ELİF DAMAR
Arıklı Ortaokulu 8 / A 5 6 3.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 1 2 0.33 1 3 0.00 3 4 1.67 13.00 24.00 5.00 128.163 8549 8549 2873 14 12

2875 500 - BÜNYAMİN İLDENİZ
İstiklal Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 3 -1.00 5 9 2.00 4 7 1.67 20.00 48.00 4.00 128.148 8555 8555 2875 27 6

2876 277 - ENES DUYAN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 3 -1.00 2 0 2.00 2 1 1.67 14.00 30.00 4.00 128.148 8555 8555 2875 37 19

2877 114 - YASEMİN KAYAN
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 5 5 3.33 0 7 -2.33 5 2 4.33 1 0 1.00 2 6 0.00 3 7 0.67 16.00 27.00 7.00 128.148 8555 8555 2875 5 5

2878 491 - TARAN SAĞLAM
Fırat Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 2 4.33 8 12 4.00 4 16 -1.33 27.00 60.00 6.99 128.133 8566 8566 2878 51 15

2879 576 - SAMET KZLKY
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 2 0.33 2 2 1.33 6 13 1.67 21.00 45.00 5.99 128.119 8571 8571 2879 114 19

2880 1454 - AYA OSO
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 2 6 0.00 5 3 4.00 2 2 1.33 1 10 -2.33 5 9 2.00 22.00 40.00 8.67 127.689 8579 8579 2880 35 7

2881 543 - CEMRE DAMAP
İstiklal Ortaokulu 8 / A 3 9 0.00 3 4 1.67 3 4 1.67 1 1 0.67 1 3 0.00 6 7 3.67 17.00 28.00 7.68 127.689 8579 8579 2880 28 10

2882 404 - NİSANUR ÇELİKAL
İstiklal Ortaokulu 8 / C 7 8 4.33 4 5 2.33 2 1 1.67 0 0 0.00 2 4 0.67 3 13 -1.33 18.00 31.00 7.67 127.674 8583 8583 2882 29 7

2883 265 - BERAT CAN ERDEM
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 10 4.67 8.00 10.00 4.67 127.674 8583 8583 2882 115 20

2884 432 - EMİNE PULAT
İnkılap Ortaokulu 8 / B 4 6 2.00 2 3 1.00 5 4 3.67 1 5 -0.67 1 6 -1.00 6 10 2.67 19.00 34.00 7.67 127.674 8583 8583 2882 57 14

2885 694 - MERT POYRAZ ACAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 8 10 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 10.00 4.67 127.674 8583 8583 2882 179 13

2886 478 - MERT EYMEN KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / C 7 10 3.67 0 0 0.00 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 13.00 7.67 127.674 8583 8583 2882 31 18

2887 184 - ROHA HÜSSEYIN
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 4.67 4 12 0.00 11.00 19.00 4.67 127.674 8583 8583 2882 9 6

2888 55 - SEDANUR ALTUĞ
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 7 7 4.67 1 5 -0.67 2 5 0.33 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 22.00 4.66 127.659 8596 8596 2888 5 5

2889 126 - ÇETİN KOÇHAN
Zergan Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 7 3 6.00 7 3 6.00 2 2 1.33 5 15 0.00 5 15 0.00 32.00 52.00 14.66 127.630 8604 8604 2889 76 14

2890 74 - RAMAZAN ACAR
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 9 11 5.33 4 16 -1.33 22.00 58.00 2.66 127.630 8604 8604 2889 17 8

2891 494 - ZEYNEP DİLEK
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 7 5 5.33 4 3 3.00 1 5 -0.67 0 3 -1.00 2 3 1.00 2 12 -2.00 16.00 31.00 5.66 127.630 8604 8604 2889 73 14



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2892 288 - *İRANUR GÜVEN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 11 2.33 6 11 2.33 12.00 22.00 4.66 127.615 8613 8613 2892 36 8

2893 0 - ENESKANDEMİR
İstiklal Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 1.33 4 2 3.33 7.00 7.00 4.66 127.615 8613 8613 2892 30 11

2894 9 - ABDULLAH GÜZEL
Körsu Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 3 4 1.67 4 5 2.33 0 0 0.00 3 6 1.00 1 2 0.33 17.00 28.00 7.66 127.615 8613 8613 2892 4 4

2895 1510 - MUHAMMED ALİ KİP
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 10 10 6.67 1 9 -2.00 2 3 1.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 23.00 62.00 2.34 127.200 8620 8620 2895 37 12

2896 79 - RUKEN ABADİ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 3 7 0.67 3 0 3.00 4 2 3.33 0 4 -1.33 0 0 0.00 4 4 2.67 14.00 17.00 8.34 127.200 8620 8620 2895 11 11

2897 320 - RAMAZAN EDE
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 7 13 2.67 4 16 -1.33 24.00 65.00 2.34 127.200 8620 8620 2895 92 14

2898 718 - MARYA KAYAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / 0 7 4 5.67 4 2 3.33 6 4 4.67 5 0 5.00 0 3 -1.00 2 16 -3.33 24.00 29.00 14.34 127.200 8620 8620 2895 201 1

2899 740 - AHMET ÖNDER
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 8 9 5.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 5 2.33 1 19 -5.33 7 13 2.67 30.00 56.00 11.34 127.200 8620 8620 2895 60 13

2900 302 - NURGÜL KARADENİZ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 8 7 5.67 2 4 0.67 3 4 1.67 2 2 1.33 3 9 0.00 1 9 -2.00 19.00 35.00 7.34 127.185 8627 8627 2900 34 10

2901 191 - ÖMER ÇAKA
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 5 7 2.67 5 1 4.67 3 3 2.00 4 1 3.67 1 6 -1.00 3 8 0.33 21.00 26.00 12.34 127.170 8634 8634 2901 58 16

2902 603 - YEZDA TAVŞAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 11 9 8.00 8 1 7.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 18 -4.00 3 15 -2.00 31.00 56.00 12.33 127.156 8643 8643 2902 74 19

2903 950 - YUSUF AKAT
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 27.00 62.00 6.33 127.156 8643 8643 2902 64 13

2904 109 - MEHDİ NUH ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / C 4 12 0.00 3 6 1.00 3 5 1.33 0 0 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 18.00 35.00 6.33 127.156 8643 8643 2902 50 13

2905 546 - YAKUP YAVUZ
Vatan Ortaokulu 8 / D 6 9 3.00 1 7 -1.33 1 8 -1.67 3 5 1.33 6 9 3.00 3 12 -1.00 20.00 50.00 3.33 127.156 8643 8643 2902 67 12

2906 0 - NURHAYAT ÖZDEM R
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 35.00 2.33 127.141 8649 8649 2906 24 8

2907 249 - NEHİR MALGİR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 7 12 3.00 2 6 0.00 6 3 5.00 1 3 0.00 0 5 -1.67 5 9 2.00 21.00 38.00 8.33 127.141 8649 8649 2906 69 17

2908 290 - BEHİVE DENİZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 3 17 -2.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 1 1 0.67 6 11 2.33 8 9 5.00 22.00 53.00 4.33 127.126 8656 8656 2908 117 18

2909 1528 - CUVAN OSO
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 1 8 -1.67 4 14 -0.67 8 12 4.00 25.00 62.00 4.33 127.126 8656 8656 2908 38 13

2910 33 - GÖRKEM CAN
Bağrıbütün Ortaokul 8 / 0 5 5 3.33 2 1 1.67 0 3 -1.00 0 3 -1.00 4 3 3.00 1 8 -1.67 12.00 23.00 4.33 127.126 8656 8656 2908 6 1

2911 154 - ARDA ADSIZ
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 5 5 3.33 1 2 0.33 3 3 2.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 2 2 1.33 11.00 14.00 6.32 127.096 8663 8663 2911 15 7

2912 824 - GAMZENUR ELİŞ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 15 0.00 7 13 2.67 33.00 57.00 14.01 126.711 8666 8666 2912 65 6

2913 77 - NURHAK ÖZTÜRK
Başak Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 2 6 0.00 2 5 0.33 2 5 0.33 3 7 0.67 5 7 2.67 19.00 42.00 5.00 126.696 8669 8669 2913 15 7

2914 68 - ELİF COŞKUN
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 7 13 2.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.01 126.696 8669 8669 2913 10 10

2915 125 - MERYEM ÇİFÇİ
Fırat Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 3 5 1.33 7 2 6.33 2 3 1.00 1 4 -0.33 5 10 1.67 23.00 36.00 11.00 126.696 8669 8669 2913 52 10

2916 343 - SUZAN MUHAMMED
Fırat Ortaokulu 8 / E 5 6 3.00 1 1 0.67 5 5 3.33 0 2 -0.67 1 4 -0.33 4 9 1.00 16.00 27.00 7.00 126.681 8672 8672 2916 53 6

2917 35 - EHLAM MUHAMMED
Dikmen Ortaokulu 8 / B 3 11 -0.67 3 5 1.33 7 3 6.00 1 3 0.00 0 4 -1.33 6 4 4.67 20.00 30.00 10.00 126.681 8672 8672 2916 51 18

2918 267 - DEVRİM SEVİM
Kızıltepe Ortaokulu 0 / 0 1 5 -0.67 4 2 3.33 3 3 2.00 2 0 2.00 1 1 0.67 3 1 2.67 14.00 12.00 10.00 126.681 8672 8672 2916 180 2

2919 540 - ZEYNETTİN ADIN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 5 12 1.00 1 8 -1.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 5 12 1.00 7 12 3.00 22.00 57.00 3.00 126.667 8678 8678 2919 39 13

2920 558 - AVZEM AKIN
Vatan Ortaokulu 8 / B 5 9 2.00 3 1 2.67 5 2 4.33 4 3 3.00 2 7 -0.33 4 11 0.33 23.00 33.00 12.00 126.667 8678 8678 2919 68 15

2921 465 - HİVRON ÖZDURAK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 4 7 1.67 2 4 0.67 2 5 0.33 1 0 1.00 4 5 2.33 3 9 0.00 16.00 30.00 6.00 126.667 8678 8678 2919 99 13

2922 710 - MAHMUT ELÇİ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 27.00 63.00 6.00 126.667 8678 8678 2919 61 13

2923 41 - BERAT KILIÇ
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 6 3 5.00 3 3 2.00 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 15.00 27.00 6.00 126.667 8678 8678 2919 36 17

2924 271 - ELİF TOKYAY
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 1 6 -1.00 5 1 4.67 1 0 1.00 0 0 0.00 3 6 1.00 15.00 21.00 8.00 126.652 8690 8690 2924 100 18

2925 12 - MELEKNURER
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 1 6 -1.00 1 4 -0.33 6 2 5.33 0 1 -0.33 2 3 1.00 5 5 3.33 15.00 21.00 8.00 126.652 8690 8690 2924 7 7

2926 610 - BERAT OMUK
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 6 11 2.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 2 3.33 2 4 0.67 4 15 -1.00 26.00 42.00 11.99 126.652 8690 8690 2924 13 13

2927 533 - BARAN KİP
Zergan Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 26.00 54.00 8.00 126.652 8690 8690 2924 77 26

2928 386 - EMİRHAN EROL
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 12 1.00 5 12 1.00 27.00 57.00 8.00 126.652 8690 8690 2924 57 11

2929 770 - AHMET KARADENİZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 14 1.33 25.00 60.00 5.00 126.652 8690 8690 2924 181 20

2930 192 - GÜLİSTAN TUĞUÇ
İstiklal Ortaokulu 8 / C 7 8 4.33 1 8 -1.67 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 17.00 36.00 4.99 126.637 8707 8707 2930 31 8

2931 399 - DİYAR BORTO
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 3 17 -2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 8 11 4.33 23.00 66.00 0.99 126.622 8710 8710 2931 118 15

2932 4 - EMİNENİSA İLHAN
Yolaldı Ortaokulu 8 / B 6 12 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 2 -0.67 2 2 1.33 5 14 0.33 21.00 42.00 6.99 126.622 8710 8710 2931 11 1

2933 443 - ELİSA MALGİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 8 8 5.33 0 3 -1.00 2 3 1.00 6 0 6.00 0 5 -1.67 3 11 -0.67 19.00 30.00 8.99 126.607 8713 8713 2933 119 13

2934 330 - AYAZ ÖZDEMİR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 9 11 5.33 27.00 63.00 5.99 126.607 8713 8713 2933 60 16

2935 1310 - MEHMET SALİH DİDİN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 3 -1.00 7 13 2.67 8 12 4.00 22.00 61.00 1.67 126.207 8719 8719 2935 40 14

2936 327 - RUKEN ÖZGEL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 6 9 3.00 1 6 -1.00 7 2 6.33 0 3 -1.00 1 4 -0.33 3 7 0.67 18.00 31.00 7.67 126.207 8719 8719 2935 66 4

2937 217 - HÜSEYİN *ŞİN
Sürekli Ortaokulu 8 / B 6 13 1.67 1 7 -1.33 5 5 3.33 2 3 1.00 1 19 -5.33 10 8 7.33 25.00 55.00 6.67 126.193 8725 8725 2937 32 5

2938 683 - VAHİD BARAN YAMAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 3 6 1.00 9 1 8.67 3 2 2.33 0 0 0.00 0 4 -1.33 4 6 2.00 19.00 19.00 12.67 126.193 8725 8725 2937 101 18

2939 662 - ŞEYMA DEMİRKAYA
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 8 12 4.00 4 3 3.00 5 3 4.00 1 3 0.00 2 10 -1.33 5 15 0.00 25.00 46.00 9.67 126.193 8725 8725 2937 75 20

2940 288 - HAYRUNİSA KARAYEL
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 6 7 3.67 4 1 3.67 1 6 -1.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 2 5 0.33 13.00 22.00 5.67 126.178 8732 8732 2940 76 18



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2941 179 - KEREM KÖSEN
ÖZEL BAHCEŞEHİR ORTAOKULU 8 / A 6 14 1.33 2 3 1.00 3 7 0.67 0 0 0.00 8 6 6.00 0 10 -3.33 19.00 40.00 5.67 126.178 8732 8732 2940 10 8

2942 100 - EDA ŞAHİN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 4 13 -0.33 3 6 1.00 3 7 0.67 2 6 0.00 2 3 1.00 7 11 3.33 21.00 46.00 5.67 126.178 8732 8732 2940 10 10

2943 120 - YİĞİT AYDOĞAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 16.00 31.00 5.67 126.178 8732 8732 2940 22 4

2944 38 - ELANUR YUSUFOĞLU
Dikmen Ortaokulu 8 / B 2 11 -1.67 4 4 2.67 6 3 5.00 1 1 0.67 6 11 2.33 6 13 1.67 25.00 43.00 10.67 126.163 8740 8740 2944 52 19

2945 488 - ŞEHADET BADAY
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 5 12 1.00 2 6 0.00 5 3 4.00 0 3 -1.00 4 11 0.33 6 11 2.33 22.00 46.00 6.66 126.133 8750 8750 2945 41 4

2946 359 - REMAS ELBEDAH
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 6 7 3.67 1 6 -1.00 7 3 6.00 2 5 0.33 2 10 -1.33 4 10 0.67 22.00 41.00 8.34 125.733 8753 8753 2946 202 23

2947 832 - OSMAN BOĞURCU İ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 6 13 1.67 13.00 26.00 4.34 125.719 8754 8754 2947 116 24

2948 545 - JİMD* EROL
Cumhuriyet Ortaokulu 0 / 0 5 9 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 4 4 2.67 2 13 -2.33 22.00 35.00 10.34 125.719 8754 8754 2947 109 1

2949 104 - HAMZA AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 6 13 1.67 13.00 26.00 4.34 125.719 8754 8754 2947 11 7

2950 116 - KETİN TUMUR
Dikmen Ortaokulu 8 / A 6 4 4.67 0 0 0.00 4 3 3.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 12.00 17.00 6.34 125.704 8760 8760 2950 53 21

2951 18 - MURAT ÇETİ N
Fırat Ortaokulu 8 / B 3 7 0.67 0 0 0.00 7 3 6.00 1 1 0.67 0 2 -0.67 4 4 2.67 15.00 17.00 9.34 125.704 8760 8760 2950 54 11

2952 95 - BAVER ERAT
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 7 2 6.33 4 6 2.00 0 5 -1.67 1 4 -0.33 5 11 1.33 23.00 41.00 9.33 125.689 8764 8764 2952 11 11

2953 226 - İBRAHİM KARACA
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 2 5 0.33 4 2 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 22.00 41.00 8.33 125.674 8765 8765 2953 34 11

2954 177 - MELEK ALP
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 6 0.00 3 8 0.33 3 12 -1.00 24.00 47.00 8.33 125.674 8765 8765 2953 110 33

2955 3 - AYŞE GÜLER
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 6 8 3.33 5 4 3.67 1 7 -1.33 2 1 1.67 0 0 0.00 3 9 0.00 17.00 29.00 7.34 125.674 8765 8765 2953 6 6

2956 61 - KEREM AKAY C
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 5 8 2.33 7 2 6.33 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 14.00 10.33 125.659 8776 8776 2956 37 18

2957 391 - EDANUR SAROHAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 2 5 0.33 3 3 2.00 3 4 1.67 3 5 1.33 4 10 0.67 21.00 41.00 7.33 125.659 8776 8776 2956 42 15

2958 403 - HİRANUR BOZ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 3 6 1.00 0 6 -2.00 1 5 -0.67 4 4 2.67 5 11 1.33 4 6 2.00 17.00 38.00 4.33 125.659 8776 8776 2956 55 18

2959 545 - ZÜMRE YAKUT
İMKB Ortaokulu 8 / C 3 12 -1.00 1 9 -2.00 4 4 2.67 1 5 -0.67 0 0 0.00 9 11 5.33 18.00 41.00 4.33 125.659 8776 8776 2956 69 17

2960 441 - YAĞMUR SOLHAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 4 -1.33 5 8 2.33 2 18 -4.00 24.00 53.00 6.33 125.644 8786 8786 2960 67 5

2961 64 - CANER Ö *AN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 8 12 4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 2 1.33 0 6 -2.00 5 11 1.33 22.00 44.00 7.32 125.644 8786 8786 2960 67 19

2962 121 - NİSANUR ELMAS
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 8 -2.67 9 11 5.33 21.00 47.00 5.33 125.630 8789 8789 2962 18 9

2963 534 - BARAN UÇKUN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 8 10 4.67 0 0 0.00 5 4 3.67 0 0 0.00 2 10 -1.33 4 12 0.00 19.00 36.00 7.01 125.230 8792 8792 2963 69 7

2964 290 - DİYAR S* IGÜL
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 4 7 1.67 2 4 0.67 5 2 4.33 3 1 2.67 0 0 0.00 3 7 0.67 17.00 21.00 10.01 125.230 8792 8792 2963 59 17

2965 141 - ABDURRAHİM ACAR
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 7 13 2.67 18.00 42.00 4.00 125.215 8795 8795 2965 56 16

2966 24 - BÜNYAMİN DAĞDELEN
Sürekli Ortaokulu 8 / D 7 9 4.00 7 3 6.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 1 9 -2.00 4 13 -0.33 25.00 39.00 12.01 125.215 8795 8795 2965 33 4

2967 41 - MELİKE DEMİR
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 6 6 4.00 0 5 -1.67 1 3 0.00 2 2 1.33 0 4 -1.33 3 4 1.67 12.00 24.00 4.00 125.215 8795 8795 2965 35 11

2968 106 - YÜKSEL CAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 6 12 2.00 5 15 0.00 25.00 60.00 5.01 125.200 8799 8799 2968 117 22

2969 101 - LENA ÇEÇEN
Eymirli Ortaokulu 8 / A 3 4 1.67 1 2 0.33 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 10.00 12.00 6.00 125.200 8799 8799 2968 12 12

2970 0 - EMİOE ECRİN YI MAZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 6 9 3.00 3 2 2.33 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 15.00 8.00 125.185 8802 8802 2970 120 19

2971 1457 - RO*ALDO
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 5 14 0.33 2 6 0.00 5 2 4.33 1 1 0.67 4 15 -1.00 7 10 3.67 24.00 48.00 8.00 125.185 8802 8802 2970 43 5

2972 206 - GÜLBİN BOZAN
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 5 11 1.33 3 6 1.00 5 4 3.67 1 2 0.33 4 4 2.67 3 12 -1.00 21.00 39.00 8.00 125.185 8802 8802 2970 7 7

2973 525 - NURCAN KORHAN
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 7 6 5.00 3 3 2.00 4 3 3.00 1 3 0.00 1 12 -3.00 4 9 1.00 20.00 36.00 8.00 125.185 8802 8802 2970 14 14

2974 269 - PELDA ÖZTÜRK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 5 9 2.00 0 6 -2.00 2 3 1.00 1 1 0.67 1 3 0.00 6 11 2.33 15.00 33.00 4.00 125.170 8812 8812 2974 102 19

2975 715 - POLAT ÖNER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 6 4 4.67 3 5 1.33 3 4 1.67 1 15 -4.00 5 8 2.33 26.00 48.00 10.00 125.170 8812 8812 2974 182 23

2976 385 - MAHMUT ASLAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 4 4 2.67 2 3 1.00 3 2 2.33 1 2 0.33 3 5 1.33 1 5 -0.67 14.00 21.00 6.99 125.156 8817 8817 2976 60 13

2977 260 - HASAN ACAR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 4 5 2.33 4 2 3.33 5 2 4.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 2 5 0.33 15.00 15.00 9.99 125.156 8817 8817 2976 103 14

2978 330 - LAVİN ABDİ
Fırat Ortaokulu 8 / A 7 12 3.00 1 2 0.33 8 2 7.33 5 3 4.00 2 12 -2.00 5 14 0.33 28.00 45.00 12.99 125.156 8817 8817 2976 55 13

2979 1104 - YUSUF BİÇER
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 3 5 1.33 3 6 1.00 2 6 0.00 4 12 0.00 6 14 1.33 24.00 54.00 5.99 125.141 8822 8822 2979 203 24

2980 188 - ZEYNO ASAN
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 6 11 2.33 1 3 0.00 4 3 3.00 7 3 6.00 2 5 0.33 3 11 -0.67 23.00 36.00 10.99 125.126 8827 8827 2980 10 7

2981 216 - SULTAN KAYMAZ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 10 0.67 7 13 2.67 26.00 58.00 6.68 124.741 8830 8830 2981 70 8

2982 24 - BEKİR AYDIN
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 2 10 -1.33 1 5 -0.67 3 3 2.00 3 3 2.00 1 4 -0.33 8 9 5.00 18.00 34.00 6.67 124.726 8832 8832 2982 7 6

2983 50 - ASMİN BİLEN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 7 13 2.67 29.00 58.00 9.67 124.726 8832 8832 2982 111 34

2984 460 - ROJİNNUR YİĞİT
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 7 13 2.67 0 0 0.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 19.00 31.00 8.67 124.711 8834 8834 2984 121 14

2985 531 - YAĞMUR ARİÇ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 29.00 61.00 8.67 124.711 8834 8834 2984 121 8

2986 34600 - MEHMET TAŞKAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 29.00 61.00 8.67 124.711 8834 8834 2984 58 21

2987 641 - NİSA SAĞLAM
İnkılap Ortaokulu 8 / D 6 9 3.00 0 0 0.00 4 6 2.00 0 0 0.00 4 6 2.00 2 10 -1.33 16.00 31.00 5.67 124.711 8834 8834 2984 58 22

2988 454 - BERİTAN BAŞBOĞA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 8 12 4.00 29.00 61.00 8.67 124.711 8834 8834 2984 93 18

2989 145 - ÖSMAN AK
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 6 7 3.67 7 2 6.33 5 4 3.67 0 0 0.00 1 1 0.67 2 14 -2.67 21.00 28.00 11.67 124.711 8834 8834 2984 10 10



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

2990 1103 - ENES ERTAŞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 3 15 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 11 2.33 7 13 2.67 27.00 58.00 7.67 124.696 8850 8850 2990 123 17

2991 317 - FATMA SİNER
İstiklal Ortaokulu 8 / B 8 9 5.00 0 0 0.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 15.00 31.00 4.67 124.696 8850 8850 2990 32 12

2992 851 - MUHAMMEDSAİD EL İSA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 1 0 1.00 0 1 -0.33 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 12.00 13.00 7.67 124.696 8850 8850 2990 118 21

2993 144 - EMİRHAN ÇIKMAN
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 4 4 2.67 4 4 2.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 4 12 0.00 24.00 49.00 7.67 124.696 8850 8850 2990 35 6

2994 129 - MENESA KILIÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 15 -2.00 7 12 3.00 29.00 55.00 10.67 124.696 8850 8850 2990 15 11

2995 578 - ÖMER İL AN
İMKB Ortaokulu 8 / D 9 10 5.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 12 -3.00 5 8 2.33 20.00 55.00 1.67 124.696 8850 8850 2990 70 13

2996 455 - GÜLCAN SULHAN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 3 10 -0.33 1 5 -0.67 5 2 4.33 3 2 2.33 2 10 -1.33 7 8 4.33 21.00 37.00 8.66 124.696 8850 8850 2990 59 15

2997 786 - MAHİRSAVCI
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 9 11 5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 124.696 8850 8850 2990 183 27

2998 0 - YUNUS EMRE DEMİRCAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 34.00 4.67 124.696 8850 8850 2990 94 15

2999 1910 - AHMET ABİÇ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 6 11 2.33 3 5 1.33 7 2 6.33 1 0 1.00 0 3 -1.00 4 10 0.67 21.00 31.00 10.66 124.681 8867 8867 2999 44 6

3000 395 - AKDEMİR
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 2 10 -1.33 1 5 -0.67 3 2 2.33 0 3 -1.00 0 0 0.00 7 5 5.33 13.00 25.00 4.66 124.681 8867 8867 2999 57 14

3001 0 - MEDİNE YILDIRIM
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 2 7 -0.33 1 6 -1.00 3 7 0.67 6 13 1.67 3 17 -2.67 23.00 58.00 3.67 124.681 8867 8867 2999 16 9

3002 72 - M ENES ÖZKAN
Başak Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 3 1.00 2 18 -4.00 26.00 49.00 9.67 124.681 8867 8867 2999 16 8

3003 427 - YUSUF KURTCEBE
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 3 12 -1.00 1 4 -0.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 2 2 1.33 6 6 4.00 12.00 25.00 3.67 124.681 8867 8867 2999 104 19

3004 92 - BERİTAN KARA AŞ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 13 6 11.00 2 2 1.33 4 5 2.33 2 3 1.00 0 12 -4.00 1 15 -4.00 22.00 43.00 7.66 124.681 8867 8867 2999 32 15

3005 76 - YUSUF KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 23.00 67.00 0.66 124.667 8879 8879 3005 27 18

3006 334 - EMİRHAN BOZAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 3 1.00 0 0 0.00 21.00 34.00 9.66 124.667 8879 8879 3005 184 21

3007 298 - NECLANUR ERKEK
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 4 12 0.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 6 -2.00 1 5 -0.67 7 12 3.00 24.00 43.00 9.66 124.667 8879 8879 3005 37 22

3008 1897 - HAMDULLAH ABİÇ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 124.652 8892 8892 3008 45 16

3009 945 - YUSUF KAYMAZ
Mezopotamya Ortaokulu 0 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 29.00 61.00 8.66 124.652 8892 8892 3008 71 1

3010 246 - NURULLAH SELÇUK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 5 14 0.33 9 1 8.67 4 6 2.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 24.00 37.00 11.66 124.652 8892 8892 3008 112 31

3011 558 - FİRDEVS KILIÇ
İnkılap Ortaokulu 8 / D 3 9 0.00 0 0 0.00 4 6 2.00 0 0 0.00 5 5 3.33 1 2 0.33 13.00 22.00 5.66 124.652 8892 8892 3008 60 23

3012 390 - DILAN SEVINÇ HÜSEYİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 6 14 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 8 0.33 5 15 0.00 29.00 52.00 11.65 124.637 8897 8897 3012 124 19

3013 285 - BERAT PİLİS
Işıklar Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 8 1.33 24.00 58.00 4.65 124.622 8899 8899 3013 38 19

3014 101 - HİRA ERGÜN
Işıklar Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 1 3.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 1 1.67 1 6 -1.00 16.00 29.00 6.34 124.237 8903 8903 3014 39 20

3015 469 - MELEK KARATAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 7 3 6.00 2 4 0.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 23.00 8.34 124.222 8908 8908 3015 113 15

3016 214 - MUHAMMED ÖZTÜRK
Vatan Ortaokulu 8 / D 4 11 0.33 3 4 1.67 1 7 -1.33 3 5 1.33 0 1 -0.33 7 10 3.67 18.00 38.00 5.34 124.222 8908 8908 3015 69 13

3017 129 - İSHAK ÖZ
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 7 8 4.33 3 5 1.33 6 3 5.00 1 5 -0.67 2 10 -1.33 3 10 -0.33 22.00 41.00 8.33 124.207 8914 8914 3017 22 9

3018 211 - ELİF ÖZSOY
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 3 11 -0.67 3 5 1.33 3 4 1.67 3 5 1.33 2 10 -1.33 7 6 5.00 21.00 41.00 7.33 124.193 8919 8919 3018 59 11

3019 0 - A * V Aİ NZ IK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 9 11 5.33 1 8 -1.67 0 10 -3.33 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 35.00 0.33 124.178 8921 8921 3019 125 20

3020 16 - MERYEM DENİZ
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 6 12 2.00 6 2 5.33 6 4 4.67 0 1 -0.33 1 8 -1.67 5 11 1.33 24.00 38.00 11.33 124.163 8926 8926 3020 11 11

3021 307 - MUHAMED MUSTAFA
GÜMÜŞ
Fırat Ortaokulu

8 / A 6 12 2.00 5 4 3.67 4 6 2.00 0 1 -0.33 4 16 -1.33 6 12 2.00 25.00 51.00 8.01 123.733 8936 8936 3021 56 14

3022 996 - YÜSRA DEMİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 3 10 -0.33 22.00 51.00 5.01 123.733 8936 8936 3021 126 13

3023 621 - ŞEVİN DURAK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 2 6 0.00 2 0 2.00 4 2 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.67 12.00 12.00 8.00 123.719 8939 8939 3023 105 15

3024 3 - ABDULLMELİK KILINÇ
Dicle Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 9 8.00 2 18 -4.00 13.00 27.00 4.00 123.704 8949 8949 3024 53 22

3025 94 - YUSUF CEVHER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 2 1.33 5 15 0.00 10 10 6.67 24.00 60.00 4.00 123.704 8949 8949 3024 119 12

3026 0 - MERT POZRAZ ACAR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 4.00 0 0 0.00 8.00 12.00 4.00 123.704 8949 8949 3024 185 14

3027 164 - FEYYAT ESEN
Vatan Ortaokulu 8 / B 6 11 2.33 3 3 2.00 3 4 1.67 2 5 0.33 2 4 0.67 5 15 0.00 21.00 42.00 7.00 123.704 8949 8949 3024 70 16

3028 119 - YUSUF TUNÇ
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 5 9 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 18.00 10.00 123.704 8949 8949 3024 61 14

3029 31 - İLKNUR KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 7 12 3.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 5 1.33 4 14 -0.67 5 12 1.00 25.00 57.00 5.99 123.674 8969 8969 3029 13 13

3030 47 - ABDULLAH YAKUT
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 2 5 0.33 5 3 4.00 2 3 1.00 5 9 2.00 3 11 -0.67 22.00 42.00 7.99 123.659 8973 8973 3030 33 16

3031 242 - LOKMAN AY
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 5 4 3.67 1 1 0.67 0 1 -0.33 5 15 0.00 22.00 40.00 8.68 123.259 8976 8976 3031 36 12

3032 228 - SÜLEYMAN KAYMYMAZ
Dikmen Ortaokulu 8 / C 6 4 4.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 0 3 -1.00 1 4 -0.33 2 6 0.00 11.00 25.00 2.68 123.259 8976 8976 3031 54 14

3033 156 - NURGUL ECE
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 5 4 3.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 32.00 55.00 13.68 123.244 8979 8979 3033 38 16

3034 756 - HİLAL ESEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 7 10 3.67 2 5 0.33 6 4 4.67 0 0 0.00 1 14 -3.67 7 13 2.67 23.00 46.00 7.67 123.230 8982 8982 3034 72 9

3035 205 - İBRAHİM SÖYLER
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 6 8 3.33 3 3 2.00 1 1 0.67 0 5 -1.67 1 1 0.67 2 7 -0.33 13.00 25.00 4.67 123.230 8982 8982 3034 62 15

3036 719 - OSMAN KARAASLAN
Fırat Ortaokulu 8 / E 2 5 0.33 5 2 4.33 5 1 4.67 0 0 0.00 4 7 1.67 3 10 -0.33 19.00 25.00 10.67 123.230 8982 8982 3034 57 7

3037 13 - KÜBRANUR AYDOĞAN
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 6 12 2.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 11 1.33 3 10 -0.33 24.00 52.00 6.67 123.215 8989 8989 3037 22 22

3038 0 - MUSTAFABATIN ELMAS
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 7 13 2.67 4 3 3.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 14 0.33 19.00 37.00 6.67 123.215 8989 8989 3037 61 26



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3039 198 - ZEHRA ERKUL
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 3 3 2.00 3 4 1.67 0 0 0.00 4 10 0.67 1 12 -3.00 19.00 37.00 6.67 123.215 8989 8989 3037 60 12

3040 115 - HİRANUR UÇAR
Işıklı Ortaokulu 8 / B 6 10 2.67 2 7 -0.33 6 2 5.33 1 7 -1.33 2 9 -1.00 4 8 1.33 21.00 43.00 6.67 123.215 8989 8989 3037 16 12

3041 395 - ALİ ŞAHİNN
İnkılap Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 4 4 2.67 2 7 -0.33 3 5 1.33 4 9 1.00 3 16 -2.33 24.00 52.00 6.67 123.215 8989 8989 3037 61 15

3042 115 - SAYHAR RABİA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 5 8 2.33 7 2 6.33 6 2 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 20.00 22.00 12.66 123.200 9000 9000 3042 70 9

3043 37 - AHMED URTEKİN
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 0 1.00 0 2 -0.67 6 14 1.33 20.00 43.00 5.67 123.200 9000 9000 3042 11 11

3044 172 - SELMAN EFE
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 5 10 1.67 2 6 0.00 7 3 6.00 1 2 0.33 0 5 -1.67 6 11 2.33 21.00 37.00 8.66 123.185 9004 9004 3044 13 11

3045 41 - ASİ DURSUN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 2 10 -1.33 4 4 2.67 4 5 2.33 6 2 5.33 0 2 -0.67 4 2 3.33 20.00 25.00 11.66 123.185 9004 9004 3044 63 18

3046 7 - FERHAT AYDIN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 5 6 3.00 4 2 3.33 3 4 1.67 0 0 0.00 3 8 0.33 2 8 -0.67 17.00 28.00 7.66 123.170 9011 9011 3046 34 18

3047 244 - MÜBAREK SEVÜK
Yolaldı Ortaokulu 8 / B 5 5 3.33 2 4 0.67 1 4 -0.33 1 5 -0.67 1 5 -0.67 3 5 1.33 13.00 28.00 3.66 123.156 9014 9014 3047 12 2

3048 603 - ALİ EKBER OMUK
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 4 10 0.67 0 6 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 10 -0.33 6 7 3.67 19.00 47.00 3.34 122.770 9018 9018 3048 14 14

3049 168 - *USUF KARADAĞ
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 4 7 1.67 1 4 -0.33 0 5 -1.67 8 0 8.00 3 7 0.67 2 6 0.00 18.00 29.00 8.34 122.756 9019 9019 3049 23 14

3050 769 - MUHAMMED YILMAZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 10 10 6.67 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 122.756 9019 9019 3049 127 9

3051 495 - NİSANUR SANCAK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 3 4 1.67 4 6 2.00 2 5 0.33 0 1 -0.33 0 3 -1.00 5 7 2.67 14.00 26.00 5.34 122.756 9019 9019 3049 46 9

3052 1541 - ESRA ÖNER
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 1 5 -0.67 4 3 3.00 1 4 -0.33 4 10 0.67 4 10 0.67 19.00 41.00 5.34 122.756 9019 9019 3049 204 25

3053 267 - EMİNE DEĞER
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 122.741 9026 9026 3053 11 8

3054 132 - ABDULSAMET AKSOY
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 5 7 2.67 0 0 0.00 6 1 5.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 3 9 0.00 14.00 20.00 7.34 122.741 9026 9026 3053 35 17

3055 639 - ROBİN DEMİRCAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 6 12 2.00 4 2 3.33 2 5 0.33 2 3 1.00 0 0 0.00 4 10 0.67 18.00 32.00 7.33 122.726 9032 9032 3055 77 15

3056 956 - OZAN TÜRKASLAN
ÖZEL ÇAĞIN ETİK ORTAOKULU 8 / A 7 12 3.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 0 2 -0.67 1 4 -0.33 3 9 0.00 20.00 38.00 7.33 122.726 9032 9032 3055 6 6

3057 746 - GAMZE ÇAKIL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 28.00 62.00 7.33 122.726 9032 9032 3055 73 10

3058 313 - ENSAR AYKAL
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 28.00 62.00 7.33 122.726 9032 9032 3055 58 15

3059 102 - GÜLAY AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 5 3 4.00 4 4 2.67 2 4 0.67 3 10 -0.33 2 11 -1.67 23.00 41.00 9.34 122.726 9032 9032 3055 12 8

3060 1437 - EYÜPCAN DEMİR
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.33 122.711 9049 9049 3060 47 7

3061 1279 - TUANNA ÇETİT AŞ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 9 11 5.33 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.33 122.711 9049 9049 3060 47 7

3062 145 - GAMZE ÇELİK
Dicle Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 13 1.67 27.00 62.00 6.33 122.711 9049 9049 3060 54 13

3063 177 - HAVİN KARİPÇİN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 4 3 3.00 5 5 3.33 1 0 1.00 1 3 0.00 2 11 -1.67 20.00 32.00 9.33 122.711 9049 9049 3060 59 17

3064 475 - BÜNYAMİN JOUNYİR
İstiklal Ortaokulu 8 / C 4 15 -1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 27.00 62.00 6.33 122.711 9049 9049 3060 33 9

3065 854 - ASMİN BİÇAK
Arıklı Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 1 6 -1.00 4 5 2.33 3 3 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 19.00 38.00 6.33 122.711 9049 9049 3060 15 13

3066 24 - BİLAL TUTAL
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.33 122.711 9049 9049 3060 27 12

3067 453 - BARIŞ KOYLAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 122.711 9049 9049 3060 95 19

3068 319 - FATİH TERİM
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 3 7 0.67 3 2 2.33 9 1 8.67 1 2 0.33 0 3 -1.00 2 2 1.33 18.00 17.00 12.33 122.711 9049 9049 3060 205 18

3069 158 - ZEYNEP GÜMÜŞ
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 8 10 4.67 2 6 0.00 4 5 2.33 3 6 1.00 4 11 0.33 3 15 -2.00 24.00 53.00 6.33 122.711 9049 9049 3060 11 11

3070 246 - YASİN OĞUR
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 4 14 -0.67 3 7 0.67 4 4 2.67 4 4 2.67 4 11 0.33 7 13 2.67 26.00 53.00 8.34 122.711 9049 9049 3060 78 24

3071 280 - AHMET DEMİR
Fırat Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 122.711 9049 9049 3060 58 12

3072 503 - EMİRHAN ÖZMEN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 3 11 -0.67 4 4 2.67 5 5 3.33 0 0 0.00 1 4 -0.33 7 11 3.33 20.00 35.00 8.33 122.696 9065 9065 3072 79 16

3073 129 - UMUT AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 5 3 4.00 4 4 2.67 2 8 -0.67 7 11 3.33 3 15 -2.00 26.00 53.00 8.33 122.696 9065 9065 3072 13 9

3074 38 - BEDRAN KAYA
Vatan Ortaokulu 8 / D 2 5 0.33 3 3 2.00 4 1 3.67 1 2 0.33 1 5 -0.67 5 7 2.67 16.00 23.00 8.33 122.696 9065 9065 3072 71 14

3075 1494 - ELİF TEKİN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 15 0.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 122.681 9070 9070 3075 49 10

3076 729 - İREME*UVEN
İMKB Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 15 0.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 122.681 9070 9070 3075 71 18

3077 2 - BİLAL BOZAN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 7 8 4.33 4 0 4.00 5 1 4.67 1 3 0.00 0 6 -2.00 2 8 -0.67 19.00 26.00 10.33 122.681 9070 9070 3075 12 12

3078 366 - SUDENAZ EROL
Vatan Ortaokulu 8 / C 6 8 3.33 1 5 -0.67 4 3 3.00 3 2 2.33 0 0 0.00 2 8 -0.67 16.00 26.00 7.32 122.667 9075 9075 3078 72 22

3079 80 - BÜN *MİN KARAK
Dicle Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 6 14 1.33 6 14 1.33 25.00 65.00 3.32 122.652 9077 9077 3079 55 14

3080 69 - RECEP TAYIP ABDULLAH
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 25.00 65.00 3.32 122.652 9077 9077 3079 96 23

3081 183 - TERFA GÜNEŞ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 0 2 -0.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 5 11 1.33 16.00 29.00 6.32 122.652 9077 9077 3079 14 12

3082 7 - İHSAN ÖRNEK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 7 7 4.67 2 1 1.67 2 2 1.33 4 0 4.00 1 10 -2.33 2 7 -0.33 18.00 27.00 9.01 122.281 9082 9082 3082 128 14

3083 878 - SERHAT DAMAR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 8 11 4.33 6 4 4.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 3 10 -0.33 2 10 -1.33 20.00 39.00 7.01 122.252 9086 9086 3083 74 20

3084 52 - HAYRUNİSA URAL
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 3 3.00 7 13 2.67 2 18 -4.00 27.00 60.00 7.00 122.237 9089 9089 3084 37 7

3085 68 - ASLI SAZAN
İMKB Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 5 0.33 4 9 1.00 8 12 4.00 23.00 57.00 4.00 122.237 9089 9089 3084 72 11

3086 799 - KAMİL ORAL
Fırat Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 3 5 1.33 3 15 -2.00 7 12 3.00 24.00 60.00 4.00 122.237 9089 9089 3084 59 11

3087 71 - HEDLA KAYA
Sürekli Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 3 7 0.67 7 3 6.00 1 2 0.33 2 11 -1.67 6 10 2.67 24.00 45.00 9.00 122.222 9096 9096 3087 34 6
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3088 1003 - HATUN ARSLAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 3 6 1.00 5 2 4.33 6 2 5.33 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 15.00 11.99 122.207 9102 9102 3088 64 19

3089 298 - İSKAN OĞUZ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 12.00 5.00 122.207 9102 9102 3088 36 15

3090 215 - MEHMET AKTÜRK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 4 4 2.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 1 11 -2.67 4 11 0.33 23.00 39.00 10.00 122.193 9106 9106 3090 97 19

3091 709 - JEHAT GÜÇLÜ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 5 13 0.67 2 6 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 13 1.67 23.00 52.00 5.68 121.793 9113 9113 3091 80 21

3092 483 - HASAN ERDEM
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 13 0.67 13.00 25.00 4.67 121.763 9116 9116 3092 60 16

3093 11 - İLAF FADİL ALHARBİ
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 1 5 -0.67 7 0 7.00 3 4 1.67 2 10 -1.33 5 6 3.00 18.00 25.00 9.67 121.748 9120 9120 3093 12 12

3094 669 - YUSUF DEMİRKIRAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 1.67 5 9 2.00 8.00 13.00 3.67 121.748 9120 9120 3093 120 23

3095 510 - MENSUR ÖZCAN
Fırat Ortaokulu 8 / B 4 6 2.00 1 6 -1.00 2 5 0.33 5 1 4.67 1 6 -1.00 3 4 1.67 16.00 28.00 6.67 121.748 9120 9120 3093 60 13

3096 106 - YASEMİN BOZAN
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 2 16 -3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 2 1.33 3 6 1.00 6 6 4.00 23.00 40.00 9.66 121.733 9127 9127 3096 8 8

3097 66 - SADİYE AKİKOL
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 5 11 1.33 5 4 3.67 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 15.00 22.00 7.67 121.719 9134 9134 3097 15 15

3098 170 - SUDENAZ TURĞAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 7 12 3.00 3 6 1.00 4 5 2.33 0 2 -0.67 0 2 -0.67 5 13 0.67 19.00 40.00 5.66 121.719 9134 9134 3097 186 15

3099 323 - SÜMEYYE BULUT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 8 12 4.00 6 14 1.33 22.00 58.00 2.66 121.719 9134 9134 3097 98 16

3100 25 - DİLAN DUMAN
Başak Ortaokulu 8 / A 7 9 4.00 2 6 0.00 2 8 -0.67 3 3 2.00 0 5 -1.67 4 9 1.00 18.00 40.00 4.66 121.704 9141 9141 3100 17 9

3101 11 - DİYAR DURSUN
Çağıl Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 3 0.00 3 2 2.33 6 14 1.33 23.00 46.00 7.66 121.704 9141 9141 3100 11 11

3102 36 - HALİT CENGİZ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 6 9 3.00 1 0 1.00 5 5 3.33 3 6 1.00 1 2 0.33 0 3 -1.00 16.00 25.00 7.66 121.704 9141 9141 3100 71 9

3103 107 - ŞEYMA YILMAZ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 5 2 4.33 1 7 -1.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 3 8 0.33 15.00 31.00 4.66 121.704 9141 9141 3100 37 12

3104 0 - ABDULKADİR SAYIR
Dicle Ortaokulu 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 -0.67 8 11 4.33 12.00 25.00 3.66 121.689 9149 9149 3104 56 3

3105 45 - AYAZ ÇEÇEN
Eymirli Ortaokulu 8 / A 4 9 1.00 8 2 7.33 3 4 1.67 4 3 3.00 2 2 1.33 3 14 -1.67 24.00 34.00 12.66 121.689 9149 9149 3104 13 13

3106 624 - MUSTAFA EMER
İnkılap Ortaokulu 8 / A 4 6 2.00 2 1 1.67 6 2 5.33 1 0 1.00 1 5 -0.67 2 5 0.33 16.00 19.00 9.66 121.689 9149 9149 3104 62 16

3107 272 - CELAL KARTAL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 6 8 3.33 3 11 -0.67 19.00 49.00 2.65 121.659 9153 9153 3107 106 18

3108 983 - YAREN AKIN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 7 13 2.67 0 0 0.00 5 5 3.33 2 1 1.67 0 1 -0.33 5 15 0.00 19.00 35.00 7.34 121.274 9156 9156 3108 129 15

3109 639 - RECEP DEMİRCAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 3 7 0.67 8 1 7.67 4 6 2.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 2 4 0.67 17.00 20.00 10.34 121.274 9156 9156 3108 65 18

3110 796 - SULTAN EMLEK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 7 3 6.00 6 4 4.67 1 0 1.00 3 15 -2.00 5 15 0.00 29.00 50.00 12.34 121.259 9163 9163 3110 75 11

3111 407 - ELİF ÜZÜMCÜ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 4 7 1.67 0 0 0.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.00 12.00 17.00 6.34 121.259 9163 9163 3110 206 23

3112 180 - BATUHAN TARHAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 6 1.00 4 10 0.67 3 3 2.00 22.00 47.00 6.33 121.244 9171 9171 3112 130 10

3113 609 - İSA AYDIN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 24.00 65.00 2.34 121.244 9171 9171 3112 130 16

3114 382 - MERYEM BAKIŞ
Dicle Ortaokulu 8 / C 4 10 0.67 4 1 3.67 2 3 1.00 3 4 1.67 2 2 1.33 5 15 0.00 20.00 35.00 8.34 121.244 9171 9171 3112 57 23

3115 380 - İREM KANDEMİR
İstiklal Ortaokulu 8 / C 5 6 3.00 0 1 -0.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 12 1.00 11.00 26.00 2.34 121.244 9171 9171 3112 34 10

3116 730 - MUHAMMED HASAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 6 4 4.67 9 1 8.67 2 3 1.00 5 15 0.00 5 11 1.33 31.00 50.00 14.34 121.244 9171 9171 3112 121 23

3117 114 - MEHMED AHMED
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 35.00 2.33 121.230 9183 9183 3117 132 16

3118 0 - * DULLAH HASO
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 1 5 -0.67 1 2 0.33 0 4 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 23.00 2.33 121.230 9183 9183 3117 50 11

3119 78 - İLAYDA KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / A 7 9 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 5 -1.67 1 9 -2.00 4 9 1.00 20.00 44.00 5.33 121.230 9183 9183 3117 35 7

3120 312 - MERT ÇALİ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 5 -1.67 6 14 1.33 7 13 2.67 23.00 62.00 2.33 121.230 9183 9183 3117 107 19

3121 646 - HEDYE SARIBOĞA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 1 7 -1.33 2 2 1.33 1 4 -0.33 2 2 1.33 4 3 3.00 3 5 1.33 13.00 23.00 5.33 121.230 9183 9183 3117 107 20

3122 34 - 
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 6 11 2.33 3 6 1.00 5 3 4.00 0 0 0.00 1 2 0.33 4 13 -0.33 19.00 35.00 7.33 121.215 9192 9192 3122 6 6

3123 72 - İSİMSİS
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 4 2 3.33 0 0 0.00 2 3 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 5.00 4.33 121.215 9192 9192 3122 61 18

3124 464 - ÖMER FARUK YILDI IM
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 3 12 -1.00 2 6 0.00 2 6 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 7 8 4.33 15.00 32.00 4.33 121.215 9192 9192 3122 122 22

3125 241 - ZEYNEP ÇAKAR
Dikmen Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 4 6 2.00 3 6 1.00 3 7 0.67 2 14 -2.67 5 11 1.33 25.00 56.00 6.33 121.200 9200 9200 3125 55 15

3126 388 - MEHMET EMİN KAYA
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 8 11 4.33 7 2 6.33 7 2 6.33 5 2 4.33 1 12 -3.00 2 12 -2.00 30.00 41.00 16.32 121.200 9200 9200 3125 66 16

3127 92 - SERAP TAK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 26.00 54.00 8.01 120.800 9202 9202 3127 99 24

3128 9 - ABD LHALUK DEMİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 27.00 63.00 6.01 120.770 9207 9207 3128 133 8

3129 0 - NURCAN ÖZKAN
Başak Ortaokulu 8 / A 1 6 -1.00 1 4 -0.33 1 4 -0.33 1 3 0.00 4 3 3.00 3 4 1.67 11.00 24.00 3.01 120.770 9207 9207 3128 18 10

3130 122 - ZİLAN BORAN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 3 1.00 7 13 2.67 21.00 54.00 3.01 120.770 9207 9207 3128 11 11

3131 591 - MUSTAFA KARACA
İMKB Ortaokulu 8 / E 4 16 -1.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 4 0.67 1 1 0.67 6 14 1.33 26.00 42.00 12.01 120.770 9207 9207 3128 73 12

3132 900 - NEHİR GÜÇLÜ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 0 10 -3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 33.00 6.01 120.770 9207 9207 3128 207 21

3133 11 - HATİP SEVGİ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 1 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 27.00 6.01 120.770 9207 9207 3128 19 9

3134 165 - OZAN SARIBOĞA
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 6 13 1.67 3 17 -2.67 29.00 60.00 9.00 120.756 9219 9219 3134 15 13

3135 98 - AYLİNDAĞLI
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 27.00 63.00 6.00 120.756 9219 9219 3134 11 11

3136 979 - ROBİN MERT BİLEN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 3 7 0.67 3 3 2.00 2 2 1.33 0 0 0.00 1 2 0.33 4 7 1.67 13.00 21.00 6.00 120.756 9219 9219 3134 208 21
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3137 35 - HELEN NUR YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 1 3 0.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 4 6 2.00 22.00 30.00 12.00 120.756 9219 9219 3134 9 9

3138 465 - ABDUSSAMET KALKAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 25.00 60.00 5.00 120.741 9230 9230 3138 134 18

3139 307 - ELİF ÇELİK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 120.741 9230 9230 3138 76 6

3140 79 - HAMZA TUMUR
Dikmen Ortaokulu 8 / A 4 7 1.67 0 0 0.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 15.00 21.00 8.00 120.741 9230 9230 3138 56 22

3141 0 - HARUN YAMAN
İMKB Ortaokulu 8 / D 8 12 4.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 6 13 1.67 27.00 57.00 8.00 120.741 9230 9230 3138 74 14

3142 462 - HADİSE G KÇEN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 7 10 3.67 2 3 1.00 3 6 1.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 12.00 21.00 5.00 120.741 9230 9230 3138 63 16

3143 98 - LEYLA AYDIN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 120.741 9230 9230 3138 16 14

3144 56 - LOKMAN AKBABA
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 120.741 9230 9230 3138 62 10

3145 569 - SERHAT DOĞU
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 2 12 -2.00 1 5 -0.67 4 4 2.67 0 0 0.00 2 2 1.33 5 4 3.67 14.00 27.00 5.00 120.741 9230 9230 3138 62 12

3146 792 - MUHAMMED ÇEVİK
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 8 12 4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 120.741 9230 9230 3138 62 14

3147 392 - ELANUR SAROHAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 10 10 6.67 3 17 -2.67 24.00 66.00 1.99 120.726 9250 9250 3147 51 17

3148 22 - BURAK TEZDÖNEN
Başak Ortaokulu 8 / A 6 8 3.33 1 6 -1.00 4 6 2.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 4 11 0.33 15.00 33.00 4.00 120.726 9250 9250 3147 19 11

3149 100 - KUSEY DER İŞ
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 5 8 2.33 0 4 -1.33 4 3 3.00 2 1 1.67 1 2 0.33 3 9 0.00 15.00 27.00 6.00 120.711 9259 9259 3149 17 8

3150 172 - NOFA ÇAKAR
Dikmen Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 1 3 0.00 4 14 -0.67 25.00 45.00 9.99 120.711 9259 9259 3149 57 23

3151 172 - YAKUP KİNO
Işıklar Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 6 -2.00 0 6 -2.00 6 14 1.33 21.00 51.00 3.99 120.711 9259 9259 3149 40 21

3152 371 - AHMET KADO
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 21.00 39.00 7.98 120.667 9266 9266 3152 12 4

3153 833 - YUSUF SÜER
Arıklı Ortaokulu 8 / A 3 6 1.00 4 4 2.67 2 6 0.00 2 5 0.33 1 4 -0.33 3 3 2.00 15.00 28.00 5.67 120.267 9271 9271 3153 16 14

3154 123 - HEKZANA ALAN
Zergan Ortaokulu 8 / C 4 13 -0.33 2 7 -0.33 7 3 6.00 1 3 0.00 4 9 1.00 5 11 1.33 23.00 46.00 7.67 120.252 9276 9276 3154 78 24

3155 293 - ÖZGÜR VARLI
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 5 0.33 8 12 4.00 4 16 -1.33 23.00 64.00 1.66 120.237 9286 9286 3155 77 7

3156 248 - SEMANUR ÖNCEL
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 0 3.00 0 2 -0.67 3 10 -0.33 18.00 40.00 4.66 120.237 9286 9286 3155 38 8

3157 233 - MELİSANURBARIŞ
Yolaldı Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 4 6 2.00 3 4 1.67 1 1 0.67 0 6 -2.00 5 9 2.00 18.00 34.00 6.67 120.237 9286 9286 3155 13 3

3158 442 - ENES SÖYLEMEZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 3 9 0.00 7 2 6.33 5 5 3.33 4 4 2.67 0 0 0.00 4 11 0.33 23.00 31.00 12.66 120.222 9293 9293 3158 209 16

3159 134 - RUMEYSA
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 5 15 0.00 3 2 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 3 2 2.33 3 11 -0.67 20.00 34.00 8.66 120.207 9296 9296 3159 13 13

3160 937 - MURAT YILDIZ
Doyuran Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 4 2 3.33 2 4 0.67 0 0 0.00 5 9 2.00 4 16 -1.33 21.00 44.00 6.34 119.793 9299 9299 3160 12 12

3161 327 - MEHMET DEMİR
Vatan Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 5 4 3.67 6.00 8.00 3.34 119.793 9299 9299 3160 73 15

3162 0 - İBO KERTİŞ
Zergan Ortaokulu 8 / B 8 10 4.67 2 4 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 3 7 0.67 2 14 -2.67 19.00 41.00 5.34 119.778 9306 9306 3162 79 27

3163 934 - SİNAN MALGİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / F 9 11 5.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 3 0.00 1 7 -1.33 3 16 -2.33 24.00 47.00 8.34 119.778 9306 9306 3162 78 21

3164 666 - ŞÜKRAN ARIS
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 5 7 2.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 3 5 1.33 9.00 20.00 2.34 119.778 9306 9306 3162 123 13

3165 472 - ESMANUR AYDIN
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 7 10 3.67 5 5 3.33 6 4 4.67 1 7 -1.33 3 8 0.33 2 13 -2.33 24.00 47.00 8.34 119.778 9306 9306 3162 13 5

3166 1666 - ABDULKERİM BOZAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 7 3 6.00 5 1 4.67 0 0 0.00 1 6 -1.00 1 6 -1.00 21.00 29.00 11.34 119.778 9306 9306 3162 61 16

3167 415 - MEDİNE GÜNSEL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 5 7 2.67 1 5 -0.67 3 3 2.00 2 2 1.33 2 7 -0.33 3 8 0.33 16.00 32.00 5.33 119.763 9314 9314 3167 109 20

3168 516 - SAMET TARHAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 8 8 5.33 1 4 -0.33 6 4 4.67 0 1 -0.33 1 6 -1.00 1 9 -2.00 17.00 32.00 6.34 119.748 9317 9317 3168 110 14

3169 56 - ŞERİF AYDOĞAN
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 6 11 2.33 4 6 2.00 5 3 4.00 0 2 -0.67 3 4 1.67 3 15 -2.00 21.00 41.00 7.33 119.748 9317 9317 3168 7 7

3170 34 - EIİF KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 2 3 1.00 1 1 0.67 3 4 1.67 2 1 1.67 0 0 0.00 3 5 1.33 11.00 14.00 6.34 119.748 9317 9317 3168 28 19

3171 33600 - DİCLE BULU
İstiklal Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 1 7 -1.33 1 7 -1.33 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 26.00 3.34 119.748 9317 9317 3168 35 13

3172 124 - VECDİ MUSTAFA
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 3 6 1.00 6 3 5.00 1 5 -0.67 2 5 0.33 3 10 -0.33 21.00 41.00 7.33 119.748 9317 9317 3168 13 13

3173 0 - HARUN YILMAZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 4 6 2.00 3 2 2.33 2 3 1.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 11.00 7.33 119.748 9317 9317 3168 124 24

3174 1522 - ENES ALPASLAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 5 14 0.33 8 2 7.33 4 6 2.00 0 4 -1.33 6 4 4.67 2 17 -3.67 25.00 47.00 9.33 119.733 9327 9327 3174 52 18

3175 112 - ZAFER KARADENİZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 11 1.33 5 9 2.00 10.00 20.00 3.33 119.733 9327 9327 3174 125 25

3176 481 - İREM KORHAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 5 5 3.33 1 4 -0.33 5 5 3.33 2 3 1.00 0 0 0.00 2 9 -1.00 15.00 26.00 6.33 119.733 9327 9327 3174 210 22

3177 21 - CAHİDEK APLAN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 5 11 1.33 10.00 20.00 3.33 119.733 9327 9327 3174 17 3

3178 7 - AHMET MUSTAFA KILIÇ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 3 4 1.67 5 5 3.33 5 1 4.67 0 0 0.00 1 2 0.33 1 5 -0.67 15.00 17.00 9.33 119.733 9327 9327 3174 65 11

3179 240 - HASAN ÖGEL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / 0 6 14 1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 6 0.00 2 14 -2.67 7 13 2.67 28.00 56.00 9.33 119.733 9327 9327 3174 62 1

3180 648 - AMİNE ÖZÇELİK
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 7 11 3.33 2 8 -0.67 6 3 5.00 1 4 -0.33 0 1 -0.33 4 14 -0.67 20.00 41.00 6.33 119.733 9327 9327 3174 81 17

3181 178 - FATMANUR TÜRKAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 4 8 1.33 2 3 1.00 0 3 -1.00 7 1 6.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 18.00 29.00 8.33 119.719 9341 9341 3181 61 13

3182 41 - İSLAM SARUHAN
Çağıl Ortaokulu 8 / A 1 14 -3.67 6 4 4.67 4 4 2.67 1 5 -0.67 4 3 3.00 4 5 2.33 20.00 35.00 8.33 119.719 9341 9341 3181 12 12

3183 77 - HAMZA ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 4 2 3.33 5 5 3.33 1 3 0.00 0 3 -1.00 2 8 -0.67 18.00 29.00 8.32 119.704 9348 9348 3183 58 20

3184 379 - KÜBRA ÇAPAT
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 8 7 5.67 2 5 0.33 3 4 1.67 1 6 -1.00 0 7 -2.33 2 7 -0.33 16.00 36.00 4.01 119.319 9351 9351 3184 67 17

3185 61 - MELİKE ÖZMEN
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 4 11 0.33 2 4 0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 4 10 0.67 4 10 0.67 23.00 45.00 8.01 119.289 9358 9358 3185 23 23



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3186 266 - ROJHAT KAYA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 4 6 2.00 4 13 -0.33 23.00 45.00 8.01 119.289 9358 9358 3185 63 27

3187 620 - SULTAN GÜÇLÜ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 3 10 -0.33 2 5 0.33 2 7 -0.33 3 2 2.33 1 5 -0.67 6 7 3.67 17.00 36.00 5.00 119.274 9364 9364 3187 111 16

3188 406 - RABİA KİNO
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 5 13 0.67 1 5 -0.67 7 3 6.00 2 3 1.00 1 2 0.33 5 13 0.67 21.00 39.00 8.00 119.274 9364 9364 3187 66 12

3189 380 - NİSA VURAL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 8 4 6.67 3 5 1.33 3 6 1.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 2 17 -3.67 16.00 33.00 5.00 119.274 9364 9364 3187 64 17

3190 232 - TUANNA TUNÇAY
Dikmen Ortaokulu 8 / A 3 9 0.00 5 3 4.00 2 6 0.00 0 5 -1.67 3 7 0.67 5 9 2.00 18.00 39.00 5.00 119.274 9364 9364 3187 59 24

3191 252 - BEŞİR TEKİN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 9 11 5.33 7 3 6.00 4 5 2.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 28.00 51.00 11.00 119.274 9364 9364 3187 211 22

3192 112 - ÖZER BORAN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 3 4 1.67 6 3 5.00 2 3 1.00 2 12 -2.00 3 12 -1.00 23.00 42.00 9.00 119.244 9382 9382 3192 13 13

3193 609 - LOKMAN HEJA SAĞLAM
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 9 11 5.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 1 -0.33 5 15 0.00 3 17 -2.67 24.00 57.00 4.99 119.215 9392 9392 3193 110 18

3194 158 - YAKUP ÇETİN
Işıklı Ortaokulu 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 25.00 64.00 3.68 118.830 9395 9395 3194 17 13

3195 112 - İREM YILDIZ
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 0 7 -2.33 1 6 -1.00 1 3 0.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 19.00 55.00 0.68 118.830 9395 9395 3194 28 13

3196 1525 - YAKUP ÇILGIN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 26.00 64.00 4.68 118.800 9399 9399 3196 53 12

3197 148 - GÜLBAHAR İDİZ Ğ
Dicle Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 29.00 61.00 8.67 118.800 9399 9399 3196 58 17

3198 507 - POYR* DURAK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 4 -0.33 5 15 0.00 23.00 52.00 5.67 118.800 9399 9399 3196 112 15

3199 297 - ZEHRA BİLGİCİ
Fırat Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 13 0.67 7 13 2.67 24.00 64.00 2.67 118.800 9399 9399 3196 62 15

3200 606 - AVŞİN OMUK
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 3 10 -0.33 3 4 1.67 4 6 2.00 3 2 2.33 4 8 1.33 3 7 0.67 20.00 37.00 7.67 118.785 9407 9407 3200 15 15

3201 94 - ALİ HAC HÜSEYİN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 26.00 64.00 4.67 118.785 9407 9407 3200 14 14

3202 614 - ŞEMSANUR OKTAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 4 5 2.33 6 4 4.67 0 3 -1.00 2 6 0.00 1 10 -2.33 21.00 40.00 7.67 118.785 9407 9407 3200 187 25

3203 0 - ZELAL ÇELİK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 4 10 0.67 1 6 -1.00 2 5 0.33 4 4 2.67 1 9 -2.00 7 9 4.00 19.00 43.00 4.67 118.785 9407 9407 3200 187 28

3204 266 - MERYEM DURMUŞ
Sürekli Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 118.785 9407 9407 3200 36 5

3205 1214 - ELANUR POLAT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 7 9 4.00 9 1 8.67 5 2 4.33 6 3 5.00 1 6 -1.00 0 13 -4.33 28.00 34.00 16.67 118.785 9407 9407 3200 212 22

3206 1033 - TAHİR OĞUZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 10 10 6.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 18 -4.00 21.00 49.00 4.67 118.785 9407 9407 3200 212 19

3207 1934 - CRİSTİANO RONALDO
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 7 11 3.33 6 0 6.00 0 4 -1.33 2 6 0.00 4 12 0.00 2 10 -1.33 21.00 43.00 6.67 118.770 9421 9421 3207 54 14

3208 334 - SAMET KAVAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 6 1 5.67 6 0 6.00 1 0 1.00 2 4 0.67 2 15 -3.00 22.00 28.00 12.67 118.770 9421 9421 3207 126 25

3209 811 - RABİA ÇELİK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 5 12 1.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 1 5 -0.67 4 10 0.67 22.00 37.00 9.66 118.756 9431 9431 3209 100 13

3210 94 - ONUR KILINC
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 23.00 67.00 0.66 118.756 9431 9431 3209 24 15

3211 0 - GÜLCAN BOR
İstiklal Ortaokulu 8 / C 7 12 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 5 14 0.33 25.00 58.00 5.66 118.741 9438 9438 3211 36 11

3212 651 - MEHMETENES KURTCEBE
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 0 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 9 11 5.33 26.00 64.00 4.66 118.726 9442 9442 3212 135 1

3213 94 - AZİZE DOĞAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.66 118.726 9442 9442 3212 79 11

3214 510 - ZEYNEP ERKAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 2 5 0.33 3 3 2.00 1 5 -0.67 1 1 0.67 1 0 1.00 4 8 1.33 12.00 22.00 4.66 118.726 9442 9442 3212 113 17

3215 468 - MUSTAFA KARAHAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 6 14 1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 15 -2.00 23.00 55.00 4.66 118.726 9442 9442 3212 67 15

3216 344 - EIİF KÖSEN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 6 14 1.33 21.00 49.00 4.66 118.726 9442 9442 3212 65 18

3217 199 - OSMAN AKGÜL
Dikmen Ortaokulu 8 / C 7 11 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 8 3.33 1 15 -4.00 23.00 55.00 4.65 118.711 9449 9449 3217 60 16

3218 79 - AHMET AKKAYA
İMKB Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 2 4.33 5 15 0.00 4 16 -1.33 28.00 59.00 8.34 118.311 9453 9453 3218 75 12

3219 34 - YAĞMUR GÖKTAŞ FB
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 6 11 2.33 1 7 -1.33 4 4 2.67 2 5 0.33 2 7 -0.33 4 10 0.67 19.00 44.00 4.34 118.296 9456 9456 3219 55 19

3220 22 - YUSUF ASLAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 9 7 6.67 2 7 -0.33 1 6 -1.00 1 6 -1.00 2 10 -1.33 2 11 -1.67 17.00 47.00 1.34 118.296 9456 9456 3219 72 18

3221 121 - ECE MEMİŞ
Akyazı Ortaokulu 8 / A 3 14 -1.67 2 4 0.67 1 6 -1.00 2 4 0.67 4 4 2.67 5 9 2.00 17.00 41.00 3.34 118.281 9465 9465 3221 22 8

3222 142 - ŞEMSE KANAT
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 2 5 0.33 1 5 -0.67 4 6 2.00 0 6 -2.00 8 10 4.67 20.00 47.00 4.33 118.281 9465 9465 3221 39 23

3223 97 - KADİR BEKEN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 5 12 1.00 6 3 5.00 4 5 2.33 0 5 -1.67 5 7 2.67 1 9 -2.00 21.00 41.00 7.33 118.281 9465 9465 3221 111 19

3224 940 - YILDIRIM ÖZDEMİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 5 8 2.33 3 5 1.33 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 17.00 5.33 118.252 9479 9479 3224 80 15

3225 22 - RAMAZAN GÜZEL
Körsu Ortaokulu 8 / A 2 6 0.00 0 4 -1.33 2 3 1.00 0 2 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 9.00 20.00 2.33 118.252 9479 9479 3224 5 5

3226 1918 - YAĞMUR KOÇHAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 4 5 2.33 5 5 3.33 0 0 0.00 6 14 1.33 4 15 -1.00 25.00 53.00 7.32 118.222 9487 9487 3226 56 20

3227 58 - KERİM KILINÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 5 4 3.67 4 2 3.33 0 6 -2.00 0 4 -1.33 0 4 -1.33 3 7 0.67 12.00 27.00 3.01 117.837 9488 9488 3227 14 14

3228 90 - HİRANUR ORTAÇ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 2 10 -1.33 1 5 -0.67 1 5 -0.67 5 3 4.00 5 6 3.00 3 7 0.67 17.00 36.00 5.00 117.807 9491 9491 3228 38 11

3229 39 - KEZİBAN BAŞBOĞA
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 4 5 2.33 4 3 3.00 0 8 -2.67 1 9 -2.00 4 7 1.67 19.00 42.00 5.00 117.807 9491 9491 3228 38 13

3230 6 - ABD LAZİ SARIYILDIZ
Bozhöyük Ortaokulu 0 / 0 10 10 6.67 2 6 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 25.00 63.00 4.00 117.793 9493 9493 3230 39 3

3231 346 - BERAT ŞAN
İMKB Ortaokulu 8 / D 5 12 1.00 4 5 2.33 3 6 1.00 0 6 -2.00 1 4 -0.33 6 12 2.00 19.00 45.00 4.00 117.793 9493 9493 3230 76 15

3232 1568 - CEREN DÜNDAR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 7 12 3.00 1 2 0.33 4 6 2.00 4 3 3.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 18.00 33.00 7.00 117.793 9493 9493 3230 214 20

3233 0 - A *N * UN UR
Başak Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 0.00 6 9 3.00 8.00 15.00 3.00 117.778 9499 9499 3233 20 8

3234 41 - EMİN KİLİÇ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 4 3.67 4 14 -0.67 9.00 18.00 3.00 117.778 9499 9499 3233 61 21



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3235 70 - MARYA GÖKOĞLU
Eşme Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 5 3.33 5.00 6.00 3.00 117.778 9499 9499 3233 10 9

3236 106 - MUHAMMED CAN AKİKOL
Eymirli Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 3 4 1.67 4 5 2.33 5 3 4.00 1 4 -0.33 4 12 0.00 22.00 39.00 9.00 117.778 9499 9499 3233 15 15

3237 125 - ABDULKADİR BULGAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 4 7 1.67 1 5 -0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 2 2 1.33 0 0 0.00 9.00 18.00 3.00 117.778 9499 9499 3233 73 16

3238 202 - HARUN ECE
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 2 8 -0.67 5 2 4.33 4 4 2.67 1 0 1.00 1 1 0.67 2 3 1.00 15.00 18.00 9.00 117.778 9499 9499 3233 68 20

3239 211 - MUHAMMED ASAN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 6 14 1.33 5 15 0.00 22.00 57.00 3.00 117.778 9499 9499 3233 36 18

3240 224 - İSRAFİL ÖZAYDIN
Sürekli Ortaokulu 8 / A 4 14 -0.67 1 9 -2.00 2 6 0.00 3 7 0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 23.00 63.00 2.00 117.763 9521 9521 3240 37 8

3241 107 - HALİL OSMAN
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 2 11 -1.67 5 13 0.67 26.00 45.00 10.99 117.748 9524 9524 3241 14 14

3242 47 - EREN KILINÇ
Eşme Ortaokulu 8 / A 11 5 9.33 6 2 5.33 1 8 -1.67 4 3 3.00 3 17 -2.67 1 19 -5.33 26.00 54.00 7.99 117.748 9524 9524 3241 11 10

3243 19 - FATMA ARDİ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 0 9 -3.00 4 5 2.33 5 5 3.33 3 14 -1.67 6 12 2.00 24.00 57.00 4.99 117.748 9524 9524 3241 14 14

3244 266 - MURAT ARSLAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 2 14 -2.67 4 11 0.33 23.00 48.00 6.99 117.733 9530 9530 3244 81 8

3245 187 - YASİN KARATAY
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 3 7 0.67 0 0 0.00 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 11.00 13.00 6.67 117.304 9534 9534 3245 18 15

3246 1 - A AS CML*A
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 34.00 2.67 117.289 9541 9541 3246 29 20

3247 52 - YAKUP EFE EKİNCİ
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 5 11 1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 6 1.00 2 10 -1.33 5 12 1.00 25.00 49.00 8.67 117.289 9541 9541 3246 8 8

3248 113 - SELMA EGE
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 1 5 -0.67 4 5 2.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 2 10 -1.33 14.00 31.00 3.66 117.289 9541 9541 3246 37 19

3249 928 - MUH*M ETCAN *YÜ K
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 6 12 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 25.00 5.67 117.289 9541 9541 3246 82 12

3250 135 - MEHMET ATİH DEMİRKAYA
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 4 10 0.67 3 4 1.67 3 3 2.00 0 0 0.00 4 5 2.33 2 9 -1.00 16.00 31.00 5.67 117.289 9541 9541 3246 29 14

3251 44 - MUHAMMED YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 3 9 0.00 4 5 2.33 3 5 1.33 2 2 1.33 3 7 0.67 3 6 1.00 18.00 34.00 6.66 117.289 9541 9541 3246 10 10

3252 232 - İREM SU EZİN
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 3 4 1.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 20.00 34.00 8.67 117.289 9541 9541 3246 69 14

3253 229 - ERDEM GÜLTEKİN
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 6 8 3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 3 1.00 3 6 1.00 2 13 -2.33 20.00 43.00 5.66 117.274 9554 9554 3253 25 24

3254 0 - ÜMMÜ GÜL Ü YAŞAR
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 25.00 4.66 117.259 9560 9560 3254 70 15

3255 45 - İBRAHİM AKKOYUN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 4 8 1.33 1 5 -0.67 2 5 0.33 7 1 6.67 3 10 -0.33 4 11 0.33 21.00 40.00 7.66 117.259 9560 9560 3254 25 16

3256 245 - BARIŞ KARAASLAN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 5 7 2.67 3 3 2.00 2 5 0.33 0 0 0.00 2 2 1.33 1 8 -1.67 13.00 25.00 4.66 117.259 9560 9560 3254 40 12

3257 174 - YUSUF BAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 7 11 3.33 0 6 -2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 31.00 1.66 117.259 9560 9560 3254 189 29

3258 77 - ZİNET OSMAN
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 7 5 5.33 0 0 0.00 2 3 1.00 0 0 0.00 0 6 -2.00 1 5 -0.67 10.00 19.00 3.66 117.244 9566 9566 3258 15 15

3259 550 - EYÜP TUNÇ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 4 8 1.33 1 1 0.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 2 2 1.33 2 11 -1.67 17.00 25.00 8.66 117.230 9570 9570 3259 215 21

3260 222 - AYŞE A
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 10 10 6.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 116.844 9574 9574 3260 136 17

3261 632 - MAHMUTMIHE
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 6 13 1.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 6 -1.00 3 12 -1.00 7 13 2.67 21.00 59.00 1.34 116.830 9575 9575 3261 137 20

3262 114 - ROZA BORAN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 7 6 5.00 4 5 2.33 5 4 3.67 0 0 0.00 1 7 -1.33 3 16 -2.33 20.00 38.00 7.34 116.830 9575 9575 3261 15 15

3263 113 - MAHMUD HÜSEYİN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 7 13 2.67 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.34 116.830 9575 9575 3261 40 17

3264 1705 - NİSA DEĞER
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 7 7 4.67 3 4 1.67 7 3 6.00 0 5 -1.67 1 9 -2.00 1 7 -1.33 19.00 35.00 7.34 116.830 9575 9575 3261 216 23

3265 280 - ASMİN KORUL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 116.830 9575 9575 3261 66 28

3266 97 - ŞİRİN ASLAN
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 4 6 2.00 3 4 1.67 4 4 2.67 1 2 0.33 1 4 -0.33 3 9 0.00 16.00 29.00 6.34 116.815 9584 9584 3266 19 19

3267 283 - ELİF AYAZZ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 5 13 0.67 2 6 0.00 6 4 4.67 1 3 0.00 2 10 -1.33 6 11 2.33 22.00 47.00 6.34 116.815 9584 9584 3266 83 9

3268 135 - MUHAMMED UYGUR
Işıklı Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 3 17 -2.67 7 13 2.67 25.00 65.00 3.34 116.815 9584 9584 3266 18 5

3269 621 - CAN EKİN
Kızıltepe Ortaokulu 0 / H 9 11 5.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 1 10 -2.33 4 16 -1.33 25.00 56.00 6.34 116.815 9584 9584 3266 190 1

3270 433 - GAZAL AKGÜL
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 7 7 4.67 1 4 -0.33 6 3 5.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 0 5 -1.67 18.00 35.00 6.34 116.815 9584 9584 3266 101 14

3271 657 - CANAN CAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 5 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 24.00 62.00 3.34 116.815 9584 9584 3266 101 20

3272 154 - MUHAMMED YASİN OĞUZ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 13 -1.33 5 10 1.67 25.00 56.00 6.34 116.815 9584 9584 3266 74 10

3273 126 - FAHREDDİN KEREN
Dicle Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 27.00 62.00 6.33 116.800 9595 9595 3273 59 18

3274 5 - AYŞE GÖKÇEN
Yüceli Ortaokulu 8 / A 3 15 -2.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 3 1 2.67 2 5 0.33 6 7 3.67 19.00 41.00 5.34 116.800 9595 9595 3273 13 13

3275 0 - HEMYAN DAVUD
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 116.800 9595 9595 3273 127 26

3276 113 - SAMET AKİKOL
Eymirli Ortaokulu 8 / A 3 7 0.67 0 5 -1.67 3 2 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 11.00 23.00 3.33 116.800 9595 9595 3273 16 16

3277 122 - JİNDADERVİŞ
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 35.00 3.33 116.800 9595 9595 3273 30 15

3278 0 - 
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 7 13 2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 35.00 3.33 116.800 9595 9595 3273 75 11

3279 197 - MUHAMMETALİ AY
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 116.800 9595 9595 3273 26 10

3280 184 - RÜMEYSA GÜÇ
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 5 8 2.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 7 0.67 8.00 17.00 2.33 116.785 9605 9605 3280 38 19

3281 402 - YUSUF ACAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 2 9 -1.00 3 5 1.33 1 9 -2.00 1 3 0.00 6 7 3.67 4 11 0.33 17.00 44.00 2.33 116.785 9605 9605 3280 114 33

3282 1229 - YUSUF ERGÜN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 5 9 2.00 7 2 6.33 7 2 6.33 4 4 2.67 1 13 -3.33 4 11 0.33 28.00 41.00 14.33 116.785 9605 9605 3280 217 17

3283 167 - ZEYNEP ÇOKAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 4 11 0.33 2 5 0.33 4 4 2.67 5 2 4.33 6 10 2.67 2 12 -2.00 23.00 44.00 8.33 116.785 9605 9605 3280 71 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3284 349 - NAYİF SARARMAZ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 4 6 2.00 1 4 -0.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 11.00 29.00 1.33 116.770 9613 9613 3284 62 19

3285 42900 - SEDAT KORHAN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 28.00 62.00 7.33 116.770 9613 9613 3284 62 19

3286 101 - SERHAT KORHAN
Çıplak Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 6 3 5.00 6 3 5.00 1 3 0.00 1 6 -1.00 3 11 -0.67 22.00 35.00 10.33 116.770 9613 9613 3284 16 16

3287 26 - CAHİDE KAPLAN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 7 11 3.33 1 6 -1.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 32.00 1.33 116.770 9613 9613 3284 19 4

3288 298 - ENES SAİNKAPLAN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 5 8 2.33 2 4 0.67 1 3 0.00 1 3 0.00 2 6 0.00 2 5 0.33 13.00 29.00 3.33 116.756 9619 9619 3288 67 18

3289 518 - FIRAT EREN
Zergan Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 116.756 9619 9619 3288 80 28

3290 211 - AMİNE KOR AN
Zergan Ortaokulu 0 / 0 4 9 1.00 2 7 -0.33 3 5 1.33 0 1 -0.33 2 2 1.33 3 8 0.33 14.00 32.00 3.33 116.756 9619 9619 3288 80 1

3291 16 - MİRAÇ YAŞİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 6 14 1.33 0 2 -0.67 2 8 -0.67 0 2 -0.67 1 4 -0.33 6 11 2.33 15.00 41.00 1.32 116.756 9619 9619 3288 191 20

3292 142 - ELİF GÜÇLÜ
Sürekli Ortaokulu 8 / A 7 12 3.00 4 5 2.33 4 4 2.67 0 1 -0.33 2 8 -0.67 3 11 -0.67 20.00 41.00 6.33 116.756 9619 9619 3288 38 9

3293 133 - KEVSER AYGÜN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 9 11 5.33 25.00 65.00 3.33 116.756 9619 9619 3288 76 10

3294 1473 - ZİLAN BO ZKURT
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 6 11 2.33 3 6 1.00 6 4 4.67 2 1 1.67 1 8 -1.67 4 11 0.33 22.00 41.00 8.33 116.741 9629 9629 3294 57 9

3295 760 - YUNUS BOZAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 6 14 1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 5 0.33 3 11 -0.67 24.00 47.00 8.33 116.741 9629 9629 3294 68 16

3296 0 - SEVCANAYDOĞAN
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 6 13 1.67 1 7 -1.33 4 6 2.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 30.00 6.01 116.326 9636 9636 3296 24 24

3297 302 - SERDAL TARHAN
Fırat Ortaokulu 8 / B 7 9 4.00 1 6 -1.00 4 6 2.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 3 13 -1.33 15.00 36.00 3.00 116.311 9639 9639 3297 63 14

3298 114 - ROJDA DEMİRKAYA
Akyazı Ortaokulu 8 / A 5 13 0.67 4 5 2.33 5 5 3.33 0 4 -1.33 4 4 2.67 3 14 -1.67 21.00 45.00 6.00 116.311 9639 9639 3297 23 9

3299 707 - MUHAMMED AYDIN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 2 8 -0.67 7 2 6.33 3 7 0.67 1 3 0.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 19.00 33.00 8.00 116.296 9642 9642 3299 72 19

3300 122 - NUR HAC OSMAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 5 12 1.00 1 1 0.67 6 3 5.00 1 3 0.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 18.00 33.00 7.00 116.281 9647 9647 3300 138 9

3301 12 - AZİZE AKKOYUN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 4 6 2.00 9 0 9.00 7 2 6.33 4 5 2.33 0 9 -3.00 3 11 -0.67 27.00 33.00 15.99 116.267 9657 9657 3301 62 22

3302 207 - SEMANUR ŞERAN
Vatan Ortaokulu 8 / B 3 12 -1.00 1 6 -1.00 1 7 -1.33 7 1 6.67 4 5 2.33 4 11 0.33 20.00 42.00 6.00 116.267 9657 9657 3301 74 17

3303 602 - LEYA HAMO
Fırat Ortaokulu 8 / E 8 11 4.33 0 0 0.00 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 16.00 30.00 5.99 116.252 9661 9661 3303 64 8

3304 28 - EMİNE BİLEN
Başak Ortaokulu 8 / B 3 14 -1.67 5 3 4.00 2 6 0.00 0 3 -1.00 3 2 2.33 5 11 1.33 18.00 39.00 4.99 116.237 9663 9663 3304 21 9

3305 1512 - KEVSER PAMUKÇU
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / D 3 6 1.00 2 4 0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 7 0.67 14.00 22.00 6.68 115.852 9665 9665 3305 218 24

3306 11 - MİRAY KALKAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 6 10 2.67 1 2 0.33 3 6 1.00 0 0 0.00 2 3 1.00 1 7 -1.33 13.00 28.00 3.67 115.837 9667 9667 3306 77 17

3307 85 - İSLAM SARIBOĞA
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 3 0.00 7 7 4.67 16.00 37.00 3.67 115.837 9667 9667 3306 20 16

3308 637 - DEMET ESEN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 5 12 1.00 3 5 1.33 1 7 -1.33 3 5 1.33 5 10 1.67 4 13 -0.33 21.00 52.00 3.67 115.837 9667 9667 3306 114 20

3309 0 - A A M* R * R*S
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 5 15 0.00 12.00 28.00 2.67 115.822 9670 9670 3309 30 21

3310 0 - SENANİK YILDI Z
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 5 7 2.67 4 3 3.00 0 5 -1.67 0 4 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 19.00 2.67 115.822 9670 9670 3309 5 5

3311 610 - SÜLEYMAN NOYAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 7.00 13.00 2.67 115.822 9670 9670 3309 84 16

3312 31 - HARUN YI MAZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 5 6 3.00 6.00 10.00 2.67 115.822 9670 9670 3309 128 27

3313 144 - OZAN KILİÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 7 13 2.67 12.00 28.00 2.67 115.822 9670 9670 3309 19 14

3314 563 - HASAN ADIN
İnkılap Ortaokulu 8 / C 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 4 9 1.00 9.00 19.00 2.67 115.822 9670 9670 3309 64 9

3315 517 - YAĞMUR GÜNDÜZ
İnkılap Ortaokulu 8 / C 4 6 2.00 0 3 -1.00 6 4 4.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 16.00 4.67 115.807 9687 9687 3315 65 10

3316 1050 - TUANA YILMAZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 3 3 2.00 1 6 -1.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 1.00 10.00 25.00 1.67 115.807 9687 9687 3315 219 18

3317 166 - İBRAHİM SEVİM
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 4 9 1.00 4 4 2.67 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 11.00 19.00 4.67 115.807 9687 9687 3315 78 18

3318 98 - VEYSİ TURAN
Başak Ortaokulu 8 / B 5 7 2.67 1 5 -0.67 4 4 2.67 1 5 -0.67 2 5 0.33 2 8 -0.67 15.00 34.00 3.66 115.778 9699 9699 3318 22 10

3319 510 - UMUT ÇOKU
İnkılap Ortaokulu 8 / C 7 8 4.33 1 8 -1.67 4 6 2.00 3 6 1.00 1 18 -5.00 7 12 3.00 23.00 58.00 3.66 115.778 9699 9699 3318 66 11

3320 439 - HİRANUR ERKAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 4 12 0.00 2 3 1.00 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 2.33 13.00 28.00 3.66 115.778 9699 9699 3318 65 17

3321 0 - 
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 6 14 1.33 12.00 28.00 2.66 115.763 9703 9703 3321 103 17

3322 339 - DOĞAN DEĞER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 3 17 -2.67 5 5 3.33 21.00 49.00 4.66 115.748 9708 9708 3322 129 19

3323 92 - NURHAN ABAK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 4 13 -0.33 0 6 -2.00 3 4 1.67 6 2 5.33 4 12 0.00 5 10 1.67 22.00 47.00 6.34 115.348 9711 9711 3323 85 17

3324 388 - ESMA AKMAN
Dikmen Ortaokulu 8 / C 6 13 1.67 3 4 1.67 6 3 5.00 1 8 -1.67 1 6 -1.00 5 13 0.67 22.00 47.00 6.34 115.348 9711 9711 3323 63 17

3325 18 - ŞEYMA GÖRGÜN
Yumurcak Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 0 2 -0.67 3 3 2.00 1 4 -0.33 2 0 2.00 4 7 1.67 13.00 29.00 3.34 115.348 9711 9711 3323 7 7

3326 12 - NERGİZ ATSIZ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 7 10 3.67 3 7 0.67 3 6 1.00 0 2 -0.67 2 7 -0.33 3 12 -1.00 18.00 44.00 3.34 115.348 9711 9711 3323 6 6

3327 4 - EBUZER GÜZEL
Eşme İmam Hatip Ortaokulu 8 / İ 3 11 -0.67 4 4 2.67 1 8 -1.67 3 1 2.67 4 13 -0.33 6 10 2.67 21.00 47.00 5.34 115.333 9717 9717 3327 19 16

3328 174 - ZEHRA GÜVEN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 2 4 0.67 0 0 0.00 8 1 7.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 2 5 0.33 12.00 11.00 8.34 115.333 9717 9717 3327 38 19

3329 890 - KEVŞER ÖZDEMİR
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 5 9 2.00 2 4 0.67 4 3 3.00 0 0 0.00 0 4 -1.33 2 3 1.00 13.00 23.00 5.34 115.333 9717 9717 3327 220 23

3330 475 - NURULLAH ŞAHİN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 3 9 0.00 0 0 0.00 4 4 2.67 0 1 -0.33 3 13 -1.33 6 8 3.33 16.00 35.00 4.34 115.319 9722 9722 3330 67 17

3331 785 - AHMET CEBE
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 2 5 0.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 3 7 0.67 3 9 0.00 17.00 38.00 4.33 115.304 9727 9727 3331 58 13

3332 142 - ŞEYHMUS ERCAN
İstiklal Ortaokulu 8 / C 7 11 3.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 6 1.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 25.00 62.00 4.33 115.304 9727 9727 3331 37 12



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3333 168 - RANA EFE
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 8 8 5.33 6 1 5.67 5 4 3.67 0 1 -0.33 0 8 -2.67 2 13 -2.33 21.00 35.00 9.34 115.304 9727 9727 3331 21 17

3334 135 - FATİME ERTŞ
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 1 8 -1.67 2 2 1.33 2 3 1.00 0 0 0.00 1 1 0.67 4 3 3.00 10.00 17.00 4.33 115.304 9727 9727 3331 41 16

3335 308 - MEHMET YÜCEDAĞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 3 2 2.33 5 2 4.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 2 10 -1.33 17.00 20.00 10.33 115.304 9727 9727 3331 82 18

3336 422 - RAMAZAN YILDIRIM
Fırat Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 6 11 2.33 4 15 -1.00 25.00 59.00 5.33 115.274 9744 9744 3336 66 16

3337 119 - İLYAS ÖNLER
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 2 11 -1.67 2 8 -0.67 5 2 4.33 0 0 0.00 4 3 3.00 2 5 0.33 15.00 29.00 5.32 115.259 9745 9745 3337 39 19

3338 130 - ALİ AYDIN
Dicle Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 7 13 2.67 27.00 63.00 6.01 114.859 9747 9747 3338 60 15

3339 87 - ÖMERCANERTAŞ
İstiklal Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 27.00 63.00 6.01 114.859 9747 9747 3338 38 14

3340 355 - SİNEM MALGİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 24.00 66.00 2.01 114.844 9750 9750 3340 86 10

3341 152 - EMİRA MELLE
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 5 13 0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 12 0.00 5 13 0.67 25.00 57.00 6.00 114.844 9750 9750 3340 41 18

3342 56 - SÜLEYMAN BOZKURT
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 4 7 1.67 0 4 -1.33 1 1 0.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 5 9 2.00 10.00 24.00 2.01 114.844 9750 9750 3340 115 21

3343 498 - MELEK KAYMAZ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 26.00 63.00 5.00 114.830 9755 9755 3343 69 13

3344 25 - BERAT TAŞKAN
KÜÇÜKAYRIK ORTAOKULU 8 / A 3 10 -0.33 2 4 0.67 4 5 2.33 1 2 0.33 2 6 0.00 5 9 2.00 17.00 36.00 5.00 114.830 9755 9755 3343 12 12

3345 685 - VEYSİ AN*AY
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 114.830 9755 9755 3343 87 14

3346 37 - ABDUL MELİK KILINÇ
Dicle Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 36.00 2.00 114.830 9755 9755 3343 61 24

3347 7 - ALİ Ç*ÇEK
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 114.830 9755 9755 3343 25 9

3348 0 - ÖMERF* UKDEMİRKAYA
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 36.00 2.00 114.830 9755 9755 3343 31 15

3349 15 - LEYLA BATAN
Sürekli Ortaokulu 8 / B 5 10 1.67 0 6 -2.00 2 5 0.33 1 0 1.00 0 2 -0.67 5 10 1.67 13.00 33.00 2.00 114.830 9755 9755 3343 39 7

3350 377 - TUANA DİDİN
Sürekli Ortaokulu 8 / D 8 12 4.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 10 -1.33 4 12 0.00 21.00 57.00 2.00 114.830 9755 9755 3343 39 6

3351 153 - 
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 0.00 10.00 114.815 9773 9773 3351 139 14

3352 262 - BARAN AYDIN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 7 13 2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 6 0.00 3 11 -0.67 21.00 51.00 4.00 114.815 9773 9773 3351 139 15

3353 102 - AYLİN UGAR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 4 11 0.33 1 6 -1.00 5 3 4.00 0 3 -1.00 0 3 -1.00 6 10 2.67 16.00 36.00 4.00 114.815 9773 9773 3351 116 21

3354 117 - ALEYNA TALAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 3 5 1.33 2 3 1.00 1 4 -0.33 2 2 1.33 2 4 0.67 2 6 0.00 12.00 24.00 4.00 114.815 9773 9773 3351 116 21

3355 299 - OSMAN ORTEKİN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 6 -2.00 4 7 1.67 5 11 1.33 19.00 54.00 1.00 114.815 9773 9773 3351 68 19

3356 8 - ŞURANUR BULUN
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 3 14 -1.67 1 9 -2.00 5 3 4.00 4 4 2.67 1 7 -1.33 8 11 4.33 22.00 48.00 6.00 114.800 9786 9786 3356 26 25

3357 157 - ARDA ÖZEL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 14 0.33 0 1 -0.33 22.00 48.00 6.00 114.800 9786 9786 3356 141 17

3358 225 - MEHME TALİ ABAY
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 5 12 1.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 1 3 0.00 6 11 2.33 17.00 51.00 0.00 114.800 9786 9786 3356 62 12

3359 823 - ROJDA YİĞİT
Arıklı Ortaokulu 8 / B 4 6 2.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 2 4 0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 14.00 33.00 3.00 114.800 9786 9786 3356 17 3

3360 738 - AHMET HÜSEYİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / G 6 14 1.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 33.00 6.00 114.800 9786 9786 3356 192 30

3361 38 - KEVSER ARDİ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 2 5 0.33 3 15 -2.00 3 9 0.00 21.00 54.00 3.00 114.800 9786 9786 3356 15 15

3362 1364 - HASAN ELYUSUF
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 114.785 9799 9799 3362 59 15

3363 17 - RAGDA M HMUT
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 8 9 5.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 3 2.00 3 14 -1.67 2 14 -2.67 25.00 51.00 8.00 114.785 9799 9799 3362 115 34

3364 76 - OSMAN ADSIZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 27.00 63.00 5.99 114.785 9799 9799 3362 112 17

3365 25 - HAMZA KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 114.785 9799 9799 3362 16 16

3366 363 - NEVROZ İLDEM
İstiklal Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 9 3.00 25.00 60.00 4.99 114.770 9806 9806 3366 39 15

3367 210 - 
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 5 11 1.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 2 0.33 3 17 -2.67 8 12 4.00 21.00 57.00 1.99 114.770 9806 9806 3366 116 16

3368 635 - FURK N S RUH N
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 5 15 0.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 24.00 66.00 1.99 114.770 9806 9806 3366 193 22

3369 629 - SABRİYE ÇELİK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 4 14 -0.67 3 4 1.67 5 5 3.33 3 2 2.33 0 2 -0.67 6 12 2.00 21.00 39.00 7.99 114.770 9806 9806 3366 104 25

3370 207 - EMİRHAN ÖLÇER
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 1 7 -1.33 4 2 3.33 4 1 3.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 8 2.33 14.00 19.00 7.67 114.341 9817 9817 3370 40 13

3371 101 - MERT ALİHANOĞLU
Zergan Ortaokulu 8 / A 7 9 4.00 3 4 1.67 8 1 7.67 1 2 0.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 21.00 34.00 9.67 114.326 9823 9823 3371 82 15

3372 374 - FERHAN FİDAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 4 7 1.67 2 4 0.67 3 4 1.67 1 5 -0.67 3 5 1.33 2 9 -1.00 15.00 34.00 3.67 114.326 9823 9823 3371 221 21

3373 128 - ZİLAN TAŞ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 3 14 -1.67 2 6 0.00 1 7 -1.33 3 4 1.67 7 6 5.00 3 12 -1.00 19.00 49.00 2.67 114.311 9826 9826 3373 33 16

3374 24 - ABDURAHMANIRMAK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 4 8 1.33 3 4 1.67 2 5 0.33 0 5 -1.67 1 5 -0.67 2 1 1.67 12.00 28.00 2.66 114.296 9828 9828 3374 142 18

3375 153 - ME *NUR SARIBOĞA
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 4 13 -0.33 1 4 -0.33 2 5 0.33 1 2 0.33 2 5 0.33 6 11 2.33 16.00 40.00 2.66 114.296 9828 9828 3374 41 17

3376 75 - HACİ ALİ TURAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 4 3 3.00 2 6 0.00 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 25.00 5.66 114.296 9828 9828 3374 64 23

3377 14 - HAVVA BOZ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 4 14 -0.67 2 6 0.00 3 6 1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 21.00 49.00 4.66 114.281 9831 9831 3377 64 9

3378 74 - SÜMEYYE ÖZELYILDIZ
İMKB Ortaokulu 8 / D 5 7 2.67 4 3 3.00 6 4 4.67 1 2 0.33 0 9 -3.00 3 7 0.67 19.00 32.00 8.34 113.867 9836 9836 3378 77 16

3379 964 - YASİN TUR* T
Kızıltepe Ortaokulu 8 / 0 7 10 3.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 4 2.67 4 15 -1.00 4 13 -0.33 22.00 59.00 2.34 113.867 9836 9836 3378 194 2

3380 88 - MUSTAFA ÖZTÜRK
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 3 4 1.67 3 5 1.33 5 4 3.67 4 13 -0.33 4 16 -1.33 24.00 50.00 7.34 113.852 9839 9839 3380 63 14

3381 450 - EYLÜL RUK N
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 5 10 1.67 2 5 0.33 1 7 -1.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 5 12 1.00 13.00 35.00 1.34 113.852 9839 9839 3380 117 17



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3382 686 - ASİ ÖZEL
ÖZEL ÇAĞIN ETİK ORTAOKULU 8 / A 5 7 2.67 3 1 2.67 4 0 4.00 0 0 0.00 0 6 -2.00 1 3 0.00 13.00 17.00 7.34 113.852 9839 9839 3380 7 7

3383 90 - FIRAT KURTAY
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 13 1.67 18.00 41.00 4.33 113.837 9844 9844 3383 23 5

3384 61 - ASUMAN KILINÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 3 9 0.00 0 0 0.00 6 2 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 11.00 14.00 6.33 113.822 9851 9851 3384 17 17

3385 111 - MUHAMMED AYDOĞAN N
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 2 6 0.00 3 5 1.33 0 0 0.00 1 3 0.00 4 10 0.67 15.00 35.00 3.33 113.822 9851 9851 3384 24 6

3386 159 - MUHAREM TUTUŞ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 4 5 2.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 4 12 0.00 21.00 44.00 6.33 113.822 9851 9851 3384 22 18

3387 163 - MUSA KAYMAZ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 2 11 -1.67 4 16 -1.33 20.00 53.00 2.33 113.807 9856 9856 3387 23 19

3388 658 - NİSA AKAY
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 2 5 0.33 7 3 6.00 2 1 1.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 16.00 23.00 8.33 113.807 9856 9856 3387 65 20

3389 0 - MUHAMMED IPMAK
Eskin Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 4 11 0.33 9.00 20.00 2.33 113.807 9856 9856 3387 14 10

3390 590 - İSRA ALİOĞLU
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 4 7 1.67 0 3 -1.00 3 4 1.67 0 2 -0.67 1 2 0.33 2 5 0.33 10.00 23.00 2.33 113.807 9856 9856 3387 222 19

3391 45 - ASLAN ACU
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 4 8 1.33 2 5 0.33 3 7 0.67 3 4 1.67 2 8 -0.67 4 9 1.00 18.00 41.00 4.33 113.793 9871 9871 3391 73 21

3392 60 - MUSTAFA BARS
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 6 14 1.33 8 12 4.00 21.00 59.00 1.33 113.793 9871 9871 3391 20 10

3393 662 - SERKAN TEKİN
Fırat Ortaokulu 8 / E 5 11 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 8 1.33 3 9 0.00 16.00 44.00 1.32 113.778 9875 9875 3393 67 9

3394 844 - MEHMET ÖZKAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 4 8 1.33 8 1 7.67 3 4 1.67 0 0 0.00 3 8 0.33 0 5 -1.67 18.00 26.00 9.33 113.778 9875 9875 3393 74 20

3395 162 - HİLMA ELALİ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 7 7 4.67 1 2 0.33 4 4 2.67 3 3 2.00 1 7 -1.33 1 10 -2.33 17.00 33.00 6.01 113.393 9878 9878 3395 42 24

3396 1876 - DİCLE ÖZER
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 10 9 7.00 4 6 2.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 1 18 -5.00 24.00 63.00 3.00 113.333 9891 9891 3396 60 14

3397 100 - SERHAT KARAKUŞ
Çıplak Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 2 3 1.00 4 3 3.00 2 3 1.00 1 4 -0.33 3 11 -0.67 18.00 36.00 6.00 113.333 9891 9891 3396 17 17

3398 258 - GÜLSEREN DURAK
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 3 8 0.33 7 2 6.33 2 4 0.67 2 0 2.00 0 3 -1.00 3 7 0.67 17.00 24.00 9.00 113.333 9891 9891 3396 75 21

3399 158 - ELİF YALÇINKAYA
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 3 3 2.00 1 3 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 6.00 3.00 113.333 9891 9891 3396 75 22

3400 15 - BEDRAN KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 3 16 -2.33 1 6 -1.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 6 14 1.33 20.00 54.00 2.00 113.319 9899 9899 3400 17 17

3401 436 - YAĞMUR EMOL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 6 11 2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 4 -0.33 6 6 4.00 1 17 -4.67 21.00 51.00 4.00 113.304 9906 9906 3401 88 11

3402 981 - NEHİR KILINÇ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 2 6 0.00 3 4 1.67 2 4 0.67 2 12 -2.00 6 11 2.33 20.00 48.00 4.00 113.304 9906 9906 3401 223 21

3403 506 - MECİT BİLEN
Fırat Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 1 8 -1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 23.00 66.00 0.99 113.289 9909 9909 3403 68 18

3404 27 - ELİF TEZDÖNEN
Başak Ortaokulu 8 / A 5 12 1.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 1 7 -1.33 6 13 1.67 22.00 52.00 4.68 112.889 9912 9912 3404 23 12

3405 644 - ÖMER OSMAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 3 13 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 10 2.67 4 12 0.00 23.00 55.00 4.67 112.874 9914 9914 3405 130 26

3406 674 - MELİKE YILDIRIM
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.67 112.859 9918 9918 3406 143 19

3407 1480 - SERKAN ÇAKIL
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 112.859 9918 9918 3406 61 15

3408 590 - ELİF YAREN BULUT
İstiklal Ortaokulu 8 / C 3 7 0.67 2 2 1.33 5 1 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 10.00 6.67 112.859 9918 9918 3406 40 13

3409 23 - RUKEN ÖNCEL
Işıklı Ortaokulu 8 / A 4 4 2.67 0 6 -2.00 3 2 2.33 0 7 -2.33 0 0 0.00 3 9 0.00 10.00 28.00 0.67 112.859 9918 9918 3406 20 6

3410 689 - FATMA BADAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 10 10 6.67 23.00 67.00 0.67 112.859 9918 9918 3406 195 26

3411 949 - CAN POLAT BEB*
Zergan Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 112.844 9930 9930 3411 83 16

3412 908 - LORİN OĞUZ
Zergan Ortaokulu 8 / D 7 10 3.67 2 6 0.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 17 -3.67 20.00 34.00 8.67 112.844 9930 9930 3411 83 15

3413 51 - ZEHRA KI LI*
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 2 13 -2.33 2 4 0.67 2 5 0.33 0 1 -0.33 3 9 0.00 6 5 4.33 15.00 37.00 2.67 112.844 9930 9930 3411 66 17

3414 362 - MUSTAFA AYDINALP
24 Kasım Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 13 2.67 2 18 -4.00 29.00 61.00 8.67 112.844 9930 9930 3411 64 22

3415 29 - MEHMET MUSHAF YILDIRI
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 12 1.00 2 16 -3.33 24.00 61.00 3.66 112.844 9930 9930 3411 42 9

3416 493 - ULAŞ ÇAKI
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 12 1.00 4 16 -1.33 26.00 61.00 5.67 112.844 9930 9930 3411 118 18

3417 173 - SÜMEYYE ÖZER
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 2 11 -1.67 3 5 1.33 4 4 2.67 1 1 0.67 1 4 -0.33 7 12 3.00 18.00 37.00 5.67 112.844 9930 9930 3411 24 20

3418 82 - HASRET DAY*
Dikmen Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 26.00 64.00 4.67 112.830 9944 9944 3418 65 18

3419 78 - HİLAL BAYRAKTAROĞLU
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 3 13 -1.33 1 7 -1.33 6 3 5.00 2 7 -0.33 5 14 0.33 6 11 2.33 23.00 55.00 4.67 112.830 9944 9944 3418 26 10

3420 249 - ŞÜKRAN TUTAL
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 8 11 4.33 5 4 3.67 3 7 0.67 0 3 -1.00 2 7 -0.33 3 17 -2.67 21.00 49.00 4.67 112.830 9944 9944 3418 32 16

3421 296 - MUHAMET SIMO
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 16 -2.33 5 14 0.33 24.00 64.00 2.66 112.830 9944 9944 3418 43 25

3422 582 - HACI DAĞLI
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 112.815 9950 9950 3422 89 15

3423 596 - YAĞMUR BAYRAM
Fırat Ortaokulu 8 / B 2 11 -1.67 1 3 0.00 7 3 6.00 2 2 1.33 1 6 -1.00 6 9 3.00 19.00 34.00 7.66 112.815 9950 9950 3422 69 15

3424 89 - KEREM SARUHAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 5 15 0.00 23.00 67.00 0.65 112.785 9959 9959 3424 70 17

3425 223 - FATMATULZEHRA DEMİREL
Işıklı Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 2 3 1.00 4 6 2.00 6 1 5.67 3 14 -1.67 4 11 0.33 24.00 46.00 8.66 112.785 9959 9959 3424 21 15

3426 241 - KÜBRA CENGİZ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 3 8 0.33 2 5 0.33 3 4 1.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 4 10 0.67 13.00 29.00 3.34 112.370 9964 9964 3426 43 18

3427 165 - MUHAMED ERDEM
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 2 6 0.00 8 2 7.33 7 3 6.00 1 2 0.33 0 1 -0.33 0 3 -1.00 18.00 17.00 12.33 112.356 9971 9971 3427 71 13

3428 250 - SAİT AYAZ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 4 4 2.67 2 2 1.33 3 2 2.33 1 1 0.67 0 3 -1.00 1 5 -0.67 11.00 17.00 5.33 112.341 9978 9978 3428 83 19

3429 624 - NİSANUR ÖNGÜN
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 4 11 0.33 1 8 -1.67 4 4 2.67 3 3 2.00 2 7 -0.33 5 11 1.33 19.00 44.00 4.33 112.326 9988 9988 3429 16 16

3430 704 - ŞÜKRAN EMREK
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 3 8 0.33 2 6 0.00 1 3 0.00 0 3 -1.00 4 6 2.00 3 9 0.00 13.00 35.00 1.33 112.326 9988 9988 3429 77 17



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3431 782 - BÜNYAMİN AKGÜL
Zergan Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 3 6 1.00 0 0 0.00 5 15 0.00 6 14 1.33 22.00 56.00 3.33 112.311 9992 9992 3431 85 17

3432 49 - EDANURAKTAŞ
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 3 7 0.67 2 7 -0.33 2 7 -0.33 2 4 0.67 2 7 -0.33 4 7 1.67 15.00 39.00 2.02 111.926 9997 9997 3432 18 9

3433 589 - BERFİN KAYGUN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 2 4 0.67 2 1 1.67 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 14.00 21.00 7.01 111.896 9999 9999 3433 67 20

3434 73 - KADİR KILINÇ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 7 13 2.67 5 15 0.00 23.00 57.00 4.01 111.896 9999 9999 3433 21 10

3435 117 - MUHAMMED TÜFEK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 2 13 -2.33 3 6 1.00 3 5 1.33 2 5 0.33 2 13 -2.33 8 6 6.00 20.00 48.00 4.00 111.881 10002 10002 3435 90 12

3436 611 - Nİ ANUR ARSLAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 3 0.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 7 13 2.67 16.00 48.00 0.00 111.867 10004 10004 3436 78 23

3437 495 - YUSUF BAYIR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 12 2.00 6.00 12.00 2.00 111.852 10008 10008 3437 144 15

3438 473 - KERİM KESEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 5 9 2.00 2 3 1.00 4 3 3.00 0 0 0.00 2 11 -1.67 4 10 0.67 17.00 36.00 5.00 111.852 10008 10008 3437 91 13

3439 941 - YUSUF ÖNCEL
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.33 2 10 -1.33 7.00 15.00 2.00 111.852 10008 10008 3437 131 27

3440 93 - BİLAL HABEŞ DOGAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 2.00 0.00 2.00 111.852 10008 10008 3437 224 24

3441 1563 - İREM ÖTER
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 5 12 1.00 7.00 15.00 2.00 111.852 10008 10008 3437 224 23

3442 45 - MUHARREM OMPUT
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 8 2 7.33 3 7 0.67 2 6 0.00 4 14 -0.67 6 12 2.00 27.00 57.00 8.00 111.852 10008 10008 3437 11 11

3443 49 - HAMZA ÇİFÇİ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 5 6 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 24.00 -1.00 111.852 10008 10008 3437 25 5

3444 117 - MEHMETNUR PARLAK
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 3 9 0.00 3 4 1.67 2 5 0.33 3 3 2.00 4 5 2.33 2 10 -1.33 17.00 36.00 5.00 111.852 10008 10008 3437 42 13

3445 707 - YUSUF ROLLAS
Fırat Ortaokulu 8 / E 4 6 2.00 4 3 3.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 14.00 18.00 8.00 111.852 10008 10008 3437 70 10

3446 562 - SEVDA BATU
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 3 14 -1.67 2 0 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.33 12.00 27.00 2.99 111.807 10032 10032 3446 68 21

3447 0 - İSLAM KARACA
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 1 5 -0.67 4 2 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 8 12 4.00 20.00 42.00 5.99 111.807 10032 10032 3446 44 14

3448 356 - GÜLDA ASLAN
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 3 10 -0.33 4 4 2.67 5 4 3.67 0 8 -2.67 2 10 -1.33 7 13 2.67 21.00 49.00 4.68 111.422 10035 10035 3448 69 19

3449 980 - YAKUP ÇAM
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 5 10 1.67 4 5 2.33 3 5 1.33 1 7 -1.33 5 10 1.67 3 15 -2.00 21.00 52.00 3.67 111.393 10039 10039 3449 145 10

3450 285 - MELİK ÇUR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 6 13 1.67 3 6 1.00 2 3 1.00 1 2 0.33 1 3 0.00 2 7 -0.33 15.00 34.00 3.67 111.393 10039 10039 3449 79 12

3451 260 - TOMY SHLBY
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 5 7 2.67 0 6 -2.00 0 5 -1.67 2 4 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 22.00 -0.33 111.378 10041 10041 3451 62 10

3452 22 - FATMA YÜCE
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 3 6 1.00 3 13 -1.33 20.00 52.00 2.67 111.378 10041 10041 3451 16 16

3453 1 - BİDUR MELLE MITAR
Yumurcak İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 5 5 3.33 2 2 1.33 5 5 3.33 1 2 0.33 0 1 -0.33 1 10 -2.33 14.00 25.00 5.66 111.363 10045 10045 3453 3 1

3454 674 - ALİ ŞERVAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 5 14 0.33 4 4 2.67 4 5 2.33 3 5 1.33 0 5 -1.67 6 13 1.67 22.00 46.00 6.66 111.333 10053 10053 3454 84 20

3455 238 - MEHMET TANIRĞAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.35 110.933 10060 10060 3455 71 19

3456 562 - BİLAL EMİN K RADAĞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 2 9 -1.00 1 2 0.33 2 1 1.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 7 2.67 10.00 20.00 3.34 110.904 10066 10066 3456 118 23

3457 534 - AHM ETYİ ĞİT
Fırat Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 110.904 10066 10066 3456 72 12

3458 878 - UMUT TUNCEL
Arıklı Ortaokulu 8 / B 4 7 1.67 5 1 4.67 1 3 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 1 12 -3.00 14.00 26.00 5.34 110.889 10071 10071 3458 18 4

3459 72 - BERÇEM CENGİZ
Eskin Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 10 0.67 2 12 -2.00 22.00 50.00 5.34 110.889 10071 10071 3458 15 5

3460 132 - DILBER KAYA
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 6 -2.00 4 16 -1.33 23.00 53.00 5.34 110.889 10071 10071 3458 44 19

3461 205 - MİRZENT ÖZEL
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 5 15 0.00 24.00 65.00 2.34 110.889 10071 10071 3458 44 19

3462 50 - ELİ ABLAY
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 4 9 1.00 2 4 0.67 5 4 3.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 20.00 4.34 110.874 10083 10083 3462 45 19

3463 436 - BERİTAN ÇAKAR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 4 8 1.33 4 2 3.33 2 6 0.00 2 2 1.33 0 1 -0.33 3 10 -0.33 15.00 29.00 5.33 110.874 10083 10083 3462 119 16

3464 1 - AYŞE BOZAN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 7 7 4.67 1 6 -1.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 9 -3.00 3 11 -0.67 17.00 38.00 4.34 110.874 10083 10083 3462 14 14

3465 1008 - YUSUF İSLAM ERYILMAZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 15 0.00 3 17 -2.67 28.00 62.00 7.33 110.859 10092 10092 3465 146 21

3466 819 - ELİF KANDEMİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 28.00 62.00 7.33 110.859 10092 10092 3465 92 13

3467 2 - S E V G İ Y A V U Z
İstiklal Ortaokulu 8 / C 4 6 2.00 0 0 0.00 2 6 0.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 14.00 1.33 110.859 10092 10092 3465 41 14

3468 343 - KADİR BUDAK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 7 12 3.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 1 2 0.33 4 9 1.00 1 11 -2.67 19.00 47.00 3.33 110.844 10101 10101 3468 93 18

3469 260 - SONGÜL BİLBEN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 5 13 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 14 0.33 5 14 0.33 24.00 62.00 3.33 110.844 10101 10101 3468 65 15

3470 383 - BERAT YAVUZ
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.33 110.844 10101 10101 3468 65 13

3471 0 - ÖMER SİS
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 14 -0.67 7 13 2.67 20.00 68.00 -2.67 110.844 10101 10101 3468 46 10

3472 105 - HASRET AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 17 -3.67 7 13 2.67 27.00 62.00 6.33 110.844 10101 10101 3468 16 6

3473 24 - HİVRON AYDIN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 0 0 0.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 1 2 0.33 10.00 20.00 3.33 110.844 10101 10101 3468 46 21

3474 80300 - MUHAMMED ÖZDEMİR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 10 10 6.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.33 110.844 10101 10101 3468 105 21

3475 330 - EDA DOĞAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 2 17 -3.67 27.00 62.00 6.33 110.844 10101 10101 3468 113 18

3476 1635 - YUSUFTEMEL
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 9 11 5.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 15 -1.00 3 17 -2.67 24.00 65.00 2.33 110.830 10114 10114 3476 63 16

3477 664 - RAVAN MUHAMED
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 25.00 65.00 3.32 110.830 10114 10114 3476 94 16

3478 705 - AZAD DEMİRCAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 1 0.67 5 14 0.33 4 12 0.00 21.00 56.00 2.33 110.830 10114 10114 3476 132 24

3479 838 - RAVZA NUR YÜCEL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.68 110.815 10120 10120 3479 147 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3480 629 - ALİ SİDA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 5 6 3.00 2 3 1.00 2 3 1.00 1 4 -0.33 1 7 -1.33 2 7 -0.33 13.00 30.00 3.01 110.415 10123 10123 3480 120 22

3481 102 - ŞENAY KAYAN
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 4 7 1.67 4 4 2.67 4 4 2.67 2 1 1.67 0 6 -2.00 4 11 0.33 18.00 33.00 7.01 110.385 10126 10126 3481 8 8

3482 430 - NURŞİN ATA
İMKB Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 2 6 0.00 5 3 4.00 5 2 4.33 2 8 -0.67 4 10 0.67 22.00 42.00 8.00 110.385 10126 10126 3481 78 13

3483 64 - MERVE SEVLİM
Çıplak Ortaokulu 8 / A 5 13 0.67 2 5 0.33 3 4 1.67 2 3 1.00 0 5 -1.67 6 12 2.00 18.00 42.00 4.00 110.370 10130 10130 3483 18 18

3484 16 - DİCLE DİNÇ
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 3 5 1.33 1 7 -1.33 3 5 1.33 0 3 -1.00 0 0 0.00 3 7 0.67 10.00 27.00 1.00 110.370 10130 10130 3483 9 9

3485 101 - GALYA YİĞİT
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 1 3 0.00 3 1 2.67 4 1 3.67 0 2 -0.67 3 3 2.00 0 5 -1.67 11.00 15.00 6.00 110.356 10138 10138 3485 121 22

3486 63 - ELİF GÜNDÜZ
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 2 8 -0.67 0 4 -1.33 3 4 1.67 0 0 0.00 2 0 2.00 2 5 0.33 9.00 21.00 2.00 110.341 10144 10144 3486 15 15

3487 248 - FURKAN YILMAZ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 6 12 2.00 1 5 -0.67 1 6 -1.00 0 2 -0.67 5 6 3.00 1 11 -2.67 14.00 42.00 -0.01 110.341 10144 10144 3486 70 20

3488 26 - BARAN BUDAK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 7 11 3.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 0 0 0.00 5 14 0.33 3 16 -2.33 21.00 54.00 2.99 110.341 10144 10144 3486 69 10

3489 75 - MUHAMMED TEZDÖNEN
Başak Ortaokulu 8 / B 6 12 2.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 0 5 -1.67 5 11 1.33 18.00 48.00 1.99 110.326 10148 10148 3489 24 11

3490 90 - SEVİLAY BOZAN
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 4 5 2.33 1 0 1.00 1 2 0.33 0 3 -1.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 8.00 18.00 1.99 110.326 10148 10148 3489 10 10

3491 18 - MUHAMMED TÜRKEŞ
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 3 7 0.67 2 6 0.00 4 4 2.67 1 3 0.00 2 4 0.67 1 4 -0.33 13.00 28.00 3.68 109.941 10152 10152 3491 9 9

3492 31 - ARAFATKARADENİZ
Eskin Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 6 0.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 27.00 61.00 6.68 109.941 10152 10152 3491 17 11

3493 1546 - MURAT BOZAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 3 13 -1.33 2 7 -0.33 3 4 1.67 0 0 0.00 5 4 3.67 4 15 -1.00 17.00 43.00 2.68 109.926 10155 10155 3493 64 11

3494 181 - DİYAR MUHAMMED
Dicle Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 3 16 -2.33 7 13 2.67 23.00 61.00 2.67 109.911 10156 10156 3494 62 16

3495 491 - HABİB GÜNEŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 9 11 5.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 19.00 61.00 -1.33 109.896 10158 10158 3495 133 20

3496 855 - ASMİ NÖ *L
Arıklı Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.67 5 15 0.00 7.00 16.00 1.67 109.896 10158 10158 3495 19 15

3497 0 - MUHAMMED KUAAY
Kızıltepe Ortaokulu 0 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 4 15 -1.00 11.00 28.00 1.67 109.896 10158 10158 3495 196 1

3498 705 - ÜMMÜ GÜLSÜM YAŞAR
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 3.00 2 10 -1.33 7.00 16.00 1.67 109.896 10158 10158 3495 79 18

3499 469 - HÜEYİN MELLEDERVİŞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 6 10 2.67 2 6 0.00 2 6 0.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 14.00 37.00 1.67 109.896 10158 10158 3495 122 17

3500 15 - GÜLFİDANN SİNCARR
İstiklal Ortaokulu 8 / A 2 6 0.00 2 7 -0.33 4 3 3.00 0 0 0.00 4 9 1.00 4 12 0.00 16.00 37.00 3.67 109.881 10171 10171 3500 42 12

3501 340 - ÖZGÜR AKMAN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 2 10 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 1 2.67 0 2 -0.67 6 8 3.33 15.00 37.00 2.67 109.867 10173 10173 3501 66 25

3502 0 - * EE
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 5 14 0.33 11.00 28.00 1.66 109.837 10180 10180 3502 106 20

3503 482 - MAHMUT AYDIN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 4 8 1.33 1 4 -0.33 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 10.00 25.00 1.66 109.837 10180 10180 3502 123 18

3504 424 - GÜLSÜM ÖNCEL
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 6 14 1.33 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 1 8 -1.67 4 15 -1.00 25.00 43.00 10.66 109.837 10180 10180 3502 27 11

3505 163 - BATUHAN GÜÇLÜ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 3 8 0.33 6 14 1.33 19.00 52.00 1.66 109.837 10180 10180 3502 22 11

3506 263 - MUHAMMEDNUR KAR KUŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 2 8 -0.67 2 1 1.67 0 5 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.33 7.00 16.00 1.66 109.837 10180 10180 3502 85 19

3507 5 - UMUT BANA DUMAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 4 7 1.67 2 4 0.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 17.00 1.34 109.407 10191 10191 3507 134 25

3508 734 - ELİF GÜLDAĞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 5 14 0.33 3 5 1.33 4 4 2.67 4 1 3.67 1 13 -3.33 6 10 2.67 23.00 47.00 7.34 109.407 10191 10191 3507 197 24

3509 518 - PELİN DOĞAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 5 6 3.00 0 4 -1.33 4 6 2.00 0 3 -1.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 18.00 50.00 1.34 109.407 10191 10191 3507 107 22

3510 69 - MEHMET YILMAZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 9 -3.00 5 15 0.00 5 15 0.00 21.00 68.00 -1.67 109.393 10199 10199 3510 18 18

3511 774 - TENZİLE AĞIRMAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 6 4 4.67 0 2 -0.67 4 3 3.00 2 2 1.33 2 10 -1.33 1 11 -2.67 15.00 32.00 4.33 109.393 10199 10199 3510 73 20

3512 76 - BİLAL KİİNO
Zergan Ortaokulu 8 / B 6 11 2.33 1 8 -1.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 15 -2.00 7 13 2.67 19.00 65.00 -2.67 109.378 10205 10205 3512 86 29

3513 1953 - HASAN ÇİÇEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 16 -2.33 6 12 2.00 24.00 62.00 3.33 109.378 10205 10205 3512 65 17

3514 1015 - SİDEN SALİH
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 5 11 1.33 5 4 3.67 5 5 3.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 1 7 -1.33 16.00 29.00 6.33 109.378 10205 10205 3512 226 22

3515 64 - FERHAT DEMİR
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 9 -2.00 7 12 3.00 4 15 -1.00 21.00 65.00 -0.67 109.363 10211 10211 3515 27 11

3516 1361 - FARUK SAK N
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 2 11 -1.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 2 2.33 2 8 -0.67 5 13 0.67 25.00 41.00 11.32 109.348 10218 10218 3516 66 12

3517 46 - HÜLYA ATAMAN
Çıplak Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 3 5 1.33 3 5 1.33 3 2 2.33 2 8 -0.67 6 11 2.33 20.00 44.00 5.32 109.348 10218 10218 3516 19 19

3518 189 - ŞAHA BAYRAM
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 2 7 -0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 15 -2.00 6 11 2.33 22.00 62.00 1.33 109.348 10218 10218 3516 28 12

3519 127 - EMİRHAN BİLEN
İMKB Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 5 -1.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 23.00 62.00 2.32 109.348 10218 10218 3516 79 19

3520 86 - BERAT ERBEY
İMKB Ortaokulu 8 / B 7 11 3.33 0 10 -3.33 4 5 2.33 3 7 0.67 4 14 -0.67 4 15 -1.00 22.00 62.00 1.33 109.348 10218 10218 3516 79 14

3521 203 - ZEHRA AZBOY
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 8 7 5.67 1 5 -0.67 2 6 0.00 4 4 2.67 1 13 -3.33 3 13 -1.33 19.00 48.00 3.01 108.948 10227 10227 3521 95 12

3522 321 - ŞERZAN YILMAZ
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.01 108.933 10229 10229 3522 67 14

3523 30 - ELİF IŞIK
Sürekli Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 1 6 -1.00 4 6 2.00 1 4 -0.33 3 6 1.00 2 16 -3.33 18.00 48.00 2.01 108.933 10229 10229 3522 41 10

3524 42 - ENES KAYMAZ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 16 -1.33 4 15 -1.00 26.00 63.00 5.01 108.933 10229 10229 3522 26 6

3525 79 - FURKAN DAĞLI
Fırat Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 4 15 -1.00 26.00 63.00 5.01 108.933 10229 10229 3522 74 13

3526 30 - MUHAMMET ŞÜKRÜ ÖZMEN
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 23.00 57.00 4.00 108.904 10240 10240 3526 12 12

3527 413 - YUSUF KILINÇ
Fırat Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.00 108.904 10240 10240 3526 75 21

3528 637 - MAHMU TBO Z
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 3 16 -2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 12 3.00 25.00 63.00 4.00 108.904 10240 10240 3526 148 23



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3529 599 - İR* DAL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 2 18 -4.00 21.00 69.00 -2.00 108.904 10240 10240 3526 96 17

3530 771 - HASAN DOĞAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 6 4 4.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 5 15 0.00 5 15 0.00 27.00 63.00 6.01 108.904 10240 10240 3526 96 14

3531 263 - NURULLAH SÜE R
Dicle Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 21.00 69.00 -2.00 108.904 10240 10240 3526 63 17

3532 36 - ABDURRAHMAN GEZER
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 108.904 10240 10240 3526 114 19

3533 31 - DİLER SAMELA
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 15 -1.00 5 15 0.00 29.00 60.00 9.00 108.889 10255 10255 3533 198 27

3534 563 - FATİH TOPRAK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 6 14 1.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 4 16 -1.33 27.00 63.00 6.00 108.889 10255 10255 3533 108 10

3535 1045 - FARUK YİĞİT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 4 12 0.00 5 4 3.67 4 3 3.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 24.00 6.00 108.889 10255 10255 3533 227 20

3536 0 - ENES KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 33.00 6.00 108.889 10255 10255 3533 31 10

3537 0 - FURKAN AYDIN
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 108.874 10269 10269 3537 23 11

3538 0 - EFTELYA SARIBOĞA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 6 14 1.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 36.00 2.00 108.874 10269 10269 3537 149 24

3539 1566 - NİSANU R DEMİR
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 4 12 0.00 4 6 2.00 7 3 6.00 1 1 0.67 6 11 2.33 2 15 -3.00 24.00 48.00 8.00 108.874 10269 10269 3537 67 13

3540 376 - GÜLÇİÇEK AYDIN
Dicle Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 108.874 10269 10269 3537 64 25

3541 162 - NESLİHAN ÖNCEL
Bozhöyük Ortaokulu 0 / C 2 13 -2.33 1 7 -1.33 1 8 -1.67 1 4 -0.33 4 8 1.33 6 8 3.33 15.00 48.00 -1.00 108.874 10269 10269 3537 47 1

3542 781 - SİRAÇ SAYILIR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 9 11 5.33 24.00 66.00 2.00 108.874 10269 10269 3537 199 25

3543 100 - SERHAT ARAS
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 4 4 2.67 1 5 -0.67 0 4 -1.33 3 11 -0.67 3 12 -1.00 17.00 45.00 2.00 108.874 10269 10269 3537 109 26

3544 77 - AHMET MU SİN AYDOĞAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 2 8 -0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 1 1 0.67 11.00 27.00 2.00 108.874 10269 10269 3537 25 7

3545 1992 - DAVUD KILINÇ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 108.859 10279 10279 3545 68 18

3546 297 - MUHAMMED KUDAY
İstiklal Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 2 2.33 5 15 0.00 27.00 48.00 10.99 108.859 10279 10279 3545 43 16

3547 649 - BARIŞCAN CEYLAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 16 -2.33 6 14 1.33 26.00 63.00 4.99 108.859 10279 10279 3545 110 11

3548 1474 - BETÜL KAYA
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 3 15 -2.00 2 6 0.00 5 2 4.33 0 3 -1.00 4 11 0.33 6 11 2.33 20.00 48.00 3.99 108.844 10286 10286 3548 69 14

3549 586 - İBRAHİM ERTAŞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 27.00 63.00 5.99 108.830 10289 10289 3549 150 18

3550 381 - NİSAN*R ÇAKIR
İstiklal Ortaokulu 8 / C 3 4 1.67 1 2 0.33 1 4 -0.33 1 2 0.33 1 3 0.00 1 4 -0.33 8.00 19.00 1.67 108.430 10291 10291 3550 44 15

3551 54 - RAHİME TAŞÇI
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 6 12 2.00 2 5 0.33 5 4 3.67 1 6 -1.00 0 4 -1.33 5 15 0.00 19.00 46.00 3.67 108.415 10292 10292 3551 8 7

3552 18 - ROJİN İLHAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 4 12 0.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 6 12 2.00 20.00 52.00 2.67 108.400 10297 10297 3552 98 19

3553 623 - İREM BUDAK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 3 7 0.67 2 5 0.33 2 4 0.67 2 4 0.67 1 9 -2.00 4 5 2.33 14.00 34.00 2.67 108.400 10297 10297 3552 70 21

3554 11 - AYŞE KAYA
Körsu Ortaokulu 8 / A 4 12 0.00 2 3 1.00 1 1 0.67 0 0 0.00 3 8 0.33 3 7 0.67 13.00 31.00 2.67 108.400 10297 10297 3552 6 6

3555 39 - ESRA RONGUR
Başak Ortaokulu 8 / A 3 10 -0.33 3 2 2.33 4 2 3.33 0 0 0.00 1 3 0.00 2 5 0.33 13.00 22.00 5.66 108.385 10302 10302 3555 25 13

3556 100 - ENAS ALBADAH
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 5 6 3.00 0 0 0.00 2 4 0.67 1 4 -0.33 1 5 -0.67 1 6 -1.00 10.00 25.00 1.67 108.385 10302 10302 3555 228 22

3557 425 - YESRİ E BARIK
Sürekli Ortaokulu 8 / D 6 12 2.00 0 10 -3.33 3 4 1.67 5 1 4.67 1 11 -2.67 5 11 1.33 20.00 49.00 3.67 108.370 10309 10309 3557 42 7

3558 56 - YİĞİT
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 4 8 1.33 1 5 -0.67 2 6 0.00 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 25.00 1.66 108.370 10309 10309 3557 28 17

3559 94000 - GÜLS* EFE
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 34.00 1.66 108.370 10309 10309 3557 43 14

3560 84 - SEYYİD UL UTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 4 6 2.00 3 6 1.00 2 6 0.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 21.00 52.00 3.66 108.356 10316 10316 3560 67 24

3561 30 - BİLAL AKTAŞ
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 3 10 -0.33 2 5 0.33 2 4 0.67 1 2 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 14.00 35.00 2.34 107.956 10320 10320 3561 19 10

3562 0 - MUHAMMED EMİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 11.00 29.00 1.34 107.941 10321 10321 3562 200 16

3563 454 - ZEKİ ÖRNEK
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 3 3 2.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 0 1 -0.33 3 4 1.67 0 7 -2.33 9.00 23.00 1.34 107.941 10321 10321 3562 80 18

3564 83 - SEVCANA*OĞAN
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 11.00 29.00 1.34 107.941 10321 10321 3562 25 25

3565 217 - ROJDA AKSOY
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 5 7 2.67 2 3 1.00 0 7 -2.33 0 0 0.00 2 5 0.33 0 4 -1.33 9.00 26.00 0.34 107.926 10328 10328 3565 44 15

3566 0 - *AAA
Eskin Ortaokulu 8 / B 6 13 1.67 0 10 -3.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 35.00 0.34 107.926 10328 10328 3565 18 12

3567 140 - EMİNE ŞAN
Vatan Ortaokulu 8 / D 3 5 1.33 4 4 2.67 0 4 -1.33 2 2 1.33 3 4 1.67 0 7 -2.33 12.00 26.00 3.34 107.926 10328 10328 3565 75 16

3568 604 - İREN EMEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 3 13 -1.33 0 8 -2.67 4 5 2.33 4 3 3.00 4 7 1.67 3 8 0.33 18.00 44.00 3.33 107.911 10333 10333 3568 99 18

3569 29 - ABDURRAHMAN AKDAĞ
Işıklar Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 7 -1.33 4 11 0.33 3 15 -2.00 22.00 59.00 2.34 107.911 10333 10333 3568 41 22

3570 91 - İSLAM BİLGİ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 5 11 1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 18.00 38.00 5.33 107.896 10343 10343 3570 48 15

3571 604 - MELEK MUHAMMED
İnkılap Ortaokulu 8 / C 3 13 -1.33 1 3 0.00 3 6 1.00 2 5 0.33 4 6 2.00 4 11 0.33 17.00 44.00 2.33 107.896 10343 10343 3570 68 12

3572 143 - MENESA KARACA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 2 4 0.67 1 4 -0.33 2 5 0.33 2 2 1.33 0 0 0.00 2 5 0.33 9.00 20.00 2.33 107.896 10343 10343 3570 124 23

3573 284 - KÜBRA ÖZDEM R
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 4 11 0.33 3 5 1.33 2 6 0.00 0 0 0.00 2 1 1.67 1 6 -1.00 12.00 29.00 2.33 107.896 10343 10343 3570 45 17

3574 77 - İSLAM YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 5 13 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 4 11 0.33 17.00 38.00 4.33 107.881 10353 10353 3574 20 20

3575 203 - ELİF ÇIVAK
Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anado 8 / A 4 12 0.00 2 4 0.67 2 6 0.00 1 5 -0.67 3 6 1.00 4 11 0.33 16.00 44.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 26 26

3576 795 - NİLAY ORA L
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 6 11 2.33 10.00 26.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 151 16

3577 0 - A * * YAP
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 0 / H 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 6 14 1.33 11.00 29.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 151 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3578 361 - SARA ŞERAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 1.33 5 15 0.00 9.00 23.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 100 19

3579 0 - 
Dicle Ortaokulu 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 8 12 4.00 11.00 29.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 65 4

3580 47 - ÖZLEM SONGUR
Başak Ortaokulu 8 / A 4 7 1.67 1 4 -0.33 4 2 3.33 2 3 1.00 2 5 0.33 0 5 -1.67 13.00 26.00 4.33 107.881 10353 10353 3574 26 14

3581 0 - **EMLL N
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 11.00 29.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 119 19

3582 5 - HACI ALİ TURAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 11 1.33 5.00 11.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 68 25

3583 505 - TUANA AYDEMİR
İnkılap Ortaokulu 8 / C 6 8 3.33 0 7 -2.33 2 5 0.33 0 6 -2.00 1 10 -2.33 2 2 1.33 11.00 38.00 -1.67 107.881 10353 10353 3574 69 13

3584 464 - HADİSE GÖKÇEN
İnkılap Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 -0.67 5 9 2.00 6.00 14.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 69 18

3585 682 - MUHAMMAD BERİR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 11 1.33 5.00 11.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 111 12

3586 0 - A** * K N
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 6 14 1.33 11.00 29.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 115 20

3587 0 - 
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 6 14 1.33 11.00 29.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 80 13

3588 2 - BİLAL KANDEMİR
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 4 8 1.33 8.00 20.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 80 19

3589 271 - EMİRCANABURCU
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 6 14 1.33 11.00 29.00 1.33 107.881 10353 10353 3574 81 19

3590 34 - MERT YUNUS TEK
İstiklal Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 2 7 -0.33 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 4 9 1.00 12.00 35.00 0.33 107.867 10378 10378 3590 45 13

3591 92 - MUSTAFA BAHADIR
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 2 7 -0.33 1 16 -4.33 25.00 42.00 11.01 107.467 10382 10382 3591 21 21

3592 803 - ASMİN CALIS FB
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 5 10 1.67 1 7 -1.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 30.00 0.01 107.437 10383 10383 3592 72 16

3593 692 - ÖMER YUSUF ÇALGICI
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / C 7 7 4.67 1 5 -0.67 6 3 5.00 3 3 2.00 2 12 -2.00 1 12 -3.00 20.00 42.00 6.00 107.422 10386 10386 3593 71 22

3594 0 - ELİFNUR ERTAŞ
24 Kasım Ortaokulu 0 / C 3 14 -1.67 2 6 0.00 4 4 2.67 3 2 2.33 6 12 2.00 2 7 -0.33 20.00 45.00 5.00 107.407 10391 10391 3594 68 1

3595 516 - MURAT AL
İMKB Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 7 2 6.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 8 12 4.00 26.00 63.00 5.00 107.407 10391 10391 3594 81 20

3596 542 - AZAD AKIŞ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 2 14 -2.67 3 6 1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 22.00 63.00 1.00 107.393 10399 10399 3596 101 13

3597 673 - RAMAN HÜSEYİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 4 5 2.33 2 4 0.67 1 6 -1.00 4 4 2.67 2 5 0.33 1 9 -2.00 14.00 33.00 3.00 107.378 10402 10402 3597 125 23

3598 29 - ELİF YİĞİT
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 6 11 2.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 3 1.00 1 10 -2.33 5 14 0.33 21.00 51.00 3.99 107.378 10402 10402 3597 9 9

3599 63 - MUSA ULUĞ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 9 10 5.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 0 6 -2.00 3 13 -1.33 3 16 -2.33 19.00 61.00 -1.32 106.978 10412 10412 3599 24 12

3600 653 - İSMAİL ÇEÇEN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 4 10 0.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 0 4 -1.33 2 5 0.33 3 7 0.67 11.00 34.00 -0.32 106.948 10415 10415 3600 126 24

3601 42 - ELMAZ GÜMÜŞ
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 3 11 -0.67 2 5 0.33 3 3 2.00 1 4 -0.33 0 1 -0.33 4 7 1.67 13.00 31.00 2.67 106.933 10417 10417 3601 22 22

3602 3 - CANSU YILDIZ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 3 12 -1.00 4 2 3.33 6 3 5.00 3 4 1.67 1 10 -2.33 5 9 2.00 22.00 40.00 8.67 106.933 10417 10417 3601 7 7

3603 86 - HİRANUR AKKAYA
Fırat Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 18 -4.00 4 16 -1.33 29.00 61.00 8.67 106.933 10417 10417 3601 76 17

3604 458 - ÖZCAN ARSLAN
Fırat Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 20.00 70.00 -3.33 106.933 10417 10417 3601 76 16

3605 871 - 
Arıklı Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 31.00 5.67 106.933 10417 10417 3601 20 5

3606 1074 - ZÜMRE ÖZG *
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / I 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 4 2.67 0 0 0.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 19.00 49.00 2.67 106.933 10417 10417 3601 229 24

3607 2026 - SEYFETTİN KURTAY
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 3 7 0.67 22.00 58.00 2.67 106.933 10417 10417 3601 26 18

3608 33 - MUHAMMED RESUL SİPEK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 106.919 10429 10429 3608 72 18

3609 528 - ENES ÖZCAN
İMKB Ortaokulu 8 / E 4 13 -0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 5 1.33 4 12 0.00 19.00 52.00 1.67 106.919 10429 10429 3608 82 13

3610 46 - BEDİA ÇAÇA
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 106.919 10429 10429 3608 25 12

3611 358 - FATİME KAYGISIZ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 3 5 1.33 1 4 -0.33 7 3 6.00 0 3 -1.00 0 3 -1.00 1 4 -0.33 12.00 22.00 4.67 106.919 10429 10429 3608 73 14

3612 25 - SEDA KAPLAN
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / K 5 15 0.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 15 -2.00 7 12 3.00 23.00 64.00 1.67 106.919 10429 10429 3608 8 1

3613 55 - ENES DEMİR
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 4 16 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.66 106.904 10441 10441 3613 27 26

3614 724 - SEMANUR KERSE
Fırat Ortaokulu 8 / E 7 9 4.00 0 1 -0.33 2 6 0.00 0 1 -0.33 1 6 -1.00 2 11 -1.67 12.00 34.00 0.67 106.904 10441 10441 3613 78 11

3615 97 - ŞEYHMUS ÖZDURAK
İMKB Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 5 9 2.00 26.00 58.00 6.67 106.904 10441 10441 3613 83 17

3616 779 - MEHMETCAN VARGÜN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 23.00 67.00 0.67 106.904 10441 10441 3613 230 22

3617 668 - MEHMET TÜRK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 106.889 10456 10456 3617 153 21

3618 11 - HALİL YILMAZ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.66 106.889 10456 10456 3617 102 14

3619 95 - CENNET ALATAY
Dicle Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 14 0.33 7 13 2.67 25.00 64.00 3.66 106.889 10456 10456 3617 66 19

3620 388 - HÜSEYİN KAKMAZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 37.00 0.66 106.889 10456 10456 3617 201 29

3621 0 - **EE
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 37.00 0.66 106.889 10456 10456 3617 112 21

3622 305 - MUHAMMED ÇETİNTAŞ
Sürekli Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 106.889 10456 10456 3617 43 8

3623 109 - SERHAT GÖKOĞLU
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 2 5 0.33 0 5 -1.67 1 4 -0.33 2 2 1.33 3 10 -0.33 4 8 1.33 12.00 34.00 0.66 106.889 10456 10456 3617 82 11

3624 394 - İSA TALİH
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 23.00 67.00 0.66 106.889 10456 10456 3617 29 12

3625 607 - AZRA AKGÜÇ
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 6 14 1.33 1 6 -1.00 2 8 -0.67 2 3 1.00 6 9 3.00 2 15 -3.00 19.00 55.00 0.66 106.889 10456 10456 3617 17 17

3626 58 - İREM ÇAVAŞ
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 1 4 -0.33 3 2 2.33 2 3 1.00 1 3 0.00 1 2 0.33 2 5 0.33 10.00 19.00 3.66 106.889 10456 10456 3617 11 11
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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3627 631 - HASAN ALTİN
Fırat Ortaokulu 8 / E 5 11 1.33 2 6 0.00 1 8 -1.67 0 9 -3.00 3 12 -1.00 5 9 2.00 16.00 55.00 -2.34 106.889 10456 10456 3617 79 12

3628 138 - İZZETTİN SÜRER
Zergan Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 20.00 70.00 -3.34 106.874 10477 10477 3628 87 18

3629 19 - AHMED ELŞ* HO
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 6 14 1.33 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 106.859 10481 10481 3629 103 14

3630 107 - HÜLYA IR* K
Eskin Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 2 3 1.00 1 14 -3.67 6 11 2.33 18.00 49.00 1.66 106.859 10481 10481 3629 19 13

3631 443 - YEŞİM ÖTÜNÇ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 3 10 -0.33 0 6 -2.00 3 3 2.00 5 2 4.33 2 16 -3.33 7 10 3.67 20.00 47.00 4.34 106.474 10485 10485 3631 104 15

3632 10 - ABİDİNGÜZEL
Körsu Ortaokulu 8 / A 2 4 0.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 2 4 0.67 0 0 0.00 4.00 11.00 0.34 106.459 10486 10486 3632 7 7

3633 75 - ABDURRAHMAN BUDAK
İMKB Ortaokulu 8 / C 5 7 2.67 1 5 -0.67 3 4 1.67 0 6 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 13.00 38.00 0.34 106.459 10486 10486 3632 84 20

3634 211 - HED * KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 3 3.00 2 16 -3.33 4 12 0.00 25.00 56.00 6.34 106.459 10486 10486 3632 44 9

3635 8 - AYŞE SALİM
Yumurcak İmam Hatip Ortaokulu 0 / 0 3 6 1.00 1 2 0.33 6 3 5.00 2 1 1.67 0 1 -0.33 1 7 -1.33 13.00 20.00 6.34 106.459 10486 10486 3632 4 1

3636 52 - KEREM *LINÇ
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 2 3 1.00 1 3 0.00 0 7 -2.33 0 0 0.00 2 4 0.67 2 6 0.00 7.00 23.00 -0.66 106.444 10493 10493 3636 34 18

3637 1 - KEREM TEMEL
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 1 7 -1.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 5 10 1.67 5 15 0.00 20.00 62.00 -0.66 106.444 10493 10493 3636 69 15

3638 7 - SUNAY BENGÜ
Işıklı Ortaokulu 8 / A 5 4 3.67 3 2 2.33 1 3 0.00 4 2 3.33 1 11 -2.67 2 10 -1.33 16.00 32.00 5.33 106.430 10500 10500 3638 22 7

3639 4 - AYŞEGÜL VURAL
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 4 12 0.00 6 0 6.00 4 6 2.00 1 2 0.33 1 2 0.33 2 10 -1.33 18.00 32.00 7.33 106.415 10505 10505 3639 12 12

3640 74 - NİDA ÖZER
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 2 8 -0.67 1 3 0.00 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 1.33 8.00 17.00 2.33 106.385 10513 10513 3640 46 14

3641 150 - ADEM SELVİTEPE
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 3 5 1.33 3 2 2.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 4 8 1.33 2 12 -2.00 14.00 35.00 2.33 106.385 10513 10513 3640 20 10

3642 33 - FERHAN YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 2 5 0.33 3 3 2.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 25.00 53.00 7.32 106.356 10515 10515 3642 12 12

3643 82 - SEMANUR KILINÇ
Eymirli Ortaokulu 8 / A 1 7 -1.33 0 0 0.00 1 3 0.00 3 1 2.67 0 0 0.00 2 1 1.67 7.00 12.00 3.01 105.970 10517 10517 3643 18 18

3644 2 - HİRANUR GÜVEN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 0 9 -3.00 1 8 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 36.00 -1.00 105.941 10520 10520 3644 70 16

3645 34 - NİSA ALAR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 3 15 -2.00 5 5 3.33 1 7 -1.33 1 5 -0.67 4 10 0.67 6 12 2.00 20.00 54.00 2.00 105.941 10520 10520 3644 120 32

3646 300 - ŞEHMUS ÇELİK
İnkılap Ortaokulu 8 / B 2 7 -0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 3 5 1.33 4 16 -1.33 18.00 39.00 5.00 105.941 10520 10520 3644 71 19

3647 414 - SÜMEYYE ÇAKAR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 4 6 2.00 3 2 2.33 0 5 -1.67 1 1 0.67 1 1 0.67 1 9 -2.00 10.00 24.00 2.00 105.941 10520 10520 3644 127 18

3648 115 - TÜRKAN KAVAN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 3 11 -0.67 0 1 -0.33 5 4 3.67 1 1 0.67 1 0 1.00 4 13 -0.33 14.00 30.00 4.01 105.941 10520 10520 3644 16 16

3649 747 - MUHAMEDÇINAR DEMİRTAS
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 1 2 0.33 3 5 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 1 1.67 2 7 -0.33 10.00 33.00 -1.00 105.941 10520 10520 3644 86 20

3650 94 - SULTAN ŞEYHMUS GÜMÜŞ
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.33 4 16 -1.33 7.00 18.00 1.00 105.926 10527 10527 3650 23 23

3651 551 - MEHMET LAÇİN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 5 10 1.67 0 3 -1.00 5 0 5.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 2 6 0.00 13.00 27.00 4.00 105.926 10527 10527 3650 87 21

3652 481 - BÜŞRA ACET
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.00 3.00 6.00 1.00 105.926 10527 10527 3650 135 14

3653 0 - DAH*** *U UO
Bozhöyük Ortaokulu 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 2 4 0.67 5.00 12.00 1.00 105.926 10527 10527 3650 49 4

3654 438 - EMİRCANKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / G 3 17 -2.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 25.00 45.00 10.00 105.926 10527 10527 3650 231 23

3655 98 - ŞEYHMUS DARGA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 5 13 0.67 9.00 24.00 1.00 105.926 10527 10527 3650 83 14

3656 78 - AYŞE BÜŞRA BÜYÜK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 3 17 -2.67 21.00 42.00 7.00 105.926 10527 10527 3650 83 19

3657 0 - A M E*M ** ÖK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 5 11 1.33 1 6 -1.00 0 3 -1.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 27.00 0.00 105.911 10541 10541 3657 154 19

3658 2 - AHMET AKKAYA
Çağıl Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 1 3 0.00 2 8 -0.67 2 9 -1.00 20.00 45.00 5.00 105.896 10545 10545 3658 13 13

3659 62 - FATMANAS TÜRK
Sürekli Ortaokulu 8 / A 3 12 -1.00 5 3 4.00 4 4 2.67 0 4 -1.33 4 11 0.33 4 11 0.33 20.00 45.00 5.00 105.896 10545 10545 3658 45 11

3660 4 - AYSEMA TURAN
Başak Ortaokulu 8 / B 3 11 -0.67 1 5 -0.67 1 7 -1.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 4 8 1.33 14.00 45.00 -1.01 105.881 10548 10548 3660 27 12

3661 77 - İSLAM EŞİN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 1 8 -1.67 1 5 -0.67 4 2 3.33 0 4 -1.33 1 0 1.00 2 2 1.33 9.00 21.00 1.99 105.881 10548 10548 3660 47 15

3662 5 - ŞEYMA ECE
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 4 4 2.67 1 1 0.67 1 1 0.67 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 5 -1.67 6.00 13.00 1.68 105.467 10553 10553 3662 88 22

3663 845 - ÖMER KILIÇ
Zergan Ortaokulu 8 / D 1 12 -3.00 2 6 0.00 3 5 1.33 3 6 1.00 6 13 1.67 5 10 1.67 20.00 52.00 2.67 105.467 10553 10553 3662 88 16

3664 516 - HALİL DEMİR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 4 13 -0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 5 15 0.00 5 15 0.00 23.00 55.00 4.68 105.467 10553 10553 3662 136 15

3665 416 - CEMİL AYDOĞDU
İnkılap Ortaokulu 8 / B 4 7 1.67 0 5 -1.67 3 4 1.67 0 5 -1.67 3 10 -0.33 4 12 0.00 14.00 43.00 -0.33 105.467 10553 10553 3662 72 20

3666 209 - AYLİN GÖKTAŞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 13.00 1.67 105.452 10558 10558 3666 155 17

3667 4 - ABDULKADİR *YIR
Dicle Ortaokulu 8 / A 4 10 0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 31.00 1.67 105.452 10558 10558 3666 67 20

3668 538 - YUSUF BAŞARAN
İMKB Ortaokulu 8 / C 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 3 5 1.33 2 4 0.67 12.00 34.00 0.67 105.437 10564 10564 3668 85 21

3669 179 - AMİNE ESEN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 0 9 -3.00 4 4 2.67 2 6 0.00 5 14 0.33 5 12 1.00 20.00 58.00 0.67 105.437 10564 10564 3668 47 26

3670 13 - ABDULLAH YAŞİN
Sürekli Ortaokulu 8 / B 5 13 0.67 1 7 -1.33 2 6 0.00 2 3 1.00 4 12 0.00 4 11 0.33 18.00 52.00 0.67 105.437 10564 10564 3668 46 10

3671 491 - ESİLA DURAK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 2 11 -1.67 1 7 -1.33 2 5 0.33 2 4 0.67 2 12 -2.00 8 10 4.67 17.00 49.00 0.67 105.437 10564 10564 3668 232 26

3672 256 - MUSA EFE
Tepebaşı Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 2 6 0.00 2 1 1.67 2 14 -2.67 5 15 0.00 22.00 55.00 3.67 105.437 10564 10564 3668 85 22

3673 114 - İSHAK KILINÇ
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 4 9 1.00 3 4 1.67 2 3 1.00 6 3 5.00 1 7 -1.33 2 8 -0.67 18.00 34.00 6.67 105.437 10564 10564 3668 39 20

3674 239 - İBRAHİM TOKDAŞ
Fırat Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 18.00 37.00 5.66 105.407 10577 10577 3674 80 17

3675 17 - BARAN ÖNCEL
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.35 105.007 10583 10583 3675 50 11
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3676 308 - EREN ÇAĞDAŞ ÇELİK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 9 1 8.67 4 5 2.33 0 3 -1.00 1 13 -3.33 4 15 -1.00 24.00 47.00 8.34 104.978 10584 10584 3676 121 35

3677 98 - HELEN ÖZCAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 19 -5.33 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.66 104.978 10584 10584 3676 33 16

3678 265 - HÜSEYİN SEVİNÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 6 -2.00 1 12 -3.00 2 13 -2.33 18.00 56.00 -0.66 104.978 10584 10584 3676 71 21

3679 369 - ZEYNEP EMEN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 9 10 5.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 19 -5.33 5 15 0.00 24.00 65.00 2.33 104.963 10591 10591 3679 73 11

3680 607 - MEHMET KARAASLAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 16 -3.33 7 13 2.67 23.00 65.00 1.34 104.963 10591 10591 3679 116 21

3681 145 - ABDUL MELİK DAĞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 7 13 2.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 104.948 10599 10599 3681 156 18

3682 279 - SEMANUR ASLAN
Dicle Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 104.948 10599 10599 3681 68 18

3683 14 - AHMET TARHAN
Günlüce Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 3 2 2.33 6 3 5.00 2 2 1.33 1 5 -0.67 5 13 0.67 20.00 38.00 7.33 104.948 10599 10599 3681 12 12

3684 39000 - BÜNYAMİN DÜZGÖRE N
Akdoğan Ortaokulu 0 / 0 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 104.948 10599 10599 3681 21 1

3685 235 - ZEKİYE YÜCEDAĞ
Işıklar Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 21.00 59.00 1.33 104.948 10599 10599 3681 42 23

3686 189 - YASMİN DEMİRKAYA
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 3 15 -2.00 2 8 -0.67 3 5 1.33 1 3 0.00 2 3 1.00 5 10 1.67 16.00 44.00 1.33 104.948 10599 10599 3681 27 21

3687 0 - ***
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 35.00 3.33 104.933 10609 10609 3687 157 16

3688 498 - FATMAGÜL KAKIZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 4 9 1.00 1 5 -0.67 5 3 4.00 2 6 0.00 0 6 -2.00 4 9 1.00 16.00 38.00 3.33 104.933 10609 10609 3687 157 25

3689 193 - ŞEHMUS DURAK
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 4 11 0.33 3 5 1.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 0 3 -1.00 3 7 0.67 14.00 32.00 3.33 104.933 10609 10609 3687 22 11

3690 1000 - MEM ETKIRAT
Doyuran Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 35.00 3.33 104.933 10609 10609 3687 16 16

3691 575 - M U S E C E
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 5 15 0.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.66 104.933 10609 10609 3687 113 13

3692 0 - MİRAÇ ÇALIŞ
Sürekli Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 104.933 10609 10609 3687 47 12

3693 21 - MUSTAFA GÜZEI
Körsu Ortaokulu 8 / A 1 5 -0.67 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 4.00 5.00 2.33 104.919 10620 10620 3693 8 8

3694 1 - CEMLİE AKAŞE
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 6 14 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 38.00 -0.67 104.919 10620 10620 3693 137 28

3695 111 - MEHMET EMİN AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 1 19 -5.33 22.00 68.00 -0.67 104.919 10620 10620 3693 20 14

3696 0 - MUHAMMED KUDAY
Kızıltepe Ortaokulu 0 / F 5 14 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 35.00 2.33 104.919 10620 10620 3693 202 2

3697 793 - SİNAN ERTAŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 3 2.00 0 14 -4.67 7 12 3.00 23.00 56.00 4.33 104.904 10629 10629 3697 203 21

3698 632 - GÜLNAZ KİNİÇ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 28.00 62.00 7.33 104.904 10629 10629 3697 114 14

3699 72 - HİRANUR TARHAN
Akyazı Ortaokulu 8 / B 4 10 0.67 2 1 1.67 3 1 2.67 0 0 0.00 1 0 1.00 1 9 -2.00 11.00 21.00 4.01 104.474 10637 10637 3699 24 15

3700 684 - SAMET YILDIRIM
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 5 13 0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 3 9 0.00 4 12 0.00 17.00 48.00 1.01 104.474 10637 10637 3699 204 17

3701 604 - ZEHRA ZENGİN
Zergan Ortaokulu 8 / B 3 12 -1.00 0 7 -2.33 2 5 0.33 1 8 -1.67 4 10 0.67 5 9 2.00 15.00 51.00 -2.00 104.459 10642 10642 3701 89 30

3702 38 - BARAN ALİ
İstiklal Ortaokulu 8 / A 0 7 -2.33 3 3 2.00 3 2 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 9.00 15.00 4.00 104.459 10642 10642 3701 46 14

3703 88 - BERİTAN EMEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 4 13 -0.33 6 2 5.33 4 3 3.00 1 3 0.00 0 5 -1.67 5 13 0.67 20.00 39.00 7.00 104.459 10642 10642 3701 82 22

3704 156 - YÜSRA DEMİR
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 1 2 0.33 1 4 -0.33 5 15 0.00 17.00 51.00 0.00 104.444 10647 10647 3704 74 22

3705 18 - YUSUF AYDOĞAN
İstiklal Ortaokulu 8 / A 2 3 1.00 0 2 -0.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3.00 9.00 0.00 104.444 10647 10647 3704 47 15

3706 161 - ELİF EREN
Akdoğan Ortaokulu 0 / 0 1 9 -2.00 2 1 1.67 2 3 1.00 1 2 0.33 0 2 -0.67 5 7 2.67 11.00 24.00 3.00 104.444 10647 10647 3704 23 2

3707 6900 - AYŞENUR ÖNÇ*
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 0 2 -0.67 4 3 3.00 3 0 3.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 6.00 5.00 104.430 10656 10656 3707 86 12

3708 1458 - ŞEVVAL YILMAZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 3 8 0.33 4 4 2.67 2 6 0.00 2 1 1.67 3 3 2.00 0 8 -2.67 14.00 30.00 4.00 104.415 10660 10660 3708 233 22

3709 219 - YUSUF DURAK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 2 2 1.33 0 0 0.00 1 2 0.33 0 0 0.00 0 3 -1.00 1 2 0.33 4.00 9.00 0.99 104.400 10664 10664 3709 128 19

3710 447 - EVİN ORMN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 4 11 0.33 2 6 0.00 2 6 0.00 0 3 -1.00 2 5 0.33 4 11 0.33 14.00 42.00 -0.01 104.385 10665 10665 3710 129 19

3711 746 - HELEN KAPLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 4 5 2.33 1 1 0.67 0 0 0.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 20.00 51.00 2.99 104.385 10665 10665 3710 205 27

3712 69 - HÜSEYİN YALÇINKAYA
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 6 7 3.67 0 4 -1.33 0 6 -2.00 2 4 0.67 1 9 -2.00 4 13 -0.33 13.00 43.00 -1.32 104.000 10670 10670 3712 24 24

3713 189 - ABDULLAH DURAK
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 5 9 2.00 1 4 -0.33 0 6 -2.00 0 1 -0.33 2 10 -1.33 3 7 0.67 11.00 37.00 -1.32 104.000 10670 10670 3712 16 16

3714 25 - YILDIRIM GÜZEL
Körsu Ortaokulu 8 / A 3 4 1.67 0 0 0.00 2 2 1.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 3 -1.00 5.00 10.00 1.67 103.985 10672 10672 3714 9 9

3715 74 - ŞEYMA ABİÇ
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 10 9 7.00 1 4 -0.33 3 5 1.33 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 19 -6.33 14.00 40.00 0.67 103.970 10675 10675 3715 70 16

3716 620 - ENES SAHİN
İnkılap Ortaokulu 8 / C 6 13 1.67 2 8 -0.67 6 3 5.00 1 4 -0.33 3 4 1.67 2 17 -3.67 20.00 49.00 3.67 103.970 10675 10675 3715 73 14

3717 0 - MUSTAFA DEMİRCA N
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 0.67 2.00 4.00 0.67 103.970 10675 10675 3715 83 23

3718 651 - JİYAN ROJDA BAŞ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 2 4 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 4.00 0.67 103.970 10675 10675 3715 74 15

3719 833 - MUHAMED AYDIN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 15 -2.00 7 13 2.67 10.00 28.00 0.67 103.970 10675 10675 3715 74 14

3720 256 - TUANA BOZAN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 8 9 5.00 2 4 0.67 3 6 1.00 0 5 -1.67 1 12 -3.00 3 13 -1.33 17.00 49.00 0.67 103.970 10675 10675 3715 40 21

3721 7 - KE İ IÇAKÇ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 4.00 10.00 0.67 103.970 10675 10675 3715 89 21

3722 559 - KENAN TARHAN
Fırat Ortaokulu 8 / C 6 12 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 3 15 -2.00 5 15 0.00 21.00 55.00 2.67 103.956 10690 10690 3722 81 14

3723 269 - CEREN DAĞLAR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 6 14 1.33 22.00 58.00 2.67 103.956 10690 10690 3722 159 17

3724 229 - GÜLSÜM ADANIR
Zergan Ortaokulu 8 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 7 -1.33 5 15 0.00 2 18 -4.00 24.00 64.00 2.67 103.956 10690 10690 3722 90 31



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3725 101 - EMİNE YÜCE
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 0 0 0.00 7 3 6.00 1 1 0.67 0 0 0.00 3 8 0.33 15.00 28.00 5.67 103.956 10690 10690 3722 17 17

3726 9 - ESENAT ALİ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 5 1.33 2 12 -2.00 3 10 -0.33 25.00 49.00 8.67 103.956 10690 10690 3722 122 36

3727 967 - YAĞMU DEMİRDAŞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 4 15 -1.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 3 2 2.33 6 14 1.33 4 16 -1.33 25.00 58.00 5.66 103.941 10698 10698 3727 160 19

3728 658 - MEHMET ALİ DURAK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 2 6 0.00 1 4 -0.33 2 4 0.67 1 0 1.00 1 5 -0.67 3 6 1.00 10.00 25.00 1.67 103.941 10698 10698 3727 130 25

3729 621 - MELİK OMUK
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 3 0.00 1 11 -2.67 7 13 2.67 21.00 55.00 2.66 103.941 10698 10698 3727 18 18

3730 594 - ENSAR TURGAY
Fırat Ortaokulu 8 / E 7 12 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 21.00 58.00 1.67 103.941 10698 10698 3727 82 13

3731 632 - BEYZA AKKAYA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 2 8 -0.67 1 5 -0.67 2 4 0.67 2 2 1.33 2 5 0.33 3 7 0.67 12.00 31.00 1.66 103.926 10705 10705 3731 131 26

3732 155 - AHMET YASİN BUDAK
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 8 12 4.00 5 15 0.00 19.00 61.00 -1.34 103.926 10705 10705 3731 75 12

3733 505 - NURCAN RTANÇ
İstiklal Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 -0.67 2 2 1.33 3.00 7.00 0.66 103.911 10713 10713 3733 48 16

3734 839 - MUHAMMED KAHRAMAN
Arıklı Ortaokulu 8 / B 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 3 11 -0.67 8.00 22.00 0.66 103.911 10713 10713 3733 21 6

3735 0 - MUSTAFA ATEŞ
İMKB Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 6 14 1.33 6.00 16.00 0.66 103.911 10713 10713 3733 86 22

3736 749 - ABDULKERİM EŞİN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 1 5 -0.67 1 2 0.33 3 1 2.67 1 0 1.00 1 0 1.00 0 2 -0.67 7.00 10.00 3.66 103.911 10713 10713 3733 234 25

3737 194 - MEHMET ÖZDAŞ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 2 5 0.33 1 5 -0.67 1 1 0.67 1 3 0.00 0 0 0.00 1 2 0.33 6.00 16.00 0.66 103.911 10713 10713 3733 87 20

3738 0 - ZÜLEYHA OKTAY
İnkılap Ortaokulu 8 / C 1 14 -3.67 2 5 0.33 6 4 4.67 0 7 -2.33 5 8 2.33 5 11 1.33 19.00 49.00 2.66 103.896 10722 10722 3738 74 15

3739 8 - HEDİYE SÜLEYMAN
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 3 10 -0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 0 6 -2.00 4 7 1.67 17.00 38.00 4.35 103.511 10724 10724 3739 14 14

3740 615 - ERDEM DALAMAZ
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 5 10 1.67 1 8 -1.67 4 4 2.67 1 3 0.00 1 4 -0.33 2 9 -1.00 14.00 38.00 1.34 103.496 10725 10725 3740 19 19

3741 442 - ELİF JİYAN AKSOY
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 1 10 -2.33 2 4 0.67 4 5 2.33 1 1 0.67 1 4 -0.33 4 5 2.33 13.00 29.00 3.34 103.481 10728 10728 3741 132 27

3742 110 - SİNEM KİP
Çıplak Ortaokulu 8 / A 3 10 -0.33 1 5 -0.67 2 4 0.67 0 1 -0.33 2 10 -1.33 5 8 2.33 13.00 38.00 0.34 103.481 10728 10728 3741 20 20

3743 2 - DOĞAN ÇELİK
Fırat Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 1 -0.33 2 8 -0.67 4 13 -0.33 16.00 50.00 -0.66 103.467 10734 10734 3743 83 18

3744 64 - ÖZGE KARAYILAN
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 6 3 5.00 2 8 -0.67 2 6 0.00 6 14 1.33 21.00 56.00 2.33 103.452 10738 10738 3744 32 11

3745 134 - MUHAMMED MUSTAFA AY
Işıklı Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 24.00 65.00 2.33 103.452 10738 10738 3744 23 16

3746 148 - YUSUF GÜNDÜZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 3 4 1.67 3 4 1.67 3 4 1.67 3 12 -1.00 3 15 -2.00 21.00 50.00 4.34 103.452 10738 10738 3744 115 27

3747 747 - ERDEM YILMAZ
Zergan Ortaokulu 8 / A 4 13 -0.33 6 2 5.33 6 4 4.67 0 3 -1.00 4 11 0.33 3 14 -1.67 23.00 47.00 7.33 103.437 10741 10741 3747 91 19

3748 344 - YAĞM * AKDAĞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 4 13 -0.33 3 6 1.00 3 4 1.67 1 8 -1.67 5 11 1.33 4 14 -0.67 20.00 56.00 1.33 103.437 10741 10741 3747 138 21

3749 423 - DAMLA YILDIRIM
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 4 14 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 0 5 -1.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 17.00 56.00 -1.67 103.437 10741 10741 3747 116 15

3750 920 - HEZDA ELBERRİ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 21.00 69.00 -1.99 103.007 10748 10748 3750 105 15

3751 184 - RÜMEYSA BOZAN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 16.00 54.00 -1.99 103.007 10748 10748 3750 48 22

3752 124 - ŞİYAR KELEŞ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 4 15 -1.00 3 6 1.00 4 6 2.00 2 1 1.67 3 13 -1.33 6 13 1.67 22.00 54.00 4.01 103.007 10748 10748 3750 26 13

3753 1985 - BERİTAN ATEŞ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 21.00 69.00 -2.00 102.993 10751 10751 3753 71 17

3754 405 - HÜLYA AKSOY
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 16 -2.33 5 14 0.33 22.00 66.00 0.01 102.993 10751 10751 3753 76 13

3755 179 - HAMDULLAH BARAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 7 12 3.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 16 -1.33 2 18 -4.00 29.00 60.00 9.01 102.993 10751 10751 3753 71 16

3756 454 - GEYLANİ DEMİRCAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 4 9 1.00 4 5 2.33 4 5 2.33 0 0 0.00 1 7 -1.33 3 10 -0.33 16.00 36.00 4.00 102.993 10751 10751 3753 123 20

3757 180 - MUHAMMED SALİH ABA
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 23.00 66.00 1.00 102.993 10751 10751 3753 49 23

3758 231 - BAVER SÜRER
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 21.00 69.00 -2.00 102.993 10751 10751 3753 88 13

3759 528 - NAİF ABİÇ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 24.00 66.00 2.01 102.978 10760 10760 3759 117 21

3760 181 - ABDURAHMAN
MAHMUTOĞIU
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU

8 / B 3 13 -1.33 3 6 1.00 2 6 0.00 1 8 -1.67 3 14 -1.67 7 10 3.67 19.00 57.00 0.00 102.978 10760 10760 3759 72 29

3761 753 - BERAT EROĞLU
Fırat Ortaokulu 8 / D 4 13 -0.33 5 4 3.67 5 5 3.33 2 5 0.33 2 13 -2.33 6 14 1.33 24.00 54.00 6.00 102.978 10760 10760 3759 84 22

3762 569 - RABİA BOZ
Zergan Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 102.963 10772 10772 3762 92 32

3763 280 - MEHMET AKMAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 24.00 66.00 2.00 102.963 10772 10772 3762 72 15

3764 453 - Y U S U F K A R A R M
İstiklal Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 36.00 2.00 102.963 10772 10772 3762 49 17

3765 577 - MTHAMMED VEZİR SÖNMEZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 5 14 0.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 26.00 63.00 5.00 102.963 10772 10772 3762 206 23

3766 585 - HALİL AÇİL
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 4 12 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 3 1.00 5 15 0.00 17.00 54.00 -1.00 102.963 10772 10772 3762 235 23

3767 0 - RULYAN MELLE
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 7 13 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 24.00 66.00 1.99 102.948 10782 10782 3767 161 20

3768 60 - YUSUF DİDİN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 102.948 10782 10782 3767 73 18

3769 1907 - İHSAN ÇIÇEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 23.00 66.00 1.00 102.948 10782 10782 3767 73 21

3770 982 - HİKMET COŞAR
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 3 17 -2.67 24.00 66.00 1.99 102.948 10782 10782 3767 76 17

3771 34 - FATMA ÇEVİK
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 2 17 -3.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 4 16 -1.33 23.00 66.00 0.99 102.933 10791 10791 3771 9 8

3772 0 - SARA ŞER NN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 5 14 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 36.00 0.99 102.933 10791 10791 3771 106 20

3773 16000 - UE LT İ** *Ğ *Aİ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 16.00 54.00 -2.01 102.933 10791 10791 3771 50 24



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3774 29 - BÜNYAMİN TUNÇ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 0 2 -0.67 0 1 -0.33 1 4 -0.33 0 0 0.00 2 0 2.00 1 5 -0.67 4.00 12.00 0.00 102.933 10791 10791 3771 89 14

3775 64 - YESMİN ALAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 24.00 66.00 1.99 102.904 10801 10801 3775 72 17

3776 630 - BARAN AYAR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 2 5 0.33 2 3 1.00 2 4 0.67 1 2 0.33 1 8 -1.67 3 5 1.33 11.00 27.00 1.99 102.904 10801 10801 3775 133 28

3777 1894 - SALİH ABDÜLSAMETOGLU
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 7 11 3.33 1 7 -1.33 3 4 1.67 1 7 -1.33 4 13 -0.33 2 13 -2.33 18.00 55.00 -0.32 102.504 10803 10803 3777 75 19

3778 143 - ASMİN SESİZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 3 7 0.67 2 5 0.33 3 1 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 9.00 19.00 2.67 102.489 10804 10804 3778 236 26

3779 217 - BEYZANUR BOZAN
Fırat Ortaokulu 8 / A 5 8 2.33 2 4 0.67 5 4 3.67 0 8 -2.67 0 7 -2.33 4 12 0.00 16.00 43.00 1.67 102.474 10806 10806 3779 85 19

3780 187 - BAHOZ AKCAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 0 4 -1.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 3 8 0.33 12.00 34.00 0.67 102.459 10812 10812 3780 90 23

3781 534 - NURGÜL ÖZKIZIL
İnkılap Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 5 0.33 2 15 -3.00 9 11 5.33 20.00 64.00 -1.34 102.459 10812 10812 3780 75 21

3782 899 - NEFEL KARAHAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 1 7 -1.33 0 5 -1.67 2 3 1.00 3 2 2.33 2 3 1.00 2 5 0.33 10.00 25.00 1.66 102.459 10812 10812 3780 237 27

3783 40 - ALEYNA BAHDUR A
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 3 8 0.33 2 5 0.33 2 6 0.00 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 25.00 0.66 102.444 10820 10820 3783 84 24

3784 143 - KÜBRA DEMİRAL
Zergan Ortaokulu 8 / A 2 5 0.33 1 3 0.00 3 2 2.33 1 1 0.67 1 2 0.33 2 9 -1.00 10.00 22.00 2.66 102.430 10826 10826 3784 93 20

3785 0 - EL F ALÇINKA A
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 2 4 0.67 2.00 5.00 0.34 102.015 10830 10830 3785 85 25

3786 66 - YİĞİT DEMİR
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 0.67 1 4 -0.33 3.00 8.00 0.34 102.015 10830 10830 3785 30 18

3787 807 - SEMANUR İPEK
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 6 13 1.67 1 8 -1.67 5 4 3.67 6 4 4.67 3 10 -0.33 3 17 -2.67 24.00 56.00 5.34 102.000 10836 10836 3787 77 18

3788 244 - ALİ ÖZDEMİR
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 2 7 -0.33 4 2 3.33 2 4 0.67 0 4 -1.33 2 4 0.67 1 5 -0.67 11.00 26.00 2.34 102.000 10836 10836 3787 48 16

3789 590 - İREM ÇELİK
İnkılap Ortaokulu 8 / C 4 9 1.00 2 3 1.00 6 4 4.67 1 4 -0.33 3 9 0.00 1 9 -2.00 17.00 38.00 4.34 101.985 10842 10842 3789 76 16

3790 390 - MEHMET ENES ÖZGEL
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 4 9 1.00 1 7 -1.33 2 7 -0.33 4 3 3.00 1 3 0.00 1 6 -1.00 13.00 35.00 1.34 101.985 10842 10842 3789 86 26

3791 112 - HELEN UYGUR
Işıklı Ortaokulu 8 / A 4 4 2.67 0 4 -1.33 0 4 -1.33 3 1 2.67 1 5 -0.67 1 8 -1.67 9.00 26.00 0.34 101.970 10847 10847 3791 24 8

3792 118 - ENES ÇAĞATAY
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 6 14 1.33 21.00 59.00 1.33 101.970 10847 10847 3791 27 14

3793 322 - İLKNUR RAPELİN ERDEM
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 5 8 2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 3 10 -0.33 13.00 38.00 0.33 101.956 10851 10851 3793 49 18

3794 447 - EMİNE ECRİN YILMAZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.33 4 12 0.00 5.00 14.00 0.33 101.956 10851 10851 3793 162 26

3795 33006 - DİCLE BULUT
İstiklal Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 1 11 -2.67 7.00 20.00 0.33 101.956 10851 10851 3793 50 17

3796 160 - 
Işıklı Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 2 8 -0.67 3.00 8.00 0.33 101.956 10851 10851 3793 25 9

3797 784 - ERDAL HÜSEYİN DİNÇER
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 7 12 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 14 -2.67 3 12 -1.00 20.00 50.00 3.33 101.956 10851 10851 3793 207 18

3798 105 - EMİR AYDOĞAN
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 3 6 1.00 3.00 8.00 0.33 101.956 10851 10851 3793 27 8

3799 395 - ŞÜK AN BERİTAN BOĞA
Fırat Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 17.00 53.00 -0.67 101.941 10866 10866 3799 86 20

3800 59 - İREM GÜLER
Hazreti Fatıma İmam Hatip Ort 8 / A 4 10 0.67 3 3 2.00 2 6 0.00 2 1 1.67 0 0 0.00 1 7 -1.33 12.00 27.00 3.01 101.526 10873 10873 3800 13 13

3801 509 - NURCAN ORTANÇ
İstiklal Ortaokulu 8 / C 1 4 -0.33 1 1 0.67 2 4 0.67 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 9.00 2.01 101.511 10874 10874 3801 51 18

3802 328 - AYŞENUR İŞİK
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 5 11 1.33 0 0 0.00 4 4 2.67 0 1 -0.33 0 1 -0.33 2 10 -1.33 11.00 27.00 2.01 101.511 10874 10874 3801 139 29

3803 28 - AYŞEGÜL BİRLEŞİK
Hocaköy Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 1 8 -1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 5 13 0.67 21.00 57.00 2.00 101.496 10876 10876 3803 29 17

3804 311 - YASİN ASKAR
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 3 17 -2.67 16.00 45.00 1.00 101.481 10880 10880 3804 77 23

3805 93 - EYÜP YUSUF IRMAK
Eskin Ortaokulu 8 / B 2 16 -3.33 0 8 -2.67 3 6 1.00 4 4 2.67 8 9 5.00 3 14 -1.67 20.00 57.00 1.00 101.481 10880 10880 3804 21 15

3806 822 - BERAT AKIN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 3 9 0.00 2 5 0.33 3 6 1.00 2 7 -0.33 6 11 2.33 3 16 -2.33 19.00 54.00 1.00 101.481 10880 10880 3804 78 15

3807 194 - MUSA COŞKUN
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 1 -0.33 1 8 -1.67 6 13 1.67 18.00 51.00 1.00 101.481 10880 10880 3804 35 17

3808 10 - İLAY KÖSEN
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 5 11 1.33 7 1 6.67 6 3 5.00 0 0 0.00 1 3 0.00 1 15 -4.00 20.00 33.00 9.00 101.467 10887 10887 3808 8 8

3809 672 - ESMA SARI
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 5 11 1.33 4 4 2.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 2 3 1.00 2 14 -2.67 15.00 39.00 2.00 101.452 10894 10894 3809 91 22

3810 3 - BARAN İPEKK
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 2 18 -4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 15 0.00 7 13 2.67 26.00 64.00 4.68 101.022 10899 10899 3810 79 16

3811 64 - YUSUF MAHMUD
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 2 17 -3.67 0 10 -3.33 5 4 3.67 3 4 1.67 1 1 0.67 7 13 2.67 18.00 49.00 1.68 101.022 10899 10899 3810 24 12

3812 309 - AYA ELBERİ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 3 17 -2.67 26.00 64.00 4.67 101.007 10902 10902 3812 107 16

3813 724 - ENES SIRDAŞ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 12 4.00 1 19 -5.33 26.00 64.00 4.67 101.007 10902 10902 3812 107 16

3814 230 - MUHAMMED BURAK KİTNİ
Dicle Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 19.00 61.00 -1.33 101.007 10902 10902 3812 69 19

3815 190 - İSLAM DUMAN
Dicle Ortaokulu 0 / 0 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 101.007 10902 10902 3812 69 5

3816 264 - ÖMER GÜNEŞ
Dicle Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 7 13 2.67 26.00 64.00 4.67 101.007 10902 10902 3812 69 26

3817 714 - BARAN ÖZGEZER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 4 16 -1.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 4 14 -0.67 21.00 67.00 -1.33 101.007 10902 10902 3812 140 30

3818 212 - MÜCAHİT KARADENİZ
Eskin Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 16 -3.33 5 14 0.33 25.00 61.00 4.67 101.007 10902 10902 3812 22 7

3819 32 - FUR *N ÇEIİK
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 8 2 7.33 0 10 -3.33 8 12 4.00 2 18 -4.00 26.00 64.00 4.67 101.007 10902 10902 3812 19 19

3820 43 - MUHAMMED YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 4 3 3.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 6 -2.00 2 7 -0.33 12.00 31.00 1.67 101.007 10902 10902 3812 13 13

3821 97 - ** *A* M R NP
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 7 13 2.67 2 18 -4.00 26.00 64.00 4.67 101.007 10902 10902 3812 28 22

3822 179 - MUHAMEDATAY
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 23.00 67.00 0.67 100.993 10916 10916 3822 109 15



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3823 67 - AYŞENU RC A N
Dicle Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 23.00 67.00 0.67 100.993 10916 10916 3822 72 21

3824 166 - FATİH KAHRAMAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 3 10 -0.33 0 0 0.00 4 3 3.00 3 4 1.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 10.00 19.00 3.67 100.993 10916 10916 3822 73 17

3825 452 - AHMED MUSTİ
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 18.00 52.00 0.67 100.993 10916 10916 3822 73 18

3826 118 - MUHAMED MUSTAFA MACİT
Eskin Ortaokulu 8 / B 3 12 -1.00 5 3 4.00 5 3 4.00 2 4 0.67 3 13 -1.33 4 11 0.33 22.00 46.00 6.67 100.993 10916 10916 3822 23 16

3827 417 - MUH* ED PULAT
İMKB Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 17 -2.67 8 12 4.00 23.00 67.00 0.67 100.993 10916 10916 3822 87 15

3828 652 - İBRAHİM TEKİN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / F 3 14 -1.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 6 3 5.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 21.00 52.00 3.67 100.993 10916 10916 3822 238 24

3829 474 - ERCAN ASLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 3 17 -2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 100.978 10927 10927 3829 163 11

3830 1484 - DAVUT OSO
Bahçelievler Ortaokulu 0 / 0 4 9 1.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 2 4 0.67 4 9 1.00 3 14 -1.67 16.00 49.00 -0.33 100.978 10927 10927 3829 76 2

3831 93 - HALİSE ALPASLAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 22.00 67.00 -0.33 100.978 10927 10927 3829 110 16

3832 123 - MAZLUM DOĞAN
Işıklı Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 5 -0.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 22.00 64.00 0.66 100.978 10927 10927 3829 26 17

3833 179 - HEVEND MUHAMMED
İnkılap Ortaokulu 8 / D 3 10 -0.33 2 5 0.33 5 5 3.33 2 3 1.00 4 8 1.33 1 9 -2.00 17.00 40.00 3.66 100.978 10927 10927 3829 77 24

3834 93 - HAKİM ÇETİN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 100.978 10927 10927 3829 51 27

3835 723 - MUHAMMED ER
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 9 11 5.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 100.963 10938 10938 3835 164 22

3836 280 - SUDENUR KARAK
Dicle Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 37.00 -0.34 100.963 10938 10938 3835 73 22

3837 0 - OZAN KILIÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 40.00 -3.34 100.963 10938 10938 3835 27 18

3838 413 - AZAD KURT
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 6 11 2.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 26.00 61.00 5.66 100.963 10938 10938 3835 208 19

3839 869 - BARAN TOPR* BOZDAĞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 5 11 1.33 1 4 -0.33 2 1 1.67 1 1 0.67 0 0 0.00 2 11 -1.67 11.00 28.00 1.67 100.963 10938 10938 3835 134 24

3840 24700 - ASMİN KAYA
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 1 8 -1.67 2 3 1.00 2 6 0.00 1 0 1.00 2 2 1.33 2 6 0.00 10.00 25.00 1.66 100.948 10949 10949 3840 73 22

3841 819 - NUSRET ÇAKI
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 100.948 10949 10949 3840 165 23

3842 787 - ALTAY DOĞAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 7 9 4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 25.00 61.00 4.66 100.948 10949 10949 3840 118 22

3843 33 - CİHAT DEMİR
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 4 4 2.67 2 5 0.33 0 0 0.00 2 4 0.67 0 15 -5.00 15.00 38.00 2.34 100.533 10955 10955 3843 34 17

3844 92 - BİLALHABEŞ COGAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 1 4 -0.33 1 2 0.33 1 1 0.67 1 1 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 8.00 1.34 100.519 10958 10958 3844 239 28

3845 131 - NURULLAH DİNÇ
Vatan Ortaokulu 8 / B 3 12 -1.00 4 1 3.67 3 4 1.67 5 2 4.33 2 3 1.00 2 13 -2.33 19.00 35.00 7.34 100.519 10958 10958 3844 76 18

3846 632 - CEMRE ARASAN
Fırat Ortaokulu 8 / D 5 14 0.33 1 4 -0.33 4 6 2.00 1 3 0.00 0 1 -0.33 4 13 -0.33 15.00 41.00 1.34 100.519 10958 10958 3844 87 23

3847 104 - EVİN GÜMÜŞ
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 2 7 -0.33 0 7 -2.33 2 7 -0.33 4 3 3.00 5 15 0.00 3 8 0.33 16.00 47.00 0.34 100.504 10962 10962 3847 17 17

3848 18 - FARUK AKAT
Yüceli Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 6 -1.00 2 9 -1.00 3 15 -2.00 20.00 56.00 1.33 100.504 10962 10962 3847 14 14

3849 554 - MEHMET ÇELİK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 5 14 0.33 5 4 3.67 3 7 0.67 2 6 0.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 24.00 62.00 3.34 100.504 10962 10962 3847 124 35

3850 311 - YUSUF KOYLAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 4 8 1.33 3 2 2.33 0 6 -2.00 0 0 0.00 1 10 -2.33 3 6 1.00 11.00 32.00 0.33 100.489 10966 10966 3850 135 20

3851 49 - NEÇİRVAN ERBEYİ
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 3 7 0.67 3 6 1.00 3 5 1.33 0 7 -2.33 4 14 -0.67 19.00 50.00 2.33 100.474 10968 10968 3851 18 18

3852 76 - ZEKİYE SARUHAN
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 3 10 -0.33 1 5 -0.67 4 5 2.33 3 5 1.33 5 8 2.33 1 11 -2.67 17.00 44.00 2.32 100.459 10970 10970 3852 19 19

3853 523 - HALİL İBRAHİM GÜREL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 13 0.67 2 4 0.67 2 6 0.00 4 6 2.00 4 10 0.67 3 15 -2.00 20.00 54.00 2.01 100.044 10973 10973 3853 166 20

3854 630 - DİDEM KASIRGA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 6 13 1.67 1 7 -1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 3 16 -2.33 23.00 63.00 2.01 100.044 10973 10973 3853 141 22

3855 1961 - MERVE TAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 1 7 -1.33 3 14 -1.67 6 13 1.67 17.00 66.00 -4.99 100.030 10975 10975 3855 77 19

3856 968 - MUHAMMED ÖNER
Zergan Ortaokulu 8 / A 4 9 1.00 4 5 2.33 0 6 -2.00 2 3 1.00 4 10 0.67 2 12 -2.00 16.00 45.00 1.00 100.015 10976 10976 3856 94 21

3857 58 - EKREM AKDAĞ
İMKB Ortaokulu 8 / E 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 7 -1.33 7 13 2.67 5 15 0.00 22.00 66.00 0.01 100.015 10976 10976 3856 88 14

3858 67 - SELAH*T İN EFE
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 6 9 3.00 1 4 -0.33 4 5 2.33 0 2 -0.67 0 4 -1.33 1 9 -2.00 12.00 33.00 1.00 100.015 10976 10976 3856 50 16

3859 743 - BİLALCAN AKKOYUN
Fırat Ortaokulu 8 / E 4 9 1.00 3 6 1.00 2 5 0.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 12 -1.00 12.00 33.00 1.00 100.015 10976 10976 3856 88 14

3860 0 - Z YANE* A
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 2 5 0.33 3.00 9.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 29 7

3861 117 - HATİP SEVGİ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 10.00 30.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 28 15

3862 35 - ENES KARAYAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 10.00 30.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 33 12

3863 627 - HARUN TOKAY
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 4 8 1.33 1 4 -0.33 2 5 0.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 2 7 -0.33 11.00 33.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 80 16

3864 94 - GÜLSÜM EFE
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.33 4 16 -1.33 6.00 18.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 51 17

3865 558 - A V İ H A K *N
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 10.00 30.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 167 27

3866 121 - 
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.33 4 16 -1.33 6.00 18.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 78 24

3867 75 - ERDEM ECE
İstiklal Ortaokulu 8 / A 2 9 -1.00 2 1 1.67 3 2 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.00 8.00 15.00 3.00 100.000 10982 10982 3860 52 16

3868 0 - Y U S U F K ARM A Z
İstiklal Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 10.00 30.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 52 19

3869 0 - YUSUF İBRAHİMOĞI
Çağıl Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 11 -1.67 5 10 1.67 7.00 21.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 14 14

3870 0 - B A Y *F U* ZU
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 10.00 30.00 0.00 100.000 10982 10982 3860 117 16

3871 173 - ZEYN P ÇOBANOĞLU
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 3 8 0.33 4 1 3.67 3 6 1.00 0 6 -2.00 1 6 -1.00 3 9 0.00 14.00 36.00 2.00 99.985 11013 11013 3871 14 9



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3872 615 - MEHMET ALİ CAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 4 -0.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 18.00 46.00 2.68 99.570 11017 11017 3872 119 23

3873 428 - DANIŞ ÖMER
Vatan Ortaokulu 8 / B 6 8 3.33 2 6 0.00 5 4 3.67 2 2 1.33 2 4 0.67 0 16 -5.33 17.00 40.00 3.67 99.526 11021 11021 3873 77 19

3874 694 - ROJİN ELÇİ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 2 9 -1.00 0 2 -0.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 2 -0.67 1 1 0.67 9.00 19.00 2.67 99.511 11025 11025 3874 81 17

3875 52 - EMİN YİĞİT
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 6 7 3.67 4 4 2.67 5 4 3.67 0 0 0.00 1 14 -3.67 1 8 -1.67 17.00 37.00 4.67 99.496 11029 11029 3875 10 10

3876 0 - ESİLLA KALKAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 6 7 3.67 0 8 -2.67 2 5 0.33 1 9 -2.00 1 11 -2.67 3 9 0.00 13.00 49.00 -3.34 99.496 11029 11029 3875 120 29

3877 53000 - BİLAL KESEN
Vatan Ortaokulu 8 / A 6 8 3.33 6 4 4.67 4 4 2.67 3 4 1.67 0 15 -5.00 4 14 -0.67 23.00 49.00 6.67 99.481 11032 11032 3877 78 21

3878 200 - MUHAMET KEPENÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 4 3.67 2 10 -1.33 15.00 56.00 -3.65 99.081 11034 11034 3878 74 23

3879 591 - ENES RARI
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 4 16 -1.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 15 0.00 20.00 65.00 -1.66 99.052 11036 11036 3879 92 22

3880 738 - SEMANUR AKKOYUN
Fırat Ortaokulu 8 / E 0 17 -5.67 1 6 -1.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 13 -0.33 8 7 5.67 19.00 56.00 0.34 99.037 11038 11038 3880 89 15

3881 126 - HALİT AHMO
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 6 13 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 27.00 62.00 6.34 99.037 11038 11038 3880 168 20

3882 759 - HOGIR TUĞUÇ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 3 17 -2.67 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 99.037 11038 11038 3880 111 18

3883 117 - MUHAMMEDD IRMAK
Eskin Ortaokulu 8 / B 3 13 -1.33 1 4 -0.33 4 3 3.00 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 23.00 3.34 99.037 11038 11038 3880 24 17

3884 932 - NURŞİN CANSİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 6 13 1.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 1 6 -1.00 4 15 -1.00 19.00 56.00 0.34 99.037 11038 11038 3880 209 24

3885 533 - FADIL ELMÜSLİT
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.66 99.022 11047 11047 3885 210 28

3886 733 - RONAYİ ÇEÇEN
Fırat Ortaokulu 8 / E 4 11 0.33 3 2 2.33 5 5 3.33 3 0 3.00 0 4 -1.33 2 10 -1.33 17.00 32.00 6.33 99.022 11047 11047 3885 90 16

3887 73 - ENES BİLEN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.67 99.007 11054 11054 3887 136 25

3888 619 - SERHAT ENGİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 1 7 -1.33 2 6 0.00 4 2 3.33 0 0 0.00 0 5 -1.67 4 6 2.00 11.00 26.00 2.33 99.007 11054 11054 3887 136 21

3889 212 - HAMDULLAH ÖZDEMİR
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 4 10 0.67 0 8 -2.67 3 6 1.00 1 0 1.00 1 0 1.00 0 5 -1.67 9.00 29.00 -0.67 99.007 11054 11054 3887 52 19

3890 301 - EREN ALKAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 22.00 68.00 -0.67 99.007 11054 11054 3887 93 25

3891 468 - ENES ARSU
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 5 10 1.67 23.00 62.00 2.33 99.007 11054 11054 3887 169 24

3892 1924 - ABU BAKAR MUHAMET BJK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 4 15 -1.00 25.00 59.00 5.33 99.007 11054 11054 3887 78 20

3893 180 - ALİELŞEYHO
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 38.00 -0.67 99.007 11054 11054 3887 112 17

3894 10160 - A R İ F A N Ş İ N
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 38.00 -0.67 99.007 11054 11054 3887 142 16

3895 424 - TUBA KARTAL
Sürekli Ortaokulu 8 / A 6 9 3.00 0 9 -3.00 7 3 6.00 1 2 0.33 3 17 -2.67 4 16 -1.33 21.00 56.00 2.33 99.007 11054 11054 3887 48 13

3896 1887 - EGE DÜLEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 17 -2.67 6 14 1.33 19.00 71.00 -4.67 98.993 11069 11069 3896 79 20

3897 704 - AHMET KAYA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 4 11 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 2 18 -4.00 20.00 65.00 -1.67 98.993 11069 11069 3896 90 15

3898 234 - FURKAN KAYA
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 5 11 1.33 1 7 -1.33 4 5 2.33 2 3 1.00 2 6 0.00 2 12 -2.00 16.00 44.00 1.33 98.993 11069 11069 3896 82 18

3899 45 - MEHMET AKGÜL
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 3 9 0.00 4 5 2.33 5 5 3.33 1 2 0.33 4 6 2.00 2 17 -3.67 19.00 44.00 4.32 98.978 11079 11079 3899 138 22

3900 437 - ELİF DENZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 98.978 11079 11079 3899 170 19

3901 239 - YUSUF TURAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 2 7 -0.33 2 7 -0.33 1 4 -0.33 4 7 1.67 2 10 -1.33 15.00 48.00 -0.98 98.593 11083 11083 3901 69 26

3902 122 - MELEK YILDIRIM
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 4 10 0.67 4 4 2.67 1 6 -1.00 1 3 0.00 4 10 0.67 2 12 -2.00 16.00 45.00 1.01 98.563 11084 11084 3902 113 20

3903 639 - BARIŞ DEMİR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 5 13 0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 0 0 0.00 3 13 -1.33 16.00 45.00 1.01 98.563 11084 11084 3902 125 21

3904 223 - MUSTAFA DEMİRCAN
Anafartalar Ortaokulu 8 / D 2 7 -0.33 1 9 -2.00 2 1 1.67 1 1 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 18.00 0.01 98.548 11087 11087 3904 87 24

3905 56 - HÜSEYİN DENK
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 3 7 0.67 1 5 -0.67 2 4 0.67 2 5 0.33 2 5 0.33 1 7 -1.33 11.00 33.00 0.00 98.533 11089 11089 3905 9 8

3906 687 - FATİH DİCLE AMG
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 2 11 -1.67 0 6 -2.00 1 3 0.00 2 3 1.00 0 3 -1.00 6 10 2.67 11.00 36.00 -1.00 98.519 11092 11092 3906 240 24

3907 116 - LİONEL ANDRES MİRAÇ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 3 8 0.33 1 0 1.00 1 1 0.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 2 4 0.67 7.00 18.00 1.00 98.504 11095 11095 3907 171 21

3908 191 - AMMAR FTTAH
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 5 8 2.33 2 5 0.33 1 7 -1.33 7 1 6.67 2 9 -1.00 0 9 -3.00 17.00 39.00 4.00 98.504 11095 11095 3907 31 19

3909 261 - HİRANUR DEGER
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 3 13 -1.33 1 5 -0.67 3 5 1.33 5 1 4.67 1 4 -0.33 4 12 0.00 17.00 40.00 3.67 98.059 11103 11103 3909 75 24

3910 0 - ASMİN CALISFB
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 6 12 2.00 9.00 28.00 -0.33 98.044 11104 11104 3910 83 19

3911 0 - BERAT MAL İR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 15 0.00 5.00 16.00 -0.33 98.044 11104 11104 3910 172 1

3912 385 - SONGÜL TEKTAŞ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 3 14 -1.67 2 6 0.00 3 6 1.00 4 3 3.00 2 4 0.67 3 10 -0.33 17.00 43.00 2.67 98.044 11104 11104 3910 114 16

3913 138 - EMİR
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 3.00 10.00 -0.33 98.044 11104 11104 3910 79 19

3914 0 - * I DY E
İstiklal Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 3.00 10.00 -0.33 98.044 11104 11104 3910 54 20

3915 0 - * *N N **R
Başak Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 1 8 -1.67 1 4 -0.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 31.00 -0.33 98.044 11104 11104 3910 28 13

3916 91 - ROVVA ALİ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 4 15 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 0.67 0 0 0.00 6.00 19.00 -0.33 98.044 11104 11104 3910 91 21

3917 1527 - SAİT BADAY
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 2 17 -3.67 6 12 2.00 16.00 61.00 -4.33 98.030 11122 11122 3917 80 22

3918 71 - R E Z A N ELSULTAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 2 3 1.00 1 9 -2.00 0 1 -0.33 2 18 -4.00 6 14 1.33 18.00 58.00 -1.33 98.030 11122 11122 3917 126 22

3919 127 - EMİR ARSLAN
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 5 13 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 7 -1.33 1 15 -4.00 6 11 2.33 21.00 58.00 1.67 98.030 11122 11122 3917 18 18

3920 309 - ÇINAR KİNİÇ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 1 8 -1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 4 -1.33 0 0 0.00 3 12 -1.00 17.00 31.00 6.67 98.015 11129 11129 3920 84 17



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3921 51 - AZAT YİĞİTER
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 3 14 -1.67 3 7 0.67 2 6 0.00 3 7 0.67 7 8 4.33 2 16 -3.33 20.00 58.00 0.67 98.015 11129 11129 3920 28 27

3922 180 - BÜNYAMİ NÇELİK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 3 10 -0.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 0 0 0.00 5 15 0.00 2 11 -1.67 20.00 46.00 4.66 98.015 11129 11129 3920 118 22

3923 0 - * *Y I * A
İstiklal Ortaokulu 8 / C 4 11 0.33 0 8 -2.67 2 5 0.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 25.00 -2.34 98.000 11133 11133 3923 55 21

3924 691 - ŞERİVAN H CEMİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 3 15 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 6 -2.00 7 11 3.33 16.00 46.00 0.66 98.000 11133 11133 3923 143 23

3925 43 - SAYİT DENK
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 3 9 0.00 2 4 0.67 1 7 -1.33 2 4 0.67 5 8 2.33 2 14 -2.67 15.00 46.00 -0.33 98.000 11133 11133 3923 10 9

3926 1031 - ŞİRİN OĞUZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / E 2 6 0.00 1 3 0.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 6.00 20.00 -0.66 97.556 11149 11149 3926 241 29

3927 9 - HEVİDAR YILDIZ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 4 6 2.00 1 4 -0.33 2 6 0.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 1 7 -1.33 9.00 29.00 -0.66 97.556 11149 11149 3926 9 9

3928 181 - REMZİYE EROL
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 4 5 2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 24.00 65.00 2.33 97.541 11153 11153 3928 41 22

3929 604 - M A** *U B*Ğ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 32.00 -1.66 97.541 11153 11153 3928 144 17

3930 45 - ERKAN SANCAR
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 3 8 0.33 2 3 1.00 1 4 -0.33 1 2 0.33 1 5 -0.67 1 4 -0.33 9.00 26.00 0.33 97.511 11158 11158 3930 30 8

3931 555 - CİVAN URTEKİN
Fırat Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 24.00 65.00 2.33 97.496 11161 11161 3931 91 18

3932 227 - HİRANUR İŞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 8 11 4.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 1 9 -2.00 4 15 -1.00 2 17 -3.67 21.00 65.00 -0.68 97.481 11162 11162 3932 121 22

3933 37 - SÜMEYYE KARTAL
Işıklar Ortaokulu 8 / A 3 16 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 23.00 66.00 1.02 97.111 11163 11163 3933 43 20

3934 303 - İSLAM YILMAZ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 21.00 69.00 -1.99 97.096 11164 11164 3934 81 21

3935 104 - CANSU SULEIMAN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 3 10 -0.33 1 1 0.67 5 3 4.00 3 5 1.33 2 4 0.67 1 10 -2.33 15.00 33.00 4.01 97.096 11164 11164 3934 42 20

3936 237 - DİLYAR HÜSEYİN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 21.00 69.00 -2.00 97.081 11166 11166 3936 173 11

3937 343 - CENNET YILDIZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / H 1 7 -1.33 0 0 0.00 5 1 4.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 2 6 0.00 8.00 15.00 3.01 97.081 11166 11166 3936 242 21

3938 25 - CEBR İL TU*L
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 9 11 5.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 16 -1.33 1 19 -5.33 24.00 66.00 2.01 97.067 11169 11169 3938 35 17

3939 291 - BERAN AYDIN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 7 11 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 13 -3.33 2 13 -2.33 23.00 54.00 5.00 97.052 11176 11176 3939 174 21

3940 1605 - SESDA KAHRAMAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 2 10 -1.33 5 4 3.67 4 4 2.67 0 1 -0.33 2 15 -3.00 6 11 2.33 19.00 45.00 4.01 97.052 11176 11176 3939 82 22

3941 279 - EVİNDAR ÖZDURAK
İMKB Ortaokulu 8 / D 7 12 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 15 -4.00 18.00 57.00 -1.00 97.052 11176 11176 3939 89 18

3942 216 - MEHMETALİ AKAT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 97.052 11176 11176 3939 119 23

3943 284 - MUHAMMED AYDIN ASLAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 97.037 11186 11186 3943 211 26

3944 650 - MUH*M ED EMİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 39.00 -2.00 97.037 11186 11186 3943 211 20

3945 0 - D
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 39.00 -2.00 97.037 11186 11186 3943 120 18

3946 25 - ENES TAHA TOKA Y
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 21.00 69.00 -2.00 97.037 11186 11186 3943 120 15

3947 525 - HASAN ANŞİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 4 15 -1.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 2 5 0.33 4 16 -1.33 6 11 2.33 19.00 63.00 -2.01 97.022 11195 11195 3947 145 18

3948 74 - CEMAL
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.01 97.022 11195 11195 3947 36 18

3949 76 - AMİNE BUDAK
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 1 5 -0.67 2 7 -0.33 2 14 -2.67 20.00 51.00 3.00 97.022 11195 11195 3947 92 16

3950 506 - TUĞBA ÇEÇEN
İnkılap Ortaokulu 8 / C 5 8 2.33 1 5 -0.67 3 3 2.00 1 5 -0.67 2 9 -1.00 1 9 -2.00 13.00 39.00 -0.01 97.007 11198 11198 3950 78 17

3951 169 - BİLAL CAYLAN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 97.007 11198 11198 3950 52 25

3952 526 - UMUTCAN AYDIN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 4 5 2.33 2 5 0.33 3 6 1.00 0 2 -0.67 2 9 -1.00 1 9 -2.00 12.00 36.00 -0.01 97.007 11198 11198 3950 139 22

3953 503 - ŞEYMA BARAN
Vatan Ortaokulu 8 / B 2 14 -2.67 5 3 4.00 3 6 1.00 4 5 2.33 1 3 0.00 5 14 0.33 20.00 45.00 4.99 96.993 11203 11203 3953 79 20

3954 194 - MEHMET DÜNDAR
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 5 4 3.67 0 0 0.00 5 15 0.00 2 16 -3.33 20.00 52.00 2.68 96.593 11208 11208 3954 17 17

3955 52 - ÖMER AYDIN
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 2 7 -0.33 0 6 -2.00 3 3 2.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 22.00 -1.33 96.563 11210 11210 3955 11 10

3956 127 - YAĞMURONAY
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 1 4 -0.33 1 2 0.33 0 4 -1.33 1 3 0.00 1 2 0.33 2 7 -0.33 6.00 22.00 -1.33 96.563 11210 11210 3955 93 15

3957 348 - HAYRUNNİSA DEĞER
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 5 5 3.33 1 8 -1.67 0 0 0.00 1 2 0.33 6 10 2.67 15.00 43.00 0.66 96.533 11214 11214 3957 83 21

3958 1539 - SEZGİNBADAY
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 3 15 -2.00 4 5 2.33 5 5 3.33 0 0 0.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 22.00 55.00 3.66 96.533 11214 11214 3957 83 16

3959 457 - ŞEMSİ BÜ ÜK
İMKB Ortaokulu 8 / B 3 12 -1.00 2 5 0.33 0 8 -2.67 2 6 0.00 4 12 0.00 5 12 1.00 16.00 55.00 -2.34 96.533 11214 11214 3957 90 16

3960 6 - MUM*TN* **AĞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 0.67 4 16 -1.33 6.00 20.00 -0.66 96.089 11225 11225 3960 146 19

3961 873 - DAMLA DÖLEK
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 1 4 -0.33 2.00 8.00 -0.66 96.089 11225 11225 3960 140 23

3962 92 - ULAŞTOPRAK SEGREK
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 3 10 -0.33 2 4 0.67 1 6 -1.00 1 6 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 12.00 41.00 -1.66 96.074 11230 11230 3962 43 21

3963 801 - RUKEN ÖZE R
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 3 13 -1.33 6 3 5.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 1 5 -0.67 3 12 -1.00 21.00 44.00 6.34 96.059 11233 11233 3963 85 20

3964 153 - MEVA UYGUR
İstiklal Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 0 9 -3.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 5 15 0.00 5 15 0.00 20.00 65.00 -1.67 96.059 11233 11233 3963 56 18

3965 117 - YUNUSEMRE ÇEÇEN
Eymirli Ortaokulu 8 / A 2 6 0.00 1 5 -0.67 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 7.00 26.00 -1.67 96.059 11233 11233 3963 19 19

3966 30 - MUHAMMED ÖNCEL
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 6 0.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 23.00 65.00 1.33 96.015 11248 11248 3966 51 12

3967 553 - HAVİN EKINCİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 4 3.67 5 5 3.33 7 13 2.67 2 18 -4.00 26.00 63.00 5.01 95.600 11252 11252 3967 175 12

3968 894 - TUANA EMER
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / H 7 13 2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 23.00 66.00 1.00 95.570 11256 11256 3968 176 25

3969 263 - MAHİR GÖKDEMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 3 6 1.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 18 -4.00 5 15 0.00 23.00 66.00 1.00 95.570 11256 11256 3968 213 29



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

3970 46 - EYŞAN ATMACA
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 2 8 -0.67 3 4 1.67 4 2 3.33 2 2 1.33 6 10 2.67 1 16 -4.33 18.00 42.00 4.00 95.570 11256 11256 3968 31 9

3971 744 - KERİMCAN BIÇAKÇI
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 30.00 -3.00 95.556 11260 11260 3971 94 23

3972 646 - DENİZ DEMİRAĞ Ğ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 3 15 -2.00 4 5 2.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 11 0.33 4 16 -1.33 25.00 57.00 6.00 95.556 11260 11260 3971 177 21

3973 103 - BÜNYAMİN AYDIN
İMKB Ortaokulu 8 / B 1 7 -1.33 0 1 -0.33 5 2 4.33 1 0 1.00 0 6 -2.00 3 5 1.33 10.00 21.00 3.00 95.556 11260 11260 3971 91 17

3974 114 - AHMET KANAT
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 20.00 69.00 -3.01 95.541 11263 11263 3974 178 20

3975 453 - UMUT KILIÇ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 1 -0.33 3 17 -2.67 5 15 0.00 21.00 60.00 1.00 95.526 11265 11265 3975 122 20

3976 375 - YUSUE MELLE HÜSEYİN
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 3 14 -1.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 4 4 2.67 4 11 0.33 4 12 0.00 19.00 54.00 1.00 95.526 11265 11265 3975 15 6

3977 127 - MERYEM KIZILKAYA
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 1 12 -3.00 1 6 -1.00 2 5 0.33 0 0 0.00 3 7 0.67 4 7 1.67 11.00 37.00 -1.33 95.096 11269 11269 3977 53 18

3978 521 - SEMANUR BARIŞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 2 16 -3.33 3 3 2.00 6 3 5.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 5 12 1.00 16.00 37.00 3.67 95.081 11271 11271 3978 141 20

3979 47 - EMİNGÜZ*
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 4 13 -0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 4 13 -0.33 3 14 -1.67 23.00 58.00 3.67 95.081 11271 11271 3978 34 13

3980 747 - SAMET BOZAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 3 17 -2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 7 2.67 4 13 -0.33 18.00 61.00 -2.33 95.081 11271 11271 3978 85 17

3981 72 - ENES DEMİRKAYA
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 95.081 11271 11271 3978 37 18

3982 224 - NESRİNÖZKAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 95.081 11271 11271 3978 37 18

3983 116 - SERHAT ATAK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 23.00 67.00 0.67 95.081 11271 11271 3978 122 28

3984 0 - BERHEM SADUN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.67 95.081 11271 11271 3978 122 16

3985 1988 - SEBAHAT TAŞKIRAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 4 15 -1.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 34.00 -0.33 95.067 11281 11281 3985 86 23

3986 136 - BAKİ KARATAŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 7 -1.33 1 6 -1.00 16.00 49.00 -0.33 95.067 11281 11281 3985 44 21

3987 522 - YAKUPDİNÇER
İnkılap Ortaokulu 8 / C 2 14 -2.67 3 7 0.67 2 6 0.00 2 6 0.00 5 15 0.00 6 13 1.67 20.00 61.00 -0.33 95.067 11281 11281 3985 79 18

3988 728 - ŞERİF ÇEVİK
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 12 0.00 4 16 -1.33 22.00 64.00 0.66 95.067 11281 11281 3985 214 21

3989 379 - İSLAM KONUŞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 95.067 11281 11281 3985 123 21

3990 4 - ABDULLAH DEMİRKAYA
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 15 0.00 6 14 1.33 20.00 70.00 -3.33 95.067 11281 11281 3985 32 10

3991 17 - SÜLEYMAN ÖRNEK
Günlüce İmam Hatip Ortaokulu 8 / B 3 12 -1.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 3 2.00 4 8 1.33 4 16 -1.33 18.00 55.00 -0.33 95.067 11281 11281 3985 15 15

3992 272 - YUSUF SEZER
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / A 3 13 -1.33 2 6 0.00 5 5 3.33 2 2 1.33 0 5 -1.67 5 12 1.00 17.00 43.00 2.66 95.052 11296 11296 3992 40 20

3993 339 - ÖMER BEŞALTI
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 2 11 -1.67 3 3 2.00 3 4 1.67 1 4 -0.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 14.00 37.00 1.67 95.052 11296 11296 3992 115 18

3994 157 - ULAŞ ÇETİN
Işıklı Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.34 95.052 11296 11296 3992 28 19

3995 113 - SÜMEYYE ERGİN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.34 95.052 11296 11296 3992 124 17

3996 173 - SEVİMNUR AKG Ü
Tepebaşı Ortaokulu 0 / 0 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 6 -1.00 5 15 0.00 19.00 58.00 -0.34 95.052 11296 11296 3992 94 1

3997 790 - MUHAMMED DİK
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 1 6 -1.00 1 2 0.33 1 3 0.00 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 13.00 -0.34 95.052 11296 11296 3992 88 19

3998 547 - MÜCAHİT DUMAN
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 2 4 0.67 2 5 0.33 3 3 2.00 1 0 1.00 1 5 -0.67 0 5 -1.67 9.00 22.00 1.66 95.037 11306 11306 3998 80 25

3999 85 - DELİLA AYDIN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 2 9 -1.00 3 2 2.33 1 8 -1.67 3 1 2.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 11.00 28.00 1.66 95.037 11306 11306 3998 53 26

4000 14 - ABDULLAH İYİKUL
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 1 5 -0.67 4 12 0.00 2 15 -3.00 18.00 58.00 -1.34 95.037 11306 11306 3998 54 17

4001 118 - İBRAHİM AY
Işıklı Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 95.022 11311 11311 4001 29 10

4002 0 - MUHAMMED CAN
Yolaldı Ortaokulu 8 / A 5 12 1.00 2 6 0.00 2 5 0.33 1 7 -1.33 1 7 -1.33 4 13 -0.33 15.00 50.00 -1.66 94.607 11314 11314 4002 14 11

4003 490 - MEHMET AKMAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 0 3 -1.00 1 2 0.33 1 1 0.67 0 2 -0.67 1 1 0.67 0 2 -0.67 3.00 11.00 -0.67 94.563 11320 11320 4003 86 18

4004 437 - TARİK İLDENİZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 7 11 3.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 4 16 -1.33 18.00 59.00 -1.67 94.548 11323 11323 4004 147 23

4005 92 - EMİNE KARADENİZ
Eskin Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 2 6 0.00 2 11 -1.67 3 14 -1.67 18.00 56.00 -0.67 94.519 11326 11326 4005 25 8

4006 124 - 
Akdoğan Ortaokulu 0 / 0 4 9 1.00 4 4 2.67 1 7 -1.33 0 0 0.00 0 3 -1.00 2 10 -1.33 11.00 33.00 0.01 94.104 11329 11329 4006 25 3

4007 75 - AHMET BULUT
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 33.00 -4.00 94.074 11334 11334 4007 243 23

4008 404 - ABDURHAKİM BOĞURCU
Fırat Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 4 9 1.00 6.00 21.00 -1.00 94.074 11334 11334 4007 92 24

4009 0 - FURKAN
ÖZEL KIZILTEPE UĞUR
ORTAOKULU

8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 11 -0.67 3.00 12.00 -1.00 94.074 11334 11334 4007 12 12

4010 185 - GİZEM NUR ŞERAN
Vatan Ortaokulu 8 / D 2 9 -1.00 2 4 0.67 3 3 2.00 1 3 0.00 5 6 3.00 0 11 -3.67 13.00 36.00 1.00 94.059 11348 11348 4010 80 17

4011 247 - RIDVAN ÇAKIL
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 23.00 57.00 3.99 94.044 11349 11349 4011 52 13

4012 38 - HASAN TURĞAY
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 0 2 -0.67 0 1 -0.33 3 3 2.00 0 1 -0.33 1 2 0.33 0 3 -1.00 4.00 12.00 0.00 94.044 11349 11349 4011 95 17

4013 26 - ABDULAZİZ KAHRAMANLAR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 4 9 1.00 0 8 -2.67 6 2 5.33 0 0 0.00 3 11 -0.67 2 12 -2.00 15.00 42.00 0.99 94.044 11349 11349 4011 142 26

4014 444 - EMİRHAN ADANIR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 23.00 57.00 3.99 94.044 11349 11349 4011 142 21

4015 138 - ARJİN DİNLER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 4 7 1.67 1 5 -0.67 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 2 8 -0.67 8.00 30.00 -2.01 94.044 11349 11349 4011 142 24

4016 166 - ZE ** *
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 1 4 -0.33 0 4 -1.33 1 4 -0.33 0 4 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 16.00 -3.32 93.615 11357 11357 4016 33 11

4017 394 - BÜŞRA NUR BUĞURCU
Anafartalar Ortaokulu 8 / C 3 9 0.00 0 6 -2.00 0 9 -3.00 1 5 -0.67 2 13 -2.33 5 7 2.67 11.00 49.00 -5.33 93.615 11357 11357 4016 89 20

4018 90 - MEHMET MENTEŞ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 5 11 1.33 3 5 1.33 2 7 -0.33 4 4 2.67 4 13 -0.33 2 15 -3.00 20.00 55.00 1.67 93.585 11360 11360 4018 87 18



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4019 672 - ÖZGE DEĞER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / E 3 7 0.67 0 6 -2.00 3 3 2.00 1 4 -0.33 1 5 -0.67 1 6 -1.00 9.00 31.00 -1.33 93.585 11360 11360 4018 145 29

4020 263 - MUSTAFA ERKAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 1 6 -1.00 3 7 0.67 3 1 2.67 3 17 -2.67 5 13 0.67 20.00 58.00 0.67 93.570 11364 11364 4020 88 22

4021 902 - SUZAN UYSAL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 5 10 1.67 3 2 2.33 2 5 0.33 2 3 1.00 0 3 -1.00 1 11 -2.67 13.00 34.00 1.66 93.570 11364 11364 4020 116 21

4022 108 - NEHİR ÇEVİK
Eymirli Ortaokulu 8 / A 2 12 -2.00 4 2 3.33 2 4 0.67 0 5 -1.67 0 0 0.00 3 8 0.33 11.00 31.00 0.66 93.556 11369 11369 4022 20 20

4023 0 - ABDULLAHSEZER
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 5 14 0.33 2 8 -0.67 0 9 -3.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 40.00 -5.34 93.556 11369 11369 4022 244 25

4024 80 - MERVE KAÇİRA
İMKB Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.65 93.156 11373 11373 4024 92 18

4025 497 - SÜMEYYA KONUŞ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 21.00 68.00 -1.65 93.156 11373 11373 4024 124 24

4026 52 - YUSUF EKEN
Dicle Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 13 -0.33 22.00 65.00 0.34 93.126 11375 11375 4026 74 20

4027 91 - HARUN KARAKUŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 93.126 11375 11375 4026 45 24

4028 109 - HARUN UYĞUR
Işıklı Ortaokulu 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 3 16 -2.33 18.00 71.00 -5.66 93.126 11375 11375 4026 30 20

4029 398 - TUNÇ KAYMAZ
Fırat Ortaokulu 8 / E 4 7 1.67 4 4 2.67 4 3 3.00 2 5 0.33 4 16 -1.33 2 15 -3.00 20.00 50.00 3.34 93.126 11375 11375 4026 93 17

4030 942 - YUSUF ARSLAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 6 14 1.33 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 93.111 11380 11380 4030 117 17

4031 127 - EMRULLA A L*M
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / Ş 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.66 93.111 11380 11380 4030 148 1

4032 22 - İBRAHİMEŞİYOK
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.66 93.111 11380 11380 4030 53 14

4033 360 - ENES KANDEMİR
İstiklal Ortaokulu 8 / A 1 9 -2.00 3 4 1.67 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 17.00 1.34 93.096 11391 11391 4033 57 17

4034 521 - MERT DAL IŞ
İMKB Ortaokulu 0 / 0 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 22.00 68.00 -0.67 93.096 11391 11391 4033 93 1

4035 61 - HÜMEYRA ERTAŞ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 19 -5.33 21.00 59.00 1.34 93.096 11391 11391 4033 54 27

4036 0 - * Z * **L
Tepebaşı Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 38.00 -0.67 93.096 11391 11391 4033 96 20

4037 0 - EMİCAN ABURCU
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 4 15 -1.00 0 10 -3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 38.00 -1.66 93.096 11391 11391 4033 90 20

4038 532 - ZEYNEP DEĞER
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 3 12 -1.00 1 7 -1.33 2 4 0.67 1 3 0.00 2 7 -0.33 4 11 0.33 13.00 44.00 -1.66 93.096 11391 11391 4033 146 25

4039 79 - FİRDEVS KAEET
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 4 16 -1.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.67 93.081 11398 11398 4039 13 13

4040 49 - CEBRAIL DAŞ
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 4 14 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 38.00 -2.67 93.067 11402 11402 4040 44 22

4041 10 - * D **SSĞ UE*** İA
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 5 14 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 41.00 -5.67 93.067 11402 11402 4040 89 23

4042 116 - ŞİRA BORAN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 0 10 -3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 0 5 -1.67 3 17 -2.67 19.00 56.00 0.33 93.067 11402 11402 4040 17 17

4043 165 - GÜLÜMSER ÖZDEMİR
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 93.052 11407 11407 4043 127 37

4044 79 - ZEMZEM KILIÇ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 1 14 -3.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 2 6 0.00 3 8 0.33 6 12 2.00 17.00 53.00 -0.67 93.052 11407 11407 4043 35 14

4045 2 - R O J İ N G Ü N D Ü Z
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.68 93.022 11412 11412 4045 125 24

4046 589 - İBRAHİM NAZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 7 13 2.67 0 9 -3.00 2 8 -0.67 1 7 -1.33 4 16 -1.33 3 13 -1.33 17.00 66.00 -4.99 92.652 11413 11413 4046 179 21

4047 422 - TANYA YILMAZ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 6 13 1.67 1 6 -1.00 2 6 0.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 3 13 -1.33 14.00 48.00 -1.99 92.652 11413 11413 4046 125 22

4048 316 - ENES AKGÜL
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 4 10 0.67 0 0 0.00 2 5 0.33 0 0 0.00 3 10 -0.33 1 8 -1.67 10.00 33.00 -1.00 92.607 11417 11417 4048 95 24

4049 119 - İREM KEPENÇ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 3 14 -1.67 0 8 -2.67 2 4 0.67 5 0 5.00 1 4 -0.33 4 12 0.00 15.00 42.00 1.00 92.593 11419 11419 4049 76 25

4050 92 - ADAR KILIÇ
Doyuran Ortaokulu 8 / A 4 12 0.00 2 5 0.33 3 5 1.33 0 0 0.00 2 12 -2.00 5 14 0.33 16.00 48.00 -0.01 92.563 11424 11424 4050 18 18

4051 372 - POYRAZ ABAY
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 2 10 -1.33 1 5 -0.67 3 3 2.00 0 0 0.00 4 9 1.00 2 10 -1.33 12.00 37.00 -0.33 92.133 11428 11428 4051 147 26

4052 0 - CEBRAİL DAŞ
Yunus Emre Ortaokulu 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 7 13 2.67 9.00 31.00 -1.33 92.119 11429 11429 4052 45 1

4053 944 - YILDIRIM ÖÖZDEMİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 12 -3.00 4 7 1.67 5.00 19.00 -1.33 92.119 11429 11429 4052 118 22

4054 1001 - MEHMET KIRAT
Doyuran Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 9.00 31.00 -1.33 92.119 11429 11429 4052 19 19

4055 26 - AHMET DİNÇER
İnkılap Ortaokulu 8 / A 4 15 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 21.00 58.00 1.67 92.119 11429 11429 4052 80 17

4056 239 - ÖMERFARUKDEMİRKAYA
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 9.00 31.00 -1.33 92.119 11429 11429 4052 39 20

4057 238 - İBRAHİM KESEN
Vatan Ortaokulu 8 / B 2 6 0.00 2 5 0.33 2 4 0.67 1 2 0.33 1 6 -1.00 2 8 -0.67 10.00 31.00 -0.34 92.074 11444 11444 4057 81 21

4058 22 - ER D* YI Ç * N
İstiklal Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 19.00 61.00 -1.34 92.059 11447 11447 4058 58 18

4059 0 - **FU**M*T E S *
Misak-ı Milli Ortaokulu 0 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 9.00 31.00 -1.34 92.059 11447 11447 4058 126 1

4060 544 - İIYAS DURSUN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 5 14 0.33 3 7 0.67 3 5 1.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 2 15 -3.00 20.00 64.00 -1.34 92.059 11447 11447 4058 148 24

4061 356 - ZEHRA URTEKİN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 5 -0.67 6 14 1.33 17.00 49.00 0.66 92.044 11455 11455 4061 127 19

4062 125 - ASMİN KARATAY
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 3 16 -2.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 3 1.00 5 4 3.67 1 10 -2.33 14.00 50.00 -2.66 91.659 11456 11456 4062 55 20

4063 208 - HİRA NUR TANAR
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 4 12 0.00 4 2 3.33 4 1 3.67 3 3 2.00 0 7 -2.33 1 7 -1.33 16.00 32.00 5.34 91.644 11457 11457 4063 46 23

4064 54900 - ZEYNEP ŞAN
İMKB Ortaokulu 8 / B 6 10 2.67 4 6 2.00 4 5 2.33 3 7 0.67 2 13 -2.33 2 15 -3.00 21.00 56.00 2.34 91.644 11457 11457 4063 94 19

4065 191 - ŞEHMUSFIRATBİRLEŞİK
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 2 13 -2.33 2 5 0.33 0 7 -2.33 0 7 -2.33 7 10 3.67 3 14 -1.67 14.00 56.00 -4.66 91.630 11459 11459 4065 30 13

4066 824 - SELAH TTİN UNAL
Arıklı Ortaokulu 0 / 0 5 15 0.00 0 8 -2.67 2 6 0.00 0 5 -1.67 4 16 -1.33 5 12 1.00 16.00 62.00 -4.67 91.615 11460 11460 4066 22 1

4067 250 - RUMEYSA KILINÇ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 3 15 -2.00 4 5 2.33 5 3 4.00 2 6 0.00 2 14 -2.67 5 10 1.67 21.00 53.00 3.33 91.600 11464 11464 4067 180 13



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4068 201 - SÜME*E İYİKUL
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 5 8 2.33 6 4 4.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 4 15 -1.00 2 18 -4.00 21.00 56.00 2.34 91.600 11464 11464 4067 97 18

4069 416 - DİLARA YAVUZ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 2 9 -1.00 1 4 -0.33 5 2 4.33 2 3 1.00 1 6 -1.00 1 5 -0.67 12.00 29.00 2.33 91.585 11466 11466 4069 128 36

4070 87 - GÜNEŞ TAHRİR
Doyuran Ortaokulu 8 / A 7 10 3.67 1 6 -1.00 3 5 1.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 20.00 62.00 -0.67 91.585 11466 11466 4069 20 20

4071 0 - YAKUP ESEN
İMKB Ortaokulu 8 / C 2 8 -0.67 0 7 -2.33 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3.00 20.00 -3.67 91.585 11466 11466 4069 95 23

4072 540 - YUSUEY AMAN
İMKB Ortaokulu 8 / D 4 11 0.33 1 5 -0.67 1 6 -1.00 1 7 -1.33 4 10 0.67 3 14 -1.67 14.00 53.00 -3.67 91.585 11466 11466 4069 95 19

4073 374 - HİRANUR TARI
Kızıltepe Ortaokulu 8 / B 3 15 -2.00 3 6 1.00 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 10.00 32.00 -0.67 91.585 11466 11466 4069 215 28

4074 901 - BETÜL YILDIZ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 6 -2.00 5 14 0.33 6.00 20.00 -0.67 91.585 11466 11466 4069 245 23

4075 734 - BÜNYAMİN OĞUZHAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 2 10 -1.33 17.00 60.00 -2.99 91.170 11479 11479 4075 96 24

4076 177 - YAHYA ÖRNEK
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 3 10 -0.33 1 7 -1.33 3 6 1.00 3 6 1.00 4 12 0.00 2 10 -1.33 16.00 51.00 -0.99 91.156 11480 11480 4076 32 13

4077 384 - ESMANURKILINÇ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 7 13 2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 21.00 69.00 -1.99 91.141 11482 11482 4077 216 27

4078 72 - ABDULSELAM YILMAZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 7 13 2.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 21.00 69.00 -1.99 91.141 11482 11482 4077 128 17

4079 636 - RUKEN KALKAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 5 15 0.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 10 -2.33 5 15 0.00 21.00 60.00 1.00 91.126 11485 11485 4079 181 12

4080 25 - L * SO İA N H
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 39.00 -2.00 91.126 11485 11485 4079 90 24

4081 112 - MUSTAFA DERİN
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 21.00 69.00 -2.00 91.126 11485 11485 4079 26 11

4082 0 - BERİVAN DURGAN
İMKB Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 39.00 -2.00 91.126 11485 11485 4079 97 20

4083 714 - BARAN ALKAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 21.00 69.00 -2.00 91.126 11485 11485 4079 217 30

4084 0 - *NE* *M *** **
Misak-ı Milli Ortaokulu 0 / C 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 39.00 -2.00 91.126 11485 11485 4079 129 2

4085 1003 - SEHER ÇALIŞ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 1 10 -2.33 1 4 -0.33 5 5 3.33 1 2 0.33 0 4 -1.33 4 8 1.33 12.00 33.00 1.00 91.126 11485 11485 4079 246 24

4086 253 - ÖMER GÜNENÇ
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 8 12 4.00 21.00 69.00 -2.00 91.126 11485 11485 4079 16 7

4087 112 - ASLI AYDIN
Yunus Emre Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 18.00 72.00 -6.00 91.111 11496 11496 4087 47 24

4088 139 - MUSTAFA KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / A 3 16 -2.33 3 5 1.33 1 1 0.67 0 0 0.00 1 6 -1.00 3 5 1.33 11.00 33.00 0.00 91.111 11496 11496 4087 70 26

4089 17 - BERAT BİLEN
Başak Ortaokulu 8 / A 2 7 -0.33 1 7 -1.33 3 4 1.67 1 2 0.33 1 2 0.33 2 11 -1.67 10.00 33.00 -1.00 91.096 11501 11501 4089 29 15

4090 211 - HİRANUR İMİR
Kızıltepe Ortaokulu 8 / F 3 14 -1.67 1 7 -1.33 2 8 -0.67 1 7 -1.33 4 9 1.00 5 15 0.00 16.00 60.00 -4.00 91.096 11501 11501 4089 218 22

4091 0 - İSMAİL *RATAY
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 36.00 2.00 91.096 11501 11501 4089 218 30

4092 3 - ALİ KORKUT
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 91.096 11501 11501 4089 20 20

4093 12 - BÜNYAMİN GÜZEL
Körsu Ortaokulu 8 / A 1 11 -2.67 2 5 0.33 2 5 0.33 0 0 0.00 4 7 1.67 2 8 -0.67 11.00 36.00 -1.01 91.081 11505 11505 4093 10 10

4094 300 - EYÜP ÇAPAT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 24.00 66.00 1.99 91.081 11505 11505 4093 130 29

4095 570 - İBRAHİM HALİL DENİZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.01 91.067 11509 11509 4095 131 18

4096 42 - MUHAMMED YAMAN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 4 5 2.33 4 6 2.00 0 0 0.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 21.00 58.00 1.67 90.652 11512 11512 4096 14 14

4097 158 - PIRNAS SAKİN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 2 16 -3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 5 12 1.00 5 15 0.00 21.00 61.00 0.67 90.637 11513 11513 4097 91 25

4098 105 - SERHAT SEVLİM
Çıplak Ortaokulu 8 / A 1 11 -2.67 2 3 1.00 3 3 2.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 4 10 0.67 11.00 31.00 0.67 90.637 11513 11513 4097 21 21

4099 252 - AYŞE KANAT
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 0 2 -0.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 10 1.67 10.00 37.00 -2.33 90.637 11513 11513 4097 48 23

4100 130 - MEHMET ÇİFÇİ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 1 7 -1.33 7 3 6.00 4 1 3.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 3 12 -1.00 15.00 28.00 5.67 90.622 11521 11521 4100 34 23

4101 688 - ADNAN AKDAĞ
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 4 13 -0.33 2 4 0.67 7 3 6.00 0 3 -1.00 1 3 0.00 2 14 -2.67 16.00 40.00 2.67 90.622 11521 11521 4100 149 27

4102 63 - MENSUR KORHAN
Çıplak Ortaokulu 8 / A 3 11 -0.67 5 2 4.33 2 4 0.67 1 1 0.67 1 6 -1.00 2 10 -1.33 14.00 34.00 2.67 90.622 11521 11521 4100 22 22

4103 589 - MAHMUT ACAR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 0 5 -1.67 8 2 7.33 0 0 0.00 1 11 -2.67 4 13 -0.33 18.00 46.00 2.66 90.607 11528 11528 4103 149 24

4104 328 - BÜLENT AKDOĞAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / * 3 11 -0.67 2 5 0.33 0 6 -2.00 3 3 2.00 4 8 1.33 1 10 -2.33 13.00 43.00 -1.34 90.593 11529 11529 4104 92 1

4105 230 - MEHMET TAHİR YILMAZ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / D 2 7 -0.33 3 2 2.33 1 4 -0.33 1 1 0.67 1 9 -2.00 2 6 0.00 10.00 29.00 0.34 90.148 11535 11535 4105 98 22

4106 817 - BARIŞ ÖZBİLEN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 2 11 -1.67 1 6 -1.00 1 6 -1.00 1 1 0.67 3 13 -1.33 5 10 1.67 13.00 47.00 -2.66 90.148 11535 11535 4105 150 22

4107 5 - FIRAT ÖZCAN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 6 12 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 6 0.00 3 15 -2.00 3 15 -2.00 20.00 62.00 -0.66 90.133 11538 11538 4107 151 27

4108 20 - AHMETYASİN ASLAN
Sancarlı İmam Hatip Ortaokulu 8 / A 2 8 -0.67 1 4 -0.33 4 6 2.00 1 4 -0.33 5 15 0.00 4 16 -1.33 17.00 53.00 -0.66 90.133 11538 11538 4107 25 25

4109 514 - SEHER BİLEN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 5 13 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 3 0.00 6 14 1.33 1 13 -3.33 17.00 59.00 -2.67 90.133 11538 11538 4107 119 21

4110 30 - UĞUR SARIBOĞA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 1 7 -1.33 5 15 0.00 6 14 1.33 17.00 71.00 -6.66 90.133 11538 11538 4107 150 26

4111 109 - MEHMET TENTİK
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 4 14 -0.67 5 5 3.33 2 5 0.33 2 1 1.67 2 6 0.00 3 16 -2.33 18.00 47.00 2.33 90.119 11543 11543 4111 27 12

4112 27 - ALİ DEMİRCAN
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 3 11 -0.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 0 9 -3.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 17.00 65.00 -4.67 90.104 11546 11546 4112 99 16

4113 10 - EMİR TUSUN
Yumurcak Ortaokulu 8 / A 0 5 -1.67 2 0 2.00 0 4 -1.33 0 2 -0.67 0 1 -0.33 2 5 0.33 4.00 17.00 -1.67 90.104 11546 11546 4112 8 8

4114 13 - SENANİK YILDIZ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 0.00 1 8 -1.67 3.00 14.00 -1.67 90.104 11546 11546 4112 10 10

4115 217 - SEVDA KARĞI
Işıklar Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 1 3 0.00 1 7 -1.33 0 0 0.00 0 8 -2.67 2 6 0.00 10.00 38.00 -2.67 90.089 11549 11549 4115 46 22

4116 106 - HACER YÜCE
Işıklı Ortaokulu 8 / A 2 10 -1.33 0 3 -1.00 2 5 0.33 2 1 1.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 8.00 27.00 -1.00 89.630 11556 11556 4116 31 11



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4117 106 - *ERT AYDOĞ N
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 1 8 -1.67 1 1 0.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 12.00 -2.00 89.615 11557 11557 4117 28 9

4118 68 - MED NE D NEK
Başak Ortaokulu 8 / B 4 9 1.00 1 4 -0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 8 0.33 1 11 -2.67 13.00 48.00 -3.00 89.600 11558 11558 4118 30 14

4119 489 - SULTAN ATAÇ
Fırat Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.68 89.185 11560 11560 4119 94 21

4120 661 - İSMAİL HALİ*
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 20.00 70.00 -3.32 89.170 11563 11563 4120 151 27

4121 408 - RONAHI DAVÜD
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 3 16 -2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 37.00 -0.33 89.156 11568 11568 4121 182 13

4122 807 - NURAN ASLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 89.156 11568 11568 4121 182 22

4123 964 - VEYSEL DEMİRAĞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / Ğ 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 89.156 11568 11568 4121 182 1

4124 219 - HASAN YUSUFOGLU
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 89.156 11568 11568 4121 120 19

4125 122 - AMARA ÇALİ
Sürekli Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 20.00 70.00 -3.33 89.156 11568 11568 4121 49 11

4126 63 - İBRAHİM HALİL KO BOĞA
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 89.156 11568 11568 4121 35 12

4127 616 - RENASÖZTOP
Fırat Ortaokulu 8 / E 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.34 89.141 11580 11580 4127 95 18

4128 354 - YUSUF BEKİ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 7 9 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 12 -4.00 16.00 52.00 -1.33 89.141 11580 11580 4127 132 20

4129 533 - HAMZAASLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 4 16 -1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 23.00 67.00 0.67 89.126 11584 11584 4129 185 14

4130 153 - İSMAİL ALİ
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.66 89.126 11584 11584 4129 36 13

4131 446 - ZEYNEP EGE
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 5 3 4.00 4 5 2.33 2 3 1.00 1 8 -1.67 2 15 -3.00 19.00 46.00 3.66 89.111 11588 11588 4131 121 18

4132 74 - BUSENAZ UĞUR
Dicle Ortaokulu 8 / A 3 12 -1.00 3 5 1.33 3 4 1.67 5 2 4.33 4 9 1.00 1 14 -3.67 19.00 46.00 3.66 89.111 11588 11588 4131 75 23

4133 321 - YAHYA Ö*EMİR
Dicle Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.33 89.111 11588 11588 4131 75 21

4134 17 - FATİME GÜZEL
Körsu Ortaokulu 8 / A 3 7 0.67 1 2 0.33 1 3 0.00 0 3 -1.00 2 5 0.33 0 8 -2.67 7.00 28.00 -2.34 89.111 11588 11588 4131 11 11

4135 621 - ZEYNEP YAMAN
İMKB Ortaokulu 8 / E 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 89.096 11594 11594 4135 98 15

4136 622 - EYÜP OMUK
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 3 8 0.33 1 6 -1.00 4 6 2.00 2 3 1.00 3 8 0.33 1 12 -3.00 14.00 43.00 -0.34 89.096 11594 11594 4135 20 20

4137 1509 - M EFE DENKTAŞ
ÖZEL ÇAĞIN ETİK ORTAOKULU 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 89.096 11594 11594 4135 8 8

4138 23 - BERFİN AYDIN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 5 13 0.67 2 7 -0.33 1 8 -1.67 3 6 1.00 4 13 -0.33 3 15 -2.00 18.00 62.00 -2.66 88.681 11599 11599 4138 37 14

4139 54 - SÜMEYE ŞERAN
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 2 10 -1.33 2 4 0.67 3 4 1.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 2 9 -1.00 9.00 29.00 -0.66 88.667 11600 11600 4139 10 10

4140 585 - DİYAR KANIN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 3 5 1.33 1 7 -1.33 3 4 1.67 5 12 1.00 2 15 -3.00 18.00 56.00 -0.66 88.667 11600 11600 4139 126 30

4141 0 - BERAT KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 2 10 -1.33 3 3 2.00 1 6 -1.00 2 4 0.67 2 12 -2.00 5 12 1.00 15.00 47.00 -0.66 88.667 11600 11600 4139 21 21

4142 145 - ÖMER KORUCU
Işıklı Ortaokulu 8 / A 4 12 0.00 0 8 -2.67 0 8 -2.67 1 6 -1.00 3 12 -1.00 4 10 0.67 12.00 56.00 -6.67 88.652 11605 11605 4142 32 12

4143 17 - YUSUF İBRAH MOĞLU
Çağıl Ortaokulu 8 / A 2 12 -2.00 2 6 0.00 2 8 -0.67 2 3 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 29.00 -1.67 88.637 11607 11607 4143 15 15

4144 400 - NURDANUR DAMAR
Vatan Ortaokulu 8 / B 1 7 -1.33 3 2 2.33 2 1 1.67 1 2 0.33 2 5 0.33 1 9 -2.00 10.00 26.00 1.33 88.637 11607 11607 4143 82 22

4145 50 - MUSA ÇETIN
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 1 9 -2.00 0 7 -2.33 1 6 -1.00 3 6 1.00 5 8 2.33 2 11 -1.67 12.00 47.00 -3.67 88.607 11612 11612 4145 12 11

4146 3 - * * TE *** L İ A
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 5 13 0.67 8.00 30.00 -2.00 88.148 11619 11619 4146 93 26

4147 499 - ARDA KURTCEBE
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 3 12 -1.00 3.00 15.00 -2.00 88.148 11619 11619 4146 129 23

4148 703 - ABDULLAH SEZ R
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 15 -2.00 3.00 15.00 -2.00 88.148 11619 11619 4146 247 26

4149 0 - ŞAHİN ÜNSAL
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 3 10 -0.33 4.00 18.00 -2.00 88.148 11619 11619 4146 91 21

4150 130 - EMİNE BİLEN
Vatan Ortaokulu 8 / B 3 9 0.00 0 5 -1.67 1 5 -0.67 0 5 -1.67 0 0 0.00 2 9 -1.00 6.00 33.00 -5.01 88.133 11634 11634 4150 83 23

4151 76 - SUDE KORHAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 4 12 0.00 2 3 1.00 4 6 2.00 0 1 -0.33 0 6 -2.00 2 8 -0.67 12.00 36.00 0.00 88.133 11634 11634 4150 87 14

4152 207 - ABDULLAH BAYAT
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 2 16 -3.33 2 5 0.33 1 5 -0.67 0 0 0.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 16.00 55.00 -2.33 87.704 11639 11639 4152 133 18

4153 989 - YILMAZ ASLAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 7 13 2.67 1 1 0.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 1 16 -4.33 5 14 0.33 16.00 61.00 -4.33 87.674 11641 11641 4153 186 15

4154 202 - MUSA UREY
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 19.00 70.00 -4.33 87.674 11641 11641 4153 40 21

4155 1995 - LAVİN SİNANOĞLU
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 2 6 0.00 1 4 -0.33 0 3 -1.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 1 8 -1.67 4.00 22.00 -3.33 87.644 11649 11649 4155 94 19

4156 819 - AHMET FARIZ GÜMÜŞTEN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 2 5 0.33 0 0 0.00 4 4 2.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 1 12 -3.00 8.00 25.00 -0.33 87.644 11649 11649 4155 88 19

4157 62 - HAKAN KARABOĞA
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 5 15 0.00 0 10 -3.33 4 5 2.33 5 5 3.33 6 14 1.33 2 18 -4.00 22.00 67.00 -0.34 87.630 11653 11653 4157 10 9

4158 645 - SEFA BULUT
Fırat Ortaokulu 8 / E 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.66 87.200 11660 11660 4158 96 19

4159 126 - MİZGİN TÜFEK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 24.00 65.00 2.34 87.200 11660 11660 4158 122 20

4160 67 - AZİZ BADAY
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 3 16 -2.33 4 6 2.00 1 3 0.00 0 4 -1.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 18.00 59.00 -1.66 87.185 11663 11663 4160 95 20

4161 284 - HÜSEYİN VURAL
24 Kasım Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 19 -5.33 5 13 0.67 23.00 65.00 1.34 87.185 11663 11663 4160 75 17

4162 526 - ABDURAHMAN NAYIR
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 6 14 1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.66 87.185 11663 11663 4160 134 19

4163 123 - ŞİRİN ECE EKİNCİ
Tepebaşı Ortaokulu 8 / C 3 9 0.00 3 4 1.67 2 6 0.00 4 3 3.00 1 13 -3.33 4 12 0.00 17.00 47.00 1.34 87.185 11663 11663 4160 100 17

4164 0 - 
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 41.00 -4.67 87.170 11670 11670 4164 135 19

4165 22 - MAHMUT YALÇINKAYA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 6 14 1.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.66 87.156 11675 11675 4165 187 28



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4166 1479 - EMİRHAN ÇİÇEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 3 15 -2.00 1 7 -1.33 2 5 0.33 2 5 0.33 3 14 -1.67 6 13 1.67 17.00 59.00 -2.67 87.156 11675 11675 4165 96 23

4167 66 - UMUT AYDIN
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 3 14 -1.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 1 6 -1.00 2 9 -1.00 3 7 0.67 14.00 50.00 -2.67 87.156 11675 11675 4165 20 20

4168 120 - MUSTAFA AYDOĞAN
Eskin Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 1 7 -1.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 4 12 0.00 2 15 -3.00 17.00 59.00 -2.67 87.156 11675 11675 4165 26 18

4169 221 - MEHMET SELİM
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 4 12 0.00 2 6 0.00 3 5 1.33 4 6 2.00 3 13 -1.33 3 14 -1.67 19.00 56.00 0.33 87.156 11675 11675 4165 49 24

4170 7 - ARAT CAN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 87.141 11682 11682 4170 38 15

4171 27 - DAVUT ADANIR
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 8 12 4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.67 87.141 11682 11682 4170 11 10

4172 107 - EMİRCAN GÖKDEMİR
Dicle Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 87.141 11682 11682 4170 77 22

4173 66 - HALİL Ö ZDEİR
İstiklal Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 12 1.00 19.00 68.00 -3.67 87.141 11682 11682 4170 59 19

4174 598 - MEHMET ÖRNEK
İnkılap Ortaokulu 8 / A 5 9 2.00 1 4 -0.33 7 2 6.33 0 0 0.00 1 11 -2.67 1 12 -3.00 15.00 38.00 2.33 87.141 11682 11682 4170 81 18

4175 41 - FER *NUR GÜLER
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / E 6 11 2.33 2 6 0.00 5 3 4.00 1 9 -2.00 3 16 -2.33 3 17 -2.67 20.00 62.00 -0.67 87.141 11682 11682 4170 136 23

4176 159 - YUSUF AKAY
Işıklı Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 14 -0.67 2 15 -3.00 20.00 65.00 -1.67 87.126 11692 11692 4176 33 21

4177 414 - MUHAMMEDALİZENGİN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 2 18 -4.00 22.00 68.00 -0.68 87.126 11692 11692 4176 137 20

4178 307 - CİVAN ÖNDER
Zergan Ortaokulu 8 / D 5 8 2.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 1 0.67 2 17 -3.67 3 17 -2.67 21.00 53.00 3.33 87.111 11695 11695 4178 95 17

4179 772 - ÖMER EREN ERBEYİ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / E 3 17 -2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 6 14 1.33 25.00 65.00 3.32 87.096 11696 11696 4179 220 25

4180 188 - MÜBAREK KARADENİZ
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 0 5 -1.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 1 3 0.00 1 6 -1.00 2 5 0.33 5.00 21.00 -2.00 86.637 11702 11702 4180 28 13

4181 237 - HİLAL KARADENİ Z
Zergan Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 19.00 61.00 -1.33 86.207 11703 11703 4181 96 33

4182 296 - YASİN ÇELİK
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 14.00 46.00 -1.33 86.207 11703 11703 4181 97 25

4183 31 - HALİL İLHAN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 0 7 -2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 7.00 -2.33 86.193 11707 11707 4183 56 19

4184 791 - SEMANUR DEMİR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 2 10 -1.33 6.00 25.00 -2.33 86.193 11707 11707 4183 123 19

4185 0 - ELİF ABLAY
Bozhöyük Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 3 13 -1.33 3.00 16.00 -2.33 86.193 11707 11707 4183 54 20

4186 120 - MUHAMMED KARAASLAN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 1 10 -2.33 5 3 4.00 2 4 0.67 4 2 3.33 2 0 2.00 1 15 -4.00 15.00 34.00 3.67 86.193 11707 11707 4183 71 27

4187 0 - NİLAY ORAL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 3 15 -2.00 2 7 -0.33 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 25.00 -3.33 86.178 11713 11713 4187 188 23

4188 264 - HİRANUR ÖZDEMİR
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 2 12 -2.00 0 6 -2.00 2 4 0.67 0 0 0.00 3 4 1.67 1 8 -1.67 8.00 34.00 -3.33 86.178 11713 11713 4187 57 21

4189 552 - MİRAN
ÖZEL AKKOL ORTAOKULU 8 / A 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 5 15 0.00 19.00 61.00 -1.34 86.148 11721 11721 4189 18 18

4190 1483 - EYLÜL KARAASLAN
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / C 3 17 -2.67 0 4 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 34.00 -1.34 86.148 11721 11721 4189 248 25

4191 1578 - MUSTAFA KEPENÇ
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / İ 1 11 -2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 25.00 -1.34 86.148 11721 11721 4189 248 27

4192 113 - MUSTAFA P ALUT
Yukarıazıklı Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 19.00 61.00 -1.34 86.148 11721 11721 4189 29 10

4193 0 - EMİ RAY
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 3 17 -2.67 7.00 28.00 -2.34 86.133 11727 11727 4193 55 15

4194 350 - DERYA ÖZKAN
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 3 14 -1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 5 1.33 2 15 -3.00 6 11 2.33 18.00 61.00 -2.35 86.119 11729 11729 4194 41 19

4195 1890 - ABDUL SAMET KÖSEN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 3 17 -2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 4 3.67 1 19 -5.33 8 12 4.00 24.00 65.00 2.33 85.674 11738 11738 4195 97 21

4196 3 - ABDULAH UĞURLU
Bağrıbütün Ortaokul 8 / A 2 11 -1.67 0 7 -2.33 2 5 0.33 1 6 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 29.00 -4.67 85.659 11740 11740 4196 13 12

4197 483 - RÜVEYDA BOZ
İnkılap Ortaokulu 8 / C 4 8 1.33 0 7 -2.33 3 5 1.33 4 6 2.00 1 13 -3.33 3 11 -0.67 15.00 50.00 -1.67 85.659 11740 11740 4196 82 19

4198 357 - NECLA ŞİMŞEK
Sürekli Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 4 16 -1.33 2 17 -3.67 23.00 65.00 1.33 85.659 11740 11740 4196 50 14

4199 247 - BERAT TÜRKOĞLU
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / B 0 5 -1.67 2 2 1.33 1 4 -0.33 0 0 0.00 1 1 0.67 0 5 -1.67 4.00 17.00 -1.67 85.659 11740 11740 4196 58 22

4200 289 - NİSANUR TEMEL
Mezopotamya Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 5 15 0.00 2 17 -3.67 19.00 65.00 -2.67 85.644 11744 11744 4200 124 22

4201 162 - MUHAMED ÇİDEM
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 0 13 -4.33 3 5 1.33 3 5 1.33 3 2 2.33 4 11 0.33 3 8 0.33 16.00 44.00 1.32 85.644 11744 11744 4200 42 22

4202 886 - ŞEREF CAN ÇELİK
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 3 16 -2.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 4 0.67 2 16 -3.33 7 12 3.00 19.00 63.00 -1.99 85.230 11747 11747 4202 125 23

4203 123 - YASİNDENİZ
Akdoğan Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 21.00 69.00 -2.00 85.215 11750 11750 4203 29 14

4204 252 - YAKUP EREN
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 6 10 2.67 2 5 0.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 2 14 -2.67 2 13 -2.33 16.00 57.00 -3.00 85.200 11752 11752 4204 43 23

4205 59 - SÜMEYYE CENGİ Z
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 4 15 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 13 -4.33 5 9 2.00 19.00 57.00 0.00 85.200 11752 11752 4204 15 15

4206 4 - SEVDANUR AYDIN
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 4 12 0.00 1 6 -1.00 1 7 -1.33 2 5 0.33 1 8 -1.67 4 13 -0.33 13.00 51.00 -4.00 85.185 11755 11755 4206 55 28

4207 628 - YAĞMUR DALAMAZ
ZİYARET İMAM HATİP
ORTAOKULU	

8 / A 2 15 -3.00 4 5 2.33 3 6 1.00 4 4 2.67 2 7 -0.33 3 11 -0.67 18.00 48.00 2.00 85.185 11755 11755 4206 21 21

4208 520 - ZÜLEYHA AKGÜÇ
Fırat Ortaokulu 8 / D 4 14 -0.67 1 8 -1.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 0 10 -3.33 2 3 1.00 13.00 42.00 -1.00 85.185 11755 11755 4206 97 25

4209 0 - AZAD YİGİT
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 2 14 -2.67 1 5 -0.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 3 12 -1.00 5 13 0.67 17.00 54.00 -1.01 85.170 11762 11762 4209 98 23

4210 650 - MEHMET EMİN DÖLEK
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 3 17 -2.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 85.170 11762 11762 4209 189 18

4211 933 - SAMET Ö *EMİR
Mezopotamya Ortaokulu 0 / 0 1 19 -5.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.00 85.170 11762 11762 4209 126 2

4212 71 - HARUN SARIDAĞ
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 85.170 11762 11762 4209 30 13

4213 315 - MUSTA * YILMAZ
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 3 17 -2.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 39.00 -2.00 85.170 11762 11762 4209 138 21

4214 914 - BETÜL KARAKEÇİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.01 85.156 11768 11768 4214 190 16



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4215 798 - TUANA AYDIN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.01 85.156 11768 11768 4214 127 20

4216 636 - ROŞAN YASİN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.01 85.156 11768 11768 4214 127 20

4217 0 - FATMA YUS F
Bahçelievler Ortaokulu 0 / C 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 17 -4.67 6 14 1.33 22.00 66.00 -0.01 85.141 11772 11772 4217 98 1

4218 226 - LATİFE KAYA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 3 8 0.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 9.00 37.00 -3.32 84.726 11773 11773 4218 152 28

4219 729 - OZAN ÖZDEMİR
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 5 0.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 20.00 67.00 -2.33 84.726 11773 11773 4218 89 15

4220 109 - GÜLÇAN ATAÇ
Fırat Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 0 4 -1.33 3 6 1.00 4 16 -1.33 3 12 -1.00 17.00 61.00 -3.33 84.711 11776 11776 4220 98 22

4221 504 - FURKAN MALGİR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 4 16 -1.33 0 10 -3.33 1 2 0.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 5 15 0.00 11.00 52.00 -6.33 84.711 11776 11776 4220 191 22

4222 0 - ASMİN ÖLMEZ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 2 16 -3.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 31.00 -0.33 84.711 11776 11776 4220 81 26

4223 691 - FİLİZ BADAY
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / F 4 12 0.00 3 6 1.00 7 3 6.00 0 4 -1.33 1 8 -1.67 2 13 -2.33 17.00 46.00 1.67 84.696 11781 11781 4223 153 29

4224 149 - SAMET YUSUF DİLEK
Vatan Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 8.00 32.00 -2.66 84.237 11787 11787 4224 84 18

4225 12 - DİLBER BİLEN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 0 0 0.00 6 14 1.33 2 18 -4.00 21.00 59.00 1.33 84.193 11792 11792 4225 192 23

4226 793 - NESRULLAH AKKOYUN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 12 1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 1 0 1.00 2 18 -4.00 11.00 47.00 -4.67 84.193 11792 11792 4225 192 22

4227 803 - ASMİN KILIÇ
Arıklı Ortaokulu 8 / A 3 13 -1.33 0 8 -2.67 5 3 4.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 3 8 0.33 13.00 44.00 -1.67 84.193 11792 11792 4225 23 16

4228 114 - JİNDA ERBEYİ
Şenyurt Ortaokulu 8 / A 6 11 2.33 6 3 5.00 4 2 3.33 1 4 -0.33 0 11 -3.67 2 16 -3.33 19.00 47.00 3.33 84.178 11795 11795 4228 21 21

4229 7 - BEYZANUR EREN
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 18.00 62.00 -2.67 84.178 11795 11795 4228 29 13

4230 168 - FASLAN R EMEN
Anafartalar Ortaokulu 8 / B 3 8 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 3 15 -2.00 11.00 44.00 -3.68 84.148 11802 11802 4230 92 27

4231 88 - MİZGİNÖZKEREN
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 3 8 0.33 3 3 2.00 4 3 3.00 1 3 0.00 2 10 -1.33 1 12 -3.00 14.00 39.00 1.00 83.704 11806 11806 4231 16 16

4232 122 - ZAFER KARDENİZ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 0 11 -3.67 3 1 2.67 2 3 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 15.00 0.00 83.689 11808 11808 4232 152 31

4233 41 - EMİNE AYDIN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 2 18 -4.00 20.00 70.00 -3.32 83.259 11812 11812 4233 39 16

4234 65 - RENGİN KILIÇ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 4 -0.33 5 15 0.00 14.00 61.00 -6.33 83.244 11814 11814 4234 56 28

4235 54 - BÜLENT ÖZKAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 19.00 70.00 -4.33 83.230 11816 11816 4235 129 21

4236 35 - AHMET KAYMAZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 2 18 -4.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 23.00 67.00 0.67 83.215 11817 11817 4236 194 24

4237 0 - A * U * P
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 0 / H 2 18 -4.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 37.00 0.67 83.215 11817 11817 4236 194 2

4238 0 - BAHAR ASLAN
Dicle Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 23.00 67.00 0.67 83.215 11817 11817 4236 78 23

4239 95 - ALİ KILIÇ
Doyuran Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 23.00 67.00 0.67 83.215 11817 11817 4236 21 21

4240 42 - GÜLNAZ ALKAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / A 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 8 -2.67 3 15 -2.00 17.00 49.00 0.67 83.215 11817 11817 4236 139 30

4241 640 - EMİNE YİĞİT
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 2 7 -0.33 2 1 1.67 1 2 0.33 3 1 2.67 1 6 -1.00 0 8 -2.67 9.00 25.00 0.67 83.215 11817 11817 4236 154 28

4242 0 - NURCAN KILIÇ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 2 15 -3.00 4 4 2.67 4 3 3.00 1 6 -1.00 2 3 1.00 3 15 -2.00 16.00 46.00 0.67 83.215 11817 11817 4236 36 15

4243 362 - İREM VURAL
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 13 0.67 3 17 -2.67 21.00 67.00 -1.34 83.215 11817 11817 4236 77 20

4244 629 - DİLBER DEĞER
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 3 8 0.33 2 4 0.67 4 4 2.67 1 3 0.00 1 0 1.00 1 18 -5.00 12.00 37.00 -0.33 83.200 11826 11826 4244 153 20

4245 76 - NESLİHAN ÖZÇELİK
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 22.00 67.00 -0.33 83.200 11826 11826 4244 22 22

4246 335 - DELİLA ÇINAR
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 2 6 0.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 5 -1.67 6 13 1.67 13.00 49.00 -3.34 83.185 11830 11830 4246 130 19

4247 36 - SEVİN HAŞIM
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 0 2 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 3 12 -1.00 14.00 43.00 -0.34 83.185 11830 11830 4246 82 20

4248 157 - HABİL ÖZDEMİR
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 22.00 67.00 -0.34 83.185 11830 11830 4246 57 29

4249 0 - ROHA HÜSSEYİN
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 2 14 -2.67 2 6 0.00 1 9 -2.00 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 34.00 -3.34 83.185 11830 11830 4246 17 10

4250 210 - BERAT BOZAN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / C 1 11 -2.67 0 6 -2.00 2 4 0.67 1 9 -2.00 8 8 5.33 0 14 -4.67 12.00 52.00 -5.34 83.156 11838 11838 4250 221 28

4251 6 - EMRULLAH BOĞA
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 3 8 0.33 3 5 1.33 4 4 2.67 3 4 1.67 1 7 -1.33 1 13 -3.33 15.00 41.00 1.34 82.741 11841 11841 4251 11 11

4252 856 - MİRAN ELİSA
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 1 16 -4.33 0 9 -3.00 1 8 -1.67 1 8 -1.67 5 15 0.00 7 12 3.00 15.00 68.00 -7.67 82.726 11843 11843 4252 154 32

4253 32 - AHMET ÖZDEMİR
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 3 14 -1.67 3 4 1.67 2 5 0.33 2 3 1.00 1 7 -1.33 4 14 -0.67 15.00 47.00 -0.67 82.696 11846 11846 4253 155 29

4254 13 - ABDU L*H HASO
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 0.00 0 9 -3.00 2.00 15.00 -3.00 82.222 11850 11850 4254 99 27

4255 121 - BİLAL AKIN
Kızıltepe Özcan Yıldız Anadol 8 / B 3 12 -1.00 3 5 1.33 5 5 3.33 0 2 -0.67 0 6 -2.00 4 15 -1.00 15.00 45.00 -0.01 82.207 11855 11855 4255 41 20

4256 96 - ŞERİF DURAK
Başak Ortaokulu 8 / 0 1 18 -5.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 2 3 1.00 3 5 1.33 4 14 -0.67 18.00 51.00 0.99 82.178 11859 11859 4256 31 1

4257 33 - SAMED KARACA
Bozhöyük Ortaokulu 8 / B 3 16 -2.33 3 7 0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 21.00 67.00 -1.32 81.778 11860 11860 4257 56 16

4258 221 - SİMANUR ERTAŞ
Dikmen Ortaokulu 8 / B 4 7 1.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 0 4 -1.33 2 13 -2.33 2 12 -2.00 12.00 49.00 -4.32 81.778 11860 11860 4257 72 28

4259 138 - BARAN KAHRAMAN
Işıklar Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 3 1.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 17.00 58.00 -2.33 81.748 11863 11863 4259 47 23

4260 147 - NE İR YILDIZ
Dikmen Ortaokulu 8 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 16.00 58.00 -3.34 81.719 11866 11866 4260 73 27

4261 567 - NESİM SADUN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 2 16 -3.33 2 6 0.00 6 2 5.33 1 0 1.00 4 14 -0.67 4 14 -0.67 19.00 52.00 1.66 81.704 11867 11867 4261 155 21

4262 23 - MUSAB ALTUĞ
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 2 14 -2.67 0 7 -2.33 1 5 -0.67 2 2 1.33 5 9 2.00 2 12 -2.00 12.00 49.00 -4.34 81.704 11867 11867 4261 29 28

4263 326 - M MUSTAFA BASYAN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 8 12 4.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 1 19 -5.33 19.00 71.00 -4.66 81.274 11870 11870 4263 33 20



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4264 918 - SÜMEYYE PELDA ORAL
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 7 13 2.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.66 81.274 11870 11870 4263 196 17

4265 0 - ENES SARIYILDIZ
Bozhöyük Ortaokulu 8 / A 10 10 6.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 6 -2.00 1 19 -5.33 2 18 -4.00 18.00 68.00 -4.66 81.274 11870 11870 4263 57 16

4266 3111 - ABDULLAHÇALGICI
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 19 -5.33 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 81.259 11873 11873 4266 100 24

4267 406 - ZEYNEP ASLAN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 5 15 0.00 5 15 0.00 16.00 74.00 -8.66 81.259 11873 11873 4266 131 22

4268 963 - UMUT YİĞİT
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.66 81.244 11876 11876 4268 197 24

4269 0 - A LS Ö Z İ E N
Arıklı Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 38.00 -0.66 81.244 11876 11876 4268 24 17

4270 522 - ZEYNEP EMER
Vatan Ortaokulu 8 / D 2 12 -2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 2 4 0.67 1 10 -2.33 3 11 -0.67 18.00 47.00 2.34 81.244 11876 11876 4268 85 19

4271 1291 - BÜNYAMİN YILDIZ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.67 81.230 11883 11883 4271 101 24

4272 425 - EYLÜL IRMAK
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.67 81.230 11883 11883 4271 130 37

4273 0 - ***
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 41.00 -4.66 81.230 11883 11883 4271 130 24

4274 257 - ABDULLAH NAYIR
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 12 1.00 19.00 68.00 -3.67 81.230 11883 11883 4271 78 26

4275 11 - AH * Y* *
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 3 17 -2.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 41.00 -4.67 81.215 11889 11889 4275 37 16

4276 198 - RAMAZAN TUNCER
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 19.00 71.00 -4.67 81.215 11889 11889 4275 36 18

4277 247 - HÜSEYİN ÇETİN
İMKB Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 19.00 71.00 -4.68 81.200 11895 11895 4277 99 20

4278 0 - BİLAL BİLEN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 4 9 1.00 4 3 3.00 3 4 1.67 1 4 -0.33 3 13 -1.33 1 15 -4.00 16.00 48.00 0.01 80.770 11896 11896 4278 198 29

4279 106 - KEMAL KAYA
Işıklar Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 10.00 39.00 -2.99 80.770 11896 11896 4278 48 24

4280 263 - İREMSU DİDİN
Vatan Ortaokulu 8 / D 2 9 -1.00 0 5 -1.67 2 3 1.00 1 4 -0.33 2 8 -0.67 2 10 -1.33 9.00 39.00 -4.00 80.741 11900 11900 4280 86 20

4281 226 - MELİSA ÇİÇEK
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / B 5 12 1.00 3 6 1.00 3 6 1.00 3 6 1.00 2 13 -2.33 2 14 -2.67 18.00 57.00 -1.00 80.741 11900 11900 4280 90 19

4282 694 - NURETTİN KURTAY
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 1 18 -5.00 0 7 -2.33 1 7 -1.33 3 5 1.33 7 9 4.00 2 11 -1.67 14.00 57.00 -5.00 80.726 11906 11906 4282 99 24

4283 80 - İDRİS DEMİR
Vatan İmam Hatip Ortaokulu 8 / K 5 15 0.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 5 0.33 1 2 0.33 0 8 -2.67 10.00 48.00 -6.01 80.696 11907 11907 4283 11 11

4284 97 - HARUN REŞİT SARIBOĞA
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 3 15 -2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 1 3 0.00 4 16 -1.33 2 4 0.67 13.00 55.00 -5.32 80.296 11908 11908 4284 44 20

4285 0 - HÜSEYİN KAYMAZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 3 15 -2.00 7.00 31.00 -3.33 80.267 11909 11909 4285 222 31

4286 0 - AR** ABAYKARA
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 4 16 -1.33 6.00 28.00 -3.33 80.267 11909 11909 4285 38 17

4287 99 - TUANA FİDAN
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 3 12 -1.00 3 4 1.67 0 8 -2.67 0 9 -3.00 4 10 0.67 2 12 -2.00 12.00 55.00 -6.33 80.267 11909 11909 4285 37 19

4288 323 - MEHMET EMER
Vatan Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 -2.67 2 8 -0.67 3.00 19.00 -3.34 80.207 11918 11918 4288 87 21

4289 118 - KÜBRANUR KRKUL
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 6 12 2.00 2 7 -0.33 3 5 1.33 1 7 -1.33 2 15 -3.00 3 16 -2.33 17.00 62.00 -3.66 79.778 11921 11921 4289 76 18

4290 36 - KENAN BAYAN
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 4 15 -1.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 17.00 71.00 -6.67 79.763 11922 11922 4290 12 11

4291 797 - BEYTULLAH ÇELİK
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 3 11 -0.67 3 6 1.00 3 5 1.33 2 6 0.00 2 15 -3.00 4 13 -0.33 17.00 56.00 -1.67 79.748 11923 11923 4291 91 21

4292 53 - MEHMET YILDIZ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 4 8 1.33 2 4 0.67 2 4 0.67 1 4 -0.33 2 8 -0.67 0 13 -4.33 11.00 41.00 -2.66 79.748 11923 11923 4291 12 12

4293 130 - YAĞMUR IRMAK
Eskin Ortaokulu 8 / B 2 17 -3.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 20.00 68.00 -2.67 79.733 11925 11925 4293 27 19

4294 61 - KENDAL DAMAR
Yunus Emre Ortaokulu 8 / A 2 15 -3.00 5 5 3.33 5 4 3.67 2 4 0.67 2 17 -3.67 6 14 1.33 22.00 59.00 2.33 79.719 11926 11926 4294 50 25

4295 726 - MUHAMMED HAMİD
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 3 17 -2.67 4 6 2.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 21.00 68.00 -1.68 79.689 11929 11929 4295 199 30

4296 73 - MERTHÜSEYİN KARADENİZ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 18.00 72.00 -5.99 79.304 11930 11930 4296 23 23

4297 10 - ERHAN ÇANKAYA
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / 0 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 21.00 69.00 -1.99 79.274 11933 11933 4297 127 2

4298 774 - ELİF ACÜN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 17 -3.67 2 16 -3.33 21.00 66.00 -1.00 79.274 11933 11933 4297 92 18

4299 41 - GÜJBAHARÖÖZ KUL Ö RL
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 79.259 11938 11938 4299 39 18

4300 740 - EYÜP ADO
Mezopotamya Ortaokulu 0 / D 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 21.00 69.00 -2.00 79.259 11938 11938 4299 132 1

4301 167 - HA LİL
İMKB Ortaokulu 0 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 18 -4.00 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 79.259 11938 11938 4299 100 1

4302 310 - MEMET EMEN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.00 79.259 11938 11938 4299 140 25

4303 104 - HÜSEYİN AYATA
Yeşilova Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 79.259 11938 11938 4299 17 17

4304 44 - BARAN KALKAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 14 -1.67 4 16 -1.33 24.00 63.00 3.00 79.244 11946 11946 4304 200 18

4305 981 - ENES KORHAN
Zergan Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 2 18 -4.00 18.00 72.00 -6.00 79.244 11946 11946 4304 97 22

4306 123 - KENAN KARAKUŞ
Işıklar Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 18.00 72.00 -6.00 79.244 11946 11946 4304 49 25

4307 28 - ELİF NİSA YİĞİT
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 3 17 -2.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 6 14 1.33 4 16 -1.33 18.00 72.00 -6.00 79.244 11946 11946 4304 11 11

4308 252 - SÜMEYYE TUĞTEKİM
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 0 5 -1.67 2 4 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 3 12 -1.00 13.00 42.00 -1.00 79.230 11951 11951 4308 79 27

4309 386 - BARAN TOPAL
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 18.00 72.00 -6.01 79.230 11951 11951 4308 141 21

4310 464 - EMİRHAN TOKYAY
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.01 79.200 11954 11954 4310 201 19

4311 639 - MARİYA MUHAMED
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 3 17 -2.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.01 79.200 11954 11954 4310 201 22

4312 421 - SAMET CAYLAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.01 79.200 11954 11954 4310 142 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4313 1879 - NURDAN ÇIÇEK
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 5 1.33 0 2 -0.67 5 13 0.67 2 16 -3.33 17.00 59.00 -2.66 78.326 11965 11965 4313 102 28

4314 195 - NURBAHAR AKKOYUN
Dikmen Ortaokulu 8 / B 2 10 -1.33 0 7 -2.33 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 7.00 35.00 -4.66 78.296 11966 11966 4314 74 29

4315 874 - SADİYE ALTEKİN
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 2 7 -0.33 2 2 1.33 2 3 1.00 1 2 0.33 1 8 -1.67 0 7 -2.33 8.00 29.00 -1.67 78.281 11968 11968 4315 133 24

4316 239 - İREMRU ELİTAŞ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / B 5 13 0.67 1 7 -1.33 0 8 -2.67 0 8 -2.67 4 14 -0.67 2 12 -2.00 12.00 62.00 -8.67 78.267 11970 11970 4316 134 20

4317 1 - ASMİN ATSIZ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 0 8 -2.67 1 2 0.33 4 4 2.67 0 1 -0.33 1 5 -0.67 3 12 -1.00 9.00 32.00 -1.67 78.237 11976 11976 4317 13 13

4318 298 - ZEKİYE BOZDAĞ
Fırat Ortaokulu 8 / B 7 12 3.00 6 4 4.67 2 2 1.33 6 4 4.67 3 17 -2.67 0 20 -6.67 24.00 59.00 4.33 78.237 11976 11976 4317 99 19

4319 505 - ENES DURMUŞ
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 2 13 -2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 1 3.67 4 9 1.00 1 13 -3.33 16.00 51.00 -0.99 77.822 11978 11978 4319 100 25

4320 243 - MERVE DEĞER
Fırat Ortaokulu 8 / B 2 13 -2.33 0 0 0.00 5 4 3.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 2 7 -0.33 10.00 33.00 -0.99 77.822 11978 11978 4319 100 20

4321 409 - BÜNYAMİN DAĞ
İnkılap Ortaokulu 8 / C 2 17 -3.67 2 7 -0.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 7 13 2.67 16.00 72.00 -7.99 77.807 11980 11980 4321 83 20

4322 238 - ÖMER ÇELİK
Karakuyu Ortaokulu 8 / A 4 14 -0.67 0 5 -1.67 3 3 2.00 2 4 0.67 2 15 -3.00 1 4 -0.33 12.00 45.00 -3.00 77.778 11981 11981 4322 45 24

4323 45 - FURKAN ÇEVİK
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 6 11 2.33 1 6 -1.00 3 5 1.33 2 4 0.67 1 18 -5.00 4 16 -1.33 17.00 60.00 -3.00 77.778 11981 11981 4322 13 12

4324 41 - Z A H I R ÖZDEMİR
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 3 11 -0.67 0 7 -2.33 3 3 2.00 2 2 1.33 1 5 -0.67 0 8 -2.67 9.00 36.00 -3.01 77.719 11984 11984 4324 19 19

4325 18 - EMİNE KİP
Çıplak Ortaokulu 8 / A 1 11 -2.67 0 5 -1.67 3 3 2.00 1 1 0.67 0 5 -1.67 3 8 0.33 8.00 33.00 -3.01 77.719 11984 11984 4324 23 23

4326 630 - LİLAN SALİH
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 13 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 1 19 -5.33 18.00 70.00 -5.33 77.304 11986 11986 4326 203 23

4327 158 - TUĞBAMİNE NERGİZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 0 2.00 4 16 -1.33 2 18 -4.00 21.00 61.00 0.67 77.304 11986 11986 4326 203 31

4328 171 - ASLI KOCABOĞA
İstiklal Ortaokulu 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 13 -1.33 1 16 -4.33 19.00 64.00 -2.33 77.304 11986 11986 4326 60 22

4329 0 - * H E AS*A N
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 0 / C 2 18 -4.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 40.00 -3.33 77.289 11990 11990 4329 205 1

4330 480 - ESMANUR ÇAKI
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 6 12 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 16 -1.33 1 17 -4.67 19.00 67.00 -3.33 77.289 11990 11990 4329 205 32

4331 107 - LAVA ALO
Doyuran Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.34 77.274 11993 11993 4331 22 22

4332 245 - MUSTAFADEMİRKAYA
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / A 5 12 1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 4 0.67 0 15 -5.00 4 11 0.33 15.00 58.00 -4.33 77.274 11993 11993 4331 250 27

4333 0 - MEHMETDAVVE
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 43.00 -7.34 77.259 11996 11996 4333 207 23

4334 1914 - MİZGİN SEVİNÇ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 4 15 -1.00 1 5 -0.67 1 3 0.00 1 3 0.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 15.00 58.00 -4.34 77.259 11996 11996 4333 103 29

4335 113 - RONAYİ KILIÇ
Doyuran Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 9 -1.00 6 14 1.33 17.00 64.00 -4.34 77.259 11996 11996 4333 23 23

4336 141 - DESTİNA DİDİN
Sürekli Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 17.00 73.00 -7.34 77.259 11996 11996 4333 51 8

4337 228 - ABDULHAKİM ÇELİK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 23.00 67.00 0.66 77.244 12001 12001 4337 143 22

4338 126 - YUSUF BİTMEZ
Akdoğan Ortaokulu 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 3 -1.00 1 13 -3.33 5 15 0.00 15.00 62.00 -5.66 76.815 12002 12002 4338 31 14

4339 1321 - MUHAMED ŞERİN BELAL
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 6 13 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 1 14 -3.67 3 17 -2.67 19.00 62.00 -1.67 76.770 12004 12004 4339 104 25

4340 176 - EMİRHAN ÇELİK
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / B 0 9 -3.00 0 5 -1.67 2 4 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 2.00 20.00 -4.67 76.770 12004 12004 4339 101 26

4341 0 - A EDME *M E HM
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 5 15 0.00 7.00 33.00 -4.00 76.296 12008 12008 4341 208 2

4342 0 - *L * * N İ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 19 -5.33 6 14 1.33 7.00 33.00 -4.00 76.296 12008 12008 4341 105 2

4343 0 - **KT
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 2 18 -4.00 7.00 33.00 -4.00 76.296 12008 12008 4341 105 26

4344 527 - BERİVAN DUR AN
İMKB Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 7.00 33.00 -4.00 76.296 12008 12008 4341 101 21

4345 353 - İBRAHİM SÖYLER
İMKB Ortaokulu 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 7.00 33.00 -4.00 76.296 12008 12008 4341 101 16

4346 444 - ZUHAL DEMİRKAYA
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 2 11 -1.67 1 5 -0.67 1 8 -1.67 2 3 1.00 4 12 0.00 1 9 -2.00 11.00 48.00 -5.01 76.267 12016 12016 4346 83 14

4347 20 - MEHMET SALİH GÜNENÇ
Fırat Ortaokulu 8 / C 2 18 -4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 5 15 0.00 5 15 0.00 19.00 70.00 -4.34 75.793 12020 12020 4347 101 15

4348 300 - ÖMER FARUK ACAR
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.66 75.363 12022 12022 4348 34 21

4349 54 - İSHAK ÖZÇELİK
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 3 16 -2.33 6 4 4.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 15 -1.00 4 16 -1.33 20.00 68.00 -2.65 75.363 12022 12022 4348 34 14

4350 228 - FERHAT OK
Fırat Ortaokulu 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 1 19 -5.33 19.00 71.00 -4.66 75.363 12022 12022 4348 102 23

4351 578 - MEMATİ FETAH
Fırat Ortaokulu 8 / E 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 7 13 2.67 19.00 71.00 -4.66 75.363 12022 12022 4348 102 20

4352 835 - RAMAZAN SESİZ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 0 / 0 5 15 0.00 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 19 -5.33 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 75.348 12028 12028 4352 209 3

4353 528 - HİRANUR OĞUZ
Zergan Ortaokulu 8 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 2 16 -3.33 20.00 68.00 -2.66 75.348 12028 12028 4352 98 18

4354 1912 - ASMİN DOĞAN
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 2 18 -4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 22.00 68.00 -0.66 75.333 12030 12030 4354 107 25

4355 828 - KAMURAN DAL
Fırat Ortaokulu 8 / C 2 18 -4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 75.333 12030 12030 4354 104 16

4356 82300 - ESAT ÇOKU
Mezopotamya Ortaokulu 8 / E 5 15 0.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 4 13 -0.33 16.00 71.00 -7.66 75.319 12036 12036 4356 135 25

4357 832 - ÖM ERSUN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 13 0.67 3 17 -2.67 20.00 68.00 -2.66 75.304 12038 12038 4357 210 20

4358 834 - YUSUF ÜNAL
Arıklı Ortaokulu 8 / B 4 9 1.00 2 6 0.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 15 -5.00 4 12 0.00 11.00 47.00 -4.67 75.304 12038 12038 4357 25 7

4359 102 - İBRAHİMHALİLÇELİK
Işıklar Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 2 18 -4.00 19.00 71.00 -4.67 75.304 12038 12038 4357 50 26

4360 199 - BERAT KILIÇ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 2 18 -4.00 19.00 71.00 -4.67 75.304 12038 12038 4357 58 29

4361 588 - ŞEHMUS ÖGEL
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.67 75.304 12038 12038 4357 144 20



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4362 25 - BURHAN KARATAY
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 41.00 -4.67 75.304 12038 12038 4357 40 17

4363 72 - MUHAMMED ORHAN
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 2 18 -4.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 0 0 0.00 9.00 41.00 -4.67 75.304 12038 12038 4357 93 20

4364 82 - RAMAZAN KALKAN
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 3 17 -2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 16 -2.33 5 11 1.33 17.00 68.00 -5.67 75.289 12046 12046 4364 18 8

4365 624 - EYYÜP SALMAN
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 4 6 2.00 3 4 1.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 2 18 -4.00 21.00 66.00 -0.99 74.844 12050 12050 4365 145 23

4366 875 - METİN DİDİN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 1 7 -1.33 1 4 -0.33 0 5 -1.67 1 1 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6.00 34.00 -5.33 74.326 12053 12053 4366 156 25

4367 650 - RONİ ORAL
İnkılap Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 2 2.33 0 14 -4.67 6 7 3.67 16.00 56.00 -2.67 73.822 12062 12062 4367 84 19

4368 134 - MAHİR E İNCİ
Işıklar Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 21.00 68.00 -1.67 73.793 12063 12063 4368 51 25

4369 193 - YUSUF KILIÇ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 18.00 72.00 -5.99 73.393 12064 12064 4369 59 30

4370 244 - AYTEN DENLİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 21.00 69.00 -1.99 73.363 12065 12065 4370 211 14

4371 1272 - AHMED ALİ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 15 0.00 16.00 69.00 -7.00 73.363 12065 12065 4370 108 30

4372 117 - TUANA İSTİMİHAN
Doyuran Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 19 -5.33 5 15 0.00 21.00 69.00 -1.99 73.363 12065 12065 4370 24 24

4373 25 - ABDULLAH ÖZAN
İMKB Ortaokulu 8 / C 0 20 -6.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 18.00 72.00 -5.99 73.348 12069 12069 4373 103 24

4374 735 - OZAN KAYMAZ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / E 2 18 -4.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 73.348 12069 12069 4373 94 22

4375 429 - ALİ MİRHAN AKKAYA
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / C 2 16 -3.33 1 7 -1.33 5 2 4.33 0 3 -1.00 1 0 1.00 1 11 -2.67 10.00 39.00 -3.00 73.333 12073 12073 4375 157 23

4376 92 - BEYZA YILDIZ
Zergan Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 15 -1.00 4 16 -1.33 20.00 69.00 -3.00 73.333 12073 12073 4375 99 34

4377 220 - DİLARA BARAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 18.00 72.00 -6.00 73.333 12073 12073 4375 77 19

4378 105 - MEHMET ARİF ANŞİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / C 2 8 -0.67 1 7 -1.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 11 -3.67 1 6 -1.00 10.00 36.00 -2.00 73.304 12077 12077 4378 156 25

4379 627 - YUSUF ÇINAR
İMKB Ortaokulu 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.01 73.289 12078 12078 4379 104 22

4380 0 - MUHAMED FURKAN GÜLER
ZERGAN İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.01 73.289 12078 12078 4379 19 11

4381 1966 - SEBASTİYAN ŞM ASKİ
Bahçelievler Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 1 5 -0.67 4 6 2.00 2 5 0.33 1 7 -1.33 2 13 -2.33 14.00 52.00 -3.33 72.889 12080 12080 4381 109 22

4382 26 - YUSUF KÜRÇE
Süleyman Demirel İmam Hatip O 8 / İ 3 16 -2.33 1 9 -2.00 2 6 0.00 3 6 1.00 2 16 -3.33 6 14 1.33 17.00 67.00 -5.33 72.859 12081 12081 4382 14 13

4383 87 - ESLEM KAKIZ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 15.00 65.00 -6.65 72.415 12084 12084 4383 136 22

4384 1434 - ALAN OSO
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 7 -0.33 6 13 1.67 3 15 -2.00 17.00 68.00 -5.66 72.370 12085 12085 4384 110 31

4385 811 - HAYRUNNİSA KURT
Arıklı Ortaokulu 8 / A 3 12 -1.00 1 4 -0.33 5 2 4.33 0 4 -1.33 0 6 -2.00 2 13 -2.33 11.00 41.00 -2.66 72.370 12085 12085 4384 26 18

4386 244 - MUSTAFA GÜLTEKİN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 35.00 -6.67 72.341 12087 12087 4386 157 28

4387 449 - MELEK K* ATAY
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 1 11 -2.67 3.00 23.00 -4.67 72.326 12089 12089 4387 132 25

4388 110 - GAMZE BEKEN
Fırat Ortaokulu 8 / D 1 9 -2.00 0 1 -0.33 3 2 2.33 0 6 -2.00 0 11 -3.67 3 6 1.00 7.00 35.00 -4.67 72.326 12089 12089 4387 105 26

4389 622 - RODYARMELLEHASAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 17.00 73.00 -7.33 71.407 12097 12097 4389 158 22

4390 245 - SÜHEYLA AKTÜRK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / B 4 13 -0.33 3 5 1.33 1 7 -1.33 1 5 -0.67 3 16 -2.33 1 9 -2.00 13.00 55.00 -5.33 71.393 12098 12098 4390 146 26

4391 42 - MİZGİN ASLAN
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 8 / C 2 13 -2.33 2 6 0.00 1 5 -0.67 1 3 0.00 1 3 0.00 2 13 -2.33 9.00 43.00 -5.33 71.393 12098 12098 4390 59 20

4392 396 - MAHMUT TALİK
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / B 2 18 -4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 71.378 12100 12100 4392 36 15

4393 49 - EMİN KILIÇ
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 17.00 73.00 -7.34 71.348 12101 12101 4393 40 19

4394 879 - SAMİ ULUTAŞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.33 71.333 12103 12103 4394 212 25

4395 548 - MUHAMEDAALİ
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / C 2 18 -4.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 23.00 67.00 0.66 71.333 12103 12103 4394 133 38

4396 103 - HAMDULLAH KARADENİZ
Eskin Ortaokulu 0 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 14 0.33 3 17 -2.67 16.00 73.00 -8.34 71.333 12103 12103 4394 28 1

4397 146 - HÜMEYRA DEMİR
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 71.319 12106 12106 4397 159 29

4398 241 - MELEK AKAK
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / D 3 15 -2.00 4 5 2.33 5 5 3.33 0 0 0.00 2 14 -2.67 3 14 -1.67 17.00 53.00 -0.68 70.815 12112 12112 4398 102 26

4399 285 - ENES ÖZKAN
Dicle Ortaokulu 8 / B 1 16 -4.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 13 -0.33 4 16 -1.33 19.00 63.00 -1.99 70.430 12113 12113 4399 79 24

4400 0 - CEMLİ AKTAŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 4 15 -1.00 6.00 33.00 -5.00 70.370 12114 12114 4400 160 33

4401 90 - FATİME ÇELİK
Karakuyu Ortaokulu 8 / B 6 14 1.33 6 3 5.00 5 4 3.67 0 2 -0.67 1 10 -2.33 0 18 -6.00 18.00 51.00 1.00 70.370 12114 12114 4400 46 21

4402 348 - HAYAL BORA
Tepebaşı Ortaokulu 8 / E 5 14 0.33 4 6 2.00 6 3 5.00 4 5 2.33 0 15 -5.00 2 14 -2.67 21.00 57.00 1.99 70.326 12116 12116 4402 101 19

4403 53 - SALİH KARATAY
KAYAPINAR ORTAOKULU 8 / B 4 14 -0.67 0 7 -2.33 2 6 0.00 5 5 3.33 3 11 -0.67 2 18 -4.00 16.00 61.00 -4.34 69.837 12118 12118 4403 41 20

4404 754 - A YASİN AKSOY
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / C 1 15 -4.00 2 6 0.00 4 4 2.67 0 2 -0.67 1 4 -0.33 3 13 -1.33 11.00 44.00 -3.66 69.422 12119 12119 4404 95 16

4405 53 - İBRAHİM TEZDÖNEN
Başak Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.66 69.407 12120 12120 4405 32 16

4406 172 - ŞEVKET ÇILGIN
Sürekli Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.66 69.407 12120 12120 4405 52 9

4407 342 - EMİNETAŞ
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 19 -5.33 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.67 69.393 12123 12123 4407 96 19

4408 84 - İREMSU KAPLAN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 16 -1.33 3 17 -2.67 18.00 71.00 -5.67 69.378 12124 12124 4408 41 24

4409 73 - BEDİRHANKOSER KILINÇ
Dicle Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 16.00 74.00 -8.67 69.378 12124 12124 4408 80 27

4410 1027 - ZÜHRE AKKAYA
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 16.00 74.00 -8.68 69.319 12130 12130 4410 213 19



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4411 8 - ABDURAHMAN ERKEK
İstiklal Ortaokulu 8 / 0 2 15 -3.00 1 9 -2.00 1 8 -1.67 0 0 0.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 13.00 63.00 -8.00 68.904 12131 12131 4411 61 1

4412 15 - AYŞENUR DEMİRKAYA
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 2 15 -3.00 2 6 0.00 3 6 1.00 1 6 -1.00 3 16 -2.33 4 12 0.00 15.00 61.00 -5.33 68.415 12134 12134 4412 42 18

4413 56 - YEKBUN AKKUŞ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 2 1.33 2 18 -4.00 1 12 -3.00 19.00 58.00 -0.33 68.400 12136 12136 4413 30 14

4414 797 - SÜMEYRA ÇAĞRI
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 2 17 -3.67 15.00 64.00 -6.33 68.400 12136 12136 4413 137 23

4415 0 - Y R E UM*U MN***
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 6.00 34.00 -5.34 68.356 12138 12138 4415 147 24

4416 156 - ASMİN YILMAZ
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 2 12 -2.00 4 5 2.33 2 4 0.67 0 6 -2.00 1 13 -3.33 4 13 -0.33 13.00 53.00 -4.66 67.941 12140 12140 4416 20 20

4417 88 - SARA YİĞT
ÇAKIR ORTAOKULU 8 / A 2 14 -2.67 4 4 2.67 3 5 1.33 1 4 -0.33 1 6 -1.00 2 14 -2.67 13.00 47.00 -2.67 67.867 12142 12142 4417 12 12

4418 293 - YUSUF ÇOBANOĞLU
Fırat Ortaokulu 8 / C 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 15.00 75.00 -9.99 67.467 12143 12143 4418 106 17

4419 933 - YUSUF KOÇHAN
Zergan Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 4 16 -1.33 21.00 69.00 -1.99 67.452 12144 12144 4419 100 23

4420 0 - FIRAT YILMAZ
İMKB Ortaokulu 8 / E 2 18 -4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 18.00 72.00 -5.99 67.437 12145 12145 4420 105 17

4421 227 - ALİ SARİBOGA
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 6 14 1.33 18.00 72.00 -6.00 67.422 12146 12146 4421 148 21

4422 59 - HARUN GÜMÜ Ş
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 2 18 -4.00 18.00 72.00 -6.00 67.378 12148 12148 4422 38 20

4423 655 - MEHMETNUR SINAĞ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / C 5 14 0.33 0 0 0.00 5 4 3.67 3 7 0.67 3 16 -2.33 1 17 -4.67 17.00 58.00 -2.33 66.904 12150 12150 4423 214 24

4424 585 - HİVA GÜMÜŞ
İMKB Ortaokulu 8 / D 3 12 -1.00 0 7 -2.33 4 4 2.67 0 0 0.00 2 11 -1.67 1 12 -3.00 10.00 46.00 -5.33 66.904 12150 12150 4423 106 23

4425 316 - YASİN ÖZTÜRK
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 5 13 0.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 1 3 0.00 3 8 0.33 0 17 -5.67 11.00 58.00 -8.34 66.889 12152 12152 4425 128 23

4426 9 - EMRE AYDIN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / B 1 17 -4.67 2 7 -0.33 1 7 -1.33 1 2 0.33 3 10 -0.33 4 13 -0.33 12.00 56.00 -6.66 66.444 12153 12153 4426 158 23

4427 386 - BİLAL TAKAY
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / B 4 15 -1.00 3 7 0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 0 14 -4.67 2 7 -0.33 11.00 47.00 -4.66 66.430 12154 12154 4427 84 27

4428 32 - TUANA BİLEN
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / B 2 18 -4.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 15.00 65.00 -6.67 66.385 12157 12157 4428 31 15

4429 257 - FATMA DİNLER
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 4 14 -0.67 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 2 14 -2.67 2 15 -3.00 17.00 63.00 -4.01 65.881 12158 12158 4429 138 23

4430 573 - RENAS SÜMBÜL
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 10 -3.33 3 17 -2.67 1 19 -5.33 14.00 76.00 -11.33 65.437 12160 12160 4430 129 25

4431 743 - YAKUP ATAÇ
Mezopotamya Ortaokulu 8 / D 2 18 -4.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 17.00 73.00 -7.33 65.407 12162 12162 4431 139 24

4432 606 - MEHMET KILIÇ
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / E 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 65.407 12162 12162 4431 130 23

4433 51 - HELBEST CAN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 1 13 -3.33 0 5 -1.67 3 6 1.00 1 3 0.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 8.00 43.00 -6.34 65.407 12162 12162 4431 43 19

4434 674 - ŞEHMUS ERDOĞAN
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 2 18 -4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 17.00 73.00 -7.34 65.393 12165 12165 4434 161 23

4435 70 - MUHAMMED EMİN ÖRNEK
Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8 / B 5 12 1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 17 -3.67 3 17 -2.67 16.00 70.00 -7.34 65.393 12165 12165 4434 251 24

4436 24 - BERİTA NCAN
Büyükboğaziye Ortaokulu 8 / A 4 13 -0.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 0 1 -0.33 1 16 -4.33 4 15 -1.00 13.00 60.00 -6.99 64.489 12169 12169 4436 44 20

4437 547 - HATİCE TURAN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / B 2 18 -4.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 14.00 66.00 -8.01 64.400 12172 12172 4437 215 25

4438 220 - MİZGİN SÜER
Dicle Ortaokulu 8 / A 2 12 -2.00 3 6 1.00 6 4 4.67 3 3 2.00 3 7 0.67 0 20 -6.67 17.00 52.00 -0.33 63.956 12173 12173 4438 81 24

4439 155 - AMAR ÇİFÇİ
Mehmet Emin Değer Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 0 10 -3.33 1 15 -4.00 2 1 1.67 10.00 58.00 -9.33 63.956 12173 12173 4438 60 30

4440 204 - YAĞMUR ÇELİK
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 16 -4.33 4 16 -1.33 19.00 68.00 -3.66 63.511 12176 12176 4440 31 14

4441 273 - BERFİN BİLBEN
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 16.00 74.00 -8.66 63.481 12179 12179 4441 78 20

4442 161 - MÜBAREK KAYA
Işıklar Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 0 10 -3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 16.00 74.00 -8.66 63.481 12179 12179 4441 52 26

4443 51 - RESUL KORA
İstiklal Ortaokulu 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.66 63.452 12181 12181 4443 62 23

4444 776 - ÖMER ÇETİN
Kızıltepe Ortaokulu 8 / H 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 15 -2.00 4 16 -1.33 17.00 71.00 -6.67 63.452 12181 12181 4443 223 22

4445 436 - SEMA ÇİFÇİ
Mehmet Doğru Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.67 63.437 12184 12184 4445 85 15

4446 324 - HÜSEYİN MELLEDERVİŞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 63.437 12184 12184 4445 162 24

4447 418 - BARAN DAYAN
ESENGÜL HASAN KELEŞ
ORTAOKULU

8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 63.437 12184 12184 4445 103 25

4448 482 - SEMANUR KURGA
Vatan Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 0 14 -4.67 0.00 19.00 -6.34 62.430 12187 12187 4448 88 22

4449 195 - HARUN KARABBĞA
Fırat Ortaokulu 8 / D 1 19 -5.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 18.00 72.00 -5.99 61.526 12189 12189 4449 107 27

4450 261 - VEYSEL DOĞAN
Cumhuriyet Ortaokulu 8 / B 4 16 -1.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 15 0.00 2 18 -4.00 15.00 75.00 -9.99 61.511 12190 12190 4450 134 33

4451 413 - ARAS MALGİRR
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / E 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 19 -5.33 5 15 0.00 15.00 75.00 -10.00 61.496 12191 12191 4451 216 26

4452 394 - MEHMET ALİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / F 4 14 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 16.00 72.00 -8.00 61.481 12192 12192 4452 217 21

4453 379 - YUSUF KAYA
Mezopotamya Ortaokulu 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 15 -1.00 1 18 -5.00 16.00 72.00 -8.00 61.481 12192 12192 4452 140 24

4454 325 - MUHAMMET TÜRT
Sürekli Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 2 -0.67 2 15 -3.00 3 17 -2.67 16.00 63.00 -5.00 61.481 12192 12192 4452 53 10

4455 969 - YAĞMUR ESEN
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 5 15 0.00 18.00 72.00 -6.01 61.452 12195 12195 4455 218 24

4456 0 - *K* M
Bahçelievler Ortaokulu 8 / B 0 20 -6.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 42.00 -6.01 61.452 12195 12195 4455 111 27

4457 177 - NURETTİN YİĞİT
Bahçelievler Ortaokulu 8 / A 4 15 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 0 20 -6.67 17.00 72.00 -7.01 61.437 12197 12197 4457 112 32

4458 30 - AKİF MERT CENGİZ
Eskin Ortaokulu 8 / A 3 16 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 6 -1.00 4 8 1.33 1 18 -5.00 13.00 64.00 -8.34 60.978 12198 12198 4458 29 9

4459 142 - NURHAYAT ÖZDEMİR
Hocaköy Ortaokulu 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 2 18 -4.00 5.00 35.00 -6.67 60.474 12199 12199 4459 32 15



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İlçe - PUAN SIRALI

İL İLÇE SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE

Mardin KIZILTEPE MARDİN İL SINAVI-2 8.SINIF 12278 12278 4500

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.51 7.82 5.91 4.81 3.16 3.76 5.17 3.38 4.04 2.86 2.72 1.95 4.09 5.54 2.24 6.18 9.03 3.17 31.62 31.66 21.06 181.493
İlçe Ortalaması 7.85 8.79 4.92 4.35 3.74 3.11 4.64 3.92 3.33 2.53 3.13 1.48 3.83 6.64 1.62 5.76 9.75 2.51 16.98 35.96 16.98 165.391

4460 255 - ZANYAR ÇELİKÇİ
HALİL TÜFEKCİOĞLU ORTAOKULU 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 16 -2.33 16.00 73.00 -8.33 59.526 12202 12202 4460 80 28

4461 95 - MERT ALAY Y
DUNAYSIR ORTAOKULU 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 18 -4.00 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 59.511 12204 12204 4461 39 19

4462 14 - ABDULSAMET KAYA
Sürekli Ortaokulu 8 / A 0 20 -6.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 17.00 73.00 -7.33 59.496 12205 12205 4462 54 15

4463 670 - FIRAT ÇELİK
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 4 14 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 2 -0.67 0 4 -1.33 1 17 -4.67 10.00 52.00 -7.34 59.481 12206 12206 4463 149 23

4464 80 - HİVAN ÇİÇEK
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 0 9 -3.00 2 7 -0.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 2 15 -3.00 7.00 53.00 -10.67 58.993 12209 12209 4464 79 19

4465 0 - ROJDA ARSU
Anafartalar Ortaokulu 8 / A 2 17 -3.67 1 7 -1.33 1 7 -1.33 3 5 1.33 4 14 -0.67 3 16 -2.33 14.00 66.00 -8.00 58.504 12211 12211 4465 93 22

4466 64 - BERAT RDİN
Dicle imamhatip Ortaokulu 8 / İ 4 16 -1.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 13 -0.33 2 18 -4.00 13.00 74.00 -11.66 57.570 12214 12214 4466 14 14

4467 69 - ELİF BADAY
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / A 3 15 -2.00 2 5 0.33 4 3 3.00 0 4 -1.33 0 14 -4.67 3 12 -1.00 12.00 53.00 -5.67 57.511 12219 12219 4467 159 30

4468 182 - BARAN GÜN
İbrahim Özmen İmam Hatip Orta 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 14 -3.67 10.00 65.00 -11.67 57.511 12219 12219 4467 37 22

4469 190 - SİLVA HASO
Adnan Menderes İmam Hatip Ort 8 / A 2 18 -4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 0 0 0.00 11.00 59.00 -8.68 57.496 12222 12222 4469 21 21

4470 17 - HARUN ECE
Mehmet Emin Değer İmam Hatip 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 1 19 -5.33 18.00 72.00 -5.98 55.630 12225 12225 4470 30 29

4471 443 - HAYDAR BOZDAĞ
Fırat Ortaokulu 8 / B 3 17 -2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 18.00 72.00 -6.01 55.496 12228 12228 4471 108 21

4472 87 - EVİN TİFUR
İMKB Ortaokulu 8 / E 3 15 -2.00 1 8 -1.67 3 5 1.33 2 1 1.67 1 11 -2.67 2 16 -3.33 12.00 56.00 -6.67 54.563 12229 12229 4472 107 18

4473 29 - AZİZ KAPLAN
Vatan Ortaokulu 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 18 -5.00 2 14 -2.67 3.00 32.00 -7.67 54.548 12230 12230 4473 89 23

4474 244 - CANER UĞURLUTS
24 Kasım Ortaokulu 8 / B 2 18 -4.00 7 3 6.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 53.600 12233 12233 4474 80 21

4475 547 - YAKUP TİFUR
İMKB Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 1 19 -5.33 17.00 73.00 -7.33 53.585 12234 12234 4475 108 21

4476 356 - MUHAMMED ÖZAN
İMKB Ortaokulu 8 / C 3 17 -2.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 14.00 76.00 -11.33 53.570 12235 12235 4476 109 25

4477 82 - RÜMEYSA ARDİ
Taşlıca Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 2 15 -3.00 14.00 73.00 -10.34 53.570 12235 12235 4476 24 24

4478 169 - AYAZ AYDOĞAN
24 Kasım Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 2 18 -4.00 14.00 76.00 -11.34 53.556 12238 12238 4478 81 20

4479 12 - ABTUL SAMET PULAT
Eskin Ortaokulu 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 0 20 -6.67 17.00 73.00 -7.35 53.511 12239 12239 4479 30 10

4480 57 - ZEYNEP ATSIZ
Yarımca Hacı Emin Türkan Köse 8 / A 2 16 -3.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 1 4 -0.33 2 6 0.00 1 17 -4.67 11.00 57.00 -7.99 52.607 12241 12241 4480 14 14

4481 631 - SÜLEYMAN ADSIZ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 3 16 -2.33 2 17 -3.67 14.00 63.00 -7.01 51.081 12246 12246 4481 224 31

4482 1902 - ARAM GARAF
Bahçelievler Ortaokulu 8 / D 0 20 -6.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 5 15 0.00 18.00 72.00 -6.01 49.585 12249 12249 4482 113 26

4483 400 - 
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 18.00 72.00 -6.01 49.585 12249 12249 4482 150 24

4484 0 - NURHAN GEZER
İnkılap Ortaokulu 8 / C 2 11 -1.67 0 5 -1.67 1 7 -1.33 1 5 -0.67 1 10 -2.33 0 11 -3.67 5.00 49.00 -11.34 49.111 12251 12251 4484 85 21

4485 512 - UMUT ALTUNDAĞ
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / A 2 18 -4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 2 18 -4.00 15.00 65.00 -6.66 48.667 12254 12254 4485 163 30

4486 238 - İSMAİ ÖZCAN
İMKB Ortaokulu 8 / D 2 18 -4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 10 -1.33 1 13 -3.33 12.00 64.00 -9.33 47.689 12255 12255 4486 110 24

4487 542 - BERİTAN TOKAY
Misak-ı Milli Ortaokulu 8 / F 2 18 -4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 4 16 -1.33 17.00 73.00 -7.33 47.674 12256 12256 4487 151 22

4488 95 - YUSUF TEKTAŞ
KOÇHİSAR İMAM HATİP
ORTAOKULU

8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 17 -3.67 3 17 -2.67 16.00 73.00 -8.34 47.600 12259 12259 4488 32 16

4489 597 - MEDET MUS AFA ERDEN
Sıtkı Türkoğlu Ortaokulu 8 / D 3 11 -0.67 2 8 -0.67 1 7 -1.33 1 4 -0.33 0 9 -3.00 1 17 -4.67 8.00 56.00 -10.67 47.126 12260 12260 4489 160 26

4490 335 - MUHAMED MEVİŞ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / D 2 18 -4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 1 19 -5.33 16.00 74.00 -8.66 45.704 12262 12262 4490 225 32

4491 0 - MEHMETDAVVD
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / K 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 0 20 -6.67 3.00 37.00 -9.34 44.652 12264 12264 4491 219 25

4492 59 - ABDULSAMET KARADENİZ
Eskin Ortaokulu 8 / B 3 14 -1.67 2 6 0.00 1 7 -1.33 0 9 -3.00 1 14 -3.67 2 15 -3.00 9.00 65.00 -12.67 44.163 12265 12265 4492 31 20

4493 125 - İSLAM YUSUFOĞLU
Doyuran Ortaokulu 8 / A 3 15 -2.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 0 7 -2.33 1 12 -3.00 1 14 -3.67 9.00 63.00 -12.00 43.689 12266 12266 4493 25 25

4494 122 - LOKMAN KILIÇ
Işıklı Ortaokulu 8 / B 4 14 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 1 19 -5.33 3 17 -2.67 13.00 75.00 -12.00 43.689 12266 12266 4493 34 22

4495 0 - AZRA CAYLAN
Fırat Ortaokulu 0 / C 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 17 -4.67 3 17 -2.67 16.00 72.00 -8.01 43.644 12268 12268 4495 109 1

4496 214 - BARAN BULUT
TURGUT ÖZAL ORTAOKULU 8 / A 1 14 -3.67 2 6 0.00 1 7 -1.33 0 8 -2.67 1 15 -4.00 3 14 -1.67 8.00 64.00 -13.34 38.726 12271 12271 4496 97 21

4497 388 - YUSUF DOĞAN
Süleyman Demirel Ortaokulu 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 1 16 -4.33 12.00 75.00 -13.00 37.807 12272 12272 4497 131 24

4498 204 - AYAZALİ
Kızıltepe Ortaokulu 8 / A 3 17 -2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 12.00 78.00 -14.01 37.733 12274 12274 4498 226 32

4499 155 - AYDIN ABAY
Adnan Menderes Ortaokulu 8 / E 3 17 -2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 1 19 -5.33 3 17 -2.67 14.00 76.00 -11.33 35.793 12275 12275 4499 164 24

4500 1020 - ZEYNEP EKİNCİ
Mehmetçik Tahir Özcan Daylan 8 / G 2 18 -4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 2 18 -4.00 14.00 76.00 -11.34 29.867 12277 12277 4500 220 33


