
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin KIZILTEPE Mehmet Doğru Ortaokulu 8.Sınıf KD-3 15247 412 81 81

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.91 7.06 8.55 4.33 4.49 2.83 6.32 2.88 5.36 4.22 3.09 3.19 7.09 5.01 5.42 10.29 6.35 8.18 43.16 28.88 33.54 248.128

İl Ortalaması 11.31 6.65 9.09 4.65 4.26 3.23 6.43 2.77 5.50 4.93 2.54 4.08 6.98 3.73 5.74 10.78 6.10 8.74 45.08 26.06 36.40 258.719
Okul Ortalaması 8.26 9.17 5.20 3.20 5.31 1.43 4.88 4.10 3.51 2.72 2.91 1.74 4.04 4.33 2.59 7.51 8.81 4.57 30.59 34.64 19.04 183.154

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 668 - MUHAMMED MAHMUD 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 16 4 14.67 75.00 15.00 70.01 405.230 1255 49 1 1
2 54 - SULTAN ŞEYHMUS ALTUN 8 / C 14 4 12.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 4 0.67 16 0 16.00 15 3 14.00 62.00 16.00 56.67 373.600 2136 74 2 2
3 45 - YUSUF ÖZERGİN 8 / C 14 6 12.00 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 16 2 15.33 12 5 10.33 65.00 20.00 58.33 353.793 2768 90 3 3
4 128 - MARYA SAĞLAM 8 / C 15 5 13.33 5 5 3.33 7 2 6.33 8 2 7.33 10 2 9.33 14 4 12.67 59.00 20.00 52.32 334.533 3427 110 4 4
5 306 - ENES BATU 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 11 4 9.67 13 5 11.33 59.00 23.00 51.34 318.281 3995 124 5 5
6 195 - FİKRİYE KANDEMİR 8 / B 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 2 5.33 12 6 10.00 10 8 7.33 58.00 26.00 49.33 315.304 4099 130 6 6
7 34 - SİDRA MALAİBRAHİM 8 / B 18 2 17.33 4 6 2.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 11 7 8.67 57.00 20.00 50.34 312.356 4218 133 7 7
8 0 - FAYEZ A 8 / C 15 2 14.33 6 2 5.33 7 1 6.67 6 3 5.00 8 0 8.00 10 4 8.67 52.00 12.00 48.00 308.889 4346 137 8 8
9 168 - BÜŞR AKAY 8 / C 15 5 13.33 3 3 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 11 2 10.33 9 5 7.33 53.00 20.00 46.32 306.356 4503 141 9 9

10 0 - HİVDA AKTÜRK 8 / C 15 4 13.67 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 10 1 9.67 10 9 7.00 50.00 29.00 40.34 294.607 4907 155 10 10
11 13 - HARUN ERDEME 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 7 2 6.33 6 1 5.67 5 2 4.33 10 5 8.33 50.00 17.00 44.32 276.726 5707 169 11 11
12 442 - TUANA ARI 8 / C 15 3 14.00 2 2 1.33 8 2 7.33 6 2 5.33 6 1 5.67 7 6 5.00 44.00 16.00 38.66 266.919 6144 177 12 12
13 632 - ÖMER KILINÇ 8 / C 10 8 7.33 3 6 1.00 3 7 0.67 4 2 3.33 11 2 10.33 11 9 8.00 42.00 34.00 30.66 259.467 6503 190 13 13
14 79 - BÜŞRA UĞUR 8 / B 13 7 10.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 2 3.33 4 1 3.67 10 3 9.00 43.00 21.00 36.00 257.067 6614 192 14 14
15 233 - SUDENAZ KAVAN 8 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 7 2 6.33 9 9 6.00 44.00 26.00 35.33 254.563 6757 193 15 15
16 325 - HİCRAN ABİK 8 / D 12 5 10.33 4 2 3.33 8 1 7.67 4 0 4.00 5 4 3.67 10 6 8.00 43.00 18.00 37.00 252.593 6863 200 16 16
17 457 - BÜNYAMİN ÖZERGİN 8 / C 12 6 10.00 3 7 0.67 8 1 7.67 0 2 -0.67 5 3 4.00 12 7 9.67 40.00 26.00 31.34 251.630 6900 204 17 17
18 514 - MUSTAFA BOZ 8 / D 13 4 11.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 1 1.67 5 7 2.67 9 5 7.33 42.00 24.00 34.00 246.681 7167 211 18 18
19 450 - BERİTAN ÇELİK 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 7 -1.33 11 4 9.67 7 7 4.67 43.00 32.00 32.35 238.326 7542 222 19 19
20 635 - EREN AYDIN 8 / D 12 5 10.33 3 6 1.00 7 2 6.33 5 5 3.33 4 8 1.33 11 7 8.67 42.00 33.00 30.99 236.267 7684 224 20 20
21 461 - EYMEN TURGAY 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 2 6 0.00 6 3 5.00 7 8 4.33 44.00 28.00 34.66 234.281 7790 228 21 21
22 363 - TUANA KAYA 8 / B 8 9 5.00 2 6 0.00 5 5 3.33 4 3 3.00 5 4 3.67 13 4 11.67 37.00 31.00 26.67 229.911 7993 233 22 22
23 302 - EBRAR NİSA ANŞİN 8 / C 11 9 8.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 9 1 8.67 2 3 1.00 12 8 9.33 43.00 32.00 32.33 229.363 8054 234 23 23
24 88 - EVİNDAR AKDOĞAN 8 / A 13 4 11.67 5 4 3.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 2 7.33 33.00 13.00 28.67 226.919 8183 238 24 24
25 642 - RESUL ÇİFÇİ 8 / D 12 7 9.67 1 1 0.67 8 2 7.33 1 4 -0.33 2 2 1.33 9 2 8.33 33.00 18.00 27.00 225.911 8235 240 25 25
26 616 - HAVİN ABİK 8 / D 11 8 8.33 4 5 2.33 8 1 7.67 4 1 3.67 0 2 -0.67 12 6 10.00 39.00 23.00 31.33 224.904 8309 244 26 26
27 392 - ECRİN BOZ 8 / C 10 5 8.33 2 5 0.33 5 4 3.67 0 0 0.00 7 3 6.00 6 6 4.00 30.00 23.00 22.33 214.548 8825 256 27 27
28 295 - BEYZANUR URAL 8 / A 11 5 9.33 2 1 1.67 8 2 7.33 1 0 1.00 4 0 4.00 6 8 3.33 32.00 16.00 26.66 213.541 8903 257 28 28
29 437 - ŞEVSAR BULUŞ 8 / C 10 10 6.67 3 4 1.67 9 1 8.67 6 4 4.67 4 3 3.00 8 7 5.67 40.00 29.00 30.35 213.141 8908 258 29 29
30 605 - ELİF KILIÇ 8 / D 11 9 8.00 4 5 2.33 6 4 4.67 3 4 1.67 2 7 -0.33 10 7 7.67 36.00 36.00 24.01 203.748 9391 267 30 30
31 103 - İREM DEMİR 8 / D 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 4 2 3.33 5 5 3.33 11 6 9.00 32.00 40.00 18.66 200.222 9612 274 31 31
32 247 - REYHAN ERDEM 8 / A 8 8 5.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 2 6.33 3 3 2.00 9 8 6.33 36.00 32.00 25.32 198.222 9727 277 32 32
33 498 - MEDİNE SAĞLAM 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 10 10 6.67 6 14 1.33 42.00 48.00 25.99 197.748 9752 278 33 33
34 501 - MUHAMMED BURAK 8 / B 8 10 4.67 3 7 0.67 7 2 6.33 4 2 3.33 4 6 2.00 10 9 7.00 36.00 36.00 24.00 196.311 9823 280 34 34
35 14 - HAVVA BOZ 8 / D 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 3 3.00 4 8 1.33 11 6 9.00 31.00 44.00 16.32 189.333 10221 286 35 35
36 421 - MUHAMMED ULUĞ 8 / B 6 6 4.00 4 5 2.33 8 2 7.33 3 2 2.33 2 3 1.00 9 7 6.67 32.00 25.00 23.66 186.919 10347 288 36 36
37 12 - ASMİN DOĞAN 8 / A 9 11 5.33 4 5 2.33 5 5 3.33 5 4 3.67 0 3 -1.00 10 7 7.67 33.00 35.00 21.33 184.933 10474 289 37 37
38 6 - ECRİNNAZ BUDAK 8 / 0 10 4 8.67 0 0 0.00 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 23.00 15.00 18.00 178.533 10808 300 38 38
39 522 - MUHAMM ED MEN 8 / A 10 8 7.33 3 6 1.00 5 5 3.33 0 0 0.00 3 9 0.00 7 8 4.33 28.00 36.00 15.99 175.511 10997 306 39 39
40 17 - FATMANUR ÇAKIR 8 / A 8 10 4.67 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 5.67 28.00 25.00 19.67 175.096 11002 307 40 40
41 11 - FATOŞ ÖNÜM 8 / A 7 13 2.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 1 2 0.33 1 0 1.00 9 6 7.00 26.00 32.00 15.34 170.148 11275 313 41 41
42 692 - ÖMER YUSUF ÇALACI 8 / C 3 6 1.00 2 4 0.67 2 4 0.67 2 5 0.33 6 2 5.33 7 6 5.00 22.00 27.00 13.00 169.615 11323 316 42 42
43 658 - NİSA AKAY 8 / B 7 12 3.00 1 7 -1.33 3 7 0.67 0 2 -0.67 7 3 6.00 7 12 3.00 25.00 43.00 10.67 169.141 11338 317 43 43
44 335 - MELİKE ÇALGICI 8 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 0 1.00 7 13 2.67 31.00 40.00 17.67 166.178 11475 320 44 44
45 121 - ASMİN ÖLMEZ 8 / B 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 5 -0.67 0 4 -1.33 12 6 10.00 26.00 41.00 12.34 164.237 11579 324 45 45
46 236 - YAZİNUR RONALDO 8 / A 9 8 6.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 1 5 -0.67 5 8 2.33 31.00 35.00 19.32 164.133 11607 325 46 46
47 628 - MERVAN ÇETİNKAYA 8 / D 5 8 2.33 1 8 -1.67 1 1 0.67 0 0 0.00 5 5 3.33 8 9 5.00 20.00 31.00 9.66 161.689 11727 326 47 47
48 311 - YASİN ASKAR 8 / B 7 11 3.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 21.00 37.00 8.66 151.319 12257 332 48 48
49 429 - SEDAT KORHAN 8 / C 9 11 5.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 26.00 64.00 4.66 148.370 12400 335 49 49
50 367 - ULAŞ GÜNDÜZ 8 / D 6 9 3.00 1 9 -2.00 2 5 0.33 1 5 -0.67 4 10 0.67 7 6 5.00 21.00 44.00 6.33 147.911 12415 337 50 50
51 156 - YÜSRA DEMİR 8 / B 5 13 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 1 0.67 1 4 -0.33 9 11 5.33 26.00 39.00 13.01 144.474 12585 340 51 51
52 167 - İLKNUR KUDAY 8 / A 6 12 2.00 1 5 -0.67 5 5 3.33 3 4 1.67 0 0 0.00 8 12 4.00 23.00 38.00 10.33 141.970 12720 344 52 52
53 155 - AHMET YASİN BUDAK 8 / D 4 11 0.33 4 3 3.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 3 2 2.33 5 4 3.67 17.00 24.00 9.00 141.467 12752 346 53 53
54 190 - MEHMETEMİN ESMER 8 / D 5 10 1.67 0 8 -2.67 2 3 1.00 0 0 0.00 6 10 2.67 5 6 3.00 18.00 37.00 5.67 141.022 12762 347 54 54
55 181 - HÜSEYİN ERDEM 8 / B 6 13 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8 11 4.33 21.00 37.00 8.66 139.496 12845 351 55 55
56 172 - ECRİN YALÇINKAYA 8 / A 9 10 5.67 3 6 1.00 5 4 3.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 4 13 -0.33 21.00 34.00 9.68 138.074 12918 358 56 56
57 51 - ZEHRA KILINÇ 8 / A 7 9 4.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 3 13 -1.33 27.00 35.00 15.34 134.593 13067 360 57 57
58 177 - HAVİN KARİPÇİN 8 / B 5 11 1.33 0 7 -2.33 6 4 4.67 1 1 0.67 0 0 0.00 5 7 2.67 17.00 30.00 7.01 128.163 13373 369 58 58
59 590 - CİVAN AYDIN 8 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 5 14 0.33 21.00 43.00 6.66 124.667 13542 372 59 59
60 623 - İREM BUDAK 8 / C 4 12 0.00 2 6 0.00 4 6 2.00 0 4 -1.33 3 8 0.33 5 7 2.67 18.00 43.00 3.67 118.770 13793 376 60 60
61 0 - SEVDA BATU 8 / B 3 8 0.33 2 2 1.33 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 11 2.33 13.00 28.00 3.66 117.244 13877 379 61 61
62 598 - ELİF ÇAĞAN 8 / D 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 5 14 0.33 26.00 62.00 5.34 116.800 13892 380 62 62
63 529 - OSMAN KOÇHAN 8 / A 7 9 4.00 0 9 -3.00 1 5 -0.67 1 4 -0.33 2 8 -0.67 4 13 -0.33 15.00 48.00 -1.00 111.852 14110 382 63 63
64 349 - NAYİF SARARMAZ 8 / B 2 7 -0.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 2 2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 16.00 33.00 5.00 105.941 14335 385 64 64
65 483 - HASAN ERDEM 8 / A 4 14 -0.67 4 6 2.00 1 1 0.67 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 11 1.33 14.00 33.00 3.00 105.911 14345 386 65 65
66 55 - ABDULCELİL ANŞİN 8 / A 5 12 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 -0.67 9.00 26.00 0.33 101.956 14488 389 66 66
67 36 - SE *N H*IM 8 / A 6 14 1.33 3 1 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 3 14 -1.67 17.00 44.00 2.33 101.941 14495 390 67 67
68 0 - DİYAR *KMAK 8 / C 2 15 -3.00 1 8 -1.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 16 -3.33 9 10 5.67 19.00 54.00 1.00 98.548 14606 393 68 68
69 185 - KAMURAN EMEN 8 / B 2 18 -4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 9 11 5.33 4 16 -1.33 19.00 61.00 -1.33 98.030 14620 395 69 69
70 0 - ABDURRAHİM ACAR 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 18.00 52.00 0.67 95.081 14714 396 70 70
71 369 - ZEYNEP EMEN 8 / D 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 95.022 14734 398 71 71
72 313 - ENSAR AYKAL 8 / A 4 11 0.33 2 6 0.00 2 6 0.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 14.00 51.00 -3.00 89.644 14869 399 72 72
73 138 - EMİR ARIOĞLU 8 / A 3 15 -2.00 0 0 0.00 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 11 -0.67 10.00 29.00 0.33 88.622 14896 400 73 73
74 395 - FURKAN AKDEMİR 8 / A 1 9 -2.00 2 6 0.00 1 1 0.67 0 6 -2.00 0 0 0.00 1 3 0.00 5.00 25.00 -3.33 86.178 14943 401 74 74
75 420 - ES T M HSUMTUR N 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 17.00 63.00 -4.00 82.252 14998 404 75 75
76 259 - KERİM ESMER 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 14.00 56.00 -4.66 81.274 15010 405 76 76
77 638 - RAMAZAN ÇİFÇİ 8 / C 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 11.00 44.00 -3.67 78.252 15059 407 77 77
78 403 - HİRANUR BOZ 8 / C 0 7 -2.33 1 8 -1.67 0 8 -2.67 3 5 1.33 0 0 0.00 2 11 -1.67 6.00 39.00 -7.01 71.837 15125 408 78 78
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79 436 - SEMA ÇİFÇİ 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 16.00 74.00 -8.67 69.378 15145 409 79 79
80 444 - ZUHAL DEMİRKAYA 8 / D 4 11 0.33 1 7 -1.33 1 7 -1.33 1 7 -1.33 1 14 -3.67 2 12 -2.00 10.00 58.00 -9.33 62.444 15182 410 80 80
81 386 - BİLAL TOKAY 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 0 20 -6.67 17.00 72.00 -7.01 49.570 15231 412 81 81


