
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Mehmet Doğru Ortaokulu 6. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 84 118 118 11023

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 6,79 4 5 2,87 6 4 4,62 4 4 2,92 7 7 4,04 8 9 5,21 39 37 26,45 281,100

Okul Ortalaması 8 10 4,36 4 5 2,02 5 4 3,51 3 5 1,10 4 10 0,88 6 10 2,80 30 45 14,67 241,840

KATILIMLAR

1 668 MAHMUD MUHAMMED 7C 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 15 4 13,67 12 8 9,33 67 22 59,66 398,111 1 1 1 1 790
% 7,17

2 45 YUSUF ÖZERGİN 7C 14 6 12,00 5 4 3,67 10 0 10,00 5 4 3,67 11 2 10,33 14 6 12,00 59 22 51,67 370,737 2 2 2 2 1389
% 13

3 54 SULTAN ŞEYHMUS ALTUN7C 9 8 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 1 5,67 10 7 7,67 15 4 13,67 55 25 46,67 344,311 3 3 3 3 2133
% 19

4 401 FAYEZ ALKHALAF 7C 15 5 13,33 7 2 6,33 8 1 7,67 3 0 3,00 6 3 5,00 12 5 10,33 51 16 45,66 343,242 4 4 4 4 2173
% 20

5 168 BÜŞRA AKAY 7C 16 4 14,67 5 2 4,33 10 0 10,00 6 2 5,33 4 5 2,33 9 9 6,00 50 22 42,66 323,188 5 5 9 9 2905
% 26

6 128 MARY  SAĞLAM 7C 11 9 8,00 6 3 5,00 9 1 8,67 7 2 6,33 4 4 2,67 13 6 11,00 50 25 41,67 317,791 6 6 11 11 3114
% 28

7 326 HİVDA AKTÜRK 7C 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 5 6 3,00 10 10 6,67 49 31 38,66 317,632 7 7 12 12 3118
% 28

8 325 HİCRAN ABİK 7C 13 5 11,33 6 3 5,00 8 2 7,33 3 2 2,33 6 2 5,33 8 8 5,33 44 22 36,65 314,617 8 8 13 13 3248
% 29

9 514 MUHAMMED MUSTAFA BOZ7C 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 8 9 5,00 9 9 6,00 49 35 37,33 314,586 9 9 14 14 3249
% 29

10 674 KEVSER NAZ YILDIRIM 7F 12 6 10,00 6 1 5,67 9 1 8,67 1 4 -0,33 4 3 3,00 12 7 9,67 44 22 36,68 313,312 1 10 15 15 3304
% 30

11 442 TUANA ARI 7C 12 4 10,67 5 3 4,00 9 1 8,67 7 1 6,67 2 4 0,67 10 8 7,33 45 21 38,01 303,521 10 11 19 19 3736
% 34

12 457 BÜNYAMİN ÖZERGİN 7C 10 9 7,00 5 3 4,00 7 0 7,00 4 2 3,33 12 7 9,67 38 21 31,00 298,056 11 12 20 20 3989
% 36

13 233 SUDENAZ KAVAN 7B 10 9 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 4 1,67 4 5 2,33 11 8 8,33 41 33 29,99 290,429 1 13 23 23 4359
% 40

14 329 MAKBULE TÜRKEL 7C 12 8 9,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 6 1,00 1 2 0,33 11 7 8,67 40 30 29,99 289,604 12 14 24 24 4400
% 40

15 13 HARUN ER EME 7C 10 6 8,00 6 2 5,33 6 3 5,00 4 2 3,33 2 3 1,00 10 9 7,00 38 25 29,66 284,648 13 15 25 25 4642
% 42

16 437 ŞEVSAR BULUŞ 7C 12 7 9,67 5 4 3,67 6 3 5,00 5 4 3,67 4 3 3,00 7 13 2,67 39 34 27,68 282,536 14 16 26 26 4743
% 43

17 226 ŞEHED ALKHALAF 7B 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 2 7 -0,33 11 9 8,00 43 34 31,67 282,451 2 17 27 27 4746
% 43

18 616 HAVİN ABİK 7F 10 8 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 7 13 2,67 8 9 5,00 40 44 25,34 277,747 2 18 28 28 5004
% 45

19 589 BERFİN KAYGUN 7F 9 5 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 2 0 2,00 11 8 8,33 31 23 23,32 272,110 3 19 32 32 5353
% 49

20 12 ASMİN DOĞAN 7A 11 6 9,00 5 3 4,00 6 4 4,67 7 7 4,67 29 20 22,34 267,016 1 20 36 36 5620
% 51

21 300 ENES 7G 10 4 8,67 7 1 6,67 7 1 6,67 1 0 1,00 2 0 2,00 27 6 25,01 265,316 1 21 37 37 5714
% 52

22 463 ENES AKAY 7B 10 4 8,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 7 13 2,67 6 14 1,33 31 34 19,67 264,016 3 22 38 38 5796
% 53

23 635 ÖZGÜR EREN AYDIN 7F 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 10 10 6,67 36 49 19,67 263,802 4 23 39 39 5808
% 53

24 247 REYHAN ERDEM 7E 9 7 6,67 1 5 -0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 1 6 -1,00 11 8 8,33 31 36 18,99 259,636 1 24 42 42 6040
% 55

25 363 TUANA KAYA 7B 9 8 6,33 7 2 6,33 3 7 0,67 3 6 1,00 2 4 0,67 8 11 4,33 32 38 19,33 257,573 4 25 43 43 6164
% 56

26 79 BÜŞRA UĞU R 7C 11 8 8,33 3 1 2,67 8 1 7,67 2 1 1,67 0 5 -1,67 5 5 3,33 29 21 22,00 256,459 15 26 44 44 6241
% 57

27 236 YAZİNUR ÇELİK 7C 11 7 8,67 3 7 0,67 8 2 7,33 3 5 1,33 4 9 1,00 3 8 0,33 32 38 19,33 255,216 16 27 45 45 6310
% 57

28 11 FATİME ÖNÜM 7A 10 9 7,00 2 4 0,67 6 3 5,00 1 9 -2,00 9 10 5,67 28 35 16,34 254,608 2 28 46 46 6343
% 58

29 295 BEYZANUR URAL 7A 6 11 2,33 4 3 3,00 5 4 3,67 2 2 1,33 2 0 2,00 7 3 6,00 26 23 18,33 254,380 3 29 47 47 6361
% 58

30 174 FAHRİYE KILIÇ 7B 10 10 6,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 6 1,00 5 15 0,00 8 12 4,00 36 53 18,34 253,669 5 30 48 48 6402
% 58

31 419 MELİKE ZENGİN 7D 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 3 1,00 4 3 3,00 30 32 19,32 253,120 1 31 49 49 6432
% 58

32 658 NİSANUR AKAY 7B 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 9 10 5,67 36 53 18,34 251,722 6 32 51 51 6525
% 59

33 88 EVİNDAR AKDOĞAN 7E 8 2 7,33 5 3 4,00 6 0 6,00 2 3 1,00 3 8 0,33 24 16 18,66 251,565 2 33 52 52 6537
% 59
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Genel Ortalama 10 8 6,79 4 5 2,87 6 4 4,62 4 4 2,92 7 7 4,04 8 9 5,21 39 37 26,45 281,100
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34 605 ELİF KILIÇ 7F 11 8 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 4 1,67 2 6 0,00 6 14 1,33 32 42 17,99 251,198 5 34 53 53 6563
% 60

35 156 YÜSRA DEMİR 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 33 57 14,00 249,652 7 35 54 54 6663
% 60

36 17 FATMANUR ÇAKIR 7E 8 8 5,33 1 4 -0,33 3 4 1,67 0 2 -0,67 2 1 1,67 7 6 5,00 21 25 12,67 248,570 3 36 55 55 6728
% 61

37 606 EMRE KILINÇ 7F 8 10 4,67 4 5 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 2 10 -1,33 7 7 4,67 33 39 20,01 248,407 6 37 56 56 6741
% 61

38 0 ÖZCAN Ö TÜRK 7E 7 13 2,67 4 5 2,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 9 10 5,67 5 15 0,00 32 56 13,34 246,904 4 38 57 57 6818
% 62

39 46 ZEHRA ANŞİN 7A 7 3 6,00 6 3 5,00 5 3 4,00 18 9 15,00 246,398 4 39 58 58 6858
% 62

40 300 DİYAR TAKMAK 7A 9 8 6,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 9 11 5,33 3 13 -1,33 25 52 7,67 241,506 5 40 60 60 7161
% 65

41 498 MEDİNE SAĞLAM 7E 9 8 6,33 4 6 2,00 6 3 5,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 14 -0,67 32 52 14,66 241,452 5 41 61 61 7167
% 65

42 311 YASİN ASKAR 7E 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 60 10,01 232,965 6 42 63 63 7704
% 70

43 417 İBRAHİM ÇETİN 7C 8 8 5,33 4 6 2,00 5 4 3,67 2 4 0,67 3 9 0,00 4 11 0,33 26 42 12,00 232,468 17 43 64 64 7735
% 70

44 420 ESAT MAHSUM TURAN7B 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 31 59 11,34 231,944 8 44 65 65 7775
% 71

45 642 RESUL ÇİFÇİ 7F 12 7 9,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 30 59 10,34 228,616 7 45 68 68 7983
% 72

46 121 ASMİN ÖMİN 7F 5 11 1,33 1 8 -1,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 4 6 2,00 7 9 4,00 21 44 6,32 227,986 8 46 69 69 8029
% 73

47 632 ÖMER KILINÇ 7F 7 9 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 0 1,00 3 8 0,33 3 8 0,33 22 37 9,66 226,527 9 47 71 71 8142
% 74

48 443 CEMİLE CAN ESİN 7A 11 9 8,00 0 3 -1,00 4 5 2,33 0 1 -0,33 0 5 -1,67 1 4 -0,33 16 27 7,00 223,237 6 48 72 72 8354
% 76

49 167 FURKAN ÇİFÇİ 7D 3 3 2,00 1 0 1,00 1 3 0,00 1 0 1,00 2 1 1,67 1 1 0,67 9 8 6,34 221,548 2 49 74 74 8484
% 77

50 590 CİVAN AYDIN 7E 7 12 3,00 3 6 1,00 1 6 -1,00 3 7 0,67 5 15 0,00 6 12 2,00 25 58 5,67 220,023 7 50 75 75 8615
% 78

51 403 HİRANUR BOZ  6 12 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 2 3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 27 57 7,99 215,439 1 51 77 77 8967
% 81

52 444 ZUHAL DEMİRKAYA  4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 26 64 4,67 215,217 2 52 78 78 8982
% 81

53 450 BERİTAN ÇELİK 7E 6 12 2,00 0 6 -2,00 1 5 -0,67 0 2 -0,67 5 8 2,33 5 14 0,33 17 47 1,32 214,718 8 53 79 79 9014
% 82

54 547 MÜCAHİT DU AN 7E 5 8 2,33 5 3 4,00 2 7 -0,33 3 3 2,00 4 9 1,00 1 10 -2,33 20 40 6,67 214,631 9 54 80 80 9020
% 82

55 55 ABDULCELİL ANŞİN 7A 3 17 -2,67 5 5 3,33 1 2 0,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 24 59 4,32 214,409 7 55 81 81 9037
% 82

56 405 HÜLYA AKSOY 7D 7 13 2,67 3 5 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 14 0,33 5 15 0,00 25 62 4,33 213,888 3 56 82 82 9078
% 82

57 392 ECRİN BOZ 7F 6 14 1,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 15 -1,00 26 63 5,00 213,144 10 57 84 84 9124
% 83

58 393 EMRULLAH CANSİN 7D 5 8 2,33 3 6 1,00 2 6 0,00 2 3 1,00 2 11 -1,67 4 6 2,00 18 40 4,66 211,379 4 58 86 86 9238
% 84

59 619 HAZAL AKAN 7F 3 16 -2,33 3 7 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 27 61 6,67 210,676 11 59 88 88 9287
% 84

60 501 MUHAMMED BURAK 7E 4 15 -1,00 3 7 0,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 2 10 -1,33 7 13 2,67 25 56 6,34 209,518 10 60 89 89 9357
% 85

61 103 İREM DEMİR 7D 6 13 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 1 0,67 0 8 -2,67 2 1 1,67 18 34 6,67 209,392 5 61 90 90 9365
% 85

62 692 ÖMER YUSUF ÇAIGICI 7B 5 12 1,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 15 0,00 5 15 0,00 21 55 2,67 206,620 9 62 92 92 9555
% 87

63 14 HAVVA BO Z 7D 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 1 4,67 21 55 2,68 206,574 6 63 93 93 9558
% 87

64 628 MERVAN ÇETİNKAYA 7F 6 11 2,33 3 5 1,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 2 10 -1,33 4 15 -1,00 20 51 3,00 203,766 12 64 94 94 9766
% 89

65 135 MUSTAFA AKKURT 7A 4 14 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 14 33 3,00 203,563 8 65 95 95 9776
% 89

66 177 HAVİN KARİPÇİN 7B 4 15 -1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 26 63 5,00 202,074 10 66 97 97 9904
% 90
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67 598 ELİF ÇAĞAN 7F 5 14 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 4 14 -0,67 3 15 -2,00 24 59 4,33 201,922 13 67 98 98 9910
% 90

68 172 ECRİN YALÇINKAYA 7E 7 10 3,67 1 8 -1,67 4 5 2,33 1 6 -1,00 1 12 -3,00 5 13 0,67 19 54 1,00 201,264 11 68 99 99 9953
% 90

69 302 EBRAR NİSA ANŞİN 7A 5 13 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 9 -3,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 23 64 1,67 201,180 9 69 100 100 9960
% 90

70 562 SEVDA BATU 7B 4 9 1,00 1 7 -1,33 4 3 3,00 0 7 -2,33 3 10 -0,33 3 9 0,00 15 45 0,01 201,161 11 70 101 101 9965
% 90

71 0 RAMAZAN ÇİFÇİ 7F 6 14 1,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 2 14 -2,67 19 67 -3,33 200,109 14 71 102 102 10021
% 91

72 5 ARDA 7A 2 13 -2,33 2 1 1,67 1 0 1,00 1 3 0,00 6 17 0,34 198,490 10 72 103 103 10123
% 92

73 283 BARIŞ GÜNEŞ  3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 9 1,00 4 16 -1,33 21 62 0,33 195,238 3 73 106 106 10291
% 93

74 259 ABDULKERİM ESMER 7A 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 20 69 -3,01 191,701 11 74 108 108 10457
% 95

75 138 EMİRNEŞETARIOĞLU 7B 2 12 -2,00 1 6 -1,00 5 4 3,67 1 6 -1,00 4 11 0,33 3 13 -1,33 16 52 -1,33 191,491 12 75 109 109 10470
% 95

76 26 BARAN BUDAK 7D 3 17 -2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 4 16 -1,33 23 65 1,33 191,360 7 76 110 110 10473
% 95

77 313 ENSAR AYKAL 7A 4 15 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 6 14 1,33 23 66 0,99 188,568 12 77 111 111 10580
% 96

78 238 ZEHRA KARAMAN 7F 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 184,889 15 78 112 112 10711
% 97

79 349 NAYIFCAN SARARMAZ 7E 1 13 -3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 0 20 -6,67 19 63 -2,00 184,378 12 79 113 113 10722
% 97

80 483 HASAN ERDEM 7E 1 14 -3,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 0 5 -1,67 7 13 2,67 11 48 -5,00 183,224 13 80 114 114 10761
% 98

81 155 YASİN BUDAK 7D 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 18 72 -6,00 178,492 8 81 115 115 10852
% 98

82 33 MUHAMMED RESUL SİPEK7A 2 17 -3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 3 17 -2,67 5 15 0,00 20 68 -2,68 178,031 13 82 116 116 10860
% 99

83 190 MEHMETEMİN ESMER 7D 3 17 -2,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 15 75 -10,00159,909 9 83 117 117 10998
% 100

84 369 ZEYNEP EMEN 7D 3 17 -2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 19 -5,33 4 16 -1,33 13 77 -12,66152,337 10 84 118 118 11011
% 100
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