
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Mehmet Doğru Ortaokulu 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME 49 929 1109 4155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 11,81 7 3 5,61 8 2 7,20 7 2 6,17 7 5 5,74 10 8 6,83 52 25 43,36 328,180

Okul Ortalaması 10 9 7,08 4 4 3,13 7 3 5,84 5 3 4,23 4 7 1,90 7 11 3,20 37 36 25,38 269,710

KATILIMLAR

1 44 MUSTAFA ACAR 8C 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 3 12,00 17 3 16,00 71 15 66,01 405,063 1 1 20 89 796

2 257 ABDULKADİR SERCANOĞLU8C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 10 4 8,67 14 5 12,33 60 22 52,66 367,823 2 2 52 149 1376

3 15 PELDA NUR BARLİN 8C 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 11 5 9,33 59 16 53,67 356,279 3 3 77 181 1556

4 217 ÇAĞLA EMEN 8C 17 3 16,00 3 3 2,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 1 2,67 12 8 9,33 55 15 50,00 345,532 4 4 99 213 1734

5 78 FEDAİ GÜMÜŞ 8C 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 14 5 12,33 7 10 3,67 52 25 43,67 335,907 5 5 123 250 1899

6 200 ZEYNEP DOĞAN 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 4 0,67 12 7 9,67 55 20 48,34 328,256 6 6 138 271 2027

7 173 MEDİNE DEMİR 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 1 4 -0,33 8 11 4,33 55 19 48,66 326,710 7 7 142 275 2062

8 413 ELANUR KILINÇ 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 1 3,67 3 2 2,33 12 8 9,33 49 21 41,99 323,483 1 8 153 290 2120

9 92 ROBİN KILINÇ 8C 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 6 5,00 7 13 2,67 52 31 41,68 314,764 8 9 176 320 2281

10 265 BARIŞ ABİK 8C 15 5 13,33 5 5 3,33 10 0 10,00 7 2 6,33 4 11 0,33 10 10 6,67 51 33 39,99 310,478 9 10 183 330 2337

11 209 MERVE KANDEMİR 8E 11 7 8,67 4 2 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 5 4,33 9 8 6,33 47 25 38,66 309,822 1 11 186 333 2352

12 43 İREM ETİ 8C 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 10 6 8,00 44 20 37,34 308,170 10 12 193 341 2385

13 294 RUKEN TURĞAY 8C 12 8 9,33 5 4 3,67 6 3 5,00 4 2 3,33 8 4 6,67 8 11 4,33 43 32 32,33 305,088 11 13 200 348 2425

14 370 ZEHRA ÇEÇEN 8C 12 8 9,33 6 3 5,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 6 11 2,33 49 26 40,33 303,669 12 14 204 352 2447

15 77 ZEHRANUR ABİK 8E 15 4 13,67 5 3 4,00 8 2 7,33 10 0 10,00 2 4 0,67 7 11 3,33 47 24 39,00 303,364 2 15 205 353 2451

16 113 RABİA GÜMÜŞ 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 9 3,00 6 12 2,00 49 34 37,67 302,717 13 16 208 356 2461

17 19 DILİN KELEŞ 8C 12 8 9,33 6 3 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 3 2 2,33 8 9 5,00 46 24 38,00 301,230 14 17 212 362 2492

18 120 ŞEVHAT BULUŞ 8C 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 4 10 0,67 11 6 9,00 44 36 32,00 291,952 15 18 243 400 2651

19 278 YELİZ ÇETİN 8C 15 4 13,67 3 5 1,33 8 2 7,33 10 0 10,00 1 5 -0,67 6 9 3,00 43 25 34,66 290,919 16 19 248 406 2670

20 630 MİKAİL ÇİFTSÜREN 8C 10 7 7,67 3 4 1,67 6 4 4,67 6 2 5,33 8 5 6,33 6 10 2,67 39 32 28,34 289,759 17 20 255 413 2692

21 160 ECRİN KANDEMİR 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 6 14 1,33 41 38 28,34 276,511 1 21 322 485 2942

22 573 AVŞİN VURA 8A 11 9 8,00 6 2 5,33 4 3 3,00 7 3 6,00 3 4 1,67 6 13 1,67 37 34 25,67 269,002 2 22 364 529 3077

23 485 DİCLE ULUĞ 8B 12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 5 0,33 6 14 1,33 39 38 26,32 267,808 2 23 369 535 3099

24 48 EMRE BATIRHAN 8A 6 14 1,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 2 2,33 6 2 5,33 6 14 1,33 36 37 23,66 262,454 3 24 408 578 3199

25 400 RÜZGAR ABİK 8A 13 4 11,67 3 5 1,33 7 3 6,00 2 2 1,33 2 4 0,67 4 13 -0,33 31 31 20,67 261,909 4 25 410 580 3206

26 244 YUSUF ARAS 8E 13 4 11,67 3 7 0,67 6 3 5,00 3 2 2,33 3 9 0,00 4 10 0,67 32 35 20,34 261,034 3 26 415 585 3217

27 253 ALİHAYDAR DEMİR 8A 8 7 5,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 0 3 -1,00 5 10 1,67 8 9 5,00 31 38 18,34 258,938 5 27 430 600 3255

28 625 EVİN VURAL 8B 9 10 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 6 0,00 6 14 1,33 37 40 23,67 254,373 3 28 459 634 3342

29 0 MAZLUM BOZAN 8D 7 5 5,33 0 1 -0,33 8 2 7,33 4 3 3,00 1 3 0,00 5 5 3,33 25 19 18,66 249,331 1 29 486 661 3407

30 416 ŞEYMA DEMİR 8E 10 6 8,00 5 1 4,67 9 0 9,00 1 4 -0,33 3 9 0,00 2 11 -1,67 30 31 19,67 247,610 4 30 500 675 3437

31 499 AHMET KAYA 8A 9 11 5,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 15 0,00 7 13 2,67 35 55 16,67 244,276 6 31 525 700 3494

32 0 ABDULSAMET ACAR 8A 7 13 2,67 1 4 -0,33 4 2 3,33 1 0 1,00 2 6 0,00 9 7 6,67 24 32 13,34 241,586 7 32 545 720 3532

33 46 DİLA BULUŞ 8D 7 7 4,67 3 1 2,67 7 3 6,00 2 1 1,67 0 4 -1,33 6 8 3,33 25 24 17,01 241,140 2 33 550 725 3541

34 689 KEREM KAVAN 8D 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 15 0,00 10 10 6,67 31 58 11,67 236,090 3 34 585 761 3612

35 693 HUDA MAHMUD 8A 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 2 16 -3,33 28 32 17,33 234,697 8 35 597 773 3633

36 424 ÖZGE BOZAN 8A 8 12 4,00 1 3 0,00 3 4 1,67 6 0 6,00 0 2 -0,67 6 10 2,67 24 31 13,67 234,092 9 36 602 779 3642

37 486 ÇEÇANİ ACAR 8E 8 10 4,67 5 1 4,67 9 0 9,00 1 5 -0,67 3 9 0,00 2 11 -1,67 28 36 16,00 234,080 5 37 603 780 3643

38 279 EDANUR ÖZDEMİR 8B 7 11 3,33 4 4 2,67 8 2 7,33 3 3 2,00 2 9 -1,00 4 10 0,67 28 39 15,00 230,405 4 38 631 808 3691

39 455 İSHAK ARAS 8D 8 11 4,33 3 2 2,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 11 2,33 26 45 10,99 226,689 4 39 665 844 3747

40 461 MUHARREM SERCANOĞLU8E 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 2 2,33 4 16 -1,33 21 44 6,33 218,519 6 40 728 907 3851

41 520 ENES AKAN 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 23 57 4,00 216,189 10 41 746 925 3886

42 314 MAHSUM BARLİN 8E 5 14 0,33 3 4 1,67 3 5 1,33 3 3 2,00 3 6 1,00 5 14 0,33 22 46 6,66 215,582 7 42 750 929 3890

43 21 MELİKE KARAVAŞ 8A 10 10 6,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 25 65 3,35 212,843 11 43 773 952 3923

44 111 BERFİN ABI ŞKA 8B 6 12 2,00 3 5 1,33 4 5 2,33 4 6 2,00 5 14 0,33 3 15 -2,00 25 57 5,99 211,239 5 44 785 964 3938

45 456 ALPER AYDI N 8E 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 22 48 6,00 206,732 8 45 806 985 3977

46 449 HIDIR ARSLAN 8B 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 24 66 2,00 204,963 6 46 825 1004 4002

47 62 YUSUF KARAK  D 5 15 0,00 0 10 -3,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 20 69 -3,00 202,071 1 47 839 1018 4022
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Mehmet Doğru Ortaokulu 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME 49 929 1109 4155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 11,81 7 3 5,61 8 2 7,20 7 2 6,17 7 5 5,74 10 8 6,83 52 25 43,36 328,180

Okul Ortalaması 10 9 7,08 4 4 3,13 7 3 5,84 5 3 4,23 4 7 1,90 7 11 3,20 37 36 25,38 269,710

KATILIMLAR

48 37 NURŞİN ACAR 8A 5 12 1,00 1 7 -1,33 3 5 1,33 1 4 -0,33 4 14 -0,67 14 42 0,00 199,648 12 48 846 1026 4034

49 438 İBRAHİM AYDIN 8B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 19 71 -4,67 174,907 7 49 919 1099 4138
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARAK 62  D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,071 328,180 1 47 839 1018 4022

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 1 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 0,00 7,08 11,81

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 -3,33 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 -0,33 5,84 7,20

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 4,23 6,17

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,33 1,90 5,74

Fen 20 6 14 1,33 7 1,33 3,20 6,83

Toplam: 90 20 69 -3,00 -3 -3,00 25,08 42,40

Sözel (TÜR) baddcADacabbbcAdbcCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) caacaacdba

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) abAaDaacc 

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) acacbadBac

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) acBdaCacaBdbCaCacBad

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) caCAdacAcaDabcAdaBcb

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 3 0
BATI CEPHESİ 3 0 3 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 1 4 20
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 0 2 0
Friendship 2 0 2 0
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Veri Analizi 3 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 1 2 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 2 0
Çarpanlar ve katlar 2 2 0 100
Üslü ifadeler 5 1 4 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
doğrusal denklemler 1 1 0 100
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET ACAR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,586 328,180 7 32 545 720 3532

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 1 4 -0,33 -3 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 1 0 1,00 10 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 2 6 0,00 0 1,03 1,90 5,74

Fen 20 9 7 6,67 33 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 24 32 13,33 15 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) aaBccdDCcBbaaBbCcddA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) aCbbd     

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN)  AcbD  BD 

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG)    A      

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BaBc a caa          

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BDa A  c dDCaBACdacA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 4 10

Tarih 10 1 4 10

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 1 0
BATI CEPHESİ 3 0 2 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 2 40

Din K.ve A.B. 10 4 2 40

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 1 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 3 1 60
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 0 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 0 10

İngilizce 10 1 0 10

Teen Life 2 0 0 0
On The Pnone 2 0 0 0
Friendship 2 1 0 50
The Internet 2 0 0 0
In The Kitchen 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10

Veri Analizi 3 1 1 33
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 1 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 7 45

Fen 20 9 7 45

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 2 0 100
Kalıtım 2 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 0 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 1 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAYA 499 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,276 328,180 6 31 525 700 3494

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,03 1,90 5,74

Fen 20 7 13 2,67 13 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 35 55 16,67 19 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) cbBAAdcCdBCDbabCaaCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) babcdbabCd

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAbbDaDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) caBcDCABCd

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) caBdCaBdCabdCabdcabd

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) acbbbCBAbcbCbaAdCBbc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 1 0 100
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 3 0
BATI CEPHESİ 3 0 3 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 0 2 0
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Veri Analizi 3 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 1 2 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 1 1 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 2 0
Üslü ifadeler 5 2 3 40
koordinat sistemi 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAYDAR DEMİR 253 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,938 328,180 5 27 430 600 3255

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 5 10 1,67 8 1,03 1,90 5,74

Fen 20 8 9 5,00 25 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 31 38 18,33 20 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DCBbcADC aba B d cC 

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) adcbBdca B

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) aAACDcDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) a   b    d

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) abdACaBcbd A b C d a

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcCdACBbAdcacB C c d

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 7 40

Türkçe 20 8 7 40

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 1 0 100
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 0 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 3 0
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Teen Life 2 0 1 0
On The Pnone 2 0 0 0
Friendship 2 0 1 0
The Internet 2 0 1 0
In The Kitchen 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 10 25

Matematik 20 5 10 25

Veri Analizi 3 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 0 3 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 1 0 100
cebirsel ifadeler 2 2 0 100
Çarpanlar ve katlar 2 0 2 0
Üslü ifadeler 5 1 1 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 1 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 0 0 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AVŞİN VURA 573 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,002 328,180 2 22 364 529 3077

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 6 2 5,33 53 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 3 4 1,67 8 1,03 1,90 5,74

Fen 20 6 13 1,67 8 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 37 34 25,67 29 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBcdbbCdBCDCBdbDBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) caDABCDC  

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) C b bDDcD 

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDdADCAadB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT)  b  CC bdaC         

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BbdcbCBbAdadbB dadbA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 2 0 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 1 2 20
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 0 2 0
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

Veri Analizi 3 1 1 33
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
Üslü ifadeler 5 0 1 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 13 30

Fen 20 6 13 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 1 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR KILINÇ 413 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,483 328,180 1 8 153 290 2120

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 4 1 3,67 37 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 3 2 2,33 12 1,03 1,90 5,74

Fen 20 12 8 9,33 47 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 49 21 42,00 47 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DaBdAADCBBCbCBAdDBdc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) caDABCDCCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAbCbDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG)  b  DCA C 

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT)   B  C  d   C d     

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) aDCbACBAbdDCaBACdacA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 1 0 100
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Teen Life 2 0 1 0
On The Pnone 2 1 0 50
Friendship 2 0 0 0
The Internet 2 1 0 50
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 2 15

Matematik 20 3 2 15

Veri Analizi 3 0 0 0
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
Üslü ifadeler 5 1 0 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 2 0 100
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE BATIRHAN 48 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,454 328,180 3 24 408 578 3199

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 3 2 2,33 23 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 6 2 5,33 27 1,03 1,90 5,74

Fen 20 6 14 1,33 7 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 36 37 23,67 26 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) adBccbaddBdbaBdCDcCb

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) cCDAcbDCdB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CcACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) ab ADC    

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) B B CCd C         bC

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) acdAbbdccBaCbBAdCdab

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 0 0 0
Friendship 2 1 0 50
The Internet 2 1 0 50
In The Kitchen 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 6 2 30

Matematik 20 6 2 30

Veri Analizi 3 1 0 33
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
Üslü ifadeler 5 0 2 0
koordinat sistemi 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKAN 520 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,189 328,180 10 41 746 925 3886

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 4 6 2,00 10 1,03 1,90 5,74

Fen 20 5 15 0,00 0 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 23 57 4,00 4 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) cdBAbdaCBaacdBAdbcac

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) aCDbcaDabB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) aAbbccbdca

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) bDcADacadd

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BDcAdbdAac          

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) abCdcCadbaDdccAbadbA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 1 2 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 1 4 20
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 0 2 0
Friendship 2 1 1 50
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

Veri Analizi 3 2 0 67
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 1 0 100
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 1 1 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HUDA MAHMUD 693 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,697 328,180 8 35 597 773 3633

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 9 1 8,67 87 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 2,36 4,23 6,17

Fen 20 2 16 -3,33 -17 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 28 32 17,33 19 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) cdaAdcDCBcCaCcAdbBCd

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DCbABCDCCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAbCDbDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) c   a     

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (FEN) ccdccddbddaC addC bc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Teen Life 2 0 1 0
On The Pnone 2 0 0 0
Friendship 2 0 0 0
The Internet 2 0 1 0
In The Kitchen 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 16 10

Fen 20 2 16 10

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KARAVAŞ 21 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,843 328,180 11 43 773 952 3923

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,03 1,90 5,74

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 25 65 3,33 4 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) abBAcADCdBdDaBdabaCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) abbccbbadd

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) bAcCDabdca

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDccabAdCc

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) aaabbCcddcCbbaaabcDC

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) acCdbacdccbacadbCaDA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 3 0
BATI CEPHESİ 3 0 3 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 3 2 60
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 0 2 0
The Internet 2 0 2 0
In The Kitchen 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Veri Analizi 3 1 2 33
Kareköklü İfadeler 3 1 2 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 2 0
Çarpanlar ve katlar 2 1 1 50
Üslü ifadeler 5 1 4 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİN ACAR 37 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,648 328,180 12 48 846 1026 4034

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,22 5,84 7,20

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 1,03 1,90 5,74

Fen 20 4 14 -0,67 -3 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 14 42 0,00 0 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) cdaAdbDC aCa abaacC 

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) Dbac dcd d

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) a cCaDDac 

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sayısal (MAT) abc dC              

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) dcdb CdbA DCbacadacb

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 12 25

Türkçe 20 5 12 25

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 1 7 10

Tarih 10 1 7 10

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 3 0
BATI CEPHESİ 3 0 2 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 2 2 40
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Veri Analizi 3 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
Üslü ifadeler 5 0 0 0
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 14 20

Fen 20 4 14 20

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 0 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE BOZAN 424 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,092 328,180 9 36 602 779 3642

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 1 3 0,00 0 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 6 0 6,00 60 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 1,03 1,90 5,74

Fen 20 6 10 2,67 13 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 24 31 13,67 15 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) caBAdbbCBBCDaabbaaCd

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) caD      d

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) bA   bcaDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG)  D A CA CB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) d      b            

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcdcACBbdd dcB d  Db

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 3 10

Tarih 10 1 3 10

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 0 33
BATI CEPHESİ 3 0 1 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 1 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 1 2 20
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 0 60

İngilizce 10 6 0 60

Teen Life 2 1 0 50
On The Pnone 2 1 0 50
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 0 0 0
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 2 0

Matematik 20 0 2 0

Veri Analizi 3 0 1 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
Üslü ifadeler 5 0 1 0
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 1 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ABİK 400 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,909 328,180 4 25 410 580 3206

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 12 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 5,42 7,08 11,81

Tarih 10 3 5 1,33 13 1,83 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,22 5,84 7,20

İngilizce 10 2 2 1,33 13 2,36 4,23 6,17

Matematik 20 2 4 0,67 3 1,03 1,90 5,74

Fen 20 4 13 -0,33 -2 1,97 3,20 6,83

Toplam: 90 31 31 20,67 23 16,56 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DCBbAAbCB CDCad DBC 

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) Dd AadcbC 

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDDcBcc

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG)   a cCA   

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) Bb dC   a         a 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ccdbcCddda aaBACac  

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 1 0 100
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 1 0 100
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 2 0
BATI CEPHESİ 3 1 1 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Teen Life 2 0 0 0
On The Pnone 2 0 1 0
Friendship 2 0 0 0
The Internet 2 0 1 0
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Veri Analizi 3 1 1 33
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
Üslü ifadeler 5 0 1 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 0 0
kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ABI ŞKA 111 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,239 328,180 5 44 785 964 3938

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 7 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 4,62 7,08 11,81

Tarih 10 3 5 1,33 13 2,19 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,33 5,84 7,20

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,14 4,23 6,17

Matematik 20 5 14 0,33 2 -0,48 1,90 5,74

Fen 20 3 15 -2,00 -10 0,00 3,20 6,83

Toplam: 90 25 57 6,00 7 13,81 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbB ddb dcaDCBdaaBdb

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DbD cbcaC 

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CbcC caBDd

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DcacbdAcCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) dacbdCBACdbbdaCabdc 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) cadcdCa bdadDBdd acc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 12 30

Türkçe 20 6 12 30

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 0 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 0 0
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 0 1 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 2 2 40
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 1 1 50
The Internet 2 0 2 0
In The Kitchen 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

Veri Analizi 3 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 0 2 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 2 0
Çarpanlar ve katlar 2 1 1 50
Üslü ifadeler 5 2 3 40
koordinat sistemi 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 1 0 100
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 15 15

Fen 20 3 15 15

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ULUĞ 485 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,808 328,180 2 23 369 535 3099

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 7 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 4,62 7,08 11,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,19 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,33 5,84 7,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,14 4,23 6,17

Matematik 20 2 5 0,33 2 -0,48 1,90 5,74

Fen 20 6 14 1,33 7 0,00 3,20 6,83

Toplam: 90 39 38 26,33 29 13,81 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBAbdbCBBCcbBcCbBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DdbbcCbCdB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAbCbDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DcBADCbBCd

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) B B bddd       b    

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ccaccCBbAdDdDBbaacbc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 1 2 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 1 1 50
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

Veri Analizi 3 1 0 33
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 2 0
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KANDEMİR 160 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,511 328,180 1 21 322 485 2942

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 7 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,62 7,08 11,81

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,19 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,33 5,84 7,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,14 4,23 6,17

Matematik 20 3 6 1,00 5 -0,48 1,90 5,74

Fen 20 6 14 1,33 7 0,00 3,20 6,83

Toplam: 90 41 38 28,33 31 13,81 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBAbdbCBBCDbBdCbBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DbDbBCDbaB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAbCbcDBcB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DcBADCbBCd

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) B B bddd    C  b d  

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ccCddCdbAdDCDadddabc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 1 1 50
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

Veri Analizi 3 1 0 33
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 2 0
Üslü ifadeler 5 1 2 20
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÖZDEMİR 279 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,405 328,180 4 38 631 808 3691

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 7 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 4,62 7,08 11,81

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,19 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,33 5,84 7,20

İngilizce 10 3 3 2,00 20 3,14 4,23 6,17

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 -0,48 1,90 5,74

Fen 20 4 10 0,67 3 0,00 3,20 6,83

Toplam: 90 28 39 15,00 17 13,81 25,08 42,40

Sözel (TÜR) D dd AbCaBaDbabaaBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) Dbc BCc aB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CbAdDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG)  D caC B d

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) abd d c d C aa C   b

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) Badc dBc  D D db cad

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 0 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 0 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 1 33
BATI CEPHESİ 3 2 0 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 3 2 60
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Teen Life 2 1 0 50
On The Pnone 2 0 0 0
Friendship 2 0 2 0
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

Veri Analizi 3 1 2 33
Kareköklü İfadeler 3 0 3 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
Üslü ifadeler 5 0 2 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 0 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 0 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN VURAL 625 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,373 328,180 3 28 459 634 3342

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 7 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 4,62 7,08 11,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,19 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,33 5,84 7,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,14 4,23 6,17

Matematik 20 2 6 0,00 0 -0,48 1,90 5,74

Fen 20 6 14 1,33 7 0,00 3,20 6,83

Toplam: 90 37 40 23,67 26 13,81 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBbbdb dcCDbBdCbBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) abDABCDCdB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAbaDcDBDc

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DcBADCbBCd

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) B   Cdcd  b d  b    

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcdcdCdcAdDdDBdddaac

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 0 0
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 1 1 50
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10

Veri Analizi 3 1 1 33
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 3 0
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HIDIR ARSLAN 449 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,963 328,180 6 46 825 1004 4002

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 7 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,62 7,08 11,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,19 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,33 5,84 7,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,14 4,23 6,17

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,48 1,90 5,74

Fen 20 5 15 0,00 0 0,00 3,20 6,83

Toplam: 90 24 66 2,00 2 13,81 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbabccbbBcbDbBAaaBCd

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DdccaCbbad

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) abcabDcBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) bccdcadaCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) dcBcCacbdaadCcbaDaca

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) cDCbcdcbcaabDcAbbBcd

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 0 3 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 1 4 20
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 1 1 50
The Internet 2 0 2 0
In The Kitchen 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Veri Analizi 3 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 1 2 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 1 1 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 2 0
Üslü ifadeler 5 2 3 40
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 2 0 100
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AYDIN 438 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,907 328,180 7 49 919 1099 4138

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 7 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,62 7,08 11,81

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,19 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,33 5,84 7,20

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,14 4,23 6,17

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,48 1,90 5,74

Fen 20 3 17 -2,67 -13 0,00 3,20 6,83

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 13,81 25,08 42,40

Sözel (TÜR) *baddcaCaBbDacbdadaA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) abcdaCbdCd

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CbdacbDaDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) acBdaCAdac

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) abadbadcadbcaDbCadbC

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) daCbAdacbdaCbacbdacb

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 0 3 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 1 4 20
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 0 2 0
The Internet 2 0 2 0
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Veri Analizi 3 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 2 1 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 2 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 2 0
Üslü ifadeler 5 0 5 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR SERCANOĞLU 257 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,823 328,180 2 2 52 149 1376

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 10 4 8,67 43 4,41 1,90 5,74

Fen 20 14 5 12,33 62 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 60 22 52,67 59 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBAdADCaBCDdBAdDBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DbDABCDaCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAbCDbDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) ba AbCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) B B CCBA  b CDdC dDd

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) abCAACddABDCDBAC aDA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 1 0 50
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 4 50

Matematik 20 10 4 50

Veri Analizi 3 1 1 33
Kareköklü İfadeler 3 2 1 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 1 1 50
Üslü ifadeler 5 4 0 80
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 2 0 100
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ABİK 265 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,478 328,180 9 10 183 330 2337

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 4 11 0,33 2 4,41 1,90 5,74

Fen 20 10 10 6,67 33 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 51 33 40,00 44 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DCBAbADCBBCcCaACbBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) cCDABaabaB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) bcB DCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) dbBcbCcAd   dada dD 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcCcAaBbAdcCcBcCCaDc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 1 0 100
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 1 0 50
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 11 20

Matematik 20 4 11 20

Veri Analizi 3 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 1 1 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 1 1 50
Üslü ifadeler 5 2 2 40
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA EMEN 217 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,532 328,180 4 4 99 213 1734

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 3 3 2,00 20 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 3 1 2,67 13 4,41 1,90 5,74

Fen 20 12 8 9,33 47 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 55 15 50,00 56 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DCBAAADCBBCDCBAbDdCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR)    AaC Caa

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBADCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT)        A    CDb     

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcCAAdBbdcDCaBcCCcDA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 1 0 100
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 1 0 100
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 3 30

Tarih 10 3 3 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 0 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 0 67
BATI CEPHESİ 3 1 2 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

Veri Analizi 3 0 0 0
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
Üslü ifadeler 5 2 0 40
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DILİN KELEŞ 19 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,230 328,180 14 17 212 362 2492

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 3 2 2,33 12 4,41 1,90 5,74

Fen 20 8 9 5,00 25 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 46 24 38,00 42 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DdBddADCBBCaCBcdbBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DaD BCabCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) dAACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBAbCABC 

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT)     C    a  CD   d  

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcCAACdbAd d adCb cA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 2 0 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 1 0 50
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 2 15

Matematik 20 3 2 15

Veri Analizi 3 0 0 0
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 1 0 20
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FEDAİ GÜMÜŞ 78 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,907 328,180 5 5 123 250 1899

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 14 5 12,33 62 4,41 1,90 5,74

Fen 20 7 10 3,67 18 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 52 25 43,67 49 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) D Bb AaCaBbDCBc   Cc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DCDABCDCbc

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDDDBcB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DD  DCA d 

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BDB CCBAacCACDdCbBDb

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) cca ACBcddDdbBbb B A

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 6 45

Türkçe 20 9 6 45

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 0 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 0 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 0 1 0
Friendship 2 0 0 0
The Internet 2 1 0 50
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 5 70

Matematik 20 14 5 70

Veri Analizi 3 3 0 100
Kareköklü İfadeler 3 2 1 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 2 0 100
Çarpanlar ve katlar 2 2 0 100
Üslü ifadeler 5 4 1 80
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 0 0 0
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ETİ 43 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,170 328,180 10 12 193 341 2385

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,00 7,08 11,81

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 5 3 4,00 20 4,41 1,90 5,74

Fen 20 10 6 8,00 40 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 44 20 37,33 41 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DdBbdAbdBcCbCBbaDBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (DİN) dAACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBAbCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT)   B  C     dCDda  D 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BaCAAaddABDC  Ad  bA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

Veri Analizi 3 0 0 0
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
Üslü ifadeler 5 2 0 40
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 6 50

Fen 20 10 6 50

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 2 0 100
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE DEMİR 173 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,710 328,180 7 7 142 275 2062

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 4,41 1,90 5,74

Fen 20 8 11 4,33 22 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 55 19 48,67 54 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DCBAAADCBBCDCabCDBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DaDbBCDCCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBADCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT)             bbbC d  

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcCAA dbAdbCaBdCaabd

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 1 0 100
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 1 0 100
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Veri Analizi 3 0 0 0
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 1 0
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 0 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 0 2 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL ÇİFTSÜREN 630 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,759 328,180 17 20 255 413 2692

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 3 4 1,67 17 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 8 5 6,33 32 4,41 1,90 5,74

Fen 20 6 10 2,67 13 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 39 32 28,33 31 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) adBbcADCB CDCabC  Cc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) ab  BC bdB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) bAbCaDDBDc

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) Da ADCA Cc

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) Bb  CCBAac A   Cb Db

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ac cAaBbAdDd aACb  b

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 1 33
BATI CEPHESİ 3 2 0 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 1 0 50
Friendship 2 1 1 50
The Internet 2 1 0 50
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

Veri Analizi 3 1 1 33
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 2 0 100
Çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
Üslü ifadeler 5 3 1 60
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 0 0 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ACAR 44 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,063 328,180 1 1 20 89 796

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 13 3 12,00 60 4,41 1,90 5,74

Fen 20 17 3 16,00 80 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 71 15 66,00 73 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBddADCBcCDCBAdDBab

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DCDABCDCCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDbDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBcDCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BDB CCBA dC CDCCDdc 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcCAACBAdBDCDBACCaDA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 1 1 50
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 3 65

Matematik 20 13 3 65

Veri Analizi 3 3 0 100
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 1 1 50
Üslü ifadeler 5 4 1 80
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 1 0 100
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 2 0 100
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
PELDA NUR BARLİN 15 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,279 328,180 3 3 77 181 1556

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 8 1 7,67 38 4,41 1,90 5,74

Fen 20 11 5 9,33 47 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 59 16 53,67 60 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DaBbdADCBBCabBddDBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) caDdBCDCCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBADCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT)  DB CC    C CD a  D 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BaC A BbA DCDBcC aDd

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 1 40

Matematik 20 8 1 40

Veri Analizi 3 2 0 67
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
Üslü ifadeler 5 2 0 40
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 5 55

Fen 20 11 5 55

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 0 50
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 0 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 0 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA GÜMÜŞ 113 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,717 328,180 13 16 208 356 2461

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 6 9 3,00 15 4,41 1,90 5,74

Fen 20 6 12 2,00 10 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 49 34 37,67 42 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) caBbdADCBBCDCBdCDBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) cbDcBCbCCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAdCDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) cDBAbCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BcB CCa aab bDdb aD 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) cDdAbCBbdda accdCdD 

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 9 30

Matematik 20 6 9 30

Veri Analizi 3 1 2 33
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 1 1 50
Üslü ifadeler 5 1 2 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 1 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROBİN KILINÇ 92 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,764 328,180 8 9 176 320 2281

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 7 6 5,00 25 4,41 1,90 5,74

Fen 20 7 13 2,67 13 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 52 31 41,67 46 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbaAcADCBcCDdaACDBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DCDABCDCCc

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAAaDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDcAbCAdCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BDBdC cAac b D C  c 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) caCAbaBbAdcdaBAbCabb

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 3 0 100
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 0 2 0
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 6 35

Matematik 20 7 6 35

Veri Analizi 3 2 0 67
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 1 1 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
Üslü ifadeler 5 1 2 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN TURĞAY 294 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,088 328,180 11 13 200 348 2425

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 4 2 3,33 33 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 8 4 6,67 33 4,41 1,90 5,74

Fen 20 8 11 4,33 22 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 43 32 32,33 36 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DCaddADCaBbDCacCDBCb

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) Dbb cCbCCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) dA aDbDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) Da b CA C 

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BDB CC  dc  CDbCc   

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN)  bacACBbddDCDBcCbdcd

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 1 0 100
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 1 1 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 1 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 1 0 50
Friendship 2 0 1 0
The Internet 2 0 0 0
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

Veri Analizi 3 2 0 67
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
Üslü ifadeler 5 1 1 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 0 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVHAT BULUŞ 120 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,952 328,180 15 18 243 400 2651

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 4 10 0,67 3 4,41 1,90 5,74

Fen 20 11 6 9,00 45 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 44 36 32,00 36 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbdbdADCBBCaCBcabBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DdDABCDdCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) bAcaDbDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) aDBcDdAca 

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BaacCaacd C bDdb    

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) aDdcA BbABDCDBA  cDc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 0 1 0
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

Veri Analizi 3 2 1 67
Kareköklü İfadeler 3 1 1 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 3 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 6 55

Fen 20 11 6 55

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 2 0 100
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 1 0 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 0 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 2 0 100
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 0 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ ÇETİN 278 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,919 328,180 16 19 248 406 2670

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 3 5 1,33 13 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 4,41 1,90 5,74

Fen 20 6 9 3,00 15 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 43 25 34,67 39 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) D BbAADCBBCaCacCDBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR)  dbbBCb Cd

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAcCDDDaDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBADCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) dbBc    ad          

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcCcdCB bd CbBc   cc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 0 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 1 0 100
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 0 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 1 33
BATI CEPHESİ 3 1 2 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Veri Analizi 3 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
Üslü ifadeler 5 0 0 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 9 30

Fen 20 6 9 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÇEÇEN 370 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,669 328,180 12 14 204 352 2447

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 5 4 3,67 18 4,41 1,90 5,74

Fen 20 6 11 2,33 12 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 49 26 40,33 45 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DaBcAADbdcCDCaddDBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) Dbb BCDCdB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBADCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) aDc   BA    CDd   c 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) cDbAd Bcd DdcadC dDc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 1 0 100
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 2 0 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25

Veri Analizi 3 1 1 33
Kareköklü İfadeler 3 1 1 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
Üslü ifadeler 5 3 1 60
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 1 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DOĞAN 200 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,256 328,180 6 6 138 271 2027

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 17 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,00 7,08 11,81

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,42 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,30 5,84 7,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,37 4,23 6,17

Matematik 20 2 4 0,67 3 4,41 1,90 5,74

Fen 20 12 7 9,67 48 6,49 3,20 6,83

Toplam: 90 55 20 48,33 54 42,67 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBbdADCBBCaCBdCDBCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) cbDABCDbCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBADCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) B      A    d  bbd  

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BDCbACBddB CadcCCaDA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 2 1 67
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 5 0 100
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Veri Analizi 3 1 0 33
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 1 2 20
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA BULUŞ 46 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,140 328,180 2 33 550 725 3541

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 4 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 3,92 7,08 11,81

Tarih 10 3 1 2,67 27 1,34 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,66 5,84 7,20

İngilizce 10 2 1 1,67 17 0,58 4,23 6,17

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 -0,83 1,90 5,74

Fen 20 6 8 3,33 17 3,92 3,20 6,83

Toplam: 90 25 24 17,00 19 14,58 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbacdAbC   DCBbb  C 

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) Db A C    

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) dcbCDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG)  D  a A   

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) a    b da           

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) dD cACBcAd   Bcda a 

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 7 35

Türkçe 20 7 7 35

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 0 0
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 1 30

Tarih 10 3 1 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 0 33
BATI CEPHESİ 3 1 0 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 1 20

İngilizce 10 2 1 20

Teen Life 2 1 0 50
On The Pnone 2 0 0 0
Friendship 2 0 0 0
The Internet 2 0 1 0
In The Kitchen 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 0 4 0

Matematik 20 0 4 0

Veri Analizi 3 0 1 0
Kareköklü İfadeler 3 0 0 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 1 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 8 30

Fen 20 6 8 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 1 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSHAK ARAS 455 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,689 328,180 4 39 665 844 3747

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 4 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 3,92 7,08 11,81

Tarih 10 3 2 2,33 23 1,34 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,66 5,84 7,20

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,58 4,23 6,17

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 -0,83 1,90 5,74

Fen 20 6 11 2,33 12 3,92 3,20 6,83

Toplam: 90 26 45 11,00 12 14,58 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DCBAdcbdBcbDaaA caCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DbDc  D   

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAACDbcBDc

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) cbcdbbccCd

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) ccdbdacbCa          

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) dcCdddBcbdDC BbCd  c

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 1 0 100
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 2 30

Tarih 10 3 2 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 0 33
BATI CEPHESİ 3 0 1 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 0 2 0
The Internet 2 0 2 0
In The Kitchen 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 1 9 5

Matematik 20 1 9 5

Veri Analizi 3 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 2 0
koordinat sistemi 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 1 0
kimyasal tepkimeler 1 0 0 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KAVAN 689 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,090 328,180 3 34 585 761 3612

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 4 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,92 7,08 11,81

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,34 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,66 5,84 7,20

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,58 4,23 6,17

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,83 1,90 5,74

Fen 20 10 10 6,67 33 3,92 3,20 6,83

Toplam: 90 31 58 11,67 13 14,58 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DdBccdcbBcdcdBAaccCd

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) bCadcCcadB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) dAAdcDacDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) aDBdbd aba

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) cccddacAddbACbCCadbd

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) BcCAbCddddDCbcdCCBbA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 1 2 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 1 4 20
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 0 2 0
The Internet 2 0 2 0
In The Kitchen 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Veri Analizi 3 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 0 3 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 1 1 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 2 0
Üslü ifadeler 5 2 3 40
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 1 0 100
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 2 0 100
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 2 0 100
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAZLUM BOZAN 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,331 328,180 1 29 486 661 3407

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 4 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 5 5,33 27 3,92 7,08 11,81

Tarih 10 0 1 -0,33 -3 1,34 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,66 5,84 7,20

İngilizce 10 4 3 3,00 30 0,58 4,23 6,17

Matematik 20 1 3 0,00 0 -0,83 1,90 5,74

Fen 20 5 5 3,33 17 3,92 3,20 6,83

Toplam: 90 25 19 18,67 21 14,58 25,08 42,40

Sözel (TÜR) Daab AbCB  D    D Cc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR)  a        

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) aAAbDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) bDaAD Ad  

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT)   a         Cc   d  

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) Bc A  dAb  C Bbb    

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 5 35

Türkçe 20 7 5 35

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 0 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 0 0
METİN TÜRLERİ 1 0 0 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 0 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 0 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 1 0

Tarih 10 0 1 0

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 0 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 0 0
BATI CEPHESİ 3 0 0 0
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 1 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 3 40

İngilizce 10 4 3 40

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 0 1 0
Friendship 2 1 0 50
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 1 3 5

Matematik 20 1 3 5

Veri Analizi 3 0 0 0
Kareköklü İfadeler 3 0 2 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 1 0 20
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 5 25

Fen 20 5 5 25

Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 0 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 0 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Basınç 2 0 1 0
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
kimyasal tepkimeler 1 0 0 0
kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER AYDI N 456 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,732 328,180 8 45 806 985 3977

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 8 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,88 7,08 11,81

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,04 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,21 5,84 7,20

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,62 4,23 6,17

Fen 20 5 15 0,00 0 0,75 3,20 6,83

Toplam: 90 22 48 6,00 7 19,08 25,08 42,40

Sözel (TÜR) bdccdbbCdabbaBAbadCb

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) cCbdadDCCB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) dAAdbaaBcc

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) acBADCbdaB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (FEN) acdbcadcABDacadbCaDb

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 0 1 0
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 1 2 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 2 3 40
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 1 1 50
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 1 1 50
In The Kitchen 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 2 0 100
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇEÇANİ ACAR 486 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,080 328,180 5 37 603 780 3643

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 8 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 5,88 7,08 11,81

Tarih 10 5 1 4,67 47 3,04 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,21 5,84 7,20

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 3,62 4,23 6,17

Matematik 20 3 9 0,00 0 1,19 1,90 5,74

Fen 20 2 11 -1,67 -8 0,75 3,20 6,83

Toplam: 90 28 36 16,00 18 19,08 25,08 42,40

Sözel (TÜR) cbBAcdDdBcb CaAd BCc

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) Dd  BCD  B

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) C ACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) cD  cdcd  

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) BDccbbc d acd  C    

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ac cAdB ba   dbd d c

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 0 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 1 50

Tarih 10 5 1 50

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 0 33
BATI CEPHESİ 3 2 0 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 0 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 0 0 0
Friendship 2 0 0 0
The Internet 2 0 2 0
In The Kitchen 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

Veri Analizi 3 2 1 67
Kareköklü İfadeler 3 0 1 0
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 2 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 2 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 2 11 10

Fen 20 2 11 10

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 1 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
kimyasal tepkimeler 1 0 0 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAHSUM BARLİN 314 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,582 328,180 7 42 750 929 3890

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 8 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 5,88 7,08 11,81

Tarih 10 3 4 1,67 17 3,04 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,21 5,84 7,20

İngilizce 10 3 3 2,00 20 3,62 4,23 6,17

Matematik 20 3 6 1,00 5 1,19 1,90 5,74

Fen 20 5 14 0,33 2 0,75 3,20 6,83

Toplam: 90 22 46 6,67 7 19,08 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBbAbbaBddcaac baCd

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR)  CbAB bb c

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) acbdaD BD 

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG)  c AcdA C 

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) ca  a d   a  DCC a  

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ccdAb cbcdDCaaAdCcbc

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 1 0 100
ATASÖZLERİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 1 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 0 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 2 0
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 1 3 20
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Teen Life 2 0 1 0
On The Pnone 2 1 0 50
Friendship 2 1 0 50
The Internet 2 0 1 0
In The Kitchen 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

Veri Analizi 3 0 3 0
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 1 0
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 1 0 100
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KANDEMİR 209 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,822 328,180 1 11 186 333 2352

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 8 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 5,88 7,08 11,81

Tarih 10 4 2 3,33 33 3,04 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,21 5,84 7,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,62 4,23 6,17

Matematik 20 6 5 4,33 22 1,19 1,90 5,74

Fen 20 9 8 6,33 32 0,75 3,20 6,83

Toplam: 90 47 25 38,67 43 19,08 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBA AbCBcCD abCcBCb

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DdbA  D  B

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CAAacDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DcBADCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) B   CaB   C bDdCa c 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) acdAAbdcABDC adC  DA

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 0 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 0 1 0
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 2 40

Tarih 10 4 2 40

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 0 1 0
BATI CEPHESİ 3 2 0 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 3 2 60
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

Veri Analizi 3 2 0 67
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 1 3 20
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 2 0 100
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
kimyasal tepkimeler 1 1 0 100
kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM SERCANOĞLU 461 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,519 328,180 6 40 728 907 3851

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 8 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,88 7,08 11,81

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,04 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,21 5,84 7,20

Matematik 20 3 2 2,33 12 1,19 1,90 5,74

Fen 20 4 16 -1,33 -7 0,75 3,20 6,83

Toplam: 90 21 44 6,33 7 19,08 25,08 42,40

Sözel (TÜR) caBccAabcBCDdcAbcdab

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) DabABabCbc

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) aAbCbcDcbB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sayısal (MAT) daBAC               

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) acdbbCdAcdbbcaddCBac

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 1 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 2 1 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

KADER VE KAZA İNANCI 2 0 2 0
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 3 2 60
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 0 1 0
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 0 1 0
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 2 15

Matematik 20 3 2 15

Veri Analizi 3 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 1 0 100
cebirsel ifadeler 2 1 0 50
Çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
Üslü ifadeler 5 0 0 0
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 1 0 100
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DEMİR 416 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,610 328,180 4 30 500 675 3437

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 8 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 5,88 7,08 11,81

Tarih 10 5 1 4,67 47 3,04 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,21 5,84 7,20

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 3,62 4,23 6,17

Matematik 20 3 9 0,00 0 1,19 1,90 5,74

Fen 20 2 11 -1,67 -8 0,75 3,20 6,83

Toplam: 90 30 31 19,67 22 19,08 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBAd D Bcb CaACDB c

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) Dd  BCD  B

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) C ACDDDBDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) cD dcd    

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) cDBc bc d acd  C c  

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ac cAdB ba   dbd d c

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 1 0
ATASÖZLERİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 0 0
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 0 1 0
METİN TÜRLERİ 1 0 1 0
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 0 0 0
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 0 1 0
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 1 50

Tarih 10 5 1 50

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 1 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 0 33
BATI CEPHESİ 3 2 0 67
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 4 0 80
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Teen Life 2 1 1 50
On The Pnone 2 0 0 0
Friendship 2 0 1 0
The Internet 2 0 1 0
In The Kitchen 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

Veri Analizi 3 1 2 33
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 1 0
cebirsel ifadeler 2 0 1 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 2 0
Üslü ifadeler 5 0 2 0
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 2 11 10

Fen 20 2 11 10

Mevsimlerin Oluşumu 2 0 1 0
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 0 0
Basınç 2 0 2 0
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
kimyasal tepkimeler 1 0 0 0
kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARAS 244 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,034 328,180 3 26 415 585 3217

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 8 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 5,88 7,08 11,81

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,04 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,21 5,84 7,20

İngilizce 10 3 2 2,33 23 3,62 4,23 6,17

Matematik 20 3 9 0,00 0 1,19 1,90 5,74

Fen 20 4 10 0,67 3 0,75 3,20 6,83

Toplam: 90 32 35 20,33 23 19,08 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBb AbCBBCD BA DBCb

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) cCDcBabbbc

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) aAA DDDaDc

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) ccBAD     

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) c BAd Bcadbb     ac 

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ccd dCddAd C Bbb  c 

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 0 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 0 1 0
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 1 0 100
GÖRSEL OKUMA 1 1 0 100
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 0 0 0
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 0 1 0
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 1 0 100
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 2 33
BATI CEPHESİ 3 1 2 33
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

KADER VE KAZA İNANCI 2 1 1 50
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 3 1 60
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Teen Life 2 0 2 0
On The Pnone 2 1 0 50
Friendship 2 1 0 50
The Internet 2 1 0 50
In The Kitchen 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

Veri Analizi 3 0 2 0
Kareköklü İfadeler 3 1 0 33
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 1 0 100
cebirsel ifadeler 2 0 2 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 1 2 20
koordinat sistemi 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
doğrusal denklemler 1 0 0 0
olasılık 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Asitler ve Bazlar 2 0 0 0
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS STEP 1. DÖNEM DENEME

MARDİN / KIZILTEPE / Mehmet Doğru Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANUR ABİK 77 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,364 328,180 2 15 205 353 2451

Puanı Hesaplanan: 49 926 1106 4150

Katılımlar: 8 49 929 1109 4155

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 5,88 7,08 11,81

Tarih 10 5 3 4,00 40 3,04 3,13 5,61

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,21 5,84 7,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,62 4,23 6,17

Matematik 20 2 4 0,67 3 1,19 1,90 5,74

Fen 20 7 11 3,33 17 0,75 3,20 6,83

Toplam: 90 47 24 39,00 43 19,08 25,08 42,40

Sözel (TÜR) DbBb ADbaBCDCBACDBCA

Cevap Anh. A DCBAAADCBBCDCBACDBCA

Sözel (TAR) D DAB bbbB

Cevap Anh. A DCDABCDCCB

Sözel (DİN) CcACDDDaDB

Cevap Anh. A CAACDDDBDB

Sözel (İNG) DDBADCABCB

Cevap Anh. A DDBADCABCB

Sayısal (MAT) c B          Dbb d  

Cevap Anh. A BDBACCBACBCACDCCDBDC

Sayısal (FEN) ccdA CBdAdcCaacCCac 

Cevap Anh. A BDCAACBAABDCDBACCBDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK 1 1 0 100
ALTI ÇİZİLİ İFADENİN METNE KATTIĞI ANLAM 1 0 1 0
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER 1 1 0 100
DEYİMLER 1 0 1 0
ALTI ÇİZİLİ İFADEYLE GÖNDERME YAPILAN ANLAM 1 0 0 0
ATASÖZLERİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 0 100
MEDYA METİNLERİNİN AMACI 1 0 1 0
GÖRSEL OKUMA 1 0 1 0
SÖZ SANATLARI 1 1 0 100
METİN TÜRLERİ 1 1 0 100
SÖZEL YETENEK, MANTIK, MUHAKEME 1 1 0 100
CÜMLE BİRLEŞTİRME 1 1 0 100
CÜMLE OLUŞTURMA 1 1 0 100
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ 1 1 0 100
METİN TAMAMLAMA 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
METİN KARŞILAŞTIRMASI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

UYANAN AVRUPA USARSILAN OSMANLI 1 1 0 100
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 1 0 0 0
İSTİKLAL YOLCULUĞU 3 1 1 33
BATI CEPHESİ 3 3 0 100
İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

KADER VE KAZA İNANCI 2 2 0 100
ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ 5 3 2 60
BİR SURE BİLİYORUM: AYET EL KÜRSİ 1 1 0 100
DİN, BİREYVE TOPLUM 1 1 0 100
DİNİN TEMEL GAYESİ 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Teen Life 2 2 0 100
On The Pnone 2 2 0 100
Friendship 2 2 0 100
The Internet 2 2 0 100
In The Kitchen 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Veri Analizi 3 0 1 0
Kareköklü İfadeler 3 2 0 67
cebirsel ifade ve çarpanlara ayırma 1 0 0 0
cebirsel ifadeler 2 0 0 0
Çarpanlar ve katlar 2 0 1 0
Üslü ifadeler 5 0 0 0
koordinat sistemi 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
doğrusal denklemler 1 0 1 0
olasılık 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 2 0
Kalıtım 2 1 1 50
DNA ve Genetik Kod 2 1 0 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
Biyoteknoloji 1 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Asitler ve Bazlar 2 1 1 50
kimyasal tepkimeler 1 0 1 0
kalıtım 1 0 0 0
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