
ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1 245 - MELİH KURT
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 2 5.33 17 1 16.67 17 2 16.33 78.00 7.00 75.67 455.524 68 1 1 1 1

2 24 - ELİF SARUHAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 20 0 20.00 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 13 1 12.67 18 1 17.67 74.00 9.00 71.01 440.315 141 2 2 1 1

3 606 - MUHAMMED ÖZTÜRK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 16 3 15.00 18 2 17.33 75.00 14.00 70.33 427.820 201 3 3 1 1

4 912 - SARYA ABA
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 11 2 10.33 17 2 16.33 73.00 9.00 70.00 421.756 242 4 4 2 2

5 710 - SEMANUR GÜMÜŞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 17 3 16.00 8 1 7.67 9 1 8.67 3 4 1.67 14 3 13.00 18 2 17.33 69.00 14.00 64.34 421.278 245 5 5 1 1

6 437 - ALYA DAYAR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 13 2 12.33 16 4 14.67 73.00 11.00 69.34 420.986 249 6 6 2 2

7 266 - BARA ELMUSA
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 2 9.33 18 2 17.33 71.00 11.00 67.33 409.726 293 7 7 3 1

8 391 - HALİME BAYIR
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 4 3.67 15 4 13.67 14 6 12.00 70.00 18.00 64.01 408.897 295 8 8 2 1

9 642 - YETER AYDIN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 17 2 16.33 13 7 10.67 69.00 19.00 62.66 405.879 312 9 9 1 1

10 88 - NİSA OĞUR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 15 1 14.67 16 4 14.67 67.00 18.00 61.01 403.236 329 10 10 3 1

11 195 - ECRİN GR GÜN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 8 2 7.33 17 2 16.33 69.00 9.00 66.00 402.484 335 11 11 1 1

12 289 - RONYA EKİN AYDIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 3 3 2.00 13 6 11.00 17 3 16.00 67.00 18.00 61.00 400.486 349 12 12 3 1

13 325 - ÜVEYS ÖZTÜRK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 7 0.67 14 4 12.67 16 3 15.00 66.00 21.00 59.01 397.832 364 13 13 4 1

14 395 - ÖMER BİLEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 14 3 13.00 16 4 14.67 66.00 21.00 59.01 394.391 381 14 14 5 2

15 386 - MUAMMER ELMUSA
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 17 2 16.33 67.00 12.00 63.00 393.211 388 15 15 6 3

16 96 - ELİF ORTAÇ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 2 8.33 17 3 16.00 68.00 13.00 63.66 391.619 400 16 16 2 1

17 871 - ŞEHMUS DEMİR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 2 9.33 17 3 16.00 64.00 18.00 57.99 389.419 418 17 17 7 3

18 605 - HAYRUNNİSA ATAY
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 14 6 12.00 67.00 18.00 61.00 387.140 428 18 18 1 1

19 683 - ALİ ÖZDEMİR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 4 3.67 16 2 15.33 13 5 11.33 63.00 21.00 55.99 385.068 443 19 1 1 1

20 132 - ECRİNDİLA YILDIRIM
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 8 5 6.33 15 4 13.67 64.00 18.00 58.00 380.905 472 20 19 1 1

21 131 - ELİF EYLÜL LAÇİN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 6 2 5.33 13 5 11.33 64.00 11.00 60.32 379.668 475 21 20 1 1

22 190 - BERAT AKSOY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 5 2.33 13 4 11.67 16 4 14.67 62.00 24.00 54.00 379.237 477 22 21 4 2

23 524 - ENES ELİŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 4 7.67 15 5 13.33 66.00 17.00 60.34 378.979 480 23 22 5 1

24 250 - TUANA YUSUFOĞLU
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 10 10 6.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 16 2 15.33 13 6 11.00 63.00 24.00 55.00 378.823 482 24 23 6 3

25 575 - FURKAN AYDIN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 2 4.33 11 4 9.67 14 6 12.00 62.00 20.00 55.33 378.130 484 25 24 8 1

26 565 - HERDEM ERDEM
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 4 1 3.67 4 2 3.33 17 3 16.00 61.00 10.00 57.67 375.735 506 26 2 2 1

27 485 - EMRE KARADAĞLI
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 10 3 9.00 14 6 12.00 63.00 19.00 56.66 374.669 513 27 25 2 1

28 449 - ZEYNEP ÜNALL
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 11 5 9.33 14 6 12.00 64.00 22.00 56.66 372.566 531 28 26 2 2

29 725 - NAZIM ÖNEN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 5 1.33 12 3 11.00 16 3 15.00 60.00 22.00 52.66 372.550 532 29 27 3 2

30 595 - HASAN ÖZCAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 0 5.00 7 1 6.67 13 5 11.33 60.00 11.00 56.34 371.544 538 30 28 2 2

31 279 - NAFYA ŞERAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 4 0 4.00 5 2 4.33 16 3 15.00 60.00 9.00 57.00 370.531 545 31 29 3 3

32 117 - LATİFE ÖZDEMİR
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 3 2 2.33 7 3 6.00 15 5 13.33 60.00 15.00 54.99 368.772 558 32 30 4 3

33 0 - ALİ ASLAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 4 1.67 10 4 8.67 14 6 12.00 60.00 21.00 53.01 368.485 559 33 31 4 4

34 408 - ELİF MALGİR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 9 0 9.00 4 5 2.33 6 4 4.67 18 2 17.33 59.00 19.00 52.66 368.346 560 34 32 1 1

35 533 - YAREN DEMİR
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 11 9 8.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 12 3 11.00 13 7 10.67 62.00 23.00 54.34 365.912 571 35 33 3 3

36 276 - KÜBRA KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 2 5.33 14 5 12.33 60.00 17.00 54.33 365.560 573 36 34 2 2

37 359 - CEREN SÜRER
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 11 9 8.00 5 5 3.33 9 1 8.67 1 5 -0.67 13 3 12.00 16 3 15.00 55.00 26.00 46.33 365.284 576 37 35 4 2

38 186 - KISMET YILDIZ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 19 1 18.67 8 1 7.67 9 1 8.67 4 1 3.67 5 1 4.67 11 4 9.67 56.00 9.00 53.02 365.274 577 38 36 5 5

39 0 - ECREYN ÇELİK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 12 8 9.33 7 2 6.33 10 0 10.00 4 2 3.33 11 2 10.33 14 6 12.00 58.00 20.00 51.32 364.560 582 39 37 2 1

40 153 - EMİRHAN YILDIRIM
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 2 8.33 13 7 10.67 62.00 19.00 55.67 361.557 597 40 38 3 3

41 0 - AHMET ASLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 7 3 6.00 12 6 10.00 59.00 18.00 53.01 361.104 601 41 3 1 1

42 178 - SEREN AYHAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 12 6 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 2 3.33 10 2 9.33 14 6 12.00 56.00 20.00 49.33 359.465 610 42 39 9 1

43 87 - HAVİN ERDEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 15 5 13.33 8 1 7.67 10 0 10.00 5 3 4.00 6 5 4.33 15 5 13.33 59.00 19.00 52.66 358.926 615 43 40 10 2

44 396 - YUSUF TÜRKOĞ L U
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 3 5 1.33 12 7 9.67 12 8 9.33 59.00 28.00 49.67 357.933 627 44 4 3 1

45 1013 - YUSUF SÜLEYMAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 11 8 8.33 8 1 7.67 10 0 10.00 1 5 -0.67 8 0 8.00 16 2 15.33 54.00 16.00 48.66 357.907 628 45 41 5 1

46 357 - FURKAN ATAK
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 10 9 7.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 16 4 14.67 61.00 17.00 55.34 357.619 630 46 5 4 2

47 752 - ZEHRA ALPASLAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 2 4.33 7 3 6.00 12 4 10.67 58.00 15.00 53.00 356.674 635 47 42 6 6

48 365 - MUHAMMED BOZAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 14 6 12.00 59.00 21.00 51.99 355.577 647 48 43 7 2

49 197 - MELİK DEMİR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 8 12 4.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 7 0.67 12 3 11.00 16 4 14.67 57.00 28.00 47.68 354.814 655 49 44 8 4
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

50 237 - NURŞİN BEKİS
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 10 5 8.33 12 7 9.67 57.00 24.00 49.01 353.532 662 50 45 6 2

51 277 - MEHMET Lİ EROL
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 1 5.67 10 5 8.33 12 6 10.00 57.00 23.00 49.34 353.223 665 51 46 4 4

52 621 - ARGEŞ AKTAŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 11 8 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 2 1.33 13 4 11.67 12 8 9.33 54.00 26.00 45.33 351.849 674 52 47 9 5

53 175 - MARYA KILINÇ
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 12 7 9.67 7 1 6.67 9 1 8.67 9 0 9.00 7 0 7.00 13 7 10.67 57.00 16.00 51.68 351.341 680 53 48 1 1

54 93 - YÜSRA AKSOY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 5 7.33 12 7 9.67 60.00 23.00 52.33 351.300 681 54 49 10 1

55 615 - AYSEL ZORLU
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 1 4.67 5 1 4.67 12 6 10.00 56.00 14.00 51.34 351.018 685 55 50 7 7

56 820 - UĞUR DALÇİN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 12 7 9.67 8 1 7.67 10 0 10.00 4 2 3.33 10 2 9.33 11 7 8.67 55.00 19.00 48.67 350.982 687 56 51 8 8

57 0 - HARUN KARADUMAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 14 2 13.33 16 4 14.67 50.00 36.00 38.00 348.716 697 57 52 11 6

58 870 - EYLÜL KILIÇ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 13 6 11.00 58.00 20.00 51.33 348.596 700 58 53 12 3

59 246 - OZAN OĞUZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 5 4.33 14 6 12.00 58.00 23.00 50.33 348.463 702 59 54 13 4

60 559 - GÜLCAN ŞAHİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 6 9 3.00 16 4 14.67 59.00 25.00 50.68 348.173 706 60 55 7 3

61 0 - ZÜLAL ABİÇ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 10 10 6.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 5 1.33 13 3 12.00 13 7 10.67 53.00 30.00 43.01 347.599 710 61 56 14 7

62 488 - HÜSEYİN AKYOL
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 17 3 16.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 0 5 -1.67 6 6 4.00 16 4 14.67 50.00 27.00 41.00 347.473 711 62 57 8 2

63 134 - MELİKE DAMAR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 14 6 12.00 2 2 1.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 5 7.33 12 7 9.67 54.00 23.00 46.33 346.789 715 63 58 11 3

64 685 - SERHAT DURAK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 5 4.33 15 5 13.33 57.00 24.00 48.99 346.190 718 64 59 15 5

65 18 - ALİİMRAN AKKAYA
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 0 4.00 5 2 4.33 17 2 16.33 53.00 16.00 47.65 345.404 726 65 60 1 1

66 0 - MELİK BİLGİÇ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 3 1 2.67 13 7 10.67 55.00 19.00 48.67 344.553 730 66 6 2 2

67 469 - YAĞM * KABUL
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 3 4.00 4 6 2.00 14 6 12.00 57.00 21.00 50.00 344.391 731 67 61 5 5

68 333 - SAMET ESKİCİ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 11 8 8.33 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 8 7 5.67 16 4 14.67 56.00 28.00 46.67 344.277 733 68 62 3 1

69 4 - MUHAMMED İLHAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 15 5 13.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 2 2.33 6 2 5.33 13 5 11.33 51.00 20.00 44.32 344.146 734 69 63 1 1

70 15 - AMİNE ERGÜL
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 5 2.33 7 2 6.33 12 7 9.67 55.00 22.00 47.67 344.087 735 70 64 6 6

71 2676 - RUKEN BİLEN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 9 2.00 11 9 8.00 61.00 23.00 53.34 343.964 738 71 7 3 1

72 268 - İREM ELİŞ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 15 4 13.67 6 1 5.67 10 0 10.00 3 6 1.00 5 0 5.00 12 6 10.00 51.00 17.00 45.34 343.273 745 72 65 2 1

73 99 - ZEYNAP ŞAHİN
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 3 4 1.67 12 7 9.67 59.00 17.00 53.34 343.270 746 73 66 1 1

74 90 - ELİF ÖZÇELİK
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 12 5 10.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 4 0.67 17 2 16.33 56.00 16.00 50.67 342.743 748 74 67 2 2

75 137 - RİM ALİ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 14 5 12.33 7 1 6.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 2 2.33 13 5 11.33 56.00 14.00 51.33 342.669 749 75 68 4 4

76 155 - YEKNUR ELÇİ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 8 9 5.00 9 0 9.00 8 1 7.67 6 1 5.67 9 1 8.67 13 4 11.67 53.00 16.00 47.68 342.465 752 76 8 5 1

77 148 - UMUT SERCAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 3 7.00 13 7 10.67 55.00 26.00 46.33 341.917 757 77 69 16 1

78 383 - CEYLİN SARIBIYIK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 13 5 11.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 3 3.00 9 4 7.67 11 9 8.00 53.00 25.00 44.67 341.436 762 78 70 12 2

79 377 - M RESUL ÖRNEK
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 12 8 9.33 5 4 3.67 9 1 8.67 2 2 1.33 8 2 7.33 14 5 12.33 50.00 22.00 42.66 341.148 763 79 71 4 1

80 3 - NASRULLAH YILDIZ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 15 5 13.33 4 6 2.00 9 1 8.67 5 5 3.33 8 12 4.00 14 5 12.33 55.00 34.00 43.66 340.441 768 80 72 5 5

81 2721 - ZEYNEP EREZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 4 6 2.00 7 13 2.67 13 6 11.00 56.00 33.00 45.01 339.136 778 81 9 4 1

82 2667 - SERVET DENLİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 9 3.00 10 10 6.67 57.00 28.00 47.68 338.705 781 82 10 5 2

83 60 - EDANUR BEYDÜZ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 11 8 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 4 2.67 16 4 14.67 56.00 21.00 49.01 338.618 783 83 73 1 1

84 428 - BESNANUR ARSLAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 5 1.33 7 4 5.67 13 7 10.67 53.00 26.00 44.34 338.491 784 84 74 9 3

85 44 - MUSTAFA ACAR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 12 5 10.33 9 1 8.67 9 0 9.00 4 1 3.67 6 2 5.33 11 4 9.67 51.00 13.00 46.67 338.148 789 85 11 1 1

86 2129 - HİRANUR ÇELİK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 2 7 -0.33 15 4 13.67 58.00 20.00 51.34 338.086 790 86 12 6 1

87 411 - YAĞMUR GÜNENÇ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 14 5 12.33 8 1 7.67 9 1 8.67 5 3 4.00 6 5 4.33 12 8 9.33 54.00 23.00 46.33 337.982 792 87 75 10 4

88 202 - SEMA KIZILIRMAK
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 4 4 2.67 5 1 4.67 9 3 8.00 52.00 14.00 47.34 337.769 796 88 76 1 1

89 225 - VEYSEL SARIKAYA
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 13 7 10.67 7 2 6.33 7 3 6.00 5 5 3.33 8 12 4.00 15 5 13.33 55.00 34.00 43.66 336.878 800 89 77 17 3

90 1903 - MUHAMMED ÇELİK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 11 1.33 16 4 14.67 58.00 28.00 48.67 336.293 805 90 78 3 1

91 413 - SULTAN EŞİYOK
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 2 2 1.33 14 6 12.00 52.00 17.00 46.33 336.036 808 91 79 7 7

92 113 - YUSUF İSLAM *L *
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 10 8 7.33 10 10 6.67 56.00 31.00 45.66 334.262 818 92 80 11 4

93 2221 - BÜNYAMİN YILDIZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 13 5 11.33 7 1 6.67 8 0 8.00 4 1 3.67 4 2 3.33 13 5 11.33 49.00 14.00 44.33 333.182 823 93 13 7 1

94 185 - HİRANUR ARSLAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 2 3 1.00 4 6 2.00 12 8 9.33 52.00 23.00 44.34 332.973 825 94 81 12 3

95 211 - EZE TÜRKEL
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 18 2 17.33 7 1 6.67 7 2 6.33 6 2 5.33 4 2 3.33 8 9 5.00 50.00 18.00 43.99 332.938 826 95 82 5 2

96 700 - GAMZE RENGİN AKKAYA
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 2 6.33 7 5 5.33 11 6 9.00 54.00 24.00 45.99 332.791 828 96 83 13 4

97 192 - ROSİDA EYYÜPOĞLU
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 3 4.00 6 4 4.67 12 8 9.33 54.00 24.00 46.00 331.990 834 97 84 8 8

98 176 - SEMANUR DİNLER
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 5 4 3.67 14 6 12.00 53.00 25.00 44.67 331.774 836 98 85 3 2
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

99 132 - MUHAMMED OĞUR
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 4 0.67 4 5 2.33 16 4 14.67 50.00 25.00 41.67 331.297 838 99 86 2 1

100 491 - SÜLEYMAN ÖNCEL
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 11 5.33 12 8 9.33 56.00 34.00 44.65 331.295 839 100 87 18 4

101 519 - RENGİN AYDOĞAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 13 7 10.67 3 2 2.33 10 0 10.00 1 2 0.33 4 2 3.33 15 3 14.00 46.00 16.00 40.66 331.242 840 101 88 9 1

102 182 - BÜŞRA KAVAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 1 6.67 9 5 7.33 12 7 9.67 53.00 28.00 43.67 330.649 842 102 89 13 5

103 51 - MERYEM TULGAR
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 2 1.33 5 4 3.67 13 7 10.67 50.00 22.00 42.67 329.924 847 103 90 14 6

104 226 - ŞEYHMUS AKÇAY
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 10 0 10.00 4 2 3.33 7 3 6.00 14 6 12.00 51.00 25.00 42.67 329.876 848 104 91 15 1

105 68 - İSA ASLAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 7 0.67 8 12 4.00 11 9 8.00 55.00 35.00 43.34 329.167 852 105 92 4 2

106 493 - FATIMA KÜBRA ZORLU
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 0 2.00 3 3 2.00 14 4 12.67 49.00 17.00 43.34 328.797 854 106 93 9 9

107 598 - FATİME DİDİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 5 6 3.00 12 6 10.00 55.00 24.00 46.99 328.702 856 107 94 10 9

108 2634 - HAMZA KOVAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 3 3 2.00 6 3 5.00 12 6 10.00 50.00 23.00 42.33 328.326 859 108 14 8 1

109 555 - SEVGİ ÇUR
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 11 2.33 53.00 24.00 45.01 327.988 865 109 95 16 2

110 528 - REYYAN KAÇAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 10 10 6.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 13 2.67 15 5 13.33 57.00 33.00 46.01 327.512 867 110 96 5 2

111 199 - EMRULLAH DEMİR
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 9 8 6.33 10 0 10.00 7 0 7.00 0 0 0.00 9 2 8.33 10 4 8.67 45.00 14.00 40.33 327.126 872 111 97 2 2

112 199 - MAZLUM KAHRAMAN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 5 4.33 10 7 7.67 54.00 24.00 46.00 326.770 879 112 98 1 1

113 414 - SULTAN ORTEKİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 5 2.33 10 10 6.67 54.00 25.00 45.66 326.531 882 113 99 11 10

114 68 - ECRİN AYDIN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 2 4.33 11 9 8.00 52.00 25.00 43.67 326.224 887 114 100 19 2

115 41 - MSALİH YILMAZ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 13 7 10.67 7 2 6.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 6 7.00 8 10 4.67 52.00 30.00 42.01 326.025 889 115 101 3 3

116 169 - NURŞİN AKMAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 3 13 -1.33 15 4 13.67 54.00 28.00 44.68 325.934 890 116 102 17 5

117 317 - AHMET ASAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 11 7 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 5 2 4.33 12 7 9.67 51.00 22.00 43.67 325.784 891 117 103 18 3

118 312 - BAHARNUR YILDIZ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 9 0 9.00 5 7 2.67 49.00 22.00 41.67 324.860 897 118 104 10 10

119 123 - ALİ ÇİFÇİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 2 2 1.33 14 6 12.00 49.00 25.00 40.67 323.920 900 119 105 3 2

120 21 - AYA ELİSO
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 11 8 8.33 6 2 5.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 5 2.33 13 6 11.00 53.00 22.00 45.66 323.420 901 120 106 4 4

121 2025 - BERFİN AK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 3 1 2.67 13 7 10.67 51.00 23.00 43.34 323.401 902 121 15 9 1

122 0 - HİRA ATEŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 11 9 8.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 5 6.33 9 11 5.33 54.00 29.00 44.33 323.114 903 122 107 20 1

123 15 - PELDA NUR BARL
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 9 11 5.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 2 6.33 6 0 6.00 11 4 9.67 50.00 20.00 43.33 322.900 904 123 16 2 2

124 0 - MUSTAFA KARAKUŞ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 11 9 8.00 6 3 5.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 2 4.33 12 7 9.67 51.00 24.00 43.00 322.764 906 124 108 2 2

125 118 - KÜBRA KURT
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 1 2.67 11 8 8.33 50.00 23.00 42.33 322.608 907 125 109 6 2

126 401 - RUKEN ÇELİK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 2 4.33 10 6 8.00 50.00 23.00 42.33 321.580 913 126 110 14 5

127 5 - ENESCAN TAŞKAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 11 5 9.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 4 3 3.00 12 8 9.33 50.00 21.00 42.99 321.284 915 127 111 12 1

128 532 - CENNET NUR İPEK
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 2 3 1.00 10 8 7.33 51.00 21.00 43.99 320.694 917 128 17 6 2

129 892 - BEREN ASLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 15 5 13.33 7 1 6.67 9 1 8.67 5 3 4.00 3 5 1.33 11 9 8.00 50.00 24.00 42.00 320.432 921 129 18 10 2

130 20 - AHMET BİLİBAY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 11 6 9.00 0 0 0.00 10 0 10.00 8 1 7.67 2 0 2.00 14 4 12.67 45.00 11.00 41.34 320.008 924 130 19 11 2

131 830 - ENES AYDIN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 2 2.33 5 3 4.00 14 5 12.33 48.00 24.00 40.00 319.878 926 131 112 15 2

132 120 - AHMET UREBE
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 10 8 7.33 7 2 6.33 7 1 6.67 7 3 6.00 7 4 5.67 11 7 8.67 49.00 25.00 40.67 319.837 927 132 113 5 5

133 1417 - MUHAMMED ÇAK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 1 1 0.67 10 10 6.67 50.00 22.00 42.68 319.655 928 133 20 12 3

134 66 - R *EN ACAR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 2 3 1.00 15 5 13.33 50.00 23.00 42.33 318.936 932 134 21 3 3

135 530 - ZÜBEYDEN Z DEGER
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 10 0 10.00 5 3 4.00 6 7 3.67 12 7 9.67 50.00 30.00 40.00 318.827 933 135 114 21 5

136 602 - MUHAMMED AL KARADAĞ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 3 4.00 3 3 2.00 14 6 12.00 50.00 24.00 42.00 318.696 935 136 115 16 3

137 709 - SERHAT DÖLEK
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 10 9 7.00 9 0 9.00 9 1 8.67 3 0 3.00 2 2 1.33 14 2 13.33 47.00 14.00 42.33 317.969 942 137 22 7 1

138 217 - ÇAĞLA EMEN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 10 10 6.67 4 4 2.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 1 2.67 15 4 13.67 48.00 23.00 40.35 317.881 944 138 23 4 4

139 272 - SİNEM ÇEÇEN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 11 8 8.33 2 0 2.00 7 3 6.00 3 3 2.00 9 4 7.67 10 5 8.33 42.00 23.00 34.33 317.715 947 139 116 6 6

140 341 - ELEND ABRAHEM
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 11 9 8.00 6 2 5.33 10 0 10.00 1 0 1.00 4 4 2.67 14 5 12.33 46.00 20.00 39.33 317.598 948 140 117 13 1

141 97 - HAMDİYE DEMİR
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 11 6 9.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 8 3.33 10 10 6.67 53.00 28.00 43.67 317.206 951 141 118 2 1

142 0 - ENES TOKYAY
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 8 12 4.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 3 2.00 7 6 5.00 13 5 11.33 50.00 27.00 41.00 317.049 952 142 119 11 11

143 427 - YUSUF SAROHAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 1 3.67 5 4 3.67 13 5 11.33 48.00 24.00 40.00 316.640 956 143 120 14 11

144 179 - ÇEÇAN YILDIZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 6 5 4.33 12 8 9.33 49.00 29.00 39.33 316.601 957 144 121 6 2

145 9 - ELİF RONAHİ SARUHAN
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 0 5 -1.67 11 7 8.67 52.00 21.00 45.00 316.569 958 145 122 2 2

146 979 - DAMLA KASSAP
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 12 7 9.67 6 4 4.67 10 0 10.00 4 3 3.00 3 1 2.67 12 7 9.67 47.00 22.00 39.68 316.099 959 146 123 22 6

147 607 - NUPELDA TURGAY
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 5 3 4.00 11 7 8.67 49.00 25.00 40.67 315.984 960 147 124 17 4
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

148 386 - ŞÜKRAN ÇOKAN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 12 6 10.00 6 2 5.33 9 1 8.67 7 1 6.67 5 3 4.00 7 2 6.33 46.00 15.00 41.00 315.967 961 148 125 3 1

149 0 - ALİ ERKAN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 3 4.00 5 10 1.67 13 7 10.67 51.00 32.00 40.34 315.389 965 149 126 4 2

150 726 - SEHER NAS
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 2 6.33 5 1 4.67 12 7 9.67 48.00 26.00 39.34 314.698 967 150 127 5 4

151 41 - HÜSEYİN EREN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 11 7 8.67 6 1 5.67 10 0 10.00 4 3 3.00 2 0 2.00 12 4 10.67 45.00 15.00 40.01 314.335 969 151 128 3 3

152 2642 - ELİF KAYA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 1 0 1.00 1 0 1.00 14 6 12.00 46.00 16.00 40.67 314.004 971 152 24 13 3

153 103 - HELİN HASO
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 5 4 3.67 10 9 7.00 48.00 29.00 38.35 313.841 972 153 129 23 2

154 467 - ESMA DEĞER
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 10 9 7.00 9 10 5.67 50.00 35.00 38.34 313.773 974 154 130 19 7

155 0 - ĞAFUR DOĞAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / K 12 7 9.67 5 2 4.33 10 0 10.00 7 3 6.00 1 3 0.00 13 5 11.33 48.00 20.00 41.33 312.934 981 155 25 8 1

156 324 - AMARA DAŞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 10 10 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 2 3.33 7 3 6.00 10 8 7.33 47.00 27.00 37.99 312.810 984 156 131 20 2

157 109 - MUHAMED SAĞLA M
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 8 11 4.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 3 0.00 8 2 7.33 11 7 8.67 45.00 26.00 36.33 312.450 989 157 132 21 4

158 46 - MUSTAFA URTEKİN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 15 4 13.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 9 0.00 13 7 10.67 46.00 31.00 35.67 312.434 990 158 133 4 2

159 705 - ELİF DEMİR
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 5 0.33 1 1 0.67 13 7 10.67 46.00 23.00 38.34 312.359 991 159 134 7 1

160 230 - LAZ* R ŞEHMUS
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 11 7 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 2 0 2.00 4 3 3.00 11 8 8.33 46.00 20.00 39.33 312.275 992 160 135 6 5

161 352 - ZEYNEP NUR AKSİN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 4 3 3.00 9 7 6.67 46.00 24.00 38.00 311.931 997 161 136 18 6

162 161 - İBRAHİ ALTUĞ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 11 7 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 2 2 1.33 3 8 0.33 15 3 14.00 46.00 25.00 37.66 311.851 998 162 137 5 1

163 300 - DİLBER ABDULKERİM
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 15 5 13.33 5 4 3.67 10 0 10.00 5 4 3.67 1 4 -0.33 11 7 8.67 47.00 24.00 39.01 311.187 1003 163 138 7 2

164 345 - CANSEL KOUŞŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 11 9 8.00 9 11 5.33 48.00 42.00 34.00 310.902 1006 164 139 24 8

165 205 - MELEKNUR BARIK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 2 4.33 4 4 2.67 11 9 8.00 48.00 27.00 39.00 310.675 1007 165 140 8 3

166 494 - BAHAR TOPRAK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 11 7 8.67 2 8 -0.67 10 0 10.00 5 4 3.67 5 6 3.00 13 6 11.00 46.00 31.00 35.67 310.354 1008 166 141 19 5

167 521 - FİRDEVS IRMAK ÖZER
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 7 12 3.00 3 2 2.33 6 3 5.00 5 5 3.33 12 4 10.67 10 7 7.67 43.00 33.00 32.00 310.060 1013 167 142 25 9

168 0 - AFRİL SÖLÜMBAS
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 10 10 6.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 1 4 -0.33 13 5 11.33 51.00 21.00 44.01 309.764 1014 168 143 4 1

169 160 - SEMANUR SEVİM
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 8 7 5.67 4 2 3.33 7 3 6.00 4 1 3.67 4 4 2.67 15 2 14.33 42.00 19.00 35.67 309.670 1015 169 144 9 1

170 322 - HİRANUR TARHAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 9 10 5.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 6 2.00 5 4 3.67 12 8 9.33 49.00 29.00 39.34 309.630 1016 170 145 10 4

171 313 - YAĞMUR AKMAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 9 6 7.00 7 0 7.00 8 1 7.67 2 4 0.67 3 2 2.33 13 3 12.00 42.00 16.00 36.67 309.347 1018 171 146 6 3

172 559 - DILBIRİN ELBİR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 10 10 6.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 4 4 2.67 11 9 8.00 51.00 27.00 42.00 309.244 1019 172 147 20 6

173 294 - VİYAN BAGI
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 14 5 12.33 8 1 7.67 10 0 10.00 5 2 4.33 1 4 -0.33 9 6 7.00 47.00 18.00 41.00 309.082 1020 173 148 2 2

174 196 - GÜLÇİN ÇİFTÇİOĞLU
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 12 6 10.00 5 5 3.33 9 0 9.00 1 3 0.00 3 3 2.00 12 5 10.33 42.00 22.00 34.66 308.071 1027 174 149 15 2

175 571 - SEVİM SAVAŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 10 10 6.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 0 5.00 8 11 4.33 49.00 25.00 40.67 307.642 1028 175 150 26 10

176 363 - HELİN KAYA
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 10 9 7.00 6 2 5.33 9 1 8.67 6 0 6.00 5 5 3.33 10 5 8.33 46.00 22.00 38.66 307.320 1029 176 26 9 3

177 47 - KEREM POTTERĞLU
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 13 6 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 2 2 1.33 5 3 4.00 47.00 14.00 42.33 307.146 1030 177 151 7 2

178 389 - MUHAMMED KOYLAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 14 5 12.33 5 4 3.67 8 2 7.33 1 2 0.33 3 3 2.00 10 6 8.00 41.00 22.00 33.66 306.882 1031 178 152 21 7

179 155 - RAMAZAN ASLAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 9 10 5.67 3 3 2.00 6 1 5.67 7 2 6.33 3 3 2.00 15 3 14.00 43.00 22.00 35.67 306.205 1035 179 153 11 2

180 703 - DOĞA HOROZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 13 7 10.67 6 2 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 8 8 5.33 46.00 28.00 36.66 306.153 1037 180 154 27 11

181 24 - HATİCE KALKAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 12 7 9.67 5 1 4.67 10 0 10.00 3 2 2.33 4 5 2.33 10 7 7.67 44.00 22.00 36.67 306.023 1038 181 155 16 12

182 304 - BERFİ NALDEMİR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 12 6 10.00 2 6 0.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 11 2 10.33 7 9 4.00 37.00 36.00 25.00 305.819 1039 182 156 28 12

183 423 - MEMET EMİN TURĞAY
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 16 4 14.67 2 7 -0.33 7 2 6.33 4 5 2.33 5 2 4.33 7 10 3.67 41.00 30.00 31.00 305.787 1040 183 157 5 1

184 442 - EMİR SAYILIR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 6 4.00 11 9 8.00 47.00 35.00 35.33 305.611 1042 184 158 29 13

185 340 - EFECAN EFE
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 7 9 4.00 2 0 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 4 2 3.33 16 3 15.00 38.00 15.00 33.00 305.526 1043 185 27 10 2

186 368 - ALİ BİLİK
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / T 9 10 5.67 7 2 6.33 9 1 8.67 4 5 2.33 7 6 5.00 11 9 8.00 47.00 33.00 36.00 305.433 1045 186 159 8 1

187 548 - BAVER SÖNMEZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 2 15 -3.00 7 3 6.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 15 3 14.00 13 7 10.67 41.00 44.00 26.34 305.411 1046 187 160 30 14

188 126 - ARJİN AY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 6 2 5.33 4 3 3.00 10 9 7.00 46.00 28.00 36.66 305.396 1047 188 161 31 3

189 33 - TARIK ORTANÇ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 1 2.67 2 7 -0.33 13 7 10.67 48.00 25.00 39.68 304.997 1052 189 28 11 2

190 421 - YUSUF ÖZCAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 6 9 3.00 4 4 2.67 7 3 6.00 5 4 3.67 8 5 6.33 13 5 11.33 43.00 30.00 33.00 304.982 1053 190 162 32 7

191 144 - FİRDEVS ŞAHİN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 1 1 0.67 5 6 3.00 46.00 17.00 40.33 304.757 1055 191 163 33 15

192 435 - ESMANUR YAPRAK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 8 0 8.00 1 8 -1.67 6 6 4.00 10 8 7.33 44.00 33.00 32.99 304.742 1056 192 164 22 8

193 20 - BUSEYNE
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 15 4 13.67 0 2 -0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 2 1.33 9 9 6.00 42.00 21.00 35.00 304.442 1060 193 165 9 3

194 32 - ZEYNEP U UR
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 13 6 11.00 8 0 8.00 10 0 10.00 9 1 8.67 2 5 0.33 6 5 4.33 48.00 17.00 42.33 304.249 1062 194 166 6 6

195 363 - ELİF BULUT
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 13 6 11.00 7 2 6.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 3 9 0.00 12 5 10.33 44.00 28.00 34.66 304.128 1063 195 167 23 6

196 0 - TUBA AKSOY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 8 11 4.33 4 1 3.67 6 1 5.67 5 4 3.67 1 0 1.00 17 2 16.33 41.00 19.00 34.67 303.640 1068 196 29 14 4
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

197 22 - NİSANUR ERDOĞAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 10 8 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 4 2.67 1 5 -0.67 14 4 12.67 46.00 24.00 38.00 303.539 1069 197 168 17 1

198 839 - İLKNUR DEMİR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 9 11 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 5 1.33 4 4 2.67 14 6 12.00 45.00 31.00 34.66 303.137 1071 198 169 22 3

199 431 - ABDULLAH SÜMER
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 10 9 7.00 2 5 0.33 9 1 8.67 1 0 1.00 9 1 8.67 6 5 4.33 37.00 21.00 30.00 302.647 1075 199 170 24 7

200 52 - İLHAM MUSTAFA
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 1 3 0.00 14 6 12.00 47.00 22.00 39.67 302.308 1077 200 171 3 3

201 154 - İREM KARABOĞA
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 14 6 12.00 6 3 5.00 9 1 8.67 9 1 8.67 1 6 -1.00 9 8 6.33 48.00 25.00 39.67 301.541 1084 201 172 34 6

202 19 - ASLI NİSA İLYASOĞLU
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 11 6 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 3 8 0.33 10 8 7.33 48.00 26.00 39.33 301.533 1085 202 173 25 5

203 94 - DELİLA ERTAŞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 13 7 10.67 7 2 6.33 10 0 10.00 4 5 2.33 0 0 0.00 10 7 7.67 44.00 21.00 37.00 301.368 1087 203 30 15 1

204 303 - AMARA ZENGİN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 10 9 7.00 10 0 10.00 9 1 8.67 1 0 1.00 1 1 0.67 12 6 10.00 43.00 17.00 37.34 301.174 1090 204 174 3 3

205 360 - RAMAZANDDURAK
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 11 5 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 2 2 1.33 7 13 2.67 8 6 6.00 45.00 29.00 35.33 301.034 1091 205 175 4 4

206 109 - MUSTAFA KONUS
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 13 7 10.67 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 13 2.67 11 9 8.00 46.00 44.00 31.34 301.013 1092 206 176 35 8

207 244 - CANSU ABİÇ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 1 2 0.33 10 8 7.33 45.00 26.00 36.33 300.789 1093 207 177 5 2

208 7 - NERİMAN ÖNCÜ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 11 7 8.67 3 2 2.33 8 1 7.67 5 2 4.33 3 6 1.00 11 2 10.33 41.00 20.00 34.33 300.382 1098 208 178 3 1

209 201 - İLAYDA ÖZER
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 5 2.33 4 4 2.67 10 8 7.33 45.00 30.00 35.00 300.017 1103 209 179 12 5

210 191 - YUSUF ÇAVAŞ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 1 4 -0.33 5 3 4.00 10 6 8.00 42.00 27.00 33.01 299.900 1104 210 180 18 13

211 105 - YAĞMUR BAYKARA
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 10 7 7.67 5 5 3.33 8 0 8.00 2 1 1.67 0 0 0.00 14 3 13.00 39.00 16.00 33.67 299.781 1105 211 181 7 2

212 376 - DİCLE ÇAĞRI
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 11 9 8.00 5 4 3.67 9 1 8.67 6 2 5.33 5 6 3.00 10 10 6.67 46.00 32.00 35.34 299.559 1107 212 182 36 4

213 699 - MİZGİN ADANIR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 11 8 8.33 4 4 2.67 7 3 6.00 3 5 1.33 4 4 2.67 12 6 10.00 41.00 30.00 31.00 299.432 1109 213 183 37 7

214 78 - FEDAİ GÜMÜŞ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / F 8 9 5.00 4 4 2.67 9 1 8.67 2 3 1.00 9 6 7.00 9 7 6.67 41.00 30.00 31.01 299.348 1112 214 31 5 1

215 79 - ZEHRA ER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 11 7 8.67 4 1 3.67 10 0 10.00 2 3 1.00 2 3 1.00 12 7 9.67 41.00 21.00 34.01 299.227 1114 215 184 19 2

216 464 - MERVE KONUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 15 5 13.33 13 7 10.67 36.00 44.00 21.34 298.825 1117 216 185 38 16

217 2635 - YUSUF ÖZGEL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 9 11 5.33 3 7 0.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 7 5.67 11 9 8.00 45.00 40.00 31.67 298.712 1118 217 32 16 4

218 2032 - EYLÜL KALKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 12 5 10.33 6 2 5.33 7 2 6.33 1 4 -0.33 2 0 2.00 9 4 7.67 37.00 17.00 31.33 298.094 1124 218 33 17 2

219 0 - ELİF SÜS
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 8 12 4.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 6 12 2.00 14 6 12.00 48.00 40.00 34.67 298.084 1125 219 186 8 4

220 200 - ZEYNEP DOĞAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 2 3 1.00 8 11 4.33 45.00 28.00 35.66 298.080 1126 220 34 6 5

221 2675 - SİNEM AZBOY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 9 -2.00 9 11 5.33 4 16 -1.33 46.00 44.00 31.33 297.864 1128 221 35 18 5

222 686 - MAHSUN ÇETİN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 12 7 9.67 4 6 2.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 10 1.67 9 7 6.67 46.00 34.00 34.68 297.609 1130 222 36 19 3

223 141 - KEVSER EFE
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 10 8 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 3 5.00 5 1 4.67 7 10 3.67 44.00 26.00 35.34 297.534 1131 223 187 13 3

224 862 - NARİN ABA
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 10 10 6.67 6 3 5.00 10 0 10.00 7 3 6.00 4 10 0.67 11 6 9.00 48.00 32.00 37.34 297.027 1135 224 188 26 8

225 72 - ZEYNEP ÖZGÜN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 11 7 8.67 4 6 2.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 2 2.33 10 10 6.67 44.00 29.00 34.34 296.944 1136 225 189 7 7

226 301 - BEVAR ZENGİN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 14 6 12.00 5 5 3.33 8 2 7.33 1 1 0.67 3 3 2.00 8 7 5.67 39.00 24.00 31.00 296.868 1138 226 190 4 4

227 175 - ALİCAN BATIRHAN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 11 4 9.67 8 0 8.00 7 2 6.33 1 5 -0.67 6 3 5.00 6 10 2.67 39.00 24.00 31.00 295.962 1145 227 191 4 2

228 971 - NECAT AYDIN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 12 8 9.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 1 0.67 2 0 2.00 13 7 10.67 37.00 27.00 28.00 295.690 1148 228 192 39 8

229 0 - TUANA AYDIN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 11 9 8.00 5 2 4.33 7 1 6.67 0 0 0.00 4 3 3.00 11 8 8.33 38.00 23.00 30.33 295.637 1149 229 193 23 4

230 264 - MUSTAFA İLTER
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 7 5.67 44.00 31.00 33.67 295.530 1150 230 194 6 2

231 51 - NURAN YÜCEDAĞ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 9 10 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 4 2.67 5 12 1.00 13 7 10.67 47.00 37.00 34.68 295.526 1151 231 195 14 3

232 220 - MUHAMMED YILDIRIM
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 1 2.67 5 6 3.00 7 13 2.67 44.00 31.00 33.68 295.355 1154 232 196 40 9

233 120 - MUHAMMED TUNCER
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 9 10 5.67 4 3 3.00 8 2 7.33 7 1 6.67 4 4 2.67 10 4 8.67 42.00 24.00 34.01 294.790 1158 233 197 7 7

234 163 - SÜMEYYE EFE
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 12 8 9.33 4 2 3.33 9 1 8.67 1 6 -1.00 6 3 5.00 7 9 4.00 39.00 29.00 29.33 294.763 1159 234 198 5 3

235 2291 - EYMEN KARAKO UN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 7 13 2.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 2 4.33 2 1 1.67 14 6 12.00 44.00 26.00 35.33 294.564 1160 235 37 20 1

236 0 - SELAHADDİN ARAÇ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 10 7 7.67 7 3 6.00 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 12 1 11.67 36.00 13.00 31.67 294.288 1165 236 199 8 8

237 7 - SONGÜL DURAK
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 12 8 9.33 4 4 2.67 9 1 8.67 2 5 0.33 2 4 0.67 12 8 9.33 41.00 30.00 31.00 293.968 1167 237 200 9 5

238 17 - EVİN ABAK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 10 10 6.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 0 5.00 1 1 0.67 9 3 8.00 42.00 17.00 36.34 293.596 1171 238 201 6 3

239 512 - NESLİHAN ASLAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 6 1.00 0 0 0.00 10 10 6.67 41.00 28.00 31.67 293.552 1172 239 202 15 4

240 294 - RUKEN TURĞAY
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 4 0.67 5 3 4.00 6 12 2.00 42.00 29.00 32.34 293.377 1174 240 38 7 6

241 146 - NESRİN MELLEALİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 8 11 4.33 7 1 6.67 8 2 7.33 4 4 2.67 1 2 0.33 14 4 12.67 42.00 24.00 34.00 293.325 1175 241 203 10 3

242 281 - M ALİ TEKİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 10 0 10.00 2 4 0.67 2 5 0.33 11 9 8.00 44.00 29.00 34.33 293.047 1178 242 204 20 2

243 175 - BEGO IRMAK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 1 6 -1.00 10 10 6.67 47.00 29.00 37.33 292.834 1180 243 205 7 4

244 2160 - SAADET ÖZCAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 11 8 8.33 4 3 3.00 9 1 8.67 5 4 3.67 3 5 1.33 10 7 7.67 42.00 28.00 32.67 292.686 1181 244 39 21 1

245 356 - MUHITTİN ALİ GÜNEŞ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 8 10 4.67 5 1 4.67 7 1 6.67 0 1 -0.33 2 0 2.00 14 5 12.33 36.00 18.00 30.01 292.577 1182 245 206 21 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

246 678 - FATMA NUR KOVAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 1 3 0.00 12 8 9.33 43.00 29.00 33.33 292.537 1184 246 40 22 4

247 333 - BERAT CR ÖZBEK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 7 10 3.67 8 2 7.33 10 0 10.00 1 2 0.33 7 7 4.67 9 7 6.67 42.00 28.00 32.67 292.045 1188 247 207 41 2

248 0 - MUHAMMED NUR KAVAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 7 13 2.67 7 3 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 2 2 1.33 15 5 13.33 41.00 26.00 32.33 291.778 1191 248 208 27 3

249 67 - ARJİN ABLAY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 9 10 5.67 5 5 3.33 10 0 10.00 6 0 6.00 5 6 3.00 8 5 6.33 43.00 26.00 34.33 291.777 1192 249 209 42 3

250 436 - YUSUF TATLI
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 8 10 4.67 7 2 6.33 10 0 10.00 0 0 0.00 5 3 4.00 10 9 7.00 40.00 24.00 32.00 291.639 1195 250 210 22 14

251 476 - NİSANUR ÇAĞIRDAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 4 1.67 2 6 0.00 10 10 6.67 43.00 32.00 32.35 291.562 1196 251 211 28 4

252 199 - CEREN ERYILMAZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 7 13 2.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 3 4.00 7 3 6.00 11 9 8.00 42.00 36.00 30.00 291.378 1197 252 212 43 5

253 0 - BURAK DİLMEN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 2 2.33 7 6 5.00 4 11 0.33 42.00 31.00 31.65 290.899 1201 253 213 9 9

254 507 - SÜLEYMAN KAYMAZ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 3 5 1.33 6 10 2.67 42.00 29.00 32.34 290.852 1202 254 214 12 12

255 271 - İPEK DURAK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 11 9 8.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 9 11 5.33 12 8 9.33 39.00 51.00 21.99 290.840 1203 255 215 16 3

256 727 - YASEMİN KINO
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 10 9 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 3 3 2.00 8 8 5.33 43.00 26.00 34.34 290.578 1206 256 216 8 1

257 54 - AHMET AKGÜL
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 8 6 6.00 3 4 1.67 7 3 6.00 5 2 4.33 6 1 5.67 8 8 5.33 37.00 24.00 29.00 290.489 1207 257 217 44 6

258 324 - BERAT KİNO
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 7 9 4.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 0 2.00 5 7 2.67 12 7 9.67 41.00 28.00 31.67 290.290 1211 258 218 45 17

259 321 - MUHAMMED ŞAHİN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 2 2.33 3 10 -0.33 10 8 7.33 45.00 31.00 34.67 289.913 1213 259 219 1 1

260 42 - SAMED ARAS
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 0 5.00 7 3 6.00 8 11 4.33 41.00 33.00 29.99 289.694 1214 260 220 8 1

261 268 - ASMİN ERKAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 10 8 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 1 3.67 3 3 2.00 7 6 5.00 41.00 21.00 34.00 289.658 1215 261 221 9 2

262 205 - HELEN TEZDÖNENNNN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 0 0 0.00 11 7 8.67 41.00 27.00 32.01 289.356 1218 262 222 23 4

263 72 - HİLAL KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 13 4 11.67 2 4 0.67 8 2 7.33 2 0 2.00 0 0 0.00 8 2 7.33 33.00 12.00 29.00 289.166 1219 263 223 24 3

264 140 - MİRAY ER
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 7 13 2.67 1 1 0.67 8 2 7.33 2 3 1.00 5 4 3.67 14 5 12.33 37.00 28.00 27.67 289.022 1220 264 224 24 5

265 141 - FATMA EMEN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 11 6 9.00 5 3 4.00 7 2 6.33 3 5 1.33 1 1 0.67 10 5 8.33 37.00 22.00 29.66 288.896 1221 265 225 46 9

266 597 - BÜŞRA KONUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 8 9 5.00 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 5 0.33 15 5 13.33 38.00 26.00 29.33 288.838 1222 266 226 47 4

267 375 - MUSTAFA ECE
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 8 12 4.00 7 3 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 7 4 5.67 9 11 5.33 41.00 33.00 30.00 288.760 1223 267 227 10 4

268 367 - YAĞMUR DİDİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 11 5 9.33 5 3 4.00 6 4 4.67 0 0 0.00 4 5 2.33 8 3 7.00 34.00 20.00 27.33 288.716 1224 268 228 25 2

269 540 - YUSUF GÜNER
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 6 10 2.67 4 5 2.33 6 4 4.67 4 3 3.00 7 0 7.00 10 8 7.33 37.00 30.00 27.00 288.377 1225 269 229 9 6

270 169 - GÜLZANUR ORAL
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 12 8 9.33 4 4 2.67 8 1 7.67 6 1 5.67 2 3 1.00 8 7 5.67 40.00 24.00 32.01 288.294 1226 270 230 10 2

271 139 - KEREM TEKİN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 10 0 10.00 2 4 0.67 1 2 0.33 12 6 10.00 40.00 27.00 31.00 288.222 1227 271 231 11 3

272 122 - SERDAR DEMİR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 8 12 4.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 5 6 3.00 11 9 8.00 44.00 37.00 31.67 287.961 1229 272 232 48 18

273 304 - HİVA KARAASLAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 8 10 4.67 3 6 1.00 8 1 7.67 6 2 5.33 5 5 3.33 11 8 8.33 41.00 32.00 30.33 287.935 1230 273 233 12 6

274 308 - HAMDİYE KARADENİZ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 12 6 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 0 3 -1.00 0 2 -0.67 11 8 8.33 38.00 24.00 30.00 287.822 1231 274 234 29 9

275 317 - BETÜL ADSIZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 10 8 7.33 6 3 5.00 10 0 10.00 4 4 2.67 4 12 0.00 10 6 8.00 44.00 33.00 33.00 287.671 1233 275 235 49 19

276 440 - MUHAMMED ARSLAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 10 10 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 4 1.67 5 8 2.33 9 11 5.33 44.00 36.00 32.00 287.201 1235 276 41 12 4

277 66 - HİRANUR ANŞİN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 7 2 6.33 4 6 2.00 8 8 5.33 9 6 7.00 41.00 39.00 27.99 287.167 1236 277 236 50 10

278 50 - YASİN ASLAN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 9 9 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 0 0 0.00 1 1 0.67 9 2 8.33 37.00 14.00 32.33 287.114 1237 278 237 10 10

279 313 - MELEKNUR KURT
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 13 7 10.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 4 3.67 0 0 0.00 7 9 4.00 41.00 24.00 33.01 286.851 1240 279 238 11 3

280 440 - ARDA OLAM
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 5 6 3.00 7 3 6.00 10 0 10.00 2 3 1.00 7 8 4.33 10 10 6.67 41.00 30.00 31.00 286.402 1243 280 239 25 4

281 253 - ASMİN KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 9 10 5.67 2 2 1.33 7 3 6.00 7 1 6.67 5 3 4.00 9 9 6.00 39.00 28.00 29.67 286.317 1244 281 240 8 8

282 619 - ARJİN TÜRKEŞ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 7 13 2.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 0 3.00 4 1 3.67 10 9 7.00 41.00 26.00 32.34 286.288 1245 282 241 26 15

283 903 - ÖMER AKATAY
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 2 1 1.67 6 1 5.67 5 5 3.33 37.00 23.00 29.34 286.218 1247 283 242 13 13

284 419 - ŞEYMA ATAY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 7 9 4.00 5 3 4.00 10 0 10.00 7 2 6.33 3 2 2.33 10 9 7.00 42.00 25.00 33.66 286.075 1248 284 243 51 20

285 45 - MERYEM ÖZGÜN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 12 8 9.33 5 3 4.00 9 1 8.67 4 1 3.67 1 2 0.33 9 10 5.67 40.00 25.00 31.67 286.023 1249 285 244 5 5

286 42 - ELİF BAŞBOĞA
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 7 13 2.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 2 2 1.33 11 6 9.00 43.00 26.00 34.33 285.729 1250 286 245 14 1

287 53 - EYÜP ORTAÇ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 0 5 -1.67 10 10 6.67 45.00 28.00 35.67 285.550 1252 287 246 6 1

288 85 - MUSTAFA ADLIM
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 11 8 8.33 4 2 3.33 7 3 6.00 4 1 3.67 3 4 1.67 9 8 6.33 38.00 26.00 29.33 285.539 1253 288 247 52 7

289 718 - ZEYNEP AKBAŞ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 12 7 9.67 5 5 3.33 10 0 10.00 1 4 -0.33 2 7 -0.33 10 8 7.33 40.00 31.00 29.67 285.355 1256 289 42 13 5

290 433 - EMİN ACUN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 10 7 7.67 8 1 7.67 9 1 8.67 2 3 1.00 3 6 1.00 8 7 5.67 40.00 25.00 31.68 285.303 1258 290 248 30 6

291 526 - HİRANUR SEMEN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 13 6 11.00 7 2 6.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 4 10 0.67 8 9 5.00 39.00 32.00 28.33 284.977 1260 291 249 53 8

292 34 - MUSTAFA OKTAY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 12 8 9.33 4 5 2.33 5 3 4.00 1 0 1.00 1 2 0.33 12 8 9.33 35.00 26.00 26.32 284.922 1262 292 250 54 11

293 12 - TUBA ALTIĞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 9 10 5.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 6 12 2.00 9 7 6.67 44.00 38.00 31.35 284.792 1263 293 251 31 9

294 5 - LEYLA DERVİŞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 8 10 4.67 7 2 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 6 0.00 11 7 8.67 44.00 29.00 34.34 284.787 1264 294 43 23 2



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

295 304 - BERAT ŞAHİN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 7 13 2.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 4 5 2.33 12 8 9.33 43.00 36.00 31.00 284.733 1265 295 252 2 2

296 16 - GÖRKEM EGE YAMAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 10 8 7.33 5 3 4.00 8 1 7.67 4 1 3.67 4 3 3.00 8 11 4.33 39.00 27.00 30.00 284.723 1266 296 253 13 4

297 728 - ŞİYAR DAMAR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 10 0 10.00 1 4 -0.33 4 6 2.00 9 11 5.33 42.00 33.00 31.00 284.698 1267 297 254 15 14

298 521 - ZİLAN ORTAÇ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 9 11 5.33 2 5 0.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 13 6 11.00 39.00 37.00 26.66 284.481 1268 298 255 12 2

299 134 - GÜLÇİN KILI Ç
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 12 7 9.67 1 2 0.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 0 1.00 8 6 6.00 36.00 21.00 29.00 284.455 1269 299 256 9 9

300 2204 - ESMANUR SÜRER
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 10 10 6.67 2 2 1.33 8 2 7.33 6 2 5.33 2 6 0.00 12 7 9.67 40.00 29.00 30.33 284.332 1271 300 44 24 2

301 148 - RABİA SÜREN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 6 0.00 10 10 6.67 45.00 33.00 34.01 284.277 1272 301 257 14 5

302 0 - SEMANUR DAMAR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 9 11 5.33 6 0 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 11 8 8.33 44.00 27.00 34.99 284.203 1273 302 45 25 5

303 455 - YUSUF ERTAŞ
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 10 10 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 2 5.33 4 8 1.33 8 11 4.33 45.00 34.00 33.66 283.994 1276 303 258 11 7

304 2666 - SULTANNAZ ERGÜVEN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 13 5 11.33 6 1 5.67 4 3 3.00 3 2 2.33 1 3 0.00 7 4 5.67 34.00 18.00 28.00 283.749 1277 304 46 26 6

305 193 - MELEK NUR COŞKUN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 6 12 2.00 6 0 6.00 9 1 8.67 6 3 5.00 3 5 1.33 12 6 10.00 42.00 27.00 33.00 283.744 1278 305 259 10 10

306 608 - EARİN KARAKUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 11 9 8.00 42.00 48.00 26.00 283.714 1279 306 260 55 5

307 68 - BAVER YİĞİT ORTEKİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 9 10 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 0 0 0.00 2 2 1.33 13 6 11.00 35.00 26.00 26.34 283.676 1280 307 261 27 3

308 70 - BERFİN TAŞKAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 9 10 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 11 0.33 10 9 7.00 46.00 37.00 33.66 283.674 1281 308 262 28 5

309 230 - DALYA ARI
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 8 9 5.00 4 5 2.33 10 0 10.00 5 3 4.00 6 2 5.33 6 9 3.00 39.00 28.00 29.66 283.587 1283 309 263 5 5

310 276 - MEDİNE GÜNDÜZ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 9 10 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 2 4 0.67 9 5 7.33 41.00 26.00 32.34 283.502 1284 310 264 29 16

311 770 - REZAN KURT
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 3 14 -1.67 5 4 3.67 5 5 3.33 5 5 3.33 9 8 6.33 13 5 11.33 40.00 41.00 26.32 283.491 1285 311 265 56 12

312 154 - EYŞAN KÖMÜRCÜ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 9 9 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 4 0.67 3 4 1.67 11 9 8.00 39.00 31.00 28.67 283.287 1288 312 266 17 2

313 524 - HATİP BULUT
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 10 10 6.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 2 1.33 4 6 2.00 11 9 8.00 39.00 35.00 27.33 283.253 1289 313 267 32 5

314 317 - ARJİN DAMAR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 9 9 6.00 7 2 6.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 4 1 3.67 8 7 5.67 35.00 23.00 27.34 283.158 1291 314 268 16 15

315 173 - MEDİNE DEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 9 11 5.33 5 5 3.33 10 0 10.00 5 4 3.67 1 1 0.67 11 8 8.33 41.00 29.00 31.33 282.910 1292 315 47 8 7

316 695 - MERYEM ABDAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 4 5 2.33 6 13 1.67 44.00 34.00 32.67 282.822 1293 316 269 57 10

317 681 - ZEYEP UĞUR
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 13 4 11.67 5 4 3.67 8 2 7.33 5 3 4.00 2 6 0.00 7 11 3.33 40.00 30.00 30.00 282.583 1294 317 270 18 1

318 180 - LEYZAN KILIÇ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 8 12 4.00 7 3 6.00 10 0 10.00 1 5 -0.67 6 3 5.00 7 8 4.33 39.00 31.00 28.66 282.483 1295 318 271 6 4

319 333 - SUDENAZ KANDEMİR
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 10 9 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 4 4 2.67 5 5 3.33 39.00 25.00 30.67 282.279 1299 319 272 7 2

320 291 - GÜLNAZ HALEF
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 9 8 6.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 4 0.67 4 4 2.67 11 9 8.00 37.00 34.00 25.67 282.156 1300 320 273 19 4

321 273 - ONUR BAĞI
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 9 11 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 5 0.33 3 4 1.67 11 9 8.00 40.00 34.00 28.66 281.912 1302 321 274 6 6

322 422 - YAĞIZ DİNLER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 7 4 5.67 5 3 4.00 10 0 10.00 5 3 4.00 1 2 0.33 9 4 7.67 37.00 16.00 31.67 281.787 1304 322 275 30 1

323 97 - ELİF ZEY EP UĞUR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 7 13 2.67 6 3 5.00 9 1 8.67 3 1 2.67 2 7 -0.33 14 5 12.33 41.00 30.00 31.01 281.605 1307 323 48 27 3

324 209 - BEHİYE AKÇAKOCA
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 11 9 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 1 2.67 0 4 -1.33 12 8 9.33 39.00 29.00 29.34 281.434 1308 324 276 17 1

325 139 - MEHMET ÖZTÜRK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 10 8 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 3 1.00 2 3 1.00 10 9 7.00 38.00 29.00 28.33 281.403 1309 325 277 20 3

326 63 - ELİF AYHAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 9 10 5.67 4 4 2.67 8 2 7.33 2 6 0.00 6 5 4.33 9 10 5.67 38.00 37.00 25.67 281.397 1310 326 278 26 6

327 2121 - SEMANUR KILINÇ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 11 7 8.67 4 3 3.00 9 1 8.67 3 7 0.67 2 4 0.67 9 8 6.33 38.00 30.00 28.01 281.355 1312 327 49 28 4

328 514 - NİSANUR TURGUT
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 12 8 9.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 3 3 2.00 9 8 6.33 34.00 29.00 24.33 281.098 1314 328 279 27 5

329 199 - HEVİN ATA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 5 2.33 1 5 -0.67 12 6 10.00 41.00 32.00 30.33 280.642 1317 329 280 10 5

330 282 - MEHMETEMİN YARDIM
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 10 0 10.00 0 0 0.00 5 11 1.33 11 4 9.67 39.00 32.00 28.33 280.474 1320 330 281 31 4

331 138 - DEVRİM YILMAZ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 10 10 6.67 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 8 12 4.00 6 14 1.33 42.00 38.00 29.34 280.374 1321 331 282 11 3

332 46 - MERVE DÖLEK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 6 1.00 1 2 0.33 12 8 9.33 37.00 35.00 25.32 280.351 1322 332 283 21 5

333 718 - AKADİ AYDIN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 11 8 8.33 4 3 3.00 5 1 4.67 6 2 5.33 2 4 0.67 9 8 6.33 37.00 26.00 28.33 280.279 1323 333 284 58 9

334 181 - BARAN KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 7 11 3.33 7 3 6.00 10 0 10.00 2 4 0.67 4 4 2.67 10 9 7.00 40.00 31.00 29.67 280.245 1324 334 285 32 6

335 720 - UMUT NAS
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 10 10 6.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 1 1.67 5 3 4.00 8 11 4.33 37.00 33.00 26.00 280.149 1325 335 50 14 6

336 0 - ZEYNEL BİLGE
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 11 9 8.00 5 4 3.67 10 0 10.00 1 1 0.67 0 0 0.00 10 10 6.67 37.00 24.00 29.01 280.073 1326 336 286 18 1

337 339 - DİLAN KESEN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 3 5.00 5 7 2.67 8 11 4.33 43.00 37.00 30.67 280.069 1327 337 51 15 3

338 751 - İLAYDA KINO
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 6 11 2.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 3 3.00 4 5 2.33 11 7 8.67 40.00 31.00 29.66 279.970 1330 338 287 59 10

339 370 - ZEHRA ÇEÇEN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 8 11 4.33 4 4 2.67 9 1 8.67 4 4 2.67 1 2 0.33 12 5 10.33 38.00 27.00 29.00 279.869 1331 339 52 9 8

340 418 - SEMANUR TOPRAK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 11 9 8.00 1 7 -1.33 9 1 8.67 4 3 3.00 2 7 -0.33 11 6 9.00 38.00 33.00 27.01 279.543 1333 340 288 60 11

341 438 - ZÜBEYDE KAPAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 11 7 8.67 2 6 0.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 12 6 10.00 32.00 23.00 24.34 279.318 1334 341 289 12 3

342 368 - SULTAN KIZILKAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 11 9 8.00 4 5 2.33 10 0 10.00 6 3 5.00 1 4 -0.33 9 10 5.67 41.00 31.00 30.67 278.810 1337 342 290 7 2

343 0 - CANER TUNÇ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 8 7 5.67 4 5 2.33 9 1 8.67 3 1 2.67 5 4 3.67 6 5 4.33 35.00 23.00 27.34 278.771 1338 343 291 33 17
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

344 291 - ZÜLEYHA ECE
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 7 8 4.33 2 2 1.33 9 0 9.00 2 0 2.00 2 1 1.67 11 6 9.00 33.00 17.00 27.33 278.754 1339 344 292 13 5

345 438 - YUSUF UNAL
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 9 7 6.67 8 2 7.33 7 2 6.33 2 6 0.00 1 1 0.67 9 6 7.00 36.00 24.00 28.00 278.712 1341 345 293 34 2

346 548 - ZEYNEP İÇTEN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 10 9 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 3 4.00 4 5 2.33 6 9 3.00 40.00 31.00 29.66 278.635 1343 346 294 19 16

347 220 - EZGİ SENA ORAL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 9 11 5.33 5 4 3.67 9 1 8.67 2 4 0.67 2 3 1.00 10 5 8.33 37.00 28.00 27.67 278.475 1347 347 53 29 3

348 271 - SERDEST ÇETİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 9 9 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 4 6 2.00 6 10 2.67 42.00 30.00 32.00 278.401 1348 348 295 35 3

349 478 - NURULLAH ECE
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 7 8 4.33 3 4 1.67 4 6 2.00 2 5 0.33 9 5 7.33 8 9 5.00 33.00 37.00 20.66 278.325 1350 349 296 61 21

350 214 - YUSRA ESEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 9 9 6.00 2 3 1.00 9 1 8.67 0 0 0.00 2 3 1.00 11 6 9.00 33.00 22.00 25.67 277.903 1353 350 297 28 7

351 28 - KEVSER ECE
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 9 11 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 7 13 2.67 9 11 5.33 43.00 46.00 27.66 277.707 1354 351 298 22 6

352 11 - ROJ NECİM
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 6 13 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 0 1.00 7 13 2.67 15 5 13.33 37.00 43.00 22.67 277.469 1355 352 299 23 5

353 326 - SÜLEYMAN KILIÇ
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 8 9 5.00 3 6 1.00 8 1 7.67 3 3 2.00 2 4 0.67 12 6 10.00 36.00 29.00 26.34 277.362 1356 353 300 3 3

354 206 - KAMURAN YILDIRIM
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 7 10 3.67 6 1 5.67 9 1 8.67 0 2 -0.67 6 6 4.00 7 5 5.33 35.00 25.00 26.67 277.172 1358 354 301 62 6

355 2009 - EMİR SESİZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 10 9 7.00 5 5 3.33 9 1 8.67 4 4 2.67 3 4 1.67 8 10 4.67 39.00 33.00 28.01 277.137 1359 355 54 30 4

356 176 - HAYRUNNİSA GÜNENÇ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 10 9 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 2 3.33 3 9 0.00 8 8 5.33 41.00 32.00 30.33 277.012 1360 356 302 33 4

357 277 - TUANNA KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 8 9 5.00 0 4 -1.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 1 2.67 9 6 7.00 35.00 25.00 26.68 276.923 1361 357 303 11 11

358 0 - EMİN TARHAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 8 11 4.33 6 1 5.67 9 1 8.67 4 5 2.33 5 3 4.00 7 11 3.33 39.00 32.00 28.33 276.800 1363 358 304 29 4

359 63 - EYLEM KAKIZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 12 8 9.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 12 8 9.33 39.00 51.00 22.00 276.689 1365 359 305 24 6

360 189 - ZEHRA ESEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 10 9 7.00 5 4 3.67 8 2 7.33 3 4 1.67 2 1 1.67 8 8 5.33 36.00 28.00 26.67 276.467 1366 360 306 30 6

361 0 - İBRAHİM ALKAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 7 11 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 0 4 -1.33 2 1 1.67 11 7 8.67 36.00 27.00 27.00 276.428 1367 361 307 14 4

362 325 - SEVİM YİVLİ
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 6 14 1.33 6 3 5.00 10 0 10.00 5 4 3.67 2 4 0.67 12 6 10.00 41.00 31.00 30.67 276.349 1368 362 308 4 4

363 188 - GÜLAY ŞERAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 9 11 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 3 5.00 3 8 0.33 10 9 7.00 42.00 37.00 29.66 276.314 1369 363 309 36 7

364 145 - BERİLĞÜLTEKİN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 6 7 3.67 3 3 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 1 1 0.67 13 6 11.00 32.00 18.00 26.01 276.306 1370 364 310 15 4

365 380 - BERAT KILIÇ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 0 / 0 8 12 4.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 10 10 6.67 42.00 28.00 32.66 276.252 1372 365 311 34 1

366 166 - MUHAMMED İPEK
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 12 8 9.33 3 7 0.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 2 -0.67 11 9 8.00 34.00 28.00 24.66 276.209 1373 366 55 16 3

367 18 - TURAN DURAK
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 6 11 2.33 3 5 1.33 7 3 6.00 1 2 0.33 2 0 2.00 13 3 12.00 32.00 24.00 23.99 276.188 1375 367 312 16 7

368 48 - SUDE TURAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 11 8 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 41.00 48.00 24.98 275.937 1376 368 313 63 7

369 82 - KÜBRA ÖNCEL
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 11 9 8.00 3 4 1.67 8 2 7.33 3 1 2.67 3 4 1.67 8 10 4.67 36.00 30.00 26.01 275.914 1377 369 314 7 5

370 120 - ŞEVHAT BULUŞ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 8 12 4.00 9 1 8.67 7 3 6.00 2 5 0.33 6 6 4.00 8 12 4.00 40.00 39.00 27.00 275.847 1379 370 56 10 9

371 53 - FERHAT KARİPÇİN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 12 8 9.33 3 7 0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 0 0 0.00 8 12 4.00 39.00 31.00 28.67 275.823 1380 371 57 17 4

372 259 - KEREMYYILDIRIM
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 8 12 4.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 2 3 1.00 9 10 5.67 42.00 32.00 31.34 275.764 1381 372 315 37 4

373 702 - GÜLBİN ÇETİNKAYA
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 11 6 9.00 3 1 2.67 9 1 8.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 8 4 6.67 32.00 17.00 26.34 275.729 1382 373 316 12 3

374 137 - AHSEN ÇİFÇİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 13 6 11.00 2 3 1.00 9 1 8.67 1 0 1.00 1 3 0.00 7 9 4.00 33.00 22.00 25.67 275.534 1384 374 317 17 8

375 265 - BARIŞ ABİK
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 1 3 0.00 14 6 12.00 40.00 33.00 29.00 275.311 1385 375 58 11 10

376 46 - ENES ACAR
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 9 8 6.33 7 3 6.00 10 0 10.00 2 7 -0.33 4 14 -0.67 10 8 7.33 42.00 40.00 28.66 275.275 1386 376 318 18 6

377 1248 - İBRAHİM HALİL KAYA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 6 13 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 10 10 6.67 9 11 5.33 37.00 42.00 23.01 275.084 1387 377 59 31 2

378 256 - UĞUR AYDEMİR
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 8 12 4.00 7 3 6.00 6 4 4.67 1 3 0.00 2 2 1.33 11 5 9.33 35.00 29.00 25.33 275.036 1388 378 319 19 5

379 318 - PERİHAN BARIK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 9 9 6.00 5 2 4.33 9 1 8.67 2 2 1.33 5 5 3.33 6 9 3.00 36.00 28.00 26.66 274.985 1390 379 320 13 2

380 2003 - EYÜP SARİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 2 4.33 3 6 1.00 8 12 4.00 41.00 35.00 29.33 274.977 1391 380 60 32 5

381 10 - ZEYNEP KILIÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 6 6.00 41.00 33.00 30.00 274.897 1392 381 321 12 12

382 951 - ABDURRAHMAN BAYKARA
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 9 11 5.33 7 1 6.67 10 0 10.00 1 1 0.67 0 0 0.00 10 10 6.67 37.00 23.00 29.34 274.874 1393 382 322 20 2

383 313 - JİYAN YİĞİT
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 8 11 4.33 2 5 0.33 7 3 6.00 7 1 6.67 4 2 3.33 9 10 5.67 37.00 32.00 26.33 274.785 1394 383 323 31 7

384 160 - RENGİN ZELAL GÜLTEKİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 10 10 6.67 7 1 6.67 9 1 8.67 6 4 4.67 2 4 0.67 7 11 3.33 41.00 31.00 30.68 274.777 1395 384 324 20 7

385 526 - ZEYNEP AKIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 4 16 -1.33 6 4 4.67 10 0 10.00 3 4 1.67 5 7 2.67 13 7 10.67 41.00 38.00 28.35 274.722 1396 385 325 35 10

386 24 - EBRAR ORAL
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 7 11 3.33 4 5 2.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 4 1.67 9 6 7.00 39.00 30.00 29.00 274.565 1399 386 326 11 11

387 95 - ABDULLAH ÖZMEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 9 9 6.00 6 1 5.67 9 1 8.67 3 3 2.00 1 0 1.00 8 9 5.00 36.00 23.00 28.34 274.250 1403 387 327 32 5

388 70 - BERİTAN ÇETİN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 10 8 7.33 5 4 3.67 6 4 4.67 3 4 1.67 3 5 1.33 9 9 6.00 36.00 34.00 24.67 274.141 1405 388 328 13 8

389 696 - ESMA İLHAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 10 10 6.67 3 7 0.67 7 3 6.00 2 4 0.67 2 9 -1.00 13 6 11.00 37.00 39.00 24.01 274.049 1406 389 329 36 10

390 0 - BÜŞRA GÜNDÜZ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 7 13 2.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 3 6 1.00 10 7 7.67 41.00 35.00 29.34 274.000 1407 390 330 38 5

391 0 - MUHAMMED EKİNCİ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 9 11 5.33 35.00 35.00 23.33 273.885 1409 391 331 25 7

392 2191 - MEHMET ÖZBİLEN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 6 7 3.67 6 2 5.33 5 4 3.67 4 3 3.00 1 3 0.00 13 7 10.67 35.00 26.00 26.34 273.757 1410 392 61 33 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

393 64 - BÜŞRA ELSÜLEYMAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 9 9 6.00 4 3 3.00 9 1 8.67 4 2 3.33 2 1 1.67 7 7 4.67 35.00 23.00 27.34 273.617 1411 393 332 39 4

394 71 - HAYRUNNİSA KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 8 12 4.00 4 6 2.00 7 3 6.00 7 1 6.67 1 0 1.00 11 9 8.00 38.00 31.00 27.67 273.564 1412 394 333 40 5

395 277 - KÜBRA ÇETİNNNN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 7 10 3.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 11 -0.67 10 9 7.00 44.00 36.00 32.00 273.135 1415 395 334 41 8

396 113 - SULTAN ASLAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 9 8 6.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 5 2.33 0 9 -3.00 12 8 9.33 41.00 34.00 29.66 272.927 1418 396 335 26 8

397 7 - BERFİN AKKAYA
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 1 6 -1.00 8 12 4.00 43.00 33.00 32.00 272.885 1420 397 336 4 4

398 67 - GÖKHAN DOĞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 9 9 6.00 5 3 4.00 9 1 8.67 6 4 4.67 3 15 -2.00 11 8 8.33 43.00 40.00 29.67 272.819 1422 398 337 27 7

399 269 - REMZİYE CENGİZ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 9 6 7.00 3 5 1.33 9 1 8.67 4 5 2.33 5 5 3.33 5 8 2.33 35.00 30.00 24.99 272.641 1426 399 338 8 3

400 100 - NAZAR SARIBOĞA
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 1 0 1.00 8 12 4.00 37.00 29.00 27.34 272.631 1427 400 339 12 12

401 641 - HÜSEYİ NKARATAY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 6 -1.00 0 0 0.00 9 10 5.67 35.00 30.00 25.00 272.502 1429 401 340 64 13

402 2262 - BAHRİ AKTAŞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 8 9 5.00 6 4 4.67 8 2 7.33 2 0 2.00 4 6 2.00 9 11 5.33 37.00 32.00 26.33 272.500 1430 402 62 34 3

403 22 - M BEŞİR ALTUN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 10 9 7.00 3 3 2.00 10 0 10.00 7 3 6.00 2 9 -1.00 8 7 5.67 40.00 31.00 29.67 272.492 1431 403 63 18 5

404 375 - ELİFNUR ÖZEN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 7 9 4.00 5 3 4.00 8 0 8.00 1 1 0.67 3 1 2.67 9 9 6.00 33.00 23.00 25.34 272.332 1435 404 341 14 9

405 744 - YASİN YILMAZ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 9 9 6.00 0 4 -1.33 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 5 9.33 30.00 18.00 24.00 272.318 1436 405 342 21 3

406 70 - ZEHR DİLMEN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 7 13 2.67 4 6 2.00 5 3 4.00 8 2 7.33 4 6 2.00 11 8 8.33 39.00 38.00 26.33 272.157 1437 406 343 13 1

407 203 - GÜMÜŞ ÇAKAR
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 9 7 6.67 6 3 5.00 10 0 10.00 2 0 2.00 1 2 0.33 7 8 4.33 35.00 20.00 28.33 272.127 1438 407 344 42 6

408 65 - ROSİDA KESKİN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 9 11 5.33 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 5 7 2.67 7 13 2.67 41.00 41.00 27.34 272.048 1441 408 345 22 2

409 2178 - MEHMET ACAR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 14 5 12.33 2 6 0.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 5 14 0.33 7 11 3.33 37.00 47.00 21.32 271.461 1445 409 64 35 7

410 0 - SER AT YAVUZ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 10 8 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 1 0.67 4 4 2.67 7 9 4.00 33.00 31.00 22.67 271.262 1448 410 346 37 11

411 67 - İSMAİL MUSTAFA
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 7 13 2.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 4 3 3.00 8 8 5.33 38.00 35.00 26.33 271.237 1449 411 347 5 5

412 73 - NİSA ELMAS
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 10 0 10.00 4 2 3.33 1 4 -0.33 7 11 3.33 40.00 29.00 30.33 271.231 1450 412 348 6 6

413 265 - AHMET BÜYÜK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 8 11 4.33 14 6 12.00 34.00 55.00 15.67 271.091 1453 413 349 65 22

414 508 - ABDULLAH ÖZMEN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 0 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 41.00 41.00 27.33 271.037 1454 414 65 36 2

415 284 - SARA AYDEMİR
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 8 11 4.33 5 2 4.33 10 0 10.00 4 5 2.33 2 5 0.33 9 7 6.67 38.00 30.00 27.99 270.936 1455 415 350 15 6

416 307 - HÜSEYİN ECE
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 7 10 3.67 2 4 0.67 9 1 8.67 1 1 0.67 3 2 2.33 10 7 7.67 32.00 25.00 23.68 270.818 1459 416 351 16 3

417 326 - DESTAN ASLAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 12 6 10.00 6 3 5.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 0 0 0.00 6 9 3.00 33.00 24.00 25.00 270.731 1460 417 352 28 2

418 129 - HAVİN GÖKTAŞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 10 5 8.33 4 3 3.00 10 0 10.00 4 0 4.00 0 2 -0.67 7 10 3.67 35.00 20.00 28.33 270.714 1462 418 353 38 1

419 300 - AĞİN ZENGİN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 9 10 5.67 7 2 6.33 10 0 10.00 0 2 -0.67 4 4 2.67 5 8 2.33 35.00 26.00 26.33 270.714 1462 418 353 7 7

420 308 - SEKVAN İSA
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 7 12 3.00 2 5 0.33 9 1 8.67 7 2 6.33 6 6 4.00 6 6 4.00 37.00 32.00 26.33 270.628 1464 420 355 9 3

421 0 - ADİL ÇAPAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 8 1 7.67 0 0 0.00 1 2 0.33 6 14 1.33 34.00 27.00 25.00 270.568 1466 421 356 8 8

422 138 - ABDULLAH İLHAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 9 1 8.67 0 10 -3.33 3 9 0.00 15 5 13.33 37.00 45.00 22.01 270.442 1467 422 357 21 8

423 936 - YUSUF OSMAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 9 8 6.33 3 5 1.33 2 6 0.00 1 6 -1.00 8 8 5.33 8 9 5.00 31.00 42.00 16.99 270.408 1468 423 66 37 5

424 389 - MELİK OK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 10 9 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 2 2.33 3 6 1.00 4 8 1.33 38.00 27.00 29.00 270.332 1470 424 358 23 17

425 561 - ELİF TÜRKASLAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 13 7 10.67 3 7 0.67 9 1 8.67 4 6 2.00 1 4 -0.33 7 12 3.00 37.00 37.00 24.68 269.814 1476 425 359 33 8

426 2602 - BULUT GÖKTÜRK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 8 2 7.33 10 0 10.00 2 8 -0.67 7 12 3.00 42.00 37.00 29.66 269.639 1479 426 67 38 3

427 241 - DİYAR KESEN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 9 10 5.67 6 2 5.33 7 3 6.00 2 1 1.67 2 1 1.67 8 10 4.67 34.00 27.00 25.01 269.512 1480 427 68 19 2

428 105 - HASAN ECE
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 9 5 7.33 6 0 6.00 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 5.33 30.00 15.00 24.99 269.477 1481 428 360 17 4

429 895 - ZEHRA VURAL
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 8 12 4.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 3 1.00 1 2 0.33 11 9 8.00 36.00 31.00 25.66 269.332 1483 429 361 34 8

430 27 - ELİF DEMİR
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 12 8 9.33 5 4 3.67 7 2 6.33 3 2 2.33 1 9 -2.00 9 9 6.00 37.00 34.00 25.66 269.302 1484 430 362 8 6

431 672 - HÜMEYRA AŞA
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 9 7 6.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 11 5 9.33 32.00 30.00 22.00 269.237 1485 431 363 66 12

432 145 - ABDULLAH YILDIRIM
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 8 7 5.67 6 0 6.00 5 1 4.67 0 0 0.00 5 2 4.33 4 6 2.00 28.00 16.00 22.67 269.226 1486 432 364 39 12

433 19 - DILİN KELEŞ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 13 6 11.00 5 4 3.67 9 1 8.67 3 5 1.33 2 4 0.67 4 12 0.00 36.00 32.00 25.34 269.199 1487 433 69 12 11

434 332 - ÖMER FARUK AKIŞ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 11 9 8.00 2 8 -0.67 5 4 3.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 12 8 9.33 39.00 50.00 22.33 269.167 1488 434 365 18 5

435 490 - ZEKİYE YAMAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 12 8 9.33 37.00 53.00 19.33 269.067 1489 435 366 14 3

436 20 - DENİZ ÇAPAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 8 8 5.33 6 1 5.67 7 1 6.67 0 0 0.00 1 0 1.00 8 6 6.00 30.00 16.00 24.67 269.037 1491 436 367 9 9

437 20 - MECİT GÜNEŞ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 10 10 6.67 7 3 6.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 8 2.33 10 10 6.67 35.00 48.00 19.01 268.990 1492 437 368 15 4

438 148 - İBRAHİM TURGAY
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 9 11 5.33 4 6 2.00 10 0 10.00 0 0 0.00 7 13 2.67 8 12 4.00 38.00 42.00 24.00 268.961 1493 438 369 40 13

439 31 - BÜNYAMİN ALKAN
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 4 6 2.00 0 0 0.00 8 1 7.67 1 4 -0.33 10 2 9.33 3 7 0.67 26.00 20.00 19.34 268.539 1495 439 370 1 1

440 1059 - GÜLSÜM BEKLER
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 10 8 7.33 5 2 4.33 8 2 7.33 2 6 0.00 1 6 -1.00 9 7 6.67 35.00 31.00 24.66 268.242 1496 440 70 39 6

441 275 - MUSTAFA
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 12 8 9.33 5 4 3.67 6 4 4.67 2 4 0.67 1 2 0.33 6 6 4.00 32.00 28.00 22.67 268.160 1497 441 371 8 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

442 181 - BELİNAY ORAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 12 8 9.33 0 0 0.00 4 0 4.00 7 3 6.00 0 0 0.00 8 11 4.33 31.00 22.00 23.66 268.103 1499 442 372 19 3

443 412 - HATİPCAN ÖZALBAYRAK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 10 6 8.00 2 5 0.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 9 5 7.33 35.00 42.00 20.99 268.017 1502 443 373 29 3

444 189 - ROJDA AYKUT
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 15 0.00 6 3 5.00 41.00 38.00 28.34 267.808 1505 444 374 13 13

445 147 - BÜŞRA BUĞURCU
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 3 2.00 6 14 1.33 37.00 38.00 24.33 267.798 1506 445 375 22 9

446 0 - ELİF BEKEN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 4 3 3.00 5 11 1.33 36.00 32.00 25.33 267.698 1507 446 376 43 7

447 485 - DİCLE ULUĞ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 12 7 9.67 4 4 2.67 9 1 8.67 1 3 0.00 1 4 -0.33 7 11 3.33 34.00 30.00 24.01 267.662 1509 447 71 13 1

448 335 - AZİZ BABUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 7 4 5.67 7 3 6.00 5 0 5.00 5 2 4.33 4 8 1.33 6 7 3.67 34.00 24.00 26.00 267.588 1510 448 377 67 11

449 48 - BERFİN İNE
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 9 9 6.00 6 3 5.00 8 1 7.67 4 5 2.33 5 5 3.33 4 10 0.67 36.00 33.00 25.00 267.352 1514 449 378 10 4

450 423 - ADAR KARİPÇİN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 7 9 4.00 10 0 10.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 35.00 21.00 28.00 267.337 1515 450 72 20 3

451 505 - GÜLNAZ YILMAZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 8 6 6.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 2 4 0.67 11 4 9.67 30.00 32.00 19.34 267.244 1516 451 73 40 4

452 204 - DİLARA EREL
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 7 11 3.33 5 3 4.00 6 2 5.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 13 4 11.67 33.00 29.00 23.33 267.177 1517 452 379 68 8

453 300 - ELİF SAYIR
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 9 11 5.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 3 3 2.00 4 14 -0.67 41.00 33.00 30.00 266.991 1519 453 380 9 1

454 2296 - DİLBER YAMAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 4 5 2.33 5 1 4.67 1 0 1.00 4 3 3.00 1 2 0.33 13 5 11.33 28.00 16.00 22.66 266.978 1520 454 74 41 5

455 837 - HİBA KADO
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 8 12 4.00 2 3 1.00 8 2 7.33 0 2 -0.67 2 0 2.00 10 7 7.67 30.00 26.00 21.33 266.848 1523 455 381 35 6

456 6 - HELEN ÖZKAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 9 6 7.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 3 1.00 0 1 -0.33 8 9 5.00 33.00 24.00 25.00 266.725 1525 456 382 41 6

457 36 - MUHAMEDKASIMÇİFÇİ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 6 13 1.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 3 1.00 1 3 0.00 12 7 9.67 36.00 31.00 25.68 266.408 1529 457 383 42 11

458 274 - GÜLBİN KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 9 8 6.33 2 3 1.00 9 1 8.67 7 3 6.00 1 2 0.33 7 9 4.00 35.00 26.00 26.33 266.272 1531 458 384 14 14

459 42 - NEDİYAR AYDOĞAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 1 1.67 2 5 0.33 13 7 10.67 34.00 31.00 23.68 266.079 1532 459 385 44 9

460 732 - MUHAMME ÖZER
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 9 8 6.33 6 4 4.67 9 1 8.67 0 5 -1.67 2 3 1.00 7 8 4.33 33.00 29.00 23.33 265.867 1534 460 386 43 12

461 307 - HİLAL KAYA
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 9 9 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 0 0 0.00 7 9 4.00 35.00 26.00 26.33 265.812 1535 461 387 10 2

462 111 - NALAN AYDIN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 8 11 4.33 2 3 1.00 5 0 5.00 1 3 0.00 3 2 2.33 9 5 7.33 28.00 24.00 19.99 265.628 1537 462 388 69 14

463 357 - ŞİNDA NUR ANŞİN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 12 8 9.33 7 13 2.67 33.00 57.00 14.00 265.495 1538 463 75 14 1

464 246 - İLKNUR ŞERAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 8 11 4.33 4 6 2.00 10 0 10.00 2 2 1.33 1 5 -0.67 11 9 8.00 36.00 33.00 24.99 265.360 1540 464 389 45 5

465 20 - RİMA DOĞAN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 7 11 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 1 5.67 1 2 0.33 6 4 4.67 36.00 22.00 28.67 265.281 1542 465 390 14 13

466 741 - TÜRKAN ŞERAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 9 11 5.33 4 5 2.33 8 2 7.33 0 3 -1.00 1 3 0.00 10 6 8.00 32.00 30.00 21.99 265.267 1543 466 391 24 4

467 104 - DAVUTCAN BAŞBOĞA
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 9 11 5.33 8 2 7.33 8 2 7.33 1 1 0.67 2 1 1.67 7 13 2.67 35.00 30.00 25.00 265.012 1544 467 392 20 4

468 2681 - SİNAN AKANSEL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 7 13 2.67 13 7 10.67 35.00 55.00 16.68 264.751 1548 468 76 42 8

469 841 - MEDİNE DEMİR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 9 1 8.67 1 1 0.67 4 4 2.67 1 10 -2.33 33.00 28.00 23.68 264.662 1549 469 393 25 18

470 273 - NURŞİN AL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 7 11 3.33 5 3 4.00 8 1 7.67 7 1 6.67 4 4 2.67 5 8 2.33 36.00 28.00 26.67 264.461 1551 470 394 11 5

471 156 - ZÜLEYHA ALAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 10 9 7.00 6 1 5.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 2 2 1.33 6 11 2.33 32.00 26.00 23.33 264.226 1553 471 77 21 1

472 65 - BERİTAN KANAT
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 5 14 0.33 0 2 -0.67 8 2 7.33 2 1 1.67 9 3 8.00 4 4 2.67 28.00 26.00 19.33 264.068 1554 472 395 2 2

473 534 - RUKEN ATAK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 8 12 4.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 15 5 13.33 39.00 51.00 22.00 263.981 1555 473 396 30 8

474 20 - EMİNE ELÇİBO A
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 10 10 6.67 3 7 0.67 5 4 3.67 3 7 0.67 4 3 3.00 8 12 4.00 33.00 43.00 18.68 263.972 1556 474 397 31 9

475 34000 - NOUR MOHAMMAD
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 8 12 4.00 39.00 40.00 25.67 263.877 1558 475 398 9 3

476 25 - SUDE NAZ KILINÇ
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 7 9 4.00 3 2 2.33 9 1 8.67 1 3 0.00 3 3 2.00 7 5 5.33 30.00 23.00 22.33 263.738 1559 476 399 3 3

477 308 - HİRANUR BOĞA
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 6 1.00 3 4 1.67 2 14 -2.67 37.00 35.00 25.33 263.630 1561 477 400 11 3

478 162 - ROJHAT TEKİN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 3 4 1.67 1 9 -2.00 7 9 4.00 9 8 6.33 32.00 47.00 16.33 263.410 1565 478 401 70 23

479 53 - ASMİN DEMİRKAYA
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 10 8 7.33 2 2 1.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 5 1.33 7 11 3.33 33.00 35.00 21.32 263.331 1567 479 402 23 10

480 693 - ZEHRA AKAK
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 8 11 4.33 7 2 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 4 0.67 6 11 2.33 39.00 32.00 28.33 263.279 1569 480 403 15 3

481 332 - SEMA NUR DEMİR
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 9 11 5.33 5 3 4.00 7 3 6.00 3 1 2.67 1 2 0.33 9 11 5.33 34.00 31.00 23.66 263.166 1570 481 404 12 4

482 113 - RABİA GÜMÜŞ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 7 13 2.67 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 10 1.67 8 10 4.67 40.00 43.00 25.68 263.133 1571 482 78 15 12

483 68 - MUHAMMED ERKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 10 10 6.67 4 5 2.33 4 6 2.00 0 0 0.00 4 6 2.00 9 11 5.33 31.00 38.00 18.33 263.110 1572 483 405 36 9

484 194 - TUBİŞ ÇILGINNNNNNNNN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 9 11 5.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 2 3.33 2 4 0.67 6 9 3.00 36.00 31.00 25.66 263.035 1574 484 406 46 10

485 64 - AZİZE DAĞLIK
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 6 10 2.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 4 1.67 3 2 2.33 7 8 4.33 34.00 29.00 24.34 263.032 1575 485 407 47 8

486 77 - SUDENAZ ERTAŞ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 8 11 4.33 3 2 2.33 9 1 8.67 3 4 1.67 3 2 2.33 6 7 3.67 32.00 27.00 23.00 262.987 1576 486 408 13 6

487 49 - NEZİR ÇALIŞIR
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 12 3.00 38.00 41.00 24.33 262.827 1577 487 409 32 10

488 2740 - AHMETMUHAM ET
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 10 10 6.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 15 0.00 10 10 6.67 38.00 52.00 20.67 262.805 1578 488 79 43 4

489 422 - TENA YGM* Ü
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 8 12 4.00 11 9 8.00 35.00 55.00 16.67 262.788 1579 489 410 44 7

490 392 - ESR D* AR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 10 3.67 3 2 2.33 6 2 5.33 0 1 -0.33 1 3 0.00 11 4 9.67 28.00 22.00 20.67 262.613 1581 490 411 16 4
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

491 232 - MAHİR DURAK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 7 10 3.67 6 4 4.67 9 0 9.00 0 0 0.00 3 2 2.33 7 10 3.67 32.00 26.00 23.34 262.579 1582 491 412 17 4

492 780 - TUANA NÜLİFER
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 4 11 0.33 2 6 0.00 7 3 6.00 4 3 3.00 5 3 4.00 9 5 7.33 31.00 31.00 20.66 262.541 1583 492 413 71 15

493 556 - CANAN ÖZALBAYRAK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 3 4.00 4 7 1.67 10 10 6.67 35.00 43.00 20.67 262.503 1584 493 414 33 4

494 77 - ADAR ARAM DURAK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 8 11 4.33 8 2 7.33 9 1 8.67 2 4 0.67 1 0 1.00 4 2 3.33 32.00 20.00 25.33 262.462 1586 494 415 26 19

495 180 - EBRİZE ÇELEBİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 12 8 9.33 6 3 5.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 34.00 45.00 18.99 262.413 1587 495 80 44 5

496 833 - TUANNA KIZILAY
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 8 9 5.00 1 8 -1.67 8 2 7.33 2 3 1.00 1 3 0.00 11 7 8.67 31.00 32.00 20.33 262.401 1588 496 416 45 14

497 582 - HACER DİLEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 8 12 4.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 3 3 2.00 9 10 5.67 32.00 33.00 21.00 262.312 1590 497 417 37 7

498 12 - MİZGİN ADANIR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 9 10 5.67 6 3 5.00 7 3 6.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 8 5.33 37.00 37.00 24.66 262.302 1591 498 418 72 3

499 58 - AYŞE ASLAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 7 10 3.67 3 4 1.67 9 1 8.67 3 2 2.33 1 3 0.00 10 8 7.33 33.00 28.00 23.67 262.287 1592 499 419 14 7

500 733 - M MUSTAFA ABAŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 11 9 8.00 7 13 2.67 35.00 55.00 16.67 261.963 1594 500 420 73 12

501 0 - DIJVAR DANIŞ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 11 9 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 3.33 30.00 24.00 22.00 261.814 1597 501 421 48 3

502 144 - ELİF NAS AYDIN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 7 11 3.33 2 6 0.00 10 0 10.00 7 3 6.00 3 4 1.67 7 9 4.00 36.00 33.00 25.00 261.578 1598 502 422 24 11

503 209 - MERVE KANDEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 12 6 10.00 0 4 -1.33 6 3 5.00 3 4 1.67 3 8 0.33 6 8 3.33 30.00 33.00 19.00 261.562 1599 503 81 16 2

504 27 - NESRİN UGAR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 9 11 5.33 0 3 -1.00 9 1 8.67 3 3 2.00 2 5 0.33 9 8 6.33 32.00 31.00 21.66 261.542 1600 504 423 18 5

505 613 - YUSUF İLDENİZ
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 10 0 10.00 0 0 0.00 3 2 2.33 1 3 0.00 28.00 16.00 22.66 261.350 1604 505 424 16 4

506 123 - ELİFNUR TOKAY
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 9 5 7.33 4 2 3.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 11 3.33 29.00 19.00 22.66 261.277 1605 506 425 34 4

507 692 - HAZAL DİLARA ERCAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 11 6 9.00 1 2 0.33 8 1 7.67 2 2 1.33 0 4 -1.33 7 7 4.67 29.00 22.00 21.67 261.271 1606 507 82 45 3

508 150 - HALİDE KARİPÇİN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 7 11 3.33 4 5 2.33 4 5 2.33 5 1 4.67 1 3 0.00 11 6 9.00 32.00 31.00 21.66 261.223 1607 508 426 10 10

509 121 - MEDİNE YAMAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 9 11 5.33 5 1 4.67 6 3 5.00 0 5 -1.67 0 5 -1.67 12 8 9.33 32.00 33.00 20.99 261.198 1608 509 427 25 9

510 767 - HALİME ÖZGEL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 9 7 6.67 0 1 -0.33 8 2 7.33 3 5 1.33 1 5 -0.67 8 4 6.67 29.00 24.00 21.00 261.077 1609 510 83 46 7

511 76 - SEVİN EYYOV
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 8 12 4.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 4 1.67 2 6 0.00 7 12 3.00 39.00 35.00 27.34 261.063 1610 511 428 27 3

512 190 - HATİCE BOZDAĞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 2 2.33 5 7 2.67 5 14 0.33 35.00 40.00 21.66 261.051 1611 512 429 46 15

513 721 - AYŞEGÜL ÇAKAR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 8 11 4.33 1 1 0.67 8 2 7.33 2 3 1.00 1 1 0.67 10 9 7.00 30.00 27.00 21.00 261.000 1613 513 84 47 8

514 282 - SAİD BÜYÜK
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 14 1.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 1 3 0.00 12 8 9.33 34.00 33.00 22.99 260.957 1614 514 430 11 11

515 413 - ELANUR KILINÇ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 10 0 10.00 1 1 0.67 0 1 -0.33 7 12 3.00 35.00 27.00 26.00 260.814 1617 515 85 17 1

516 77 - HİRANUR ÖGEL
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 7 13 2.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 14 6 12.00 38.00 52.00 20.67 260.797 1618 516 431 35 9

517 27 - EYLÜL KARARMAZ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 7 12 3.00 7 2 6.33 9 1 8.67 4 1 3.67 1 1 0.67 8 12 4.00 36.00 29.00 26.34 260.797 1618 516 431 15 14

518 522 - EYLÜL GÖKBAĞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 5 14 0.33 1 9 -2.00 9 1 8.67 2 1 1.67 6 5 4.33 10 10 6.67 33.00 40.00 19.67 260.682 1620 518 433 74 13

519 66 - EZEL ÇELİK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 5 14 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 6 9 3.00 13 6 11.00 33.00 49.00 16.66 260.649 1621 519 434 36 10

520 270 - KÜBRA EMER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 8 4 6.67 2 5 0.33 7 0 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 6 6.00 25.00 15.00 20.00 260.536 1622 520 435 49 4

521 748 - HAZİRAN ÖZER
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 9 9 6.00 1 3 0.00 8 2 7.33 1 1 0.67 1 2 0.33 8 6 6.00 28.00 23.00 20.33 260.500 1623 521 436 28 1

522 477 - İREM YALÇIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 7 10 3.67 1 8 -1.67 7 3 6.00 0 0 0.00 8 7 5.67 7 12 3.00 30.00 40.00 16.67 260.450 1624 522 437 47 16

523 299 - AZAT TİFUR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 3 1.00 4 9 1.00 13 7 10.67 34.00 44.00 19.34 260.405 1625 523 438 19 6

524 257 - ASYA YİĞİT
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 11 9 8.00 6 3 5.00 8 2 7.33 5 2 4.33 2 2 1.33 4 16 -1.33 36.00 34.00 24.66 260.323 1627 524 439 38 10

525 389 - TANIL EKİNCİ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 9 11 5.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 39.00 51.00 22.00 260.189 1628 525 86 22 7

526 31 - ŞEYMA YUSUFOĞLU
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 10 8 7.33 9 0 9.00 10 0 10.00 3 1 2.67 1 6 -1.00 3 9 0.00 36.00 24.00 28.00 260.135 1629 526 440 29 20

527 0 - ZEHRA CENGİZ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 9 11 5.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 4 6 2.00 6 9 3.00 32.00 33.00 21.00 260.110 1630 527 441 20 5

528 106 - MUHAMMED ÇİFÇİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 11 3 10.00 2 2 1.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 2.33 25.00 16.00 19.66 260.087 1631 528 442 26 10

529 70 - ZEHRA KANDEMİR
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 12 8 9.33 3 1 2.67 10 0 10.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 4 9 1.00 29.00 21.00 22.00 260.057 1632 529 443 50 6

530 400 - ECRİN ÖNER
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 7 10 3.67 4 3 3.00 8 1 7.67 3 3 2.00 1 3 0.00 9 7 6.67 32.00 27.00 23.01 260.025 1634 530 444 17 5

531 224 - MEHMETALİ ÖTÜN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 9 11 5.33 8 12 4.00 37.00 53.00 19.33 260.018 1635 531 445 37 5

532 216 - MEDİNE ÇİFÇİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 8 11 4.33 3 6 1.00 8 2 7.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 11 9 8.00 30.00 29.00 20.33 260.008 1636 532 446 27 11

533 444 - SELİM CAN DEMİR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 8 7 5.67 6 3 5.00 5 1 4.67 5 2 4.33 4 9 1.00 6 10 2.67 34.00 32.00 23.34 259.955 1637 533 447 75 14

534 151 - AHİN AYAZ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 4 13 -0.33 4 2 3.33 5 4 3.67 1 0 1.00 1 1 0.67 14 6 12.00 29.00 26.00 20.34 259.835 1638 534 448 28 6

535 2627 - ARJİN EMLEK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 12 8 9.33 1 1 0.67 8 2 7.33 0 10 -3.33 0 0 0.00 6 6 4.00 27.00 27.00 18.00 259.763 1639 535 87 48 5

536 829 - EMİNE URAL
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 10 9 7.00 4 2 3.33 10 0 10.00 2 1 1.67 1 3 0.00 5 9 2.00 32.00 24.00 24.00 259.746 1640 536 449 30 1

537 673 - MAZLUM KASAÇ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 10 9 7.00 7 2 6.33 10 0 10.00 1 2 0.33 0 2 -0.67 6 12 2.00 34.00 27.00 24.99 259.720 1641 537 450 31 5

538 0 - KADRİYE ÇAPAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 9 8 6.33 8 2 7.33 10 0 10.00 1 2 0.33 1 6 -1.00 4 4 2.67 33.00 22.00 25.66 259.704 1642 538 451 12 12

539 0 - TAHİR DEMİR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 10 10 6.67 6 4 4.67 3 3 2.00 2 8 -0.67 0 1 -0.33 10 10 6.67 31.00 36.00 19.01 259.698 1643 539 452 32 6
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

540 167 - ESMANUR BUĞURCU
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 6 12 2.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 4 1.67 0 0 0.00 9 9 6.00 35.00 28.00 25.67 259.649 1644 540 453 48 2

541 120 - HEDLA BATIHAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 7 9 4.00 3 4 1.67 5 5 3.33 0 0 0.00 1 1 0.67 11 7 8.67 27.00 26.00 18.34 259.512 1649 541 454 29 7

542 228 - NUPELDA D*
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 7 2 6.33 2 5 0.33 1 0 1.00 11 9 8.00 32.00 35.00 20.33 259.502 1650 542 88 49 6

543 405 - SUDE GÜL
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 5 13 0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 8 5 6.33 6 12 2.00 32.00 37.00 19.67 259.491 1651 543 455 49 17

544 125 - AHMET KAVAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 8 12 4.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 5 5 3.33 5 15 0.00 35.00 35.00 23.33 259.331 1653 544 456 50 3

545 271 - NEYO ARI
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 4 15 -1.00 6 4 4.67 9 1 8.67 2 4 0.67 2 6 0.00 13 7 10.67 36.00 37.00 23.68 259.158 1656 545 457 13 13

546 382 - REŞAT AY IN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 4 11 0.33 1 8 -1.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 2 2 1.33 13 1 12.67 26.00 27.00 17.00 259.074 1657 546 458 51 6

547 835 - YUNUS KAYGIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 8 9 5.00 4 6 2.00 10 0 10.00 2 1 1.67 4 4 2.67 5 12 1.00 33.00 32.00 22.34 259.034 1658 547 459 51 7

548 92 - ROBİN KILINÇ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 5 15 0.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 5 1.33 5 3 4.00 7 13 2.67 37.00 39.00 24.00 258.940 1660 548 89 18 13

549 121 - EMİR ÇAPAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 9 9 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 6 0.00 3 5 1.33 5 10 1.67 34.00 35.00 22.33 258.931 1661 549 460 52 9

550 636 - DİLANUR * ÇELİK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 6 12 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 4 0.67 8 10 4.67 7 12 3.00 35.00 46.00 19.67 258.743 1664 550 461 52 18

551 0 - HATİCE ÖZTÜRK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 9 8 6.33 5 3 4.00 10 0 10.00 2 6 0.00 2 8 -0.67 7 10 3.67 35.00 35.00 23.33 258.701 1666 551 462 33 2

552 1 - MERVE CAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 3 11 -0.67 4 2 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 1 1 0.67 14 6 12.00 28.00 24.00 20.00 258.683 1667 552 463 30 8

553 4 - NİLAY ERDOĞAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 7 11 3.33 5 3 4.00 4 5 2.33 2 5 0.33 5 10 1.67 10 9 7.00 33.00 43.00 18.66 258.546 1669 553 90 50 9

554 77 - ZEHRANUR ABİK
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 11 8 8.33 2 4 0.67 6 3 5.00 7 0 7.00 2 10 -1.33 6 8 3.33 34.00 33.00 23.00 258.245 1672 554 91 19 3

555 97 - GÜLHACİRE AYDIN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 9 9 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 1 0.67 2 0 2.00 3 8 0.33 30.00 23.00 22.34 258.159 1673 555 464 34 21

556 160 - SİDELYA LİYAN GÖREN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 10 9 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 2 2.33 1 1 0.67 3 8 0.33 32.00 25.00 23.66 258.088 1675 556 465 21 1

557 338 - BİLOCAN DEMİRKIRAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 5 2.33 7 13 2.67 12 8 9.33 36.00 53.00 18.33 258.083 1676 557 466 53 13

558 2026 - BEYZA SİDAL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 12 8 9.33 1 5 -0.67 9 1 8.67 5 5 3.33 1 7 -1.33 5 7 2.67 33.00 33.00 22.00 258.031 1677 558 92 51 6

559 0 - HARUN ÇİÇEK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 8 10 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 4 2 3.33 4 6 2.00 28.00 26.00 19.33 257.904 1679 559 467 54 8

560 671 - ŞEVİN ÖZEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 10 10 6.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 2 2.33 1 6 -1.00 9 11 5.33 34.00 38.00 21.33 257.847 1680 560 468 39 11

561 867 - ADİLE ELES
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 9 11 5.33 9 1 8.67 8 1 7.67 2 8 -0.67 1 3 0.00 5 7 2.67 34.00 31.00 23.67 257.709 1681 561 469 40 9

562 285 - NİSANUR AYDEMİR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 8 9 5.00 5 2 4.33 10 0 10.00 5 3 4.00 1 2 0.33 5 10 1.67 34.00 26.00 25.33 257.522 1687 562 470 76 13

563 84 - ABDULSAMED KURTCEBE
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 5 12 1.00 6 3 5.00 9 1 8.67 0 0 0.00 2 1 1.67 8 6 6.00 30.00 23.00 22.34 257.521 1688 563 93 23 4

564 483 - MEHMET ALİ DÖLEK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 8 12 4.00 8 2 7.33 10 0 10.00 1 3 0.00 2 6 0.00 7 11 3.33 36.00 34.00 24.66 257.458 1690 564 471 22 6

565 546 - AGİT AYDOĞAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 6 11 2.33 5 5 3.33 10 0 10.00 3 6 1.00 3 7 0.67 9 10 5.67 36.00 39.00 23.00 257.345 1692 565 472 41 12

566 396 - FIRAT KİP
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 10 10 6.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 3 1.00 3 1 2.67 7 13 2.67 30.00 39.00 17.01 257.098 1694 566 473 77 14

567 350 - CEMAL KARACA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 8 11 4.33 7 2 6.33 10 0 10.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 8 10 4.67 34.00 29.00 24.33 257.028 1696 567 474 23 7

568 308 - BERNA ÇAÇAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 6 12 2.00 3 4 1.67 5 5 3.33 2 6 0.00 5 9 2.00 11 8 8.33 32.00 44.00 17.33 256.971 1697 568 475 78 24

569 2271 - FATİME ASLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 5 15 0.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 9 11 5.33 10 10 6.67 34.00 56.00 15.33 256.772 1699 569 94 52 6

570 566 - MEHMET MALGİR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 7 13 2.67 6 4 4.67 2 4 0.67 0 0 0.00 1 3 0.00 12 6 10.00 28.00 30.00 18.01 256.762 1700 570 476 24 7

571 545 - EMİRHAN ASLAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 4 1.67 0 0 0.00 2 2 1.33 30.00 16.00 24.67 256.738 1701 571 477 18 6

572 78 - HÜSEYİN ÖZKILIÇ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 6 14 1.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 9 2.00 10 10 6.67 36.00 48.00 20.01 256.684 1702 572 478 38 11

573 367 - NURCAN ORTAÇ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 8 12 4.00 5 4 3.67 8 2 7.33 6 1 5.67 1 2 0.33 7 11 3.33 35.00 32.00 24.33 256.627 1703 573 479 15 4

574 282 - HİRA BABUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 9 7 6.67 4 4 2.67 6 4 4.67 3 5 1.33 4 9 1.00 6 9 3.00 32.00 38.00 19.34 256.560 1704 574 480 79 15

575 0 - HELEN TEMEL
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 7 10 3.67 5 3 4.00 6 2 5.33 4 3 3.00 6 7 3.67 4 9 1.00 32.00 34.00 20.67 256.466 1705 575 481 53 18

576 192 - SÜMEYYE AKGÜL
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 9 11 5.33 3 3 2.00 9 1 8.67 2 3 1.00 2 3 1.00 7 12 3.00 32.00 33.00 21.00 256.295 1707 576 482 55 4

577 793 - FUNDA GÜL DAL
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 9 11 5.33 8 12 4.00 32.00 58.00 12.67 256.288 1708 577 483 56 5

578 354 - NURÇİN KAVAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 11 8 8.33 4 3 3.00 8 2 7.33 1 3 0.00 3 9 0.00 6 13 1.67 33.00 38.00 20.33 256.241 1709 578 484 57 19

579 723 - EMİRHAN KANDEMİR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 6 12 2.00 4 3 3.00 10 0 10.00 5 3 4.00 1 1 0.67 6 4 4.67 32.00 23.00 24.34 256.217 1710 579 95 24 6

580 16 - ELA NUR GÜMÜŞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 5 14 0.33 5 3 4.00 10 0 10.00 3 4 1.67 4 5 2.33 8 10 4.67 35.00 36.00 23.00 256.156 1711 580 485 58 9

581 255 - İSA BAYAT
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 6 14 1.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 2 1.33 3 2 2.33 5 5 3.33 32.00 27.00 22.99 255.907 1713 581 486 54 10

582 515 - YAĞMUR ÖMÜR ÇELEBİ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 9 11 5.33 5 4 3.67 8 2 7.33 4 4 2.67 3 6 1.00 6 12 2.00 35.00 39.00 22.00 255.770 1716 582 487 21 5

583 28 - HAMZA AKKAYA
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 7 13 2.67 8 2 7.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 2 5 0.33 8 10 4.67 34.00 33.00 23.00 255.630 1719 583 488 7 7

584 313 - RÜZGAR KURTOĞLU
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 6 13 1.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 2 1.33 3 3 2.00 10 7 7.67 30.00 36.00 18.00 255.540 1721 584 489 25 8

585 719 - MEHMETZEKİ ABDAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 9 11 5.33 4 6 2.00 9 1 8.67 1 5 -0.67 6 14 1.33 7 12 3.00 36.00 49.00 19.66 255.446 1722 585 490 80 16

586 320 - AHMET DURAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 5 11 1.33 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 8 3 7.00 4 12 0.00 29.00 34.00 17.66 255.379 1723 586 491 59 8

587 89 - HİRANUR YILDIRIM
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 8 9 5.00 3 4 1.67 9 1 8.67 4 4 2.67 4 10 0.67 7 12 3.00 35.00 40.00 21.68 255.272 1724 587 492 16 8

588 61 - İREMASMİN ÖLKER
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 5 15 0.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 1 0.67 2 1 1.67 8 7 5.67 32.00 28.00 22.67 255.233 1726 588 493 60 9



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

589 87 - BARAN YILDIRIM
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 9 8 6.33 1 4 -0.33 9 0 9.00 0 0 0.00 2 0 2.00 5 10 1.67 26.00 22.00 18.67 255.197 1727 589 494 55 5

590 46 - YARA İSO
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 7 6 5.00 3 4 1.67 6 4 4.67 4 1 3.67 1 1 0.67 6 5 4.33 27.00 21.00 20.01 255.028 1728 590 495 16 1

591 791 - İREM AYDIN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 9 10 5.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 0 0 0.00 6 14 1.33 9 8 6.33 30.00 45.00 14.99 254.783 1730 591 496 81 9

592 696 - ECRİN DEMİRKIRAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 7 12 3.00 6 2 5.33 9 1 8.67 5 3 4.00 2 4 0.67 6 10 2.67 35.00 32.00 24.34 254.606 1732 592 497 19 4

593 79 - FATMA GÖKTEKİN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 10 10 6.67 10 0 10.00 10 0 10.00 2 5 0.33 1 12 -3.00 5 8 2.33 38.00 35.00 26.33 254.603 1733 593 498 12 3

594 193 - BARA NENGİN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 7 9 4.00 4 5 2.33 5 5 3.33 3 3 2.00 4 12 0.00 10 9 7.00 33.00 43.00 18.66 254.147 1736 594 96 25 8

595 103 - ZEYNEP ATEŞ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / 0 6 14 1.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 8 12 4.00 34.00 56.00 15.32 254.068 1737 595 499 22 1

596 98 - HALİME ER
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 9 6 7.00 2 2 1.33 4 3 3.00 0 0 0.00 1 2 0.33 7 7 4.67 23.00 20.00 16.33 253.634 1739 596 500 42 8

597 639 - ZOZAN DÖLEK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 11 8 8.33 3 4 1.67 7 3 6.00 0 6 -2.00 4 6 2.00 3 8 0.33 28.00 35.00 16.33 253.628 1741 597 501 35 7

598 815 - HÜMEYRA ÇETİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 34.00 56.00 15.32 253.545 1743 598 502 61 14

599 76 - HAZAL GÜNDÜZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 6 13 1.67 3 6 1.00 7 3 6.00 3 0 3.00 3 6 1.00 10 9 7.00 32.00 37.00 19.67 253.535 1744 599 503 39 12

600 65 - İREM İŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 8 12 4.00 10 10 6.67 35.00 55.00 16.67 253.451 1745 600 504 82 4

601 0 - ECRİN KANDEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 4 2.67 1 7 -1.33 10 10 6.67 35.00 41.00 21.34 253.435 1746 601 97 20 2

602 137 - SEHER KASIRGA
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 8 10 4.67 1 6 -1.00 9 1 8.67 7 3 6.00 2 6 0.00 7 10 3.67 34.00 36.00 22.01 253.408 1747 602 505 31 12

603 221 - ÖMER F ÇAKA
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 7 12 3.00 7 1 6.67 4 5 2.33 0 0 0.00 5 3 4.00 6 13 1.67 29.00 34.00 17.67 253.198 1749 603 506 40 6

604 208 - IRMAK AKMAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 8 9 5.00 2 3 1.00 7 3 6.00 1 3 0.00 1 4 -0.33 9 8 6.33 28.00 30.00 18.00 253.100 1750 604 507 32 12

605 56 - BEYZANUR ATAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 9 11 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 3 1.00 5 15 0.00 36.00 39.00 23.00 252.843 1753 605 508 41 13

606 91 - EMİNE GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 8 10 4.67 7 3 6.00 10 0 10.00 1 3 0.00 0 0 0.00 6 12 2.00 32.00 28.00 22.67 252.824 1754 606 509 1 1

607 2109 - ŞEHMUS DENLİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 8 12 4.00 32.00 58.00 12.67 252.807 1755 607 98 53 4

608 0 - GÜLBİN ABUL
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 8 12 4.00 4 1 3.67 4 5 2.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 29.00 35.00 17.33 252.736 1756 608 510 42 7

609 26 - GÜLİZAR BATIRHAN
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 9 10 5.67 5 4 3.67 6 2 5.33 4 2 3.33 2 5 0.33 6 11 2.33 32.00 34.00 20.66 252.674 1757 609 511 8 8

610 435 - ŞEMSİHAN ALAY
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 6 11 2.33 2 4 0.67 7 0 7.00 0 2 -0.67 1 1 0.67 10 7 7.67 26.00 25.00 17.67 252.619 1759 610 512 20 10

611 2127 - HAYRUNNİSA SOLHAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 3 16 -2.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 4 0.67 0 0 0.00 12 7 9.67 33.00 31.00 22.68 252.577 1760 611 99 54 7

612 544 - ŞÜKR* TAŞ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 10 7 7.67 0 0 0.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 0 2.00 4 8 1.33 22.00 19.00 15.67 252.567 1761 612 100 26 2

613 55 - İREM BATIRHAN
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 9 11 5.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 3 15 -2.00 40.00 37.00 27.67 252.551 1762 613 513 9 9

614 2647 - SAMED AYDIN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 8 11 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 0 1.00 4 9 1.00 5 8 2.33 32.00 34.00 20.66 252.474 1763 614 101 55 10

615 526 - ÖZLEM DEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 8 9 5.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 32.00 55.00 13.68 252.443 1764 615 102 21 1

616 72 - MUSTAFA ÇİFÇİ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 10 9 7.00 5 5 3.33 9 1 8.67 1 0 1.00 4 7 1.67 2 10 -1.33 31.00 32.00 20.34 252.442 1765 616 103 22 14

617 298 - HEJİN KARACA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 10 10 6.67 5 4 3.67 7 3 6.00 0 0 0.00 2 9 -1.00 8 12 4.00 32.00 38.00 19.34 252.398 1767 617 514 26 9

618 754 - ZİLAN AKSAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 10 0 10.00 1 1 0.67 4 15 -1.00 5 14 0.33 36.00 43.00 21.66 252.361 1768 618 515 36 3

619 145 - MEHMET SİRAÇ ALKAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 7 7 4.67 2 3 1.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 2 1.33 7 10 3.67 26.00 24.00 18.00 252.351 1769 619 516 43 6

620 452 - ÇEÇANE EYLÜL ÇAPAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 8 10 4.67 3 7 0.67 10 0 10.00 5 5 3.33 2 6 0.00 6 9 3.00 34.00 37.00 21.67 252.111 1772 620 517 56 11

621 519 - RONİ KILINÇ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 0 9 -3.00 4 9 1.00 37.00 35.00 25.34 252.092 1773 621 518 43 7

622 885 - ABDULKADİR SANLI ERC
ARTUKLU - MEHMETÇİK 0 / 0 10 9 7.00 2 2 1.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 3.33 25.00 22.00 17.66 252.034 1774 622 104 56 1

623 241 - HİRANUR KURTULUŞ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 6 6 4.00 2 0 2.00 7 2 6.33 1 2 0.33 1 1 0.67 6 3 5.00 23.00 14.00 18.33 251.978 1775 623 519 17 2

624 335 - ŞAHİN KEREN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 7 13 2.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 14 1.33 7 13 2.67 39.00 51.00 22.00 251.822 1776 624 520 17 5

625 594 - SUDENAZ KARACA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 2 11 -1.67 7 13 2.67 32.00 41.00 18.33 251.785 1777 625 521 27 10

626 290 - ZİNET ASAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 6 13 1.67 7 3 6.00 6 3 5.00 4 1 3.67 2 3 1.00 8 11 4.33 33.00 34.00 21.67 251.751 1778 626 522 23 5

627 421 - ŞEHMUS ATAÇ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 8 1 7.67 0 2 -0.67 3 5 1.33 6 6 4.00 30.00 31.00 19.67 251.748 1779 627 523 62 15

628 655 - ROJDA ÇINAR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 8 11 4.33 2 6 0.00 9 1 8.67 2 3 1.00 2 2 1.33 5 5 3.33 28.00 28.00 18.66 251.716 1780 628 524 37 8

629 461 - YAĞMUR ÇİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 8 7 5.67 5 4 3.67 9 1 8.67 2 1 1.67 2 3 1.00 4 11 0.33 30.00 27.00 21.01 251.664 1781 629 525 57 7

630 355 - FATİME İPEK
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 5 8 2.33 6 2 5.33 8 2 7.33 1 3 0.00 1 3 0.00 7 4 5.67 28.00 22.00 20.66 251.629 1782 630 105 27 9

631 23 - FATİH ALPASLAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 6 0.00 1 6 -1.00 9 11 5.33 33.00 42.00 19.00 251.615 1783 631 526 44 11

632 8 - ÖZGÜR ACAR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 6 11 2.33 2 1 1.67 8 2 7.33 2 3 1.00 4 0 4.00 5 10 1.67 27.00 27.00 18.00 251.596 1784 632 527 44 13

633 520 - SADİYE SERTKAYA
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 7 13 2.67 8 2 7.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 8 12 4.00 32.00 30.00 22.00 251.522 1785 633 528 45 8

634 180 - SÜLEYMAN YALÇINN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 4 10 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 3 1.00 8 7 5.67 32.00 32.00 21.35 251.395 1786 634 529 83 17

635 723 - ZEYNEP MENTEŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 32.00 58.00 12.67 251.385 1787 635 530 84 15

636 423 - YAĞMUR TEZDÖNEN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 8 6 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 0 0 0.00 2 6 0.00 30.00 22.00 22.67 251.383 1788 636 531 58 12

637 303 - ELİF BELLİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 3 9 0.00 5 2 4.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 0 1.00 11 6 9.00 25.00 22.00 17.66 251.353 1789 637 532 33 9



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

638 149 - HALİME AKBAY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 4 15 -1.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 4 0.67 6 9 3.00 8 9 5.00 34.00 42.00 20.00 251.302 1790 638 533 85 18

639 221 - BARIŞ BÜYÜK
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 12 2.00 7 1 6.67 7 3 6.00 0 0 0.00 1 1 0.67 7 6 5.00 28.00 23.00 20.34 251.297 1791 639 534 14 14

640 820 - HİRANUR TOKAY
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 12 7 9.67 2 2 1.33 5 1 4.67 1 3 0.00 2 7 -0.33 6 14 1.33 28.00 34.00 16.67 251.252 1792 640 535 63 10

641 135 - NİSAN NUR EROĞLU
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 8 8 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 2 6 0.00 5 8 2.33 31.00 32.00 20.32 251.199 1793 641 536 21 7

642 2087 - SULTAN TUNÇ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 10 6 8.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 0 1.00 2 3 1.00 7 12 3.00 26.00 35.00 14.34 251.121 1795 642 106 57 7

643 524 - AHMET YILDIRIM
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 7 9 4.00 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 6 10 2.67 31.00 26.00 22.34 251.053 1798 643 107 28 3

644 701 - NEVZET ASLAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 9 10 5.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 1 2.67 8 12 4.00 28.00 45.00 13.01 250.963 1799 644 537 86 16

645 830 - HÜSEYİN ESEN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 8 9 5.00 2 2 1.33 7 3 6.00 2 0 2.00 0 0 0.00 7 8 4.33 26.00 22.00 18.66 250.864 1800 645 538 38 4

646 172 - BARAN YILDIZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 8 11 4.33 3 6 1.00 6 4 4.67 2 0 2.00 4 5 2.33 6 10 2.67 29.00 36.00 17.00 250.787 1801 646 539 45 8

647 136 - YASEMİN DEMİR
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 3 13 -1.33 5 1 4.67 7 2 6.33 2 8 -0.67 1 0 1.00 11 6 9.00 29.00 30.00 19.00 250.733 1803 647 540 34 13

648 90 - BARAN DOĞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 2 4 0.67 2 6 0.00 6 13 1.67 34.00 39.00 21.01 250.636 1804 648 541 46 7

649 709 - AYŞENUR AKAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 7 9 4.00 4 3 3.00 7 0 7.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 8 9 5.00 26.00 22.00 18.67 250.566 1806 649 542 22 11

650 4 - MELIKBORAN KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 4 14 -0.67 5 2 4.33 7 3 6.00 2 3 1.00 2 1 1.67 9 6 7.00 29.00 29.00 19.33 250.546 1808 650 543 59 7

651 146 - MUSA TOKAY
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 4 2 3.33 6 1 5.67 2 5 0.33 9 10 5.67 32.00 37.00 19.67 250.498 1810 651 544 47 8

652 2083 - MUHAMMED ÇİÇEK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 9 6 7.00 3 5 1.33 8 2 7.33 2 3 1.00 3 7 0.67 4 9 1.00 29.00 32.00 18.33 250.402 1813 652 108 58 4

653 218 - ELİFNUR BUDAK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 9 10 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 0 6 -2.00 3 7 0.67 6 12 2.00 32.00 41.00 18.34 250.307 1814 653 545 28 6

654 475 - ONUR DOĞAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 36.00 54.00 18.01 250.286 1815 654 546 87 25

655 14 - BÜNYAMİN ÇİN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 5 13 0.67 5 4 3.67 9 1 8.67 5 5 3.33 2 4 0.67 7 6 5.00 33.00 33.00 22.01 250.197 1816 655 547 18 15

656 2131 - ÖMERFARUKAŞIK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 8 11 4.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 39.00 50.00 22.33 250.126 1817 656 109 59 5

657 1003 - SÜREYYA KESKİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 7 10 3.67 3 2 2.33 8 2 7.33 4 0 4.00 1 0 1.00 6 11 2.33 29.00 25.00 20.66 250.107 1818 657 548 64 5

658 879 - ARDA YURTGÜL
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 10 10 6.67 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8 10 4.67 26.00 32.00 15.34 250.104 1819 658 549 46 9

659 382 - YUSUF SAMİ BAŞBOĞA
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 9 10 5.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 13 0.67 7 13 2.67 35.00 52.00 17.67 250.075 1820 659 550 24 6

660 493 - MEHMET ZAL ACAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 12 2.00 7 1 6.67 9 0 9.00 2 2 1.33 1 0 1.00 3 2 2.33 28.00 17.00 22.33 249.997 1821 660 551 15 15

661 436 - ELANUR SAĞLAM
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 5 11 1.33 7 2 6.33 7 2 6.33 2 0 2.00 2 5 0.33 8 9 5.00 31.00 29.00 21.32 249.912 1822 661 552 16 16

662 17 - MEHMET GÜMÜŞ
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 6 7 3.67 3 7 0.67 6 2 5.33 0 0 0.00 5 4 3.67 5 9 2.00 25.00 29.00 15.34 249.879 1823 662 553 4 4

663 166 - MEHMETALİ KASIRGA
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 5 7 2.67 3 4 1.67 8 2 7.33 2 0 2.00 1 2 0.33 8 8 5.33 27.00 23.00 19.33 249.871 1824 663 554 35 14

664 616 - BARAN İVEDİ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 11 9 8.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 12 1.00 6 11 2.33 32.00 52.00 14.66 249.861 1825 664 555 65 10

665 34 - HEVİNDAR DARK
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 8 12 4.00 4 5 2.33 5 5 3.33 2 7 -0.33 5 8 2.33 7 10 3.67 31.00 47.00 15.33 249.848 1826 665 556 5 5

666 135 - HİLAL ÜREY
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 5 11 1.33 0 5 -1.67 33.00 38.00 20.33 249.696 1829 666 557 36 15

667 54 - BÜNYAMİN OĞUZ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 13 7 10.67 2 7 -0.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 3 16 -2.33 7 13 2.67 34.00 52.00 16.68 249.632 1831 667 558 13 4

668 577 - FATMA ÖZEL
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 10 10 6.67 1 5 -0.67 9 1 8.67 0 2 -0.67 1 3 0.00 6 9 3.00 27.00 30.00 17.00 249.456 1833 668 559 39 2

669 673 - MEHMET SEVİŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 12 8 9.33 0 8 -2.67 2 3 1.00 2 4 0.67 0 0 0.00 8 12 4.00 24.00 35.00 12.33 249.305 1835 669 560 88 17

670 286 - ŞEHMUS EŞİN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 7 13 2.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 9 11 5.33 7 13 2.67 32.00 58.00 12.67 249.245 1836 670 561 18 5

671 556 - ŞÜKRAN ARSLAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 7 10 3.67 1 3 0.00 7 3 6.00 1 3 0.00 0 0 0.00 8 4 6.67 24.00 23.00 16.34 249.019 1837 671 562 40 2

672 187 - BARAN IRMAK
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 5 6 3.00 3 4 1.67 5 3 4.00 2 0 2.00 1 0 1.00 7 5 5.33 23.00 18.00 17.00 248.930 1838 672 563 15 15

673 505 - ALEYNA İLHAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 7 6 5.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 1 0 1.00 6 4 4.67 4 8 1.33 21.00 27.00 12.00 248.921 1839 673 564 66 11

674 110 - HAMDULLAH İLBAŞ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 9 4 7.67 2 8 -0.67 2 2 1.33 1 1 0.67 6 7 3.67 2 7 -0.33 22.00 29.00 12.34 248.916 1840 674 565 14 2

675 18 - HOZAN ATA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 8 10 4.67 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.33 7 6 5.00 19.00 20.00 12.33 248.841 1841 675 566 29 7

676 52 - ZEYNEP AYDIN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 4 4 2.67 1 4 -0.33 4 7 1.67 6 11 2.33 29.00 41.00 15.34 248.834 1842 676 567 10 7

677 30 - DİLAN ESEN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 4 1.67 1 9 -2.00 5 9 2.00 34.00 37.00 21.68 248.732 1844 677 568 41 22

678 260 - ESMANUR BOZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 10 10 6.67 4 6 2.00 4 4 2.67 0 7 -2.33 1 4 -0.33 9 11 5.33 28.00 42.00 14.01 248.704 1845 678 569 48 4

679 369 - MUHAMMED CAN KILIÇ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 6 11 2.33 5 1 4.67 4 5 2.33 0 0 0.00 9 5 7.33 2 13 -2.33 26.00 35.00 14.33 248.666 1846 679 570 25 7

680 296 - RABİA ABLAY
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 7 5 5.33 5 2 4.33 7 2 6.33 4 0 4.00 2 3 1.00 2 7 -0.33 27.00 19.00 20.66 248.608 1847 680 571 15 6

681 159 - KADER ÇAPAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 10 0.67 8 12 4.00 37.00 47.00 21.33 248.607 1848 681 572 17 17

682 361 - MUHAMMED YÜCESOY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 8 8 5.33 2 7 -0.33 7 3 6.00 0 8 -2.67 5 9 2.00 7 11 3.33 29.00 46.00 13.66 248.478 1849 682 573 89 10

683 22 - **M
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 6 14 1.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 14 1.33 10 10 6.67 35.00 55.00 16.66 248.444 1851 683 110 60 8

684 189 - HİLAL SAMETOĞLU
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 9 9 6.00 2 6 0.00 5 5 3.33 2 5 0.33 4 8 1.33 6 8 3.33 28.00 41.00 14.32 248.387 1852 684 574 90 19

685 20 - YAKUB ECE
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 5 8 2.33 1 3 0.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 8 -2.67 14 4 12.67 25.00 28.00 15.66 248.383 1853 685 575 37 16

686 459 - BERİTAN KANAT
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 11 9 8.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 0 0 0.00 1 0 1.00 2 2 1.33 22.00 22.00 14.67 248.351 1854 686 111 61 7



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

687 30 - KÜBRA ALTAŞ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 5 9 2.00 8 1 7.67 5 2 4.33 2 1 1.67 1 3 0.00 8 10 4.67 29.00 26.00 20.34 248.225 1856 687 576 49 12

688 397 - BİRSEL AKSİN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 8 10 4.67 3 6 1.00 4 6 2.00 4 5 2.33 6 2 5.33 1 7 -1.33 26.00 36.00 14.00 248.145 1857 688 577 16 3

689 0 - ŞÜKRAN BAYAZİT
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 9 10 5.67 3 7 0.67 9 1 8.67 0 4 -1.33 3 3 2.00 5 13 0.67 29.00 38.00 16.35 248.141 1858 689 578 50 5

690 531 - BÜŞRA ÖZELYILDIZ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 8 12 4.00 8 12 4.00 32.00 48.00 16.00 248.100 1859 690 112 29 5

691 518 - RAMAZAN AYSEL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 8 11 4.33 5 4 3.67 9 1 8.67 0 0 0.00 1 2 0.33 5 8 2.33 28.00 26.00 19.33 248.040 1861 691 579 17 5

692 0 - ADEM ÖKMEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 14 0.33 37.00 47.00 21.34 247.967 1863 692 580 47 9

693 217 - MUHAMMED KİNİÇ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 7 13 2.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 37.00 41.00 23.34 247.882 1865 693 581 51 9

694 214 - HİLAL UNAL
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 5 10 1.67 5 1 4.67 10 0 10.00 2 5 0.33 3 3 2.00 4 7 1.67 29.00 26.00 20.34 247.861 1866 694 582 60 13

695 399 - HÜSEYİN ALALİ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 5 14 0.33 2 6 0.00 10 0 10.00 7 2 6.33 6 7 3.67 3 7 0.67 33.00 36.00 21.00 247.839 1867 695 583 18 7

696 134 - SENEM TURĞAY
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 8 9 5.00 2 5 0.33 7 3 6.00 3 4 1.67 3 8 0.33 7 10 3.67 30.00 39.00 17.00 247.803 1868 696 584 38 13

697 115 - İREMSU ÇEVİK
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 10 10 6.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 11 -2.67 8 11 4.33 35.00 46.00 19.66 247.755 1870 697 585 6 6

698 540 - HİVİDAR DUMAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 8 12 4.00 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 9 11 5.33 30.00 40.00 16.66 247.744 1871 698 586 52 14

699 424 - MUHAMMED BARAN ALTUN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 5 12 1.00 1 8 -1.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 5 0.33 13 7 10.67 26.00 37.00 13.66 247.624 1874 699 587 67 12

700 2175 - DİLAN CUMA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 4 9 1.00 3 4 1.67 2 4 0.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 13 7 10.67 28.00 37.00 15.67 247.586 1875 700 113 62 9

701 153 - ALİİSA KILIÇ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 2 4.33 2 4 0.67 11 9 8.00 29.00 44.00 14.33 247.479 1876 701 588 39 10

702 328 - NURDAN ALINCA
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 10 10 6.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 10 10 6.67 31.00 59.00 11.35 247.061 1878 702 589 19 6

703 168 - YUSUF GÜMÜŞ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 3 6 1.00 0 0 0.00 4 6 2.00 3 8 0.33 26.00 34.00 14.67 247.037 1879 703 590 11 4

704 736 - BEDRAN CENGİZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 0 0 0.00 9 9 6.00 30.00 38.00 17.34 246.999 1880 704 114 63 8

705 199 - CIVAN AKYOL
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 7 11 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 2 4.33 3 8 0.33 7 11 3.33 33.00 41.00 19.32 246.995 1881 705 591 68 16

706 335 - ELİF BULUT
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 6 12 2.00 7 2 6.33 8 2 7.33 1 0 1.00 2 4 0.67 5 6 3.00 29.00 26.00 20.33 246.988 1882 706 592 42 23

707 73 - KÜARA AUDAKK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 7 11 3.33 2 7 -0.33 9 1 8.67 4 2 3.33 4 8 1.33 6 11 2.33 32.00 40.00 18.66 246.969 1883 707 593 30 11

708 99 - ÖZKANEEMEN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 5 2.33 4 16 -1.33 10 10 6.67 34.00 55.00 15.67 246.945 1884 708 594 40 14

709 198 - LEYLA NAS
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 6 11 2.33 2 5 0.33 6 4 4.67 4 4 2.67 7 7 4.67 2 4 0.67 27.00 35.00 15.34 246.896 1886 709 595 19 4

710 597 - ELİF ADANIR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 3 4.00 1 2 0.33 6 11 2.33 33.00 35.00 21.33 246.868 1887 710 596 31 12

711 423 - EDİP GÜNEŞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 6 11 2.33 4 5 2.33 6 4 4.67 4 2 3.33 1 9 -2.00 11 8 8.33 32.00 39.00 18.99 246.868 1887 710 596 69 6

712 337 - NURGÜL KALKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 7 11 3.33 2 2 1.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 5.67 25.00 25.00 16.66 246.866 1889 712 115 64 9

713 386 - BERAT BARAN DEMİR
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 7 / F 8 9 5.00 5 5 3.33 10 0 10.00 0 2 -0.67 3 7 0.67 5 13 0.67 31.00 36.00 19.00 246.817 1890 713 598 53 1

714 667 - ELİZAN TEKİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 5 5 3.33 1 3 0.00 10 0 10.00 0 1 -0.33 3 5 1.33 5 6 3.00 24.00 20.00 17.33 246.815 1891 714 599 70 11

715 224 - ZELİ * DEMİR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 9 8 6.33 3 6 1.00 7 2 6.33 2 3 1.00 1 4 -0.33 6 10 2.67 28.00 33.00 17.00 246.789 1892 715 600 48 10

716 254 - ROJBİN ATLİ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 7 12 3.00 4 5 2.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 12 -1.00 9 7 6.67 32.00 43.00 17.66 246.770 1893 716 116 30 10

717 603 - AHİS EYDO
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 11 2.33 28.00 25.00 19.66 246.769 1894 717 117 65 10

718 177 - CANAN ÇEVİK
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 8 12 4.00 3 5 1.33 8 2 7.33 1 3 0.00 3 5 1.33 6 10 2.67 29.00 37.00 16.66 246.601 1895 718 601 12 5

719 4 - CANSU ÇAKIR
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 10 9 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 33.00 56.00 14.33 246.579 1896 719 602 54 13

720 4 - EYE EL HÜSEYİN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 5 10 1.67 3 4 1.67 10 0 10.00 5 4 3.67 0 0 0.00 7 9 4.00 30.00 27.00 21.01 246.316 1897 720 603 16 16

721 379 - ASYA BURAK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 13 2.67 5 4 3.67 7 3 6.00 2 0 2.00 3 5 1.33 5 7 2.67 29.00 32.00 18.34 246.249 1898 721 604 32 5

722 64 - EMRULLAH KAHRAMAN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 5 13 0.67 10 0 10.00 8 2 7.33 0 1 -0.33 2 4 0.67 6 9 3.00 31.00 29.00 21.34 246.245 1899 722 605 20 4

723 172 - YASİN ÇOŞKUN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 4 10 0.67 0 0 0.00 9 1 8.67 6 4 4.67 1 0 1.00 6 4 4.67 26.00 19.00 19.68 246.149 1900 723 606 17 1

724 0 - FURKAN GÜMÜŞ
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 6 6 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 7 10 3.67 6 13 1.67 28.00 45.00 13.01 246.135 1901 724 607 7 7

725 50 - ASRİN AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 11 2.33 4 2 3.33 10 0 10.00 6 1 5.67 2 3 1.00 3 8 0.33 31.00 25.00 22.66 246.120 1902 725 608 18 18

726 1263 - İREM DEMİR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 5 10 1.67 0 0 0.00 5 3 4.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 11 5 9.33 21.00 19.00 14.67 246.078 1903 726 118 66 6

727 530 - HAMDULLAH ÇİÇEK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 7 13 2.67 4 3 3.00 10 0 10.00 1 1 0.67 0 2 -0.67 8 11 4.33 30.00 30.00 20.00 246.041 1904 727 609 43 9

728 16 - EYÜP BATIRHAN
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 6 10 2.67 3 6 1.00 10 0 10.00 1 0 1.00 1 1 0.67 7 11 3.33 28.00 28.00 18.67 245.923 1906 728 610 10 10

729 2090 - SEMANUR YİĞİT
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 8 11 4.33 3 7 0.67 9 1 8.67 1 6 -1.00 4 6 2.00 6 14 1.33 31.00 45.00 16.00 245.823 1907 729 119 67 6

730 498 - SÜMEYYE TAŞKIN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 5 9 2.00 1 3 0.00 7 2 6.33 6 4 4.67 2 1 1.67 6 8 3.33 27.00 27.00 18.00 245.810 1908 730 611 61 14

731 556 - B NYAM N DE ERS
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 7 13 2.67 5 4 3.67 7 3 6.00 1 5 -0.67 3 3 2.00 5 7 2.67 28.00 35.00 16.34 245.593 1910 731 612 49 14

732 0 - MİRKAN TAŞ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / * 6 9 3.00 6 2 5.33 7 3 6.00 1 2 0.33 1 5 -0.67 6 4 4.67 27.00 25.00 18.66 245.526 1911 732 120 31 1

733 169 - BÜNYAMİN DURAK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 5 1.33 0 0 0.00 7 13 2.67 31.00 37.00 18.66 245.526 1911 732 613 50 10

734 2287 - MUHAMMED ALİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 5 11 1.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 13 2.67 6 13 1.67 35.00 50.00 18.33 245.520 1913 734 121 68 9

735 58 - ŞÜKRAN HÜSEYİN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 7 10 3.67 4 5 2.33 7 2 6.33 7 0 7.00 2 6 0.00 4 7 1.67 31.00 30.00 21.00 245.517 1914 735 614 19 16
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

736 460 - DİLA BULUŞ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 7 8 4.33 2 4 0.67 10 0 10.00 1 3 0.00 0 1 -0.33 6 8 3.33 26.00 24.00 18.00 245.437 1915 736 122 23 2

737 293 - SARYA DOĞAN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 9 11 5.33 3 3 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 2 5 0.33 3 5 1.33 26.00 25.00 17.66 245.325 1917 737 615 13 6

738 5 - RUKEN ÇELİK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 9 9 6.00 6 2 5.33 9 1 8.67 1 2 0.33 1 6 -1.00 2 4 0.67 28.00 24.00 20.00 245.283 1918 738 616 44 24

739 321 - BERKEM K LIÇ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 7 10 3.67 5 1 4.67 8 2 7.33 2 4 0.67 0 4 -1.33 7 8 4.33 29.00 29.00 19.34 245.196 1919 739 123 24 2

740 2 - ALEYNA BİRGÜL
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 5 10 1.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 0 0 0.00 4 1 3.67 7 12 3.00 25.00 33.00 14.01 245.104 1921 740 124 32 6

741 380 - AMİNE ECRİN ACAR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 2 1.33 3 3 2.00 9 11 5.33 30.00 40.00 16.66 245.015 1922 741 125 69 5

742 894 - ELENT KESRAHASAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 6 7 3.67 1 3 0.00 8 0 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 4 4.67 21.00 14.00 16.34 244.938 1923 742 617 23 12

743 284 - EDANUR KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 3 6 1.00 0 2 -0.67 8 1 7.67 7 3 6.00 3 4 1.67 6 8 3.33 27.00 24.00 19.00 244.916 1924 743 618 18 2

744 845 - MİRAÇ EGE
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 6 11 2.33 2 3 1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 3 2 2.33 7 9 4.00 24.00 29.00 14.33 244.909 1925 744 619 51 8

745 84 - BEKİR AYDAR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 8 11 4.33 8 1 7.67 9 1 8.67 5 5 3.33 5 15 0.00 4 16 -1.33 39.00 49.00 22.67 244.815 1927 745 126 70 7

746 515 - ECRİN AKKOYUN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 6 10 2.67 3 6 1.00 5 3 4.00 2 6 0.00 4 12 0.00 10 9 7.00 30.00 46.00 14.67 244.751 1928 746 620 91 20

747 1208 - FİLİZ ERDOĞAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 7 10 3.67 7 2 6.33 5 3 4.00 1 0 1.00 0 0 0.00 5 6 3.00 25.00 21.00 18.00 244.692 1929 747 127 71 10

748 355 - ZOZAN GÜMÜŞT N
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 6 7 3.67 2 2 1.33 3 0 3.00 0 1 -0.33 3 9 0.00 9 8 6.33 23.00 27.00 14.00 244.615 1931 748 621 24 13

749 302 - BERFİN TOPÇUL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 8 12 4.00 1 6 -1.00 9 1 8.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 8 10 4.67 26.00 31.00 15.67 244.598 1932 749 622 33 6

750 96 - MELİKE AKSOY
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 7 10 3.67 3 5 1.33 4 3 3.00 0 6 -2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 25.00 38.00 12.33 244.593 1933 750 623 41 17

751 806 - MAHMET GÖKDEN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 8 10 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 1 3 0.00 3 7 0.67 5 11 1.33 30.00 38.00 17.33 244.521 1934 751 624 71 7

752 323 - ELİF ORTANÇ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 6 11 2.33 3 3 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 1 1 0.67 8 9 5.00 25.00 27.00 16.00 244.396 1936 752 128 33 4

753 165 - EZEL GÜL
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 8 10 4.67 2 5 0.33 8 2 7.33 2 4 0.67 1 9 -2.00 8 6 6.00 29.00 36.00 17.00 244.381 1937 753 625 42 18

754 681 - İREMSU SAĞLAM
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 6 12 2.00 3 1 2.67 6 2 5.33 0 0 0.00 4 1 3.67 4 8 1.33 23.00 24.00 15.00 244.363 1938 754 626 25 8

755 2046 - KADRİYE TÜRK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 4 7 1.67 1 5 -0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 2 2 1.33 9 7 6.67 22.00 25.00 13.67 244.350 1939 755 129 72 11

756 391 - BÜŞRA DEMİRCAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 8 8 5.33 2 3 1.00 6 3 5.00 2 3 1.00 4 4 2.67 4 13 -0.33 26.00 34.00 14.67 244.339 1940 756 627 55 5

757 67 - KADİR YÜKSEKDAĞ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 9 11 5.33 34.00 56.00 15.32 244.321 1941 757 628 20 9

758 0 - ELİF KAYA
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 7 3.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 0 2.00 2 5 0.33 4 10 0.67 29.00 27.00 20.00 244.254 1942 758 629 19 19

759 669 - ZEYNEP KILINÇ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 7 9 4.00 2 4 0.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 1 2 0.33 8 10 4.67 26.00 34.00 14.67 244.226 1943 759 130 34 5

760 5 - ABDULLAH DEMİR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 8 8 5.33 2 5 0.33 3 2 2.33 1 0 1.00 2 6 0.00 7 7 4.67 23.00 28.00 13.66 244.076 1944 760 630 92 5

761 528 - SÜMEYYE KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 7 13 2.67 2 1 1.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 9 8 6.33 24.00 27.00 15.01 244.070 1945 761 631 52 11

762 278 - YELİZ ÇETİN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 9 11 5.33 5 3 4.00 7 2 6.33 4 3 3.00 0 0 0.00 3 8 0.33 28.00 27.00 18.99 244.061 1946 762 131 25 15

763 151 - HAMİD AKIN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 5 8 2.33 0 0 0.00 8 1 7.67 4 2 3.33 3 0 3.00 1 1 0.67 21.00 12.00 17.00 244.051 1947 763 632 43 19

764 190 - BETÜL GÜLTEKİN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 4 9 1.00 4 3 3.00 5 5 3.33 0 3 -1.00 0 0 0.00 10 5 8.33 23.00 25.00 14.66 244.044 1948 764 633 44 11

765 588 - AMİNE ÇANTALI
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 5 14 0.33 3 4 1.67 7 3 6.00 3 1 2.67 4 3 3.00 6 9 3.00 28.00 34.00 16.67 244.017 1949 765 634 93 11

766 335 - SEMANUR GÜMÜŞ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 7 13 2.67 3 4 1.67 9 1 8.67 3 3 2.00 4 4 2.67 5 15 0.00 31.00 40.00 17.68 243.898 1951 766 635 26 6

767 16 - ABDULKADİR KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 6 14 1.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 1 1.67 3 4 1.67 6 10 2.67 30.00 36.00 18.00 243.799 1952 767 636 53 15

768 314 - MUSTAFAÖZDEMİR
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 7 11 3.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 8 9 5.00 5 15 0.00 29.00 51.00 12.00 243.759 1953 768 637 14 8

769 55 - BÜŞRA ACUR
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 8 11 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 4 15 -1.00 10 9 7.00 32.00 54.00 14.00 243.663 1954 769 638 21 5

770 5 - ADNAN FİLİZ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 7 10 3.67 7 2 6.33 7 3 6.00 0 5 -1.67 6 10 2.67 4 14 -0.67 31.00 44.00 16.33 243.632 1955 770 639 22 6

771 23 - İLKNUR ALAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 7 12 3.00 6 2 5.33 9 1 8.67 3 1 2.67 0 2 -0.67 5 9 2.00 30.00 27.00 21.00 243.547 1959 771 640 72 13

772 270 - CEMİL DENLİ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 6 10 2.67 4 5 2.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 2 0.33 9 7 6.67 26.00 38.00 13.33 243.410 1962 772 641 34 8

773 2001 - BERFİN AYGÜN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 11 8 8.33 2 1 1.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 0.00 22.00 22.00 14.67 243.299 1964 773 132 73 12

774 355 - OSMAN GÖKÇE
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 6 12 2.00 5 4 3.67 5 4 3.67 2 3 1.00 2 8 -0.67 10 10 6.67 30.00 41.00 16.34 243.219 1965 774 642 73 8

775 26890 - SEFA ÖZTÜRK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 9 8 6.33 1 8 -1.67 3 6 1.00 6 4 4.67 6 11 2.33 5 14 0.33 30.00 51.00 12.99 243.129 1966 775 133 74 2

776 223 - ÜMMEYSA KARAK
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 10 9 7.00 2 5 0.33 6 3 5.00 2 3 1.00 3 5 1.33 4 13 -0.33 27.00 38.00 14.33 243.101 1967 776 643 15 9

777 297 - UMUT PULAT
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 7 10 3.67 2 4 0.67 5 3 4.00 3 6 1.00 3 13 -1.33 10 9 7.00 30.00 45.00 15.01 243.016 1968 777 644 27 6

778 834 - HAMDULLAH KILIÇ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 7 9 4.00 5 3 4.00 5 4 3.67 1 0 1.00 2 2 1.33 5 10 1.67 25.00 28.00 15.67 242.979 1969 778 645 54 9

779 876 - MİNE BULUT
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 9 11 5.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 0 2.00 1 3 0.00 5 14 0.33 30.00 35.00 18.33 242.960 1970 779 646 55 10

780 406 - MEDİNE KURĞA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 6 12 2.00 5 3 4.00 9 1 8.67 2 1 1.67 2 3 1.00 3 4 1.67 27.00 24.00 19.01 242.823 1972 780 647 35 7

781 1006 - ENVER TÜRKASLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 8 2 7.33 2 5 0.33 0 4 -1.33 6 8 3.33 29.00 36.00 16.99 242.809 1974 781 134 75 13

782 0 - ELİFNUR YAPICI
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 4 6 2.00 5 12 1.00 28.00 39.00 15.00 242.806 1975 782 648 36 2

783 4 - NASRULLAH DAĞLI
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 9 11 5.33 5 5 3.33 9 1 8.67 0 0 0.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 33.00 47.00 17.33 242.739 1977 783 649 74 6

784 1353 - SİDRA HÜSEY N
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 10 9 7.00 3 5 1.33 7 2 6.33 3 4 1.67 2 3 1.00 2 10 -1.33 27.00 33.00 16.00 242.731 1978 784 135 76 7



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

785 639 - BARIŞ DORU
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 6 11 2.33 3 7 0.67 7 3 6.00 1 1 0.67 3 2 2.33 7 13 2.67 27.00 37.00 14.67 242.610 1979 785 650 94 18

786 574 - ÖZKANN HÜŞNÜ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 5 12 1.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 2 4 0.67 4 8 1.33 32.00 32.00 21.33 242.598 1980 786 651 45 25

787 83 - BARAN İLHAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 5 15 0.00 30.00 60.00 9.99 242.585 1981 787 652 75 9

788 101 - ALİ ÇEÇEN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 3 13 -1.33 0 5 -1.67 9 0 9.00 6 3 5.00 4 0 4.00 6 11 2.33 28.00 32.00 17.33 242.543 1982 788 653 45 20

789 405 - İREM DURGAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 10 7 7.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 8 -2.67 0 1 -0.33 3 9 0.00 26.00 32.00 15.33 242.464 1984 789 654 37 9

790 547 - ARAS ALO
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 9 10 5.67 3 6 1.00 5 5 3.33 3 6 1.00 1 5 -0.67 8 12 4.00 29.00 44.00 14.33 242.463 1985 790 655 56 16

791 121 - ŞEMSETTİN KAYA
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 5 11 1.33 7 2 6.33 9 1 8.67 3 1 2.67 1 5 -0.67 6 9 3.00 31.00 29.00 21.33 242.461 1986 791 136 35 3

792 252 - BERAT TUNCER
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 4 4 2.67 1 3 0.00 9 1 8.67 2 2 1.33 2 1 1.67 4 6 2.00 22.00 17.00 16.34 242.450 1987 792 656 19 17

793 778 - VEYSEL ATN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 5 13 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 1 1.67 2 8 -0.67 10 8 7.33 30.00 39.00 17.00 242.388 1989 793 657 57 17

794 0 - ALİ YILMAZ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 7 12 3.00 4 6 2.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 5 4 3.67 27.00 31.00 16.67 242.240 1990 794 137 36 11

795 219 - ROVZA AYDIN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 11 7 8.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 2 8 -0.67 2 9 -1.00 6 8 3.33 26.00 44.00 11.33 242.190 1991 795 658 28 7

796 661 - ROJBİN TAŞ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 9 8 6.33 0 7 -2.33 7 2 6.33 1 1 0.67 1 6 -1.00 7 9 4.00 25.00 33.00 14.00 242.079 1992 796 138 37 7

797 213 - TUANA ÇEÇEN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 6 7 3.67 0 1 -0.33 7 3 6.00 5 4 3.67 2 2 1.33 4 7 1.67 24.00 24.00 16.01 241.921 1993 797 659 20 3

798 310 - METİN ERM NOĞL U
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 8 3 7.00 3 7 0.67 3 4 1.67 0 2 -0.67 1 5 -0.67 6 6 4.00 21.00 27.00 12.00 241.860 1994 798 660 20 20

799 644 - MEDİNE GEZER
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 9 9 6.00 5 4 3.67 8 2 7.33 1 3 0.00 2 13 -2.33 7 12 3.00 32.00 43.00 17.67 241.724 1995 799 661 56 10

800 73 - VEFA AKAN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 10 2.67 6 3 5.00 10 0 10.00 4 1 3.67 3 8 0.33 4 13 -0.33 33.00 35.00 21.34 241.671 1996 800 662 21 21

801 66 - İLKNUR GÜNEŞ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 8 1 7.67 2 7 -0.33 4 4 2.67 7 13 2.67 30.00 46.00 14.68 241.662 1997 801 663 21 10

802 252 - MUHAMMED DENİ Z
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 5 6 3.00 1 3 0.00 7 3 6.00 0 3 -1.00 1 5 -0.67 10 10 6.67 24.00 30.00 14.00 241.607 1998 802 139 77 10

803 511 - MELİK TAŞKIN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 13 7 10.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 10 -3.33 6 14 1.33 6 14 1.33 27.00 63.00 6.00 241.605 1999 803 140 78 14

804 166 - SUKEYLA ÇETİN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 8 12 4.00 2 4 0.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 4 6 2.00 4 4 2.67 24.00 35.00 12.34 241.605 1999 803 664 22 11

805 183 - SULTAN TOKAY
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 11 9 8.00 2 3 1.00 4 0 4.00 2 3 1.00 3 14 -1.67 6 11 2.33 28.00 40.00 14.66 241.594 2001 805 665 76 12

806 289 - ZEYNEP AKKOYUN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 11 -0.67 7 11 3.33 32.00 50.00 15.32 241.524 2002 806 666 29 7

807 365 - ZEYNEP İNE
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 7 12 3.00 5 3 4.00 7 2 6.33 4 3 3.00 5 5 3.33 2 13 -2.33 30.00 38.00 17.33 241.496 2003 807 667 23 8

808 154 - ESMA DİNÇ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 6 6 4.00 25.00 31.00 14.67 241.388 2004 808 668 62 19

809 32 - CİHAN VİYAN AYDIN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 6 8 3.33 3 4 1.67 5 5 3.33 5 3 4.00 3 2 2.33 4 10 0.67 26.00 32.00 15.33 241.374 2005 809 669 46 21

810 0 - ASYA TUANA ALGÜ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 9 11 5.33 4 5 2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 33.00 56.00 14.33 241.353 2006 810 670 23 7

811 165 - BERZAN CEYLAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 4 16 -1.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 2 2.33 2 7 -0.33 8 10 4.67 34.00 38.00 21.34 241.271 2007 811 671 57 6

812 279 - EDANUR ÖZDEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 7 11 3.33 3 5 1.33 8 1 7.67 4 2 3.33 5 10 1.67 4 12 0.00 31.00 41.00 17.33 241.266 2008 812 141 26 3

813 456 - ALPER AYDIN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 1 -0.33 10 10 6.67 28.00 43.00 13.68 241.202 2010 813 142 27 4

814 241 - MELEK GÜRKAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 241.149 2012 814 672 77 17

815 497 - MERCAN AYDIN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 8 12 4.00 3 4 1.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 4.00 25.00 32.00 14.34 241.143 2013 815 673 58 12

816 2048 - MEHMET DURGAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 10 6 8.00 6 4 4.67 3 3 2.00 0 6 -2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 27.00 41.00 13.34 241.120 2015 816 143 79 8

817 0 - HİLAL SEZGİN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 13 -0.33 11 9 8.00 32.00 55.00 13.67 241.117 2016 817 674 24 6

818 348 - EMRE ALAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 6 8 3.33 3 4 1.67 9 1 8.67 0 0 0.00 1 1 0.67 6 12 2.00 25.00 26.00 16.34 241.066 2017 818 675 78 10

819 97 - SAMET CENGİZ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 6 14 1.33 4 1 3.67 7 3 6.00 6 2 5.33 3 8 0.33 7 13 2.67 33.00 41.00 19.33 241.004 2018 819 676 16 10

820 90 - ZEYNEP SEKMAN
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 5 12 1.00 4 2 3.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 2 9 -1.00 8 6 6.00 29.00 34.00 17.67 240.938 2020 820 677 8 8

821 37 - GAMZE ARSLAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 4 16 -1.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 12 3.00 8 12 4.00 34.00 55.00 15.67 240.923 2021 821 678 79 18

822 445 - NEVROZ EMEN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 5 14 0.33 3 5 1.33 10 0 10.00 5 5 3.33 3 10 -0.33 8 10 4.67 34.00 44.00 19.33 240.819 2023 822 679 46 4

823 334 - BERCEZ ESMER
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 6 14 1.33 33.00 57.00 13.99 240.776 2025 823 144 28 4

824 182 - EMİNE DOĞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 5 14 0.33 5 3 4.00 8 2 7.33 1 2 0.33 3 9 0.00 9 11 5.33 31.00 41.00 17.32 240.687 2026 824 680 58 11

825 405 - SABRİ DİDİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 7 11 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 3 0.00 2 3 1.00 7 8 4.33 25.00 37.00 12.66 240.686 2027 825 681 63 11

826 15 - HAMDİYE AYGÜN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 8 12 4.00 3 6 1.00 7 2 6.33 2 6 0.00 2 5 0.33 7 12 3.00 29.00 43.00 14.66 240.652 2028 826 682 95 19

827 0 - ROJDA YALÇINKAYA
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 5 15 0.00 7 12 3.00 31.00 57.00 12.00 240.599 2029 827 683 20 3

828 64 - GİZEM GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / İ 7 10 3.67 5 5 3.33 10 0 10.00 0 0 0.00 3 6 1.00 4 13 -0.33 29.00 34.00 17.67 240.521 2030 828 684 2 1

829 365 - NEFELNİSA DİNLER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 4 8 1.33 5 5 3.33 10 0 10.00 4 6 2.00 0 0 0.00 6 10 2.67 29.00 29.00 19.33 240.496 2031 829 685 64 8

830 588 - MİRAN ACAR
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 6 4.00 7 13 2.67 29.00 53.00 11.33 240.374 2034 830 686 80 19

831 35 - FURKAN NİLÜFER
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 31.00 59.00 11.34 240.321 2035 831 687 96 16

832 2657 - SİNEM KURĞA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 8 12 4.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 6 1.00 0 3 -1.00 6 12 2.00 31.00 39.00 18.00 240.099 2037 832 145 80 11

833 409 - MEHMET ÖZKAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 10 8 7.33 3 6 1.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 8 -2.67 3 4 1.67 26.00 26.00 17.33 240.090 2038 833 688 38 8
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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

834 171 - HALİD HASSO
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 6 14 1.33 3 7 0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 15 0.00 8 12 4.00 36.00 54.00 18.00 240.031 2039 834 689 81 7

835 749 - YASİN ÇEVİK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 4 9 1.00 8 12 4.00 32.00 50.00 15.34 240.017 2040 835 690 82 11

836 218 - CEMİLE KARASUNGUR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 6 13 1.67 4 3 3.00 7 3 6.00 3 3 2.00 2 2 1.33 5 8 2.33 27.00 32.00 16.33 239.895 2042 836 146 81 12

837 467 - SAMİRA ÇİFÇİ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 5 5 3.33 4 6 2.00 7 3 6.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 8 12 4.00 25.00 32.00 14.33 239.826 2044 837 147 29 3

838 46 - SÜLEYMAN KURŞUN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 4 16 -1.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 1 4.67 2 4 0.67 7 13 2.67 34.00 38.00 21.35 239.806 2045 838 691 39 8

839 33 - İREM AKTÜRK
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 7 8 4.33 2 6 0.00 10 0 10.00 3 5 1.33 4 11 0.33 4 10 0.67 30.00 40.00 16.66 239.636 2046 839 692 25 12

840 90 - ARAM NEBİOĞLU
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 7 13 2.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 39.00 51.00 22.01 239.578 2047 840 148 82 3

841 224 - AZİZ IRMAK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 6 10 2.67 5 1 4.67 6 4 4.67 1 3 0.00 3 10 -0.33 8 12 4.00 29.00 40.00 15.68 239.568 2048 841 693 83 13

842 100 - ABDULHALIK AKTAŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 8 9 5.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 4 13 -0.33 5 9 2.00 31.00 47.00 15.34 239.568 2048 841 693 97 6

843 2600 - ASMİNNUR ÖZTÜRK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 7 12 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 1 6 -1.00 8 10 4.67 29.00 40.00 15.68 239.550 2050 843 149 83 6

844 293 - PELŞİN AY
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 6 13 1.67 4 5 2.33 8 2 7.33 3 5 1.33 6 9 3.00 3 9 0.00 30.00 43.00 15.66 239.542 2051 844 695 24 9

845 291 - ZEYNEP ERDİN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 9 11 5.33 4 6 2.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 2 9 -1.00 5 7 2.67 29.00 42.00 15.00 239.531 2052 845 696 26 8

846 82 - BERAT KILIÇ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 35.00 54.00 17.00 239.463 2054 846 697 47 15

847 2 - FURKAN TUNCER
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 7 6 5.00 1 3 0.00 9 1 8.67 1 0 1.00 0 0 0.00 3 6 1.00 21.00 16.00 15.67 239.156 2058 847 698 21 18

848 461 - MUHARREM SERCANOĞLU
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 10 10 6.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 5 -1.67 7 13 2.67 27.00 38.00 14.33 239.133 2060 848 150 30 5

849 716 - R O J D A Ş U T
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 6 13 1.67 6 1 5.67 8 2 7.33 0 8 -2.67 5 10 1.67 5 10 1.67 30.00 44.00 15.34 239.101 2061 849 699 84 12

850 524 - MUHAMMED TURAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 8 12 4.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 5 -0.67 7 13 2.67 31.00 45.00 16.00 239.033 2063 850 700 59 15

851 2251 - ASMİN * AL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 10 10 6.67 30.00 60.00 10.00 238.978 2064 851 151 84 11

852 381 - ÖZGÜR DİDİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 8 6 6.00 6 4 4.67 8 1 7.67 0 2 -0.67 0 5 -1.67 4 9 1.00 26.00 27.00 17.00 238.898 2065 852 701 65 12

853 0 - ÖZGÜR YANAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 32.00 58.00 12.67 238.807 2066 853 702 40 10

854 283 - BEDRİYE EFE
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 8 10 4.67 2 5 0.33 6 3 5.00 0 0 0.00 4 8 1.33 5 11 1.33 25.00 37.00 12.66 238.635 2071 854 703 17 7

855 30400 - MEHMETNUR DOLU
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 5 15 0.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 5 1.33 2 0 2.00 6 11 2.33 29.00 38.00 16.33 238.591 2073 855 704 66 15

856 102 - EMİNE ÇELİK
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 3 17 -2.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 1 0.67 11 8 8.33 29.00 42.00 14.99 238.473 2075 856 705 48 12

857 273 - ARMANC KARAASLAN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 6 12 2.00 3 7 0.67 3 5 1.33 2 4 0.67 6 14 1.33 8 8 5.33 28.00 50.00 11.33 238.471 2076 857 706 18 8

858 979 - AHMET ÇİN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 30.00 60.00 10.01 238.349 2077 858 152 85 8

859 0 - SADİYE TAŞ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 6 8 3.33 3 3 2.00 2 4 0.67 2 4 0.67 5 6 3.00 4 8 1.33 22.00 33.00 11.00 238.340 2078 859 153 38 7

860 330 - SULTAN BOZKURT
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 10 10 6.67 4 6 2.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 0 2 -0.67 5 13 0.67 26.00 35.00 14.34 238.273 2079 860 707 59 11

861 53 - ÖMER IRMAK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 8 8 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 1 2.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 25.00 25.00 16.66 238.144 2081 861 708 85 13

862 808 - ZELAŞ İMRAK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 4 12 0.00 1 4 -0.33 10 0 10.00 0 1 -0.33 1 2 0.33 8 7 5.67 24.00 26.00 15.34 238.144 2081 861 708 60 11

863 352 - EMİN EKİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 9 11 5.33 3 7 0.67 8 2 7.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 26.00 36.00 13.99 238.143 2083 863 710 86 14

864 271 - MAZLUM BOZAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 7 8 4.33 2 1 1.67 7 1 6.67 2 4 0.67 2 0 2.00 2 9 -1.00 22.00 23.00 14.34 238.099 2084 864 154 31 4

865 368 - NESRİN KESEN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 10 8 7.33 4 5 2.33 8 2 7.33 3 3 2.00 2 9 -1.00 3 13 -1.33 30.00 40.00 16.66 238.072 2085 865 711 41 3

866 59 - DENİZ EMER
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 13 7 10.67 31.00 59.00 11.34 238.008 2087 866 712 60 16

867 255 - HELİN ABA
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / 0 6 11 2.33 4 3 3.00 5 3 4.00 1 2 0.33 1 2 0.33 7 9 4.00 24.00 30.00 13.99 237.934 2088 867 713 22 1

868 973 - SEYİTHAN YALÇİN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 7 10 3.67 3 6 1.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 1 3 0.00 8 10 4.67 24.00 36.00 12.00 237.934 2088 867 713 98 20

869 376 - MİZGİN KAYG SIZ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 6 14 1.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 8 12 4.00 8 11 4.33 28.00 61.00 7.66 237.903 2091 869 155 39 12

870 2236 - İLYAS SN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 6 13 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 8 12 4.00 6 14 1.33 31.00 58.00 11.67 237.892 2093 870 156 86 6

871 44 - AGİT ÖZGEZER
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 5 11 1.33 5 4 3.67 9 1 8.67 0 1 -0.33 1 0 1.00 5 9 2.00 25.00 26.00 16.34 237.875 2094 871 715 42 4

872 7 - AYŞE TURAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 8 12 4.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 7 13 2.67 37.00 53.00 19.33 237.801 2095 872 716 61 7

873 6 - ESMA ATAY
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 8 3 7.00 0 1 -0.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 17.00 10.00 13.67 237.779 2096 873 717 21 2

874 301 - SEMANUR EROL
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 9 11 5.33 2 3 1.00 7 3 6.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 5 10 1.67 23.00 29.00 13.33 237.769 2097 874 718 47 3

875 491 - NİSA AYDEMİR
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 5 15 0.00 3 4 1.67 6 4 4.67 4 3 3.00 0 2 -0.67 9 6 7.00 27.00 34.00 15.67 237.721 2098 875 719 30 7

876 286 - SEDANUR KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 5 7 2.67 0 3 -1.00 7 3 6.00 5 4 3.67 2 3 1.00 5 8 2.33 24.00 28.00 14.67 237.644 2099 876 720 22 4

877 245 - HEDİLNAZ KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 9 11 5.33 4 6 2.00 9 1 8.67 1 2 0.33 1 1 0.67 3 13 -1.33 27.00 34.00 15.67 237.640 2100 877 721 61 13

878 868 - MİRAÇ KADİR KILINÇ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 9 11 5.33 2 6 0.00 2 6 0.00 3 5 1.33 4 9 1.00 7 13 2.67 27.00 50.00 10.33 237.635 2101 878 722 62 10

879 135 - LATİFE HASAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 7 12 3.00 3 4 1.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 7 1.67 4 9 1.00 28.00 42.00 14.01 237.552 2102 879 723 48 4

880 667 - YUSUF KANAT
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 7 13 2.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 30.00 60.00 10.00 237.526 2103 880 157 40 4

881 261 - İBRAHİM ALKAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 32.00 58.00 12.66 237.516 2104 881 724 27 9

882 181 - CEMİL AKKAYA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 6 11 2.33 2 3 1.00 4 6 2.00 2 2 1.33 7 11 3.33 6 14 1.33 27.00 47.00 11.32 237.483 2105 882 725 43 13
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

883 521 - FADİ HASAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 4 16 -1.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 9 11 5.33 31.00 39.00 17.99 237.454 2107 883 726 87 20

884 7 - HEVİJİYAN BEGEÇ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 5 9 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 2 2.33 0 8 -2.67 11 3 10.00 25.00 36.00 13.00 237.409 2109 884 727 67 9

885 102 - BEY*A KAHRAMAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 5 14 0.33 3 7 0.67 7 3 6.00 6 0 6.00 1 9 -2.00 8 3 7.00 30.00 36.00 18.00 237.362 2110 885 728 99 7

886 364 - İREM ÖTÜN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 7 12 3.00 2 2 1.33 8 2 7.33 0 0 0.00 1 0 1.00 6 13 1.67 24.00 29.00 14.33 237.352 2111 886 729 63 14

887 104 - ELİF ALBAYRAK
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 10 10 6.67 0 7 -2.33 5 3 4.00 3 4 1.67 0 0 0.00 6 13 1.67 24.00 37.00 11.68 237.320 2112 887 730 68 6

888 181 - ABDULMECİT TUT
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 7 8 4.33 4 5 2.33 9 1 8.67 2 4 0.67 0 7 -2.33 6 8 3.33 28.00 33.00 17.00 237.272 2113 888 731 100 17

889 16 - BURAK ÇAPAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 7 10 3.67 7 2 6.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 1.67 22.00 21.00 15.00 237.170 2114 889 732 23 22

890 630 - MİKAİL *FTSÜREN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / C 6 10 2.67 1 8 -1.67 7 2 6.33 3 2 2.33 5 4 3.67 3 11 -0.67 25.00 37.00 12.66 237.083 2115 890 158 32 16

891 22 - YUSUF CAYLAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 8 9 5.00 2 7 -0.33 4 4 2.67 2 1 1.67 1 0 1.00 6 13 1.67 23.00 34.00 11.68 237.004 2116 891 733 49 16

892 13 - CİVAN ALİ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 7 9 4.00 3 3 2.00 8 2 7.33 0 6 -2.00 0 0 0.00 5 8 2.33 23.00 28.00 13.66 236.996 2117 892 734 22 3

893 965 - SAMET ZENGİN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 7 8 4.33 1 2 0.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 6 3.00 20.00 20.00 13.33 236.967 2118 893 735 101 12

894 52 - VİYAN DURMUŞ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 17 -2.67 11 9 8.00 30.00 60.00 10.00 236.874 2119 894 736 44 9

895 364 - NİSANUR BATIRHAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 6 11 2.33 5 3 4.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 25.00 25.00 16.67 236.711 2121 895 159 33 5

896 280 - ZEYNEP AKINC I
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 32.00 58.00 12.67 236.666 2123 896 737 31 8

897 0 - YUSUF KURGA
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 1.67 21.00 25.00 12.67 236.643 2124 897 738 69 13

898 364 - NAZLICAN DİNLER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 4 8 1.33 2 3 1.00 5 4 3.67 1 1 0.67 1 5 -0.67 9 6 7.00 22.00 27.00 13.00 236.641 2125 898 739 70 10

899 245 - ELİF ÇEVİK
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 6 12 2.00 3 4 1.67 9 1 8.67 3 5 1.33 3 10 -0.33 6 9 3.00 30.00 41.00 16.34 236.599 2126 899 160 41 4

900 0 - ELİF BABU Ş
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 5 14 0.33 0 10 -3.33 8 2 7.33 5 3 4.00 7 13 2.67 7 13 2.67 32.00 55.00 13.67 236.578 2127 900 740 102 18

901 534 - ELİF KILINÇ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 7 12 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 32.00 57.00 13.00 236.568 2128 901 161 34 5

902 75 - MELİSA KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 6 9 3.00 3 3 2.00 8 2 7.33 1 2 0.33 0 0 0.00 5 8 2.33 23.00 24.00 14.99 236.532 2129 902 741 71 8

903 712 - BERFİN ABLAY
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 4 8 1.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 4 10 0.67 11 9 8.00 22.00 39.00 9.01 236.482 2130 903 742 103 21

904 304 - GAMZE DAĞ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 7 13 2.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 4 1.67 1 4 -0.33 6 14 1.33 31.00 41.00 17.34 236.457 2131 904 743 32 8

905 746 - ALİ BEKLER
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 7 9 4.00 2 5 0.33 4 3 3.00 1 3 0.00 4 5 2.33 5 12 1.00 23.00 37.00 10.66 236.391 2132 905 744 104 22

906 251 - NURCAN ÖZCAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 6 11 2.33 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 14.00 18.33 236.370 2133 906 745 49 5

907 140 - FATMA SÜRER
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 6 11 2.33 3 4 1.67 5 5 3.33 5 2 4.33 1 0 1.00 4 6 2.00 24.00 28.00 14.66 236.313 2135 907 746 23 17

908 704 - FURKAN BOĞURCU
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 6 8 3.33 1 5 -0.67 7 3 6.00 2 0 2.00 4 8 1.33 5 11 1.33 25.00 35.00 13.32 236.257 2138 908 747 105 23

909 202 - ESMANUR AKGÜÇ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 11 7 8.67 1 4 -0.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 3 12 -1.00 2 11 -1.67 27.00 39.00 14.01 236.170 2139 909 748 33 8

910 181 - BERİTAN ARSLAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 8 12 4.00 1 1 0.67 5 5 3.33 2 3 1.00 4 12 0.00 6 8 3.33 26.00 41.00 12.33 236.161 2140 910 749 88 14

911 693 - HUDA MAHMUD
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 7 12 3.00 3 4 1.67 7 3 6.00 0 0 0.00 1 2 0.33 6 10 2.67 24.00 31.00 13.67 236.137 2141 911 162 35 3

912 550 - ŞEYHMUS EMEN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 6 14 1.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 9 10 5.67 26.00 35.00 14.33 236.107 2142 912 750 62 6

913 44 - HAVİN FİDAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 4 5 2.33 0 0 0.00 8 2 7.33 3 4 1.67 0 0 0.00 4 2 3.33 19.00 13.00 14.66 236.086 2143 913 751 26 5

914 119 - ESMANUR KILIÇ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 5 10 1.67 4 3 3.00 7 3 6.00 2 2 1.33 1 3 0.00 6 8 3.33 25.00 29.00 15.33 236.048 2145 914 752 24 18

915 169 - KÜBRA KILINÇ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 5 13 0.67 3 5 1.33 8 1 7.67 2 3 1.00 4 4 2.67 3 6 1.00 25.00 32.00 14.34 236.021 2146 915 753 25 5

916 15 - AMMAR AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 9 7 6.67 6 2 5.33 6 4 4.67 2 4 0.67 2 11 -1.67 4 12 0.00 29.00 40.00 15.67 235.976 2147 916 754 24 23

917 122 - YÜSRA ÇIKMAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 3 17 -2.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 11 9 8.00 29.00 41.00 15.33 235.940 2148 917 755 89 21

918 2036 - GİZEM AKIN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 8 12 4.00 6 13 1.67 28.00 61.00 7.68 235.891 2150 918 163 87 9

919 356 - ŞEYHMUS AYDIN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 6 11 2.33 2 5 0.33 7 3 6.00 1 1 0.67 3 2 2.33 1 0 1.00 20.00 22.00 12.66 235.829 2151 919 756 26 6

920 347 - BARAN TEMEL
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 4 14 -0.67 3 4 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 10 0.67 8 8 5.33 30.00 45.00 15.00 235.765 2152 920 757 106 24

921 249 - RUKEN SIRDAŞ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 9 11 5.33 26.00 44.00 11.33 235.757 2153 921 758 50 13

922 447 - EYYÜP AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 7 11 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 1 2 0.33 1 3 0.00 4 7 1.67 25.00 31.00 14.66 235.748 2154 922 759 25 24

923 919 - HALİLBOZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 5 14 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 9 -3.00 8 12 4.00 8 12 4.00 28.00 60.00 7.99 235.698 2155 923 164 88 4

924 75 - İSHAK ALKA
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 8 12 4.00 7 2 6.33 3 5 1.33 4 1 3.67 1 3 0.00 4 11 0.33 27.00 34.00 15.66 235.616 2156 924 760 11 11

925 192 - SAHRA YILMAZ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 7 1 6.67 5 4 3.67 0 0 0.00 10 7 7.67 28.00 36.00 16.01 235.606 2157 925 761 45 9

926 76 - AYŞE TUNÇ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 9 8 6.33 3 4 1.67 8 2 7.33 1 0 1.00 1 2 0.33 1 9 -2.00 23.00 25.00 14.66 235.588 2158 926 762 25 19

927 408 - SERHAT YA ÇINKYA
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 8 2 7.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 6 10 2.67 30.00 44.00 15.34 235.502 2159 927 165 36 6

928 329 - M SAİT TEZDÖNEN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 4 13 -0.33 5 4 3.67 8 2 7.33 1 2 0.33 2 5 0.33 7 8 4.33 27.00 34.00 15.66 235.445 2160 928 763 72 11

929 0 - HIDIR ARSLAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 34.00 56.00 15.32 235.438 2161 929 166 37 7

930 6 - ABDULSELAM GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 5 10 1.67 3 5 1.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 7 8 4.33 23.00 26.00 14.33 235.434 2163 930 764 3 2

931 109 - İBRAHİM KURŞUN
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 28.00 62.00 7.34 235.371 2164 931 765 4 3
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

932 172 - NURTEN ZİNCİR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 9 8 6.33 3 5 1.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 6 -2.00 5 12 1.00 26.00 32.00 15.33 235.360 2165 932 766 46 10

933 861 - YOLDA DAMAR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 6 14 1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 2 1.33 2 1 1.67 6 11 2.33 26.00 38.00 13.33 235.279 2166 933 767 64 12

934 278 - AMİNE KALKAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 16 -3.33 10 10 6.67 36.00 52.00 18.68 235.249 2167 934 768 107 21

935 328 - GÜLLİ AHMED
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 6 13 1.67 3 7 0.67 8 2 7.33 1 2 0.33 4 9 1.00 7 13 2.67 29.00 46.00 13.67 235.175 2168 935 167 89 12

936 81 - ŞAM ARSLAN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 5 11 1.33 1 5 -0.67 6 4 4.67 2 3 1.00 1 1 0.67 6 3 5.00 21.00 27.00 12.00 235.062 2170 936 769 26 4

937 380 - EYLEM ORTAÇ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 7 9 4.00 5 4 3.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 14 -1.67 6 10 2.67 30.00 44.00 15.33 234.925 2171 937 770 27 7

938 376 - MEHMET ALİ OK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 6 0.00 8 12 4.00 30.00 48.00 13.99 234.811 2173 938 771 90 14

939 2128 - MUHAMMAD AHMED
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 7 13 2.67 27.00 62.00 6.33 234.722 2174 939 168 90 9

940 81 - TUBA TUSUN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 8 10 4.67 2 5 0.33 7 3 6.00 3 4 1.67 3 7 0.67 5 15 0.00 28.00 44.00 13.34 234.595 2175 940 169 38 6

941 133 - ÖMER FARUK ÇİFÇİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 3 12 -1.00 0 1 -0.33 9 1 8.67 0 0 0.00 1 0 1.00 8 8 5.33 21.00 22.00 13.67 234.546 2177 941 772 51 17

942 573 - AVŞİN VURAL
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 6 14 1.33 3 4 1.67 7 1 6.67 4 6 2.00 0 3 -1.00 8 10 4.67 28.00 38.00 15.34 234.522 2178 942 170 39 4

943 441 - *****
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 10 10 6.67 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 30.00 59.00 10.34 234.398 2181 943 773 108 13

944 276 - NAZLI DOĞU
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 4 16 -1.33 4 4 2.67 9 1 8.67 1 4 -0.33 4 3 3.00 3 4 1.67 25.00 32.00 14.35 234.334 2183 944 774 34 9

945 94 - YAĞMUR KARÇI
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 5 13 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 6 10 2.67 4 3 3.00 24.00 40.00 10.68 234.315 2184 945 775 9 9

946 140 - SALİH ÖZKAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 2 12 -2.00 2 5 0.33 8 2 7.33 2 4 0.67 4 3 3.00 5 4 3.67 23.00 30.00 13.00 234.263 2185 946 776 47 5

947 182 - HÜMEYRA RÜSTEMAĞAOĞL
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 7 10 3.67 2 3 1.00 8 0 8.00 2 2 1.33 3 5 1.33 2 9 -1.00 24.00 29.00 14.33 234.224 2186 947 777 28 13

948 298 - CEMİL AYDOĞDU
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 3 13 -1.33 3 7 0.67 10 0 10.00 2 4 0.67 2 4 0.67 6 4 4.67 26.00 32.00 15.35 234.142 2188 948 778 35 9

949 0 - CENNET GÖKTAŞ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 6 5 4.33 4 2 3.33 6 2 5.33 0 5 -1.67 3 3 2.00 1 7 -1.33 20.00 24.00 11.99 234.093 2189 949 779 52 22

950 345 - ŞEMSİYE ÖZĞEL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 10 9 7.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 13 1.67 4 16 -1.33 29.00 58.00 9.67 233.818 2191 950 780 28 7

951 164 - SEMANUR KERSE
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 9 11 5.33 3 4 1.67 4 6 2.00 2 5 0.33 0 0 0.00 6 13 1.67 24.00 39.00 11.00 233.776 2192 951 781 53 23

952 299 - 
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 8 11 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 33.00 56.00 14.33 233.741 2193 952 782 29 10

953 467 - HİRANUR ACAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 5 14 0.33 6 3 5.00 9 1 8.67 4 0 4.00 2 10 -1.33 7 13 2.67 33.00 41.00 19.34 233.704 2194 953 783 26 25

954 71 - ŞENAY YILMAZ
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 5 4 3.67 1 4 -0.33 8 2 7.33 3 0 3.00 1 1 0.67 3 9 0.00 21.00 20.00 14.34 233.701 2195 954 784 27 1

955 302 - ELİF AKSU
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 9 10 5.67 6 4 4.67 5 4 3.67 4 6 2.00 0 8 -2.67 6 12 2.00 30.00 44.00 15.34 233.685 2196 955 785 36 9

956 138 - ESRA KONUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 4 15 -1.00 5 3 4.00 4 5 2.33 0 0 0.00 4 7 1.67 8 9 5.00 25.00 39.00 12.00 233.682 2197 956 786 109 14

957 129 - HAVİN AKIN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 10 7 7.67 0 5 -1.67 7 2 6.33 1 6 -1.00 2 9 -1.00 4 10 0.67 24.00 39.00 11.00 233.681 2198 957 787 29 6

958 479 - MERVE ORTANÇ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 4 13 -0.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 0 4 -1.33 2 9 -1.00 10 5 8.33 26.00 41.00 12.33 233.625 2200 958 171 42 13

959 237 - MARİYE SİNCAROĞLU
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 5 10 1.67 2 1 1.67 6 4 4.67 2 1 1.67 4 2 3.33 3 11 -0.67 22.00 29.00 12.34 233.610 2201 959 788 48 14

960 15 - KÜBRA IŞIK
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 8 11 4.33 4 3 3.00 6 4 4.67 1 5 -0.67 4 13 -0.33 3 4 1.67 26.00 40.00 12.67 233.522 2203 960 789 10 10

961 119 - MERVE GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 9 9 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 1 0.67 0 3 -1.00 3 16 -2.33 28.00 34.00 16.68 233.519 2204 961 790 5 4

962 0 - FTA* ÜÖG
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 233.446 2205 962 172 43 6

963 77 - BÜŞRA EMER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 7 10 3.67 1 3 0.00 8 2 7.33 2 2 1.33 0 0 0.00 6 14 1.33 24.00 31.00 13.66 233.427 2206 963 791 73 7

964 297 - RENİM İSMAİL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 6 7 3.67 3 6 1.00 3 7 0.67 0 3 -1.00 5 11 1.33 7 12 3.00 24.00 46.00 8.67 233.393 2207 964 792 30 10

965 70 - KADRİYE GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / İ 8 9 5.00 4 4 2.67 9 1 8.67 1 2 0.33 1 5 -0.67 2 8 -0.67 25.00 29.00 15.33 233.361 2208 965 793 6 2

966 304 - EMRULLAH KILINÇ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 6 12 2.00 2 5 0.33 3 4 1.67 5 5 3.33 3 6 1.00 6 8 3.33 25.00 40.00 11.66 233.350 2209 966 794 30 11

967 114 - PELŞİN ORTANÇ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 7 12 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 2 10 -1.33 8 11 4.33 30.00 50.00 13.34 233.340 2210 967 173 44 8

968 164 - RUKEN TOKAY
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 8 1 7.67 3 5 1.33 4 11 0.33 6 9 3.00 31.00 46.00 15.66 233.265 2212 968 795 31 14

969 48 - EMRE BATIRHAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 4 13 -0.33 3 6 1.00 8 2 7.33 2 0 2.00 3 2 2.33 5 10 1.67 25.00 33.00 14.00 233.245 2213 969 174 40 5

970 89 - İBRAHİM ABİ K
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 4 2.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 31.00 47.00 15.33 233.235 2214 970 175 41 8

971 287 - ELİF GEYİK
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 4 12 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 4 2.67 0 0 0.00 9 5 7.33 23.00 35.00 11.33 233.211 2215 971 796 54 14

972 2282 - ENGİN SUN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 6 12 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 8 10 4.67 25.00 37.00 12.67 233.062 2217 972 176 91 13

973 26480 - METİN *ĞAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 8 9 5.00 4 16 -1.33 28.00 59.00 8.34 233.049 2218 973 177 92 13

974 245 - NAZLI HANIM SÜRER
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 8 12 4.00 4 2 3.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 1 1.67 4 8 1.33 22.00 39.00 9.00 233.025 2219 974 178 93 7

975 460 - HİRANUR ORTEKİN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 4 16 -1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 14 1.33 9 11 5.33 32.00 58.00 12.67 232.947 2220 975 797 49 6

976 0 - ****ÜZĞ MŞ PG ÇV N
ARTUKLU - MEHMETÇİK 0 / 0 5 10 1.67 3 6 1.00 0 6 -2.00 1 7 -1.33 9 11 5.33 2 3 1.00 20.00 43.00 5.67 232.939 2221 976 179 94 2

977 713 - SEMANUR KAÇİRA
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 4 16 -1.33 1 5 -0.67 8 2 7.33 4 2 3.33 0 0 0.00 8 6 6.00 25.00 31.00 14.66 232.916 2222 977 798 50 6

978 324 - SENEM SARA ŞAHİN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 10 0 10.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 13 1.67 32.00 47.00 16.34 232.912 2223 978 799 5 5

979 537 - ESMA SOLHAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 4 12 0.00 1 0 1.00 9 1 8.67 0 1 -0.33 3 3 2.00 3 3 2.00 20.00 20.00 13.34 232.908 2224 979 180 45 14

980 278 - EMİRHAN GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 7 7 4.67 3 3 2.00 1 6 -1.00 0 6 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 19.00 34.00 7.67 232.776 2226 980 800 23 5
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

981 6 - ALEYNA ARSLAN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 3 13 -1.33 4 6 2.00 3 3 2.00 1 5 -0.67 5 9 2.00 8 6 6.00 24.00 42.00 10.00 232.667 2227 981 801 31 8

982 21 - MELİKE KARAVAŞ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 3 10 -0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 8 12 4.00 6 14 1.33 29.00 54.00 11.01 232.523 2228 982 181 42 6

983 202 - BÜŞRA ALİOĞLU
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 7 12 3.00 7 2 6.33 6 3 5.00 0 3 -1.00 5 14 0.33 5 14 0.33 30.00 48.00 13.99 232.504 2230 983 802 65 18

984 306 - CANER TARHAN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 232.417 2233 984 803 6 6

985 348 - ENES BOZAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 3 1.00 2 5 0.33 8 12 4.00 27.00 45.00 12.00 232.401 2234 985 182 46 5

986 106 - İBRAHİM GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 9 7 6.67 3 6 1.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 14 -2.67 23.00 28.00 13.67 232.382 2235 986 804 7 5

987 32 - KERİM AKBAŞ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 6 7 3.67 4 3 3.00 8 1 7.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 11.00 14.34 232.360 2236 987 805 74 14

988 385 - FERİDE ÇEÇEN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 10 8 7.33 4 6 2.00 7 2 6.33 1 9 -2.00 3 9 0.00 0 6 -2.00 25.00 40.00 11.66 232.348 2237 988 183 95 8

989 149 - ZEHRAÇELEBOĞLU İ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 6 11 2.33 5 4 3.67 7 3 6.00 2 3 1.00 4 8 1.33 4 13 -0.33 28.00 42.00 14.00 232.324 2238 989 184 47 9

990 123 - BARANTUSUN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 6 12 2.00 5 4 3.67 8 1 7.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 4 5 2.33 23.00 24.00 15.00 232.316 2239 990 185 48 8

991 51 - SİMAF ALİ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 9 11 5.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 30.00 60.00 10.00 232.245 2240 991 806 37 10

992 150 - ZEHRA ARTUK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 8 12 4.00 5 4 3.67 7 3 6.00 3 2 2.33 2 11 -1.67 5 11 1.33 30.00 43.00 15.66 232.198 2242 992 807 110 8

993 7 - BÜNYAMİN ALTUNKAYNAK
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 7 10 3.67 5 4 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 25.00 31.00 14.67 232.148 2243 993 808 38 8

994 837 - LEVENT BİLEK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 8 12 4.00 4 4 2.67 8 2 7.33 0 0 0.00 3 10 -0.33 4 11 0.33 27.00 39.00 14.00 232.104 2244 994 809 51 26

995 336 - BÜŞRA SAĞLAM
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 3 9 0.00 1 6 -1.00 8 1 7.67 2 4 0.67 4 2 3.33 3 6 1.00 21.00 28.00 11.67 232.071 2245 995 186 49 6

996 232 - ELA İLHANER
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 28.00 62.00 7.33 231.983 2246 996 810 32 12

997 600 - RUKEN ELMA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 5 14 0.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 2 0.33 5 8 2.33 5 9 2.00 26.00 43.00 11.66 231.909 2249 997 811 50 7

998 273 - MUHAMMED MUHAMMED
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 10 10 6.67 28.00 62.00 7.33 231.839 2250 998 812 55 15

999 244 - YUSUF ARAS
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 7 11 3.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 0 5 -1.67 5 9 2.00 5 12 1.00 25.00 47.00 9.33 231.739 2253 999 187 43 7

1000 246 - NİSANUR SİNCAR
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 5 13 0.67 1 7 -1.33 7 3 6.00 5 4 3.67 0 0 0.00 7 8 4.33 25.00 35.00 13.34 231.703 2254 1000 813 27 6

1001 3 - EREN ER
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 6 14 1.33 3 3 2.00 8 2 7.33 3 3 2.00 1 8 -1.67 8 11 4.33 29.00 41.00 15.32 231.636 2256 1001 814 66 15

1002 397 - HARUNEDURGAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 9 11 5.33 3 6 1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 6 -2.00 6 9 3.00 24.00 36.00 12.00 231.616 2257 1002 815 51 11

1003 272 - JANET GÜMÜŞTEN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 6 8 3.33 1 9 -2.00 1 7 -1.33 0 0 0.00 4 4 2.67 7 12 3.00 19.00 40.00 5.67 231.559 2258 1003 188 50 7

1004 442 - ŞEYMUS AKAK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 11 9 8.00 4 5 2.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 2 18 -4.00 32.00 57.00 13.00 231.556 2259 1004 816 63 7

1005 76 - ELA KOÇ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 6 14 1.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 2 17 -3.67 8 12 4.00 37.00 52.00 19.67 231.426 2260 1005 189 96 5

1006 46 - ADEM B* * *
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 7 10 3.67 5 2 4.33 6 2 5.33 3 2 2.33 0 1 -0.33 3 10 -0.33 24.00 27.00 15.00 231.407 2261 1006 817 75 8

1007 2609 - AYŞE ÖZGEL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 6 14 1.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 10 10 6.67 31.00 59.00 11.33 231.363 2263 1007 190 97 11

1008 95 - ESMANUR BUDAK
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 4 13 -0.33 2 7 -0.33 7 2 6.33 5 4 3.67 0 0 0.00 7 7 4.67 25.00 33.00 14.01 231.347 2264 1008 818 28 7

1009 295 - ENES BEYAZIT
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 5 5 3.33 2 3 1.00 6 3 5.00 0 0 0.00 1 1 0.67 3 5 1.33 17.00 17.00 11.33 231.306 2265 1009 819 19 9

1010 18 - RİMA FE
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 5 13 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 10 10 6.67 29.00 59.00 9.34 231.277 2266 1010 191 98 9

1011 391 - MUSTAFA AYDIN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 1 0 1.00 0 0 0.00 3 6 1.00 21.00 19.00 14.67 231.276 2267 1011 820 76 9

1012 1 - AHMET ALAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 12 -1.00 6 13 1.67 28.00 55.00 9.67 231.224 2268 1012 821 64 14

1013 111 - HANIM OSMAN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 6 6 4.00 3 2 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 17.00 15.00 12.00 231.192 2269 1013 822 27 5

1014 516 - YASEMİN ECE
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 7 13 2.67 1 4 -0.33 8 2 7.33 1 2 0.33 0 0 0.00 6 11 2.33 23.00 32.00 12.33 231.150 2270 1014 823 39 10

1015 50 - ŞAKİN BALIKÇI
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 6 11 2.33 5 3 4.00 10 0 10.00 0 0 0.00 1 10 -2.33 5 7 2.67 27.00 31.00 16.67 231.139 2271 1015 824 29 8

1016 130 - HASAN HALİL
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 231.112 2272 1016 825 40 11

1017 729 - BARAN AKAK
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 6 2 5.33 7 2 6.33 0 0 0.00 5 14 0.33 28.00 38.00 15.33 231.067 2273 1017 826 30 9

1018 175 - MELİK AKIN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 6 10 2.67 5 2 4.33 6 3 5.00 1 1 0.67 0 3 -1.00 5 8 2.33 23.00 27.00 14.00 231.026 2274 1018 827 24 19

1019 310 - RUKEN DEMİR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 11 9 8.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 231.022 2275 1019 192 51 5

1020 88 - ABDÜLMECİT ATAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 6 14 1.33 3 6 1.00 7 3 6.00 2 1 1.67 0 2 -0.67 8 12 4.00 26.00 38.00 13.33 230.888 2277 1020 828 91 15

1021 1286 - LORİN UÇ*N
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 4 7 1.67 0 0 0.00 8 2 7.33 1 1 0.67 2 6 0.00 5 6 3.00 20.00 22.00 12.67 230.795 2278 1021 193 99 10

1022 58 - AVAZ AYDIN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 6 12 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 8 2.33 28.00 43.00 13.66 230.785 2279 1022 829 41 10

1023 437 - SIRMA GÖVSA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 26.00 35.00 14.33 230.696 2281 1023 830 52 12

1024 148 - HAZAL KIVRAK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 5 13 0.67 3 6 1.00 6 4 4.67 2 6 0.00 4 9 1.00 6 7 3.67 26.00 45.00 11.01 230.625 2282 1024 831 53 11

1025 295 - NESRİN KILIÇ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 30.00 60.00 10.00 230.590 2283 1025 194 52 10

1026 157 - ZEYNEP KURŞUN
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 6 9 3.00 3 4 1.67 6 2 5.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 4 5 2.33 19.00 21.00 12.00 230.510 2284 1026 832 8 6

1027 34 - EVİN SEVÜK
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 7 3.67 4 6 2.00 6 4 4.67 0 2 -0.67 1 7 -1.33 6 8 3.33 23.00 34.00 11.67 230.398 2286 1027 833 28 26

1028 502 - ELİF ÖTER
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 4 10 0.67 5 2 4.33 6 4 4.67 2 5 0.33 3 1 2.67 0 1 -0.33 20.00 23.00 12.34 230.378 2287 1028 834 32 8

1029 843 - BURAK SADİOĞLU
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 6 6 4.00 0 0 0.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 4 10 0.67 21.00 33.00 10.01 230.322 2288 1029 195 100 14
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1030 16 - CEYLAN ALİ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 8 11 4.33 4 3 3.00 5 5 3.33 4 1 3.67 1 7 -1.33 4 9 1.00 26.00 36.00 14.00 230.316 2289 1030 835 28 20

1031 39 - HİRANUR DURSUN
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 6 11 2.33 8 0 8.00 10 0 10.00 6 3 5.00 1 8 -1.67 2 13 -2.33 33.00 35.00 21.33 230.308 2290 1031 836 12 12

1032 465 - ESER YAMAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 10 10 6.67 29.00 61.00 8.68 230.224 2291 1032 837 54 13

1033 76 - EVİNNUR AYKAÇ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 6 11 2.33 3 5 1.33 6 3 5.00 3 2 2.33 2 7 -0.33 6 11 2.33 26.00 39.00 12.99 230.193 2292 1033 838 67 12

1034 473 - HELİN SARIBOĞA
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 6 14 1.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 34.00 56.00 15.34 230.001 2294 1034 839 92 22

1035 43 - ARDA TEMEL
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 11 8 8.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 21.00 38.00 8.34 229.967 2295 1035 840 65 15

1036 0 - MERT BORAN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 5 9 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 1 1.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 28.00 39.00 14.99 229.927 2296 1036 841 7 7

1037 63 - AHMET AYVA
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 10 7 7.67 3 7 0.67 5 4 3.67 3 4 1.67 1 6 -1.00 3 13 -1.33 25.00 41.00 11.35 229.915 2297 1037 842 56 18

1038 190 - KÜBRA DÖNMEZ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 7 6 5.00 1 7 -1.33 5 3 4.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 4 9 1.00 23.00 43.00 8.67 229.884 2299 1038 843 33 7

1039 455 - İSHAK ARAS
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 6 7 3.67 2 6 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 4 0.67 7 13 2.67 23.00 44.00 8.34 229.864 2300 1039 196 44 6

1040 301 - MEH ET NESİH TEMEL
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 4 7 1.67 1 4 -0.33 3 3 2.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 7 3 6.00 15.00 18.00 9.01 229.842 2301 1040 844 77 10

1041 797 - ELA ERDOĞAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 5 15 0.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 4 -1.33 9 11 5.33 29.00 45.00 14.00 229.837 2302 1041 845 93 23

1042 100 - YELDA AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 7 9 4.00 4 3 3.00 7 2 6.33 1 2 0.33 1 5 -0.67 3 8 0.33 23.00 29.00 13.32 229.833 2303 1042 846 29 27

1043 367 - İREM NİSA AYAR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 6 11 2.33 1 6 -1.00 7 3 6.00 0 3 -1.00 0 2 -0.67 8 10 4.67 22.00 35.00 10.33 229.821 2304 1043 197 53 15

1044 21 - HAMDULLAH TUNÇ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 4 9 1.00 3 2 2.33 7 2 6.33 0 3 -1.00 0 5 -1.67 7 4 5.67 21.00 25.00 12.66 229.774 2305 1044 847 57 19

1045 0 - TUANA ADAL
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 5 12 1.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 12 -1.00 9 9 6.00 27.00 48.00 11.00 229.724 2306 1045 848 94 20

1046 317 - MEHMET İSA YAKIN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 13 1.67 9 11 5.33 28.00 61.00 7.66 229.693 2307 1046 849 66 8

1047 85 - ZEHRA SÖZGEN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 7 10 3.67 3 3 2.00 8 2 7.33 0 5 -1.67 0 4 -1.33 5 8 2.33 23.00 32.00 12.33 229.636 2309 1047 850 29 6

1048 2141 - CEMILESULLTAN YILMAZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 12 8 9.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 5 1.33 2 11 -1.67 3 17 -2.67 29.00 52.00 11.65 229.542 2310 1048 198 101 8

1049 2060 - ŞEVVAL SAVAŞÇİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 5 14 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 6 -1.00 3 7 0.67 11 8 8.33 23.00 52.00 5.66 229.418 2312 1049 199 102 10

1050 133 - JİNDAR TOPCUL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 11 9 8.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 5 15 0.00 28.00 62.00 7.33 229.410 2313 1050 851 55 8

1051 2620 - DERYA TANN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 5 13 0.67 6 3 5.00 8 2 7.33 2 5 0.33 0 2 -0.67 6 11 2.33 27.00 36.00 14.99 229.362 2314 1051 200 103 15

1052 448 - SEVGİ ER ÜVEN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 5 15 0.00 8 12 4.00 29.00 61.00 8.67 229.345 2315 1052 852 56 14

1053 471 - ZEHRA ÖZÇELİK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 7 13 2.67 3 3 2.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 23.00 26.00 14.34 229.339 2316 1053 853 95 15

1054 201 - YAREN ÇEÇEN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 5 11 1.33 2 6 0.00 3 7 0.67 0 0 0.00 8 10 4.67 5 15 0.00 23.00 49.00 6.67 229.307 2317 1054 854 111 25

1055 109 - MUHAMMED TÜFEK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 2 11 -1.67 4 16 -1.33 31.00 48.00 15.00 229.307 2317 1054 854 52 27

1056 176 - HALİSE MUHAMMED
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 6 14 1.33 3 5 1.33 3 7 0.67 5 4 3.67 3 5 1.33 6 11 2.33 26.00 46.00 10.66 229.244 2319 1056 856 42 11

1057 2108 - SERHATTÖZEL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 30.00 60.00 10.00 229.203 2320 1057 201 104 7

1058 426 - İREM NUR KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 7 12 3.00 3 6 1.00 9 0 9.00 3 5 1.33 2 9 -1.00 5 12 1.00 29.00 44.00 14.33 229.181 2321 1058 857 68 11

1059 448 - ELİF YILDIZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 8 12 4.00 0 0 0.00 7 3 6.00 2 4 0.67 2 9 -1.00 5 9 2.00 24.00 37.00 11.67 229.081 2323 1059 858 67 8

1060 62 - AHMET MUHAMMED
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 4 4 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 4 11 0.33 6 7 3.67 22.00 40.00 8.66 229.008 2324 1060 202 105 9

1061 1163 - BERİTAN AYDEMİR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 27.00 63.00 5.99 229.005 2325 1061 203 106 11

1062 327 - ŞEHMUS AYDIN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 5 12 1.00 5 5 3.33 10 0 10.00 3 7 0.67 4 11 0.33 5 15 0.00 32.00 50.00 15.33 228.970 2327 1062 859 8 8

1063 605 - BERFİN ACAR
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 7 11 3.33 4 4 2.67 7 2 6.33 4 3 3.00 2 9 -1.00 4 11 0.33 28.00 40.00 14.66 228.959 2328 1063 860 96 16

1064 51 - BEYZA SÜME
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 6 11 2.33 2 6 0.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 10 -2.33 9 8 6.33 24.00 39.00 11.00 228.810 2329 1064 204 54 7

1065 604 - MURAT AY
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 7 12 3.00 0 7 -2.33 3 5 1.33 0 0 0.00 1 2 0.33 8 10 4.67 19.00 36.00 7.00 228.759 2330 1065 861 69 19

1066 400 - RÜZGAR ABİK
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 3 14 -1.67 2 5 0.33 7 3 6.00 1 2 0.33 1 4 -0.33 9 6 7.00 23.00 34.00 11.66 228.755 2331 1066 205 45 7

1067 723 - KEREM AKIN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 4 6 2.00 3 5 1.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 2.33 18.00 19.00 11.66 228.736 2332 1067 862 31 10

1068 413 - HAYRUNNİSA BULUT
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 4 5 2.33 0 4 -1.33 9 1 8.67 5 4 3.67 5 13 0.67 4 13 -0.33 27.00 40.00 13.68 228.695 2333 1068 863 68 9

1069 584 - ABDULSAMET ACAR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 3 8 0.33 1 3 0.00 6 3 5.00 3 7 0.67 3 4 1.67 3 1 2.67 19.00 26.00 10.34 228.680 2334 1069 206 46 8

1070 168 - AMED YALÇINKAYA
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 3 0.00 0 1 -0.33 8 9 5.00 21.00 31.00 10.67 228.520 2335 1070 864 69 12

1071 142 - MUSA SARUHAN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 7 11 3.33 33.00 55.00 14.66 228.376 2337 1071 865 20 11

1072 40 - POYRAZ AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 7 8 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 8 12 4.00 19.00 38.00 6.33 228.351 2339 1072 866 30 2

1073 131 - SÜKEYNA KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 5 6 3.00 0 0 0.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 3 2.00 2 9 -1.00 20.00 28.00 10.66 228.346 2340 1073 867 25 6

1074 275 - İREMNUK KOVAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 6 8 3.33 4 5 2.33 4 6 2.00 1 2 0.33 0 0 0.00 4 6 2.00 19.00 27.00 9.99 228.318 2342 1074 207 55 6

1075 1030 - GÜLİZAR DÖLEK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 8 12 4.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 0 0.00 1 1 0.67 2 17 -3.67 26.00 35.00 14.33 228.186 2343 1075 868 53 5

1076 3 - ABDULMELEK GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 2 5 0.33 1 14 -3.67 24.00 33.00 13.00 228.142 2344 1076 869 9 7

1077 25 - MEHMET DEMİR
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 6 10 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 1 0 1.00 0 1 -0.33 6 9 3.00 21.00 32.00 10.34 228.100 2346 1077 870 78 11

1078 625 - EVİN VURAL
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 4 1.67 3 6 1.00 7 11 3.33 28.00 46.00 12.67 227.971 2347 1078 208 47 9
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1079 70 - ESMA DİK
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 8 9 5.00 2 4 0.67 7 3 6.00 1 2 0.33 2 11 -1.67 5 11 1.33 25.00 40.00 11.66 227.888 2349 1079 871 34 9

1080 123 - NEZİR AKAY
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 4 14 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 12 1.00 9 9 6.00 27.00 56.00 8.32 227.850 2350 1080 872 21 10

1081 974 - HÜSNÜ KANAT
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 227.798 2351 1081 209 107 12

1082 78 - NASA AR* AN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 5 9 2.00 1 4 -0.33 5 4 3.67 5 4 3.67 0 2 -0.67 5 5 3.33 21.00 28.00 11.67 227.789 2352 1082 873 30 7

1083 53 - YUSUF AKTAŞ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 6 11 2.33 7 2 6.33 4 5 2.33 3 0 3.00 2 14 -2.67 7 11 3.33 29.00 43.00 14.65 227.688 2353 1083 874 70 16

1084 1 - ESAT KAYA
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 3 11 -0.67 1 6 -1.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 20.00 38.00 7.32 227.648 2354 1084 875 70 20

1085 16 - ARDA TEKGÜL O
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 8 1 7.67 4 4 2.67 1 8 -1.67 5 15 0.00 30.00 46.00 14.67 227.623 2355 1085 210 48 10

1086 0 - İREMSU KAYMAZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 5 13 0.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 8 12 4.00 6 14 1.33 26.00 61.00 5.67 227.618 2356 1086 876 71 9

1087 96 - KÜBRA UĞURLU
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 3 13 -1.33 4 3 3.00 6 4 4.67 0 0 0.00 5 9 2.00 6 10 2.67 24.00 39.00 11.01 227.524 2358 1087 877 57 9

1088 249 - FERMAN ARI
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 7 9 4.00 1 4 -0.33 3 5 1.33 3 1 2.67 0 0 0.00 4 7 1.67 18.00 26.00 9.34 227.409 2359 1088 878 31 3

1089 202 - SADİYE DÖLEK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 5 14 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 13 -0.33 9 11 5.33 29.00 57.00 10.00 227.311 2360 1089 879 54 6

1090 439 - BARAN YILMAZA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 12 3.00 5 4 3.67 5 3 4.00 0 0 0.00 2 3 1.00 2 8 -0.67 21.00 30.00 11.00 227.255 2362 1090 880 58 15

1091 1007 - ŞERİN HÜSEYİN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 6 11 2.33 1 4 -0.33 6 2 5.33 5 1 4.67 3 2 2.33 3 16 -2.33 24.00 36.00 12.00 227.155 2363 1091 211 108 8

1092 357 - JEON JUNGKOOK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 4 10 0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 2 3 1.00 7 10 3.67 3 14 -1.67 26.00 47.00 10.34 227.128 2364 1092 881 112 9

1093 300 - ALİ İMRAN YILDIZ
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 8 12 4.00 5 15 0.00 27.00 62.00 6.33 227.038 2367 1093 882 9 9

1094 330 - ŞEYHMUS ÖZER
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 227.007 2368 1094 883 72 10

1095 2747 - ROJDAIRMAK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 4 13 -0.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 1 8 -1.67 4 4 2.67 7 13 2.67 24.00 48.00 8.01 226.883 2370 1095 212 109 6

1096 310 - ELANUR AVCI
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 6 12 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 29.00 59.00 9.33 226.861 2371 1096 884 10 10

1097 659 - RUKEN KAYMAZ
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 6 10 2.67 4 4 2.67 5 5 3.33 4 2 3.33 0 0 0.00 3 8 0.33 22.00 29.00 12.33 226.803 2372 1097 885 32 14

1098 923 - *M *T Y A * A
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 29.00 60.00 8.99 226.744 2373 1098 213 110 13

1099 13 - BARIŞ KONUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 9 11 5.33 3 17 -2.67 26.00 64.00 4.67 226.743 2374 1099 886 113 19

1100 692 - YAĞMUR AKYOL
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 4 12 0.00 2 3 1.00 5 2 4.33 5 4 3.67 0 0 0.00 5 5 3.33 21.00 26.00 12.33 226.686 2375 1100 887 33 11

1101 440 - BERAT AYDOĞAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 5 15 0.00 9 11 5.33 28.00 62.00 7.33 226.685 2376 1101 888 114 22

1102 679 - RUMEYSA SALMAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 6 13 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 8 12 4.00 24.00 45.00 9.00 226.671 2378 1102 889 115 23

1103 132 - YUNUS ACAR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 5 8 2.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 3 0.00 1 7 -1.33 9 2 8.33 18.00 38.00 5.33 226.666 2379 1103 890 55 28

1104 431 - HELİN ÖZDEMİR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 5 8 2.33 7 1 6.67 5 1 4.67 0 4 -1.33 0 6 -2.00 5 7 2.67 22.00 27.00 13.01 226.616 2380 1104 214 56 7

1105 174 - AZAT ATA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 7 12 3.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 21.00 38.00 8.34 226.471 2381 1105 891 59 15

1106 145 - İREM KANDEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 8 10 4.67 3 7 0.67 8 2 7.33 4 5 2.33 2 18 -4.00 7 12 3.00 32.00 54.00 14.00 226.469 2382 1106 215 49 11

1107 25 - NALİN MUHAMMED
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 5 9 2.00 3 3 2.00 3 6 1.00 0 1 -0.33 2 5 0.33 6 8 3.33 19.00 32.00 8.33 226.438 2383 1107 892 31 21

1108 2005 - HİRANUR ASLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 4 15 -1.00 2 3 1.00 8 2 7.33 0 10 -3.33 2 5 0.33 9 11 5.33 25.00 46.00 9.66 226.412 2384 1108 216 111 7

1109 154 - VELİAVŞİN GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 6 12 2.00 4 6 2.00 9 1 8.67 2 3 1.00 1 5 -0.67 4 10 0.67 26.00 37.00 13.67 226.384 2385 1109 893 10 8

1110 552 - BERKE BİLGİÇ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 5 9 2.00 3 3 2.00 5 5 3.33 0 4 -1.33 2 8 -0.67 8 12 4.00 23.00 41.00 9.33 226.381 2386 1110 894 97 21

1111 872 - MERVE ÖNDER
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 6 10 2.67 2 4 0.67 8 2 7.33 2 0 2.00 1 4 -0.33 1 2 0.33 20.00 22.00 12.67 226.347 2387 1111 895 56 3

1112 104 - FUNDA SOLHAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 4 16 -1.33 3 6 1.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 10 3.67 28.00 48.00 12.01 226.337 2388 1112 896 57 7

1113 349 - ESMANUR ÖLÇER
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 9 6 7.00 0 5 -1.67 1 5 -0.67 0 4 -1.33 0 0 0.00 4 8 1.33 14.00 28.00 4.66 226.299 2389 1113 897 43 9

1114 2970 - AYY L İ N O R T A N
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 9 11 5.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 6 12 2.00 21.00 39.00 7.99 226.297 2390 1114 217 57 9

1115 109 - MUHAMMED FURKAN GÜL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 5 11 1.33 3 3 2.00 8 2 7.33 2 5 0.33 0 0 0.00 6 14 1.33 24.00 35.00 12.32 226.284 2391 1115 218 112 16

1116 896 - ADEM ELALMIŞ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 5 5 3.33 2 0 2.00 4 4 2.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 6 11 2.33 17.00 22.00 9.66 226.283 2392 1116 898 71 12

1117 2027 - BÜŞRA ENEZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 4 10 0.67 0 3 -1.00 1 3 0.00 0 6 -2.00 0 0 0.00 10 7 7.67 15.00 29.00 5.34 226.268 2393 1117 219 113 8

1118 36 - YUSUF DİK
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 1 6 -1.00 3 4 1.67 3 3 2.00 1 2 0.33 1 0 1.00 8 9 5.00 17.00 24.00 9.00 226.231 2395 1118 220 58 10

1119 44 - HİLAL SÜMER
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 10 0 10.00 2 4 0.67 0 1 -0.33 4 15 -1.00 27.00 39.00 14.01 226.224 2396 1119 899 33 15

1120 643 - ABDULSAMED AKYOL
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 4 1.67 5 9 2.00 7 12 3.00 25.00 55.00 6.67 226.220 2397 1120 900 72 13

1121 0 - BARAN CAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 2 3.33 3 14 -1.67 25.00 47.00 9.33 226.173 2398 1121 901 73 11

1122 311 - ELİF KILIÇ
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 4 14 -0.67 5 3 4.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 3 9 0.00 7 11 3.33 28.00 47.00 12.33 226.172 2399 1122 902 11 11

1123 121 - İREM ACAR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 7 10 3.67 2 1 1.67 4 4 2.67 0 1 -0.33 1 3 0.00 5 11 1.33 19.00 30.00 9.01 226.147 2400 1123 903 73 13

1124 275 - ÖZLEM * I
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 4 6 2.00 0 2 -0.67 5 3 4.00 0 5 -1.67 2 5 0.33 5 4 3.67 16.00 25.00 7.66 226.014 2402 1124 904 32 4

1125 54600 - MUSTAFA ÜNSAL
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 8 10 4.67 3 5 1.33 8 1 7.67 2 6 0.00 1 12 -3.00 6 12 2.00 28.00 46.00 12.67 225.965 2403 1125 905 74 12

1126 423 - TÜRKAN KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 6 12 2.00 1 7 -1.33 4 3 3.00 1 5 -0.67 4 2 3.33 3 9 0.00 19.00 38.00 6.33 225.874 2405 1126 906 74 14

1127 77 - FURKAN GÜMÜŞ
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 9 4.00 5 10 1.67 12.00 19.00 5.67 225.862 2406 1127 907 11 11



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1128 2628 - BAR* ÇELİK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 6 14 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.33 225.801 2407 1128 221 114 14

1129 2192 - NUR BELAL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 7 13 2.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 5 1.33 8 10 4.67 4 16 -1.33 25.00 61.00 4.68 225.761 2408 1129 222 115 15

1130 90 - NURA COŞKUN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 5 13 0.67 0 7 -2.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 4 6 2.00 6 9 3.00 22.00 45.00 7.01 225.748 2409 1130 908 26 20

1131 214 - İSM* OK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 5 5 3.33 5 1 4.67 2 3 1.00 2 1 1.67 2 5 0.33 1 4 -0.33 17.00 19.00 10.67 225.746 2410 1131 909 60 16

1132 715 - MUSA ÖZDEMİP
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 6 12 2.00 4 6 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 19.00 12.67 225.723 2411 1132 910 34 15

1133 305 - RUŞEN EMEN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 4 12 0.00 3 4 1.67 8 2 7.33 3 5 1.33 3 9 0.00 6 11 2.33 27.00 43.00 12.66 225.678 2412 1133 911 35 11

1134 0 - AMMAR ALİ RAMAZANOĞL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 5 11 1.33 4 3 3.00 8 1 7.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 21.00 25.00 12.67 225.671 2413 1134 223 116 9

1135 2159 - BERİTAN AKTAŞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 8 12 4.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 14 0.33 30.00 54.00 11.99 225.664 2414 1135 224 117 9

1136 149 - SEMANUR YAPICI
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 7 11 3.33 3 6 1.00 6 4 4.67 2 3 1.00 1 5 -0.67 5 11 1.33 24.00 40.00 10.66 225.634 2415 1136 912 61 10

1137 207 - MENESA KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 2 3 1.00 0 0 0.00 7 2 6.33 3 3 2.00 1 4 -0.33 5 7 2.67 18.00 19.00 11.67 225.629 2416 1137 913 27 7

1138 2616 - ONUR KILINÇ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 5 13 0.67 26.00 57.00 7.00 225.584 2417 1138 225 118 10

1139 453 - FİRD*S AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 12 2.00 6 4 4.67 10 0 10.00 2 2 1.33 2 7 -0.33 2 12 -2.00 28.00 37.00 15.67 225.559 2418 1139 914 33 28

1140 2618 - MUSA KARACA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 10 10 6.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 16 -3.33 6 13 1.67 30.00 57.00 11.01 225.543 2419 1140 226 119 11

1141 741 - SILA KUTLU
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 6 10 2.67 1 7 -1.33 4 6 2.00 0 3 -1.00 4 1 3.67 3 11 -0.67 18.00 38.00 5.34 225.543 2419 1140 915 75 14

1142 140 - ERKAN CEYLAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 5 9 2.00 1 7 -1.33 8 2 7.33 0 0 0.00 1 2 0.33 5 10 1.67 20.00 30.00 10.00 225.463 2421 1142 916 98 8

1143 42 - ZEKERİYA İSMAİL
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 9 11 5.33 26.00 64.00 4.66 225.444 2422 1143 917 44 10

1144 448 - ZEYNEP KALKAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 6 13 1.67 5 4 3.67 5 5 3.33 0 1 -0.33 2 3 1.00 4 10 0.67 22.00 36.00 10.01 225.402 2424 1144 918 79 20

1145 187 - AYŞE GÜNEL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 30.00 60.00 10.00 225.399 2425 1145 227 120 12

1146 101 - HİRANUR ÖNCEL
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 3 6 1.00 2 4 0.67 0 5 -1.67 3 3 2.00 4 8 1.33 6 7 3.67 18.00 33.00 7.00 225.388 2426 1146 919 32 4

1147 281 - ESRA SAĞLAM
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 10 10 6.67 3 4 1.67 3 7 0.67 5 3 4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 24.00 41.00 10.34 225.362 2427 1147 920 36 9

1148 103 - EYÜPCAN ÖNCEL
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 7 6 5.00 1 1 0.67 6 3 5.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 1 2 0.33 15.00 15.00 10.00 225.335 2428 1148 921 33 8

1149 32 - LİLAF TAHİR
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 11 9 8.00 2 4 0.67 5 3 4.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 3 17 -2.67 25.00 46.00 9.67 225.313 2429 1149 922 75 17

1150 341 - IRMAK KAYM*
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 4 15 -1.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 6 0.00 3 10 -0.33 8 12 4.00 29.00 51.00 12.01 225.186 2430 1150 923 37 10

1151 52 - MUHAM ED ATEŞ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 4 5 2.33 0 6 -2.00 3 5 1.33 1 4 -0.33 4 2 3.33 4 11 0.33 16.00 33.00 4.99 224.941 2434 1151 924 28 21

1152 260 - TUANA AKIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 7 9 4.00 3 5 1.33 5 4 3.67 3 4 1.67 2 10 -1.33 5 11 1.33 25.00 43.00 10.67 224.915 2435 1152 925 99 17

1153 367 - NALAN GÜN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 7 12 3.00 1 7 -1.33 4 4 2.67 1 8 -1.67 6 9 3.00 3 10 -0.33 22.00 50.00 5.34 224.913 2436 1153 926 38 10

1154 0 - ASMİN DURSUN
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 7 9 4.00 6 2 5.33 6 3 5.00 1 5 -0.67 2 6 0.00 2 12 -2.00 24.00 37.00 11.66 224.902 2437 1154 927 13 13

1155 1775 - ESMA KARAOSMANOĞLU
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 3 12 -1.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 4 -0.33 1 2 0.33 5 11 1.33 25.00 34.00 13.67 224.715 2438 1155 228 121 13

1156 2243 - ASLAN İYİGÖREN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 9 5 7.33 1 5 -0.67 4 3 3.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 2 11 -1.67 16.00 25.00 7.66 224.686 2439 1156 229 122 16

1157 249 - MERYEM ARAÇ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 5 15 0.00 1 9 -2.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 8 12 4.00 25.00 45.00 10.00 224.686 2439 1156 928 58 8

1158 123 - HİVA AKBAŞ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 5 4 3.67 0 0 0.00 1 3 0.00 6 13 1.67 22.00 35.00 10.34 224.633 2441 1158 929 58 24

1159 313 - GAMZE TARHAN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 5 0.33 8 11 4.33 24.00 52.00 6.66 224.609 2442 1159 930 12 12

1160 295 - BARAN ERDOĞAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 7 11 3.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 2 7 -0.33 5 14 0.33 6 14 1.33 27.00 57.00 8.00 224.595 2443 1160 931 34 13

1161 280 - YAZNUR BOR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 6 10 2.67 1 4 -0.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 4 7 1.67 18.00 25.00 9.68 224.378 2444 1161 230 50 8

1162 305 - SULTAN ÖZDEMİR
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 7 13 2.67 5 3 4.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 14 -2.67 7 11 3.33 27.00 45.00 12.00 224.376 2445 1162 932 22 11

1163 0 - BEDİRHAN A A
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 5 12 1.00 4 5 2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 3 2.00 4 12 0.00 24.00 44.00 9.33 224.356 2446 1163 231 123 15

1164 739 - BERFİN GÖKÇ
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 5 12 1.00 3 5 1.33 8 0 8.00 2 7 -0.33 3 11 -0.67 6 11 2.33 27.00 46.00 11.66 224.351 2447 1164 933 35 9

1165 467 - ELİF DEĞER
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 4 15 -1.00 2 4 0.67 8 2 7.33 0 4 -1.33 1 4 -0.33 8 9 5.00 23.00 38.00 10.34 224.322 2450 1165 934 76 16

1166 21 - SAMET SEVGİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 224.241 2454 1166 232 124 10

1167 37 - ABDURAHİM UĞUR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 5 15 0.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 224.128 2456 1167 233 125 17

1168 175 - DENİZ TEMEL
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 8 10 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 3 2.00 2 9 -1.00 2 9 -1.00 25.00 41.00 11.34 224.112 2457 1168 935 76 13

1169 22 - AYŞE KILIÇ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 5 8 2.33 0 7 -2.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 6 4 4.67 15.00 26.00 6.34 224.053 2458 1169 936 11 9

1170 495 - FERHAT BİLEK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 22.00 38.00 9.34 224.000 2459 1170 937 59 7

1171 339 - ZEKİYE KIZILÇINAR
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 5 12 1.00 5 5 3.33 2 6 0.00 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 27.00 58.00 7.67 223.876 2460 1171 938 45 12

1172 432 - HASANCAN ER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 6 7 3.67 2 3 1.00 7 3 6.00 1 0 1.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 19.00 25.00 10.67 223.852 2461 1172 939 80 12

1173 292 - MEHMET İSA ALKAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 5 15 0.00 5 5 3.33 4 5 2.33 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 29.00 60.00 9.00 223.832 2462 1173 940 35 14

1174 329 - OSMAN ERDİN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 7 13 2.67 6 4 4.67 9 1 8.67 1 6 -1.00 1 13 -3.33 6 11 2.33 30.00 48.00 14.01 223.764 2464 1174 941 36 15

1175 0 - ROJB İNACUR
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 5 13 0.67 1 8 -1.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 5 12 1.00 5 5 3.33 22.00 44.00 7.33 223.688 2465 1175 942 39 12

1176 188 - GAMZE BOZAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 7 13 2.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 24.00 46.00 8.67 223.662 2467 1176 943 59 20



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1177 162 - ÖZĞÜR DEMİR
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 9 11 5.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.66 223.654 2468 1177 944 37 16

1178 328 - ŞERZATŞŞEĞO
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 27.00 63.00 6.00 223.595 2469 1178 945 13 13

1179 362 - ZEYNEP GÖKTÜRK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 7 11 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 4 9 1.00 5 14 0.33 25.00 54.00 7.00 223.540 2470 1179 946 100 18

1180 242 - ALEYNA AÇİL
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 7 13 2.67 1 7 -1.33 9 1 8.67 2 4 0.67 1 3 0.00 5 15 0.00 25.00 43.00 10.68 223.499 2471 1180 947 77 15

1181 117 - FATMANUR BAYAZİT
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / E 3 13 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 1 -0.33 8 4 6.67 21.00 38.00 8.35 223.436 2472 1181 948 60 10

1182 143 - BİRHAT KEY
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 3 13 -1.33 1 5 -0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 5 0.33 5 6 3.00 24.00 36.00 11.99 223.433 2473 1182 949 60 25

1183 84 - YAĞMUR ÇALIŞKAN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 4 11 0.33 4 3 3.00 7 3 6.00 3 0 3.00 0 0 0.00 1 1 0.67 19.00 18.00 13.00 223.422 2474 1183 950 34 5

1184 370 - ABDULKADİR KARACA
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / * 5 15 0.00 6 4 4.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.01 223.403 2475 1184 951 77 1

1185 284 - ŞEHNAZ HASAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 7 12 3.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 7 -0.33 6 14 1.33 7 11 3.33 24.00 62.00 3.33 223.400 2476 1185 234 126 10

1186 18 - FAYSAL AKKAYA
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 6 12 2.00 8 2 7.33 6 3 5.00 4 1 3.67 0 6 -2.00 4 13 -0.33 28.00 37.00 15.67 223.332 2477 1186 952 14 14

1187 690 - SERVET KORKMAZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 7 13 2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 15 -3.00 8 10 4.67 29.00 56.00 10.33 223.314 2478 1187 953 116 24

1188 53 - İBRAHİM DAĞ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 7 13 2.67 3 6 1.00 9 1 8.67 0 0 0.00 1 2 0.33 2 10 -1.33 22.00 32.00 11.34 223.296 2479 1188 954 34 22

1189 356 - ALİCAN CAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 4 10 0.67 3 3 2.00 3 1 2.67 3 4 1.67 2 2 1.33 4 9 1.00 19.00 29.00 9.34 223.269 2480 1189 955 117 26

1190 440 - SIDDIK URTEKİN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 3 0.00 3 17 -2.67 8 12 4.00 29.00 55.00 10.66 223.085 2485 1190 956 62 17

1191 0 - MÜCAHİT YILMAZ
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 1 1.67 6 14 1.33 6 14 1.33 28.00 55.00 9.66 223.085 2485 1190 956 35 6

1192 482 - FIRAT GÜMÜŞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 4 11 0.33 3 7 0.67 9 1 8.67 1 3 0.00 1 6 -1.00 5 6 3.00 23.00 34.00 11.67 223.025 2488 1192 958 101 22

1193 26510 - MUSTAFA KAAN AY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 6 9 3.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 28.00 57.00 9.01 222.994 2490 1193 235 127 16

1194 515 - * EM M N
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 0 / 0 5 15 0.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 8 12 4.00 5 15 0.00 27.00 62.00 6.33 222.921 2491 1194 959 78 1

1195 470 - EBUBEKİP KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 3 4 1.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 3 3.00 14.00 19.00 7.67 222.907 2492 1195 960 81 21

1196 24 - GÜLSÜM AKTÜRK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 8 12 4.00 6 3 5.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 29.00 60.00 9.00 222.897 2493 1196 961 79 18

1197 2106 - ROJDA ASAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 7 11 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 4 3.67 25.00 47.00 9.34 222.819 2495 1197 236 128 11

1198 102 - SİLVA CENGİZ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 5 9 2.00 3 2 2.33 7 2 6.33 0 0 0.00 1 2 0.33 2 7 -0.33 18.00 22.00 10.66 222.816 2496 1198 962 63 11

1199 328 - ELİFNAZ OZAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 4 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 29.00 57.00 10.00 222.796 2497 1199 963 64 18

1200 74 - FATMA BİLEN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 5 15 0.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 29.00 61.00 8.67 222.786 2499 1200 237 129 11

1201 10 - CİVANFARUK TEMEL
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 9 11 5.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 31.00 59.00 11.33 222.776 2500 1201 964 80 19

1202 416 - ŞEYMA DEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 5 11 1.33 2 3 1.00 8 1 7.67 3 2 2.33 2 10 -1.33 4 7 1.67 24.00 34.00 12.67 222.762 2501 1202 238 51 9

1203 123 - ŞEYHMUS SARIBOĞA
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 5 11 1.33 5 2 4.33 7 3 6.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 4 8 1.33 22.00 30.00 11.99 222.742 2502 1203 965 35 9

1204 142 - EMİNESULTAN YÜCEDAĞ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 4 16 -1.33 2 4 0.67 7 2 6.33 1 5 -0.67 3 6 1.00 6 8 3.33 23.00 41.00 9.33 222.717 2503 1204 966 36 23

1205 0 - MURAT ATEŞE
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 27.00 63.00 5.99 222.625 2505 1205 967 78 17

1206 99 - YUNUS EMRE KARAK
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.34 222.581 2506 1206 968 23 12

1207 90 - GÜLCAN KAYMAZ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 4 14 -0.67 1 8 -1.67 7 3 6.00 3 3 2.00 3 8 0.33 6 7 3.67 24.00 43.00 9.66 222.562 2507 1207 969 40 11

1208 113 - HİRANUR MACİT
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 5 9 2.00 5 7 2.67 22.00 53.00 4.33 222.503 2508 1208 970 46 11

1209 624 - MERVE KEREN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 3 15 -2.00 3 6 1.00 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 6 1.00 8 9 5.00 23.00 45.00 8.00 222.369 2509 1209 971 102 19

1210 495 - MELİK ÖZTÜRK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 4 8 1.33 0 5 -1.67 6 1 5.67 4 3 3.00 2 9 -1.00 5 6 3.00 21.00 32.00 10.33 222.296 2510 1210 972 79 18

1211 173 - ŞİRİN ASLAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 222.241 2511 1211 973 38 16

1212 91 - AHMETYASİN EKMEN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 5 7 2.67 1 5 -0.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 1 2 0.33 15.00 17.00 9.33 222.168 2513 1212 974 37 24

1213 170 - ZEHRA ELMAS
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 6 8 3.33 2 7 -0.33 4 4 2.67 4 3 3.00 3 13 -1.33 6 12 2.00 25.00 47.00 9.34 222.166 2514 1213 975 65 12

1214 354 - EMRE YUSUFOĞLU
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / A 6 11 2.33 6 3 5.00 2 7 -0.33 1 4 -0.33 1 5 -0.67 6 11 2.33 22.00 41.00 8.33 222.150 2515 1214 976 61 29

1215 0 - ELA AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 11 2.33 5 2 4.33 10 0 10.00 3 1 2.67 1 10 -2.33 3 12 -1.00 28.00 36.00 16.00 222.085 2516 1215 977 36 29

1216 0 - TUANA İLİŞ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 5 13 0.67 3 6 1.00 7 3 6.00 2 2 1.33 1 1 0.67 5 13 0.67 23.00 38.00 10.34 222.072 2517 1216 978 82 13

1217 71 - FARIS TİMUR
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 5 10 1.67 5 2 4.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 3 8 0.33 20.00 25.00 11.66 221.998 2519 1217 979 38 10

1218 685 - BERKAN ALTUN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 7 10 3.67 3 5 1.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 3 7 0.67 19.00 29.00 9.34 221.992 2520 1218 239 59 11

1219 1114 - UBADAH ALASADI
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 6 14 1.33 24.00 56.00 5.33 221.965 2521 1219 240 130 12

1220 389 - ERSİN OBUZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 2 18 -4.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 11 7 8.67 24.00 64.00 2.67 221.963 2522 1220 980 118 26

1221 367 - MELEK SOLHAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 3 10 -0.33 4 3 3.00 6 4 4.67 2 2 1.33 3 1 2.67 4 16 -1.33 22.00 36.00 10.01 221.904 2524 1221 981 47 11

1222 2764 - MEHMET ÖZCAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 13 2.67 5 15 0.00 30.00 60.00 10.01 221.667 2525 1222 241 131 10

1223 487 - MUSTAFA SAĞLAM
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 9 8 6.33 2 6 0.00 3 6 1.00 1 6 -1.00 0 11 -3.67 6 6 4.00 21.00 43.00 6.66 221.665 2526 1223 982 48 13

1224 315 - KADİFE AYDIN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 221.606 2527 1224 983 14 14

1225 268 - HAS N ILDIRIM
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 6 14 1.33 7 3 6.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 13 -0.33 5 9 2.00 27.00 54.00 9.00 221.599 2528 1225 984 39 11



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1226 68 - YUSUFAKAK
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 4 7 1.67 4 5 2.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 16.00 15.00 11.00 221.559 2529 1226 985 36 10

1227 56 - ASMİN GÖVSA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 6 12 2.00 0 4 -1.33 7 2 6.33 0 2 -0.67 3 2 2.33 3 13 -1.33 19.00 35.00 7.33 221.557 2530 1227 986 66 13

1228 12 - ELİF SAKİN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 6 11 2.33 4 5 2.33 7 3 6.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 3 9 0.00 22.00 35.00 10.33 221.529 2531 1228 987 67 10

1229 2235 - HELİN CEYLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 3 14 -1.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 5 0.33 0 3 -1.00 6 12 2.00 27.00 38.00 14.32 221.431 2532 1229 242 132 17

1230 232 - DİCLENUR AYAR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 5 12 1.00 4 5 2.33 10 0 10.00 1 2 0.33 1 3 0.00 1 6 -1.00 22.00 28.00 12.66 221.381 2533 1230 243 60 8

1231 116 - YUSUF TAŞKAN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 7 10 3.67 3 5 1.33 9 1 8.67 0 4 -1.33 0 7 -2.33 3 6 1.00 22.00 33.00 11.01 221.337 2534 1231 988 40 25

1232 314 - MAHSUM BARLİN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 7 9 4.00 1 6 -1.00 1 4 -0.33 1 2 0.33 0 6 -2.00 7 7 4.67 17.00 34.00 5.67 221.253 2536 1232 244 52 10

1233 1273 - SUDE NAZLI * LAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 10 10 6.67 28.00 62.00 7.34 221.005 2539 1233 245 133 12

1234 0 - SİNAN DURAK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 8 12 4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 26.00 64.00 4.67 220.741 2544 1234 246 134 14

1235 512 - MUSTAFA TAŞ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 220.732 2545 1235 247 61 8

1236 0 - ZEYNEP ECER
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 12 8 9.33 26.00 64.00 4.66 220.716 2546 1236 989 39 17

1237 81 - EU D M YHUM **
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 7.00 5.00 5.33 220.630 2547 1237 248 135 18

1238 2690 - İREM EKTİREN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 28.00 62.00 7.34 220.541 2548 1238 249 136 11

1239 27 - HİRANUR TOKAY
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 12 0.00 27.00 49.00 10.67 220.374 2549 1239 990 81 20

1240 8 - BURAK GÜNGÖR
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 4 12 0.00 3 6 1.00 5 5 3.33 1 4 -0.33 1 9 -2.00 9 8 6.33 23.00 44.00 8.33 220.343 2550 1240 991 15 15

1241 517 - RUKEN AKMAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 10 9 7.00 29.00 60.00 9.00 220.301 2551 1241 992 119 27

1242 308 - İLKNUR TURGUT
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 5 13 0.67 2 5 0.33 7 3 6.00 4 5 2.33 0 3 -1.00 6 11 2.33 24.00 40.00 10.66 220.293 2552 1242 993 49 12

1243 288 - YASİN DEMİR
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 26.00 64.00 4.66 220.259 2555 1243 994 40 17

1244 226 - İBRAHİM OĞUZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 3 7 0.67 1 7 -1.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 6 9 3.00 6 12 2.00 17.00 42.00 3.01 220.234 2556 1244 995 120 25

1245 0 - MUHAMED İ L*N
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 3 16 -2.33 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 10 -1.33 7 5 5.33 27.00 46.00 11.67 220.220 2557 1245 996 61 26

1246 843 - MELEK TUNÇ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 8 12 4.00 2 7 -0.33 4 3 3.00 1 1 0.67 2 2 1.33 3 15 -2.00 20.00 40.00 6.67 220.187 2558 1246 997 80 13

1247 182 - ZOYA İSMAİL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 10 2.67 6 14 1.33 27.00 59.00 7.33 220.161 2559 1247 998 41 13

1248 697 - SEVGİNUR AKTÜRK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 3 8 0.33 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 3 7 0.67 4 14 -0.67 23.00 36.00 10.99 220.106 2561 1248 999 82 13

1249 10 - KANİVAR ATAY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 10 10 6.67 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 20.00 46.00 4.67 219.996 2563 1249 250 137 13

1250 61 - MİRZAD YILDIRIM
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 4 4.67 1 1 0.67 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 10.00 5.67 219.984 2564 1250 1000 37 30

1251 120 - MUHAMMED GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 4 12 0.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 5 6 3.00 18.00 29.00 8.34 219.977 2565 1251 1001 12 10

1252 336 - HİVDA ÖZTÜRK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 4 11 0.33 3 5 1.33 8 1 7.67 1 5 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 23.00 40.00 9.66 219.872 2566 1252 1002 81 16

1253 2 - * İ S G L * M
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / I 4 16 -1.33 4 6 2.00 10 0 10.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 27.00 14.00 219.822 2567 1253 1003 13 1

1254 383 - BÜŞRA DAMAR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 15 0.00 22.00 39.00 9.00 219.809 2568 1254 1004 68 16

1255 496 - CİVANA ELABDO
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 3 0.00 4 11 0.33 6 11 2.33 24.00 52.00 6.65 219.787 2569 1255 1005 83 10

1256 713 - HASAN KILIÇ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 5 14 0.33 5 3 4.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 5 15 0.00 8 12 4.00 24.00 53.00 6.33 219.757 2570 1256 1006 103 23

1257 124 - ZELAL KURTCEBE
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 2 7 -0.33 0 3 -1.00 9 0 9.00 3 4 1.67 0 2 -0.67 5 8 2.33 19.00 24.00 11.00 219.678 2571 1257 1007 29 8

1258 82 - BERAT AYDIN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 8 8 5.33 4 6 2.00 7 1 6.67 0 2 -0.67 0 6 -2.00 3 13 -1.33 22.00 36.00 10.00 219.669 2572 1258 1008 50 14

1259 2047 - KEVSER KANAT
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 29.00 61.00 8.67 219.655 2573 1259 251 138 15

1260 2061 - İLAYDA ACAR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 6 13 1.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 9 2.00 5 15 0.00 25.00 58.00 5.67 219.626 2574 1260 252 139 16

1261 82 - EMRULLAH KARADAĞ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 8 10 4.67 0 2 -0.67 3 2 2.33 2 3 1.00 1 4 -0.33 0 1 -0.33 14.00 22.00 6.67 219.592 2575 1261 1009 41 12

1262 29 - YUSUF İSL M ARAS
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 25.00 65.00 3.34 219.578 2576 1262 1010 42 5

1263 507 - VEHMALİYE KAYMAZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 9 10 5.67 2 6 0.00 6 4 4.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 16 -2.33 25.00 50.00 8.34 219.495 2578 1263 1011 84 21

1264 2133 - YUSUF AYDIN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 5 13 0.67 2 6 0.00 7 3 6.00 2 2 1.33 3 6 1.00 4 12 0.00 23.00 42.00 9.00 219.463 2579 1264 253 140 12

1265 87 - MUHAMMED TUMUR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 8 12 4.00 0 0 0.00 10 0 10.00 2 7 -0.33 1 15 -4.00 6 12 2.00 27.00 46.00 11.67 219.461 2580 1265 254 141 11

1266 496 - ÖMER YİĞİT
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 7 13 2.67 3 4 1.67 4 2 3.33 2 5 0.33 5 15 0.00 5 15 0.00 26.00 54.00 8.00 219.379 2581 1266 1012 51 15

1267 60 - KEMAL ORAL
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 5 12 1.00 3 3 2.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 3 7 0.67 19.00 29.00 9.34 219.356 2582 1267 1013 43 13

1268 26 - ECRİN ORAL
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / A 5 15 0.00 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 14 0.33 23.00 36.00 11.00 219.353 2583 1268 1014 44 26

1269 273 - NARİN EROĞLU
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 7 8 4.33 8 1 7.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 1 11 -2.67 2 12 -2.00 26.00 39.00 13.00 219.305 2584 1269 1015 37 11

1270 1385 - ÖZGÜR GEZE
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 8 9 5.00 1 9 -2.00 2 5 0.33 5 3 4.00 4 14 -0.67 4 12 0.00 24.00 52.00 6.66 219.218 2586 1270 255 142 13

1271 2078 - YUSUF KANAT
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 10 10 6.67 2 16 -3.33 24.00 64.00 2.67 219.212 2587 1271 256 143 12

1272 2706 - MAHİR AKTAŞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 6 14 1.33 1 7 -1.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 14 -2.67 7 9 4.00 28.00 52.00 10.67 219.175 2588 1272 257 144 12

1273 140 - SELİN SÜRER V
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.34 219.108 2589 1273 1016 41 18

1274 137 - M ZEKİ DEMİR
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 5 8 2.33 3 4 1.67 4 4 2.67 3 7 0.67 0 5 -1.67 5 7 2.67 20.00 35.00 8.34 219.108 2589 1273 1016 42 11
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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1275 130 - HİLAY KILIÇ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 5 12 1.00 2 5 0.33 9 1 8.67 2 4 0.67 1 2 0.33 3 11 -0.67 22.00 35.00 10.33 219.013 2592 1275 1018 82 17

1276 727 - AHMET KAYLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 7 10 3.67 1 4 -0.33 5 4 3.67 0 6 -2.00 1 7 -1.33 6 11 2.33 20.00 42.00 6.01 218.971 2593 1276 258 145 14

1277 428 - MEHMET ALİ KAYMAZ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 5 15 0.00 0 9 -3.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 5 15 0.00 23.00 60.00 2.99 218.922 2595 1277 1019 62 5

1278 535 - SİYAMEND AL DERVİŞ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 6 9 3.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 30.00 55.00 11.67 218.897 2596 1278 1020 85 14

1279 186 - BAHAR ÖLKER
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 6 13 1.67 1 5 -0.67 7 3 6.00 2 4 0.67 2 9 -1.00 6 12 2.00 24.00 46.00 8.67 218.774 2597 1279 1021 104 24

1280 530 - ZEYNETTİN ÖZ DEMİR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 28.00 62.00 7.34 218.756 2599 1280 259 62 9

1281 0 - *** **
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 25.00 65.00 3.34 218.716 2600 1281 1022 69 12

1282 430 - NURSEL EMER
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 5 8 2.33 4 1 3.67 7 2 6.33 0 0 0.00 1 6 -1.00 2 8 -0.67 19.00 25.00 10.66 218.645 2603 1282 1023 86 15

1283 464 - CENGİZHAN EMEN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 25.00 65.00 3.32 218.620 2604 1283 260 53 7

1284 36 - EDANUR EYE
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 6 10 2.67 4 5 2.33 6 4 4.67 3 4 1.67 1 9 -2.00 4 9 1.00 24.00 41.00 10.34 218.595 2605 1284 1024 42 19

1285 196 - HARUN TOK*
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 7 12 3.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 27.00 62.00 6.34 218.556 2606 1285 1025 87 14

1286 8 - ZUHAL DOĞAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 7 12 3.00 3 4 1.67 5 5 3.33 0 0 0.00 1 7 -1.33 6 14 1.33 22.00 42.00 8.00 218.551 2607 1286 261 63 12

1287 438 - ABDULLAH ERTAŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 14 0.33 8 12 4.00 25.00 64.00 3.66 218.466 2608 1287 1026 121 20

1288 430 - AYA DEĞER
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 3 17 -2.67 0 10 -3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 4 16 -1.33 27.00 63.00 6.00 218.427 2609 1288 262 146 17

1289 2184 - ECEMDAĞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 4 10 0.67 2 7 -0.33 5 3 4.00 3 6 1.00 3 10 -0.33 6 10 2.67 23.00 46.00 7.68 218.400 2610 1289 263 147 13

1290 300 - EMGİHAN ÇİN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 4 12 0.00 1 4 -0.33 3 6 1.00 2 1 1.67 0 0 0.00 7 9 4.00 17.00 32.00 6.34 218.330 2611 1290 1027 83 18

1291 115 - ROJHAT DOĞU
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 8 12 4.00 26.00 64.00 4.66 218.324 2612 1291 264 64 9

1292 158 - NÜHPELDA DEMİR
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 5 7 2.67 4 2 3.33 2 4 0.67 3 4 1.67 3 10 -0.33 3 9 0.00 20.00 36.00 8.01 218.228 2614 1292 1028 83 16

1293 699 - NİŞANİ TUSUN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 31.00 59.00 11.34 218.195 2615 1293 265 65 10

1294 140 - BERAT ATIŞ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 1 15 -4.00 3 7 0.67 3 6 1.00 2 4 0.67 2 8 -0.67 10 3 9.00 21.00 43.00 6.67 218.140 2616 1294 1029 62 16

1295 404 - RÜMEYSA ELİTAŞ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 5 6 3.00 5 4 3.67 3 3 2.00 0 1 -0.33 0 4 -1.33 3 6 1.00 16.00 24.00 8.01 218.138 2617 1295 1030 84 12

1296 297 - ERİC EL ALİ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 7 1.67 6 14 1.33 23.00 58.00 3.66 218.121 2618 1296 1031 24 13

1297 88 - SİDAR ÇAPAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 2 7 -0.33 5 2 4.33 10 0 10.00 0 3 -1.00 0 2 -0.67 3 9 0.00 20.00 23.00 12.33 218.107 2619 1297 1032 38 31

1298 67 - SEMANUR BATU
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 7 9 4.00 1 5 -0.67 4 5 2.33 1 6 -1.00 2 12 -2.00 7 12 3.00 22.00 49.00 5.66 218.100 2620 1298 1033 12 12

1299 0 - **MMMM
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 27.00 63.00 6.00 218.093 2621 1299 266 148 19

1300 203 - EDA KILIÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 3 9 0.00 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 9 2.00 3 14 -1.67 25.00 48.00 9.00 217.992 2622 1300 1034 30 9

1301 56 - GAMZE AYDIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 25.00 65.00 3.33 217.939 2623 1301 1035 105 15

1302 253 - ALİHAYDAR DEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 3 13 -1.33 1 8 -1.67 2 8 -0.67 0 4 -1.33 7 7 4.67 5 10 1.67 18.00 50.00 1.34 217.937 2624 1302 267 54 9

1303 696 - MELİSA ERD N
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 4 3.67 2 10 -1.33 19.00 52.00 1.68 217.869 2626 1303 268 66 11

1304 2611 - TUBA ÖZEL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 6 14 1.33 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 18.00 33.00 7.00 217.741 2628 1304 269 149 17

1305 779 - MUST* AMİRHATBİÇAKÇİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 7 12 3.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 25.00 63.00 4.00 217.694 2629 1305 270 150 15

1306 851 - MELEK ÇAKIL
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 5 -0.67 3 4 1.67 4 4 2.67 17.00 44.00 2.33 217.674 2630 1306 1036 63 6

1307 0 - HİVNUR YÜCE
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 3 16 -2.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 9 11 5.33 24.00 65.00 2.34 217.645 2631 1307 271 151 18

1308 216 - MAHMUT ARAM KILIÇ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 3 1.00 2 18 -4.00 22.00 53.00 4.33 217.616 2632 1308 1037 25 14

1309 188 - NURCAN ÇELİK
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 6 14 1.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 4 2.67 0 11 -3.67 6 13 1.67 30.00 48.00 14.00 217.604 2633 1309 1038 106 25

1310 633 - MUSA BULUT
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 5 6 3.00 2 4 0.67 10 0 10.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 3 16 -2.33 22.00 34.00 10.67 217.589 2634 1310 272 67 13

1311 345 - BORAN KILIÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 5 5 3.33 0 1 -0.33 6 2 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 -1.00 12.00 14.00 7.33 217.589 2634 1310 1039 31 22

1312 614 - YUSUF BOR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 6 14 1.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 217.557 2636 1312 1040 122 15

1313 693 - LEYLA KILIÇ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 6 13 1.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 2 2.33 0 13 -4.33 4 7 1.67 28.00 40.00 14.67 217.513 2637 1313 273 68 12

1314 438 - İB*AHİM AYDI N
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 8 12 4.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 27.00 62.00 6.34 217.502 2638 1314 274 55 12

1315 378 - MERYEM RANA ÖDEN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 4 4 2.67 1 4 -0.33 3 3 2.00 1 1 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 19.00 42.00 5.01 217.437 2640 1315 275 56 11

1316 87 - YASİN DEMİRKAYA
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 2 11 -1.67 3 3 2.00 3 2 2.33 2 4 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 18.00 32.00 7.33 217.426 2641 1316 1041 123 10

1317 80 - FERMAN AY
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 6 11 2.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 15 -2.00 7 9 4.00 25.00 56.00 6.32 217.411 2643 1317 1042 43 12

1318 324 - İBRAHİM ER
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 1 4 -0.33 5 4 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 10.00 10.67 217.294 2646 1318 1043 64 4

1319 406 - HASAN ALİ KARAASLAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 7 13 2.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 1 12 -3.00 6 12 2.00 28.00 53.00 10.34 217.274 2647 1319 1044 88 16

1320 667 - HAVİN ASLAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 4 15 -1.00 5 5 3.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 15 -1.00 26.00 52.00 8.66 217.264 2648 1320 1045 124 26

1321 384 - CEBRAİL KAN EMİR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 217.114 2649 1321 1046 65 8

1322 601 - SEMANUR AYDOĞAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 5 11 1.33 2 5 0.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 5 -1.67 5 9 2.00 20.00 32.00 9.32 217.112 2650 1322 1047 85 13

1323 2290 - EYÜP CAN ÇAM
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 3 14 -1.67 3 5 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 9 1.00 7 11 3.33 24.00 52.00 6.66 217.088 2651 1323 276 152 19
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1324 323 - SERHAT DEMİR
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 4 6 2.00 4 7 1.67 6 13 1.67 25.00 54.00 7.01 217.055 2652 1324 1048 44 12

1325 133 - RAMAZAN GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 5 9 2.00 4 5 2.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 1 0.67 3 12 -1.00 18.00 32.00 7.33 217.022 2653 1325 1049 14 11

1326 62 - YUSUF KARAK
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 7 13 2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 217.000 2654 1326 277 57 8

1327 479 - FERHAT DEMİR
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 28.00 62.00 7.33 216.917 2655 1327 1050 84 19

1328 346 - YAKUP BİLKAY
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 6 12 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 1 4 -0.33 4 11 0.33 4 13 -0.33 24.00 51.00 7.00 216.881 2656 1328 1051 52 16

1329 208 - ABDURRAHMAN KIZIL
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 6 14 1.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 216.809 2657 1329 278 69 13

1330 1 - ABDULHAKİM GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 5 9 2.00 1 4 -0.33 6 4 4.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 4 8 1.33 17.00 30.00 7.00 216.605 2658 1330 1052 15 12

1331 0 - MERVE GÜMÜŞTEN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 7 12 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 4 -0.33 4 16 -1.33 22.00 42.00 8.00 216.544 2659 1331 279 70 14

1332 462 - ENES GÜN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 0 1.00 0 2 -0.67 8 12 4.00 22.00 41.00 8.33 216.540 2660 1332 1053 70 17

1333 0 - YUSUF İSLAM SAYILIR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 3 16 -2.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 2 1.33 4 6 2.00 5 13 0.67 24.00 47.00 8.33 216.521 2661 1333 280 153 18

1334 86 - İTİDAL HASAN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 4 6 2.00 1 3 0.00 2 3 1.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 4 6 2.00 12.00 22.00 4.67 216.376 2662 1334 1054 45 6

1335 87 - KADİR KARABULUT
KIZILTEPE - ÇAĞIL ORTA 8 / A 3 9 0.00 0 5 -1.67 1 5 -0.67 2 3 1.00 4 8 1.33 5 5 3.33 15.00 35.00 3.32 216.284 2665 1335 1055 16 16

1336 280 - BERAT GÜM ÜŞ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 4 8 1.33 1 6 -1.00 0 7 -2.33 4 4 2.67 3 5 1.33 4 7 1.67 16.00 37.00 3.67 216.240 2666 1336 1056 32 10

1337 128 - EYLÜL YILDIZ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 4 12 0.00 5 2 4.33 3 7 0.67 1 7 -1.33 1 4 -0.33 6 9 3.00 20.00 41.00 6.34 216.181 2667 1337 1057 63 21

1338 244 - UMUT YILDIZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 6 14 1.33 30.00 60.00 10.00 216.062 2669 1338 1058 125 21

1339 4 - YUSUF DAMAR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 4 5.67 2 8 -0.67 20.00 51.00 3.00 216.021 2670 1339 1059 71 13

1340 481 - KEREM İLTER
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 11 -1.67 9 11 5.33 26.00 57.00 7.00 215.991 2671 1340 1060 72 18

1341 188 - FURKAN KARAK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 5 14 0.33 0 5 -1.67 7 1 6.67 0 5 -1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 19.00 38.00 6.32 215.966 2672 1341 1061 89 15

1342 21 - SULTAN AYKAL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 8 10 4.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 2 6 0.00 3 11 -0.67 2 11 -1.67 23.00 49.00 6.67 215.959 2673 1342 1062 45 13

1343 343 - ZOZAN GÜNGÖR
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 5 15 0.00 24.00 66.00 2.01 215.942 2674 1343 1063 43 7

1344 253 - ARDA ELİNÇ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 26.00 64.00 4.66 215.928 2675 1344 1064 107 16

1345 115 - HAMZA DOLU
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 3 -1.00 8 12 4.00 5 15 0.00 22.00 61.00 1.66 215.905 2676 1345 1065 73 14

1346 426 - YUSUFESEN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 3 11 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 26.00 58.00 6.66 215.874 2677 1346 1066 126 16

1347 134 - MAHMUT YILMAZ
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 6 14 1.33 6 14 1.33 24.00 56.00 5.32 215.802 2678 1347 1067 38 12

1348 111 - AHMET FİDAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 7 6 5.00 2 13 -2.33 19.00 49.00 2.67 215.795 2679 1348 1068 108 26

1349 573 - EMİRCAN KANDEMİR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 5 15 0.00 0 1 -0.33 20.00 41.00 6.34 215.790 2680 1349 1069 74 11

1350 254 - ARMİ KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 6 12 2.00 1 6 -1.00 2 4 0.67 0 0 0.00 2 3 1.00 5 12 1.00 16.00 37.00 3.67 215.788 2681 1350 1070 85 19

1351 458 - YEKTANE İĞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 4 16 -1.33 2 7 -0.33 0 10 -3.33 0 5 -1.67 6 12 2.00 9 11 5.33 21.00 61.00 0.67 215.751 2682 1351 1071 90 17

1352 70 - ALİ DOĞAN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 3 14 -1.67 2 5 0.33 2 4 0.67 1 7 -1.33 6 8 3.33 5 10 1.67 19.00 48.00 3.00 215.736 2683 1352 1072 26 12

1353 12 - ASLIHAN GÜNDÜZ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 7 12 3.00 0 10 -3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 27.00 62.00 6.33 215.723 2684 1353 1073 66 5

1354 629 - GÜLİSTAN EREK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 3 10 -0.33 5 5 3.33 7 3 6.00 1 3 0.00 4 12 0.00 3 8 0.33 23.00 41.00 9.33 215.708 2685 1354 281 154 14

1355 93 - F Ş * ÇGÜ*
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / E 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 9 11 5.33 26.00 63.00 5.00 215.698 2686 1355 1074 109 27

1356 204 - ELA KILIÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 3 8 0.33 3 5 1.33 8 2 7.33 4 4 2.67 2 10 -1.33 3 7 0.67 23.00 36.00 11.00 215.657 2687 1356 1075 33 11

1357 587 - İDRİS AKTAS
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 3 17 -2.67 6 3 5.00 7 3 6.00 2 6 0.00 3 12 -1.00 7 11 3.33 28.00 52.00 10.66 215.648 2688 1357 1076 86 21

1358 708 - ZERİN AKÖYEK
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 8 12 4.00 5 4 3.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 27.00 62.00 6.34 215.638 2689 1358 1077 39 12

1359 297 - YAĞMUR * I
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 4 9 1.00 2 5 0.33 3 4 1.67 3 2 2.33 3 6 1.00 2 6 0.00 17.00 32.00 6.33 215.617 2690 1359 1078 39 7

1360 27 - YUSUF DEM İR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 4 16 -1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 27.00 63.00 6.01 215.615 2691 1360 282 155 13

1361 161 - ESRA DİNLER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 4 13 -0.33 2 4 0.67 6 3 5.00 1 3 0.00 2 3 1.00 4 10 0.67 19.00 36.00 7.01 215.566 2692 1361 1079 86 14

1362 504 - SEMANUR TA
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 5 15 0.00 1 6 -1.00 2 8 -0.67 0 6 -2.00 7 11 3.33 5 11 1.33 20.00 57.00 0.99 215.466 2693 1362 1080 53 17

1363 449 - EZGİ BERFİN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 4 16 -1.33 4 4 2.67 9 1 8.67 2 2 1.33 1 4 -0.33 4 11 0.33 24.00 38.00 11.34 215.416 2694 1363 1081 87 20

1364 484 - PINAR KANDEMİR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 18.00 42.00 4.00 215.408 2695 1364 1082 75 19

1365 511 - JENİY
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / 0 4 10 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 24.00 60.00 4.00 215.365 2696 1365 1083 76 1

1366 227 - ROJHAT AYDIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 6 5 4.33 1 6 -1.00 3 4 1.67 1 5 -0.67 3 10 -0.33 3 9 0.00 17.00 39.00 4.00 215.329 2697 1366 1084 110 16

1367 92 - EMİRHAN KAHRAMAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 5 13 0.67 2 7 -0.33 1 8 -1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8 11 4.33 16.00 39.00 3.00 215.262 2698 1367 1085 64 17

1368 676 - YUSUF AYDIN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 5 15 0.00 3 5 1.33 7 3 6.00 0 4 -1.33 0 6 -2.00 8 12 4.00 23.00 45.00 8.00 215.251 2699 1368 283 156 18

1369 673 - GURBET AKAK
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 4 12 0.00 3 4 1.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 0 8 -2.67 7 8 4.33 23.00 42.00 9.00 215.249 2700 1369 1086 40 13

1370 402 - AYLİN SAĞLAM
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 4 7 1.67 3 5 1.33 5 1 4.67 1 0 1.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 13.00 15.00 8.01 215.236 2701 1370 1087 40 8

1371 400 - ROJDA KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 6 12 2.00 4 4 2.67 7 2 6.33 0 0 0.00 2 7 -0.33 2 11 -1.67 21.00 36.00 9.00 215.197 2703 1371 1088 88 20

1372 831 - BAHOZ ÖZTEP
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 5 15 0.00 5 15 0.00 27.00 63.00 6.01 215.194 2704 1372 284 157 14
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1373 113 - LAVİN ALEY A KILIÇ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 6 8 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 11 -0.67 16.00 32.00 5.33 215.151 2705 1373 1089 16 13

1374 181 - KAMURAN ADSIZ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 3 7 0.67 19.00 50.00 2.34 215.106 2706 1374 1090 27 15

1375 133 - KATRENNEDAYUSUF
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 1 4 -0.33 0 2 -0.67 2 3 1.00 6 4 4.67 0 2 -0.67 4 2 3.33 13.00 17.00 7.33 215.104 2707 1375 1091 46 7

1376 65 - YAKUP ÇELİK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 3 15 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 8 0.33 8 8 5.33 22.00 52.00 4.66 215.029 2709 1376 1092 77 14

1377 626 - ARJİN HAYALİOĞLU
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 5 11 1.33 2 3 1.00 6 3 5.00 2 4 0.67 3 9 0.00 2 7 -0.33 20.00 37.00 7.67 215.011 2710 1377 1093 91 18

1378 321 - HAKKI GEZER
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 5 1.33 4 16 -1.33 8 12 4.00 27.00 61.00 6.67 214.809 2713 1378 1094 28 16

1379 43 - MUHAMMED AKAK
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 7 13 2.67 1 7 -1.33 4 6 2.00 0 0 0.00 5 13 0.67 5 15 0.00 22.00 54.00 4.01 214.717 2714 1379 1095 29 13

1380 335 - ASLIHAN YA ŞİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 2 18 -4.00 6 4 4.67 4 3 3.00 3 5 1.33 3 5 1.33 5 8 2.33 23.00 43.00 8.66 214.623 2715 1380 1096 87 17

1381 351 - MUHAMET ALİ ŞERAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 3 7 0.67 5 2 4.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 3 5 1.33 11.00 15.00 6.00 214.618 2716 1381 1097 88 14

1382 64 - KEVSER DÜNDAR
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 4 6 2.00 0 2 -0.67 9 0 9.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 1 2 0.33 14.00 15.00 8.99 214.576 2717 1382 1098 47 14

1383 49 - VEYSEL ÖZDEİR
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 8 12 4.00 1 2 0.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 15 -2.00 5 14 0.33 25.00 55.00 6.66 214.348 2718 1383 1099 30 14

1384 0 - MEHMET NUR BARAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 6 13 1.67 2 7 -0.33 8 2 7.33 2 2 1.33 1 8 -1.67 5 13 0.67 24.00 45.00 9.00 214.333 2719 1384 1100 127 17

1385 71 - NURULLAH CENGİZ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 3 16 -2.33 8 2 7.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 27.00 62.00 6.34 214.280 2720 1385 1101 54 12

1386 274 - İRE SU EME R
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 7 13 2.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 2 16 -3.33 25.00 58.00 5.68 214.271 2722 1386 1102 92 9

1387 461 - HÜSEYİN YILMAZ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 29.00 61.00 8.67 214.152 2723 1387 1103 78 15

1388 82 - MESUT KURŞAT
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 3 12 -1.00 0 5 -1.67 7 2 6.33 2 4 0.67 4 13 -0.33 6 9 3.00 22.00 45.00 7.00 214.111 2724 1388 1104 13 13

1389 72 - ELANUR ARSLAN
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 2 7 -0.33 0 1 -0.33 9 1 8.67 0 1 -0.33 1 4 -0.33 2 3 1.00 14.00 17.00 8.35 214.091 2725 1389 1105 14 14

1390 292 - YUSUF HALEF
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 7 9 4.00 2 5 0.33 5 2 4.33 0 5 -1.67 3 17 -2.67 6 13 1.67 23.00 51.00 5.99 213.959 2726 1390 1106 93 19

1391 2775 - ÖZGE ACAR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 6 0.00 0 7 -2.33 7 11 3.33 22.00 46.00 6.67 213.938 2727 1391 285 158 15

1392 405 - HARUN TAŞ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 10 10 6.67 26.00 64.00 4.68 213.821 2728 1392 286 71 16

1393 11 - EBUBEKİR URAL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 5 15 0.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 7 -1.33 7 13 2.67 25.00 53.00 7.33 213.677 2730 1393 1107 79 15

1394 2193 - EYÜP TÜRK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 2 7 -0.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 7 13 2.67 22.00 67.00 -0.32 213.651 2731 1394 287 159 19

1395 570 - EYYÜP ESKİCİ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 4 11 0.33 2 5 0.33 6 3 5.00 0 3 -1.00 0 12 -4.00 9 7 6.67 21.00 41.00 7.33 213.644 2732 1395 1108 111 20

1396 970 - SERHAT *SOY
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 6 14 1.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 1 0.67 3 4 1.67 17.00 42.00 3.01 213.615 2733 1396 1109 67 6

1397 707 - YAKUP ÖZDEMİR
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 5 9 2.00 0 0 0.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 7 0.67 12.00 22.00 4.67 213.603 2734 1397 1110 41 14

1398 75 - LORİN AMARA KOŞAR
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 8 9 5.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 7 -1.33 4 15 -1.00 4 13 -0.33 23.00 58.00 3.67 213.579 2735 1398 1111 128 22

1399 42 - BARANUGAR
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 8 12 4.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 6 0.00 5 14 0.33 1 17 -4.67 27.00 58.00 7.66 213.576 2736 1399 1112 46 14

1400 2187 - BERİTAN SUN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 7 12 3.00 2 4 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 21.00 44.00 6.33 213.494 2737 1400 288 160 14

1401 740 - ELİF CENGİZ
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 7 7 4.67 3 6 1.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 17 -3.67 20.00 42.00 6.00 213.436 2738 1401 1113 42 13

1402 199 - BAHOZ ERDL SOLHAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 27.00 63.00 6.01 213.422 2739 1402 1114 44 20

1403 65 - CESUR KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 5 12 1.00 4 5 2.33 5 5 3.33 2 2 1.33 0 2 -0.67 4 11 0.33 20.00 37.00 7.65 213.394 2740 1403 1115 89 9

1404 2173 - İBRAHİM BOZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 5 15 0.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.01 213.355 2741 1404 289 161 14

1405 211 - MUHAM ED CİĞÇİ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 8 11 4.33 2 6 0.00 4 6 2.00 2 5 0.33 4 12 0.00 2 12 -2.00 22.00 52.00 4.66 213.336 2742 1405 1116 47 14

1406 2044 - MUDAMMED ŞİMŞEK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 7 13 2.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 5 15 0.00 6 13 1.67 24.00 64.00 2.67 213.284 2743 1406 290 162 13

1407 52 - BARAN ÇAPA
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 5 6 3.00 2 1 1.67 5 3 4.00 1 2 0.33 1 3 0.00 1 10 -2.33 15.00 25.00 6.67 213.158 2744 1407 1117 41 9

1408 520 - ENES AKAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 4 8 1.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 1.00 15.00 30.00 5.00 213.130 2745 1408 291 58 10

1409 21 - AZADDÖNCEL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 3 16 -2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 26.00 63.00 5.00 213.114 2746 1409 1118 48 13

1410 736 - SELMA TULĞAR
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 8 6 6.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 2 7 -0.33 2 12 -2.00 4 13 -0.33 21.00 51.00 4.01 213.106 2747 1410 1119 43 14

1411 3 - AHMET *ILMAZ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 2 5 0.33 0 0 0.00 1 1 0.67 0 0 0.00 1 1 0.67 2 0 2.00 6.00 7.00 3.67 213.075 2748 1411 292 72 17

1412 93 - DAVUT TÜRK
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 2 14 -2.67 1 6 -1.00 4 6 2.00 2 4 0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 19.00 45.00 4.00 213.028 2749 1412 1120 90 15

1413 106 - HİLAL ÖZTÜRK
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 4 15 -1.00 4 5 2.33 7 2 6.33 3 5 1.33 1 8 -1.67 6 11 2.33 25.00 46.00 9.65 213.022 2750 1413 1121 89 15

1414 415 - ŞEYHMUS DOĞAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 7 11 3.33 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.00 4 12 0.00 13.00 29.00 3.33 213.008 2751 1414 293 73 10

1415 899 - NURHAN ZENGİN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 7 12 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 12 2.00 3 17 -2.67 24.00 63.00 3.00 212.984 2752 1415 1122 90 22

1416 439 - SİDAR GÜNDÜZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 23.00 67.00 0.67 212.973 2753 1416 1123 94 20

1417 2123 - AHMET EMEN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 5 15 0.00 1 9 -2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 27.00 63.00 6.00 212.907 2754 1417 294 163 15

1418 402 - FERİDE BAYAZİT
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 5 10 1.67 1 3 0.00 5 4 3.67 1 5 -0.67 2 9 -1.00 5 10 1.67 19.00 41.00 5.34 212.867 2755 1418 1124 95 21

1419 746 - ŞÜKRÜ K* A
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 16.00 44.00 1.33 212.861 2756 1419 295 164 20

1420 0 - HAVİN OLAM
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 5 9 2.00 0 4 -1.33 5 1 4.67 0 0 0.00 0 4 -1.33 4 7 1.67 14.00 25.00 5.68 212.856 2757 1420 1125 91 21

1421 229 - BÜNYAMİN KEREN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.35 212.823 2759 1421 1126 45 8
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1422 844 - MERYEM KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 2 0.33 1 1 0.67 3 13 -1.33 17.00 43.00 2.67 212.776 2760 1422 1127 92 14

1423 676 - CANAN COŞAR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 4 14 -0.67 1 4 -0.33 3 3 2.00 0 1 -0.33 0 4 -1.33 8 8 5.33 16.00 34.00 4.67 212.771 2761 1423 296 74 11

1424 51 - TUANA ERGÜL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 3 15 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 8 12 4.00 5 15 0.00 24.00 64.00 2.67 212.649 2763 1424 1128 80 16

1425 129 - ÖMERFARUK GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 3 9 0.00 0 5 -1.67 6 1 5.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 1.67 13.00 22.00 5.67 212.641 2764 1425 1129 17 14

1426 0 - MEHMET BALTACI
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 212.598 2765 1426 1130 96 16

1427 62 - ENES DEĞER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 3 10 -0.33 4 2 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 0 1.00 2 8 -0.67 15.00 25.00 6.66 212.495 2766 1427 1131 91 10

1428 726 - ZEHRA CAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 2 17 -3.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 7 11 3.33 8 12 4.00 22.00 63.00 0.99 212.271 2768 1428 1132 112 21

1429 0 - MİKAİL İLDEM
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 5 15 0.00 6 4 4.67 10 0 10.00 2 4 0.67 1 6 -1.00 3 16 -2.33 27.00 45.00 12.01 212.218 2769 1429 1133 46 9

1430 498 - HİRANUR ÖLMEZ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 3 17 -2.67 4 3 3.00 7 3 6.00 0 0 0.00 2 6 0.00 5 9 2.00 21.00 38.00 8.33 212.143 2770 1430 1134 68 7

1431 2225 - İBRAHİM ROBİN BALCI
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 7 10 3.67 3 6 1.00 7 3 6.00 0 0 0.00 2 13 -2.33 3 11 -0.67 22.00 43.00 7.67 212.105 2772 1431 297 165 16

1432 383 - HALİL TUĞUÇ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 3 7 0.67 2 7 -0.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 23.00 55.00 4.67 212.040 2773 1432 1135 69 7

1433 2115 - AHMET DAĞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 8 9 5.00 1 5 -0.67 3 2 2.33 1 3 0.00 0 4 -1.33 2 9 -1.00 15.00 32.00 4.33 211.992 2774 1433 298 166 20

1434 150 - UĞUR ŞAHİN GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 7 6 5.00 0 7 -2.33 0 7 -2.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 4 9 1.00 12.00 34.00 0.67 211.989 2775 1434 1136 18 15

1435 222 - EŞETSAYYAR
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 24.00 66.00 2.01 211.964 2776 1435 1137 44 15

1436 563 - BÜŞRA TOPRAK
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 8 12 4.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.67 211.910 2777 1436 299 59 9

1437 383 - REŞAT DEMİR
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 4 8 1.33 2 2 1.33 4 3 3.00 1 0 1.00 1 2 0.33 3 12 -1.00 15.00 27.00 5.99 211.899 2779 1437 1138 92 15

1438 78 - RABİA ÇAPAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 1 9 -2.00 0 6 -2.00 6 3 5.00 0 3 -1.00 1 5 -0.67 6 2 5.33 14.00 28.00 4.66 211.878 2780 1438 1139 42 32

1439 498 - MERT AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 211.824 2781 1439 1140 43 33

1440 20 - KÜBRA AYDIN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 2 13 -2.33 1 5 -0.67 5 4 3.67 0 0 0.00 2 3 1.00 5 6 3.00 15.00 31.00 4.67 211.794 2782 1440 300 75 8

1441 65 - SELMA DOĞANAY
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 3 17 -2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 0 2 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 24.00 58.00 4.66 211.781 2783 1441 1141 55 18

1442 374 - AHMET BAYRAM
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 7 13 2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 211.716 2784 1442 1142 129 23

1443 248 - YAĞMUR ÇELİK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 11 9 8.00 24.00 61.00 3.67 211.708 2785 1443 1143 97 10

1444 154 - MUHAMMED AKTAŞ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 6 14 1.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 211.689 2786 1444 1144 81 19

1445 149 - HÜMEYRA AKIN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 4 10 0.67 1 5 -0.67 8 2 7.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 24.00 6.00 211.626 2787 1445 1145 65 27

1446 433 - ROBİN ELHACBIŞAR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 4 15 -1.00 4 5 2.33 4 6 2.00 3 5 1.33 4 9 1.00 5 14 0.33 24.00 54.00 5.99 211.577 2789 1446 1146 82 17

1447 2011 - DENİZ KESKİN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 4 14 -0.67 2 6 0.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 11 2.33 17.00 36.00 4.99 211.499 2790 1447 301 167 19

1448 486 - ROYAR ELHACBIŞAR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 4 4 2.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 3 10 -0.33 18.00 38.00 5.34 211.461 2791 1448 1147 83 20

1449 2049 - YUSUF ASLA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 4 13 -0.33 3 6 1.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 11 1.33 17.00 34.00 5.67 211.448 2792 1449 302 168 14

1450 417 - TUANA ELMAS
ARTUKLU - MEHMETÇİK 6 / D 7 11 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 28.00 60.00 8.00 211.392 2793 1450 303 169 1

1451 56 - ENES OPTANÇ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 6 10 2.67 2 3 1.00 2 3 1.00 0 0 0.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 14.00 31.00 3.67 211.363 2794 1451 1148 31 15

1452 83 - MUHAMMED YÜCE AĞ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 6 12 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 4 8 1.33 18.00 37.00 5.66 211.324 2795 1452 1149 48 15

1453 78 - * N* İRM* Ü E
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 5 8 2.33 2 4 0.67 2 5 0.33 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 22.00 3.66 211.303 2796 1453 1150 45 16

1454 178 - KÜBRA AKMAN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 3 10 -0.33 3 3 2.00 7 3 6.00 1 3 0.00 2 5 0.33 2 8 -0.67 18.00 32.00 7.33 211.298 2797 1454 1151 49 8

1455 2084 - NERİMAN EL AHMED
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 6 13 1.67 2 4 0.67 1 7 -1.33 0 0 0.00 4 13 -0.33 5 9 2.00 18.00 46.00 2.68 211.246 2798 1455 304 170 15

1456 35 - HEVİN ORTANÇ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 25.00 64.00 3.68 211.226 2800 1456 1152 32 16

1457 202 - MİZGİN AKSOY
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 7 13 2.67 5 4 3.67 6 4 4.67 3 2 2.33 0 5 -1.67 3 16 -2.33 24.00 44.00 9.34 211.220 2801 1457 1153 47 21

1458 0 - BÜŞRA TAŞ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 4 16 -1.33 0 10 -3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 15 -1.00 7 8 4.33 25.00 59.00 5.33 211.204 2803 1458 1154 56 12

1459 93 - NA*ICAN DAĞ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 9 6 7.00 2 5 0.33 3 5 1.33 2 7 -0.33 1 15 -4.00 5 14 0.33 22.00 52.00 4.66 211.194 2804 1459 1155 50 9

1460 31 - BEŞİR KILIÇ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 5 14 0.33 24.00 65.00 2.32 211.111 2806 1460 1156 33 17

1461 595 - MAHİR KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 9 11 5.33 3 17 -2.67 21.00 59.00 1.33 210.951 2809 1461 1157 93 23

1462 133 - MENİFE TOKAY
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 3 8 0.33 0 5 -1.67 1 5 -0.67 3 3 2.00 2 4 0.67 4 6 2.00 13.00 31.00 2.66 210.881 2810 1462 1158 48 22

1463 451 - CANAN YILDIRIM
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 6 12 2.00 2 6 0.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 25.00 60.00 5.00 210.865 2811 1463 1159 84 18

1464 120 - FURKAN ALİM CUŞKUN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 2 15 -3.00 2 7 -0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 12 8 9.33 25.00 61.00 4.66 210.861 2812 1464 1160 130 11

1465 527 - SULTAN ARIÇ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 4 11 0.33 0 5 -1.67 5 2 4.33 0 0 0.00 1 2 0.33 3 6 1.00 13.00 26.00 4.32 210.852 2813 1465 1161 94 22

1466 589 - ABDULLAH ÖZCAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 2 18 -4.00 3 7 0.67 8 2 7.33 0 0 0.00 3 13 -1.33 9 11 5.33 25.00 51.00 8.00 210.829 2814 1466 1162 70 8

1467 215 - SEM* UR GÜNBAY
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 5 2 4.33 2 8 -0.67 5 13 0.67 3 15 -2.00 25.00 58.00 5.66 210.784 2815 1467 1163 49 23

1468 2200 - BEDİRHAN YALÇINKAYA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 7 13 2.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 9 -3.00 6 14 1.33 6 14 1.33 21.00 68.00 -1.67 210.743 2817 1468 305 171 17

1469 77 - RABİA AYDIN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 5 7 2.67 1 1 0.67 1 1 0.67 0 1 -0.33 0 1 -0.33 2 6 0.00 9.00 17.00 3.35 210.595 2819 1469 1164 93 11

1470 86 - BÜNYAMİN ASLAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 23.00 67.00 0.67 210.518 2821 1470 1165 57 13



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1471 64 - ASLI ERDOĞAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 4 16 -1.33 2 6 0.00 7 3 6.00 1 3 0.00 2 1 1.67 4 14 -0.67 20.00 43.00 5.67 210.476 2823 1471 306 172 15

1472 19 - AYNUR KİNİÇ
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 5 12 1.00 7 3 6.00 5 4 3.67 3 7 0.67 2 15 -3.00 4 9 1.00 26.00 50.00 9.34 210.415 2825 1472 1166 51 14

1473 724 - M NAMET AYKAL
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 5 7 2.67 4 2 3.33 4 3 3.00 1 5 -0.67 2 9 -1.00 2 10 -1.33 18.00 36.00 6.00 210.405 2826 1473 1167 46 17

1474 420 - BIŞAR BAYAT
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 3 12 -1.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 1.33 16.00 30.00 6.00 210.363 2827 1474 1168 71 9

1475 2265 - SALİH ACAR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 4 14 -0.67 4 6 2.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 14 -1.67 8 12 4.00 25.00 59.00 5.32 210.303 2828 1475 307 173 20

1476 182 - ŞEYHMUS BÜYÜK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 210.295 2829 1476 1169 131 18

1477 159 - MAHMUT OTER
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 5 13 0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 11 2.33 4 14 -0.67 22.00 61.00 1.66 210.290 2830 1477 1170 52 15

1478 284 - BAHOZ AKIN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 210.263 2831 1478 308 76 18

1479 156 - ZEMZEM KILIÇ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 2 11 -1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 10 2.67 16.00 33.00 5.00 210.259 2832 1479 1171 19 16

1480 38 - ZEYNEL AKAN
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 3 2 2.33 3 7 0.67 10.00 25.00 1.66 210.186 2833 1480 1172 15 15

1481 9740 - YAKUP YILDIRIM
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 8 12 4.00 22.00 68.00 -0.67 210.183 2834 1481 1173 132 19

1482 397 - MUSA YALÇİN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 3 9 0.00 2 6 0.00 4 5 2.33 5 3 4.00 3 11 -0.67 5 12 1.00 22.00 46.00 6.66 210.163 2835 1482 1174 133 27

1483 274 - MUSTAFA ÜRENİ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 1 10 -2.33 6 10 2.67 21.00 46.00 5.67 210.161 2836 1483 1175 58 13

1484 167 - ŞERVAN UÇKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 5 15 0.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 15 0.00 4 15 -1.00 28.00 61.00 7.66 209.994 2838 1484 309 174 16

1485 136 - MUHAMMED HASAN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 16.00 38.00 3.34 209.941 2840 1485 1176 49 16

1486 174 - EYÜP KALKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 3 5 1.33 0 0 0.00 6 14 1.33 5 15 0.00 22.00 56.00 3.33 209.902 2841 1486 310 175 21

1487 466 - GÜLTEN ÖZK N
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 0 0.00 10 10 6.67 17.00 53.00 -0.66 209.886 2842 1487 1177 85 12

1488 443 - BARAN DİDİN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 6 8 3.33 3 4 1.67 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 12 -3.00 14.00 27.00 5.00 209.818 2843 1488 1178 94 16

1489 164 - SİNAN ARSLAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 3 14 -1.67 0 8 -2.67 3 7 0.67 2 4 0.67 4 11 0.33 7 7 4.67 19.00 51.00 2.00 209.756 2844 1489 1179 47 16

1490 167 - NURULLAH ANŞİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 2 17 -3.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 14 1.33 23.00 66.00 1.00 209.545 2846 1490 1180 113 17

1491 253 - HAVİN MELİN BÜYÜ
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 2 18 -4.00 4 6 2.00 7 2 6.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 7 9 4.00 25.00 48.00 9.00 209.540 2847 1491 1181 44 10

1492 234 - DUYGU TASMAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 6 9 3.00 1 7 -1.33 6 4 4.67 3 2 2.33 3 15 -2.00 4 13 -0.33 23.00 50.00 6.34 209.519 2848 1492 1182 95 23

1493 37 - BÜNYAMİN SARUH*H
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 9 7 6.67 1 9 -2.00 2 1 1.67 3 7 0.67 0 5 -1.67 0 7 -2.33 15.00 36.00 3.01 209.497 2849 1493 1183 95 17

1494 310 - NURGÜL ÖZER
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 27.00 63.00 6.00 209.472 2850 1494 1184 114 24

1495 184 - ABDULKERİM YILDIZ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 5 13 0.67 4 3 3.00 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 16.00 33.00 5.01 209.403 2851 1495 311 60 11

1496 14 - İLKNUR BATU
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 3 7 0.67 1 4 -0.33 3 4 1.67 2 5 0.33 3 8 0.33 4 10 0.67 16.00 38.00 3.34 209.379 2852 1496 1185 16 16

1497 582 - SUZAN ÇELİK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 14 -1.67 7 13 2.67 26.00 61.00 5.67 209.319 2853 1497 1186 98 22

1498 499 - AHMET KAYA
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 6 14 1.33 0 10 -3.33 7 3 6.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 6 14 1.33 19.00 51.00 2.00 209.293 2854 1498 312 61 12

1499 338 - MUSA KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 3 10 -0.33 1 3 0.00 5 5 3.33 1 1 0.67 2 2 1.33 4 14 -0.67 16.00 35.00 4.33 209.271 2855 1499 1187 96 18

1500 469 - FEG Ç ÇBEGH
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 9 -3.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 23.00 66.00 1.01 209.243 2856 1500 313 176 17

1501 48 - ELİF TUSUN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 4 12 0.00 0 5 -1.67 3 6 1.00 4 6 2.00 5 9 2.00 4 14 -0.67 20.00 52.00 2.66 209.034 2858 1501 1188 34 18

1502 183 - HASAN ERMİŞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 209.031 2859 1502 314 177 16

1503 1628 - HÜSNÜCAN BADAY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 24.00 66.00 1.99 208.985 2860 1503 315 178 20

1504 102 - OSMAN CAN ALTUN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 7 10 3.67 3 6 1.00 7 2 6.33 0 0 0.00 3 16 -2.33 3 14 -1.67 23.00 48.00 7.00 208.951 2861 1504 1189 35 17

1505 0 - ELİFATMACA
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 8 12 4.00 6 13 1.67 20.00 69.00 -2.99 208.878 2862 1505 1190 86 20

1506 124 - HIDIR PULAT
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 3 17 -2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 208.862 2864 1506 1191 87 16

1507 198 - MUHAMMED HASAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 8 12 4.00 26.00 64.00 4.68 208.798 2866 1507 1192 72 9

1508 32 - DER İŞ KORUL
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 5 7 2.67 0 0 0.00 4 4 2.67 0 0 0.00 2 9 -1.00 4 13 -0.33 15.00 33.00 4.01 208.710 2868 1508 1193 17 17

1509 381 - EROL AKTAŞ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 25.00 55.00 6.67 208.642 2869 1509 1194 96 16

1510 270 - NERGİZ ERMİŞ
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 3 7 0.67 2 2 1.33 3 3 2.00 0 6 -2.00 2 4 0.67 2 6 0.00 12.00 28.00 2.67 208.582 2871 1510 1195 45 11

1511 319 - TUANNA ÇINAR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 3 12 -1.00 1 2 0.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 11 -0.67 16.00 26.00 7.33 208.555 2872 1511 1196 73 10

1512 587 - GAMZE ÖZDEMİR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 6 13 1.67 3 7 0.67 10 0 10.00 0 2 -0.67 0 6 -2.00 4 16 -1.33 23.00 44.00 8.34 208.530 2874 1512 1197 74 11

1513 89 - GÜLBERİ ORAL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 5 6 3.00 2 2 1.33 5 4 3.67 2 3 1.00 1 5 -0.67 0 8 -2.67 15.00 28.00 5.66 208.444 2876 1513 1198 53 10

1514 258 - RAMAZAN İLHAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 7 13 2.67 0 10 -3.33 3 5 1.33 0 10 -3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 21.00 67.00 -1.33 208.410 2877 1514 1199 66 18

1515 320 - MİRAÇ SİVLİM
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 4 -1.33 4 7 1.67 4 14 -0.67 20.00 53.00 2.34 208.362 2878 1515 1200 50 18

1516 497 - OZAN ORTEKİN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 7 / E 3 17 -2.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 15 0.00 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 208.298 2879 1516 1201 88 1

1517 311 - KÜBRA NUR BOZAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 5 14 0.33 3 4 1.67 3 7 0.67 1 2 0.33 2 6 0.00 5 13 0.67 19.00 46.00 3.67 208.266 2880 1517 1202 59 19

1518 77 - ARMANÇ DÜZGÜNOĞLU
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 4 6 2.00 18.00 44.00 3.33 208.170 2882 1518 1203 60 14

1519 2687 - MİRAN ALO
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 208.164 2883 1519 316 179 21



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1520 0 - EREN TUĞUÇ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 4 15 -1.00 21.00 58.00 1.66 208.085 2884 1520 1204 50 8

1521 73 - EVİN KİNO
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 208.051 2885 1521 1205 54 16

1522 28 - BÜNYAMİN EREN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 4 16 -1.33 2 4 0.67 5 5 3.33 1 3 0.00 1 5 -0.67 7 13 2.67 20.00 46.00 4.67 208.044 2886 1522 1206 51 24

1523 464 - DELİLA ALAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 4 13 -0.33 5 1 4.67 5 3 4.00 2 3 1.00 0 2 -0.67 3 12 -1.00 19.00 34.00 7.67 207.988 2887 1523 1207 97 24

1524 487 - ESRA ZENGİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 2 9 -1.00 0 2 -0.67 3 4 1.67 1 2 0.33 3 6 1.00 4 8 1.33 13.00 31.00 2.66 207.985 2888 1524 1208 115 17

1525 63 - ELİF DE İRCAN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 2 4.33 5 15 0.00 6 14 1.33 24.00 62.00 3.32 207.972 2889 1525 1209 55 17

1526 502 - ZEHRA KAÇAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 24.00 66.00 2.00 207.967 2890 1526 1210 134 27

1527 407 - MELEK SULTAN DEMİR
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 5 15 0.00 0 5 -1.67 3 2 2.33 0 4 -1.33 3 8 0.33 5 9 2.00 16.00 43.00 1.66 207.964 2891 1527 1211 51 17

1528 157 - ESMANUR KURGA
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 4 12 0.00 1 6 -1.00 7 3 6.00 1 1 0.67 0 0 0.00 2 7 -0.33 15.00 29.00 5.34 207.952 2892 1528 1212 97 16

1529 408 - SULTAN BAŞDAŞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 4 12 0.00 0 6 -2.00 4 4 2.67 3 4 1.67 2 10 -1.33 6 9 3.00 19.00 45.00 4.01 207.917 2893 1529 1213 116 22

1530 4 - AYAZ YILMAZ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 7 11 3.33 0 6 -2.00 2 4 0.67 1 1 0.67 2 3 1.00 2 13 -2.33 14.00 38.00 1.34 207.907 2894 1530 1214 61 15

1531 338 - MEHMET RESUL KILIÇ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 13 1.67 2 18 -4.00 23.00 66.00 1.01 207.897 2895 1531 317 180 22

1532 551 - BERFİN KUTLU
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 5 13 0.67 5 3 4.00 8 2 7.33 6 3 5.00 4 16 -1.33 1 15 -4.00 29.00 52.00 11.67 207.835 2896 1532 1215 98 24

1533 173 - ALİ ÇELİK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 2 10 -1.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 7 1.67 20.00 43.00 5.67 207.788 2897 1533 1216 89 21

1534 384 - ELİF KESEN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 6 11 2.33 0 8 -2.67 3 6 1.00 2 5 0.33 3 9 0.00 5 14 0.33 19.00 53.00 1.32 207.778 2898 1534 1217 90 21

1535 147 - NİSA BEKEN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 6 3 5.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 25.00 64.00 3.66 207.713 2899 1535 1218 135 24

1536 2279 - İREM DÖLEK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 7 13 2.67 2 7 -0.33 5 4 3.67 1 3 0.00 1 11 -2.67 4 8 1.33 20.00 46.00 4.67 207.708 2900 1536 318 181 23

1537 406 - BARIŞ AKAN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 2 18 -4.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.01 207.655 2901 1537 1219 46 34

1538 406 - FATMANUR ARLI
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 3 17 -2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 207.555 2902 1538 1220 52 25

1539 205 - FİKRİYE AKSOY
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 5 12 1.00 3 6 1.00 4 4 2.67 0 8 -2.67 5 12 1.00 4 15 -1.00 21.00 57.00 2.00 207.340 2903 1539 1221 117 18

1540 322 - NADİLE ÖNAL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 5 12 1.00 3 6 1.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 2 15 -3.00 6 11 2.33 24.00 54.00 6.00 207.296 2904 1540 1222 91 13

1541 2007 - AHMET AYGÜN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 5 13 0.67 2 4 0.67 6 3 5.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 0 0 0.00 17.00 35.00 5.34 207.144 2905 1541 319 182 15

1542 701 - HİVA KILIÇ
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 5 15 0.00 2 6 0.00 7 3 6.00 1 7 -1.33 2 5 0.33 3 11 -0.67 20.00 47.00 4.33 207.110 2906 1542 1223 15 15

1543 21 - SENEM AKIN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 2 11 -1.67 1 2 0.33 5 4 3.67 5 5 3.33 4 7 1.67 2 11 -1.67 19.00 40.00 5.66 207.081 2907 1543 1224 34 12

1544 94 - İBRAHİM YILDIZ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 23.00 67.00 0.68 207.053 2909 1544 1225 67 22

1545 166 - 
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 3 17 -2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 8 -1.67 6 13 1.67 6 12 2.00 23.00 63.00 1.99 207.020 2910 1545 320 183 18

1546 694 - GÜLİSTAN DAĞLI
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 6 12 2.00 3 6 1.00 4 5 2.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 14 -0.67 23.00 56.00 4.33 207.008 2911 1546 1226 75 9

1547 42 - ASMİN AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 2 10 -1.33 1 4 -0.33 7 1 6.67 3 0 3.00 0 1 -0.33 1 4 -0.33 14.00 20.00 7.35 206.857 2913 1547 1227 47 12

1548 0 - HALİL MALGİR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 5 -1.67 2 2 1.33 4 6 2.00 14.00 45.00 -1.01 206.822 2914 1548 1228 92 17

1549 242 - EMRE AKAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 1 12 -3.00 0 0 0.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 2.33 13.00 23.00 5.33 206.808 2915 1549 1229 48 17

1550 0 - KOÇERE ÇELİK
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 3 13 -1.33 1 7 -1.33 4 5 2.33 1 5 -0.67 6 11 2.33 4 12 0.00 19.00 53.00 1.33 206.780 2916 1550 321 62 12

1551 52 - MERVE BAĞÇIĞ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 27.00 63.00 6.00 206.753 2917 1551 1230 99 25

1552 318 - SÜMEYE KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 6 12 2.00 2 7 -0.33 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 16.00 39.00 3.01 206.732 2918 1552 1231 100 15

1553 269 - SEYİT İ HAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 4 12 0.00 4 3 3.00 7 2 6.33 0 0 0.00 0 4 -1.33 2 8 -0.67 17.00 29.00 7.33 206.711 2919 1553 1232 118 18

1554 1012 - MEHMET EMİN ÇİN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 206.682 2920 1554 322 184 16

1555 492 - NİSA ETİ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 3 -1.00 6 14 1.33 7 13 2.67 22.00 61.00 1.66 206.607 2921 1555 1233 62 20

1556 549 - MISTO ÇEÇEN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 6 13 1.67 2 5 0.33 4 6 2.00 2 3 1.00 1 4 -0.33 4 15 -1.00 19.00 46.00 3.67 206.560 2923 1556 1234 136 20

1557 883 - DAVUT ÇELİK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 206.457 2925 1557 1235 76 10

1558 285 - MEHMET KIL*Ç
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / B 3 13 -1.33 1 5 -0.67 1 6 -1.00 1 6 -1.00 5 6 3.00 3 8 0.33 14.00 44.00 -0.67 206.436 2926 1558 1236 35 13

1559 414 - MEHMET URTEKİN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 4 0.67 3 15 -2.00 6 14 1.33 23.00 61.00 2.67 206.419 2927 1559 1237 93 22

1560 496 - DELAL İLHAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 6 14 1.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 7 -2.33 0 8 -2.67 4 16 -1.33 25.00 50.00 8.33 206.346 2928 1560 323 63 13

1561 8 - EMRE KRHAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 10 10 6.67 24.00 66.00 2.00 206.341 2929 1561 1238 68 19

1562 89 - DAVUT GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 2 10 -1.33 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 1 4 -0.33 2 8 -0.67 17.00 30.00 7.00 206.337 2930 1562 1239 20 17

1563 411 - MERVE TOPÇUL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 20.00 50.00 3.33 206.327 2931 1563 1240 94 22

1564 411 - ASIM GÜMÜŞ
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 4 11 0.33 3 6 1.00 2 6 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 1 7 -1.33 15.00 40.00 1.67 206.314 2932 1564 1241 49 18

1565 687 - SANEM DİNLER
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 7 12 3.00 4 5 2.33 8 2 7.33 4 6 2.00 1 15 -4.00 3 13 -1.33 27.00 53.00 9.33 206.313 2933 1565 1242 77 10

1566 558 - ELİF YALÇIN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 10 9 7.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 17 -3.67 2 18 -4.00 27.00 61.00 6.66 206.252 2934 1566 1243 137 25

1567 35 - ÖMERFARUKALTUNKAYNAK
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 0 2 -0.67 0 0 0.00 5 5 3.33 2 0 2.00 1 2 0.33 1 4 -0.33 9.00 13.00 4.66 206.240 2935 1567 1244 48 13

1568 245 - M ABDULLAH KURKMAZ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 206.180 2936 1568 324 64 10



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1569 402 - SUAT AYDIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 7 10 3.67 1 7 -1.33 3 6 1.00 0 4 -1.33 3 14 -1.67 5 13 0.67 19.00 54.00 1.01 205.946 2940 1569 1245 119 19

1570 60 - AZAT AYDOĞAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / E 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 2 0.33 0 0 0.00 4 16 -1.33 17.00 46.00 1.67 205.924 2941 1570 1246 98 18

1571 61 - AHSEN FEYZA YOLDAŞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 3 11 -0.67 2 1 1.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 1.67 10.00 23.00 2.34 205.898 2942 1571 325 185 19

1572 373 - MEHMET KIZILAY
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 7 3 6.00 1 0 1.00 0 2 -0.67 3 16 -2.33 20.00 42.00 6.00 205.875 2943 1572 326 77 19

1573 478 - SADETTİN KARAVİL
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 6 14 1.33 4 5 2.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 3 14 -1.67 19.00 47.00 3.32 205.647 2944 1573 327 65 13

1574 236 - YAĞMUR ÖZDEMİR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 5 15 0.00 0 1 -0.33 10 0 10.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 3 17 -2.67 19.00 37.00 6.67 205.632 2945 1574 1247 78 12

1575 370 - AMARA AYSELS
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 6 12 2.00 1 6 -1.00 6 4 4.67 3 4 1.67 2 8 -0.67 2 12 -2.00 20.00 46.00 4.67 205.573 2946 1575 1248 56 15

1576 286 - ABAKİKANAT
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 7 13 2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.00 205.546 2947 1576 328 186 17

1577 0 - GÜLSÜM YAMAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 6 14 1.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.66 205.503 2948 1577 1249 95 18

1578 379 - ÖZGE ÖZGÜN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 1 13 -3.33 4 4 2.67 5 4 3.67 0 6 -2.00 3 10 -0.33 6 8 3.33 19.00 45.00 4.01 205.436 2949 1578 329 78 15

1579 3 - MUHAMMEDMUHAMMED
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 4 16 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 205.394 2950 1579 330 187 16

1580 213 - DERSİM DEMİRKAYA
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 5 6 3.00 3 2 2.33 1 4 -0.33 1 3 0.00 0 0 0.00 1 11 -2.67 11.00 26.00 2.33 205.367 2951 1580 1250 63 16

1581 57 - ASMİN DEĞER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 2 11 -1.67 4 3 3.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 4 6 2.00 3 10 -0.33 16.00 43.00 1.67 205.344 2952 1581 1251 99 15

1582 69 - YUSUF DEMİR
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 2 12 -2.00 2 3 1.00 6 2 5.33 0 0 0.00 3 9 0.00 3 7 0.67 16.00 33.00 5.00 205.220 2953 1582 1252 57 15

1583 49 - BEYZA EMEN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 4 15 -1.00 4 6 2.00 7 3 6.00 1 6 -1.00 0 7 -2.33 6 11 2.33 22.00 48.00 6.00 205.186 2954 1583 1253 58 11

1584 255 - MİRZA EROL
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 6 14 1.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 2 10 -1.33 2 18 -4.00 27.00 55.00 8.67 205.178 2955 1584 1254 79 11

1585 38 - İSLAM TOKAY
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 5 14 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 4 15 -1.00 23.00 65.00 1.33 205.160 2957 1585 1255 36 18

1586 351 - ÜMİT YILDIRIM
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 6 11 2.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 1 6 -1.00 4 13 -0.33 3 11 -0.67 19.00 53.00 1.33 205.131 2958 1586 1256 99 11

1587 108 - SÜLEYMAN AKKAYA
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 6 7 3.67 2 4 0.67 1 6 -1.00 1 4 -0.33 2 11 -1.67 3 9 0.00 15.00 41.00 1.34 205.131 2958 1586 1256 138 12

1588 614 - RONAYİ ÖLMEZ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 3 12 -1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 6 -2.00 6 10 2.67 4 11 0.33 17.00 55.00 -1.33 205.064 2960 1588 1258 80 8

1589 296 - ECENUR ECE
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 3 14 -1.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 17.00 32.00 6.33 205.051 2961 1589 1259 139 21

1590 44 - REVAN AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 1 9 -2.00 0 0 0.00 6 4 4.67 2 0 2.00 0 4 -1.33 4 5 2.33 13.00 22.00 5.67 204.923 2962 1590 1260 49 14

1591 178 - KÜBRA ÖZKAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 204.782 2966 1591 1261 96 23

1592 198 - BERFİN KILINÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 3 3.00 2 3 1.00 0 0 0.00 3 4 1.67 10.00 19.00 3.67 204.776 2967 1592 1262 36 23

1593 51 - MEDİNE EKİNCİ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 3 4 1.67 1 2 0.33 5 3 4.00 0 0 0.00 0 4 -1.33 1 5 -0.67 10.00 18.00 4.00 204.696 2968 1593 1263 52 9

1594 2223 - HİRANUR TOKYAY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 6 14 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 1 4.67 0 3 -1.00 4 14 -0.67 15.00 32.00 4.33 204.682 2969 1594 331 188 17

1595 2076 - YUSUF AYDIN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 204.639 2971 1595 332 189 20

1596 192 - ASMİN YILDIRIM
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 3 11 -0.67 3 5 1.33 1 7 -1.33 0 3 -1.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 13.00 39.00 0.00 204.610 2972 1596 333 79 16

1597 33 - NEZİR KAPAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 3 16 -2.33 1 0 1.00 1 3 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 4 13 -0.33 16.00 45.00 1.01 204.523 2973 1597 1264 100 23

1598 468 - ENES ERTEM
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.68 204.478 2974 1598 1265 120 20

1599 163 - ZEYNEP AYKAL
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.65 204.460 2975 1599 1266 101 11

1600 714 - MEHMETEMİN AKAK
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 3 7 0.67 3 4 1.67 5 3 4.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 0 5 -1.67 12.00 23.00 4.34 204.355 2976 1600 1267 50 19

1601 135 - BEYTULLAH AL AŞ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 4 14 -0.67 2 6 0.00 6 2 5.33 1 6 -1.00 2 10 -1.33 5 10 1.67 20.00 48.00 4.00 204.341 2977 1601 1268 53 19

1602 159 - SEMANUR GÜNDÜZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 4 14 -0.67 1 7 -1.33 4 6 2.00 2 3 1.00 4 10 0.67 5 14 0.33 20.00 54.00 2.00 204.332 2978 1602 1269 102 12

1603 306 - GÜNEŞ KALKAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 3 12 -1.00 0 4 -1.33 8 1 7.67 0 2 -0.67 1 3 0.00 3 10 -0.33 15.00 32.00 4.34 204.245 2980 1603 1270 54 10

1604 134 - MUEYED YUSUF
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 0 4 -1.33 0 2 -0.67 2 4 0.67 5 5 3.33 0 1 -0.33 3 4 1.67 10.00 20.00 3.34 204.178 2981 1604 1271 53 10

1605 16 - ELFİDA BABUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 2 18 -4.00 24.00 66.00 2.00 204.023 2982 1605 1272 140 26

1606 225 - KADİR ÇAPAR
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 3 17 -2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 203.952 2983 1606 1273 69 20

1607 5 - AHMET ÖZDEMİR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 19.00 51.00 2.00 203.875 2985 1607 334 66 14

1608 263 - İLAYDA ARAS
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 2 9 -1.00 1 3 0.00 1 3 0.00 1 3 0.00 2 2 1.33 1 2 0.33 8.00 22.00 0.66 203.818 2986 1608 1274 54 18

1609 301 - ALTAN ŞAHİN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 4 13 -0.33 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 13 0.67 23.00 52.00 5.67 203.780 2988 1609 1275 16 16

1610 516 - SEYİD RIZA KIZIL
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.67 203.775 2989 1610 335 80 11

1611 671 - DİYAR AKYOL
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 6 13 1.67 3 17 -2.67 21.00 68.00 -1.66 203.769 2990 1611 1276 51 15

1612 535 - YUSUF AKBAŞ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 9 11 5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 6 -2.00 1 10 -2.33 4 16 -1.33 20.00 57.00 1.01 203.759 2991 1612 1277 101 26

1613 159 - NURSEMİN COŞKAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 3 13 -1.33 1 3 0.00 4 6 2.00 3 5 1.33 5 12 1.00 4 13 -0.33 20.00 52.00 2.67 203.751 2992 1613 1278 55 26

1614 0 - RIDVAN BEŞER
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 2 9 -1.00 0 3 -1.00 6 1 5.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 13.00 3.67 203.713 2993 1614 1279 141 13

1615 2739 - MAHMUTCAN ASLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 1 19 -5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 8 12 4.00 26.00 64.00 4.67 203.683 2994 1615 336 190 18

1616 85 - ABDULLAH AŞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 7 13 2.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 203.635 2995 1616 1280 103 13

1617 27 - RÜVEYDA BULUT
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 2 12 -2.00 3 4 1.67 5 4 3.67 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 24.00 5.01 203.630 2996 1617 337 81 12



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1618 243 - FELEMEZ BAĞI
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 4 10 0.67 3 2 2.33 3 4 1.67 0 1 -0.33 0 4 -1.33 4 11 0.33 14.00 32.00 3.34 203.626 2997 1618 1281 50 15

1619 0 - ONUR SAĞLAM
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 4 12 0.00 2 8 -0.67 7 1 6.67 3 0 3.00 1 8 -1.67 3 11 -0.67 20.00 40.00 6.66 203.608 2998 1619 1282 51 16

1620 413 - NALAN TARI
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 9 11 5.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 203.567 2999 1620 1283 97 19

1621 2207 - MUHAMMED TURGUT
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.01 203.528 3000 1621 338 191 18

1622 21 - MEHMET HADİ TİFUR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 23.00 67.00 0.68 203.476 3001 1622 1284 98 14

1623 399 - MUHAMMED MUTA ADANIR
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 6 14 1.33 2 5 0.33 3 5 1.33 0 5 -1.67 3 11 -0.67 4 11 0.33 18.00 51.00 0.98 203.404 3002 1623 1285 56 27

1624 947 - KÜBRA ARSU
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 7 13 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 203.321 3005 1624 339 192 19

1625 109 - ESMANUR PULAT
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 13 0.67 24.00 64.00 2.67 203.248 3006 1625 1286 70 23

1626 48 - MELEKNUR BULUT
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 6 8 3.33 2 6 0.00 1 5 -0.67 3 6 1.00 2 10 -1.33 1 6 -1.00 15.00 41.00 1.33 203.116 3008 1626 1287 55 19

1627 513 - EYLÜL A *AL
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 2 17 -3.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 26.00 63.00 5.00 202.775 3010 1627 340 67 11

1628 463 - RENGİN UÇUK
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 3 9 0.00 2 5 0.33 1 5 -0.67 2 6 0.00 4 7 1.67 2 10 -1.33 14.00 42.00 0.00 202.731 3011 1628 1288 59 12

1629 75 - *E*Fİ*N
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 16 -2.33 6 11 2.33 24.00 62.00 3.34 202.717 3012 1629 341 193 21

1630 424 - YUNUS KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 5 13 0.67 1 6 -1.00 8 2 7.33 2 3 1.00 0 11 -3.67 6 13 1.67 22.00 48.00 6.00 202.593 3014 1630 1289 102 25

1631 247 - TAHİR ÖZSOY
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 5 11 1.33 1 9 -2.00 5 4 3.67 0 4 -1.33 2 5 0.33 3 13 -1.33 16.00 46.00 0.67 202.494 3015 1631 1290 103 26

1632 0 - SELH TTİN GÖKÇE
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 6 10 2.67 1 7 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 21.00 63.00 0.01 202.480 3016 1632 1291 21 18

1633 0 - HÜSEYİN SEVGİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 4 16 -1.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 21.00 59.00 1.34 202.457 3017 1633 342 194 19

1634 58 - ROJHATZZENGİN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 5 14 0.33 1 9 -2.00 5 4 3.67 1 6 -1.00 6 12 2.00 3 17 -2.67 21.00 62.00 0.33 202.335 3019 1634 1292 52 16

1635 1030 - SAİDE EROL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 3 0.00 1 5 -0.67 6 14 1.33 17.00 53.00 -0.68 202.291 3020 1635 343 195 17

1636 356 - MEHMET EMRE TUĞTEKİN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 9 11 5.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 1 19 -5.33 21.00 69.00 -2.01 202.047 3024 1636 1293 57 11

1637 92 - ERCAN GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 5 11 1.33 4 6 2.00 2 5 0.33 0 8 -2.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 21.00 60.00 0.99 201.995 3025 1637 1294 22 19

1638 0 - SEYRAN DEMİR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 4 14 -0.67 0 2 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 3 -1.00 5 8 2.33 15.00 41.00 1.33 201.963 3026 1638 344 196 21

1639 0 - VEYSİ BAYRAM
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 7 12 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 22.00 67.00 -0.34 201.875 3027 1639 1295 104 17

1640 647 - DERYA BOĞURCU
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 5 10 1.67 3 5 1.33 7 2 6.33 1 1 0.67 0 6 -2.00 1 10 -2.33 17.00 34.00 5.67 201.868 3028 1640 1296 121 21

1641 527 - HALİL ŞERAN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 2 18 -4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 7 13 2.67 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 201.796 3030 1641 1297 81 11

1642 1342 - SERHAT YILDIZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 8 12 4.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 4 -1.33 2 4 0.67 1 19 -5.33 18.00 52.00 0.68 201.729 3031 1642 345 197 22

1643 149 - ÖMER FARUK DEMİRCAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 24.00 65.00 2.33 201.681 3032 1643 1298 105 14

1644 245 - İLAYDA DEĞER
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 1 8 -1.67 2 6 0.00 1 5 -0.67 0 6 -2.00 3 3 2.00 3 7 0.67 10.00 35.00 -1.67 201.675 3033 1644 1299 100 16

1645 403 - GÜLBEYAZ İDİZ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 4 15 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 22.00 67.00 -0.34 201.664 3034 1645 1300 106 22

1646 365 - AHMET TUNÇ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 3 17 -2.67 4 6 2.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 1 11 -2.67 7 11 3.33 23.00 52.00 5.66 201.662 3035 1646 1301 99 24

1647 0 - SAMET ACAR
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 1 3.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 23.00 62.00 2.34 201.659 3036 1647 1302 52 17

1648 49 - ŞERİNVAN AKDAĞ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 2 14 -2.67 3 5 1.33 4 6 2.00 1 5 -0.67 4 12 0.00 5 9 2.00 19.00 51.00 1.99 201.568 3037 1648 1303 100 15

1649 323 - MUHAMED KADİR KAYAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 21.00 69.00 -2.01 201.547 3038 1649 1304 58 20

1650 253 - ORHAN TOPÇUL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 6 4 4.67 1 6 -1.00 3 16 -2.33 4 16 -1.33 24.00 62.00 3.35 201.469 3039 1650 1305 101 23

1651 651 - GAZALSAYYAR
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 4 7 1.67 1 6 -1.00 5 1 4.67 0 0 0.00 0 6 -2.00 3 10 -0.33 13.00 30.00 3.01 201.432 3040 1651 1306 53 17

1652 539 - MEDİNE BARS
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 3 10 -0.33 1 4 -0.33 5 2 4.33 2 4 0.67 0 0 0.00 2 10 -1.33 13.00 30.00 3.01 201.354 3041 1652 346 68 15

1653 363 - HÜSNÜGÜL KANAT
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 6 13 1.67 2 6 0.00 6 4 4.67 1 6 -1.00 2 13 -2.33 4 12 0.00 21.00 54.00 3.01 201.300 3042 1653 1307 64 13

1654 343 - MUHAMED DİNÇ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 14.00 39.00 1.01 201.209 3044 1654 1308 101 19

1655 837 - ABDULHAMİTAYDIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 8 8 5.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 21.00 63.00 -0.01 201.170 3045 1655 1309 122 19

1656 474 - ESMANUR YÜCEDAĞ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 24.00 66.00 1.99 201.166 3046 1656 1310 82 12

1657 0 - HARUN BORAK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 3 10 -0.33 5 5 3.33 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 13.00 29.00 3.33 200.977 3050 1657 1311 102 24

1658 0 - MUSTAFAÖZTEP
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 6 14 1.33 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.33 200.975 3051 1658 1312 60 13

1659 7 - O* *** İ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 14 -0.67 23.00 65.00 1.33 200.921 3052 1659 1313 123 25

1660 0 - MERTYILMAZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 4 16 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 9 11 5.33 2 18 -4.00 20.00 70.00 -3.33 200.849 3053 1660 347 198 21

1661 0 - HANE KURŞUN
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 3 11 -0.67 1 7 -1.33 3 7 0.67 0 4 -1.33 0 5 -1.67 6 6 4.00 13.00 40.00 -0.33 200.721 3055 1661 1314 23 20

1662 282 - NURTEN GEZMEZ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 0 / 0 6 14 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.67 200.682 3056 1662 1315 59 1

1663 322 - MUHAMMED TİMUR
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 3 13 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 3 2.00 2 11 -1.67 7 10 3.67 19.00 53.00 1.34 200.673 3057 1663 1316 17 17

1664 976 - HALİL OYMA Z
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 6 14 1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.68 200.663 3058 1664 1317 107 18

1665 2230 - KÜBRA TUNÇ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 6 14 1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 24.00 66.00 1.99 200.638 3059 1665 348 199 22

1666 0 - ****
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 200.633 3060 1666 1318 65 21



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1667 14 - ELİF ÇAKA K
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 4 16 -1.33 26.00 63.00 5.00 200.597 3061 1667 1319 108 24

1668 14 - MEHMET AKAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 3 15 -2.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 3 5 1.33 4 12 0.00 6 11 2.33 19.00 56.00 0.33 200.509 3062 1668 1320 54 18

1669 2147 - HAVİN ASAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 6 11 2.33 1 6 -1.00 4 3 3.00 3 3 2.00 1 12 -3.00 3 9 0.00 18.00 44.00 3.33 200.498 3063 1669 349 200 18

1670 873 - MİZGİN EMEN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 3 16 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 16.00 43.00 1.67 200.376 3064 1670 1321 83 13

1671 27 - ABDULKERİM KARİPÇİN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 1 8 -1.67 2 5 0.33 1 5 -0.67 1 2 0.33 3 7 0.67 3 6 1.00 11.00 33.00 -0.01 200.374 3065 1671 1322 53 18

1672 325 - SELHATTİN ÖZKAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 8 0.33 4 8 1.33 18.00 55.00 -0.34 200.366 3066 1672 1323 103 20

1673 284 - NURŞİNEMEN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 3 13 -1.33 1 7 -1.33 4 5 2.33 1 4 -0.33 2 7 -0.33 5 10 1.67 16.00 46.00 0.68 200.355 3067 1673 1324 61 16

1674 816 - BARAN SARIBOĞA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 7 13 2.67 4 5 2.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 15 -4.00 4 13 -0.33 24.00 58.00 4.67 200.341 3069 1674 350 201 18

1675 55 - BARAN ÖZER
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 3 17 -2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 7 13 2.67 27.00 63.00 5.99 200.325 3070 1675 1325 109 19

1676 62 - EVİN BALTACI
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / İ 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.67 200.248 3071 1676 1326 60 1

1677 175 - NİSANUR YILDIRIM
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 5 11 1.33 0 6 -2.00 1 9 -2.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 5 12 1.00 14.00 46.00 -1.34 200.217 3072 1677 1327 142 27

1678 742 - UMUT KADAK
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 15 -1.00 22.00 67.00 -0.34 200.170 3073 1678 1328 84 13

1679 909 - CEREN TURĞAY
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 5 13 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 14 0.33 23.00 64.00 1.67 200.152 3074 1679 1329 85 9

1680 2684 - GÖRKEM ERDOĞAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 200.090 3075 1680 351 202 22

1681 305 - EYUPCAN ÇALIŞ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.67 200.053 3076 1681 1330 61 12

1682 0 - NOFA ÖZDEMİR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 7 12 3.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 4 1.67 0 12 -4.00 1 17 -4.67 26.00 50.00 9.33 200.017 3077 1682 1331 86 10

1683 875 - GÜNEŞ TOPRAK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 3 10 -0.33 2 5 0.33 1 6 -1.00 1 4 -0.33 2 8 -0.67 4 7 1.67 13.00 40.00 -0.33 199.973 3078 1683 1332 143 22

1684 468 - HAMZA BİLEN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 2 3 1.00 0 4 -1.33 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 4.00 15.00 -0.99 199.772 3081 1684 1333 102 20

1685 19 - ABİR ALİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 3 5 1.33 1 3 0.00 3 7 0.67 2 5 0.33 1 5 -0.67 2 9 -1.00 12.00 34.00 0.66 199.767 3082 1685 352 203 16

1686 81 - NİSANUR ERCAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 0 0 0.00 20.00 50.00 3.33 199.714 3083 1686 1334 71 24

1687 101 - EYMEN TURĞAY
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 5 13 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 11 -1.67 0 0 0.00 17.00 44.00 2.33 199.706 3084 1687 1335 66 17

1688 179 - İNCİ GEYİK
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 7 13 2.67 0 8 -2.67 4 6 2.00 1 7 -1.33 3 9 0.00 2 12 -2.00 17.00 55.00 -1.33 199.684 3085 1688 1336 72 28

1689 162 - VEYSİ DOĞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 7 13 2.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 6 13 1.67 4 16 -1.33 18.00 71.00 -5.65 199.623 3087 1689 1337 110 15

1690 361 - ALİCUMA
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 36.00 2.00 199.621 3088 1690 1338 55 18

1691 47 - SALAH AYOUB
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 0 4 -1.33 0 2 -0.67 2 4 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 15.00 2.00 199.621 3088 1690 1338 56 11

1692 43 - HAYRULLAH ÇİFÇİ
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 2 12 -2.00 0 0 0.00 2 4 0.67 2 5 0.33 4 10 0.67 4 10 0.67 14.00 41.00 0.34 199.508 3091 1692 1340 18 18

1693 166 - ROBİN SERHAT KANAT
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 199.474 3092 1693 1341 67 18

1694 333 - YAKUP SÜMBÜL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 1 -0.33 2 18 -4.00 7 13 2.67 22.00 59.00 2.34 199.473 3093 1694 1342 104 25

1695 339 - AS AMET TEMEL
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 0 3 -1.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 20.00 62.00 -0.67 199.387 3095 1695 1343 105 26

1696 604 - YASİN ELMAS
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 199.376 3096 1696 1344 106 16

1697 14 - ABDULHALİM ÖZARTIK
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 4 9 1.00 1 7 -1.33 1 5 -0.67 2 4 0.67 3 8 0.33 3 12 -1.00 14.00 45.00 -1.00 199.346 3097 1697 1345 62 28

1698 1000 - GAMZE ÖLKER
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 7 13 2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 24.00 66.00 2.00 199.337 3098 1698 1346 124 22

1699 1 - SAMET KILIÇ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 2 9 -1.00 0 5 -1.67 4 3 3.00 0 0 0.00 3 3 2.00 0 7 -2.33 9.00 27.00 0.00 199.329 3099 1699 1347 37 24

1700 141 - VİYANHALEF
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 3 7 0.67 1 4 -0.33 2 3 1.00 0 4 -1.33 1 6 -1.00 3 7 0.67 10.00 31.00 -0.32 199.247 3100 1700 1348 57 12

1701 317 - MELİSA YILDI Z
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 3 13 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 6 0.00 3 12 -1.00 4 8 1.33 19.00 52.00 1.67 199.243 3101 1701 1349 18 18

1702 126 - ALAATTİN ATIŞ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 4 15 -1.00 1 8 -1.67 6 4 4.67 0 0 0.00 7 13 2.67 2 18 -4.00 20.00 58.00 0.67 199.225 3102 1702 1350 73 25

1703 130 - DAMLA KALKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 5 13 0.67 0 10 -3.33 1 6 -1.00 3 4 1.67 5 14 0.33 5 15 0.00 19.00 62.00 -1.66 199.180 3103 1703 353 204 23

1704 2211 - MUHAMMED BOZA N
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 6 8 3.33 2 4 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 14 -4.67 3 8 0.33 19.00 46.00 3.66 198.914 3105 1704 354 205 24

1705 818 - YUSUF ENGİN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 3 0.00 1 5 -0.67 6 14 1.33 18.00 52.00 0.66 198.763 3106 1705 1351 104 17

1706 707 - SADİYE ERYAĞMAN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 2 18 -4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 24.00 66.00 2.00 198.743 3107 1706 355 82 9

1707 484 - EMİRHAN KAVAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 5 15 0.00 2 7 -0.33 6 4 4.67 1 7 -1.33 3 13 -1.33 4 12 0.00 21.00 58.00 1.68 198.617 3108 1707 356 69 13

1708 122 - BAYRAM ENES YILDIZ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 5 9 2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 18 -4.00 7 13 2.67 19.00 54.00 1.00 198.604 3109 1708 1352 37 19

1709 15 - ABDULMUTA*İP EMOL
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 198.494 3110 1709 1353 38 19

1710 525 - SAMET KALKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 10 0.67 17.00 47.00 1.35 198.488 3111 1710 357 206 23

1711 271 - ERDEM ÇELİK
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 4 2.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 2 6 0.00 9.00 23.00 1.33 198.469 3112 1711 1354 38 25

1712 295 - ROJHAT GÖREN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / B 4 11 0.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 13 -1.33 4 13 -0.33 21.00 57.00 2.00 198.465 3113 1712 1355 107 27

1713 2755 - ALEYNA ERBEY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 2 14 -2.67 1 4 -0.33 4 3 3.00 0 5 -1.67 3 7 0.67 5 12 1.00 15.00 45.00 0.00 198.435 3114 1713 358 207 20

1714 276 - NESİBE R ACI
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 4 15 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 24.00 65.00 2.34 198.381 3115 1714 1356 63 13

1715 366 - BOZAN EROL
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 3 15 -2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 3 12 -1.00 5 12 1.00 20.00 53.00 2.34 198.353 3116 1715 1357 87 12
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1716 143 - NESRİN ECE
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 3 11 -0.67 1 6 -1.00 4 6 2.00 0 4 -1.33 1 3 0.00 2 5 0.33 11.00 35.00 -0.67 198.154 3117 1716 1358 68 19

1717 359 - YUNUS DOĞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 4 16 -1.33 0 10 -3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 4 12 0.00 5 12 1.00 18.00 55.00 -0.33 198.143 3118 1717 1359 111 12

1718 934 - YERT YERLİ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 6 13 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 16.00 53.00 -1.66 198.069 3119 1718 359 208 19

1719 301 - EDANUR ERBEK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 26.00 64.00 4.67 198.055 3120 1719 1360 144 23

1720 274 - HALEF TANIŞ
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 5 0.33 5 15 0.00 5 15 0.00 21.00 66.00 -1.00 198.052 3121 1720 1361 56 19

1721 0 - MUSA UÇKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 3 17 -2.67 1 7 -1.33 2 6 0.00 2 6 0.00 2 4 0.67 4 6 2.00 14.00 46.00 -1.33 197.870 3123 1721 360 209 24

1722 25 - CANSU BEKEN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 24.00 66.00 1.99 197.850 3124 1722 1362 39 20

1723 535 - ENES AYDIN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 2 10 -1.33 1 5 -0.67 2 5 0.33 0 0 0.00 0 3 -1.00 5 8 2.33 10.00 31.00 -0.34 197.817 3125 1723 361 83 12

1724 0 - EAM S*L Mİ*
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.02 197.693 3126 1724 362 84 14

1725 47 - AHMETARİFYILMAZ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 2 10 -1.33 1 6 -1.00 2 5 0.33 0 1 -0.33 2 1 1.67 3 12 -1.00 10.00 35.00 -1.66 197.580 3127 1725 363 70 16

1726 1513 - TUANA KILÇ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 3 14 -1.67 2 7 -0.33 1 4 -0.33 4 3 3.00 5 13 0.67 4 14 -0.67 19.00 55.00 0.67 197.555 3128 1726 364 210 22

1727 398 - SANEM KİP
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 2 17 -3.67 5 4 3.67 8 2 7.33 2 2 1.33 0 0 0.00 3 16 -2.33 20.00 41.00 6.33 197.549 3129 1727 1363 145 28

1728 48 - AZAD AKAN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 2 9 -1.00 1 5 -0.67 1 9 -2.00 0 3 -1.00 3 3 2.00 1 5 -0.67 8.00 34.00 -3.34 197.434 3130 1728 1364 54 19

1729 54 - VİYAN SORAN ÇETİN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 4 11 0.33 1 6 -1.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 3 9 0.00 15.00 39.00 2.00 197.403 3131 1729 1365 108 17

1730 0 - AHMET ELBAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 197.366 3132 1730 1366 146 28

1731 335 - BEYZANUR ELÇİ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / A 5 13 0.67 1 6 -1.00 4 4 2.67 0 2 -0.67 0 2 -0.67 3 12 -1.00 13.00 39.00 0.00 197.270 3133 1731 365 85 13

1732 695 - MEHMET YILDIRIM
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 8 12 4.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 20.00 70.00 -3.34 197.233 3134 1732 366 86 15

1733 2110 - SİNAN * BOY
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 16 -1.33 8 12 4.00 22.00 67.00 -0.33 197.200 3135 1733 367 211 20

1734 198 - ASMİN ORTAÇ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 2 -0.67 6 13 1.67 16.00 55.00 -2.33 197.117 3136 1734 1367 64 14

1735 329 - ABDULMENAFTEMEL
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 2 18 -4.00 23.00 67.00 0.66 197.057 3137 1735 368 87 10

1736 0 - BERAT ERKAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 12 0.00 6 14 1.33 19.00 67.00 -3.34 197.054 3138 1736 1368 109 18

1737 455 - ENGİN DAMAR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 6 13 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 2 7 -0.33 3 17 -2.67 19.00 58.00 -0.33 197.014 3139 1737 1369 110 19

1738 738 - FERHAT ÇELEBİOĞLU
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 196.961 3141 1738 1370 105 21

1739 351 - KÜBRA KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 2 12 -2.00 2 5 0.33 3 5 1.33 2 7 -0.33 4 12 0.00 5 13 0.67 18.00 54.00 0.00 196.903 3142 1739 1371 106 22

1740 48 - H H AZD Ö URTM * K
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / 0 1 19 -5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 5 15 0.00 8 12 4.00 22.00 65.00 0.34 196.902 3143 1740 1372 112 1

1741 353 - EMİNE ORTANÇ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 2 3.33 2 8 -0.67 4 15 -1.00 19.00 55.00 0.65 196.892 3144 1741 369 88 17

1742 420 - DİCLE KARAASLAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.33 196.866 3145 1742 1373 125 23

1743 104 - NECMETTİN KILINÇ
KIZILTEPE - DUNAYSIR O 8 / A 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 2 8 -0.67 2 9 -1.00 11.00 39.00 -2.00 196.731 3147 1743 1374 19 19

1744 0 - KÜBRA GÜNEŞ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.01 196.675 3148 1744 1375 65 15

1745 0 - ZEYNEP SEVÜK
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 2 12 -2.00 2 4 0.67 2 4 0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 1 2 0.33 9.00 26.00 0.34 196.625 3149 1745 1376 74 21

1746 67 - YUSUF YEŞİLÖRDEK
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 23.00 67.00 0.66 196.495 3150 1746 370 89 18

1747 2086 - YUSUF KADAK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 6 12 2.00 1 7 -1.33 2 6 0.00 0 4 -1.33 4 14 -0.67 1 6 -1.00 14.00 49.00 -2.33 196.484 3151 1747 371 212 19

1748 537 - YUSUF KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.01 196.425 3152 1748 1377 107 27

1749 985 - İSHAK MENTEŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / E 4 12 0.00 1 7 -1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 9 -1.00 3 13 -1.33 19.00 52.00 1.67 196.272 3153 1749 1378 147 29

1750 241 - İBRAHİM BULUT
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / D 6 12 2.00 3 7 0.67 5 4 3.67 0 7 -2.33 1 11 -2.67 3 11 -0.67 18.00 52.00 0.67 195.977 3155 1750 1379 103 21

1751 595 - KEVSER ARASAN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 9 -1.00 5 15 0.00 20.00 61.00 -0.33 195.960 3156 1751 372 71 14

1752 353 - MAHMUT ELÇİ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 3 17 -2.67 4 6 2.00 3 4 1.67 3 7 0.67 2 5 0.33 4 14 -0.67 19.00 53.00 1.33 195.920 3159 1752 1380 66 16

1753 302 - AYŞE ŞAHİN
KIZILTEPE - DOYURAN OR 8 / A 2 15 -3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 16 -2.33 8 10 4.67 21.00 63.00 0.01 195.667 3161 1753 1381 19 19

1754 372 - BÜNYAMİN TEK
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 2 8 -0.67 0 6 -2.00 3 5 1.33 0 0 0.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 11.00 38.00 -1.67 195.634 3162 1754 1382 57 20

1755 137 - HASRET GEZER
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 19 -5.33 5 15 0.00 23.00 67.00 0.67 195.624 3163 1755 1383 40 21

1756 570 - ZİLAN BABUŞ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / B 7 11 3.33 3 6 1.00 3 4 1.67 2 5 0.33 3 13 -1.33 1 16 -4.33 19.00 55.00 0.67 195.437 3164 1756 1384 148 28

1757 32 - HAMZA EKİNCİ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 10 0.67 16.00 63.00 -4.99 195.419 3166 1757 1385 75 22

1758 111 - İREM KALKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 4 13 -0.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 5 -0.67 2 3 1.00 3 15 -2.00 15.00 51.00 -2.00 195.379 3167 1758 373 213 25

1759 204 - MEHMET BAYAZİT
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 195.276 3168 1759 1386 113 17

1760 2237 - MUHAMMED MAMO
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 3 17 -2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 195.207 3169 1760 374 214 21

1761 1214 - ÖMER TÜRK
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 4 16 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.68 195.151 3171 1761 375 215 20

1762 390 - MEHM*T VEYSİ İLM
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 4 9 1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 10 -2.33 2 12 -2.00 19.00 49.00 2.67 195.146 3172 1762 376 72 12

1763 334 - ŞEYHMUS ÖNDER
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 22.00 68.00 -0.67 195.099 3173 1763 1387 67 21

1764 35 - MUHAMMED ERTAŞ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 4 15 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 20.00 59.00 0.34 195.054 3174 1764 1388 58 20
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1765 61 - MUHAMMED ÜMİT TUTAL
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 3 1.00 2 13 -2.33 3 13 -1.33 20.00 56.00 1.33 194.970 3177 1765 1389 59 21

1766 62 - MUHAMMEDMUST KARAASL
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 6 12 2.00 2 4 0.67 7 2 6.33 0 0 0.00 0 6 -2.00 2 18 -4.00 17.00 42.00 3.00 194.826 3178 1766 1390 60 22

1767 2 - A BH İA KH İ T G*
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 6 10 2.67 0 4 -1.33 2 4 0.67 1 3 0.00 1 14 -3.67 4 9 1.00 14.00 44.00 -0.66 194.812 3179 1767 1391 126 26

1768 417 - ŞÜKRİYE DİNÇ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 5 13 0.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 1 0 1.00 3 12 -1.00 3 13 -1.33 17.00 52.00 -0.33 194.698 3180 1768 1392 104 17

1769 408 - YASEMİNYILMAZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 6 9 3.00 0 4 -1.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 2 11 -1.67 2 10 -1.33 14.00 49.00 -2.33 194.619 3181 1769 377 216 17

1770 2138 - HEJA SOZDAR SUN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 5 10 1.67 0 2 -0.67 2 7 -0.33 0 5 -1.67 0 4 -1.33 3 10 -0.33 10.00 38.00 -2.66 194.524 3182 1770 378 217 22

1771 687 - ABDULKERİM ÇİĞCİ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 194.403 3183 1771 1393 114 16

1772 493 - LEYA ABAY
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 8 9 5.00 0 9 -3.00 2 7 -0.33 2 2 1.33 0 7 -2.33 2 14 -2.67 14.00 48.00 -2.00 194.337 3184 1772 1394 108 27

1773 0 - ELİFCAN ALAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / E 5 15 0.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 15.00 45.00 0.00 194.300 3185 1773 1395 109 16

1774 415 - ŞİFANUR DOLU
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 3 13 -1.33 1 7 -1.33 3 4 1.67 0 1 -0.33 0 1 -0.33 4 11 0.33 11.00 37.00 -1.32 194.295 3186 1774 1396 105 17

1775 663 - SİNEM ÖNDR
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 2 17 -3.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 22.00 66.00 -0.01 194.198 3187 1775 379 90 13

1776 2216 - İSLMA İMİR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 3 17 -2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.01 194.152 3189 1776 380 218 26

1777 407 - MUHAMED BEK
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 194.115 3190 1777 1397 149 28

1778 322 - SEMANUR ÖZGEL
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 7 9 4.00 1 8 -1.67 2 4 0.67 2 3 1.00 2 16 -3.33 3 13 -1.33 17.00 53.00 -0.66 193.958 3191 1778 1398 62 17

1779 0 - NURŞİN ACAR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 5 11 1.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 0 0 0.00 0 6 -2.00 3 11 -0.67 13.00 41.00 -0.67 193.913 3192 1779 381 73 17

1780 68 - SALİH * DIN
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 2 18 -4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 1.33 13.00 39.00 0.00 193.831 3193 1780 1399 61 23

1781 382 - ROJİN OSMAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 4 14 -0.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 23.00 64.00 1.67 193.774 3194 1781 1400 110 18

1782 546 - ALİ ELAHMET
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / C 4 14 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 4 1.67 2 12 -2.00 5 10 1.67 18.00 56.00 -0.66 193.737 3195 1782 1401 106 18

1783 96 - HAMDULAH AKAY
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / 0 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 193.685 3196 1783 1402 24 1

1784 29 - MEDİNE EREN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 9 11 5.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 5 0.33 3 17 -2.67 3 17 -2.67 20.00 67.00 -2.35 193.661 3197 1784 1403 41 20

1785 202 - MEHMET AKTÜRK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 3 17 -2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.01 193.610 3198 1785 1404 115 18

1786 1044 - BERAT BARAN CENGİZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 3 17 -2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 16 -2.33 7 13 2.67 23.00 66.00 1.00 193.493 3199 1786 382 219 25

1787 334 - BAHAR ÖZDEMİR
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 18.00 52.00 0.67 193.334 3200 1787 1405 88 13

1788 322 - MERYEM İHHAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.01 193.302 3201 1788 1406 127 27

1789 3 - SEMA YILDIZ
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / B 3 11 -0.67 0 3 -1.00 2 3 1.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 5.00 22.00 -2.34 193.277 3202 1789 1407 62 24

1790 220 - YASİN SALHAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / C 5 15 0.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 24.00 66.00 1.99 193.218 3203 1790 1408 116 19

1791 459 - HASAN AYDIN
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 193.157 3204 1791 1409 55 35

1792 2735 - MELİK DEMİR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 192.847 3206 1792 383 220 21

1793 187 - SEFA DOĞAN ŞAHİN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 4 8 1.33 2 6 0.00 2 4 0.67 0 4 -1.33 1 10 -2.33 3 9 0.00 12.00 41.00 -1.66 192.826 3207 1793 1410 42 21

1794 282 - NİSANUR KUDAY
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 2 11 -1.67 4 3 3.00 4 5 2.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 2 10 -1.33 14.00 38.00 1.33 192.697 3208 1794 1411 58 21

1795 186 - ÇAĞNUR DEMİRCAN
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 7 13 2.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.66 192.606 3209 1795 1412 43 22

1796 17 - HİRANUR AYDIN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 3 9 0.00 2 6 0.00 3 3 2.00 1 8 -1.67 1 8 -1.67 3 9 0.00 13.00 43.00 -1.34 192.575 3210 1796 1413 76 29

1797 487 - AEYNEP MUSA
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / A 5 15 0.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 6 1.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 16.00 52.00 -1.33 192.506 3211 1797 384 74 18

1798 698 - MUHAMMED KALKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 3 -1.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 15.00 58.00 -4.34 192.479 3212 1798 1414 111 28

1799 73 - RUKEN DEMİR
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 0 7 -2.33 1 4 -0.33 8 2 7.33 0 7 -2.33 0 4 -1.33 3 9 0.00 12.00 33.00 1.01 192.427 3213 1799 1415 77 30

1800 519 - HİRANUR ÇİFÇİ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 2 17 -3.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 13 1.67 17.00 61.00 -3.33 192.404 3214 1800 385 75 14

1801 0 - GANİVAR KILINC
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 4 5 2.33 0 6 -2.00 0 6 -2.00 3 4 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 10.00 38.00 -2.67 192.388 3215 1801 1416 39 26

1802 409 - ZİLAN KASSAP
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 5 10 1.67 2 4 0.67 2 4 0.67 0 5 -1.67 1 13 -3.33 4 10 0.67 14.00 46.00 -1.32 192.381 3216 1802 1417 63 14

1803 272 - MUHAMMED GÜLDAĞ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 192.379 3217 1803 1418 69 14

1804 124 - BAHOZ İLHAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 192.346 3218 1804 386 221 23

1805 2074 - ŞÜKRAN NEBİOĞLU
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 2 15 -3.00 2 6 0.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 13.00 37.00 0.67 192.264 3219 1805 387 222 18

1806 929 - BÜNYAMİNDU*ANN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 15 -1.00 21.00 68.00 -1.67 192.259 3220 1806 388 223 20

1807 62 - DİLARA DEMİR
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 5 14 0.33 3 5 1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 16 -5.33 7 13 2.67 22.00 61.00 1.66 191.741 3221 1807 1419 44 22

1808 224 - SEYDOŞ ABURCU
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 1 15 -4.00 1 5 -0.67 3 5 1.33 3 3 2.00 4 10 0.67 4 12 0.00 16.00 50.00 -0.67 191.586 3222 1808 1420 89 11

1809 111 - BERFİN ABIŞKA
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 2 15 -3.00 1 9 -2.00 5 4 3.67 0 8 -2.67 4 13 -0.33 6 13 1.67 18.00 62.00 -2.66 191.394 3224 1809 389 76 15

1810 0 - YAĞMUR KAYA
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 1 12 -3.00 19.00 64.00 -2.34 191.350 3225 1810 1421 68 29

1811 0 - SALİH ORAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 6 0.00 1 1 0.67 3 11 -0.67 2 7 -0.33 14.00 48.00 -2.00 191.332 3226 1811 1422 70 20

1812 656 - ESRA YAVUZ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / D 3 8 0.33 0 6 -2.00 6 4 4.67 1 2 0.33 0 3 -1.00 2 14 -2.67 12.00 37.00 -0.34 191.180 3227 1812 1423 150 29

1813 2242 - MALVA ALO
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 2 18 -4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 6 1.00 5 15 0.00 7 13 2.67 20.00 69.00 -3.00 191.151 3228 1813 390 224 27



ÖĞRENCİ LİSTESİ - İL - LGS 2022 Son GÜNCEL SIRALI

İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1814 22 - ENES ABİ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 3 17 -2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 2 18 -4.00 23.00 67.00 0.66 191.039 3229 1814 1424 151 29

1815 653 - ZELAL AYDIN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 3 13 -1.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 1 2 0.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 6.00 25.00 -2.33 190.983 3230 1815 391 225 23

1816 0 - ABDULLAH KALKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 190.907 3231 1816 392 226 26

1817 325 - SERHAT KUDAY
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / C 5 14 0.33 3 5 1.33 5 4 3.67 2 5 0.33 1 14 -3.67 3 10 -0.33 19.00 52.00 1.66 190.863 3232 1817 1425 64 18

1818 123 - MEHMET ERMİŞ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 4 9 1.00 1 4 -0.33 1 5 -0.67 0 8 -2.67 3 9 0.00 1 9 -2.00 10.00 44.00 -4.67 190.819 3233 1818 1426 69 30

1819 246 - HİLALNUR KEREN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 5 0.33 5 15 0.00 16.00 61.00 -4.34 190.756 3235 1819 1427 70 17

1820 330 - EIİF ESEN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 2 18 -4.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 7 13 2.67 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 190.743 3236 1820 1428 111 21

1821 281 - ROJİN MARIK
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 5 14 0.33 2 7 -0.33 2 7 -0.33 1 8 -1.67 2 14 -2.67 6 13 1.67 18.00 63.00 -3.00 190.669 3237 1821 1429 56 20

1822 621 - SEDANUR DENGİZ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 6 -1.00 0 6 -2.00 3 17 -2.67 18.00 55.00 -0.34 190.654 3238 1822 1430 107 18

1823 257 - MUHAMMED BORA
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.67 190.590 3239 1823 1431 71 15

1824 22 - OZANSER ANORAL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 8 12 4.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 19 -5.33 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.66 190.534 3240 1824 393 227 22

1825 822 - HAMZA AYDIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 13 -0.33 20.00 62.00 -0.65 190.532 3241 1825 1432 128 20

1826 214 - HUMEYRA ÖNER
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 2 12 -2.00 1 6 -1.00 5 2 4.33 1 5 -0.67 2 12 -2.00 4 9 1.00 15.00 46.00 -0.34 190.416 3242 1826 1433 45 23

1827 136 - ECRİN KAVAN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 6 13 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 13 -4.33 11.00 41.00 -2.66 190.406 3243 1827 1434 129 9

1828 504 - MAHMUT ÖZTÜRK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.34 190.405 3244 1828 1435 117 20

1829 486 - SERCAN ELİTAŞ
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 19 -5.33 14.00 46.00 -1.34 189.794 3245 1829 1436 90 14

1830 152 - ÖMER EKTİREN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 4 16 -1.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 21.00 68.00 -1.65 189.717 3246 1830 1437 72 21

1831 103 - HİLAL KILIÇ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 7 13 2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.67 189.670 3247 1831 1438 25 21

1832 0 - BÜŞRA AYDIN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 0 20 -6.67 0 2 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 3 7 0.67 8 12 4.00 13.00 49.00 -3.34 189.645 3248 1832 1439 118 17

1833 966 - FİCAN CEYLAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 2 18 -4.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 189.616 3249 1833 394 228 24

1834 79 - BEDRİYE EMENER
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 5 15 0.00 6 4 4.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 2 18 -4.00 23.00 67.00 0.68 189.613 3250 1834 1440 73 22

1835 207 - HARUN ABURCU
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 3 17 -2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 2 0.33 3 17 -2.67 18.00 55.00 -0.35 189.288 3252 1835 1441 78 23

1836 486 - HİLANUR VURAL
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 4 14 -0.67 3 5 1.33 1 8 -1.67 0 4 -1.33 0 5 -1.67 5 13 0.67 13.00 49.00 -3.34 189.166 3253 1836 1442 112 28

1837 734 - MEHMET ÖNDER
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 2 16 -3.33 1 4 -0.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 0 1 -0.33 4 8 1.33 11.00 42.00 -2.99 189.138 3254 1837 1443 59 20

1838 149 - İBRAHİM HALİL AYAV
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 19 -6.33 5 15 0.00 22.00 66.00 0.00 189.109 3255 1838 1444 65 15

1839 28 - BARAN AYDINZ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 4 15 -1.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 3 14 -1.67 4 14 -0.67 18.00 57.00 -1.00 189.092 3257 1839 1445 113 29

1840 772 - MUSTAFA TEKİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 2 18 -4.00 17.00 73.00 -7.33 188.809 3259 1840 1446 130 28

1841 337 - MEHMET ÇALGICI
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 13 -0.33 20.00 67.00 -2.33 188.731 3261 1841 1447 46 24

1842 156 - AYŞE ABDULLAH
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 0 20 -6.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 6 14 1.33 18.00 52.00 0.66 188.667 3262 1842 1448 63 13

1843 0 - BÜŞRA KAHRAMAN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 14 0.33 4 15 -1.00 20.00 68.00 -2.68 188.575 3263 1843 1449 66 18

1844 0 - GÜ LÇİN LİAM
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 188.482 3264 1844 1450 67 16

1845 0 - DİVAN GÜR
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 2 18 -4.00 2 6 0.00 2 5 0.33 0 2 -0.67 3 10 -0.33 5 10 1.67 14.00 51.00 -3.00 188.395 3265 1845 1451 119 13

1846 485 - S A R Y A A V C I
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 4 16 -1.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 18.00 72.00 -5.99 188.201 3266 1846 1452 131 24

1847 2645 - VİYAN ALHAJJI
ARTUKLU - MEHMETÇİK 6 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.01 188.192 3267 1847 395 229 1

1848 131 - HACER AKIN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / F 3 17 -2.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 16.00 54.00 -2.00 188.073 3268 1848 1453 132 10

1849 1073 - CEMİLTEKİN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 4 16 -1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 6 0.00 2 18 -4.00 9 11 5.33 19.00 69.00 -4.00 187.929 3269 1849 396 230 21

1850 0 - MUSTAFA YIĞIT
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / 0 6 14 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 13 -2.33 1 6 -1.00 13.00 49.00 -3.33 187.830 3271 1850 1454 64 1

1851 0 - BÜNYAMİN DOĞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 17.00 63.00 -4.00 187.675 3272 1851 1455 120 14

1852 105 - YUSUF EMRE YAMAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 187.610 3273 1852 397 231 22

1853 3 - HÜSEYİN AKSU
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 5 1.33 3 14 -1.67 3 17 -2.67 22.00 63.00 1.00 187.539 3274 1853 1456 112 25

1854 102 - DENİZ OSSO
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 6 11 2.33 4 5 2.33 3 7 0.67 2 6 0.00 2 14 -2.67 1 14 -3.67 18.00 57.00 -1.01 187.538 3275 1854 1457 91 12

1855 2196 - BURAKSERTKAYA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / H 4 12 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 15 0.00 3 17 -2.67 18.00 68.00 -4.66 187.424 3277 1855 398 232 21

1856 2031 - ECRİN NUR DOGRU
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 2 18 -4.00 22.00 68.00 -0.67 187.265 3279 1856 399 233 19

1857 4 - TAHİR BEKLER
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 5 15 0.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 1 19 -5.33 19.00 69.00 -4.00 186.867 3280 1857 400 91 16

1858 16 - MUHAMMED KEREN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 2 18 -4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 3 15 -2.00 22.00 66.00 0.00 186.436 3283 1858 1458 71 18

1859 93 - DAMLA TUANA BOZAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 1 19 -5.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 17.00 63.00 -4.00 186.389 3284 1859 1459 74 23

1860 83 - DUYGU SÜMER
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 4 15 -1.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 6 -1.00 1 7 -1.33 3 16 -2.33 17.00 56.00 -1.66 185.962 3285 1860 1460 79 26

1861 29 - NURETTİN AHMET
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 1 4 -0.33 0 3 -1.00 2 4 0.67 1 0 1.00 0 6 -2.00 1 6 -1.00 5.00 23.00 -2.66 185.944 3286 1861 1461 57 21

1862 494 - ÖZGUR ERGÜ*EN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / A 3 8 0.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 19 -5.33 6 14 1.33 20.00 60.00 -0.01 185.839 3288 1862 1462 113 26
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İL SINAV ADI KATILIMLAR
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1863 347 - ELİF KESEN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 4 13 -0.33 5 3 4.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 3 15 -2.00 3 16 -2.33 19.00 62.00 -1.66 185.834 3289 1863 401 92 19

1864 38 - MUHAMMED HIDIR
KIZILTEPE - İBRAHİM ÖZ 8 / C 2 18 -4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.00 185.677 3290 1864 1463 65 14

1865 471 - ÖZLEM MALGİR
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 2 18 -4.00 3 7 0.67 5 2 4.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 3 12 -1.00 14.00 44.00 -0.67 185.653 3291 1865 1464 114 20

1866 2093 - EMİNE DENİZ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / K 1 15 -4.00 1 6 -1.00 4 2 3.33 2 1 1.67 3 9 0.00 2 10 -1.33 13.00 43.00 -1.33 185.616 3292 1866 402 234 24

1867 155 - YAHYA KURŞUN
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 2 9 -1.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 3 1.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 16.00 60.00 -4.00 185.606 3293 1867 1465 26 22

1868 40 - RÜZGAR ÇAM
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 2 1.33 6 14 1.33 2 18 -4.00 19.00 65.00 -2.67 185.500 3294 1868 1466 115 19

1869 573 - NUPELDANUR AKCAN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 1 13 -3.33 1 5 -0.67 3 4 1.67 2 3 1.00 0 2 -0.67 2 7 -0.33 9.00 34.00 -2.33 185.467 3295 1869 1467 72 31

1870 487 - CEMİL ÖKMEN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 185.307 3296 1870 1468 121 15

1871 108 - ENES ETE
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 3 17 -2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 18.00 72.00 -6.00 185.237 3297 1871 1469 80 24

1872 295 - ELİF BADAY
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 2 18 -4.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 5 0.33 0 0 0.00 4 8 1.33 11.00 48.00 -5.01 185.073 3298 1872 1470 114 23

1873 38 - ABDURAHMAN UĞUR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / L 6 14 1.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 185.036 3299 1873 403 235 28

1874 206 - İLHAMİ GÜMÜŞ
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 2 8 -0.67 1 3 0.00 3 3 2.00 0 6 -2.00 1 7 -1.33 1 8 -1.67 8.00 35.00 -3.67 184.952 3300 1874 1471 40 27

1875 261 - ABDULKADİR AKGÜN
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 5 15 0.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.33 184.805 3301 1875 1472 92 13

1876 182 - EVİN BAŞBOĞA
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / B 1 14 -3.67 2 4 0.67 1 7 -1.33 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 28.00 -4.33 184.540 3304 1876 1473 93 14

1877 290 - MUHAMMED ARCI
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / C 7 13 2.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 8 -2.67 2 18 -4.00 4 16 -1.33 19.00 69.00 -4.00 184.336 3305 1877 404 93 17

1878 1458 - TEVFİ*VURAL
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 183.949 3307 1878 405 236 25

1879 0 - ENES GÖKÇEN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 18.00 71.00 -5.67 183.794 3308 1879 406 77 13

1880 318 - MUHAMMED DOĞAN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 18.00 71.00 -5.66 183.787 3309 1880 1474 75 14

1881 249 - ERCAN BEKEN
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / E 3 17 -2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 19 -5.33 8 12 4.00 22.00 68.00 -0.67 183.751 3310 1881 407 94 14

1882 453 - EDİBE BURAK
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 3 16 -2.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 3 5 1.33 3 14 -1.67 2 14 -2.67 19.00 58.00 -0.34 182.963 3312 1882 1475 116 21

1883 294 - MEHMET ÇELİK
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 2 18 -4.00 0 10 -3.33 6 4 4.67 1 0 1.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 13.00 48.00 -2.99 182.762 3313 1883 1476 122 16

1884 10 - MUHAMMED SAĞLAM
KIZILTEPE - SAKALAR OR 8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 0 10 -3.33 6 4 4.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.66 182.734 3314 1884 1477 58 22

1885 804 - YUSUF ÖTÜN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 1 12 -3.00 1 5 -0.67 2 5 0.33 1 3 0.00 4 10 0.67 2 13 -2.33 11.00 48.00 -5.00 182.249 3315 1885 1478 115 30

1886 152 - ÖZNUR EFE
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / B 5 15 0.00 1 8 -1.67 4 5 2.33 0 3 -1.00 3 12 -1.00 2 16 -3.33 15.00 59.00 -4.67 182.158 3316 1886 1479 47 25

1887 747 - YUNUŞ ÖKMEN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 2 5 0.33 0 5 -1.67 1 4 -0.33 0 5 -1.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 11.00 51.00 -6.01 182.133 3317 1887 1480 60 19

1888 353 - MUHAMMET SELİM DOLU
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / A 4 14 -0.67 0 9 -3.00 2 4 0.67 0 0 0.00 2 12 -2.00 4 13 -0.33 12.00 52.00 -5.33 182.100 3318 1888 1481 108 22

1889 0 - MAZLUM ARSU
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 19.00 71.00 -4.66 181.795 3321 1889 1482 68 16

1890 776 - VEYSEL YAKIŞANN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / D 3 17 -2.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.67 181.761 3322 1890 1483 116 31

1891 147 - NEHİR ÖZCAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 18.00 72.00 -6.00 181.440 3324 1891 1484 117 22

1892 1316 - ROJİN GÖKDEMİR
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 1 19 -5.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 5 15 0.00 6 14 1.33 18.00 71.00 -5.67 181.216 3325 1892 408 237 27

1893 379 - İBRAHİM Çİ Çİ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 17.00 73.00 -7.33 180.963 3327 1893 409 78 14

1894 522 - ÜMMÜGÜLSÜM GÜVEN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 2 18 -4.00 1 8 -1.67 3 6 1.00 1 7 -1.33 4 16 -1.33 6 13 1.67 17.00 68.00 -5.66 180.671 3328 1894 1485 117 19

1895 53 - ZEYNEP KILINÇ
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 4 15 -1.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 10 -2.33 2 16 -3.33 18.00 59.00 -1.66 180.626 3329 1895 1486 48 23

1896 532 - ABDULVAHAP ÇAKI
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / A 5 14 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 19.00 70.00 -4.33 180.130 3330 1896 410 238 24

1897 643 - MER ALİ TOKAY
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 16 -2.33 5 11 1.33 17.00 68.00 -5.67 179.907 3331 1897 1487 123 17

1898 16 - **A
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / D 7 12 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 17 -3.67 3 17 -2.67 18.00 70.00 -5.34 179.864 3332 1898 1488 69 17

1899 1 - YUSUF KAYMAZ
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 3 17 -2.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 19.00 71.00 -4.67 179.860 3333 1899 411 95 11

1900 0 - D A V U T T E K İ N
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 4 8 1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 17 -3.67 4 15 -1.00 16.00 64.00 -5.33 179.638 3334 1900 1489 133 21

1901 285 - HARUN ÖNEN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / B 4 10 0.67 2 5 0.33 3 5 1.33 2 2 1.33 0 14 -4.67 3 13 -1.33 14.00 49.00 -2.34 179.398 3335 1901 1490 70 17

1902 527 - VİYAN ASEMETOĞLU
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 0 7 -2.33 0 16 -5.33 5 14 0.33 17.00 64.00 -4.34 179.361 3336 1902 1491 152 24

1903 657 - ERDEM KALKAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / E 3 16 -2.33 2 3 1.00 1 5 -0.67 2 5 0.33 0 13 -4.33 6 11 2.33 14.00 53.00 -3.67 179.239 3338 1903 412 239 23

1904 412 - SEZGİN DİNÇ
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / B 2 10 -1.33 2 6 0.00 3 4 1.67 0 0 0.00 1 10 -2.33 2 12 -2.00 10.00 42.00 -3.99 178.630 3341 1904 1492 109 19

1905 286 - ZEYNEP ELALİ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 2 18 -4.00 17.00 73.00 -7.34 178.546 3342 1905 1493 134 23

1906 97 - İBRAHİMYIM AZ
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / B 3 11 -0.67 1 6 -1.00 1 9 -2.00 2 4 0.67 2 18 -4.00 5 11 1.33 14.00 59.00 -5.67 178.450 3343 1906 1494 81 27

1907 203 - YUSUF ÇEÇEN
KIZILTEPE - EYMİRLİ OR 8 / A 0 10 -3.33 0 0 0.00 6 3 5.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 0 7 -2.33 6.00 25.00 -2.33 178.362 3344 1907 1495 41 28

1908 255 - CANSU KAHRAMAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / E 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 17.00 73.00 -7.33 178.153 3345 1908 1496 124 18

1909 481 - EMİNE AKINCI
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / A 4 14 -0.67 1 4 -0.33 5 3 4.00 1 7 -1.33 0 12 -4.00 3 12 -1.00 14.00 52.00 -3.33 178.011 3346 1909 1497 61 22

1910 127 - ABDULHAL* KERSE
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 177.962 3347 1910 1498 82 25

1911 246 - MEHMET AYDIN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 3 13 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 1 -0.33 3 10 -0.33 1 12 -3.00 10.00 53.00 -7.66 177.019 3349 1911 1499 76 16
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İL SINAV ADI KATILIMLAR
İL GENEL

Mardin Oksijen LGS Kurumsal Deneme 5 (TG) 1955 3397

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2022 Son GÜNCELGenel İl İlçe Okul Sınıf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.89 9.16 5.84 4.86 3.82 3.59 6.67 2.69 5.78 4.06 3.07 3.03 5.06 6.25 2.98 8.73 8.48 5.91 38.28 33.46 27.12 279.796

İl Ortalaması 6.92 10.97 3.26 3.73 4.79 2.13 5.86 3.57 4.67 2.42 3.94 1.11 3.26 7.32 0.82 6.57 10.03 3.22 28.75 40.61 15.22 241.863

1912 2672 - YAZGÜL ALTUĞ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 3 12 -1.00 2 4 0.67 2 3 1.00 2 3 1.00 3 17 -2.67 2 15 -3.00 14.00 54.00 -4.00 176.088 3350 1912 413 240 20

1913 486 - ÇEÇANİ ACAR
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 0 14 -4.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 12 -2.00 4 13 -0.33 16.00 59.00 -3.67 176.050 3351 1913 414 79 15

1914 396 - CELAL ÖNDER
KIZILTEPE - MEZOPOTAMY 8 / F 7 13 2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 16.00 74.00 -8.66 175.976 3352 1914 1500 94 14

1915 2724 - JULYA ALBURJ
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 16.00 73.00 -8.34 175.960 3353 1915 415 241 23

1916 772 - NURETTİN CUCİ
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 2 18 -4.00 17.00 73.00 -7.33 175.200 3354 1916 1501 153 30

1917 125 - KÜBRA ASLAN
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / İ 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 12 -4.00 2 12 -2.00 16.00 60.00 -4.00 175.131 3355 1917 1502 154 14

1918 170 - ROZERİN ALAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / A 3 17 -2.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 2 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 15.00 61.00 -5.33 174.917 3356 1918 1503 118 20

1919 592 - MUHAMMEDNUR YAMAN
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / E 3 17 -2.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.67 174.855 3357 1919 1504 118 22

1920 334 - BARAN EROL
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / D 3 16 -2.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 3 1.00 2 18 -4.00 2 17 -3.67 21.00 62.00 0.33 174.820 3358 1920 416 96 20

1921 331 - ÖMER ÇİMEN
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 1 19 -5.33 4 16 -1.33 18.00 69.00 -5.00 174.636 3359 1921 1505 77 15

1922 287 - YUNUS EMRE ÇELİK
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 7 13 2.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 2 18 -4.00 16.00 74.00 -8.67 174.495 3360 1922 1506 78 17

1923 152 - VEDAT KILIÇ
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 6 -2.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 17.00 69.00 -6.00 174.025 3362 1923 1507 27 23

1924 15 - ENVER YILMAZ
KIZILTEPE - BORSA İSTA 8 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 3 1.00 0 12 -4.00 6 14 1.33 15.00 62.00 -5.68 173.893 3363 1924 1508 119 20

1925 31200 - EY * RL R
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / A 1 12 -3.00 1 6 -1.00 1 7 -1.33 4 5 2.33 1 5 -0.67 1 12 -3.00 9.00 47.00 -6.67 173.276 3364 1925 1509 79 24

1926 750 - ELİF NUR EROĞLU
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / B 2 14 -2.67 2 6 0.00 2 6 0.00 3 7 0.67 2 15 -3.00 4 14 -0.67 15.00 62.00 -5.67 173.217 3365 1926 1510 62 21

1927 411 - NARİN BİLEN
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / E 2 18 -4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 16.00 74.00 -8.66 172.851 3366 1927 417 80 16

1928 75 - YAREN ÖZER
KIZILTEPE - SELAHADDİN 8 / A 5 14 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 2 18 -4.00 19.00 70.00 -4.34 172.561 3367 1928 1511 49 24

1929 526 - B E R A T E M L E K
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / F 1 19 -5.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 17.00 73.00 -7.33 172.287 3368 1929 418 97 12

1930 344 - İSHAK ERYILMAZ
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / B 1 10 -2.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 3 -1.00 0 4 -1.33 3 14 -1.67 7.00 48.00 -9.00 172.102 3369 1930 1512 119 24

1931 0 - * **
KIZILTEPE - EŞME ORTA 8 / İ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 2 18 -4.00 5.00 35.00 -6.67 171.982 3370 1931 1513 28 3

1932 155 - ZEHRA KAPAN
KIZILTEPE - İSTİKLAL O 8 / C 3 14 -1.67 1 8 -1.67 1 3 0.00 2 5 0.33 1 14 -3.67 4 13 -0.33 12.00 57.00 -7.01 171.657 3372 1932 1514 63 20

1933 48100 - ZAHİDE İĞAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / F 1 19 -5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 17.00 73.00 -7.33 170.719 3373 1933 1515 125 23

1934 142 - BEŞİRE ATAN
KIZILTEPE - MEHMET EMİ 8 / C 4 16 -1.33 1 5 -0.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 10.00 54.00 -8.00 170.265 3374 1934 1516 83 31

1935 73 - İBRAHİM KARAASLAN
KIZILTEPE - VATAN ORTA 8 / K 3 17 -2.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 -4.00 8.00 52.00 -9.33 169.953 3375 1935 1517 110 12

1936 689 - Ü* E N M*N G
ARTUKLU - TURGUT ÖZA 8 / B 1 19 -5.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 17.00 73.00 -7.34 169.174 3377 1936 419 98 20

1937 282 - SILA EKE
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / C 3 14 -1.67 1 4 -0.33 5 2 4.33 1 5 -0.67 0 13 -4.33 3 16 -2.33 13.00 54.00 -5.00 169.067 3378 1937 1518 135 25

1938 671 - MUHAMMET ELİŞ
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 0 20 -6.67 18.00 72.00 -6.00 168.604 3379 1938 1519 126 18

1939 378 - DELAL İÇTEN
KIZILTEPE - ANAFARTALA 8 / A 3 16 -2.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 2 18 -4.00 2 17 -3.67 19.00 69.00 -3.99 168.541 3380 1939 1520 71 19

1940 59 - ELİF BEYDÜZ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 5 13 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 1 19 -5.33 18.00 70.00 -5.33 168.481 3381 1940 1521 73 32

1941 388 - EYÜP KILINÇ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / D 1 19 -5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 18.00 72.00 -5.99 167.881 3382 1941 420 81 15

1942 52 - YEŞİM TAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 2 18 -4.00 17.00 73.00 -7.34 167.445 3383 1942 1522 127 25

1943 668 - ENES BİLGİN
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / A 1 19 -5.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 17.00 73.00 -7.33 167.199 3384 1943 1523 136 29

1944 542 - YUSUF KAYMAZ
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 3 17 -2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 1 19 -5.33 5 15 0.00 18.00 71.00 -5.67 167.091 3385 1944 1524 74 33

1945 521 - JİNDA BULUŞ
ARTUKLU - MEHMET DOĞ 8 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 19 -5.33 4 16 -1.33 18.00 72.00 -5.99 167.053 3386 1945 421 82 16

1946 0 - BERFİN ERDİN
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / A 5 15 0.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 2 18 -4.00 15.00 75.00 -10.00 166.018 3387 1946 1525 75 34

1947 337 - HALA GEZAVİ
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 1 19 -5.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 16 -2.33 5 14 0.33 15.00 73.00 -9.34 165.523 3388 1947 1526 80 18

1948 8 - İBRAHİM BAŞARAN
KIZILTEPE - MİSAKİ MİL 8 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 4 16 -1.33 16.00 74.00 -8.67 163.918 3389 1948 1527 128 19

1949 234 - EYÜP KURT
KIZILTEPE - DİCLE  ORT 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 2 18 -4.00 14.00 76.00 -11.34 162.870 3390 1949 1528 76 19

1950 159 - N *ŞİN EMİŞ
KIZILTEPE - ADNAN MEND 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 19 -5.33 4 16 -1.33 17.00 73.00 -7.33 161.196 3391 1950 1529 137 22

1951 526 - ABDULSAMETSERTKAYA
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / G 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 0 20 -6.67 15.00 75.00 -10.00 159.534 3393 1951 422 242 21

1952 1 - MUHAMMED MEIIE HÜS Y
KIZILTEPE - SÜLEYMAN D 8 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 3 17 -2.67 14.00 76.00 -11.33 159.419 3394 1952 1530 155 31

1953 1198 - ERKAN ERCAN
ARTUKLU - MEHMETÇİK 8 / F 2 18 -4.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 14.00 66.00 -8.00 158.932 3395 1953 423 243 28

1954 119 - BERİTAN ÖZKAN
KIZILTEPE - SITKI TÜRK 8 / C 1 19 -5.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 13.00 77.00 -12.68 152.737 3396 1954 1531 120 29

1955 227 - HAMZA DİNÇER
KIZILTEPE - İNKILAP OR 8 / B 2 18 -4.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 20 -6.67 1 19 -5.33 8.00 82.00 -19.33 125.939 3397 1955 1532 81 19


